
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

1 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 40 0 40,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 117 3 116,25 488,525 37

2 12003 ELİF ÖZBEK 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 116 4 115,00 485,013 52

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 39 1 38,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 116 4 115,00 484,963 60

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 116 4 115,00 484,963 60

5 12004 ELİF ECE ŞEN 12 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 115 5 113,75 481,300 94

6 12343 RAMAZAN EFE 12 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 114 6 112,50 477,950 113

7 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 39 1 38,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 114 6 112,50 477,413 138

8 12020 DİLA NUR CAN 12B 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 113 6 111,50 474,505 164

9 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,125 262

10 0 İDİL ONAT 12D 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 112 8 110,00 470,025 265

11 12216 AYLİN BORA 12 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 1 3,75 111 8 109,00 466,965 329

12 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 111 9 108,75 466,263 364

13 12219 EMİR TÜRKMEN 12L 38 2 37,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 111 9 108,75 466,150 374

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 9 107,75 463,343 427

15 12045 SEMİH BULUT 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 110 10 107,50 462,588 476

16 12126 ULAŞ KUKUL 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 110 10 107,50 462,488 489

17 6810 ENES SARGIN 12A 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 110 10 107,50 462,263 513

18 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 36 0 36,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 2 23,50 9 0 9,00 7 0 7,00 6 0 6,00 6 0 6,00 107 2 106,50 459,710 577

19 11190 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 109 11 106,25 458,975 614

20 13050 TALHA YILDIRIM -M 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 108 12 105,00 455,250 755

21 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 108 12 105,00 454,988 772

22 12427 BERAT CİVELEK 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 3 3 2,25 108 12 105,00 454,938 777

23 12024 ZEYNEP POLAT 12D 39 1 38,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 7 0 7,00 3 4 2,00 5 1 4,75 108 12 105,00 454,613 807

24 12073 EREN DAĞDELEN 12Y 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 107 12 104,00 452,410 866

25 13118 SILA CÖMERT -MA 38 1 37,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 107 12 104,00 451,773 898

26 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 107 13 103,75 451,588 914

27 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 107 13 103,75 451,113 959

28 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 40 0 40,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 3 4 2,00 3 3 2,25 107 13 103,75 450,525 987

29 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 106 13 102,75 448,428 1040
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

30 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 38 2 37,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 106 13 102,75 447,980 1074

31 12028 ONUR KULAN 12A 39 1 38,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 106 14 102,50 447,013 1146

32 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 38 2 37,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 0 8,00 7 0 7,00 5 2 4,50 4 1 3,75 105 11 102,25 446,530 1155

33 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 5 1 4,75 2 3 1,25 105 13 101,75 444,993 1214

34 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 36 3 35,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 105 14 101,50 444,498 1235

35 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 105 15 101,25 443,825 1275

36 17009 EMİR AKL -M 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 105 15 101,25 443,413 1299

37 11077 AHMETHAN DOĞANAY 11 36 4 35,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 9 1 8,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 1 2,75 104 12 101,00 442,900 1326

38 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 2 4 1,00 104 16 100,00 439,688 1497

39 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 103 14 99,50 438,803 1540

40 12165 ARDA BULDU 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 103 14 99,50 438,378 1553

41 12179 MERİÇ ATALAY 12 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 103 16 99,00 436,930 1625

42 11025 SENA   34 4 33,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 102 13 98,75 436,485 1657

43 12047 HKAAN SUZAK 12 36 4 35,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 103 17 98,75 436,175 1678

44 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 9 0 9,00 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 102 13 98,75 435,993 1696

45 12116 ONUR AVA 12 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 102 15 98,25 435,678 1712

46 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 38 2 37,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 8 1 7,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 1 2,75 101 13 97,75 432,710 1879

47 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 102 18 97,50 432,250 1908

48 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 32 5 30,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 100 14 96,50 430,033 2015

49 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 36 4 35,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 100 14 96,50 429,490 2050

50 12176 UĞUR AKGÜN 12A 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 1 4 0,00 100 15 96,25 429,090 2087

51 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 39 1 38,75 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 8 0 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 5 0 5,00 99 11 96,25 428,208 2140

52 12263 İDİL SU DEVECİ 12 39 0 39,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 24 3 23,25 8 0 8,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 99 11 96,25 428,025 2146

53 12244 MUHAMMED POLAT 12A 36 3 35,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 1 1,75 99 13 95,75 427,113 2189

54 13071 SERAY AŞIK -M 37 3 36,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 6 1 5,75 5 1 4,75 3 3 2,25 100 17 95,75 426,963 2197

55 13102 BERİVAN AÇAR -M 35 4 34,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 3 23,25 10 0 10,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 99 15 95,25 425,735 2267

56 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 34 5 32,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 1 26,75 9 1 8,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 1 3,75 99 16 95,00 425,063 2312

57 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 36 3 35,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 6 1 5,75 3 3 2,25 2 3 1,25 99 16 95,00 424,688 2338

58 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 10 0 10,00 7 0 7,00 5 0 5,00 1 3 0,25 98 14 94,50 423,915 2389
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

59 13017 CEYDA KOTLUCA -M 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 6 3 5,25 6 1 5,75 5 2 4,50 2 3 1,25 99 19 94,25 422,870 2442

60 12131 İSMAİL ATICI 12A 34 4 33,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 9 0 9,00 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 97 12 94,00 422,010 2500

61 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 35 4 34,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 27 3 26,25 10 0 10,00 4 3 3,25 5 1 4,75 2 4 1,00 98 19 93,25 419,555 2659

62 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 37 2 36,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 23 3 22,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 0 6,00 3 2 2,50 97 15 93,25 419,490 2664

63 12237 ENES ARICI 12 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 26 2 25,50 6 0 6,00 3 4 2,00 5 1 4,75 3 2 2,50 97 15 93,25 419,273 2681

64 12096 NAZMİ 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 21 4 20,00 8 1 7,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 97 16 93,00 419,123 2688

65 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 37 2 36,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 28 2 27,50 7 0 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 2 1 1,75 96 12 93,00 418,465 2730

66 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12 37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 97 16 93,00 418,368 2734

67 12090 HAM * DOĞRU 12 34 5 32,75 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 7 0 7,00 4 3 3,25 2 3 1,25 97 17 92,75 418,308 2742

68 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 39 1 38,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 0 27,00 6 0 6,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 95 8 93,00 418,123 2757

69 12383 MERT AKALIN 12 36 3 35,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 8 20,00 8 2 7,50 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 97 20 92,00 415,768 2899

70 12141 EMİR NİŞLİ 12M 36 3 35,25 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 4 1 3,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 96 16 92,00 415,668 2906

71 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 35 1 34,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 8 1 7,75 6 0 6,00 5 2 4,50 4 0 4,00 95 13 91,75 415,148 2945

72 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 36 3 35,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 26 1 25,75 9 1 8,75 5 1 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 96 17 91,75 414,883 2960

73 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 32 8 30,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 10 0 10,00 5 1 4,75 5 1 4,75 3 3 2,25 96 19 91,25 414,145 3016

74 13052 EFE DAĞDELEN -M 36 4 35,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 3 4 2,00 1 0 1,00 96 18 91,50 414,080 3026

75 12070 RANA ŞANLI 12 33 5 31,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 96 20 91,00 413,153 3082

76 12018 BURAK KAYGISIZ 12 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 96 20 91,00 412,853 3100

77 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 35 4 34,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 7 0 7,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 3 2,25 94 13 90,75 412,115 3147

78 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 38 2 37,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 9 0 9,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 95 17 90,75 411,790 3191

79 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 26 2 25,50 10 0 10,00 7 0 7,00 4 2 3,50 1 3 0,25 95 18 90,50 411,353 3221

80 0 ELİF CEVHER 12 36 4 35,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 24 5 22,75 7 1 6,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 95 20 90,00 409,750 3330

81 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 34 5 32,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 0 27,00 10 0 10,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 3 1,25 94 19 89,25 407,588 3463

82 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 34 3 33,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 9 0 9,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 91 10 88,50 405,148 3656

83 16006 SENA DOĞAN -M 36 3 35,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 6 0 6,00 2 1 1,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 91 10 88,50 404,938 3678

84 12087 ADİLE ÇAKIR 12 33 7 31,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 25 3 24,25 10 0 10,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 94 23 88,25 404,903 3683

85 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 35 4 34,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 2 20,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 92 16 88,00 403,900 3761

86 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 35 5 33,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 26 0 26,00 5 0 5,00 4 2 3,50 4 1 3,75 2 0 2,00 91 12 88,00 403,743 3774

87 11016 SENA ŞENKUL 11 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 7 0 7,00 5 1 4,75 3 4 2,00 2 4 1,00 93 20 88,00 403,520 3792
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

88 0 İHSAN ÇETİN 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 8 1 7,75 6 1 5,75 5 2 4,50 1 3 0,25 93 20 88,00 403,468 3797

89 12202 AYŞE  Ö*EMİR 12 35 1 34,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 0 27,00 7 0 7,00 1 4 0,00 3 3 2,25 3 1 2,75 91 12 88,00 403,443 3800

90 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 21 9 18,75 9 1 8,75 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 94 26 87,50 402,313 3889

91 11113 ZEYNEP AKAR 11 37 2 36,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 2 25,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 92 19 87,25 401,110 3976

92 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 32 4 31,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 8 19,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 92 22 86,50 399,660 4096

93 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 38 2 37,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 1 0 1,00 2 3 1,25 6 1 5,75 4 1 3,75 90 13 86,75 399,540 4111

94 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -MA 31 9 28,75 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 1 25,75 9 0 9,00 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 91 19 86,25 399,068 4147

95 7 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 33 4 32,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 6 0 6,00 6 1 5,75 3 3 2,25 4 1 3,75 90 16 86,00 398,030 4220

96 11066 EREN BAĞRIYANIK 11 32 4 31,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 7 0 7,00 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 90 16 86,00 398,020 4222

97 11056 ŞEBNEM ARSLAN 11B 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 4 2,00 3 2 2,50 90 22 84,50 393,050 4578

98 0 BEYZANUR AYDIN -M 37 2 36,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 4 0 4,00 5 1 4,75 4 2 3,50 2 3 1,25 88 14 84,50 392,825 4599

99 13091 BUKET BATBAY -M 36 1 35,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 24 2 23,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 2 3,50 87 10 84,50 392,783 4602

100 12012 SAİD KAYAOĞLU 12 33 5 31,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 7 2 6,50 5 2 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 90 23 84,25 392,728 4606

101 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 31 9 28,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 3 2 2,50 88 17 83,75 391,588 4700

102 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 9 1 8,75 4 3 3,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 89 24 83,00 388,320 4926

103 12368 GÜL BİREKOL 12 34 5 32,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 3 20,25 8 0 8,00 3 2 2,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 87 17 82,75 387,908 4959

104 12256 İNCİ UÇKUN 12 32 5 30,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 8 2 7,50 6 1 5,75 2 4 1,00 3 2 2,50 88 23 82,25 386,768 5023

105 12204 RANA ATLI 12 36 4 35,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 2 1 1,75 3 4 2,00 3 4 2,00 6 0 6,00 87 20 82,00 385,490 5130

106 12230 MERYEM 12A 37 3 36,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 22 1 21,75 2 0 2,00 5 2 4,50 3 0 3,00 3 3 2,25 85 12 82,00 385,318 5148

107 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 23 6 21,50 9 1 8,75 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 89 29 81,75 385,083 5171

108 12171 NİSA NUR SERT 12 30 7 28,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 1 25,75 7 0 7,00 2 4 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 86 19 81,25 383,933 5271

109 13168 SUDE ŞEŞEN -M 33 7 31,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 8 0 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 2 3 1,25 87 24 81,00 382,868 5361

110 16002 DOĞA ÖZ 12A 34 3 33,25 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 19 1 18,75 7 0 7,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 2 2,50 85 16 81,00 382,628 5391

111 12134 SIDDIK 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 6 16,50 6 1 5,75 4 0 4,00 3 1 2,75 84 13 80,75 382,108 5441

112 13137 İSMAİL BULUT -M 30 10 27,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 5 22,75 10 0 10,00 4 3 3,25 5 1 4,75 3 0 3,00 87 26 80,50 381,975 5453

113 12151 AYBERK ŞAM 12 30 6 28,50 4 0 4,00 1 4 0,00 3 0 3,00 5 0 5,00 25 3 24,25 7 3 6,25 5 2 4,50 4 2 3,50 2 2 1,50 86 22 80,50 381,785 5467

114 13066 HASAN ARDA UZUN -M 37 1 36,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 6 1 5,75 1 2 0,50 1 3 0,25 84 14 80,50 380,593 5559

115 11204 BEYZA MURAT   34 6 32,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 18 7 16,25 9 0 9,00 6 1 5,75 4 3 3,25 3 2 2,50 86 24 80,00 379,835 5613

116 13016 HALİL EROL -M 34 6 32,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 23 1 22,75 8 0 8,00 5 2 4,50 3 1 2,75 1 3 0,25 85 20 80,00 379,675 5626
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

117 0 EMİRHAN YAŞ* 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 2 20,50 6 1 5,75 7 0 7,00 2 3 1,25 1 2 0,50 84 18 79,50 378,475 5701

118 12152 MELİH GEZER 12A 36 4 35,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 3 1 2,75 5 2 4,50 2 1 1,75 82 11 79,25 377,035 5821

119 12069 IRMAK ÖZEL 12 32 8 30,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 4 19,00 7 1 6,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 85 25 78,75 376,345 5881

120 12025 FURKAN KOS 12 32 7 30,25 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 24 5 22,75 6 0 6,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 3 2,25 85 25 78,75 376,223 5889

121 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 32 5 30,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 3 22,25 4 3 3,25 3 2 2,50 3 3 2,25 83 18 78,50 375,393 5953

122 16008 KADİR BAYKAL 12 28 11 25,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 27 2 26,50 10 0 10,00 4 3 3,25 2 2 1,50 1 2 0,50 84 26 77,50 372,978 6147

123 13046 NADİR TÜRETKEN -M 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 23 5 21,75 10 0 10,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 85 30 77,50 372,230 6218

124 11192 PINAR YILMAZ 11 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 1 19,75 7 0 7,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 81 15 77,25 371,433 6289

125 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 34 6 32,50 5 0 5,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 1 23,75 1 0 1,00 4 2 3,50 5 2 4,50 0 4 -1,00 82 20 77,00 370,595 6366

126 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 38 2 37,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 79 8 77,00 370,265 6397

127 12199 NİDA ÇINAR 12 32 4 31,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 23 3 22,25 4 0 4,00 3 3 2,25 4 2 3,50 2 4 1,00 81 18 76,50 369,270 6499

128 12234 ENES SELEK 12A 31 6 29,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 3 0 3,00 4 1 3,75 5 1 4,75 3 3 2,25 81 20 76,00 368,115 6625

129 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 33 4 32,00 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 21 5 19,75 6 0 6,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 4 1,00 82 24 76,00 367,580 6671

130 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 31 6 29,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 24 2 23,50 6 0 6,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 81 21 75,75 367,230 6713

131 17007 EMRE ARAS -MA 35 2 34,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 4 21,00 1 1 0,75 4 0 4,00 78 10 75,50 365,685 6852

132 12050 HATİCE ATASOY 12 31 6 29,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 23 0 23,00 7 0 7,00 3 4 2,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 78 17 73,75 361,040 7333

133 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 34 6 32,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 20 2 19,50 3 3 2,25 3 3 2,25 6 0 6,00 4 1 3,75 79 21 73,75 360,980 7341

134 12170 ZEHRA ZAMAN 12 35 5 33,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 18 3 17,25 5 2 4,50 3 1 2,75 2 3 1,25 78 17 73,75 360,678 7378

135 12043 SUDE DEMİRHAN 12 30 7 28,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 22 4 21,00 7 1 6,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 79 22 73,50 360,598 7381

136 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 1 18,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 76 11 73,25 358,753 7598

137 12158 HİLAL ALTAN 12 33 5 31,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 4 1 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 2 2 1,50 78 20 73,00 358,643 7612

138 13082 ARDA ÜNLÜ -M 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 22 6 20,50 4 2 3,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 80 28 73,00 358,535 7624

139 12338 YAĞMUR Ö ZOYBAŞ 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 23 7 21,25 0 5 -1,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 80 29 72,75 358,235 7665

140 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 20 2 19,50 6 1 5,75 4 1 3,75 2 3 1,25 77 17 72,75 358,170 7671

141 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 35 3 34,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 0 15,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 75 10 72,50 356,728 7812

142 12229 TALHA GÜRCAN 12 19 9 16,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 2 20,50 4 1 3,75 5 2 4,50 2 0 2,00 6 0 6,00 75 14 71,50 356,253 7854

143 13009 EMİN PALA -M 35 4 34,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 5 17,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 2 3 1,25 77 19 72,25 356,055 7876

144 12177 ESLEM ATAMAN 12 30 8 28,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 76 17 71,75 355,225 7983

145 13032 SAMET FURKAN TOSUN  28 12 25,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 23 7 21,25 5 5 3,75 4 3 3,25 3 4 2,00 5 1 4,75 81 39 71,25 354,325 8085
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

146 0 MİRZA EKİM 12 27 8 25,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 7 1 6,75 5 2 4,50 2 1 1,75 1 1 0,75 77 25 70,75 352,695 8264

147 12196 NİSANUR YÜYEN 12 29 2 28,50 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 5 17,75 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 73 9 70,75 352,270 8321

148 12173 IRMAK KORKMAZ 12 35 4 34,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 74 14 70,50 350,620 8511

149 13025 ZAFER TAN -M 27 11 24,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 6 20,50 7 1 6,75 4 3 3,25 2 4 1,00 1 4 0,00 78 32 70,00 350,418 8538

150 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 33 4 32,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 17 3 16,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 5 1 4,75 0 4 -1,00 75 20 70,00 349,520 8652

151 13038 GÜLSÜM KESKE -M 32 7 30,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 21 4 20,00 6 0 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 4 1 3,75 76 25 69,75 349,173 8700

152 12268 CEREN MALTA 12 32 6 30,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 5 14,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 1 1 0,75 75 21 69,75 348,990 8721

153 13174 UUUF UK -M 31 6 29,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 1 13,75 5 1 4,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 72 12 69,00 346,735 8995

154 13116 UĞURCAN NAZLI -M 30 10 27,50 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 1 3 0,25 4 3 3,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 77 33 68,75 346,260 9069

155 13040 İREM ŞAKAR -M 31 7 29,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 20 2 19,50 1 1 0,75 5 2 4,50 3 2 2,50 1 1 0,75 73 20 68,00 343,868 9348

156 12301 ARDA YILDIRIM 12G 31 7 29,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 21 1 20,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 72 18 67,50 342,298 9554

157 13083 ECRİN ÖZTÜRK -M 31 4 30,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 20 1 19,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 70 10 67,50 342,150 9568

158 12415 BİLGE TAŞKIN 12 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 20 4 19,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 3 2,25 4 1 3,75 73 23 67,25 341,673 9633

159 13031 ARDA TERZİ -M 30 9 27,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 19 7 17,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 0 6 -1,50 75 34 66,50 339,483 9917

160 13057 İSMAİL ERGÜL -M 35 1 34,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 20 6 18,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 3 2,25 1 1 0,75 72 21 66,75 339,188 9958

161 12267 EMENTE DOLGUN 12 34 5 32,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 19 4 18,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 71 18 66,50 338,673 10037

162 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 11 26,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 6 20,50 4 0 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 4 1,00 74 33 65,75 337,433 10220

163 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 30 7 28,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 12 11 9,25 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 2 3,50 73 30 65,50 336,558 10349

164 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 19 8 17,00 1 1 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 3 0 3,00 72 29 64,75 334,460 10653

165 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 29 5 27,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 3 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 68 14 64,50 333,243 10806

166 12327 NİMET AKAY 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 15 3 14,25 3 0 3,00 4 3 3,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 70 23 64,25 332,715 10888

167 0 ECEM ERKİL 11 33 2 32,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 17 6 15,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 68 14 64,50 332,645 10898

168 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 32 5 30,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 3 15,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 68 15 64,25 332,288 10952

169 84714 AHMET ARSLAN 12 30 3 29,25 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 15 5 13,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 0 2,00 67 13 63,75 330,963 11174

170 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 29 11 26,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 9 11,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 2 2 1,50 71 32 63,00 329,238 11426

171 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 29 6 27,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 67 16 63,00 329,015 11443

172 0 GÖKALP AYDIN -M 31 6 29,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 1 0 1,00 3 4 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 69 24 63,00 328,715 11483

173 13209 SEDEF İLTER -M 29 10 26,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 19 4 18,00 5 2 4,50 3 4 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 71 35 62,25 326,800 11748

174 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 3 27,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 17 2 16,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 65 12 62,00 325,878 11895
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

175 13132 METE SEVER -M 30 7 28,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 3 1 2,75 4 2 3,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 69 29 61,75 324,983 12009

176 12077 MERYEM YENAL 12 30 9 27,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 20 0 20,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 69 30 61,50 324,243 12126

177 13131 İNANÇ SEMİZ -M 30 6 28,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 18 4 17,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 65 17 60,75 321,920 12478

178 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 32 7 30,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 5 12,75 2 5 0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 67 25 60,75 321,673 12513

179 12272 ARDA DEMİR 12A 29 7 27,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 15 8 13,00 2 1 1,75 6 0 6,00 4 1 3,75 1 3 0,25 67 26 60,50 321,568 12531

180 12063 SARP SÜTUNÇ 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 2 8,50 2 3 1,25 6 1 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 66 23 60,25 320,485 12705

181 3045 BURCU EREN -M 34 3 33,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 11 3 10,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 0 2,00 64 17 59,75 318,383 13018

182 13171 İREM KIZIL -M 24 9 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 16 5 14,75 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 1 5 -0,25 67 32 59,00 317,663 13109

183 12321 UMUT YILMAZ 12 30 7 28,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 63 15 59,25 317,543 13122

184 12067 HASAN TURSUN 12 32 6 30,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 17 2 16,50 3 2 2,50 2 0 2,00 2 3 1,25 65 23 59,25 317,200 13184

185 13022 KAĞAN ÇETİN -M 25 15 21,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 22 7 20,25 4 4 3,00 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 4 1,00 70 46 58,50 315,958 13392

186 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 31 8 29,00 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 13 3 12,25 4 2 3,50 2 2 1,50 1 3 0,25 64 21 58,75 315,865 13409

187 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 27 7 25,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 18 2 17,50 1 0 1,00 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 63 19 58,25 314,883 13573

188 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 31 6 29,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 9 1 8,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 62 15 58,25 314,290 13673

189 13090 AHMET SAİ -M 34 5 32,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 63 19 58,25 313,908 13744

190 16003 NEHİR *YREK   28 3 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 17 2 16,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 62 18 57,50 312,228 14024

191 13072 ALEYNA AYGÜN -M 33 7 31,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 13 1 12,75 2 0 2,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 62 20 57,00 310,198 14357

192 12326 BELİNAY BARLIK 12 29 10 26,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 4 13,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 5 -0,25 64 29 56,75 310,050 14388

193 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 35 4 34,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 62 20 57,00 309,940 14409

194 13014 SAMET UZUN -M 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 4 10,00 3 3 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 61 22 55,50 306,510 15016

195 0 GÜL SENA SAKÇAK 12 31 8 29,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 12 5 10,75 4 2 3,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 60 20 55,00 304,580 15374

196 12143 SUDE CİRMAN 12 32 7 30,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 14 2 13,50 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 58 13 54,75 303,523 15577

197 11197 ATA BERK EFE 11 27 12 24,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 17 8 15,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 63 37 53,75 301,455 15973

198 13075 SILA ÇAKIR -M 32 6 30,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 5 1 4,75 2 1 1,75 1 3 0,25 59 23 53,25 299,120 16412

199 13081 BEDİRHAN ÇÖMEZ -M 29 8 27,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 11 0 11,00 3 0 3,00 2 1 1,75 57 16 53,00 298,740 16491

200 0 MUSTAFA TURAN -MZ 33 6 31,50 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 57 18 52,50 296,695 16852

201 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 22 15 18,25 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 17 7 15,25 1 3 0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 2 2 1,50 61 37 51,75 296,163 16949

202 12284 AHMET ÇOBAN 12 26 9 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 57 20 52,00 296,133 16956

203 13152 EFE UÇAR -M 27 10 24,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 57 21 51,75 295,120 17160

                                                7 / 9



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

204 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 24 10 21,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 14 10 11,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 58 30 50,50 291,865 17774

205 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 27 5 25,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 13 6 11,50 0 2 -0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 55 18 50,50 291,413 17865

206 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 28 7 26,25 16 2 15,50 6 1 5,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 54 16 50,00 289,688 18204

207 0 BEGÜM OK   31 6 29,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 53 16 49,00 286,365 18815

208 11131 BEYZANUR AĞIR 11 32 7 30,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 0 2,00 53 17 48,75 285,423 18990

209 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 4 2 3,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 5 3 4,25 4 3 3,25 2 4 1,00 2 3 1,25 54 26 47,50 285,215 19042

210 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12G 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 52 19 47,25 280,633 19889

211 0 HARUN TÜRKAN -M 35 5 33,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 49 10 46,50 278,043 20390

212 11141 RONAİYVZ 11 31 7 29,25 4 0 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 8 3 7,25 2 1 1,75 1 3 0,25 50 21 44,75 273,353 21297

213 11083 SUDE EYİDOĞAN 11 26 3 25,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 11 0 11,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 47 11 44,25 272,333 21508

214 0 HATİCE OKYAY 12 25 7 23,25 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 4 7,00 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 51 28 44,00 272,048 21555

215 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 28 4 27,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 1 0,75 46 10 43,50 269,890 21955

216 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 28 8 26,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 9 6 7,50 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,480 22224

217 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 28 10 25,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 5 3,75 4 3 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 49 25 42,75 267,980 22339

218 0 ECE SE KÜ   32 4 31,00 1 0 1,00 6 4 5,00 3 4 2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 4 0,00 47 22 41,50 263,400 23206

219 13180 ZANYARARDAGÜLTEKİN-MA 22 7 20,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 12 4 11,00 2 0 2,00 5 1 4,75 2 0 2,00 1 3 0,25 47 25 40,75 262,713 23349

220 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 28 7 26,25 4 0 4,00 9 3 8,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 44 13 40,75 261,743 23532

221 13098 AYBERK KAYA -M 24 6 22,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 10 4 9,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 45 21 39,75 259,210 23961

222 101 GÖZDE ÇEKİM -M 26 7 24,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 2 1,50 43 19 38,25 254,583 24749

223 11017 ZEYNEP AKTEPE 11 25 11 22,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 7 8 5,00 3 4 2,00 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 47 38 37,50 252,608 25090

224 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 28 9 25,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 42 24 36,00 247,563 25930

225 12400 DAMLA CANLI 12 19 6 17,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 7 7 5,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 3 2,25 1 0 1,00 41 25 34,75 244,960 26348

226 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 24 4 23,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 39 16 35,00 244,760 26379

227 12389 CEREN YETİM 12 16 11 13,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 2 1,50 1 3 0,25 41 33 32,75 239,433 27188

228 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 13 23 7,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 10 2 9,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 3 3 2,25 43 42 32,50 239,368 27205

229 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 17 5 15,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 33 13 29,75 229,938 28574

230 17011 ECE GÜLBAHAR -M 25 14 21,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 7 3,25 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 32 30,00 229,805 28585

231 17004 BAGER IŞIK -MA 7 3 6,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 34 24 28,00 225,868 29091

232 13096 AVŞİ  ÇAKAN -M 16 15 12,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 8 8 6,00 1 1 0,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 37 37 27,75 224,343 29284
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,73 7,22 24,93 3,09 0,94 2,86 1,39 2,15 0,85 2,76 1,02 2,50 4,02 0,38 3,93 0,01 0,01 0,01 10,87 3,27 10,06 2,01 0,47 1,89 1,95 1,29 1,62 1,68 0,89 1,46 0,93 1,07 0,67 55,4418,71 50,78 287,860

Okul Ortalaması 31,85 5,24 30,54 3,82 0,65 3,65 1,86 2,03 1,35 3,55 0,91 3,33 4,42 0,28 4,35 0,00 0,00 0,00 19,96 3,08 19,19 5,16 0,57 5,02 4,10 1,76 3,66 3,50 1,57 3,10 2,28 1,87 1,82 80,5017,96 76,01 367,910

KATILIMLAR

233 13058 YUSUF YALÇIN -M 14 5 12,75 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 30 10 27,50 223,423 29392

234 11009 UĞUR ÖZEL 11A 11 2 10,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 21 15 17,25 192,680 32309

235 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 13 6 11,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 21 19 16,25 189,600 32559

236 0 IRMAK KAHRAMAN 11A 12 4 11,00 2 0 2,00 14 4 13,00 179,830 33213

237 12175 BERSAN TOPAL 12B 5 0 5,00 5 0 5,00 157,100 34453

238 11162 EMİ RARSLAN   4 12 1,00 2 8 0,00 6 20 1,00 144,890 35052

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR

1 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 40 0 40,00 20 0 20,00 40 0 40,00 17 3 16,25 117 3 116,25 488,525 1 1 1 2 37

2 12003 ELİF ÖZBEK 12A 39 1 38,75 19 1 18,75 39 1 38,75 19 1 18,75 116 4 115,00 485,013 2 2 2 4 52

3 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 39 1 38,75 19 1 18,75 40 0 40,00 18 2 17,50 116 4 115,00 484,963 3 3 3 5 60

4 12107 ÖMER ARDA BAYSAL 12 39 1 38,75 19 1 18,75 40 0 40,00 18 2 17,50 116 4 115,00 484,963 1 3 3 5 60

5 12004 ELİF ECE ŞEN 12 38 2 37,50 20 0 20,00 40 0 40,00 17 3 16,25 115 5 113,75 481,300 2 5 5 7 94

6 12343 RAMAZAN EFE 12 36 4 35,00 19 1 18,75 40 0 40,00 19 1 18,75 114 6 112,50 477,950 3 6 6 8 113

7 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 39 1 38,75 18 2 17,50 39 1 38,75 18 2 17,50 114 6 112,50 477,413 1 7 7 9 138

8 12020 DİLA NUR CAN 12B 38 2 37,50 18 1 17,75 40 0 40,00 17 3 16,25 113 6 111,50 474,505 1 8 8 10 164

9 12101 HÜSNİYE KARAGÖZ 12 38 2 37,50 18 2 17,50 36 4 35,00 20 0 20,00 112 8 110,00 470,125 4 9 9 15 262

10 0 İDİL ONAT 12D 38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 18 2 17,50 112 8 110,00 470,025 1 10 10 16 265

11 12216 AYLİN BORA 12 38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 17 2 16,50 111 8 109,00 466,965 5 11 11 17 329

12 12016 ZEYNEP TOSUN 12A 37 3 36,25 19 1 18,75 40 0 40,00 15 5 13,75 111 9 108,75 466,263 4 12 12 19 364

13 12219 EMİR TÜRKMEN 12L 38 2 37,50 20 0 20,00 37 3 36,25 16 4 15,00 111 9 108,75 466,150 1 13 13 20 374

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 16 3 15,25 40 0 40,00 17 3 16,25 110 9 107,75 463,343 2 14 14 24 427

15 12045 SEMİH BULUT 12A 37 3 36,25 18 2 17,50 38 2 37,50 17 3 16,25 110 10 107,50 462,588 5 15 15 25 476

16 12126 ULAŞ KUKUL 12A 37 3 36,25 19 1 18,75 39 1 38,75 15 5 13,75 110 10 107,50 462,488 6 16 17 27 489

17 6810 ENES SARGIN 12A 39 1 38,75 18 2 17,50 36 4 35,00 17 3 16,25 110 10 107,50 462,263 7 17 18 28 513

18 12007 KAĞAN YORULMAZ 12K 36 0 36,00 19 0 19,00 33 2 32,50 19 0 19,00 107 2 106,50 459,710 1 18 20 33 577

19 11190 ZEYNEPNUR DOĞANER 11 36 4 35,00 16 4 15,00 40 0 40,00 17 3 16,25 109 11 106,25 458,975 1 19 21 34 614

20 13050 TALHA YILDIRIM -M 36 4 35,00 15 5 13,75 39 1 38,75 18 2 17,50 108 12 105,00 455,250 1 20 23 38 755

21 12041 PELİN ÖZTÜRK 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 38 2 37,50 16 4 15,00 108 12 105,00 454,988 8 21 25 40 772

22 12427 BERAT CİVELEK 12A 37 3 36,25 18 2 17,50 38 2 37,50 15 5 13,75 108 12 105,00 454,938 9 22 26 41 777

23 12024 ZEYNEP POLAT 12D 39 1 38,75 14 6 12,50 40 0 40,00 15 5 13,75 108 12 105,00 454,613 2 23 27 43 807

24 12073 EREN DAĞDELEN 12Y 35 4 34,00 16 4 15,00 37 3 36,25 19 1 18,75 107 12 104,00 452,410 1 24 28 44 866

25 13118 SILA CÖMERT -MA 38 1 37,75 16 4 15,00 37 3 36,25 16 4 15,00 107 12 104,00 451,773 1 25 29 46 898

26 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 35 5 33,75 17 3 16,25 38 2 37,50 17 3 16,25 107 13 103,75 451,588 2 26 30 48 914

27 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 37 3 36,25 17 3 16,25 39 1 38,75 14 6 12,50 107 13 103,75 451,113 2 27 31 49 959

28 12038 ARDA ETYEMEZ 12A 40 0 40,00 17 3 16,25 38 2 37,50 12 8 10,00 107 13 103,75 450,525 10 28 32 51 987

29 12014 RÜMEYSA MARAŞLI 12 35 5 33,75 17 3 16,25 40 0 40,00 14 5 12,75 106 13 102,75 448,428 6 29 33 53 1040

30 17002 NİLGÜN ALPTEKİN -MA 38 2 37,50 14 5 12,75 39 1 38,75 15 5 13,75 106 13 102,75 447,980 3 30 34 57 1074

31 12028 ONUR KULAN 12A 39 1 38,75 16 4 15,00 37 3 36,25 14 6 12,50 106 14 102,50 447,013 11 31 35 58 1146

32 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 38 2 37,50 15 5 13,75 36 1 35,75 16 3 15,25 105 11 102,25 446,530 12 32 36 61 1155

33 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 37 3 36,25 16 4 15,00 40 0 40,00 12 6 10,50 105 13 101,75 444,993 4 33 37 64 1214

34 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 36 3 35,25 17 3 16,25 37 3 36,25 15 5 13,75 105 14 101,50 444,498 13 34 38 66 1235

35 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 36 4 35,00 16 4 15,00 37 3 36,25 16 4 15,00 105 15 101,25 443,825 14 35 39 68 1275

36 17009 EMİR AKL -M 37 3 36,25 18 2 17,50 39 1 38,75 11 9 8,75 105 15 101,25 443,413 3 36 40 70 1299

37 11077 AHMETHAN DOĞANAY 11 36 4 35,00 19 0 19,00 37 3 36,25 12 5 10,75 104 12 101,00 442,900 2 37 41 71 1326

38 12010 BERRA BAŞTÜRK 12A 37 3 36,25 18 2 17,50 37 3 36,25 12 8 10,00 104 16 100,00 439,688 15 38 43 78 1497

39 13010 YİĞİT YÜREK -M 35 5 33,75 17 3 16,25 33 4 32,00 18 2 17,50 103 14 99,50 438,803 4 39 44 79 1540

40 12165 ARDA BULDU 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 33 4 32,00 16 4 15,00 103 14 99,50 438,378 16 40 45 80 1553

41 12179 MERİÇ ATALAY 12 36 4 35,00 18 1 17,75 35 5 33,75 14 6 12,50 103 16 99,00 436,930 7 41 47 83 1625

42 11025 SENA   34 4 33,00 17 2 16,50 36 2 35,50 15 5 13,75 102 13 98,75 436,485 1 42 48 87 1657

43 12047 HKAAN SUZAK 12 36 4 35,00 14 6 12,50 39 1 38,75 14 6 12,50 103 17 98,75 436,175 8 43 49 88 1678

44 12011 SELEMENUR ADIYAMAN12 37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 13 4 12,00 102 13 98,75 435,993 9 44 51 90 1696

45 12116 ONUR AVA 12 31 9 28,75 18 2 17,50 35 2 34,50 18 2 17,50 102 15 98,25 435,678 10 45 52 91 1712

46 12065 KIVANÇ ALTINTOPU 12A 38 2 37,50 18 1 17,75 34 4 33,00 11 6 9,50 101 13 97,75 432,710 17 46 53 94 1879

47 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 37 3 36,25 11 9 8,75 102 18 97,50 432,250 18 47 54 96 1908

48 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 32 5 30,75 18 2 17,50 34 3 33,25 16 4 15,00 100 14 96,50 430,033 19 48 55 102 2015
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR

49 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 36 4 35,00 16 4 15,00 32 3 31,25 16 3 15,25 100 14 96,50 429,490 11 49 56 103 2050

50 12176 UĞUR AKGÜN 12A 33 6 31,50 16 3 15,25 37 1 36,75 14 5 12,75 100 15 96,25 429,090 20 50 57 104 2087

51 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 39 1 38,75 13 4 12,00 32 3 31,25 15 3 14,25 99 11 96,25 428,208 5 51 58 106 2140

52 12263 İDİL SU DEVECİ 12 39 0 39,00 16 2 15,50 32 3 31,25 12 6 10,50 99 11 96,25 428,025 12 52 59 107 2146

53 12244 MUHAMMED POLAT 12A 36 3 35,25 15 4 14,00 34 3 33,25 14 3 13,25 99 13 95,75 427,113 21 53 60 110 2189

54 13071 SERAY AŞIK -M 37 3 36,25 14 4 13,00 35 5 33,75 14 5 12,75 100 17 95,75 426,963 6 54 61 111 2197

55 13102 BERİVAN AÇAR -M 35 4 34,00 16 2 15,50 34 3 33,25 14 6 12,50 99 15 95,25 425,735 7 55 62 113 2267

56 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ-MA 34 5 32,75 17 3 16,25 36 2 35,50 12 6 10,50 99 16 95,00 425,063 5 56 64 116 2312

57 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ-M 36 3 35,25 17 1 16,75 35 5 33,75 11 7 9,25 99 16 95,00 424,688 8 57 65 117 2338

58 13065 ALPTUĞ GÜRDİL -M 32 6 30,50 15 4 14,00 38 1 37,75 13 3 12,25 98 14 94,50 423,915 9 58 66 118 2389

59 13017 CEYDA KOTLUCA -M 34 6 32,50 18 2 17,50 34 5 32,75 13 6 11,50 99 19 94,25 422,870 10 59 67 121 2442

60 12131 İSMAİL ATICI 12A 34 4 33,00 18 0 18,00 33 2 32,50 12 6 10,50 97 12 94,00 422,010 22 60 68 122 2500

61 13173 LEYLA GÜRBOĞA -M 35 4 34,00 15 4 14,00 37 3 36,25 11 8 9,00 98 19 93,25 419,555 11 61 70 125 2659

62 17005 BATURALP AYDENİZ -MA 37 2 36,50 11 8 9,00 33 3 32,25 16 2 15,50 97 15 93,25 419,490 6 62 71 126 2664

63 12237 ENES ARICI 12 37 3 36,25 17 3 16,25 32 2 31,50 11 7 9,25 97 15 93,25 419,273 13 63 72 127 2681

64 12096 NAZMİ 12A 35 5 33,75 16 3 15,25 29 5 27,75 17 3 16,25 97 16 93,00 419,123 23 64 73 128 2688

65 12282 MERYEM ÇİÇEK 12 37 2 36,50 14 3 13,25 35 2 34,50 10 5 8,75 96 12 93,00 418,465 14 65 74 131 2730

66 12387 MUSTAFA TANRIKULU 12 37 3 36,25 17 3 16,25 36 4 35,00 7 6 5,50 97 16 93,00 418,368 15 66 75 132 2734

67 12090 HAM * DOĞRU 12 34 5 32,75 16 2 15,50 34 4 33,00 13 6 11,50 97 17 92,75 418,308 16 67 76 133 2742

68 12054 TOPRAK GÜCÜKOĞLU 12 39 1 38,75 15 5 13,75 33 0 33,00 8 2 7,50 95 8 93,00 418,123 17 68 77 134 2757

69 12383 MERT AKALIN 12 36 3 35,25 17 2 16,50 30 10 27,50 14 5 12,75 97 20 92,00 415,768 18 69 79 137 2899

70 12141 EMİR NİŞLİ 12M 36 3 35,25 15 4 14,00 33 2 32,50 12 7 10,25 96 16 92,00 415,668 2 70 80 138 2906

71 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 35 1 34,75 14 5 12,75 31 5 29,75 15 2 14,50 95 13 91,75 415,148 24 71 81 139 2945

72 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 36 3 35,25 14 6 12,50 35 2 34,50 11 6 9,50 96 17 91,75 414,883 7 72 82 140 2960

73 12095 SEBAHATTİN ALP ŞAHİN12A 32 8 30,00 17 2 16,50 34 4 33,00 13 5 11,75 96 19 91,25 414,145 25 73 83 141 3016

74 13052 EFE DAĞDELEN -M 36 4 35,00 15 4 14,00 36 4 35,00 9 6 7,50 96 18 91,50 414,080 12 74 84 142 3026

75 12070 RANA ŞANLI 12 33 5 31,75 14 5 12,75 36 4 35,00 13 6 11,50 96 20 91,00 413,153 19 75 85 144 3082

76 12018 BURAK KAYGISIZ 12 35 5 33,75 14 5 12,75 35 4 34,00 12 6 10,50 96 20 91,00 412,853 20 76 86 145 3100

77 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 35 4 34,00 16 2 15,50 30 2 29,50 13 5 11,75 94 13 90,75 412,115 13 77 87 146 3147

78 12098 BEYZA İŞBİLEN 12 38 2 37,50 13 7 11,25 28 4 27,00 16 4 15,00 95 17 90,75 411,790 21 78 88 147 3191

79 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 12 6 10,50 36 2 35,50 12 5 10,75 95 18 90,50 411,353 14 79 89 149 3221

80 0 ELİF CEVHER 12 36 4 35,00 14 4 13,00 31 6 29,50 14 6 12,50 95 20 90,00 409,750 22 80 91 155 3330

81 12385 ASLI ELİF TÜZ 12 34 5 32,75 13 5 11,75 37 0 37,00 10 9 7,75 94 19 89,25 407,588 23 81 93 158 3463

82 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 34 3 33,25 16 2 15,50 35 1 34,75 6 4 5,00 91 10 88,50 405,148 15 82 95 163 3656

83 16006 SENA DOĞAN -M 36 3 35,25 14 2 13,50 34 2 33,50 7 3 6,25 91 10 88,50 404,938 16 83 96 164 3678

84 12087 ADİLE ÇAKIR 12 33 7 31,25 13 6 11,50 35 3 34,25 13 7 11,25 94 23 88,25 404,903 24 84 97 165 3683

85 12281 CEYDANUR ŞENKUŞ 12A 35 4 34,00 15 5 13,75 27 3 26,25 15 4 14,00 92 16 88,00 403,900 26 85 98 168 3761

86 12145 RUMEYSA TAŞDEMİR 12 35 5 33,75 15 4 14,00 31 0 31,00 10 3 9,25 91 12 88,00 403,743 25 86 99 169 3774

87 11016 SENA ŞENKUL 11 36 4 35,00 16 4 15,00 31 3 30,25 10 9 7,75 93 20 88,00 403,520 3 87 100 170 3792

88 0 İHSAN ÇETİN 12A 37 3 36,25 17 3 16,25 27 8 25,00 12 6 10,50 93 20 88,00 403,468 27 88 101 171 3797

89 12202 AYŞE  Ö*EMİR 12 35 1 34,75 15 3 14,25 34 0 34,00 7 8 5,00 91 12 88,00 403,443 26 89 102 172 3800

90 12050 UMUT YURDUGÜL 12A 35 5 33,75 16 4 15,00 30 10 27,50 13 7 11,25 94 26 87,50 402,313 28 90 103 174 3889

91 11113 ZEYNEP AKAR 11 37 2 36,50 15 5 13,75 29 4 28,00 11 8 9,00 92 19 87,25 401,110 4 91 104 176 3976

92 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 32 4 31,00 17 3 16,25 30 9 27,75 13 6 11,50 92 22 86,50 399,660 17 92 105 178 4096

93 12110 BERKE GÜLSEVEN 12 38 2 37,50 15 4 14,00 25 2 24,50 12 5 10,75 90 13 86,75 399,540 27 93 106 179 4111

94 13006 ÇİĞDEM DOĞAN -MA 31 9 28,75 15 2 14,50 35 1 34,75 10 7 8,25 91 19 86,25 399,068 8 94 107 180 4147

95 7 YUSUF KAĞAN ALTAŞ 11 33 4 32,00 16 3 15,25 28 4 27,00 13 5 11,75 90 16 86,00 398,030 5 95 109 182 4220

96 11066 EREN BAĞRIYANIK 11 32 4 31,00 18 2 17,50 30 3 29,25 10 7 8,25 90 16 86,00 398,020 6 96 110 183 4222
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR

97 11056 ŞEBNEM ARSLAN 11B 36 4 35,00 14 6 12,50 28 5 26,75 12 7 10,25 90 22 84,50 393,050 1 97 113 196 4578

98 0 BEYZANUR AYDIN -M 37 2 36,50 16 3 15,25 24 3 23,25 11 6 9,50 88 14 84,50 392,825 18 98 114 198 4599

99 13091 BUKET BATBAY -M 36 1 35,75 15 3 14,25 29 2 28,50 7 4 6,00 87 10 84,50 392,783 19 99 115 199 4602

100 12012 SAİD KAYAOĞLU 12 33 5 31,75 16 4 15,00 29 8 27,00 12 6 10,50 90 23 84,25 392,728 28 100 116 200 4606

101 13043 EMRE PEHLİVAN -MA 31 9 28,75 17 2 16,50 29 2 28,50 11 4 10,00 88 17 83,75 391,588 9 101 118 203 4700

102 12209 ZEYNEP ÇALIŞKAN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 30 4 29,00 8 11 5,25 89 24 83,00 388,320 29 102 121 209 4926

103 12368 GÜL BİREKOL 12 34 5 32,75 16 3 15,25 29 3 28,25 8 6 6,50 87 17 82,75 387,908 29 103 122 210 4959

104 12256 İNCİ UÇKUN 12 32 5 30,75 13 6 11,50 32 5 30,75 11 7 9,25 88 23 82,25 386,768 30 104 123 211 5023

105 12204 RANA ATLI 12 36 4 35,00 16 3 15,25 23 5 21,75 12 8 10,00 87 20 82,00 385,490 31 105 124 214 5130

106 12230 MERYEM 12A 37 3 36,25 13 3 12,25 24 1 23,75 11 5 9,75 85 12 82,00 385,318 30 106 125 215 5148

107 12138 SULTANNAZ AYGÖR 12 33 7 31,25 15 5 13,75 32 7 30,25 9 10 6,50 89 29 81,75 385,083 32 107 126 216 5171

108 12171 NİSA NUR SERT 12 30 7 28,25 15 2 14,50 33 1 32,75 8 9 5,75 86 19 81,25 383,933 33 108 127 219 5271

109 13168 SUDE ŞEŞEN -M 33 7 31,25 15 5 13,75 29 3 28,25 10 9 7,75 87 24 81,00 382,868 20 109 129 221 5361

110 16002 DOĞA ÖZ 12A 34 3 33,25 15 5 13,75 26 1 25,75 10 7 8,25 85 16 81,00 382,628 31 110 130 222 5391

111 12134 SIDDIK 12A 34 5 32,75 19 0 19,00 18 6 16,50 13 2 12,50 84 13 80,75 382,108 32 111 131 224 5441

112 13137 İSMAİL BULUT -M 30 10 27,50 11 7 9,25 34 5 32,75 12 4 11,00 87 26 80,50 381,975 21 112 132 225 5453

113 12151 AYBERK ŞAM 12 30 6 28,50 13 4 12,00 32 6 30,50 11 6 9,50 86 22 80,50 381,785 34 113 133 226 5467

114 13066 HASAN ARDA UZUN -M 37 1 36,75 15 5 13,75 24 2 23,50 8 6 6,50 84 14 80,50 380,593 22 114 135 228 5559

115 11204 BEYZA MURAT   34 6 32,50 12 5 10,75 27 7 25,25 13 6 11,50 86 24 80,00 379,835 2 115 136 229 5613

116 13016 HALİL EROL -M 34 6 32,50 11 7 9,25 31 1 30,75 9 6 7,50 85 20 80,00 379,675 23 116 137 230 5626

117 0 EMİRHAN YAŞ* 12A 32 6 30,50 15 4 14,00 27 3 26,25 10 5 8,75 84 18 79,50 378,475 33 117 140 235 5701

118 12152 MELİH GEZER 12A 36 4 35,00 17 2 16,50 22 2 21,50 7 3 6,25 82 11 79,25 377,035 34 118 142 239 5821

119 12069 IRMAK ÖZEL 12 32 8 30,00 14 6 12,50 27 5 25,75 12 6 10,50 85 25 78,75 376,345 35 119 143 240 5881

120 12025 FURKAN KOS 12 32 7 30,25 13 6 11,50 30 5 28,75 10 7 8,25 85 25 78,75 376,223 36 120 144 241 5889

121 12053 POYRAZ FAZLILAR 12 32 5 30,75 18 2 17,50 23 3 22,25 10 8 8,00 83 18 78,50 375,393 37 121 145 243 5953

122 16008 KADİR BAYKAL 12 28 11 25,25 12 6 10,50 37 2 36,50 7 7 5,25 84 26 77,50 372,978 38 122 146 247 6147

123 13046 NADİR TÜRETKEN -M 32 8 30,00 15 5 13,75 33 5 31,75 5 12 2,00 85 30 77,50 372,230 24 123 148 249 6218

124 11192 PINAR YILMAZ 11 33 7 31,25 15 3 14,25 27 1 26,75 6 4 5,00 81 15 77,25 371,433 7 124 149 252 6289

125 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 34 6 32,50 14 5 12,75 25 1 24,75 9 8 7,00 82 20 77,00 370,595 10 125 150 254 6366

126 12300 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 38 2 37,50 17 2 16,50 8 0 8,00 16 4 15,00 79 8 77,00 370,265 39 126 151 256 6397

127 12199 NİDA ÇINAR 12 32 4 31,00 13 2 12,50 27 3 26,25 9 9 6,75 81 18 76,50 369,270 40 127 152 258 6499

128 12234 ENES SELEK 12A 31 6 29,50 13 6 11,50 25 3 24,25 12 5 10,75 81 20 76,00 368,115 35 128 156 265 6625

129 12013 ALPER KEREM YALÇIN 12A 33 4 32,00 14 5 12,75 27 5 25,75 8 10 5,50 82 24 76,00 367,580 36 129 157 266 6671

130 13105 AYŞE EGEM BALCI -MA 31 6 29,50 11 7 9,25 30 2 29,50 9 6 7,50 81 21 75,75 367,230 11 130 158 267 6713

131 17007 EMRE ARAS -MA 35 2 34,50 16 3 15,25 23 5 21,75 4 0 4,00 78 10 75,50 365,685 12 131 159 269 6852

132 12050 HATİCE ATASOY 12 31 6 29,50 11 2 10,50 30 0 30,00 6 9 3,75 78 17 73,75 361,040 41 132 162 280 7333

133 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 34 6 32,50 9 6 7,50 23 5 21,75 13 4 12,00 79 21 73,75 360,980 37 133 163 281 7341

134 12170 ZEHRA ZAMAN 12 35 5 33,75 15 3 14,25 18 3 17,25 10 6 8,50 78 17 73,75 360,678 42 134 164 282 7378

135 12043 SUDE DEMİRHAN 12 30 7 28,25 11 4 10,00 29 5 27,75 9 6 7,50 79 22 73,50 360,598 43 135 165 283 7381

136 12105 ŞEVKET BOZKAYA 12A 37 3 36,25 13 4 12,00 19 1 18,75 7 3 6,25 76 11 73,25 358,753 38 136 166 286 7598

137 12158 HİLAL ALTAN 12 33 5 31,75 13 5 11,75 23 5 21,75 9 5 7,75 78 20 73,00 358,643 44 137 167 287 7612

138 13082 ARDA ÜNLÜ -M 33 6 31,50 14 3 13,25 26 8 24,00 7 11 4,25 80 28 73,00 358,535 25 138 168 288 7624

139 12338 YAĞMUR Ö ZOYBAŞ 12A 32 8 30,00 13 4 12,00 23 12 20,00 12 5 10,75 80 29 72,75 358,235 39 139 169 289 7665

140 12416 ARİF ARDA İŞBİLİR 12A 32 6 30,50 13 4 12,00 20 2 19,50 12 5 10,75 77 17 72,75 358,170 40 140 170 290 7671

141 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 35 3 34,25 16 2 15,50 17 0 17,00 7 5 5,75 75 10 72,50 356,728 41 141 173 293 7812

142 12229 TALHA GÜRCAN 12 19 9 16,75 18 0 18,00 25 3 24,25 13 2 12,50 75 14 71,50 356,253 45 142 174 295 7854

143 13009 EMİN PALA -M 35 4 34,00 12 5 10,75 22 6 20,50 8 4 7,00 77 19 72,25 356,055 26 143 175 296 7876

144 12177 ESLEM ATAMAN 12 30 8 28,00 16 3 15,25 25 4 24,00 5 2 4,50 76 17 71,75 355,225 46 144 176 297 7983
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR

145 13032 SAMET FURKAN TOSUN  28 12 25,00 13 7 11,25 28 12 25,00 12 8 10,00 81 39 71,25 354,325 3 145 177 300 8085

146 0 MİRZA EKİM 12 27 8 25,00 12 8 10,00 30 5 28,75 8 4 7,00 77 25 70,75 352,695 47 146 178 302 8264

147 12196 NİSANUR YÜYEN 12 29 2 28,50 10 0 10,00 26 6 24,50 8 1 7,75 73 9 70,75 352,270 48 147 179 304 8321

148 12173 IRMAK KORKMAZ 12 35 4 34,00 12 3 11,25 23 4 22,00 4 3 3,25 74 14 70,50 350,620 49 148 182 308 8511

149 13025 ZAFER TAN -M 27 11 24,25 15 3 14,25 29 7 27,25 7 11 4,25 78 32 70,00 350,418 27 149 183 310 8538

150 13051 İLKER YILDIZOĞLU -M 33 4 32,00 16 4 15,00 17 4 16,00 9 8 7,00 75 20 70,00 349,520 28 150 184 312 8652

151 13038 GÜLSÜM KESKE -M 32 7 30,25 4 8 2,00 27 4 26,00 13 6 11,50 76 25 69,75 349,173 29 151 186 314 8700

152 12268 CEREN MALTA 12 32 6 30,50 14 3 13,25 20 7 18,25 9 5 7,75 75 21 69,75 348,990 50 152 187 315 8721

153 13174 UUUF UK -M 31 6 29,50 17 3 16,25 19 2 18,50 5 1 4,75 72 12 69,00 346,735 30 153 189 322 8995

154 13116 UĞURCAN NAZLI -M 30 10 27,50 15 3 14,25 24 9 21,75 8 11 5,25 77 33 68,75 346,260 31 154 191 324 9069

155 13040 İREM ŞAKAR -M 31 7 29,25 12 5 10,75 21 3 20,25 9 5 7,75 73 20 68,00 343,868 32 155 192 326 9348

156 12301 ARDA YILDIRIM 12G 31 7 29,25 12 6 10,50 22 2 21,50 7 3 6,25 72 18 67,50 342,298 1 156 193 329 9554

157 13083 ECRİN ÖZTÜRK -M 31 4 30,00 13 1 12,75 20 1 19,75 6 4 5,00 70 10 67,50 342,150 33 157 194 330 9568

158 12415 BİLGE TAŞKIN 12 31 7 29,25 11 5 9,75 20 5 18,75 11 6 9,50 73 23 67,25 341,673 51 158 195 332 9633

159 13031 ARDA TERZİ -M 30 9 27,75 12 6 10,50 24 9 21,75 9 10 6,50 75 34 66,50 339,483 34 159 196 337 9917

160 13057 İSMAİL ERGÜL -M 35 1 34,75 11 6 9,50 21 6 19,50 5 8 3,00 72 21 66,75 339,188 35 160 197 339 9958

161 12267 EMENTE DOLGUN 12 34 5 32,75 12 2 11,50 21 5 19,75 4 6 2,50 71 18 66,50 338,673 52 161 198 341 10037

162 13122 DEMİRHAN KAYA -M 29 11 26,25 10 8 8,00 26 6 24,50 9 8 7,00 74 33 65,75 337,433 36 162 200 343 10220

163 12084 KAMİL KUMANLIOĞLU 12A 30 7 28,25 14 4 13,00 17 13 13,75 12 6 10,50 73 30 65,50 336,558 42 163 201 344 10349

164 11002 CEREN DEDEOĞLU 11 29 10 26,50 13 6 11,50 20 9 17,75 10 4 9,00 72 29 64,75 334,460 8 164 203 350 10653

165 12362 AHMET CAN DOĞAN 12A 29 5 27,75 16 3 15,25 21 4 20,00 2 2 1,50 68 14 64,50 333,243 43 165 205 352 10806

166 12327 NİMET AKAY 12A 29 8 27,00 16 3 15,25 18 3 17,25 7 9 4,75 70 23 64,25 332,715 44 166 206 353 10888

167 0 ECEM ERKİL 11 33 2 32,50 13 5 11,75 20 7 18,25 2 0 2,00 68 14 64,50 332,645 9 167 207 354 10898

168 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ12 32 5 30,75 10 4 9,00 19 3 18,25 7 3 6,25 68 15 64,25 332,288 53 168 209 356 10952

169 84714 AHMET ARSLAN 12 30 3 29,25 15 1 14,75 15 5 13,75 7 4 6,00 67 13 63,75 330,963 54 169 212 362 11174

170 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 29 11 26,25 14 5 12,75 17 11 14,25 11 5 9,75 71 32 63,00 329,238 13 170 214 365 11426

171 12291 HİRANUR AYDEMİR 12 29 6 27,50 12 5 10,75 17 2 16,50 9 3 8,25 67 16 63,00 329,015 55 171 215 366 11443

172 0 GÖKALP AYDIN -M 31 6 29,50 14 6 12,50 15 5 13,75 9 7 7,25 69 24 63,00 328,715 37 172 216 368 11483

173 13209 SEDEF İLTER -M 29 10 26,50 9 8 7,00 24 6 22,50 9 11 6,25 71 35 62,25 326,800 38 173 218 375 11748

174 12147 RAVZANUR AYTUN 12 28 3 27,25 11 5 9,75 21 2 20,50 5 2 4,50 65 12 62,00 325,878 56 174 221 380 11895

175 13132 METE SEVER -M 30 7 28,25 13 7 11,25 20 8 18,00 6 7 4,25 69 29 61,75 324,983 39 175 222 382 12009

176 12077 MERYEM YENAL 12 30 9 27,75 10 8 8,00 23 1 22,75 6 12 3,00 69 30 61,50 324,243 57 176 223 384 12126

177 13131 İNANÇ SEMİZ -M 30 6 28,50 11 3 10,25 19 4 18,00 5 4 4,00 65 17 60,75 321,920 40 177 229 395 12478

178 11038 EDANUR TAŞDEMİR 11 32 7 30,25 15 3 14,25 14 5 12,75 6 10 3,50 67 25 60,75 321,673 10 178 230 396 12513

179 12272 ARDA DEMİR 12A 29 7 27,25 10 6 8,50 17 9 14,75 11 4 10,00 67 26 60,50 321,568 45 179 231 397 12531

180 12063 SARP SÜTUNÇ 12A 31 8 29,00 15 4 14,00 11 5 9,75 9 6 7,50 66 23 60,25 320,485 46 180 232 399 12705

181 3045 BURCU EREN -M 34 3 33,25 11 5 9,75 11 3 10,25 8 6 6,50 64 17 59,75 318,383 41 181 235 403 13018

182 13171 İREM KIZIL -M 24 9 21,75 13 7 11,25 20 7 18,25 10 9 7,75 67 32 59,00 317,663 42 182 236 404 13109

183 12321 UMUT YILMAZ 12 30 7 28,25 16 4 15,00 9 0 9,00 8 4 7,00 63 15 59,25 317,543 58 183 237 405 13122

184 12067 HASAN TURSUN 12 32 6 30,50 9 10 6,50 17 2 16,50 7 5 5,75 65 23 59,25 317,200 59 184 238 407 13184

185 13022 KAĞAN ÇETİN -M 25 15 21,25 14 5 12,75 26 11 23,25 5 15 1,25 70 46 58,50 315,958 43 185 239 410 13392

186 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 31 8 29,00 13 3 12,25 13 3 12,25 7 7 5,25 64 21 58,75 315,865 1 186 240 411 13409

187 12142 AYŞENUR DOĞRU 12 27 7 25,25 9 3 8,25 19 2 18,50 8 7 6,25 63 19 58,25 314,883 60 187 241 416 13573

188 12060 AHMET FUAT GEDİK 12A 31 6 29,50 16 4 15,00 9 2 8,50 6 3 5,25 62 15 58,25 314,290 47 188 244 420 13673

189 13090 AHMET SAİ -M 34 5 32,75 11 6 9,50 10 1 9,75 8 7 6,25 63 19 58,25 313,908 44 189 246 424 13744

190 16003 NEHİR *YREK   28 3 27,25 12 5 10,75 17 2 16,50 5 8 3,00 62 18 57,50 312,228 4 190 249 432 14024

191 13072 ALEYNA AYGÜN -M 33 7 31,25 12 8 10,00 13 1 12,75 4 4 3,00 62 20 57,00 310,198 45 191 252 439 14357

192 12326 BELİNAY BARLIK 12 29 10 26,50 14 5 12,75 16 5 14,75 5 9 2,75 64 29 56,75 310,050 61 192 253 441 14388
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR

193 12201 MİHRİBAN ALKAN 12 35 4 34,00 15 5 13,75 5 5 3,75 7 6 5,50 62 20 57,00 309,940 62 193 254 442 14409

194 13014 SAMET UZUN -M 27 8 25,00 17 1 16,75 11 4 10,00 6 9 3,75 61 22 55,50 306,510 46 194 257 453 15016

195 0 GÜL SENA SAKÇAK 12 31 8 29,00 10 4 9,00 12 5 10,75 7 3 6,25 60 20 55,00 304,580 63 195 258 460 15374

196 12143 SUDE CİRMAN 12 32 7 30,25 8 3 7,25 15 2 14,50 3 1 2,75 58 13 54,75 303,523 64 196 260 463 15577

197 11197 ATA BERK EFE 11 27 12 24,00 11 7 9,25 17 11 14,25 8 7 6,25 63 37 53,75 301,455 11 197 264 471 15973

198 13075 SILA ÇAKIR -M 32 6 30,50 11 7 9,25 8 5 6,75 8 5 6,75 59 23 53,25 299,120 47 198 267 477 16412

199 13081 BEDİRHAN ÇÖMEZ -M 29 8 27,00 12 7 10,25 11 0 11,00 5 1 4,75 57 16 53,00 298,740 48 199 268 480 16491

200 0 MUSTAFA TURAN -MZ 33 6 31,50 14 6 12,50 3 2 2,50 7 4 6,00 57 18 52,50 296,695 1 200 269 483 16852

201 12066 HAKTAN ÇELİK 12A 22 15 18,25 13 5 11,75 18 10 15,50 8 7 6,25 61 37 51,75 296,163 48 201 271 485 16949

202 12284 AHMET ÇOBAN 12 26 9 23,75 15 3 14,25 10 2 9,50 6 6 4,50 57 20 52,00 296,133 65 202 272 487 16956

203 13152 EFE UÇAR -M 27 10 24,50 12 5 10,75 17 4 16,00 1 2 0,50 57 21 51,75 295,120 49 203 273 490 17160

204 12079 BEGÜM MALKOÇ 12 24 10 21,50 14 3 13,25 15 12 12,00 5 5 3,75 58 30 50,50 291,865 66 204 281 503 17774

205 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 27 5 25,75 8 2 7,50 13 8 11,00 7 3 6,25 55 18 50,50 291,413 50 205 282 509 17865

206 12273 SÜHEDA BORAZAN 12 28 7 26,25 22 3 21,25 4 6 2,50 54 16 50,00 289,688 67 206 283 512 18204

207 0 BEGÜM OK   31 6 29,50 10 5 8,75 6 3 5,25 6 2 5,50 53 16 49,00 286,365 5 207 285 523 18815

208 11131 BEYZANUR AĞIR 11 32 7 30,25 12 5 10,75 5 2 4,50 4 3 3,25 53 17 48,75 285,423 12 208 286 526 18990

209 12168 MELİH EREN KURŞUN 12 4 2 3,50 13 7 11,25 29 7 27,25 8 10 5,50 54 26 47,50 285,215 68 209 287 527 19042

210 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12G 33 7 31,25 13 7 11,25 6 5 4,75 52 19 47,25 280,633 2 210 292 544 19889

211 0 HARUN TÜRKAN -M 35 5 33,75 10 4 9,00 4 1 3,75 49 10 46,50 278,043 51 211 295 555 20390

212 11141 RONAİYVZ 11 31 7 29,25 8 7 6,25 10 4 9,00 1 3 0,25 50 21 44,75 273,353 13 212 299 570 21297

213 11083 SUDE EYİDOĞAN 11 26 3 25,25 9 2 8,50 11 0 11,00 1 6 -0,50 47 11 44,25 272,333 14 213 301 576 21508

214 0 HATİCE OKYAY 12 25 7 23,25 11 8 9,00 8 4 7,00 7 9 4,75 51 28 44,00 272,048 69 214 302 577 21555

215 13163 ARDA ONAT MÜLÜS -M 28 4 27,00 10 3 9,25 7 2 6,50 1 1 0,75 46 10 43,50 269,890 52 215 303 583 21955

216 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 28 8 26,00 11 5 9,75 9 7 7,25 48 20 43,00 268,480 70 216 306 590 22224

217 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 28 10 25,50 10 5 8,75 5 5 3,75 6 5 4,75 49 25 42,75 267,980 53 217 307 593 22339

218 0 ECE SE KÜ   32 4 31,00 1 0 1,00 9 8 7,00 5 10 2,50 47 22 41,50 263,400 6 218 312 616 23206

219 13180 ZANYARARDAGÜLTEKİN-MA 22 7 20,25 3 10 0,50 14 4 13,00 8 4 7,00 47 25 40,75 262,713 14 219 313 620 23349

220 56544 SÜMEYRA ANGİ 12 28 7 26,25 4 0 4,00 9 3 8,25 3 3 2,25 44 13 40,75 261,743 71 220 315 626 23532

221 13098 AYBERK KAYA -M 24 6 22,50 5 8 3,00 13 4 12,00 3 3 2,25 45 21 39,75 259,210 54 221 317 636 23961

222 101 GÖZDE ÇEKİM -M 26 7 24,25 9 6 7,50 1 0 1,00 7 6 5,50 43 19 38,25 254,583 55 222 319 655 24749

223 11017 ZEYNEP AKTEPE 11 25 11 22,25 3 4 2,00 10 12 7,00 9 11 6,25 47 38 37,50 252,608 15 223 321 662 25090

224 13019 MERVE ÇİFÇİ -M 28 9 25,75 8 7 6,25 0 3 -0,75 6 5 4,75 42 24 36,00 247,563 56 224 323 677 25930

225 12400 DAMLA CANLI 12 19 6 17,50 7 7 5,25 7 9 4,75 8 3 7,25 41 25 34,75 244,960 72 225 324 682 26348

226 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 24 4 23,00 8 4 7,00 5 5 3,75 2 3 1,25 39 16 35,00 244,760 73 226 325 683 26379

227 12389 CEREN YETİM 12 16 11 13,25 7 7 5,25 10 8 8,00 8 7 6,25 41 33 32,75 239,433 74 227 330 702 27188

228 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 13 23 7,25 13 5 11,75 10 2 9,50 7 12 4,00 43 42 32,50 239,368 75 228 331 703 27205

229 12328 RABİA SILA AYRILMAZ 12 17 5 15,75 9 2 8,50 2 0 2,00 5 6 3,50 33 13 29,75 229,938 76 229 335 727 28574

230 17011 ECE GÜLBAHAR -M 25 14 21,50 6 7 4,25 6 7 4,25 1 4 0,00 38 32 30,00 229,805 57 230 336 728 28585

231 17004 BAGER IŞIK -MA 7 3 6,25 10 9 7,75 12 4 11,00 5 8 3,00 34 24 28,00 225,868 15 231 338 738 29091

232 13096 AVŞİ  ÇAKAN -M 16 15 12,25 7 6 5,50 9 9 6,75 5 7 3,25 37 37 27,75 224,343 58 232 340 743 29284

233 13058 YUSUF YALÇIN -M 14 5 12,75 8 1 7,75 7 3 6,25 1 1 0,75 30 10 27,50 223,423 59 233 341 744 29392

234 11009 UĞUR ÖZEL 11A 11 2 10,50 4 1 3,75 5 3 4,25 1 9 -1,25 21 15 17,25 192,680 1 234 348 794 32309

235 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 13 6 11,50 4 10 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 21 19 16,25 189,600 60 235 350 799 32559

236 0 IRMAK KAHRAMAN 11A 12 4 11,00 2 0 2,00 14 4 13,00 179,830 2 236 351 808 33213

237 12175 BERSAN TOPAL 12B 5 0 5,00 5 0 5,00 157,100 3 237 356 832 34453

238 11162 EMİ RARSLAN   4 12 1,00 2 8 0,00 6 20 1,00 144,890 7 238 358 841 35052
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 238 358 859 36554

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,7 7,2 24,93 11,3 4,5 10,14 12,9 3,7 11,95 4,6 3,3 3,75 55,4 18,7 50,77 287,860

Okul Ortalaması 31,9 5,2 30,54 13,6 3,9 12,67 25,1 3,7 24,21 9,9 5,2 8,58 80,5 18,0 76,00 367,910

KATILIMLAR
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MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

286,365 51,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
BEGÜM OK 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 207 285 523 18815 % 51,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDA EcD DbCDDDBaCCAECDeBE AEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAaE e a  CD CdDCDBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   E  C    e   D b        CD B   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C E   E  DA  C d   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

379,835 15,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  11204
BEYZA MURAT 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 115 136 229 5613 % 15,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAbEdDCDDAEEDcBBCCAdCeDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız abCA a  caACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBaEECed DeCB CEcDDBD  E CCeBDB EDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECAcebEDADb DAbB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

263,400 63,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  0
ECE SE KÜ 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 218 312 616 23206 % 63,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA E D DDCDDDBBCCAcCaDBE AEECeCaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız       E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız e EC    d     D b        CDBa   ED cbaCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız abECcC  Ecb a  cbBbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

144,890 95,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  11162
EMİ RARSLAN 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35052.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 238 358 841 35052 % 95,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız caCb eCaabecd b DA c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ecd  b  b a   c  c c  C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

312,228 38,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  16003
NEHİR *YREK 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14024.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 190 249 432 14024 % 38,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  BCe EDA  dD    D DBBCCAECDDBEAAEECDCcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEc EdD CD adcCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECC  B EBEC DCDd    EdCC BB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   cbedaddDA   DAC b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

354,325 22,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  13032
SAMET FURKAN TOSUN 120 81 39 0 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8085.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 145 177 300 8085 % 22,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bdCCabDAeEbDbeDCDDDBaeCAECDDBEdAEECbCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACbCacCDcadDCbBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCbCaEEBECeDCacADCBEdCCDBBABcdDaDeDaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEdcdEbEbAadCDACBbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

436,485 4,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

    -  11025
SENA 120 102 13 5 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 48 87 1657 % 4,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAcE DDDDCDDDBB CAECDDBEddEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECa CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCeCB EBECDDCDEADCBEECCDBBeBBEDCD DCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAdEbEDADBCDAbeEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

313,908 37,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13090
AHMET SAİ 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 189 246 424 13744 % 37,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCdEDCCDDd EcDCDDAEEDaBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADacCE dCaDE dDbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcB   CC                     BDB ED   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECb CcEaA a  e d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

310,198 39,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13072
ALEYNA AYGÜN 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 191 252 439 14357 % 39,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCbEDCCDDAAbcDCDDAEEDDBBCCAbCDDBEdDaBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADcabcdeaCDEBADeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED    CCC  D BE  ADb    E CC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  EC     C  eA  a d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

423,915 6,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13065
ALPTUĞ GÜRDİL 120 98 14 8 94 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2389.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 66 118 2389 % 6,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCC EDA EcDDbDCDDDBBCCAECDDBEeAEEeDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEA EaDdCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC CBEEBECDDCDEADCBEECCDBeABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEE DAD Ceb eE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

269,890 60,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13163
ARDA ONAT MÜLÜS 120 46 10 64 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 215 303 583 21955 % 60,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CCEDCC  A   DC e EEDDBBCCAEbcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  A ADa     CCDcaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız E  B d        E    D    EdCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E  a               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

339,483 27,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13031
ARDA TERZİ 120 75 34 11 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 159 196 337 9917 % 27,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız beCCCED dEcDeaDCDDDBBeCAECcDBEAAdECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEAdcdc CDECbDCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCC Bd BECbDCD d CcEECbDBaA BEaCeC  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbCAdEcEDA BCbbeddb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

358,535 20,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13082
ARDA ÜNLÜ 120 80 28 12 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 138 168 288 7624 % 20,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCa AeEdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADa CcC  CDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBacEeCCCDDaBECEcDDBD BEdCCA DB cD aC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CcCCEac addaAeaaDA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

224,343 80,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13096
AVŞİ  ÇAKAN 120 37 37 46 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 232 340 743 29284 % 80,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız   CEDC  aA acDCeDAbaD BeCCbcCaDdb   Beba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız ad Ae     eCCD aADCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ecdd  deC  D Ba EADe   B    e  d      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCE e bd  e    ceB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 5 25

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

259,210 65,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13098
AYBERK KAYA 120 45 21 54 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23961.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 221 317 636 23961 % 65,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCC EDd EED aDCDD BeCCbECcDBE  EECD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız e  a  cdb C  aeDCDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cB d   B EB   DdD A  BEE     dB   CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız    C     eA      ddC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

298,740 45,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13081
BEDİRHAN ÇÖMEZ 120 57 16 47 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16491.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 199 268 480 16491 % 45,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCC bd  aDdDDdEEcDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAdADa CbddCaDEBdDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB  CCC  DCBE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE  E  cC   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

425,735 6,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13102
BERİVAN AÇAR 120 99 15 6 95 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 62 113 2267 % 6,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDaAAE DCDDcEEDcBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADDa EdACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcdBEECC CDDCBEC cDDBDCBEECCA DBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdECAebaEDADEaDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

392,825 12,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 88 14 18 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 98 114 198 4599 % 12,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDA EEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAeECa CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c ECCCC dEBcCDDCD  D  EECCDB AB ED  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE AdE EDAacCDAee e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

392,783 12,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13091
BUKET BATBAY 120 87 10 23 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 99 115 199 4602 % 12,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCED AE D DDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEACEdD CDEC DCDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBE CC BdEBECDDCD ADCBEECCDB A   DCD D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCb  CEEcDAa C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

318,383 35,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  3045
BURCU EREN 120 64 17 39 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 181 235 403 13018 % 35,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EcD  DCDaDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  bDEACE a eDca DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECe    d E bD D      ECCD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCEabCEbbaA  CD C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

422,870 6,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13017
CEYDA KOTLUCA 120 99 19 2 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 67 121 2442 % 6,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEdDDDDCDDDcBCdAcCDDBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAeECaBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCdEEBECeDCDEADCBEECCDBBAB EaCaeDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCACEbEDADcCeA dEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

337,433 27,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13122
DEMİRHAN KAYA 120 74 33 13 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 162 200 343 10220 % 27,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCbDCCDaAeadDCeDAEEDDeBCCAbCDDBEdaCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız beCADad dadCCD aADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBcbeCCaDDCBEC ADDBDCBEd CbB   ED DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCEa dC  DAbdCeebB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

229,805 78,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17011
ECE GÜLBAHAR 120 38 32 50 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 230 336 728 28585 % 78,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDA adDcDebcDDeBCCAbCaDBEdcdEeDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız     bacda CDEadDCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 7 18 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECC    E ad  a  b    b C      E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  bEa d    c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

342,150 26,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13083
ECRİN ÖZTÜRK 120 70 10 40 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9568.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 157 194 330 9568 % 26,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCeD   EDCDDAEED BBCCAECDD beDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA AD    dA CDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDeBE CCC DDCBE    DB CBEECC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE C    e daA   aA B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

411,353 8,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17006
EDA NAZ DEMİRBAĞ 120 95 18 7 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 79 89 149 3221 % 8,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bcCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCeeECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEA bCbdCDcadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCB EBECeDCD ADCBEECCDBBeBBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEbEDA cCDc ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

414,080 8,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13052
EFE DAĞDELEN 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 74 84 142 3026 % 8,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEcDDDDCDDDBaCdAECDeBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEACE aaCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCCBcEBECDDCDbADCBEdCCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCbCACEbdDAacCD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

295,120 46,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13152
EFE UÇAR 120 57 21 42 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 203 273 490 17160 % 46,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız C CC EDbcdcDbDDCDDaeBbCAECDDBEdAEaCD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADaAdbC  aDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCC B   E  DCD A  BEdCCD  eaB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   b      eA         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

356,055 21,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13009
EMİN PALA 120 77 19 24 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 143 175 296 7876 % 21,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAE DCeDcEEDDBBCCAECDDBEADbBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADa  c ACaDEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB ECC  DDCBEC AcDBDbBbdCC  b  EDC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  bCCECA     A  CaAbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 4 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

443,413 3,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17009
EMİR AKL 120 105 15 0 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 36 40 70 1299 % 3,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAdEDDDDCDDDBBCCAECcDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECaBCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDaDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCdCAdEbEDAaceDACeEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

412,115 8,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  17008
EMİR ÖZTÜRK 120 94 13 13 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 77 87 146 3147 % 8,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDbdAE DCDDAEEDDBBCdAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADD Cb dCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBEEeC  DDCBEC ADDBD BEECC BDB EDC CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEC  CAaCbEDADEaeAeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

189,600 89,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13119
FERHAT YÜMLÜ 120 21 19 80 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 235 350 799 32559 % 89,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBCCeEDA  dD  DC   eBC AdCe             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız ecb ACdeaa   b b DcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   E       e   D           D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   b eC              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 2 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 0 38

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

328,715 31,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
GÖKALP AYDIN 120 69 24 27 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 172 216 368 11483 % 31,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDc  dD DDCDDDBBCCAECDDBEebEECDCcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEdadCDECdDCeBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECC  adEBEC Da   a  EECCDc     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbCddE EDA  C AddEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

254,583 67,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  101
GÖZDE ÇEKİM 120 43 19 58 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 222 319 655 24749 % 67,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız b CC EDA EcD aDCDDDBBCdAEbDeeE AEECD  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  Aea  cdD dDEb DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız           B                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız C EdddE  DA  e  CdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

349,173 23,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13038
GÜLSÜM KESKE 120 76 25 19 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 151 186 314 8700 % 23,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız dCeEDCCcDAAEEDCDDcEED BBCdAECDcBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız a    a  cebCaD  eDCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEEeCCCeDCBEC bDDBD   dCC BDB E CDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbeCECbBCbEDAaE DACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

267,980 61,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13054
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22339.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 217 307 593 22339 % 61,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC bb bcDCeDccEDDBBCCAcCaDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  b ADa e CdCCb BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec    C   eDe  b eDD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdEacdC   A   c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

428,208 5,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13086
HAFİZENUR AYDOĞAN 120 99 11 10 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 51 58 106 2140 % 5,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AaEAeE aaCDECADCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaE CCCBEEBEC DCDcADCBEdCCDB A BEDCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CECAdEdEDAaBCDACBE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

379,675 15,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13016
HALİL EROL 120 85 20 15 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 116 137 230 5626 % 15,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDeAEEDbDDCDDDeBCCAECDDBEdcEECDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEbdcea aD CADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC BEEBEbDDCD A   EECCDB AB EDCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbbACEb DA  Cec B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

278,043 55,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  0
HARUN TÜRKAN 120 49 10 61 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20390.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 211 295 555 20390 % 55,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAbEEDeDDCDDaBBCCAECcDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız      CEda CDECdDCDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D d  C     E    D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

380,593 15,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13066
HASAN ARDA UZUN 120 84 14 22 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 114 135 228 5559 % 15,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAEC DBE AEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEACcaDcCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC CBcEBECDDCD AD cEECCDB A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCECACE  bA  eD  ddd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

349,520 23,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13051
İLKER YILDIZOĞLU 120 75 20 25 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 150 184 312 8652 % 23,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCbDCe   AEcDCDDAEEDDBBCCAcCDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCEdACCDEBcDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa dECC   DCBEC  bDB  BEECC  c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbedECA CaEDADb  ced

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

321,920 34,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13131
İNANÇ SEMİZ 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 177 229 395 12478 % 34,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCED AE DbDDCD DcBCCAEbcDBEdAEECD dBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEACbd  CD a DCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCC BbEB C DCb b CBEE CDB  B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECb  c DA    c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

317,663 35,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13171
İREM KIZIL 120 67 32 21 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 182 236 404 13109 % 35,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbcAAbcDCDDdEEDb B CAECc cEd    AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız bAaADDdCbeeaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EceB dCC  bDCBE  ADDBDC  EC  e  BEaC bD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdEaA CcEDADEeedbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

343,868 25,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13040
İREM ŞAKAR 120 73 20 27 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 155 192 326 9348 % 25,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCaEDAcEcDeDDCDDDBBCCAECDcBE dEECD dBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  AeEA caa CDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC dBEEB C DCD A   EECCDBe   Eb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCdCACbc DA cC   e C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

381,975 14,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13137
İSMAİL BULUT 120 87 26 7 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 112 132 225 5453 % 14,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCaDDAAEcDCDDAdEbDBBeCAbCDecdADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız adCAeD  cdbCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcdBEcCCCdDDCBECEADDBDCBEECC aDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbeaECA CbEDAD  DAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

339,188 27,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13057
İSMAİL ERGÜL 120 72 21 27 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 160 197 339 9958 % 27,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC   AEEDCDDAdEDDBBCCAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E eADbddc dCCDEBA CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaeEdCCC cDCBEC ADDBDCBEEbb       C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız C  daacBebE Aa a A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

399,660 11,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13033
KAĞAN AKYILMAZ 120 92 22 6 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 92 105 178 4096 % 11,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCC D   cDCDDAEEDDBBCCAECcDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCECACaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 8 1 19,00 % 63

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcdBdbCeC eDCBECcbDDBDCBEECCABDBdEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CaCdECAcCbEDADEa ACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

315,958 36,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13022
KAĞAN ÇETİN 120 70 46 4 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 185 239 410 13392 % 36,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeaAAEdDCDDcEEcDBBCCAECabacdDaebca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDcebedCCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBbECCbCDDCBECdeaDB CBEECCAdb BEceeCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 7 0 -1,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEdabCeedcacbeaCDbbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

419,555 7,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13173
LEYLA GÜRBOĞA 120 98 19 3 93 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2659.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 61 70 125 2659 % 7,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbaAAEaDCDDAEEDDBBCCAECcDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAeDaCbCAbCDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBEECCCdDDCBECEADDBDCBEdCCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdcCb CbEDADaabAeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

247,563 70,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13019
MERVE ÇİFÇİ 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25930.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 224 323 677 25930 % 70,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCbDCC DA acDCDeAaEDDddCCAECDDBEcDCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız bACbea  cd CeDE  DCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız d          ca                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEe E   C  Db ba  Ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

324,983 32,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13132
METE SEVER 120 69 29 22 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 175 222 382 12009 % 32,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCdEDCC aA  cDCDDcEEcDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbeADacacCdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dcaacaC C DDCBE  ADDBDCBEECa  bB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  EeCECbcCd  A  bee  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

372,230 17,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13046
NADİR TÜRETKEN 120 85 30 5 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 123 148 249 6218 % 17,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCCeDAAEcDCDacEcDDBBCCAbCDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDaecCdCCbEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBbdCCCdDDCBECbADDBDCBEECC  DBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedECbcCdaac  bbce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

405,148 10,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13029
ÖZGENUR MENTEŞ 120 91 10 19 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 82 95 163 3656 % 10,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCC DA E DCDDAEEDDBBCCAECDbBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADa  ECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDB EE CCCDDCcEC ADDBDCBEECCABDB EDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız bb CEC  C  DAaa     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

291,413 48,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13157
RECEP İZİDOĞRU 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 205 282 509 17865 % 48,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCeEDA EcD DDCca BBCCA CDDBE AEEeD  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADE C       a DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D c CC B  B bDDda  D   ECCDBeea  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEb CE  bA  Cb     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

451,113 2,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13112
RIZA CAN KAYNAK 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 31 49 959 % 2,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEcDCDDAEEcDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADacCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdECABCdEDAcaCDACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

306,510 41,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13014
SAMET UZUN 120 61 22 37 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 194 257 453 15016 % 41,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCdEDCe D   dDCDDAEEDD BCCAcCDbBEdeCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADa CECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec a EaC  DDCBEd   DBD                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbddC  e daA Edc eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

326,800 32,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13209
SEDEF İLTER 120 71 35 14 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 173 218 375 11748 % 32,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CaCCCcDAAEcDebaCDDDBBCCAbbDDB cAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız bADEdCEbad b  eDbDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCdBbEBE  D D b   EECCDBcA BEbCDC b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCabcCEccDAbceDcCBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

404,938 10,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  16006
SENA DOĞAN 120 91 10 19 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 83 96 164 3678 % 10,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCDaA EEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD   c dCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBcECCCCDDCBECEADDBDCBEECCdBDB EDC  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE    d CEEDAa   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

426,963 6,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13071
SERAY AŞIK 120 100 17 3 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 54 61 111 2197 % 6,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbDAAEcDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADae E AaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBdECCCCDDCBECbbaDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECA CbEDADaaDdCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

299,120 44,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13075
SILA ÇAKIR 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 198 267 477 16412 % 44,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA E DDDDbDDeeBCCAECDDBEcdEECcCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADaA debaCDECdDCaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECe    EB             C DcBe   a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEC CEc  A  C cC be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

382,868 14,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13168
SUDE ŞEŞEN 120 87 24 9 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 109 129 221 5361 % 14,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDcAAEcDCDDcEEDDBBCCAECcDBEdDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADaaeEaACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDdBEECCC DDCBEC e DB CBEdCC  DBBED DCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CcCdECAcCbcDAad DebB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

455,250 2,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13050
TALHA YILDIRIM 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 23 38 755 % 2,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDeAEEDaDDCDDDBBCCAECcDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEaeBaDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBeBBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEEEDADBCDAeeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

346,260 24,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13116
UĞURCAN NAZLI 120 77 33 10 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 154 191 324 9069 % 24,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCeEDcAEcDbDDCDDDBBaCAECaDeEdAdECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEA beD CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBEbCCCBdEBEeDDaD ADCBEECCDBBbd  b    eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCbdEcbaAD CDeedad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

346,735 24,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13174
UUUF UK 120 72 12 36 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8995.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 153 189 322 8995 % 24,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDA caD  DCDDDBdCCAbCDDBEAcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECaBCDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E C    dBE  D D  D  EECCDB   e D DCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CE  CE   A     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

438,803 4,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13010
YİĞİT YÜREK 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 39 44 79 1540 % 4,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDAbEcDDDDCDDDBBCCAbCDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECDeaDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECCCaBEaBECcDCD ADCBEdCCDBBA BEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCdCACEEEDADBCDACdEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

424,688 6,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13076
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 120 99 16 5 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 65 117 2338 % 6,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC DAAEdDCDDAEEDDBBCCAECDDcEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa CE ACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBdECCCCDDCBaCbADDBDCBEdCCeBDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbCECA dbaDADa DAae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

223,423 80,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13058
YUSUF YALÇIN 120 30 10 80 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 233 341 744 29392 % 80,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız baCCCEDd EaD  DC D BaCCA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız        Ca C  C DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBE   CebEBE e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  Cb                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

350,418 23,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-M  -  13025
ZAFER TAN 120 78 32 10 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 149 183 310 8538 % 23,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCb EDAAEaDb DCeDceBCCecCDeBEAdEEaDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEAeECD CDEbeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DecCCCCBb BECDDCD AbCBEdCCDBBd BEDCDeDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECbdE baADce ceeaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

425,063 6,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13055
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 120 99 16 5 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 56 64 116 2312 % 6,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCED AEcDeDDCDDDBBCCAECeDBEeAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECadCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC BEEBECDDCD ADCBEdCCDBBABBEDaDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCbCAdEEEaAD eDAbBE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

367,230 18,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13105
AYŞE EGEM BALCI 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 130 158 267 6713 % 18,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız b CCCEDAAccDDDDCDb BBC AECaDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  eDEAbcCaaCDaC DCaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCbBEEBECDDCD AD BEdCCDB    ED DCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCEa  EbEDA  eDAbe C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

225,868 79,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17004
BAGER IŞIK 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 231 338 738 29091 % 79,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCdbCC       CDD                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aAeADD eaaeeeDEBADbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ee   ECC   D dE   DDB     CCA c   e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedE e C  aA ae  de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

419,490 7,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17005
BATURALP AYDENİZ 120 97 15 8 93 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 62 71 126 2664 % 7,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EEDDDDCDDDBBCCAECDDcEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aAcEACcaacCDEaeDCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCCC cEBECDDaDEAD BEECCDB  BBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEEEDAD CeACdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

399,068 11,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13006
ÇİĞDEM DOĞAN 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 94 107 180 4147 % 11,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAAEEDbcDCDDDBBCeAECcDBEdcEECDbBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAC  a CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCdEEBECDDCD AD  EECCDBBABBED DCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCAda dDAD CDA dba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

365,685 18,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17007
EMRE ARAS 120 78 10 32 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 131 159 269 6852 % 18,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EEDDDDCD DBBCCAECDeBE AdECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEACEeaaCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCC BcEBE DDCD cD cEECCDBBA   b   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE  C              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

391,588 12,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13043
EMRE PEHLİVAN 120 88 17 15 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 101 118 203 4700 % 12,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDeAAEcDCDDcEEeDBBCCAECDeBEdDCBCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAaADDeCE ACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaB ECCC DDCBEC ADDBDCBEECCAB B EDd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE   Cd CcEDAD CDeCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

447,980 2,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  17002
NİLGÜN ALPTEKİN 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1074.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 34 57 1074 % 2,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECcDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADD dEedaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCaCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedECdcCEEDADECDACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

444,993 3,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13028
OĞUZ TEKGÜL 120 105 13 2 101 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 37 64 1214 % 3,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEcDDDDCDDDBBCCAECccBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECbcaDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CdECAdEEEDAD eD bedC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

370,595 17,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13124
RIZA CAN AYDIN 120 82 20 18 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 125 150 254 6366 % 17,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDcAEdDDDDCDDDBBCdeECDDBEecEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAecde CDECADCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCCCBEEBEC DCD AD BEECC BB   E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCEC dEdEDADeCe  eba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

414,883 8,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13080
SERRA SOFUOĞLU 120 96 17 7 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 72 82 140 2960 % 8,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEdDDaDCDDDBBCCAECDDBE AEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCEaacCDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCCBEEBECDDCD AD BEECCDBB BBEDCDCDbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAd bEDAe CDA ebe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

451,773 2,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13118
SILA CÖMERT 120 107 12 1 104 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 29 46 898 % 2,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCC EDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECaeCDEaADCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBabDDCDEADCBEECCDBBABBEbCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCAdEEEDADBCDAeeEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

451,588 2,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13073
TOPRAK AKTOPRAK 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(914.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 30 48 914 % 2,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCCeDAbEaDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDeCcCdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCeBDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECABeEEDADEdDACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

329,238 31,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13127
YAĞIZ EFE BULKOY 120 71 32 17 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 170 214 365 11426 % 31,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBaCeEDAebdDeDDCDDDBBCdAECDeBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dADEdCECb CDEbADCDcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECCC  d BEb De  A bBcdCCDBaA   bCDCa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEC dEdEDAc CD dBa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 3 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

262,713 63,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MA  -  13180
ZANYARARDAGÜLTEKİN 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 219 313 620 23349 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDC DaA EbDCDacdED BBCCA CDDeE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız Ece becC   dC ac ad      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ece bECC   DC aC AD B   E  C  D     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE dECA    DA cd A d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

315,865 36,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MD  -  13169
GİZEM SUDE ERBİL 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 186 240 411 13409 % 36,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCeEDAAacDc DCDeDBBCeAECDDBEeAEdCDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEA Eaa CD CdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   ECC   bE d  DCD  D  EdCCDB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız e EdACEdEbA    c dcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

296,695 46,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

-MZ  -  0
MUSTAFA TURAN 120 57 18 45 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 200 269 483 16852 % 46,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız B bEDCCeadAEdDCDDAEEbDBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAdADbaCceeCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcdB         B                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCEad C   A   c  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

442,900 3,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11077
AHMETHAN DOĞANAY 120 104 12 4 101 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 37 41 71 1326 % 3,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDAAEEDCDDAEEDDBBCCAEbcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDBCE ACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEdCCeBDBBEbCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdEC ceEEDADd DAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

301,455 43,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11197
ATA BERK EFE 120 63 37 20 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 197 264 471 15973 % 43,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDb bcDeaDCDDcBBCaAECDeBEdAddCaCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAecbad bEC DbDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaEeC ba  dabDDC  cDCBEECCDBBA e  d    e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCE bdE  cAeBCD C ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

285,423 51,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11131
BEYZANUR AĞIR 120 53 17 50 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18990.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 208 286 526 18990 % 51,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCbCEDAAEcDeDDCDDDBBCCbECDDBEe EECDaBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAaEb E b CDEaeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaE C     B    a         C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   aCcbE   A  C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

334,460 29,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11002
CEREN DEDEOĞLU 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 164 203 350 10653 % 29,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDb bcDeaDCDDcBBCCAECcDeEdAEECaCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEA EdDaCbaCdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 8 3 17,00 % 57

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECC ba bBabDDaD cDCBEECCDBBA  E d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE edE  cADBeDA   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,645 29,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  0
ECEM ERKİL 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10898.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 167 207 354 10898 % 29,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECD BEdAEECe    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADbAaEda CDEC DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECCC BddBa DD D AD  EECC BcAB E a C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız   E       A         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

321,673 34,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11038
EDANUR TAŞDEMİR 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 178 230 396 12513 % 34,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC cAAEdDCeDcEEDDBBCCAECcDBEdDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADD eEa CCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec B ECC   D BE  deDB  B ddCAB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CcbdEaecC  bA ECecb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

398,020 11,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11066
EREN BAĞRIYANIK 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 96 110 183 4222 % 11,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCC a  EE CDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDaCECdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDB EECa  DDCBECE DDBDCBEdCCeBD  EDCD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCECb CadDA a cACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

371,433 17,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11192
PINAR YILMAZ 120 81 15 24 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 124 149 252 6289 % 17,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEcDCDaAEEccBBCCAbCDDBEdDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCAD BeE dCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB ECCC DD  EC eDDB  BEECC  D  EDCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  E  b A  cEDA b Db  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

273,353 58,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11141
RONAİYVZ 120 50 21 49 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 212 299 570 21297 % 58,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA ccDbaDCDD BBCCAbCDDBEdAEECDCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CA EACEded   Cdcd aA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBE    B dBa aD            BB   E  eC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız                A ebb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

403,520 10,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11016
SENA ŞENKUL 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3792.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 87 100 170 3792 % 10,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDbDeCDDDBBCCAECDDBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEdaaCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCCB EBECDD D ADCBEdCCDBBe BED  CDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCdC CEbEeAacCDcedEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

272,333 58,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11083
SUDE EYİDOĞAN 120 47 11 62 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 213 301 576 21508 % 58,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 3 11 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDC   A  EDCD A E DeBCCA CDeBE DCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız  A Aaa C   CC  BADC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED     C  DD BE     B    E CA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız  ced  b a   c   D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

398,030 11,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  7
YUSUF KAĞAN ALTAŞ 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 95 109 182 4220 % 11,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCbDCC  A EdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa CECdCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBddECC CDDaB C ADDBD BEdCCABD B  C CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCECAaecEDA EdDAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

401,110 10,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11113
ZEYNEP AKAR 120 92 19 9 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 91 104 176 3976 % 10,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCED AEcDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACcdaeCDECADCDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC BEEBECDDC dADCBEECCDBBc   aCa D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCAdEcEeAaBeDACed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

252,608 68,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11017
ZEYNEP AKTEPE 120 47 38 35 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 223 321 662 25090 % 68,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız baCCecDA  aD  DCDDcBBCCAECeDBEAcEECedaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız C    e ebcC  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdEba b c       D A     CCcBdecBEb e cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCEadeEbEcADcabdCcEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

458,975 1,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11  -  11190
ZEYNEPNUR DOĞANER 120 109 11 0 106 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 21 34 614 % 1,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCaEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECcDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEACEdaBCDECADCDBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAdEEEDADcCDACdEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

179,830 90,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  0
IRMAK KAHRAMAN 120 14 4 102 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 236 351 808 33213 % 90,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız Cd CCED   dD DD Db BBC b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 2 13

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

192,680 88,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11A  -  11009
UĞUR ÖZEL 120 21 15 84 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 234 348 794 32309 % 88,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız      ED    D    D   BC AE DDBcd         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c        E    D D         e  b  ED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız e bCd cb e   b e d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 2 38

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

393,050 12,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

11B  -  11056
ŞEBNEM ARSLAN 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 97 113 196 4578 % 12,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCCeDAAEEDCDDAEEDcBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaeeECdCCDEabDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaecECCC DDCBEC ADDBDCBEbCCA c  EDC CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CcCCECAcebEDAaE DAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

404,903 10,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12087
ADİLE ÇAKIR 120 94 23 3 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 84 97 165 3683 % 10,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAbccDDDDCDDDBBdCAECDDBEdAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACc aabDEacDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBcEBECDDCD A CBEdCCDBBeBBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEbAdEEEDADaCDAeBaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

330,963 30,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  84714
AHMET ARSLAN 120 67 13 40 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 169 212 362 11174 % 30,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCC ED AEcD aDCDD BBCCA CcDBE AEECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAb  D CDECADCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız ceEC  CdcEB CDDC  A CdEE CD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbb C  EaA  CD C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

296,133 46,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12284
AHMET ÇOBAN 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 202 272 487 16956 % 46,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bcCC EDA  dD aDCDDDcBCCAECcDBEdcdECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEC cCD adDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E    B d c  DC      E  CDB     D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CaCddc  DA  aDA  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

407,588 9,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12385
ASLI ELİF TÜZ 120 94 19 7 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 81 93 158 3463 % 9,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCeEDAeEcDDDDCD DBBCCAECeDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAb dacCDEa DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 0 3 37,00 % 93

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCB EBECDDCD ADCBEECCDBB BBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCddEbEDAacCDAeda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

381,785 14,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12151
AYBERK ŞAM 120 86 22 12 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 113 133 226 5467 % 14,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCea  Ed CDDAdEDDBBCCAECDDBE DCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADaaeEb CCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec BEbCCCCDDCBEC ADDBDCBEECCeBbBBcDCDCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCECb ebEDADa DA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

466,965 0,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12216
AYLİN BORA 120 111 8 1 109 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 17 329 % 0,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADDcCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECaCCeDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECAcCEEDADE DACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

403,443 10,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12202
AYŞE  Ö*EMİR 120 91 12 17 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 89 102 172 3800 % 10,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC   AEEDCDDAdEDDBBCCAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E CADcc ECdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 34 0 6 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECC C DCBEC ADDBDCBEECCABD B DCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız C  daacBebE Aa aDAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

314,883 37,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12142
AYŞENUR DOĞRU 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 187 241 416 13573 % 37,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCdEbCCDaAAEcDCDDA dDDBBCCA CaDBE  C  AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız    AcD  a cCC  BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec B  CC  eDCBE  ADD  CBEECCA D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CdCCECb ecEeA Ed c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

291,865 48,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12079
BEGÜM MALKOÇ 120 58 30 32 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 204 281 503 17774 % 48,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CaCCCED  E Db DCDae a dAECacBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAcEAbECb CD C DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 10 6 11,50 % 38

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECb  ea BE eDaD cD cEdCCDBBc   a Da   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CE    dbDA   D e aa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

310,050 39,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12326
BELİNAY BARLIK 120 64 29 27 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 192 253 441 14388 % 39,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCeEDAA cDDDDCDaDBBCdAECaDcEdbdECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADEAbcCD CDEabDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız eBECC  e E E  DaD A   EdCCDB       D cC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEC  b b A  bacedEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

399,540 11,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12110
BERKE GÜLSEVEN 120 90 13 17 86 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 93 106 179 4111 % 11,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEdDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDdBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCbda CDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCC BEEBECDDCD bD BEECCDBB   E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  Cdab EEEDADBeDACdE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

411,790 8,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12098
BEYZA İŞBİLEN 120 95 17 8 90 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 78 88 147 3191 % 8,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDcAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADadbceACCDEBdDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBb CCC  DCBECc DDBD BEdCC  DBB DCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedECABCbEDADEdDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

341,673 26,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12415
BİLGE TAŞKIN 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 158 195 332 9633 % 26,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCe bb EDCDDAEEDDBBaCbEbDcBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbaADaaC   CaDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED Bd CC  DDCBaa ADDBDCBEECCb c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdE c CdEeAbEdD CB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

412,853 8,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12018
BURAK KAYGISIZ 120 96 20 4 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 76 86 145 3100 % 8,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAEdDCDDdEEDDBBCCAECcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa eEadCaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCCCeDCBECbADDBDCBEdCCABDBBEDCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbCbCA CbEDAeE DAed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

348,990 23,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12268
CEREN MALTA 120 75 21 24 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 152 187 315 8721 % 23,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDA EcDDDDCDDDcBCCAECDDBEddbECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADE ebb  CDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cdECCbCB EBEa DaD    B ECCDB  c ED DCe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECdCE bDAD bD b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

239,433 74,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12389
CEREN YETİM 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 227 330 702 27188 % 74,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CaE     A  dDb   bEDe BdCAc ceBEcDeBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız      acCEedaCb aADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 7 13 8,25 % 28

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız bD Ba  CaCeDaB     De    b CABc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdEbA ed DA  dDea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

244,960 72,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12400
DAMLA CANLI 120 41 25 54 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 225 324 682 26348 % 72,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  BCC EDA EcDebDbD  B CCAEC D   d dCD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız      baecaC EaeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdE ee  cd a    D  D    CC B ec   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCE   EcEbAa CD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 1 25

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

370,265 17,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12300
DOLUNAY AÇIKTEPE 120 79 8 33 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 126 151 256 6397 % 17,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEbAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECa CDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E   C     C                 BBED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECACEEEDADdCDACBca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

409,750 9,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
ELİF CEVHER 120 95 20 5 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 80 91 155 3330 % 9,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCbDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDeBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa CbbAaCDEB DCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEEeCC DDbBECEADDBDCBEdCCeBD B DCaCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECABebEDADEaeACd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

481,300 0,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12004
ELİF ECE ŞEN 120 115 5 0 113 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 7 94 % 0,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBeCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDBCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECABCcEDADEaDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

338,673 27,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12267
EMENTE DOLGUN 120 71 18 31 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 161 198 341 10037 % 27,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA EdeDDDCcDDBBCCAECcDBEAAEEeDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADa  EC  aD CADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c EbCe B  BECDD D dDCBEECCDB A  a  DC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  bc   bdEDA  Ce   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

419,273 7,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12237
ENES ARICI 120 97 15 8 93 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 63 72 127 2681 % 7,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAcEdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaBCECdCCDEBADCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBEECCCCDDCBEC eDDBD BEECCABDB ED D D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdEbbcC EDAD CDcCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

355,225 21,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12177
ESLEM ATAMAN 120 76 17 27 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 144 176 297 7983 % 21,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDc EdDb DCDDDBBCCAECcDBEedEECDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEdb CDaCADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDbe  BEdCCDBBc    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız    bACE d A   D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

268,480 60,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12396
EYLÜL ŞENTÜRK 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 216 306 590 22224 % 60,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCCb AAEcDCeDcEEDDBBCCAECc BEc  BbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız aAecD    eACCDEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED d  CaC e  BE abaDB        B   a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

244,760 72,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12017
EZGİ GÜLTEKİN 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 226 325 683 26379 % 72,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCC DC bDA Ec CDDAEED BBCCAEC DBEc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EcCA b   d CC d AD D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ecd d  C   D     c         C  c     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız   C d d b   A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

376,223 16,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12025
FURKAN KOS 120 85 25 10 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5889.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 120 144 241 5889 % 16,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCeDaA EdDCDDAEEccBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa bEddaCDEBbDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 5 1 22,75 % 76

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBcECCabeDCBEC ADDBDCcEECCABDBBED D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCdEb  CbEDA EbDAdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

387,908 13,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12368
GÜL BİREKOL 120 87 17 16 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 103 122 210 4959 % 13,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız beCCCED cEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACddD CDaCADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCC  EBEC DCD  DCBEdCCDBd  BEDCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCb  dEdEDAD Cee  a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

304,580 42,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
GÜL SENA SAKÇAK 120 60 20 40 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 195 258 460 15374 % 42,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDc acDeDDCDacBBCCAECaDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADEA cCb CbEa DCD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cdECCC   EBaaDDaD AD     C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CaE dCE  DA  C     d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

418,308 7,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12090
HAM * DOĞRU 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 67 76 133 2742 % 7,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEcdCc AAEcDCDDAEEDDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACAD  CcdACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECaCCDDCBEeEADDBDaBEdCCABDBBED  CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECAcCEEDcea ebCB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

317,200 36,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12067
HASAN TURSUN 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 184 238 407 13184 % 36,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDcA EEDCDDcEaDDBBCCAECDcBEdDCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EeecDaB beeCCeaaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDcB dCCCCDD BEC AD BD     C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEbdE      DA  CcAbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

361,040 20,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12050
HATİCE ATASOY 120 78 17 25 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 132 162 280 7333 % 20,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCbcA  cDCDDAEEDDBBCCAECDDBEeDCBb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADa bE   C   ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 0 7 23,00 % 77

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 0 10 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB ECCC DDCBEC ADDBD  EECC  DB ED DCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbadEaA CccDA b e  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,288 29,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12333
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 120 68 15 37 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 168 209 356 10952 % 29,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCD A EEDCDDcEEDcBB CAECDeBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız bA A  de  d CDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 3 18 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCC  D BE   eDB C Ed C      D DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE   C   bEaA  Ce  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

272,048 58,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
HATİCE OKYAY 120 51 28 41 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21555.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 214 302 577 21555 % 58,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız aBC CbDe E    DCDa BBCCA CDDBEdAEECDbaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eAcEbeb DcCDbCeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECC CBEcBb e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECddcddeA   DeC Ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

358,643 20,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12158
HİLAL ALTAN 120 78 20 22 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 137 167 287 7612 % 20,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAcE DD DCDDDBBCCAECDDBEecEdCeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAbbAeEb  CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECC CBc BdCDDCb AD  E CCDB A  EDC  b D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCE dCE  DAD eDA dc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

329,015 31,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12291
HİRANUR AYDEMİR 120 67 16 37 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11443.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 171 215 366 11443 % 31,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCbEDCCD AAEcDCDDdEEDDBBCCe C  BEcDCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız abCAD eC d CeDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa   CC  eDCBEC  DDB  BE CC  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE   C  CdEDA b De B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

436,175 4,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12047
HKAAN SUZAK 120 103 17 0 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 49 88 1678 % 4,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAAEdDDaDCDDDBBCCAECDDBEeAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEddEdDcaDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECeDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAdEEdDADcCDACebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

470,125 0,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12101
HÜSNİYE KARAGÖZ 120 112 8 0 110 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 15 262 % 0,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDdAEEDDDcCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAcEACECaBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCbCBEEBECeDCDEbDCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEEEDADBCDACBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

428,025 5,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12263
İDİL SU DEVECİ 120 99 11 10 96 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 59 107 2146 % 5,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAE DDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAeECa CDE ADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCCBdEBECDDCD ADCBEdCCDB  BB DCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CbbAdEbEDADBeDAeBE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

386,768 13,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12256
İNCİ UÇKUN 120 88 23 9 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 104 123 211 5023 % 13,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCD A EcDCDDAEE DBBaCAECDDBEeDCBbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADa eEbACaDEBADdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız dDBBEECC  DDCBECdA DBDCBEdCCABcBBEDCDeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECb CccaAadCDcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

350,620 23,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12173
IRMAK KORKMAZ 120 74 14 32 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 148 182 308 8511 % 23,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAAEcDDDDCDDDBBCCbECcDBE AEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  cDEA E   CDEaADCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBEeCCCBd BECDDCD A  BEECCDBaAB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız        EdeA  Cc C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

376,345 16,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12069
IRMAK ÖZEL 120 85 25 10 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 119 143 240 5881 % 16,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAAEEDDDaCDDcBBbCAECceBEddEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbbEaaaCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCC  E BECeDCb A  BEdCCDBBAc EDCDCDC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAdEbEDA ceDAC be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

372,978 16,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  16008
KADİR BAYKAL 120 84 26 10 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 122 146 247 6147 % 16,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCbCEDA EcDbaDbDDDBBCCAECcDdEcddECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEeCEaa aDECeDCD e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCb ADCcEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECbdE EeA  eDc   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

285,215 52,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12168
MELİH EREN KURŞUN 120 54 26 40 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19042.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 209 287 527 19042 % 52,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız      E b  cD       B C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız dADEAebdbdCDECcDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCCCeE BECDDCD ADCaEECCDaBAae a DCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEabCEddbAb CDAbed 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

436,930 4,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12179
MERİÇ ATALAY 120 103 16 1 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 47 83 1625 % 4,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECeCdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACcCD CDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DeEeeCCBEEBaCDDCDEADCBEECCDBBABBEbCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECbdccEDADBCDACBad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

415,768 7,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12383
MERT AKALIN 120 97 20 3 92 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 69 79 137 2899 % 7,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAEC DBEddEECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECa CDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 8 0 20,00 % 67

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DddCaCCBEaBaaDDCcEADCBEECCcBBAcBcDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CECAdEcEDADceDACBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

418,465 7,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12282
MERYEM ÇİÇEK 120 96 12 12 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2730.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 65 74 131 2730 % 7,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEd EECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEA c D aDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdECCCCBEEBECDDCDbADCBEECCDBBAB EDCDCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEb dEbEDA BdD b E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

324,243 33,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12077
MERYEM YENAL 120 69 30 21 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 176 223 384 12126 % 33,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCeeaA EcDCDDcdEaDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız abeADD aEddbCDE eDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 0 10 20,00 % 67

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED BE  CC  DCBE  ADDBDC EECC  DB  c D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 6 12 2 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbeCE A ecdDAcbdaeed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

309,940 39,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12201
MİHRİBAN ALKAN 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 193 254 442 14409 % 39,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAAEcDeDDCDD BBCCAECDDBEbAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbdEdDaCDECeDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c EaC    d             EeC B     c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCdCed d DA  CD C  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

352,695 22,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  0
MİRZA EKİM 120 77 25 18 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 146 178 302 8264 % 22,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCbDA  dD  DCDDeBBCCAECDDeEdAE* DbBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADdeeEbDcCDcCdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC BdEBaCDD D ADCBEdCCDBBbBB b DCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECddE  aA B Dd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

239,368 74,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12210
MUHAMMED ENES BAKICI 120 43 42 35 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 228 331 703 27205 % 74,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCC Eaecbd becbeDaBd dbECa cEdAbcbDaeBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCabaBCD C DCDBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECCC eEEBECe                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eadCebdaEDcD abdCBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 4 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

418,368 7,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12387
MUSTAFA TANRIKULU 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 66 75 132 2734 % 7,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCeEDAAEEDDaDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAbbCDcCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız caECCCCBEEBECDDaDEADCBEECCDBBAdBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız aCdCcCE   A  eb CeE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

429,490 5,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12258
NAZ KONUKSEVEN 120 100 14 6 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2050.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 56 103 2050 % 5,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDcAAEcDCDDAEEDDBBCCAbCDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADacCECdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEaCCCC DCBECEADDBD  EdCC  DBBEDCDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECA CbEDADaCDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

369,270 17,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12199
NİDA ÇINAR 120 81 18 21 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 127 152 258 6499 % 17,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDA EcD  DCDDDBBCCAECDDBEdAEECDa BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  ADE  ECa CDEC DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c ECCCCB EBEC DCb ADCdEECCDBBA B D  CD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbC dEc DADcCDbCeda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

383,933 14,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12171
NİSA NUR SERT 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 108 127 219 5271 % 14,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CCEDCCD AeEcDCDDdEE DBBCCAECDeeEeDCcCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EcC DD CEe CCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 1 3 25,75 % 86

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCC DDCBECEADDBDCBEdCC  D B DCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız dECdca eebEDAac DAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

352,270 22,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12196
NİSANUR YÜYEN 120 73 9 38 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 147 179 304 8321 % 22,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız  CCEDC   A  cDCDDAEEDDBBCCAECD   cDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 0 10 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E  A       CCDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDaBd  C  bDaBECEADDBDC EECCb DB cDCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE  EC  CbEDA       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

484,963 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12107
ÖMER ARDA BAYSAL 120 116 4 0 115 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 5 60 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaBCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECABCEEDADECeACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

435,678 4,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12116
ONUR AVA 120 102 15 3 98 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 45 52 91 1712 % 4,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDacAEaDCDDAdEDcBBCCAECDDBEdDCcbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaeCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBdEE CCCDDCBEC A DBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECABeEEDADECDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

375,393 16,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12053
POYRAZ FAZLILAR 120 83 18 19 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 121 145 243 5953 % 16,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCbEDCC Dd E DCDDAEEDDBBCCAECcDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDcCEbACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBB ECC CcDCBEC AeDBDC EdCCAB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEedECb CcbDA EeDbCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

229,938 78,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12328
RABİA SILA AYRILMAZ 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 229 335 727 28574 % 78,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCCED   dD DeC DDBaCCAECc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız  Ae    C  CD CeDCDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D E                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CdE bCE   c  d   edC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

477,950 0,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12343
RAMAZAN EFE 120 114 6 0 112 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 8 113 % 0,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCcDdAEEDCDDAEEDDBBCCAECDeBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDBCEdACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECABCEEDADECDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

385,490 14,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12204
RANA ATLI 120 87 20 13 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 105 124 214 5130 % 14,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEcDDaDCDDDBBCCAECDDBEdAEECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEba CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız c ECCCCBdEBECDDCDc   BEECCDB e   DaD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCbaAdEbEDAaceDACBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

413,153 8,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12070
RANA ŞANLI 120 96 20 4 91 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3082.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 85 144 3082 % 8,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız C CCCEDAdEEDDDDCDcDBBCCAECcDBEdcEECD BBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEACEda CDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEeCCCBEEBECDDCDEcDCcEdCCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCACEbEDAacCDACea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

325,878 32,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12147
RAVZANUR AYTUN 120 65 12 43 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 174 221 380 11895 % 32,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDe EcDCDDc ED BBCCA CDDBE     AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeAD   cdAaCDE eDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 2 17 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ee BE C C DDCBdC   DBD  EECC  D BED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız Cc C b  C E A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

448,428 2,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12014
RÜMEYSA MARAŞLI 120 106 13 1 102 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1040.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 33 53 1040 % 2,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEaDDDDCDDDBBCCAECDDBEddEECDbaBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECaaCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCA EcEDADcCDeCBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

403,743 10,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12145
RUMEYSA TAŞDEMİR 120 91 12 17 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 86 99 169 3774 % 10,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAEEDCDDdEEDDBBCCAEbDDBEeDCaCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADD CceACaDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 31 0 9 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBE CC CDDCBEC ADDBDCBEECCA D BED   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız Cbb ECAcC  DAD  D  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

392,728 12,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12012
SAİD KAYAOĞLU 120 90 23 7 84 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 100 116 200 4606 % 12,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCeEDe EdDD DCDDDBBCCAECeDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEaaBaDECbDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCCCB EBaCDDC EbDbBEdCCDBBb BEaaDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCECAdEaEDA  CDACaab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

435,993 4,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12011
SELEMENUR ADIYAMAN 120 102 13 5 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 44 51 90 1696 % 4,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCaDDAeEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCEdACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBdEeC CDDCBECcADDBDCBEECCABDBBEDCD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CE C CA ebEDADaCDAeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

303,523 42,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12143
SUDE CİRMAN 120 58 13 49 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 196 260 463 15577 % 42,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCCeDe ddDCDDAcEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E  c     d CaDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBec  C   D   C ADDB   EECC   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız      CA C      b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

360,598 20,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12043
SUDE DEMİRHAN 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 135 165 283 7381 % 20,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCdCED cEcDD DCDDcBBCCAECDDBE cdECDeBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız bAeEd Ed  CDEC DCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cebCCC BEEBECDDaDEADC EECCDB  B EeC CDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCEaA  E DAa CDce Ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

289,688 49,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12273
SÜHEDA BORAZAN 120 54 16 50 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 206 283 512 18204 % 49,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCaEDCeDDA bdDCeDAEED BBCCA CDcBE eCB AB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec   ECCC  D B C A DB   EdCCABb BED  CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız Cc dab  C a A   D b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

385,083 14,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12138
SULTANNAZ AYGÖR 120 89 29 2 81 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 107 126 216 5171 % 14,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDcAAEdDCcDcEEeDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDcbECdaCDEaADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 6 1 21,50 % 72

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcdBEEeCeCDDCBEeEADDBD BEdCCABDBBEDCDaDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbbdEabcCcEDADd DceB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

261,743 64,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  56544
SÜMEYRA ANGİ 120 44 13 63 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 220 315 626 23532 % 64,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA  bDe bCDDDBBCCAcCDDBEdcEdCD  BA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız                DCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cdE Ce B      DCD    BE  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız e c   b  DA       E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

356,253 21,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12229
TALHA GÜRCAN 120 75 14 31 71 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 142 174 295 7854 % 21,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDAeE a  DCDDDBBCa EC  Bdc b  cd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACE DBC ECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCCdB EB  DDCD ADCBE CCDB    ED a D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CbECACd   A  CDACBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 2 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

418,123 7,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12054
TOPRAK GÜCÜKOĞLU 120 95 8 17 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 68 77 134 2757 % 7,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAeEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbdbCaBCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 33 0 7 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D ECCCC EEBECDDCD ADCBEECCDBBABBEDCD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CbC CEE DA  bD     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

317,543 35,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12321
UMUT YILMAZ 120 63 15 42 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 183 237 405 13122 % 35,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız eCCEDCa DA  EDCDDcEEDDBBeCAECDDBddDCBCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacbECdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDB       DD  E    D       C  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCEed C  DA    c e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

360,678 20,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12  -  12170
ZEHRA ZAMAN 120 78 17 25 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 134 164 282 7378 % 20,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 76 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCbEDCCDDAbdcDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaB E ACaDEeADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBE CC dD aB CEADDB  B dCC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCEaA  dEDA EaD dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

443,825 3,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12180
AHMED FURKAN KAFADAR 120 105 15 0 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 35 39 68 1275 % 3,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBbAcCdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCECdaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEEeCCCeDCBECEADDBDCBEECCABcBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECABCEEDADaCDAee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

333,243 29,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12362
AHMET CAN DOĞAN 120 68 14 38 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 165 205 352 10806 % 29,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CcCCaEDb      DCeDDBBCCdECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEba CDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdEC   B EBE DD   AD BEdCCDBeA   c D D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CcC d              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

314,290 37,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12060
AHMET FUAT GEDİK 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 188 244 420 13673 % 37,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bBCCCEDc EaD  aCDDDBBCCeECDcBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEdacCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız   E           D    D BdECCDB      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız Cb  dCE  DA  C   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

430,033 5,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12102
ALİ OSMAN ÇOBAN 120 100 14 6 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 48 55 102 2015 % 5,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDC D AAEcDCDDAEED BBCCbcCcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EeCADaBCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız Ec BEECCeCDDCBEC A DBDCBEdCCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECABdEEDADaaDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

367,580 18,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12013
ALPER KEREM YALÇIN 120 82 24 14 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 129 157 266 6671 % 18,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CaCCCED  EdDD DCDaDBBCCAECDDBEeAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CAcEAeEda CDECADCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DaECCC d dBE DDCD ADCBEECCDBabBB D  CD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCECddEdEaA  eDAadaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

432,250 5,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12225
ALPER ÖZDEMİR 120 102 18 0 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 47 54 96 1908 % 5,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCCEDAAEcDDDDCDDDBBCCAbCDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAeEbDBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECeCCBEEBECDDCDcADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECddEaEDAcceDeCdEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

438,378 4,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12165
ARDA BULDU 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 40 45 80 1553 % 4,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEdDDbDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız aADEACbCDaCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCd EBaCDDCbEAD BEECCDB eBBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEcEDADBCDAeeEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

321,568 34,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12272
ARDA DEMİR 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 179 231 397 12531 % 34,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBbCCEDA  cD cDCDD BBCCAECDeBEdcEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız eADE bceD CD b DCDaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DcECb baE BE  DaDbbD  Ed CDBBAB Ec      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECA EdEDA  CDc dd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

450,525 2,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12038
ARDA ETYEMEZ 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(987.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 32 51 987 % 2,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCECAaCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBeEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCECAcebEDAacdDACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

358,170 20,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12416
ARİF ARDA İŞBİLİR 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 140 170 290 7671 % 20,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCadDCCeD AE DCDDAEEDcBBCdAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADb Cc AbaDE ADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız cDBBEECC  eDCBEC ADDB C EE C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CEeCECA C EDAaa DcCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

356,728 21,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12375
AYŞE NAZAR DÜKAR 120 75 10 35 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 141 173 293 7812 % 21,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız  eCCCEDAeEEDDD CDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEAdE  eCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC B   E  DC   D    CCDB    ED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCd   E aDA  CDdb a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

484,963 0,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12074
AYŞEGÜL ÇİÇEK 120 116 4 0 115 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 5 60 % 0,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECDBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bCECAdEEEDADBCDACBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

454,938 2,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12427
BERAT CİVELEK 120 108 12 0 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 26 41 777 % 2,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAbEDbDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECaBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECeDCDEADCBEdCCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCAdEEEDADBCeAeBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

439,688 4,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12010
BERRA BAŞTÜRK 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 38 43 78 1497 % 4,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEdDCDDAEEDcBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADaBCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcaBEECCCCDDCBECEADDBDCBEdCCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECdcCcEDADaCDdbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

403,900 10,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12281
CEYDANUR ŞENKUŞ 120 92 16 12 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 85 98 168 3761 % 10,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDaAeEEDCDDdEEDDBBeCAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaeCEbAaCDEBADeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCbC DCBECEA DB   E CC Bc BED  CDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECA CcEDADbaDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

488,525 0,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12059
CEYLİN YÜCEL 120 117 3 0 116 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 37 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADDBCECACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECABCEdDADEeDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

382,628 14,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  16002
DOĞA ÖZ 120 85 16 19 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 110 130 222 5391 % 14,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız aCCEDCCD AAEcDCDDcEEDDBB CAECDDBE DCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADaadEdACCDEBdDCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBB  CC  DDCBEC  DDBD BE CC  D  EDCD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdE  eecEaADcaDAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

485,013 0,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12003
ELİF ÖZBEK 120 116 4 0 115 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 4 52 % 0,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEeAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEbCECDBCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCBEEBECeDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCdCACEEEDADBCDACBEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

378,475 15,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
EMİRHAN YAŞ* 120 84 18 18 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5701.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 117 140 235 5701 % 15,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCaEDA baDe DCeDDBBCCdECDDBEAAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEba CDEadDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECC  BEEB CDDCDb D BEECCDc  c EDCD D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECACEcbDA  e Ae  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

462,263 1,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  6810
ENES SARGIN 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 18 28 513 % 1,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACECDeCDEaADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız cBECCCCBEdBECeDCDaADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECAdEEEDADBCeACBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

368,115 18,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12234
ENES SELEK 120 81 20 19 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 128 156 265 6625 % 18,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCC edCDDAAEdDCDDA ED BBCdAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbeADb CcdbCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDa bECCC DDCBECEbDDBD BEECC  D  E C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız Cb CEC  CdEDADEdeACa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

296,163 46,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12066
HAKTAN ÇELİK 120 61 37 22 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 201 271 485 16949 % 46,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız bcCC EDAeccDe DCDDeeaCCAbCaDaEeAdECDCdB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEdbEea CD CcDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBceCe B EBaCb CD A  BEECCDBdd   a e De 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCEbdCEcdeA   Db dE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

403,468 10,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  0
İHSAN ÇETİN 120 93 20 7 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3797.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 88 101 171 3797 % 10,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız cCCEDCCDDAAEEDCDDAEdDDBBCCAECDDBEeDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EAeADaBCbCACCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBdECC  DDaBECd  DeDCBEdCCAde BEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECAcCbEDADa bA d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

422,010 6,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12131
İSMAİL ATICI 120 97 12 11 94 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2500.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 60 68 122 2500 % 6,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDA E aDDDCDcDBBCCAECcDBEdAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEA EC BCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız D EeCCCBEEBECDDa EADCBEECCDB  BBEDCDCD D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız bC CA EbEDADceDACeaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

336,558 28,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12084
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 73 30 17 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 163 201 344 10349 % 28,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CeCCeEDAAccD DDCDc eBCCAECDDBEeA ECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEdacCD CdDCD A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdEbC  accBEeDb D eea EdCCDB    *c DCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCECbdEdbDA  CDACdEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

432,710 5,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12065
KIVANÇ ALTINTOPU 120 101 13 6 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 46 53 94 1879 % 5,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEdAEECDbBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACE DaCDECADCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBEaCCCBEEBECDDCe ADCBEECCDBBec EDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCddEEEDAa eDACe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

377,035 15,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12152
MELİH GEZER 120 82 11 27 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 118 142 239 5821 % 15,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCeDAAEEDbDDcEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADD CbCdCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız ED   E  C DDCBEC A DBD BdECC Bb  ED   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECb       E b C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

415,148 8,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12061
MELİH TALHA YASAN 120 95 13 12 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2945.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 71 81 139 2945 % 8,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCED AE D  DCDDDBBCCAECDDBEAcEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEda CDECeDCDad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCC B EBECDDCb cDCBEdCCDBdAB EDaDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız  CECACEbEDADeCDA BE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

385,318 14,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12230
MERYEM 120 85 12 23 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 106 125 215 5148 % 14,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDcAAEdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız E CA  dCEdACaD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 24 1 15 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECeCCDDCBEC ADDB  B   CA DB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECddCA   EDA daDACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

427,113 5,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12244
MUHAMMED POLAT 120 99 13 8 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 53 60 110 2189 % 5,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCC eAAEEDCDDAEEDcBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EA ADDcCEbAaCDEBADbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EcBBEECCC eDCBECEADDBD BEdCCA DBBEDCDCDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECdECABCEEDAaE Dc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Lipitler 1 0 0 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

446,530 3,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12334
MUSTAFA ENES DAĞ 120 105 11 4 102 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 32 36 61 1155 % 3,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCDDAAEdDCDDAEEDDBBCCAECDDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EbCADacCbCbCCDEBADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBBEECCCCDDCBEC AeDBDCBEECCABD BEDCDCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CECCECAceEEDADa DACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

419,123 7,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12096
NAZMİ 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 64 73 128 2688 % 7,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A BCCEDCCDDAAEEDCDDAEEDDBBCCAECDDBEADCBCAB

Cevaplarınız BCCEDCCbDAAEcDCDaAEEDDBBCCAECcDBEdDCBCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A EACADDBCECACCDEBADCDBECBA

Cevaplarınız EACADacCECdCCD BADCD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A EDBBEECCCCDDCBECEADDBDCBEECCABDBBEDCDCDC

Cevaplarınız EDBdcEeCCCDDCBEC eDDB  BEECC  cBBEDCD DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CECCECABCEEDADECDACB

Cevaplarınız CbCCECABbEEDADaCDACB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 1 0 100



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

332,715 29,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12327
NİMET AKAY 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 166 206 353 10888 % 29,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CdCCCEDcAEcDe DCDeDBaCCA CDDBEb EECeCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEdCEeDaCDEC DCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DdEeCC B  BEC D   AD  EdCCD      D D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız eCbCAdE EDA  b cbeab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Çözünme Süreci 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Lipitler 1 0 1 0



MİKRO YAYINLARI TYT DENEME SINAVI

447,013 3,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

12A  -  12028
ONUR KULAN 120 106 14 0 102 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1146.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 31 35 58 1146 % 3,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 48 238 358 859 36554

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEAAEECDCBBA

Cevaplarınız CBCCCEDAAEEDDDDCDDDBBCCAECDDBEeAEECDCBBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CADEACECDBCDECADCDBACBABE

Cevaplarınız CADEACEeaaCDECdDCDBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DBECCCCBEEBECDDCDEADCBEECCDBBABBEDCDCDCD

Cevaplarınız DBECCCCdEEBECeDCDEADCdEECCDBBABBEDCDCDCD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CCECACEEEDADBCDACBEC

Cevaplarınız CCbCdCaEdDADBCDACdEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100

Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve Gelişmişlik 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

SAYILAR 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Hareket Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Dayanıklılık 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Çözünme Süreci 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Denklemleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Lipitler 1 0 1 0
