
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

1 0 ONAT ORBAY 12 38 2 37,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 463,168 1

2 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 5 21,75 10 0 10,00 6 0 6,00 6 1 5,75 6 0 6,00 106 11 103,25 450,533 2

3 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 37 2 36,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 9 0 9,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 106 11 103,25 450,445 3

4 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 36 4 35,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 4 24,00 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 106 13 102,75 448,757 5

5 0 MİNE NUR YILMAZ 12 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 106 14 102,50 448,234 6

6 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 105 15 101,25 444,376 11

7 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 5 2 4,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 103 11 100,25 441,701 12

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 104 16 100,00 441,005 14

9 0 BEYZANUR YAMAN 12S 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 9 0 9,00 6 0 6,00 6 1 5,75 6 0 6,00 103 14 99,50 439,612 17

10 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 3 35,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 9 0 9,00 6 0 6,00 5 2 4,50 4 1 3,75 100 11 97,25 432,195 26

11 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 3 23,25 10 0 10,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 0 5,00 100 13 96,75 431,533 27

12 0 CELAL SERDAR 12S 34 5 32,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 100 13 96,75 431,499 28

13 0 PINAR YILMAZ   33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 8 0 8,00 6 0 6,00 4 2 3,50 5 1 4,75 98 15 94,25 423,509 35

14 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 3 22,25 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 98 17 93,75 422,160 37

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 5 23,75 9 1 8,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 99 21 93,75 421,921 38

16 0 DAMLA KİŞİN  M 37 3 36,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 8 0 8,00 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 97 16 93,00 419,435 42

17 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 6 0 6,00 95 10 92,50 418,387 44

18 0 İDİL Y 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 7 21,25 10 0 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 97 18 92,50 417,137 46

19 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 26 3 25,25 9 0 9,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 2 3,50 96 15 92,25 416,175 49

20 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 23 6 21,50 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 97 22 91,50 415,532 50

21 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 25 3 24,25 8 1 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 6 0 6,00 96 18 91,50 414,473 52

22 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 8 30,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 4 25,00 10 0 10,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 97 23 91,25 414,058 53

23 0 BURCU CEYHAN 12S 38 2 37,50 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 20 2 19,50 7 0 7,00 6 0 6,00 5 0 5,00 4 1 3,75 93 9 90,75 413,213 55

24 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 22 2 21,50 6 0 6,00 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 94 14 90,50 412,715 56

25 0 BORA ALINIŞIK 12S 29 10 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 7 1 6,75 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 95 20 90,00 411,895 58

26 0 BAŞAK DURMAZ  M 36 3 35,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 8 0 8,00 2 3 1,25 5 1 4,75 6 0 6,00 94 15 90,25 411,210 61

27 0 İREM ÇELİK 12 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 7 0 7,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 95 20 90,00 410,993 62

28 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 24 3 23,25 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 6 0 6,00 95 22 89,50 409,767 65

29 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 4 35,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 7 21,25 9 1 8,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 94 20 89,00 407,101 73
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Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

30 0 BELİNAY 12S 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 6 21,50 8 1 7,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 94 23 88,25 406,098 74

31 0 SEZGİN  MS 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 8 2 7,50 4 2 3,50 4 3 3,25 5 1 4,75 94 22 88,50 406,061 75

32 0 ARDA KARACA  MS 33 5 31,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 6 0 6,00 6 1 5,75 2 4 1,00 5 1 4,75 92 17 87,75 403,850 78

33 0 ARDA PALALI 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 24 6 22,50 8 2 7,50 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 94 26 87,50 403,630 79

34 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 8 2 7,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 94 26 87,50 403,137 80

35 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 8 0 8,00 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 91 15 87,25 401,334 85

36 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 6 31,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 21 7 19,25 10 0 10,00 6 1 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 92 22 86,50 400,712 86

37 0 SÜEDA COŞAN 12 38 1 37,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 23 3 22,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 89 10 86,50 399,546 89

38 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 25 5 23,75 8 2 7,50 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 92 24 86,00 398,657 91

39 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 29 9 26,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 8 1 7,75 5 1 4,75 4 1 3,75 3 2 2,50 90 19 85,25 396,536 100

40 0 BERKAY ALKAN 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 22 4 21,00 6 2 5,50 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 90 21 84,75 396,203 102

41 0 FERAYE UYAR 12 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 22 6 20,50 8 0 8,00 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 90 20 85,00 396,168 103

42 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 38 2 37,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 2 22,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 90 18 85,50 396,165 104

43 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 24 6 22,50 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 92 28 85,00 395,710 106

44 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 30 8 28,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 9 1 8,75 4 1 3,75 5 2 4,50 6 0 6,00 90 22 84,50 394,974 108

45 0 NEHİR GÖKCEN 12S 31 8 29,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 6 21,50 5 0 5,00 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 89 22 83,50 391,739 115

46 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 34 2 33,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 87 15 83,25 390,522 116

47 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 23 1 22,75 7 0 7,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 87 15 83,25 389,901 118

48 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 5 33,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 21 4 20,00 2 1 1,75 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 87 20 82,00 387,465 124

49 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 8 28,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 3 21,25 7 2 6,50 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 87 23 81,25 385,146 131

50 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 4 33,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 3 2 2,50 6 0 6,00 3 3 2,25 5 1 4,75 86 19 81,25 385,108 132

51 0 DİLVİN YEĞEN  MD 35 5 33,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 4 19,00 5 1 4,75 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 86 19 81,25 384,817 133

52 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 6 31,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 22 1 21,75 5 1 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 85 16 81,00 384,168 135

53 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 21 1 20,75 6 0 6,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 84 13 80,75 382,610 139

54 0 DENİZ GULER 12D 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 17 2 16,50 3 2 2,50 5 2 4,50 3 0 3,00 83 10 80,50 382,255 140

55 0 EMİNE YURTCU  M 34 4 33,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 23 4 22,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 84 16 80,00 380,813 141

56 0 HATİCE ERGÜNEN   33 5 31,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 21 3 20,25 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 0 6,00 83 14 79,50 380,132 144

57 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 11 24,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 24 5 22,75 7 0 7,00 5 1 4,75 5 0 5,00 6 0 6,00 85 23 79,25 379,990 145

58 0 RABİA FİDAN  MS 32 8 30,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 23 3 22,25 7 3 6,25 3 3 2,25 6 0 6,00 3 2 2,50 86 26 79,50 379,519 148

                                              2 / 11



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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KATILIMLAR

59 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 24 2 23,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 85 23 79,25 378,777 151

60 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 21 3 20,25 1 0 1,00 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 83 18 78,50 377,132 155

61 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 35 4 34,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 21 6 19,50 6 2 5,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 84 22 78,50 376,825 157

62 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 34 5 32,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 3 21,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 82 15 78,25 375,473 160

63 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 34 6 32,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 18 3 17,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 0 3,00 6 0 6,00 82 15 78,25 375,319 161

64 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 5 21,75 1 0 1,00 4 0 4,00 7 0 7,00 3 2 2,50 82 17 77,75 374,976 162

65 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12C 32 6 30,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 5 18,75 4 0 4,00 5 1 4,75 2 1 1,75 1 2 0,50 81 17 76,75 370,701 174

66 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 7 31,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 5 20,75 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 81 19 76,25 370,291 176

67 0 IŞIL ELMAS  M 34 5 32,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 23 4 22,00 7 2 6,50 2 4 1,00 4 3 3,25 4 1 3,75 83 26 76,50 370,049 178

68 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 8 18,00 6 2 5,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 83 32 75,00 367,728 183

69 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 12 22,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 25 1 24,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 81 24 75,00 367,167 187

70 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 7 30,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 2 4 1,00 5 2 4,50 3 2 2,50 81 23 75,25 366,539 189

71 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 16 5 14,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 79 16 75,00 365,557 194

72 0 EMİR YALÇIN 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 15 3 14,25 1 0 1,00 4 3 3,25 6 0 6,00 6 0 6,00 79 19 74,25 365,237 196

73 0 BEYZA ORTA 12E 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 20 2 19,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 78 12 75,00 364,785 199

74 0 HATİCE ATASOY  MS 33 5 31,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 19 1 18,75 4 0 4,00 3 3 2,25 5 1 4,75 4 0 4,00 77 16 73,00 360,498 211

75 0 SILA DİLBAZ  MS 32 7 30,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 20 3 19,25 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 1 4,75 77 16 73,00 360,440 212

76 0 CANSU EREN  MS 35 5 33,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 0 4,00 16 3 15,25 2 0 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 3 0 3,00 76 12 73,00 360,345 214

77 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 28 12 25,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 23 3 22,25 7 0 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 80 28 73,00 360,299 215

78 0 EMİR GÜNEŞ 12S 31 5 29,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 7 18,25 3 0 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 2 1 1,75 78 21 72,75 359,150 219

79 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 30 8 28,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 21 6 19,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 78 23 72,25 358,354 222

80 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 0 21,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 76 14 72,50 358,158 223

81 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 5 12,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 3 3,25 5 1 4,75 77 20 72,00 357,503 228

82 0 NİL GEDİKLİ 12S 27 7 25,25 3 0 3,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 19 3 18,25 7 1 6,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 76 20 71,00 355,206 235

83 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 8 18,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 2 1,50 79 31 71,25 354,580 236

84 0 EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 20 4 19,00 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 5 0 5,00 77 24 71,00 354,385 237

85 0 ESMA TOPTAŞ 12S 35 5 33,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 17 2 16,50 6 4 5,00 2 5 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 78 29 70,75 353,372 241

86 0 NEVA YERLİYURT 12D 35 5 33,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 11 5 9,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 74 15 70,25 352,353 246

87 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 19 7 17,25 2 1 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 76 23 70,25 351,439 250
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Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

88 0 TALHA GÜRCAN  M 30 9 27,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 6 2 5,50 5 1 4,75 2 2 1,50 3 2 2,50 77 28 70,00 351,348 251

89 0 MUSTAFA KÖSE  M 30 9 27,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 17 7 15,25 5 1 4,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 77 30 69,50 350,734 253

90 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 20 6 18,50 4 2 3,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 0 2,00 75 24 69,00 347,770 265

91 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 37 2 36,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 17 2 16,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 73 16 69,00 347,366 268

92 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 35 5 33,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 72 14 68,50 346,048 270

93 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 7 25,25 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 15 5 13,75 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 5 0 5,00 72 18 67,50 344,598 272

94 0 AYŞE NAZ YEĞİT   28 11 25,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 19 6 17,50 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 2 3,50 74 27 67,25 343,515 278

95 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 11 25,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 5 18,75 3 2 2,50 3 3 2,25 3 1 2,75 6 0 6,00 74 28 67,00 343,078 280

96 0 AYÇA POLAT  MS 28 11 25,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 19 6 17,50 5 1 4,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 74 28 67,00 342,750 281

97 0 EGE GÜVEN 12B 30 10 27,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 22 6 20,50 4 0 4,00 5 2 4,50 1 1 0,75 74 27 67,25 342,497 282

98 0 FEYZA ERGÜL  MS 30 9 27,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 5 11,75 5 0 5,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 1 4,75 72 23 66,25 340,962 284

99 0 NUR ŞEKER 12D 36 3 35,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 6 9,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 3 3,25 3 1 2,75 71 20 66,00 339,782 289

100 0 SİDRE KIZILU Ğ  MS 27 13 23,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 8 14,00 4 2 3,50 3 4 2,00 4 3 3,25 6 0 6,00 74 34 65,50 338,811 291

101 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 19 7 17,25 3 0 3,00 2 3 1,25 4 3 3,25 5 1 4,75 73 30 65,50 338,244 293

102 0 EMİR GÖNÜL 12D 31 9 28,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 22 2 21,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 4 0 4,00 1 1 0,75 73 29 65,75 337,906 296

103 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 30 9 27,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 12 5 10,75 1 1 0,75 6 1 5,75 5 0 5,00 3 2 2,50 71 24 65,00 337,720 298

104 0 AYTÖRE DEMİR 12D 35 4 34,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 70 18 65,50 337,601 299

105 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 10 27,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 12 1 11,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 69 18 64,50 336,244 307

106 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 11 25,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 14 3 13,25 2 2 1,50 6 0 6,00 5 0 5,00 2 1 1,75 70 23 64,25 335,446 310

107 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 12 24,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 0 2,00 70 22 64,50 334,665 316

108 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 14 21,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 16 6 14,50 5 0 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 4 0 4,00 71 29 63,75 333,924 319

109 0 YELDA İŞBİLİR  MD 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 68 19 63,25 331,092 328

110 0 EYLÜL ASYA SEZER  M 32 7 30,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 17 6 15,50 1 1 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 70 31 62,25 328,409 345

111 0 YASİN YAŞAR  M 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 18 4 17,00 2 2 1,50 4 2 3,50 1 2 0,50 68 23 62,25 327,957 347

112 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 37 3 36,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 64 6 62,50 327,904 348

113 0 SERRA ÖZMEN 12E 33 7 31,25 2 0 2,00 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 18 3 17,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 67 19 62,25 327,633 349

114 0 RAUF KASIMOĞLU 12 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 7 15,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 68 24 62,00 326,485 351

115 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 17 6 15,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 68 25 61,75 325,965 355

116 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 32 8 30,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 67 22 61,50 325,845 356
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

117 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 12 23,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 5 0 5,00 11 14 7,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 2 4,50 6 0 6,00 70 38 60,50 325,532 359

118 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 15 1 14,75 2 0 2,00 2 0 2,00 65 14 61,50 325,314 360

119 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 22 3 21,25 3 2 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 70 34 61,50 325,243 361

120 0 ECEM ARSLAN 12E 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 15 4 14,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 67 23 61,25 325,176 362

121 0 DOĞA SOYLU  M 30 4 29,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 1 14,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 64 11 61,25 324,524 365

122 0 BADE PALABIYIK 12 35 5 33,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 0 4,00 65 16 61,00 324,401 367

123 0 ALANUR DEMİR 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 14 2 13,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 66 20 61,00 323,508 370

124 0 ARDA SÖZER  MS 22 6 20,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 18 3 17,25 4 0 4,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 0 4,00 65 21 59,75 322,397 372

125 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 10 23,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 18 5 16,75 5 3 4,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 67 27 60,25 322,145 373

126 0 ECEM ERKİL 12S 28 9 25,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 18 1 17,75 1 0 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 64 16 60,00 322,007 374

127 0 ELİF AKBOĞA 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 2 4 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 64 16 60,00 321,421 376

128 0 KEMAL HORUZ 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 12 6 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 16 60,00 320,817 379

129 0 DENİZ ŞENKAL  M 34 6 32,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 13 5 11,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 65 23 59,25 318,899 386

130 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 3 0 3,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 4 3 3,25 3 3 2,25 5 1 4,75 64 22 58,50 318,066 391

131 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 10 20,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 18 4 17,00 5 1 4,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 1 0,75 65 25 58,75 317,711 394

132 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 18 9 15,75 1 1 0,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 69 40 59,00 317,707 395

133 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 32 6 30,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 0 8,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 0 3,00 62 14 58,50 317,060 396

134 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 34 3 33,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 3 7,25 4 0 4,00 2 0 2,00 61 10 58,50 316,990 397

135 0 BELEN SARI 12E 30 9 27,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 15 0 15,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 62 15 58,25 316,272 402

136 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 29 11 26,25 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 18 2 17,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 63 21 57,75 313,908 409

137 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 33 6 31,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 4 0,00 16 4 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 63 24 57,00 312,495 415

138 0 AZRA GÜNAL 12 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 11 5 9,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 63 24 57,00 312,239 417

139 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 7 29,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 62 21 56,75 312,209 418

140 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 15 1 14,75 2 1 1,75 3 0 3,00 60 13 56,75 311,679 421

141 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 7 31,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 5 6,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 62 22 56,50 311,338 426

142 0 EMİR ÜRAL 12S 31 6 29,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 9 10,75 2 0 2,00 2 3 1,25 3 0 3,00 2 0 2,00 63 26 56,50 311,214 429

143 0 ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 14 3 13,25 5 2 4,50 4 2 3,50 4 0 4,00 62 24 56,00 311,090 430

144 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 9 12,75 2 1 1,75 4 3 3,25 4 1 3,75 4 0 4,00 65 36 56,00 311,027 431

145 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 10 6 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 61 18 56,50 310,853 432
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

146 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 10 3,50 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 62 24 56,00 310,064 438

147 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 9 5 7,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 62 26 55,50 308,881 444

148 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 7 2 6,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 25 4 24,00 8 1 7,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 57 8 55,00 307,563 449

149 0 GÜL BATI 12E 31 7 29,25 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 16 3 15,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 60 18 55,50 307,466 450

150 0 İBRAHİM KAFA  MD 29 9 26,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 60 19 55,25 307,407 451

151 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 31 4 30,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 16 2 15,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 59 14 55,50 307,386 452

152 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 12 21,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 19 6 17,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 63 32 55,00 306,520 454

153 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 26 9 23,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 0 8,00 6 1 5,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 60 21 54,75 305,856 459

154 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 13 21,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 17 7 15,25 0 1 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 63 35 54,25 304,959 465

155 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 25 7 23,25 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 3 15,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 59 18 54,50 304,844 468

156 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 31 7 29,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 12 1 11,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 58 14 54,50 304,566 470

157 0 NİL TURBİL  M 24 12 21,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 17 2 16,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 59 19 54,25 304,087 471

158 0 KAAN KURT  MS 15 3 14,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 21 5 19,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 59 21 53,75 303,643 473

159 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 30 6 28,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 9 3 8,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 59 21 53,75 303,270 476

160 0 ZEHRA İKAN 12E 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 60 26 53,50 302,564 479

161 0 ESRA AKSU 12 27 9 24,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 12 5 10,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 60 27 53,25 302,558 480

162 0 GÜLİN TAKTAŞ  M 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 58 18 53,50 301,958 484

163 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 8 27,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 58 20 53,00 301,416 488

164 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 11 26,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 6 8,50 1 0 1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 60 28 53,00 301,275 490

165 0 ECE B NGÖL 12S 29 7 27,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 14 5 12,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 59 24 53,00 300,629 494

166 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 24 16 20,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 17 9 14,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 1 2,75 62 38 52,50 300,506 495

167 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 27 8 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 4 3,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 2 3,50 57 19 52,25 298,811 507

168 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 25 12 22,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 15 8 13,00 2 2 1,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 5 1 4,75 62 39 52,25 298,767 509

169 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 7 26,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 1 4 0,00 3 0 3,00 2 0 2,00 57 19 52,25 298,566 512

170 0 ÇINAR BİRCAN 12 21 12 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 22 6 20,50 4 0 4,00 59 26 52,50 298,339 513

171 0 EKİN ERİŞ 12E 34 6 32,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 11 2 10,50 1 0 1,00 56 14 52,50 298,075 515

172 0 DİDEM SANCAK  M 26 13 22,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 1 0,75 10 4 9,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 57 22 51,50 297,398 518

173 0 EREN DEMİRDİZEN 12 23 9 20,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 3 17,25 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 57 22 51,50 296,410 524

174 0 EBRAR KUL  MD 34 6 32,50 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 56 18 51,50 296,229 526
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

175 0 TAN ŞENER 12B 26 9 23,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 13 5 11,75 4 2 3,50 3 2 2,50 5 1 4,75 58 30 50,50 294,719 532

176 0 NAZLI BALA  ME 33 7 31,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 11 1 10,75 55 15 51,25 294,448 534

177 0 ORHAN BAYKAL 12E 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 13 5 11,75 4 2 3,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 58 29 50,75 293,582 539

178 0 BEGUM ULU  MD 34 6 32,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 10 5 8,75 2 1 1,75 56 21 50,75 293,336 541

179 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 35 5 33,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 2 2 1,50 9 1 8,75 1 1 0,75 54 13 50,75 293,090 542

180 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 8 27,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 5 7,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 56 23 50,25 292,616 545

181 0 ATAKAN ATEŞ 12S 22 10 19,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 12 5 10,75 4 5 2,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 58 33 49,75 292,194 549

182 0 HİLAL OZANİLİ  M 32 6 30,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 4 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 2 3 1,25 55 20 50,00 291,984 550

183 0 MİLAY GAMZE KURU  M 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 55 23 49,25 289,637 563

184 0 İLAYDA GÖKKAYA   31 7 29,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 7 2 6,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 53 15 49,25 289,419 565

185 0 BEGÜM KIRTOK 12 26 13 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 9 11,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 57 32 49,00 288,756 571

186 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 7 26,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 52 12 49,00 288,416 573

187 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 10 23,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 52 17 47,75 286,019 586

188 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 30 4 29,00 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 50 9 47,75 285,140 590

189 0 HİLAL TEKİN  MS 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 7 4 6,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 53 25 46,75 282,417 607

190 0 IŞILAY YENİAY 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 5 2 4,50 1 2 0,50 53 25 46,75 282,206 608

191 0 SUDE DİNÇ  MS 31 4 30,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 0 2,00 3 1 2,75 50 14 46,50 281,878 614

192 0 SILA SÜZ  ME 25 9 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 51 20 46,00 280,036 624

193 0 ŞEYMA SAR I  MD 27 11 24,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 6 2 5,50 1 2 0,50 1 1 0,75 51 20 46,00 279,551 626

194 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 10 27,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 4 0,00 3 2 2,50 7 6 5,50 1 0 1,00 50 22 44,50 275,001 655

195 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 10 5 8,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 50 24 44,00 274,014 661

196 0 EZGİ ÇOKAL  MD 29 8 27,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 7 3 6,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 22 43,50 272,810 671

197 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 7 33 -1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 20 8 18,00 9 0 9,00 5 2 4,50 3 2 2,50 3 3 2,25 57 57 42,75 272,178 678

198 0 RÜMEYSA KAYA  ME 25 14 21,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 15 5 13,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 51 30 43,50 271,855 680

199 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 8 28,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 6 4 5,00 48 18 43,50 271,845 681

200 0 ALYA  ERT*RUL  MD 28 10 25,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 49 24 43,00 271,602 683

201 0 NUR EFŞAN İKAN  M 28 9 25,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 49 25 42,75 270,768 689

202 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 9 25,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 48 21 42,75 270,410 691

203 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 28 9 25,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 48 21 42,75 270,171 693
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

204 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 30 10 27,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 47 19 42,25 269,354 698

205 0 FİDELYA PARLA 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 8 13 4,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 54 46 42,50 268,720 704

206 0 MUSTAFA TEKER  MD 29 9 26,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 47 19 42,25 268,443 705

207 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 27 7 25,25 2 1 1,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 47 22 41,50 266,511 720

208 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 9 20,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 3 0 3,00 3 3 2,25 46 21 40,75 265,616 727

209 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 47 23 41,25 265,594 728

210 0 ALEYNA    CAN 12 27 10 24,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 47 24 41,00 265,013 731

211 0 BERAT DEMİRCAN  ME 29 11 26,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 46 20 41,00 264,950 732

212 0 CANSU AKAR  M 26 14 22,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 47 25 40,75 264,809 736

213 0 KÜBRA EFE  M 30 8 28,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 47 26 40,50 263,079 750

214 0 BEYZA DURSUN  U  MS 23 14 19,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 7 4 6,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 46 25 39,75 262,911 753

215 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCIY12S 27 8 25,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 9 1,75 2 3 1,25 3 3 2,25 3 0 3,00 47 29 39,75 262,328 758

216 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 46 25 39,75 261,068 764

217 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 19 15 15,25 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 10 6 8,50 3 0 3,00 1 6 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 48 34 39,50 260,967 765

218 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 6 7 4,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 27 39,25 259,584 773

219 0 SUDENAZ YALI 12E 30 10 27,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 44 20 39,00 258,841 779

220 0 AZRA KURTTEKİN 12 24 11 21,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 7 7 5,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 1 1,75 46 30 38,50 258,248 785

221 0 EDHEM  M 21 12 18,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 1 11,75 43 17 38,75 258,102 787

222 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 9 8 7,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 33 38,75 258,048 788

223 0 DİCLE KAYA  MS 27 7 25,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 43 19 38,25 257,960 789

224 0 ALİ BİNİCİ 12S 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 20 3 19,25 2 0 2,00 3 3 2,25 4 0 4,00 1 0 1,00 39 8 37,00 254,898 814

225 0 HÜMEYRA KARAKAPLAN12 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 5 1,75 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 31 37,25 253,928 826

226 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 27 13 23,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 45 31 37,25 253,560 832

227 0 ÖZEN KILIÇ  MD 29 6 27,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 40 13 36,75 252,175 844

228 0 İLAYDA ÇINAR  MD 29 11 26,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 42 22 36,50 251,802 846

229 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 13 21,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 42 23 36,25 251,612 847

230 0 MELİH SÜMER  M 32 6 30,50 3 0 3,00 3 2 2,50 38 8 36,00 249,776 867

231 0 BAŞAK UYAN 12S 17 4 16,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 9 4 8,00 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 39 15 35,25 248,757 870

232 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 13 21,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 0 1,00 40 21 34,75 247,321 878
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

233 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 9 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 38 15 34,25 244,856 900

234 0 AYLİN ÖNİZ 12E 25 12 22,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 10 -1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 41 28 34,00 244,559 901

235 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 16 4 15,00 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 13 4 12,00 36 10 33,50 242,766 910

236 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 20 11 17,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 8 2 7,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 39 23 33,25 242,495 912

237 0 NEHİR YILMAZ  M 26 10 23,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 38 22 32,50 240,153 924

238 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 21 18 16,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 2 6,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 42 38 32,50 240,008 927

239 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 17 18,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 7 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 40 32 32,00 238,576 938

240 0 BEDRİYEASLAN  M 24 11 21,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 36 16 32,00 238,297 941

241 0 DERİN YETİŞEN  M 25 11 22,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 6 3 5,25 38 24 32,00 238,232 944

242 0 ESMA ÇİÇEK  MS 23 17 18,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 6 4 5,00 2 5 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 35 31,25 236,660 959

243 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 17 14,75 2 1 1,75 9 3 8,25 0 5 -1,25 5 1 4,75 3 2 2,50 38 29 30,75 236,008 965

244 0 BE*İN GÖK  M 25 13 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 36 31,00 235,168 972

245 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 7 21,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 35 19 30,25 233,439 980

246 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 9 4 8,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 36 25 29,75 231,904 992

247 0 ASYA SU YAVUZ 12E 20 11 17,25 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 35 22 29,50 231,397 996

248 0 BARTU ARSLAN  MS 12 6 10,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 6 6 4,50 1 0 1,00 5 1 4,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 35 24 29,00 230,967 998

249 0 KAYRA BAYDAR 12D 23 14 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 34 23 28,25 227,356 1018

250 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 34 23 28,25 227,241 1019

251 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 13 7 11,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 2 5,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 33 23 27,25 225,542 1028

252 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 12 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 27 27,25 224,591 1035

253 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 17 13 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 4 4,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 3 0 3,00 1 5 -0,25 36 37 26,75 223,539 1046

254 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 12 21,00 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 33 25 26,75 222,889 1048

255 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 8 4 7,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 12 8 10,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 32 23 26,25 222,116 1055

256 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 13 14,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 31 19 26,25 221,525 1058

257 0 ADİLE UĞURLU  ME 19 8 17,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 18 25,50 220,041 1061

258 0 MERT DENİZ BALCI 12 17 7 15,25 1 3 0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 11 25,25 219,089 1071

259 0 MELİKE YILDIRIM 12S 15 12 12,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 4 1,00 3 1 2,75 30 21 24,75 218,032 1075

260 0 ECE CİHANKAYA 12E 23 12 20,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 28 25,00 217,895 1076

261 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 21 14 17,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 30 22 24,50 216,600 1083
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

262 0 NAZ METİN 12 22 13 18,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 30 23 24,25 215,608 1089

263 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 25 15 21,25 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 31 27 24,25 215,548 1090

264 0 BELİNAY  MD 20 15 16,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 32 33 23,75 215,037 1096

265 0 SAİME GÖVŞEN  M 17 10 14,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 28 19 23,25 213,290 1107

266 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 10 10 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 4 6,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 4 2 3,50 29 27 22,25 210,801 1126

267 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 19 12,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 6 18 1,50 34 46 22,50 210,658 1127

268 0 ASLI PALA  M 21 14 17,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 29 26 22,50 210,527 1128

269 0 İREM BALIKÇI  MD 22 2 21,50 22 2 21,50 207,477 1141

270 0 HALİME KAYA 12E 18 10 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 27 25 20,75 205,917 1150

271 0 ENİS BAYDAR 12 17 7 15,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 29 36 20,00 202,976 1160

272 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 10 2 9,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 0 1,00 22 9 19,75 202,888 1162

273 0 NİLSU AZATLI 12 15 21 9,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 10 -1,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 32 50 19,50 202,640 1163

274 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 18 15 14,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 24 24 18,00 197,403 1185

275 0 ECE BURŞUK  M 14 9 11,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 3 3,25 21 13 17,75 196,703 1188

276 0 MUSTAFA GÖKHAN 12 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 11 12 8,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 23 16,25 192,419 1201

277 0 ZEHRA UYSAL 12E 18 8 16,00 18 8 16,00 191,480 1204

278 0 SILA AKSOY 12E 15 15 11,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 21 27 14,25 186,484 1220

279 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 11 14 7,50 4 0 4,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 21 38 11,50 178,300 1239

280 0 ARDA KELEŞ  M 7 13 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 14 24 8,00 168,492 1261

281 0 E LIFAY  M 11 15 7,25 11 15 7,25 166,031 1266

282 0 İKBAL AVKAN  M 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 13 1,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 11 27 4,25 157,569 1275

283 0 EMİR ARSLAN 12S 6 25 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 10 33 1,75

284 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 0 0,00

285 0 CAFER ÇEVİK 12 6 31 -1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 9 42 -1,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,76 9,47 22,39 2,16 1,17 1,87 2,90 1,04 2,64 1,87 1,83 1,41 3,01 1,16 2,72 0,01 0,01 0,01 10,02 4,01 9,01 1,73 0,45 1,61 1,63 1,54 1,25 2,18 0,95 1,94 1,69 0,76 1,50 51,9622,39 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,74 8,46 25,63 2,62 1,20 2,32 3,48 0,86 3,27 2,24 1,99 1,74 3,46 1,10 3,19 0,00 0,00 0,00 12,92 3,95 11,93 2,41 0,46 2,29 2,31 1,72 1,88 2,67 1,12 2,39 2,54 0,88 2,32 62,3921,74 56,96 311,190

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
   M  MD  ME  MS 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100
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300

400

TYT
   M  MD  ME  MS 12 12A 12B
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

1 0 ONAT ORBAY 12 38 2 37,50 18 2 17,50 35 5 33,75 19 1 18,75 110 10 107,50 463,168 1 1 1 1 1

2 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 18 2 17,50 33 5 31,75 18 1 17,75 106 11 103,25 450,533 1 2 2 2 2

3 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 37 2 36,50 16 4 15,00 35 3 34,25 18 2 17,50 106 11 103,25 450,445 1 3 3 3 3

4 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 36 4 35,00 18 2 17,50 35 4 34,00 17 3 16,25 106 13 102,75 448,757 2 4 5 5 5

5 0 MİNE NUR YILMAZ 12 38 2 37,50 16 4 15,00 34 6 32,50 18 2 17,50 106 14 102,50 448,234 2 5 6 6 6

6 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 105 15 101,25 444,376 3 6 7 7 11

7 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 37 3 36,25 18 2 17,50 30 4 29,00 18 2 17,50 103 11 100,25 441,701 2 7 8 8 12

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 34 6 32,50 16 4 15,00 36 4 35,00 18 2 17,50 104 16 100,00 441,005 3 8 9 9 14

9 0 BEYZANUR YAMAN 12S 34 6 32,50 17 3 16,25 34 4 33,00 18 1 17,75 103 14 99,50 439,612 4 9 11 11 17

10 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 3 35,25 16 2 15,50 33 3 32,25 15 3 14,25 100 11 97,25 432,195 1 10 14 14 26

11 0 SENA ŞENKUL 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 34 3 33,25 18 1 17,75 100 13 96,75 431,533 5 11 15 15 27

12 0 CELAL SERDAR 12S 34 5 32,75 16 2 15,50 32 4 31,00 18 2 17,50 100 13 96,75 431,499 6 12 16 16 28

13 0 PINAR YILMAZ   33 7 31,25 18 2 17,50 32 3 31,25 15 3 14,25 98 15 94,25 423,509 1 13 17 17 35

14 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 5 32,75 16 4 15,00 32 4 31,00 16 4 15,00 98 17 93,75 422,160 1 14 18 18 37

15 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 33 7 31,25 17 3 16,25 34 6 32,50 15 5 13,75 99 21 93,75 421,921 7 15 19 19 38

16 0 DAMLA KİŞİN  M 37 3 36,25 14 5 12,75 32 4 31,00 14 4 13,00 97 16 93,00 419,435 3 16 20 20 42

17 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 17 2 16,50 28 2 27,50 15 2 14,50 95 10 92,50 418,387 2 17 21 21 44

18 0 İDİL Y 12E 35 5 33,75 19 1 18,75 33 7 31,25 10 5 8,75 97 18 92,50 417,137 1 18 22 22 46

19 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 16 4 15,00 35 3 34,25 9 4 8,00 96 15 92,25 416,175 2 19 23 23 49

20 0 ASLINUR KARAKURT 12S 35 5 33,75 14 6 12,50 32 7 30,25 16 4 15,00 97 22 91,50 415,532 8 20 24 24 50

21 0 MELİS SOLAK 12A 36 4 35,00 15 3 14,25 33 4 32,00 12 7 10,25 96 18 91,50 414,473 2 21 26 26 52

22 0 M TAHA KARAKÖSE 12 32 8 30,00 16 4 15,00 36 4 35,00 13 7 11,25 97 23 91,25 414,058 4 22 27 27 53

23 0 BURCU CEYHAN 12S 38 2 37,50 13 4 12,00 27 2 26,50 15 1 14,75 93 9 90,75 413,213 9 23 28 28 55

24 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 16 3 15,25 28 2 27,50 16 3 15,25 94 14 90,50 412,715 3 24 29 29 56

25 0 BORA ALINIŞIK 12S 29 10 26,50 19 1 18,75 29 7 27,25 18 2 17,50 95 20 90,00 411,895 10 25 30 30 58

26 0 BAŞAK DURMAZ  M 36 3 35,25 16 4 15,00 29 4 28,00 13 4 12,00 94 15 90,25 411,210 4 26 31 31 61

27 0 İREM ÇELİK 12 31 9 28,75 17 3 16,25 32 3 31,25 15 5 13,75 95 20 90,00 410,993 5 27 32 32 62

28 0 ARDA EKEN  MS 31 9 28,75 14 6 12,50 34 3 33,25 16 4 15,00 95 22 89,50 409,767 4 28 33 34 65

29 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 36 4 35,00 15 4 14,00 32 8 30,00 11 4 10,00 94 20 89,00 407,101 3 29 34 35 73

30 0 BELİNAY 12S 32 7 30,25 15 5 13,75 31 7 29,25 16 4 15,00 94 23 88,25 406,098 11 30 35 36 74

31 0 SEZGİN  MS 33 7 31,25 17 3 16,25 31 6 29,50 13 6 11,50 94 22 88,50 406,061 5 31 36 37 75

32 0 ARDA KARACA  MS 33 5 31,75 16 2 15,50 30 4 29,00 13 6 11,50 92 17 87,75 403,850 6 32 37 38 78

33 0 ARDA PALALI 12S 32 8 30,00 15 5 13,75 32 8 30,00 15 5 13,75 94 26 87,50 403,630 12 33 38 39 79

34 0 İLTERİŞ KIRKPINAR 12S 31 9 28,75 18 2 17,50 32 8 30,00 13 7 11,25 94 26 87,50 403,137 13 34 39 40 80

35 0 NACİYE YÜKSEL 12E 36 3 35,25 17 3 16,25 30 5 28,75 8 4 7,00 91 15 87,25 401,334 4 35 40 41 85

36 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 33 6 31,50 13 5 11,75 31 7 29,25 15 4 14,00 92 22 86,50 400,712 14 36 41 42 86

37 0 SÜEDA COŞAN 12 38 1 37,75 17 2 16,50 24 3 23,25 10 4 9,00 89 10 86,50 399,546 6 37 42 43 89

38 0 AYBERK ŞAM  M 34 5 32,75 12 6 10,50 33 7 31,25 13 6 11,50 92 24 86,00 398,657 5 38 43 44 91

39 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 29 9 26,75 18 1 17,75 31 5 29,75 12 4 11,00 90 19 85,25 396,536 7 39 44 45 100

40 0 BERKAY ALKAN 12A 31 8 29,00 14 5 12,75 28 6 26,50 17 2 16,50 90 21 84,75 396,203 3 40 45 46 102

41 0 FERAYE UYAR 12 31 7 29,25 15 3 14,25 30 6 28,50 14 4 13,00 90 20 85,00 396,168 7 41 46 47 103

42 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 38 2 37,50 16 3 15,25 27 5 25,75 9 8 7,00 90 18 85,50 396,165 15 42 47 48 104

43 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 13 7 11,25 33 7 31,25 13 7 11,25 92 28 85,00 395,710 16 43 48 49 106

44 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 30 8 28,00 13 6 11,50 32 5 30,75 15 3 14,25 90 22 84,50 394,974 8 44 49 50 108

45 0 NEHİR GÖKCEN 12S 31 8 29,00 16 3 15,25 28 6 26,50 14 5 12,75 89 22 83,50 391,739 17 45 51 52 115

46 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 34 2 33,50 14 2 13,50 27 7 25,25 12 4 11,00 87 15 83,25 390,522 9 46 52 53 116

47 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 33 7 31,25 15 3 14,25 30 1 29,75 9 4 8,00 87 15 83,25 389,901 5 47 53 54 118

48 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 35 5 33,75 14 5 12,75 23 5 21,75 15 5 13,75 87 20 82,00 387,465 18 48 54 55 124

                                                1 / 7



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

49 0 SUDE ŞEŞEN  M 30 8 28,00 14 5 12,75 29 5 27,75 14 5 12,75 87 23 81,25 385,146 6 49 56 57 131

50 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 34 4 33,00 13 4 12,00 25 7 23,25 14 4 13,00 86 19 81,25 385,108 10 50 57 58 132

51 0 DİLVİN YEĞEN  MD 35 5 33,75 13 4 12,00 25 5 23,75 13 5 11,75 86 19 81,25 384,817 1 51 58 59 133

52 0 SİDAL NAZ ARSLAN 12S 33 6 31,50 12 4 11,00 27 2 26,50 13 4 12,00 85 16 81,00 384,168 19 52 59 60 135

53 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 14 3 13,25 27 1 26,75 9 3 8,25 84 13 80,75 382,610 20 53 61 62 139

54 0 DENİZ GULER 12D 37 3 36,25 18 1 17,75 17 2 16,50 11 4 10,00 83 10 80,50 382,255 1 54 62 63 140

55 0 EMİNE YURTCU  M 34 4 33,00 11 5 9,75 28 4 27,00 11 3 10,25 84 16 80,00 380,813 7 55 63 64 141

56 0 HATİCE ERGÜNEN   33 5 31,75 14 4 13,00 22 3 21,25 14 2 13,50 83 14 79,50 380,132 2 56 64 65 144

57 0 ŞEVVAL SARA 12S 27 11 24,25 11 6 9,50 31 5 29,75 16 1 15,75 85 23 79,25 379,990 21 57 65 66 145

58 0 RABİA FİDAN  MS 32 8 30,00 12 7 10,25 30 6 28,50 12 5 10,75 86 26 79,50 379,519 11 58 66 67 148

59 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 33 7 31,25 13 7 11,25 27 4 26,00 12 5 10,75 85 23 79,25 378,777 22 59 68 69 151

60 0 BERK ÖZYÜREK 12S 32 7 30,25 15 4 14,00 22 3 21,25 14 4 13,00 83 18 78,50 377,132 23 60 69 70 155

61 0 EMİNE SUDE KÜÇÜK 12S 35 4 34,00 9 7 7,25 27 8 25,00 13 3 12,25 84 22 78,50 376,825 24 61 70 71 157

62 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 34 5 32,75 15 2 14,50 23 4 22,00 10 4 9,00 82 15 78,25 375,473 25 62 71 72 160

63 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 34 6 32,50 16 3 15,25 23 3 22,25 9 3 8,25 82 15 78,25 375,319 2 63 72 73 161

64 0 BEYZANUR AYDIN  M 33 5 31,75 11 5 9,75 24 5 22,75 14 2 13,50 82 17 77,75 374,976 8 64 73 74 162

65 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12C 32 6 30,50 17 2 16,50 24 5 22,75 8 4 7,00 81 17 76,75 370,701 1 65 74 75 174

66 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 33 7 31,25 13 3 12,25 22 5 20,75 13 4 12,00 81 19 76,25 370,291 26 66 75 76 176

67 0 IŞIL ELMAS  M 34 5 32,75 9 7 7,25 30 6 28,50 10 8 8,00 83 26 76,50 370,049 9 67 76 77 178

68 0 ALPER ARSLAN 12S 26 13 22,75 14 6 12,50 26 10 23,50 17 3 16,25 83 32 75,00 367,728 27 68 77 78 183

69 0 NURSEL KILIÇ 12S 25 12 22,00 12 4 11,00 29 3 28,25 15 5 13,75 81 24 75,00 367,167 28 69 78 79 187

70 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 7 30,25 17 2 16,50 22 6 20,50 10 8 8,00 81 23 75,25 366,539 10 70 79 80 189

71 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 34 5 32,75 18 1 17,75 19 6 17,50 8 4 7,00 79 16 75,00 365,557 6 71 80 81 194

72 0 EMİR YALÇIN 12S 31 9 28,75 16 4 15,00 16 3 15,25 16 3 15,25 79 19 74,25 365,237 29 72 81 82 196

73 0 BEYZA ORTA 12E 35 5 33,75 16 4 15,00 23 2 22,50 4 1 3,75 78 12 75,00 364,785 7 73 82 83 199

74 0 HATİCE ATASOY  MS 33 5 31,75 9 6 7,50 23 1 22,75 12 4 11,00 77 16 73,00 360,498 12 74 83 84 211

75 0 SILA DİLBAZ  MS 32 7 30,25 11 4 10,00 23 3 22,25 11 2 10,50 77 16 73,00 360,440 13 75 84 85 212

76 0 CANSU EREN  MS 35 5 33,75 12 1 11,75 18 3 17,25 11 3 10,25 76 12 73,00 360,345 14 76 85 86 214

77 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 28 12 25,00 11 7 9,25 30 3 29,25 11 6 9,50 80 28 73,00 360,299 15 77 86 87 215

78 0 EMİR GÜNEŞ 12S 31 5 29,75 15 4 14,00 23 7 21,25 9 5 7,75 78 21 72,75 359,150 30 78 87 88 219

79 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 30 8 28,00 12 3 11,25 24 7 22,25 12 5 10,75 78 23 72,25 358,354 16 79 88 89 222

80 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 30 9 27,75 18 2 17,50 21 0 21,00 7 3 6,25 76 14 72,50 358,158 8 80 89 90 223

81 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 15 3 14,25 15 6 13,50 12 6 10,50 77 20 72,00 357,503 31 81 91 92 228

82 0 NİL GEDİKLİ 12S 27 7 25,25 9 5 7,75 26 4 25,00 14 4 13,00 76 20 71,00 355,206 32 82 92 93 235

83 0 EMİN PALA  MS 32 8 30,00 14 4 13,00 24 11 21,25 9 8 7,00 79 31 71,25 354,580 17 83 93 94 236

84 0 EYLÜL ERDEM 12S 29 7 27,25 13 4 12,00 24 6 22,50 11 7 9,25 77 24 71,00 354,385 33 84 94 95 237

85 0 ESMA TOPTAŞ 12S 35 5 33,75 9 9 6,75 23 6 21,50 11 9 8,75 78 29 70,75 353,372 34 85 96 97 241

86 0 NEVA YERLİYURT 12D 35 5 33,75 17 2 16,50 11 5 9,75 11 3 10,25 74 15 70,25 352,353 2 86 97 98 246

87 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 6 32,50 14 6 12,50 21 8 19,00 7 3 6,25 76 23 70,25 351,439 9 87 98 99 250

88 0 TALHA GÜRCAN  M 30 9 27,75 14 5 12,75 23 9 20,75 10 5 8,75 77 28 70,00 351,348 11 88 99 100 251

89 0 MUSTAFA KÖSE  M 30 9 27,75 11 8 9,00 22 8 20,00 14 5 12,75 77 30 69,50 350,734 12 89 101 102 253

90 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 30 10 27,50 15 5 13,75 24 8 22,00 6 1 5,75 75 24 69,00 347,770 10 90 102 103 265

91 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 37 2 36,50 13 7 11,25 17 2 16,50 6 5 4,75 73 16 69,00 347,366 3 91 104 105 268

92 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 35 5 33,75 16 4 15,00 15 1 14,75 6 4 5,00 72 14 68,50 346,048 4 92 105 106 270

93 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 7 25,25 15 2 14,50 18 5 16,75 12 4 11,00 72 18 67,50 344,598 35 93 106 107 272

94 0 AYŞE NAZ YEĞİT   28 11 25,25 14 4 13,00 21 6 19,50 11 6 9,50 74 27 67,25 343,515 3 94 107 108 278

95 0 BELİNAY DAĞLI 12S 28 11 25,25 11 6 9,50 23 7 21,25 12 4 11,00 74 28 67,00 343,078 36 95 108 109 280

96 0 AYÇA POLAT  MS 28 11 25,25 11 4 10,00 24 7 22,25 11 6 9,50 74 28 67,00 342,750 18 96 109 110 281
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

97 0 EGE GÜVEN 12B 30 10 27,50 12 8 10,00 26 6 24,50 6 3 5,25 74 27 67,25 342,497 1 97 110 111 282

98 0 FEYZA ERGÜL  MS 30 9 27,75 11 3 10,25 18 5 16,75 13 6 11,50 72 23 66,25 340,962 19 98 111 112 284

99 0 NUR ŞEKER 12D 36 3 35,25 13 6 11,50 11 7 9,25 11 4 10,00 71 20 66,00 339,782 5 99 112 113 289

100 0 SİDRE KIZILU Ğ  MS 27 13 23,75 14 4 13,00 20 10 17,50 13 7 11,25 74 34 65,50 338,811 20 100 113 114 291

101 0 DURU NEHİR SAYRACI 12S 30 9 27,75 10 7 8,25 22 7 20,25 11 7 9,25 73 30 65,50 338,244 37 101 114 115 293

102 0 EMİR GÖNÜL 12D 31 9 28,75 11 9 8,75 25 5 23,75 6 6 4,50 73 29 65,75 337,906 6 102 115 116 296

103 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 30 9 27,75 14 6 12,50 13 6 11,50 14 3 13,25 71 24 65,00 337,720 21 103 116 117 298

104 0 AYTÖRE DEMİR 12D 35 4 34,00 16 4 15,00 12 8 10,00 7 2 6,50 70 18 65,50 337,601 7 104 117 118 299

105 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 10 27,50 12 4 11,00 13 1 12,75 14 3 13,25 69 18 64,50 336,244 22 105 118 119 307

106 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 11 25,25 13 6 11,50 16 5 14,75 13 1 12,75 70 23 64,25 335,446 23 106 119 120 310

107 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 12 24,00 15 5 13,75 22 4 21,00 6 1 5,75 70 22 64,50 334,665 1 107 120 121 316

108 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 14 21,50 12 6 10,50 21 6 19,50 13 3 12,25 71 29 63,75 333,924 24 108 121 122 319

109 0 YELDA İŞBİLİR  MD 37 3 36,25 16 4 15,00 7 8 5,00 8 4 7,00 68 19 63,25 331,092 3 109 122 123 328

110 0 EYLÜL ASYA SEZER  M 32 7 30,25 10 9 7,75 18 7 16,25 10 8 8,00 70 31 62,25 328,409 13 110 126 127 345

111 0 YASİN YAŞAR  M 29 7 27,25 14 6 12,50 18 4 17,00 7 6 5,50 68 23 62,25 327,957 14 111 127 128 347

112 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 37 3 36,25 16 1 15,75 8 0 8,00 3 2 2,50 64 6 62,50 327,904 4 112 128 129 348

113 0 SERRA ÖZMEN 12E 33 7 31,25 11 6 9,50 18 4 17,00 5 2 4,50 67 19 62,25 327,633 11 113 129 130 349

114 0 RAUF KASIMOĞLU 12 30 10 27,50 17 3 16,25 18 7 16,25 3 4 2,00 68 24 62,00 326,485 8 114 130 131 351

115 0 DOĞA AYAR 12E 30 10 27,50 16 3 15,25 18 8 16,00 4 4 3,00 68 25 61,75 325,965 12 115 131 132 355

116 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 32 8 30,00 15 4 14,00 13 6 11,50 7 4 6,00 67 22 61,50 325,845 8 116 132 133 356

117 0 AYŞE KAVKACI 12S 26 12 23,00 10 8 8,00 16 16 12,00 18 2 17,50 70 38 60,50 325,532 38 117 133 134 359

118 0 ZEYNEP AYDIN 12E 34 6 32,50 12 7 10,25 15 1 14,75 4 0 4,00 65 14 61,50 325,314 13 118 134 135 360

119 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 23 11 20,25 16 4 15,00 25 5 23,75 6 14 2,50 70 34 61,50 325,243 39 119 135 136 361

120 0 ECEM ARSLAN 12E 30 9 27,75 13 7 11,25 17 4 16,00 7 3 6,25 67 23 61,25 325,176 14 120 136 137 362

121 0 DOĞA SOYLU  M 30 4 29,00 15 2 14,50 15 2 14,50 4 3 3,25 64 11 61,25 324,524 15 121 137 138 365

122 0 BADE PALABIYIK 12 35 5 33,75 13 6 11,50 10 3 9,25 7 2 6,50 65 16 61,00 324,401 9 122 138 139 367

123 0 ALANUR DEMİR 12D 35 5 33,75 13 7 11,25 14 2 13,50 4 6 2,50 66 20 61,00 323,508 9 123 139 140 370

124 0 ARDA SÖZER  MS 22 6 20,50 7 9 4,75 22 3 21,25 14 3 13,25 65 21 59,75 322,397 25 124 140 141 372

125 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 26 10 23,50 11 3 10,25 23 8 21,00 7 6 5,50 67 27 60,25 322,145 40 125 141 142 373

126 0 ECEM ERKİL 12S 28 9 25,75 8 4 7,00 19 1 18,75 9 2 8,50 64 16 60,00 322,007 41 126 142 143 374

127 0 ELİF AKBOĞA 12D 34 5 32,75 16 4 15,00 7 3 6,25 7 4 6,00 64 16 60,00 321,421 10 127 143 144 376

128 0 KEMAL HORUZ 12E 32 8 30,00 17 2 16,50 12 6 10,50 3 0 3,00 64 16 60,00 320,817 15 128 145 146 379

129 0 DENİZ ŞENKAL  M 34 6 32,50 12 7 10,25 13 5 11,75 6 5 4,75 65 23 59,25 318,899 16 129 146 147 386

130 0 FETTUMA GÜLEL  M 29 10 26,50 14 3 13,25 9 2 8,50 12 7 10,25 64 22 58,50 318,066 17 130 147 148 391

131 0 BURAK BÜSTAÇ 12S 23 10 20,50 13 6 11,50 23 5 21,75 6 4 5,00 65 25 58,75 317,711 42 131 148 149 394

132 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 32 8 30,00 12 8 10,00 19 10 16,50 6 14 2,50 69 40 59,00 317,707 16 132 149 150 395

133 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 32 6 30,50 15 4 14,00 8 0 8,00 7 4 6,00 62 14 58,50 317,060 5 133 150 151 396

134 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 34 3 33,25 13 4 12,00 8 3 7,25 6 0 6,00 61 10 58,50 316,990 11 134 151 152 397

135 0 BELEN SARI 12E 30 9 27,75 11 5 9,75 15 0 15,00 6 1 5,75 62 15 58,25 316,272 17 135 152 153 402

136 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 29 11 26,25 13 6 11,50 19 2 18,50 2 2 1,50 63 21 57,75 313,908 1 136 153 154 409

137 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 33 6 31,50 7 9 4,75 16 4 15,00 7 5 5,75 63 24 57,00 312,495 18 137 154 155 415

138 0 AZRA GÜNAL 12 31 9 28,75 14 6 12,50 13 5 11,75 5 4 4,00 63 24 57,00 312,239 10 138 155 156 417

139 0 UMUT EGE ERBİL 12E 31 7 29,25 17 3 16,25 6 7 4,25 8 4 7,00 62 21 56,75 312,209 18 139 156 157 418

140 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 29 8 27,00 11 3 10,25 15 1 14,75 5 1 4,75 60 13 56,75 311,679 26 140 157 158 421

141 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 7 31,25 13 5 11,75 8 5 6,75 8 5 6,75 62 22 56,50 311,338 6 141 158 159 426

142 0 EMİR ÜRAL 12S 31 6 29,50 10 8 8,00 15 9 12,75 7 3 6,25 63 26 56,50 311,214 43 142 159 160 429

143 0 ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 8 8 6,00 14 3 13,25 13 4 12,00 62 24 56,00 311,090 27 143 160 161 430

144 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 16 19,00 13 6 11,50 17 10 14,50 12 4 11,00 65 36 56,00 311,027 28 144 161 162 431
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

145 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 9 26,75 17 3 16,25 11 6 9,50 4 0 4,00 61 18 56,50 310,853 19 145 162 163 432

146 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 33 7 31,25 15 5 13,75 6 10 3,50 8 2 7,50 62 24 56,00 310,064 2 146 163 164 438

147 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 29 11 26,25 13 7 11,25 11 6 9,50 9 2 8,50 62 26 55,50 308,881 3 147 164 165 444

148 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 7 2 6,50 9 0 9,00 33 5 31,75 8 1 7,75 57 8 55,00 307,563 29 148 165 166 449

149 0 GÜL BATI 12E 31 7 29,25 10 5 8,75 16 4 15,00 3 2 2,50 60 18 55,50 307,466 20 149 166 167 450

150 0 İBRAHİM KAFA  MD 29 9 26,75 16 3 15,25 9 3 8,25 6 4 5,00 60 19 55,25 307,407 7 150 167 168 451

151 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 31 4 30,00 9 5 7,75 16 2 15,50 3 3 2,25 59 14 55,50 307,386 44 151 168 169 452

152 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 12 21,00 14 6 12,50 19 6 17,50 6 8 4,00 63 32 55,00 306,520 30 152 169 170 454

153 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 26 9 23,75 14 5 12,75 14 1 13,75 6 6 4,50 60 21 54,75 305,856 19 153 170 171 459

154 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 25 13 21,75 12 6 10,50 17 8 15,00 9 8 7,00 63 35 54,25 304,959 31 154 172 173 465

155 0 AFRA NUR GÖKALP 12D 25 7 23,25 13 5 11,75 17 3 16,25 4 3 3,25 59 18 54,50 304,844 12 155 173 174 468

156 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 31 7 29,25 12 4 11,00 12 1 11,75 3 2 2,50 58 14 54,50 304,566 8 156 175 176 470

157 0 NİL TURBİL  M 24 12 21,00 12 4 11,00 20 3 19,25 3 0 3,00 59 19 54,25 304,087 20 157 176 177 471

158 0 KAAN KURT  MS 15 3 14,25 8 3 7,25 27 8 25,00 9 7 7,25 59 21 53,75 303,643 32 158 177 178 473

159 0 EGE KARAPEHLİVAN 12S 30 6 28,50 12 6 10,50 9 3 8,25 8 6 6,50 59 21 53,75 303,270 45 159 178 179 476

160 0 ZEHRA İKAN 12E 30 10 27,50 13 7 11,25 10 7 8,25 7 2 6,50 60 26 53,50 302,564 21 160 179 180 479

161 0 ESRA AKSU 12 27 9 24,75 9 7 7,25 13 6 11,50 11 5 9,75 60 27 53,25 302,558 11 161 180 181 480

162 0 GÜLİN TAKTAŞ  M 33 7 31,25 18 2 17,50 2 4 1,00 5 5 3,75 58 18 53,50 301,958 21 162 181 182 484

163 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 29 8 27,00 15 5 13,75 5 2 4,50 9 5 7,75 58 20 53,00 301,416 46 163 182 183 488

164 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 29 11 26,25 12 8 10,00 11 6 9,50 8 3 7,25 60 28 53,00 301,275 33 164 183 184 490

165 0 ECE B NGÖL 12S 29 7 27,25 10 6 8,50 14 5 12,75 6 6 4,50 59 24 53,00 300,629 47 165 184 185 494

166 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 24 16 20,00 10 9 7,75 17 9 14,75 11 4 10,00 62 38 52,50 300,506 48 166 185 186 495

167 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 27 8 25,00 19 1 18,75 4 4 3,00 7 6 5,50 57 19 52,25 298,811 12 167 187 188 507

168 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 25 12 22,00 12 7 10,25 17 10 14,50 8 10 5,50 62 39 52,25 298,767 49 168 188 189 509

169 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 28 7 26,25 10 5 8,75 13 3 12,25 6 4 5,00 57 19 52,25 298,566 50 169 189 190 512

170 0 ÇINAR BİRCAN 12 21 12 18,00 12 8 10,00 26 6 24,50 59 26 52,50 298,339 13 170 190 191 513

171 0 EKİN ERİŞ 12E 34 6 32,50 10 6 8,50 12 2 11,50 56 14 52,50 298,075 22 171 191 192 515

172 0 DİDEM SANCAK  M 26 13 22,75 11 2 10,50 10 4 9,00 10 3 9,25 57 22 51,50 297,398 22 172 192 193 518

173 0 EREN DEMİRDİZEN 12 23 9 20,75 10 5 8,75 18 3 17,25 6 5 4,75 57 22 51,50 296,410 14 173 193 194 524

174 0 EBRAR KUL  MD 34 6 32,50 12 6 10,50 4 1 3,75 6 5 4,75 56 18 51,50 296,229 9 174 194 195 526

175 0 TAN ŞENER 12B 26 9 23,75 7 11 4,25 13 5 11,75 12 5 10,75 58 30 50,50 294,719 2 175 195 196 532

176 0 NAZLI BALA  ME 33 7 31,25 11 7 9,25 11 1 10,75 55 15 51,25 294,448 4 176 196 197 534

177 0 ORHAN BAYKAL 12E 25 15 21,25 14 6 12,50 17 7 15,25 2 1 1,75 58 29 50,75 293,582 23 177 197 198 539

178 0 BEGUM ULU  MD 34 6 32,50 10 9 7,75 10 5 8,75 2 1 1,75 56 21 50,75 293,336 10 178 198 199 541

179 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 35 5 33,75 9 6 7,50 9 1 8,75 1 1 0,75 54 13 50,75 293,090 5 179 199 200 542

180 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 8 27,00 12 4 11,00 9 5 7,75 6 6 4,50 56 23 50,25 292,616 51 180 200 201 545

181 0 ATAKAN ATEŞ 12S 22 10 19,50 9 4 8,00 16 10 13,50 11 9 8,75 58 33 49,75 292,194 52 181 201 202 549

182 0 HİLAL OZANİLİ  M 32 6 30,50 12 7 10,25 5 4 4,00 6 3 5,25 55 20 50,00 291,984 23 182 202 203 550

183 0 MİLAY GAMZE KURU  M 29 11 26,25 16 4 15,00 5 4 4,00 5 4 4,00 55 23 49,25 289,637 24 183 203 204 563

184 0 İLAYDA GÖKKAYA   31 7 29,25 11 4 10,00 7 2 6,50 4 2 3,50 53 15 49,25 289,419 4 184 204 205 565

185 0 BEGÜM KIRTOK 12 26 13 22,75 13 7 11,25 14 9 11,75 4 3 3,25 57 32 49,00 288,756 15 185 205 206 571

186 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 28 7 26,25 12 4 11,00 10 1 9,75 2 0 2,00 52 12 49,00 288,416 6 186 206 207 573

187 0 BEYZANUR AĞIR 12S 26 10 23,50 11 4 10,00 7 1 6,75 8 2 7,50 52 17 47,75 286,019 53 187 207 208 586

188 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 30 4 29,00 10 2 9,50 6 3 5,25 4 0 4,00 50 9 47,75 285,140 24 188 208 209 590

189 0 HİLAL TEKİN  MS 29 9 26,75 11 7 9,25 7 4 6,00 6 5 4,75 53 25 46,75 282,417 34 189 209 210 607

190 0 IŞILAY YENİAY 12D 30 9 27,75 13 5 11,75 4 2 3,50 6 9 3,75 53 25 46,75 282,206 13 190 210 211 608

191 0 SUDE DİNÇ  MS 31 4 30,00 8 6 6,50 4 0 4,00 7 4 6,00 50 14 46,50 281,878 35 191 211 212 614

192 0 SILA SÜZ  ME 25 9 22,75 12 3 11,25 10 6 8,50 4 2 3,50 51 20 46,00 280,036 7 192 212 213 624
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

193 0 ŞEYMA SAR I  MD 27 11 24,25 16 4 15,00 6 2 5,50 2 3 1,25 51 20 46,00 279,551 11 193 213 214 626

194 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 10 27,50 12 6 10,50 7 6 5,50 1 0 1,00 50 22 44,50 275,001 8 194 216 217 655

195 0 EYLÜL TEZER 12E 28 8 26,00 8 8 6,00 10 5 8,75 4 3 3,25 50 24 44,00 274,014 25 195 217 218 661

196 0 EZGİ ÇOKAL  MD 29 8 27,00 8 9 5,75 7 3 6,25 5 2 4,50 49 22 43,50 272,810 12 196 218 219 671

197 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 7 33 -1,25 10 9 7,75 29 8 27,00 11 7 9,25 57 57 42,75 272,178 25 197 219 220 678

198 0 RÜMEYSA KAYA  ME 25 14 21,50 9 10 6,50 17 5 15,75 0 1 -0,25 51 30 43,50 271,855 9 198 220 221 680

199 0 IRMAK SEMERCİ  ME 30 8 28,00 12 6 10,50 6 4 5,00 48 18 43,50 271,845 10 199 221 222 681

200 0 ALYA  ERT*RUL  MD 28 10 25,50 13 7 11,25 2 4 1,00 6 3 5,25 49 24 43,00 271,602 13 200 222 223 683

201 0 NUR EFŞAN İKAN  M 28 9 25,75 9 6 7,50 5 2 4,50 7 8 5,00 49 25 42,75 270,768 26 201 223 224 689

202 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 9 25,75 12 7 10,25 4 2 3,50 4 3 3,25 48 21 42,75 270,410 11 202 224 225 691

203 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 28 9 25,75 15 5 13,75 2 3 1,25 3 4 2,00 48 21 42,75 270,171 27 203 225 226 693

204 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 30 10 27,50 11 6 9,50 6 3 5,25 47 19 42,25 269,354 12 204 226 227 698

205 0 FİDELYA PARLA 12S 31 9 28,75 11 9 8,75 9 13 5,75 3 15 -0,75 54 46 42,50 268,720 54 205 227 228 704

206 0 MUSTAFA TEKER  MD 29 9 26,75 13 6 11,50 3 0 3,00 2 4 1,00 47 19 42,25 268,443 14 206 228 229 705

207 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 27 7 25,25 9 5 7,75 7 3 6,25 4 7 2,25 47 22 41,50 266,511 15 207 229 230 720

208 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 9 20,75 14 6 12,50 9 6 7,50 46 21 40,75 265,616 26 208 230 231 727

209 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 27 13 23,75 15 5 13,75 3 1 2,75 2 4 1,00 47 23 41,25 265,594 13 209 231 232 728

210 0 ALEYNA    CAN 12 27 10 24,50 10 6 8,50 7 4 6,00 3 4 2,00 47 24 41,00 265,013 16 210 232 233 731

211 0 BERAT DEMİRCAN  ME 29 11 26,25 12 6 10,50 3 2 2,50 2 1 1,75 46 20 41,00 264,950 14 211 233 234 732

212 0 CANSU AKAR  M 26 14 22,50 14 5 12,75 2 2 1,50 5 4 4,00 47 25 40,75 264,809 28 212 234 235 736

213 0 KÜBRA EFE  M 30 8 28,00 13 6 11,50 3 8 1,00 1 4 0,00 47 26 40,50 263,079 29 213 236 237 750

214 0 BEYZA DURSUN  U  MS 23 14 19,50 7 6 5,50 7 4 6,00 9 1 8,75 46 25 39,75 262,911 36 214 237 238 753

215 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCIY12S 27 8 25,00 8 6 6,50 4 9 1,75 8 6 6,50 47 29 39,75 262,328 55 215 238 239 758

216 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 29 11 26,25 12 7 10,25 4 6 2,50 1 1 0,75 46 25 39,75 261,068 16 216 239 240 764

217 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 19 15 15,25 11 4 10,00 13 6 11,50 5 9 2,75 48 34 39,50 260,967 17 217 240 241 765

218 0 HİLAL ÇOBANOĞLU 12E 27 11 24,25 12 7 10,25 6 7 4,25 1 2 0,50 46 27 39,25 259,584 27 218 242 243 773

219 0 SUDENAZ YALI 12E 30 10 27,50 11 7 9,25 2 2 1,50 1 1 0,75 44 20 39,00 258,841 28 219 243 244 779

220 0 AZRA KURTTEKİN 12 24 11 21,25 9 5 7,75 7 7 5,25 6 7 4,25 46 30 38,50 258,248 18 220 244 245 785

221 0 EDHEM  M 21 12 18,00 10 4 9,00 12 1 11,75 43 17 38,75 258,102 30 221 245 246 787

222 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 30 10 27,50 7 13 3,75 9 9 6,75 1 1 0,75 47 33 38,75 258,048 37 222 246 247 788

223 0 DİCLE KAYA  MS 27 7 25,25 5 5 3,75 3 2 2,50 8 5 6,75 43 19 38,25 257,960 38 223 247 248 789

224 0 ALİ BİNİCİ 12S 9 2 8,50 22 3 21,25 8 3 7,25 39 8 37,00 254,898 56 224 249 250 814

225 0 HÜMEYRA KARAKAPLAN12 29 10 26,50 9 11 6,25 4 5 2,75 3 5 1,75 45 31 37,25 253,928 19 225 250 251 826

226 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 27 13 23,75 11 8 9,00 6 5 4,75 1 5 -0,25 45 31 37,25 253,560 17 226 251 252 832

227 0 ÖZEN KILIÇ  MD 29 6 27,50 8 5 6,75 2 0 2,00 1 2 0,50 40 13 36,75 252,175 18 227 252 253 844

228 0 İLAYDA ÇINAR  MD 29 11 26,25 9 8 7,00 2 3 1,25 2 0 2,00 42 22 36,50 251,802 19 228 253 254 846

229 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 25 13 21,75 10 5 8,75 3 5 1,75 4 0 4,00 42 23 36,25 251,612 57 229 254 255 847

230 0 MELİH SÜMER  M 32 6 30,50 3 0 3,00 3 2 2,50 38 8 36,00 249,776 31 230 255 256 867

231 0 BAŞAK UYAN 12S 17 4 16,00 7 3 6,25 10 4 9,00 5 4 4,00 39 15 35,25 248,757 58 231 256 257 870

232 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 13 21,75 9 6 7,50 1 0 1,00 5 2 4,50 40 21 34,75 247,321 29 232 257 258 878

233 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 9 23,75 12 6 10,50 38 15 34,25 244,856 15 233 258 259 900

234 0 AYLİN ÖNİZ 12E 25 12 22,00 13 5 11,75 1 10 -1,50 2 1 1,75 41 28 34,00 244,559 30 234 259 260 901

235 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 16 4 15,00 7 2 6,50 13 4 12,00 36 10 33,50 242,766 59 235 260 261 910

236 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 20 11 17,25 8 7 6,25 8 2 7,50 3 3 2,25 39 23 33,25 242,495 60 236 261 262 912

237 0 NEHİR YILMAZ  M 26 10 23,50 9 6 7,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 38 22 32,50 240,153 32 237 262 263 924

238 0 EYLÜL GÜLTEKİN 12 21 18 16,50 11 9 8,75 7 2 6,50 3 9 0,75 42 38 32,50 240,008 20 238 263 264 927

239 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 23 17 18,75 12 8 10,00 4 7 2,25 1 0 1,00 40 32 32,00 238,576 16 239 264 265 938

240 0 BEDRİYEASLAN  M 24 11 21,25 10 5 8,75 2 0 2,00 36 16 32,00 238,297 33 240 265 266 941
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190

KATILIMLAR

241 0 DERİN YETİŞEN  M 25 11 22,25 7 10 4,50 6 3 5,25 38 24 32,00 238,232 34 241 266 267 944

242 0 ESMA ÇİÇEK  MS 23 17 18,75 7 8 5,00 6 4 5,00 4 6 2,50 40 35 31,25 236,660 39 242 267 268 959

243 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 17 14,75 2 1 1,75 9 3 8,25 8 8 6,00 38 29 30,75 236,008 40 243 268 269 965

244 0 BE*İN GÖK  M 25 13 21,75 9 11 6,25 5 5 3,75 1 7 -0,75 40 36 31,00 235,168 35 244 269 270 972

245 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 7 21,25 9 7 7,25 1 2 0,50 2 3 1,25 35 19 30,25 233,439 36 245 270 271 980

246 0 CEYLİN İBAR 12S 21 9 18,75 4 8 2,00 9 4 8,00 2 4 1,00 36 25 29,75 231,904 61 246 272 273 992

247 0 ASYA SU YAVUZ 12E 20 11 17,25 11 5 9,75 2 4 1,00 2 2 1,50 35 22 29,50 231,397 31 247 273 274 996

248 0 BARTU ARSLAN  MS 12 6 10,50 9 7 7,25 7 6 5,50 7 5 5,75 35 24 29,00 230,967 41 248 274 275 998

249 0 KAYRA BAYDAR 12D 23 14 19,50 11 9 8,75 34 23 28,25 227,356 14 249 276 277 1018

250 0 DİLAY YÜKSEL 12E 24 16 20,00 5 3 4,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 34 23 28,25 227,241 32 250 277 278 1019

251 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 13 7 11,25 8 8 6,00 6 2 5,50 6 6 4,50 33 23 27,25 225,542 62 251 278 279 1028

252 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 24 12 21,00 8 10 5,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 34 27 27,25 224,591 33 252 280 281 1035

253 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 17 13 13,75 8 7 6,25 6 6 4,50 5 11 2,25 36 37 26,75 223,539 37 253 281 282 1046

254 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 12 21,00 7 12 4,00 2 1 1,75 33 25 26,75 222,889 17 254 282 283 1048

255 0 TUNAHAN ÇINAR 12S 8 4 7,00 5 2 4,50 15 9 12,75 4 8 2,00 32 23 26,25 222,116 63 255 283 284 1055

256 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 18 13 14,75 9 3 8,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 31 19 26,25 221,525 34 256 284 285 1058

257 0 ADİLE UĞURLU  ME 19 8 17,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 30 18 25,50 220,041 18 257 285 286 1061

258 0 MERT DENİZ BALCI 12 17 7 15,25 9 4 8,00 2 0 2,00 28 11 25,25 219,089 21 258 286 287 1071

259 0 MELİKE YILDIRIM 12S 15 12 12,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 5 3,75 30 21 24,75 218,032 64 259 287 288 1075

260 0 ECE CİHANKAYA 12E 23 12 20,00 6 9 3,75 2 5 0,75 1 2 0,50 32 28 25,00 217,895 35 260 288 289 1076

261 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 21 14 17,50 7 8 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 22 24,50 216,600 19 261 289 290 1083

262 0 NAZ METİN 12 22 13 18,75 6 10 3,50 2 0 2,00 30 23 24,25 215,608 22 262 290 291 1089

263 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 25 15 21,25 5 12 2,00 1 0 1,00 31 27 24,25 215,548 20 263 291 292 1090

264 0 BELİNAY  MD 20 15 16,25 7 9 4,75 0 4 -1,00 5 5 3,75 32 33 23,75 215,037 21 264 292 293 1096

265 0 SAİME GÖVŞEN  M 17 10 14,50 8 6 6,50 3 3 2,25 28 19 23,25 213,290 38 265 293 294 1107

266 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 10 10 7,50 6 4 5,00 7 4 6,00 6 9 3,75 29 27 22,25 210,801 65 266 295 296 1126

267 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 17 19 12,25 11 9 8,75 6 18 1,50 34 46 22,50 210,658 36 267 296 297 1127

268 0 ASLI PALA  M 21 14 17,50 8 12 5,00 29 26 22,50 210,527 39 268 297 298 1128

269 0 İREM BALIKÇI  MD 22 2 21,50 22 2 21,50 207,477 22 269 298 299 1141

270 0 HALİME KAYA 12E 18 10 15,50 5 9 2,75 1 3 0,25 3 3 2,25 27 25 20,75 205,917 37 270 299 300 1150

271 0 ENİS BAYDAR 12 17 7 15,25 8 11 5,25 2 5 0,75 2 13 -1,25 29 36 20,00 202,976 23 271 300 301 1160

272 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 10 2 9,50 10 3 9,25 1 4 0,00 1 0 1,00 22 9 19,75 202,888 66 272 301 302 1162

273 0 NİLSU AZATLI 12 15 21 9,75 10 8 8,00 1 10 -1,50 6 11 3,25 32 50 19,50 202,640 24 273 302 303 1163

274 0 GÜLSEDA ÇELİK 12E 18 15 14,25 6 9 3,75 24 24 18,00 197,403 38 274 303 304 1185

275 0 ECE BURŞUK  M 14 9 11,75 3 1 2,75 4 3 3,25 21 13 17,75 196,703 40 275 304 305 1188

276 0 MUSTAFA GÖKHAN 12 10 4 9,00 11 12 8,00 1 7 -0,75 22 23 16,25 192,419 25 276 305 306 1201

277 0 ZEHRA UYSAL 12E 18 8 16,00 18 8 16,00 191,480 39 277 306 307 1204

278 0 SILA AKSOY 12E 15 15 11,25 6 9 3,75 0 3 -0,75 21 27 14,25 186,484 40 278 307 308 1220

279 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 11 14 7,50 7 6 5,50 1 6 -0,50 2 12 -1,00 21 38 11,50 178,300 67 279 308 309 1239

280 0 ARDA KELEŞ  M 7 13 3,75 6 10 3,50 1 1 0,75 14 24 8,00 168,492 41 280 309 310 1261

281 0 E LIFAY  M 11 15 7,25 11 15 7,25 166,031 42 281 310 311 1266

282 0 İKBAL AVKAN  M 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 13 1,75 4 12 1,00 11 27 4,25 157,569 43 282 311 312 1275

283 0 EMİR ARSLAN 12S 6 25 -0,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 10 33 1,75

284 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 0 0 0,00

285 0 CAFER ÇEVİK 12 6 31 -1,75 3 11 0,25 9 42 -1,50

                                                6 / 7



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 2 285 314 315 1331

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,8 9,5 22,39 10,0 5,2 8,64 11,7 4,5 10,63 5,5 3,3 4,69 52,0 22,4 46,35 278,350

Okul Ortalaması 27,7 8,5 25,63 11,8 5,1 10,52 15,3 4,4 14,22 7,5 3,7 6,59 62,4 21,7 56,96 311,190
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HIZ RENK TYT 2

343,515 20,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 94 107 108 278 % 20,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız cDcdCBaEeaD DDCDEdDABACCDeBdDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ea AACaC DeEeBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Bae CDBBBDE CeCCcEDAB a eC D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız ED dcCEe D EeEEDeaCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

380,132 10,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
HATİCE ERGÜNEN 120 83 14 23 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 56 64 65 144 % 10,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCABDECDDEEADDBAeB CbCCCDCCDBAB dcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA caCDCAdBC ECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC dE  CBDCCCDCBEDBEbDb  BCD         A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Ce D Ec  EEADCEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

289,419 42,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 53 15 52 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(565.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 184 204 205 565 % 42,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCeBcd DDEEADDBAABd DCaCDCbDBABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA bEEC CAdBCcE   DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  BC     a D CC        D   Ba            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C       bd  D   E  D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

423,509 2,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
PINAR YILMAZ 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 17 17 35 % 2,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaAdCBaEABDEDDCDEADABACbDCBBDbDCbBEBABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACECADCEbBAEDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BaBACDBcBDECCDCCbEDAB D DCCD CDA DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E CBACECdD EeEEDbBCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

168,492 94,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 14 24 82 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 280 309 310 1261 % 94,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız    C            bbaAecaeDbaBc  b eaBAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız daDAAeabcD  e  dDeEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E                 a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 3 6 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

223,539 78,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 36 37 47 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 253 281 282 1046 % 78,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CbDEBDa   d  D c eDBAA d  eCaeCbDBdcaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAbcEECaCe     dabDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  ab BE   B C   d  D       c   d E     c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dAbcedcE E  D cbEdda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 6 5 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

210,527 84,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ASLI PALA 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 268 297 298 1128 % 84,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaabC   E cDabdDbBAAdc bCCbDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız abdeEcCDeAeBdcbdBcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

398,657 6,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYBERK ŞAM 120 92 24 4 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 43 44 91 % 6,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCABDECDDEEdDDBAABeCDbCCDC DBABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA DEdCDe bBCcbCBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCBBEeAaBDCCCeCBEDBEbDCeABCDCEaECbDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CcED EcEdEEADbEbECeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 2 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

441,701 0,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 103 11 6 100 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 8 8 12 % 0,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız beDEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCbDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAADEECDCAeBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBDCCCDCBEDBE DC ABCDC c CeD DAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDdEcECEEADCEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

411,210 4,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 94 15 11 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 31 31 61 % 4,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEABDEDDdDEADABACdDCBBDCDC BEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDbACECbDCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız eABE Ba  CDBBBDECCaCCbEDAB D DCCD C ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız aDe bC d DEECEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

305,856 34,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BATUHAN SOYUTÜRK 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 153 170 171 459 % 34,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız caACCBa   D cD DbADeBACdbeBBDCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbdACEC DCEdBcEDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız                 C DCC EDAB     CDa DA DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  c  bC d D EeEEDe d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

235,168 73,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BE*İN GÖK 120 40 36 44 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 244 269 270 972 % 73,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDACCBDE  DccDeDbADABACCDeeBDbDCbeEBAdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız bDDAeeaCcDdEeBcEaebB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız bAB aBbe d B  D                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  be  d   D d d   ad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

238,297 70,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEDRİYEASLAN 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 240 265 266 941 % 70,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaC B   DDc ADDeAeBBdaCbCeCbbBABaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  A e cCDCAec  ECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  B             C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 7 5 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

374,976 12,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 64 73 74 162 % 12,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCdB E DDadADDBAABdCDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  Ab EEC e dBdAECcEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaeDCCCDCBEDBEbDC ABeDCE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAE  E ECEEADCb ECeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 2 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

264,809 55,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CANSU AKAR 120 47 25 48 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 212 234 235 736 % 55,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAaEeDCABaEeDDEbADDBAeBBdaeCbDCaDeABadEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız aAA daCDCbeBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  B      bB                           e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C    d   Ec Da bEC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 5 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

419,435 3,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAMLA KİŞİN 120 97 16 7 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 20 20 42 % 3,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADcBaCABDECDDEEADDBAABBdDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAbDEECDe eBdAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCBBEeAaBDCCCDCBEcBEbDC ABCD E EC DCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCaB eEE DeEAEdBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

318,899 29,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 65 23 32 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 129 146 147 386 % 29,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCcBDECDDaEADDBAABBCDCCbDCbDBAaBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAd EECcCAbBdcECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC ade aB CC  CB DBEbD   B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  b  ec  CE  c  AbCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

238,232 70,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DERİN YETİŞEN 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 241 266 267 944 % 70,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDC   E DaaEdceBAeBBCDCCCDCbDdAdBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DbA dcCDC bceb eebDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC  E  aBeCe                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

297,398 38,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DİDEM SANCAK 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 172 192 193 518 % 38,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız badCCB EeBDEDDCDbADABACCaeBdDCDCbeEaABcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E   bCECADCE BAdD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  Ba Ad BBBD aC   d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDd AC d D ECE DA d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

324,524 27,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DOĞA SOYLU 120 64 11 45 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 121 137 138 365 % 27,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBa AB EDDCDEADABAC bCeBDbDC  EBAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız    cACECADCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE  a  CDBB DECC CC E                d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız     eC e D EeE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 0 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

166,031 95,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
E LIFAY 120 11 15 94 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 281 310 311 1266 % 95,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız bDedCBeEbabEDbCDEAceddbCbb              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 1 3 8

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

196,703 89,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ECE BURŞUK 120 21 13 86 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 275 304 305 1188 % 89,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDc         ca dcDBAA   aCC DCCD eB  Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız b     CDC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC a   bB     b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

258,102 59,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EDHEM 120 43 17 60 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 221 245 246 787 % 59,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeC Ba  a cDD D AbAdACdDeBBDbDaCeEBAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E   AC  c CEbecEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız C BEdBC  CDBBBDE                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

380,813 10,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EMİNE YURTCU 120 84 16 20 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 63 64 141 % 10,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaCABDECDDEEADDBAe B DbCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA Da  DC dBCcECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBDCCCD BEDBEdDC ABCbCE  C D  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Cc D Ec eEEAD  AE BD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 2 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

328,409 25,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EYLÜL ASYA SEZER 120 70 31 19 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 110 126 127 345 % 25,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız dADEBDCdB ddDDEEADDBAABBCDCCCDCbaBABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAd EbCDCcbcCAEbedDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCBBE baBDCdCDC  DBEbbb  BC         eA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CcbDCbe bEEecCEAbC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

318,066 29,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FETTUMA GÜLEL 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 130 147 148 391 % 29,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBeCABDEeDD EADDBAABddbbCCeCCbeABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAA  ECDCAdB cECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEBAaB Cd                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAcDCacbeEE DeEdECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 5 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

301,958 36,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 162 181 182 484 % 36,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EbACbBaEcBDaDDCDEADABACCDCBBDCDCbcEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbAACECADCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız   B  da    B         b                 c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   e edE  D c Ed A C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

291,984 41,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLAL OZANİLİ 120 55 20 45 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 182 202 203 550 % 41,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADE  CABbEeDDaEAbDBAAdBaDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAd caCDCAdBCcEeBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız Aad     a  CC     Da      B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  A   E   E  D  bEdcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

157,569 95,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İKBAL AVKAN 120 11 27 82 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 282 311 312 1275 % 95,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aD C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 13 12 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 13 22 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CA  cab edad  e d  eC E  dCa c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız baddeCE cDc  cc eBdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

450,533 0,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IRMAK GÜNER 120 106 11 3 103 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 2 2 % 0,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEABDEDDCDEADABACCbCBBDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACECADCEbBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAcE BaeACDBBBDEaCDCCAEDAB aEDCCDECDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDC ACECADEEeEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

370,049 13,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 83 26 11 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 67 76 77 178 % 13,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEeBDEDDCDcADABACd CBBDCDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E   ACadADdEeB cDCcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba ACDBBBDECCeCCcEDAB DEc CDECDACac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EbCccd dbDEEdEEDbBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

263,079 56,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KÜBRA EFE 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 213 236 237 750 % 56,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaCcBDE DDaE DDBAABBeDCCCDCaDeAcBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  AbaEECDCeeBdAECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  BCa    aa bC  d        ad             e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız d     c  aa D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 2 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

249,776 65,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MELİH SÜMER 120 38 8 74 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 230 255 256 867 % 65,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDdeBecDD DEADABACCDCBBDbDCbBE ABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABd a                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

289,637 42,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 183 203 204 563 % 42,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCcBaEeDcdEADDBeABBeDCCCDCbaeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız aAADcECDCAbBCAECaEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız eBC     aB CC  de                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Ce       EEbD   Eda 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

272,178 50,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 57 57 6 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 197 219 220 678 % 50,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aecbdabbccedabdbdbDccAedbaceDdbaCBEdceBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E DAACECcDabbceEDbde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 8 2 18,00 % 60

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CbBEBBae CDBBaDECCDCCbEbABbDd CCDECDAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız aDCBAdE  DEdeEEDdaCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 3 9 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

350,734 19,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 77 30 13 69 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 89 101 102 253 % 19,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaBbCdB ECDDEEdcDBAedBaDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA DEaCDCceBbcEeeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCcBEe aBDdC D  EDBcdDC ABeD E d  DC AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dedDCE ECEEADbEAECcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 2 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

240,153 69,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NEHİR YILMAZ 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 237 262 263 924 % 69,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız abbaBDCd  d  DEdADcBAABBCDCCbDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAA  cdDeAdB cE BdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız         a      d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     eE   Ec D   dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

304,087 35,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NİL TURBİL 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 157 176 177 471 % 35,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaC eeEdDDaEdDbdAeBB DCCCDC  eAeBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA EdCDCc BCc CB DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AB  BE  aB CCCDCB DBE DC  B e E  C D  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız          E    E E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 8 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

270,768 51,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 49 25 46 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 201 223 224 689 % 51,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDeCCBD d  aDDCDbADABACCaCBBDbDCaBEBABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız     AeEC DdEdBcEDeEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız dABE Ba                                A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a ecAdd  D ECdEeA Cc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

233,439 73,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 245 270 271 980 % 73,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaBaC   d DD EADDBAABBe CCbDC    BBEaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız aAb EdCDC eBec bB DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız                 e D d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Ce  e          A e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 3 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

213,290 83,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SAİME GÖVŞEN 120 28 19 73 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 265 293 294 1107 % 83,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız dADaBD      Dac eDDBAAdeabeC DCCDB B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  eA d C CA cC EedcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız      E   dE     d Be

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 6 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

366,539 14,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 70 79 80 189 % 14,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAaaBDCABaE DDadADDBAABBaDCCCDCCDeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA EECDCAeBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCcBEBAaBDCCCDCB DaEdDC AaCD*          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dcEaeE EeEEADaE EddD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 3 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

270,171 52,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 203 225 226 693 % 52,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADaBaC B E DDaEdDDBAABBCbCCbDCbDeABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAADaECDCAeBCcEbBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  a      bB eC                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dd   c   E  D  A d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

385,146 9,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE ŞEŞEN 120 87 23 10 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 56 57 131 % 9,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDdCCaa bBDaDD DEADAdACCDCBBDCDCbBaBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED dACaCADeEbBAEDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba ACDBBaDECC CCbED B DEDCbD bDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDecbC eADEEbEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

351,348 18,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA GÜRCAN 120 77 28 15 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 88 99 100 251 % 18,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEcc EDDCDcdDAdACCDbBBDCDCbBEBAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E DbACECADCbbBAEDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAaE Bae eDBBaDECCaCCb DAB D  CCD CeAC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız dDCBAC   bcE EEDAdd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

327,957 26,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
YASİN YAŞAR 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(347.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 111 127 128 347 % 26,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız cDACCBDE   aDD DEADAdACCDCcBDbDCbeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDAAaECADdEbccEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız dABEBBC  b BdBDEbCDCCAED B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız Ee  eC  bDEEbEb   Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

312,495 31,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 137 154 155 415 % 31,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEABD DDCDEdDABACbDCdBabDCCBEaABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ee   CdCADdEe edDbdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba  CDBBBcEa DCCb DA               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız dD  Ad b D EeE D aC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

271,602 51,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA  ERT*RUL 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 200 222 223 683 % 51,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDE ebacDb EADABACCaCBBaCDCbBEaABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız aDDdACECbDdbeBAEDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız   a   b    B  D d                      d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E e cCE  D   EE   d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

317,060 29,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 62 14 44 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 133 150 151 396 % 29,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDAeCBDEcBDEDDdDcADABAC DbBBDbDC BEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dD AACdCADCEbBAEDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  B   C B  D       E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız dDa eC   c E EEDA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

327,904 26,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 64 6 50 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 112 128 129 348 % 26,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAcEBaCABDECDDEEADDBAABBCDCCbDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAd  ECDCA BCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  BC      B  C     DBE     B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  A      aE     dE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

293,336 40,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 178 198 199 541 % 40,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCcBDECDDEEdDDcAABBCDCaCDCCDBABcdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cbd EdCDCAbBdAbbdEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABd     aBDCCCb  EDe bD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız                AEd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

215,037 82,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BELİNAY 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1096.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 264 292 293 1096 % 82,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDACCcb c  cDD DddDAdACaaeBBDbDCeBEBeBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  e ceb d DdEAcAEDCba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız e d   a              d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E d  d   DbE bEe  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 7 4 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

215,548 81,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1090.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 263 291 292 1090 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEdDCdebdbDcaddDDBAeBBaeCCCDCCcBABBEaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAcbaaCDecbc   eBaeE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  B                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

384,817 9,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 51 58 59 133 % 9,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDCDEADABACeDCcBDbDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  e dACEC DdEeBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Bae CDBBBDECC CCbEDAB  d CCD C A  c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız Ec cbCEdAD ECEEDAcCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

296,229 39,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EBRAR KUL 120 56 18 46 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 174 194 195 526 % 39,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCABDECDDaEADDBAeBBCDbbCeCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAb dECDC dBCAEbcEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AB  a    B         B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız a   eE   Ec D EbdCB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

311,338 32,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(426.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 141 158 159 426 % 32,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBaEABDEDDCDbADABACaDCeBDCDCCBEBecBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ae  ACEdADCEeBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  da    B    dC C bE  B   c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız d  acC   D EbEEDA bE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

375,319 12,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 82 15 23 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 63 72 73 161 % 12,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADaBDCABDECDDcEAbDBAABeCDeCCDCCDBAdBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  AAcEECDCAeBCcECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE AbB CCC aBED Eb C  BCD    C D DAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  b  e c  EE D EAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

266,511 54,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 47 22 51 41 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 207 229 230 720 % 54,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız  eDEBaCAB E DDcEdDDBAA B bCCbDCbDBA BEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA  bC  A B cbCeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız A C B    B CC ba  D             d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dca  c   a  D E EdcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

272,810 50,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(671.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 196 218 219 671 % 50,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBeCAB EdDD bdDDBAABBCDCCCDCbaB dBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  Ad  aCaCcdBdcbCcEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B e bB CC  a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA  CEc  E     b    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 2 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

307,407 33,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 150 167 168 451 % 33,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCdd EdDDa ADDBAABBCDeCbDCCeBABBEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAAbEECDCA BCcECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B   aB  CC    D E      bc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C   d   bEE D aeEC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

251,802 63,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(846.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 228 253 254 846 % 63,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAabBaCABbEdDDEbADDBAABeCDabCDCbDBAdBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAd caC CAecdc CBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız         bB e      e       B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız             D   E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

207,477 85,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 22 2 96 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1141.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 269 298 299 1141 % 85,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEABD               BBDbDCCBEBAB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 8 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

261,068 57,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 216 239 240 764 % 57,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdDEBaCdecECDcEEAcDBAABBCDbCCDCbbBABBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DbAbEECDeAec cdCBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  B      d  CC     c cb    da C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız   d  E              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

268,443 52,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 206 228 229 705 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCcB d DDEEecDBAABBaDCCCDCbeBABcEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA EEbDeAbBCcECBbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız deE  b   d  D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

304,566 35,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(470.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 156 175 176 470 % 35,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaACCBaEAB EDDdDbAcABACCDCBBDCDCbBEBAa E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E aAAC C  CEbBAEDebB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız C B  Bb  C BB DE C C  E  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a C        E   c  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

253,560 62,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 226 251 252 832 % 62,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDbBaCdaDECDDabdDDBeABBaDbCCDCCDeABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cbAcEECDe eBCcEdBbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız eBC      B deC     BEb    d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  c  d    E    c  d e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

252,175 63,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 40 13 67 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 227 252 253 844 % 63,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız E  CCBaEdeDEDDCDEADABAC DCBaDbDCbBEBAB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ea  AbaCA C  BcED  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız   B              C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız          D c c      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

279,551 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SAR I 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 193 213 214 626 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız  DeCCaadcBDEDDdDaADeB CCDCBBDbDCCeEBABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDcACECADCbbBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB   a  C      CC   c                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız          D d cEe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

331,092 24,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 68 19 33 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 109 122 123 328 % 24,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCABDECDDEEADDBAcBBaDeCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAbDEECDeAeBCAEbBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCaBE ea DeCd d  c  b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Ccb  a   EE D EAEd D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

220,041 79,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 257 285 286 1061 % 79,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız C cEBDC BeE DacEAcD  A B abCCDCb  AB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA D ECDe  cecE e D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız                d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  Ab eE   E  D    d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 7 1 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

264,950 55,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(732.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 211 233 234 732 % 55,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAacBaCdBcECeDEacDDBAABBCDeCCDCbDBABBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA dECD dAcCcEbBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  a      bB     C    E                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız d        E       C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

222,889 78,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 254 282 283 1048 % 78,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAaaBaC ee  DD aADDeAABBbDeCbDCCDeABaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 12 1 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cbdDcbCDe ececbCeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız         aB                   C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

265,594 54,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 209 231 232 728 % 54,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDACCBDddBbEaDeDEADAdACCaeBdDeDCCBEBABcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACECcDCEeBAdDdEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız   B      C B     d                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız d b      D be     C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

275,001 49,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 50 22 48 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 194 216 217 655 % 49,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADbaDCABDEdDcEEADDBAABBCbCbbDCbDBABBbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAA EECDC bcdcEbcEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC a e aB dCb d    EA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız          E          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

310,064 32,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 146 163 164 438 % 32,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBaEABDEaDCDEADABACbDbBBDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACECADdEdcAEDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız deBE aa  bDaB D de C c b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E        D ECEbDA dE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

271,845 51,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 48 18 54 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(681.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 199 221 222 681 % 51,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaC BDEeDDaEADDBAA BaDCaCDCbeBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız aAA EcdDCAdBCcEC bDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız cBC BE  a DeC        b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

269,354 52,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 47 19 54 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 204 226 227 698 % 52,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaAdCBDdeBbEDDeDEAaAdACCDeBBDCDCCBEeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dbDdAa C D EbBAEbCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E C c    D E d   dCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

294,448 40,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 176 196 197 534 % 40,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDdABcaDDeDEADABACCDCBBDbDabBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED AAC dbDCEdBcEDedd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE B   C BBB   C  Cb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

270,410 51,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 202 224 225 691 % 51,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaC d EdD ccADDBAABBCDCCbDCCDeABBEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAcbaECDC bBCcECeEDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  B      a  eC     DB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız   a      Ec D  eEC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

271,855 51,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 51 30 39 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 198 220 221 680 % 51,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız caACCBab BeEDDeDcADABeCdDCcBbbDCCBEBABcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız cD bACECeDdbbcedDCcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız deBE BC A cBB D  CDCCbED B   bC        A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız    d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

334,665 23,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(316.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 107 120 121 316 % 23,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDcCCBaEdB aDDdDEADABACebCeBDCDCbeEBABeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDdACECADCEbBcEDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 4 6 19,00 % 63

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBB aeCDBBBcE CDCCb DAB   DCC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  bC ACE  D   E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

308,881 33,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 62 26 32 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 147 164 165 444 % 33,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCceadCDDEEADDBAABBabeCCDCbDeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAbdaCeCAeBecECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  Be B  beBcC C C  D       Bb C     b  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA DeE  eE  D   EC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

293,090 40,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 179 199 200 542 % 40,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBDCABDECDDEcADDBAABBdDeCCDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DA  EaC C bBCcb edDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B      CC   B  B bD                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız          E  e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

280,036 46,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 51 20 49 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 192 212 213 624 % 46,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEdaD DDCDEADABACC bBdDbDCbcaB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbcAeECAD   B EDC B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız   Bd B  edDBB cEa bCC  D B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   e      D Eb  D  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 6 3 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

288,416 43,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 52 12 56 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 186 206 207 573 % 43,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBa  B EDD b ADABACCDCBdDbDCCBcaABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız     ACECADCEbcAEDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  AB  B   CDBB    d    E  B             A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız     A      E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

244,856 67,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 233 258 259 900 % 67,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeC BaE B ED  DEAceBACaeCBBDbDCCeEBABcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ec AACbCcDCEeB EDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

238,576 70,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 239 264 265 938 % 70,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCcBcbeDDEbdDDBAAaBaeeCCDCbbeeBBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAADEECDecbBCcbCBdDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız eBb B   a  dC  d   a b             D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız          E          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

216,600 81,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 30 22 68 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 261 289 290 1083 % 81,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 19 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız deDEaaC BD  DDEEADDd AcebbbCbDCb BABebEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cA D bCae d d EeaEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız          B                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız                  C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 12 7 4 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

335,446 23,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 70 23 27 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 106 119 120 310 % 23,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdeEBDCdebE DDEdADDBAAdeCDCCCDCCedABdEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAbDEcCDCA BacECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeA B dCC C ED E      Cc    b   aAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCE ECEE D   ECc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

337,720 22,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 103 116 117 298 % 22,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEaaCdB ECDDaEADDeeABBCaCCCeCCDBABaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAcDEECDCAdBeAEbeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCcBE caB CCC  B DBa      b         eA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAdDCEBECEE D EdEd D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

409,767 4,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 95 22 3 89 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 33 34 65 % 4,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEABDaDDCDEdcAdACaebBBDCDCCBEaABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDAACECADdbeBcEDeEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE B eACDBBBDECCDCbbEDAB DEDCCDECDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCBcCEeADcEeEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

403,850 5,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 92 17 11 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 32 37 38 78 % 5,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEA D DDdDEADABACCDCBBebDCCBcBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E  AACECADCEbBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız eABEBBae CDBBBDECCcCCAEDAB DED CD CDA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDeBACEdcD beEEDAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

322,397 27,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 65 21 34 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(372.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 124 140 141 372 % 27,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDAd BaEe  ED  DE DABACCeCB DCDaCe B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ea dbC C  dEbBcEDede     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba  CDB B ECCDCC EaAB b   CD     DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCBbCddAD ECEEDA C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 1 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

311,090 32,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 143 160 161 430 % 32,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaBaC    CDDEcdDDBAAaBdDCabDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  Ad dd aCA aecbCBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AB  BEe  BDCC   cEDBE Dd   C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAdDCEcEbEE Dd AEC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

342,750 21,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(281.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 96 109 110 281 % 21,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeCCBaEABD cDCbEdDeBACdDbBBDbDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E  bA EC adEeBAED EB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAcEaBa  CDBBBDECCe CbEbAB  ED CDdC   DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDeBbC b DEEeE DecCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

230,967 74,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 35 24 61 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 248 274 275 998 % 74,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDbCCBa    aaD Dac ABACC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız da AAbEC DCEe cED dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız C Ba Bbe b B  D dCe           C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCBcC   D a Eb b d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 3 0 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

432,195 1,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 100 11 9 97 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 14 14 26 % 1,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCABDECDDEEADDBAABB DCCbDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  Ac EECDCAeBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE AaBDCbCDCBEDBEbDC ABCDC DECDDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCE ECEEcDbEbEC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

262,911 56,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN  U 120 46 25 49 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 214 237 238 753 % 56,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCdec  DDa ADDBAAdBbebCCDCbaBABcdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  b    CDa AcC bbeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABe B   aB CC  a  D          a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C     B CEE D  bEC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

301,275 36,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 60 28 32 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 164 183 184 490 % 36,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EecCCBaEABbEcDdDbADABACdbCBBcbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EecbbCECdDCEdBcEDbEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız e BE BadeC BB D  C C dEa               A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız    ae E  D E EEDb CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

360,345 16,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 76 12 32 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 76 85 86 214 % 16,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCdBDECDDEEADDBAAdBCDCbCDCCDaABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  AA  ECDC dBC   BEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE  aB CCC    DBEbDC   CbC     D  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAdDe BEbEE D EAE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

257,960 59,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 43 19 58 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 223 247 248 789 % 59,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaC B   DDc AcDdAABB DCCbDCCDBABBdEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız       C C   dAbbBaDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız         a   d     D   DC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız bAbeC  cCE  D  AbC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 2 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

385,108 9,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 86 19 15 81 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 50 57 58 132 % 9,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCABDECDD bADDBAABB DCCCDCbbBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA  EC CAbBCcECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBDCCC CBEDBEdDC ABCcb   b D aAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCE ceEE DbEAECdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

354,580 17,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 79 31 10 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 83 93 94 236 % 17,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeaEBDCAeDECDDEEAbDeAABBaDbCCDCCDBABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADE CDe eBCAbCBEDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 8 2 18,00 % 60

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEBAaBDCdCcCaEDeEbDCbABCc c  CaDCDc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAbDeaaEbEE Dbbb C D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

311,027 32,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 65 36 19 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 144 161 162 431 % 32,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeeEaaCce bdDcabADDaAABBbDaCCDCaDBABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA DEdCDCAdBCAbCcdDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 9 6 12,75 % 43

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABe BEe aBDCCCcdBEDB baC bB c c      DA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEbCdcE EE DdE EC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

236,660 72,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(959.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 242 267 268 959 % 72,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız baAbCBDEcebbDDdDcdDABAeaceBcDCDCeBEBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız    AAe d adbeBcdDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CeB  Ba  C B     C   b   a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız aceceCE    E E    d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

236,008 72,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 38 29 53 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 243 268 269 965 % 72,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aeedCaD  e EDD DddbABcCeaCcBDCDCeBcBAeaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız      e C D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CeBE Be eC BB    C       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a ec db ADbECEEbd CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

340,962 21,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 72 23 25 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(284.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 98 111 112 284 % 21,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAaE aCABDEeDDaEADDBAAdBCDeCCDCCbBABBdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  A   EC e bBCAECBbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ec  BE  a DCCC CBaDBE  C   bD    C D DAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAbDeEa eEdADCEAEaBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

258,048 59,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 47 33 40 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(788.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 222 246 247 788 % 59,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız cDACCBadcBccDDCDEADABACCDCBdebDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDAcedaAcdbdcdEDCbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE aac C BBeD dd   bd  B     a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   a        E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

360,498 15,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 74 83 84 211 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADcBDCAB ECDDaEdDDBAeBBCDCCCDCbDBAB EEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA  EdCDCAbe   edEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 1 16 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B    B CCC CBEcBE DC AB DCE  C    AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAbD acECEE Dd AEC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

282,417 45,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 189 209 210 607 % 45,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aecCCBaE BbEDD DEdDeBACCDCBBDCeCCBEBABBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ee AAebC DCEABccDdbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız edB   a  C B  c CC C  E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a C AdE  D E  d  daE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

333,924 23,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 71 29 20 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 108 121 122 319 % 23,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EeeCCaDdd DaDDCbEAbAdACCbCBBDeDaCeEBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EcDAACECcDCEd  dDCce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Bae CDBdBDEaC CCbEa B     CD   AC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız dDCcACE dDEE EE A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

412,715 4,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 94 14 12 90 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(56.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 29 29 56 % 4,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaACCBDdbBDEDDCDbADABACCDCeBaCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbAACEC DCEeBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba ACDBBBDECC CCbEDAB   DCCD C   DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDC ACdbcDEECEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

303,643 35,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 158 177 178 473 % 35,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CAaEBaC      D dADD  ABB  C  DC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız       C C AcCeE dEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE AaBDCCCeCBEDBEbDd ABCb  aECaDbDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CcEDe   CEE cCbbEecD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 4 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

360,299 16,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 80 28 12 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 77 86 87 215 % 16,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDcCCBaceBDEcDaDEADABACCDeBBbbDCCeEBcBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E ecACdCADeEbcA DbEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEeB  AC BBBDECCDCCbEDAB DEc CD CDAC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCcbC b DEEeEbDA Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

390,522 8,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 87 15 18 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 46 52 53 116 % 8,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaC BDEdDD  ADDBAA BCDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eA  EEC C eBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBc CC CBEcBE DC ABCDC aECaDCaAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAED c EbEE Db AbCBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

311,679 31,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 60 13 47 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 140 157 158 421 % 31,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız bDACCBaEAB aDD DEADeBAC DCdBbCDCbeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız     AaECADCE a EDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BC  CD B    C  CbED B   D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız          D E d D  CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 3 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

396,536 7,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 90 19 11 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 44 45 100 % 7,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EceCCBeEcc aDD DEADABACCbCBBDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED AACECADCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEaBaB CDBBBDECCDCCbEDAB aE CCDEC ACaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız dD BACEe D ECEE AdCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

394,974 8,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 44 49 50 108 % 8,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCAd ECDD EADDBAABdeDCCeDCCeBABcEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAb cECDCceBCAECedDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCBBEe aBDCCCDCBEcBE De ABCDCEDECaDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAdD E EeEEcDCEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

358,354 16,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 79 88 89 222 % 16,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEd DEDD DEdDABACCDCBBeCDCbeaBABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E  AACECA  E acEDCcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BaeACDBBdDECCeCCbEDAB  cD CD    e A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCcACdb D EbEED BCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

379,519 11,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 86 26 8 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 58 66 67 148 % 11,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDcCCBDEdBDEDDeDEdDABACCDCdBbbDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDb AeECcDdEdBcEDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 7 3 0 6,25 % 63

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBa AC BBBDECC CCeEDAB cEDCCDcCeACcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız Ea cACbC DEECE DAdCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

406,061 5,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN 120 94 22 4 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 36 37 75 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEccDbDDCDEADABACaDbBBDCDCCBEBAcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EcDAACECADeEeBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  ABEdBCeACDBBBDECCcCCbEDAB  EDCaDdCDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız ED cACddADaEeEEDABCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

338,811 21,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILU Ğ 120 74 34 12 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 100 113 114 291 % 21,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDcBaCAdDECDacEADDBAedBdeCaCDCCeBABBdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAeEEC C ecCAECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC aEBAb DCdC CcEcdc DC ABa CE  e cCDA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız bAbeCEdcCEcADbEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 5 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

360,440 15,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 75 84 85 212 % 15,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCABDEeDDaEADDB ABebDCCbDCCbBAdBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DA   ECDC eBdAEb dDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 3 14 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AcC BE AaB CCCD BEDBEbDC  BCD     DDC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA D  B  cE D EdECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

281,878 46,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(614.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 191 211 212 614 % 46,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEA  EDD DEA ABAC DCedDCDCCdEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED  Ae C D  eBdaDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  ABE B                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  DCacd   D E  E  BCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

304,959 34,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 63 35 22 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 154 172 173 465 % 34,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCdB E DcaEADDBAABceaCCbeCbadeBdEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAc EECDb ABdcEbBEDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AB  Bae ae CCdDCBEDBE aCbABCD a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDedB bEc Dd AbdaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 5 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

307,563 33,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 57 8 55 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 148 165 166 449 % 33,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız  D  C    B  DD DbA         d            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E   AC  AD   B EDC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BaecCDBBBDECCDCCbEDABCDEDCCD CaACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  DC c    D E  EDA C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

306,520 34,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 63 32 25 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 152 169 170 454 % 34,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaCc  E Dc dcDDBAABBCaeCbDdCDeABBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAcDEECDCAdBecEbcEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCB EebCB CCCDd EDBabDC ABCb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dAE a   eaEdD beECd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

336,244 23,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 69 18 33 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 105 118 119 307 % 23,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEAcDEcDdDEdbABACaDCedDCDCCdEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED  ACE ADCbeBAED be     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  ABE B   C   Bc CC CC E  B     C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  DC ACd dDEECEEDABCc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

418,387 3,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 95 10 15 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 21 21 44 % 3,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCABDEdDDEEADDdAABBCbCCCDCCDeAB EEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAADEEC CAbBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE AaBDCCCcCBEDBEADC ABCD    C DC A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAED E E EcADbEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

265,013 54,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ALEYNA    CAN 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 210 232 233 731 % 54,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aaeCCBabcBDaDD DEADABAC  eBBbCDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ea AbeECA C dBcEDCa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  dB   b  C BB D dC  b E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız      d  ADE   b e  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 3 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

312,239 31,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA GÜNAL 120 63 24 33 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 138 155 156 417 % 31,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEeaDaDDdDEADABACCDCeBDbDCCBcBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbAACECcDCbbBcEDCbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız ebB  Ba  CDBB D ae CC E  B    C      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a   c    D E c DAe E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

258,248 58,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA KURTTEKİN 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 220 244 245 785 % 58,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CecbB  cBDE DDEEADD AAdedDCCCbC bBABcdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  Ac   CDe eBdcECB DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  Be   B bd Cb  C  DB d  b B a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Ced ea  CEdbD   EC e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

324,401 27,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BADE PALABIYIK 120 65 16 39 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 122 138 139 367 % 27,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBaEABDEDDCDbADABACCbCBBbCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  ebbACECbDCEeBAEDCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  Ba  e BB D aC     D B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  e  AC     E bEDA C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

288,756 42,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 57 32 31 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 185 205 206 571 % 42,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEeaC BbEdcDaaADDBAAdeCDeCCDCCDBbBaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAADaadDCAeBCeECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 9 7 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABecBEeAaB CCCe BEcdEbDC  a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     e    E  D  cEd D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

0,000 97,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
CAFER ÇEVİK 120 9 42 69 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 283 312 313 1304 % 97,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 31 3 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız acDaBeabd bCDaEcdacebAecebaeabebe ccea d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız edbDaEbeaeAdbe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 1 10 8

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

298,339 38,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 59 26 35 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 170 190 191 513 % 38,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDbBDCe bE    be  BAABeCDbCCDCbbeABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAdaEbCDCbeBCAEbdEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEdAaBDCCCDeBEDBcADCeABCc   EC DC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 2 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

202,976 87,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ENİS BAYDAR 120 29 36 55 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 271 300 301 1160 % 87,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDE cDbaDCDdAbABdbC  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız d DbACdCADdEbBcaebda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız C B d    ba  e         b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız baddc E   acd aeeaCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 2 1 17

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

296,410 39,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 57 22 41 51 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 173 193 194 524 % 39,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdDbBDC B E DDEEAaDBAABd be CDCbD AB  be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  A  EbC CAdcCA edEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC  E  aB bCCeCBEDBEAD   BCD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA D d  acc D  AE  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 2 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

302,558 36,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ESRA AKSU 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(480.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 161 180 181 480 % 36,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDdbbdDABACCDC BebDC Bb ABe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ee   CaC DCbbBdEDdEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB cB  AC BaaDE C  ebE  B        C    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDeeA  C DEEeaEDb CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 2 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

240,008 69,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 42 38 40 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 238 263 264 927 % 69,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CebbBaCABDEdDDabA DdbAaBbadCCbdCaBbBBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAcbEECDCcbeCcECebDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B   aB C   a      D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız ebbDeaa  bd D     dD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 6 6 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

396,168 7,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
FERAYE UYAR 120 90 20 10 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 46 47 103 % 7,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeCCBDd  bEDDdDEADABACCbCBBDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDbACECA CE BAEDCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BCBACDBBBcECCcCdbEDABa EbCCD C ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EbCBACEb D EeEEDAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

260,967 57,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 217 240 241 765 % 57,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız bbdCCBa    aDDdDacDAe CdDeBBabDCCe BABBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED  A cC DCEAa EDdEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız dAB cBC eC B  c CC dCA       eC D  D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız Ebdacdb  D E  ED dab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 12 7 4 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

298,811 38,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 57 19 44 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 167 187 188 507 % 38,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDbBaCcB   DcEEADDBc BBbDCCCDCbDBAB EEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADEECDeAABCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız   C     aB eC     e  A    a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız e   e c CdE D EAddBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

253,928 62,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HÜMEYRA KARAKAPLAN 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 225 250 251 826 % 62,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaCcBb CDDEEdeDBAABBdDbCCDCCbBABaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADddCDecdcbcEbccDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız   C e e bB dC  d                   D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız Cc bedB  c         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

410,993 4,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İREM ÇELİK 120 95 20 5 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(62.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 32 32 62 % 4,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEbBDbDDCDbdDABcCCadBdDCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDbACECcDCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BacACDBB DECCDCCAEDABaDED CDECDA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDdBACEdbDEEbEbDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 1 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

414,058 3,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 97 23 0 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 27 27 53 % 3,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCABDECDDEbADDBAABBabCaCDCbDeABeEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAcDdECDCAdBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCBaEeAaBDCCCDCBEDBEbDCCABCDCEDECDDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CcEDCEdEeEEbDeEAbCaD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

219,089 80,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 28 11 81 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1071.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 258 286 287 1071 % 80,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDACCBbEdBDaDeCDadDABACC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız de cAC CAD  e  EDC B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E          E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 3 0 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

448,234 0,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MİNE NUR YILMAZ 120 106 14 0 102 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 6 6 6 % 0,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDCDEADABACCeCBBDCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EabAACECcDCEeBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBaeACDBBBDECCeCCbEDABCaEDCCDEbDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCBACECcDEEeEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

192,419 90,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MUSTAFA GÖKHAN 120 22 23 75 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 276 305 306 1201 % 90,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DA    CDC eB AECecDc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 12 7 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız d CcBb ebB CC DdB DB AbCe daea          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız deE  ad bb        c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 2 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

215,608 81,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NAZ METİN 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 262 290 291 1089 % 81,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaC e   DD bAcDBcAadbDCCeDCbDBAdaEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cb   EdDC eaacbdBEaE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız   C                                   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

441,005 1,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 104 16 0 100 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 9 9 14 % 1,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCABDECDDEbADDBAABBCbeCCDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAbaECDbAdBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCcBEeAaBDCCCDCBEcBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCEBEeEEADdEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

202,640 87,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NİLSU AZATLI 120 32 50 38 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 273 302 303 1163 % 87,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdDEBcbAd   DaaEdDDBAeeebebCCDaebadBccc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAcDEcCDCbAa  bCBcDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  aCd c c c dbacd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız ada eaB bEdcDbEcE aD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 4 8 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

463,168 0,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ONAT ORBAY 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 1 % 0,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBDCABDECDDaEADDBAABBCbCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAbEECDCAbBCAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AcCBBEecaBDCCCDCBEDBEbDCCABCDCEDECDDCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAEDCEBEeEEADCEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

0,000 97,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 283 312 313 1304 % 97,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 12 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

326,485 26,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 68 24 28 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 114 130 131 351 % 26,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdDaBaCdBDEdDDcEbDDBAABBCDbCCDCbDBABBEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAcDEECDCAdBCcECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCaBEecCBDCbC dBEDBEbDC  a         C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CdE eb   d  D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

399,546 6,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SÜEDA COŞAN 120 89 10 21 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 42 43 89 % 6,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDCDEADABACCDCBBDCD CBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED AACECADCEeBAEDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBaBAC BBBDECCDCbbEDAB   D C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  b  AC d D ECEEDAddE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

396,203 7,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
BERKAY ALKAN 120 90 21 9 84 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 40 45 46 102 % 7,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeaEBDCAdDbCDDE ADDBAABBaDbCCDCCeeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA EdbDCAeBdAECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBDCC cCBEDBEbDC ABCD EaECDDC b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CeED EBEeEEADCEAECBD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 2 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

422,160 2,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 98 17 5 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 18 18 37 % 2,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDdCCBadcBD DDCDEAbABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ceDAACECcDCEbBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBa AC BBBcECCeCC EDABC EDCCDECDACaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDaBcCEeADEEeEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

414,473 3,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
MELİS SOLAK 120 96 18 6 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 26 26 52 % 3,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDCDEADAdACCDCBeDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız E DAACaCADCE BAcDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBB eACDBBBDEaCDCCbEDAB DEDCCD CeACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDCccabd DbEeEEDABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

342,497 21,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
EGE GÜVEN 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 97 110 111 282 % 21,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaceBeaDDeDEADABACCeCcBDbDCCBEBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız deDdACECcDdEdBcEDCaB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBaBcCDBBBDEaCDCCbEDABb  cCCDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız bDCBACb  D d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 2 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

294,719 39,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
TAN ŞENER 120 58 30 32 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 175 195 196 532 % 39,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaACCBD  B aD  DEcbABeCCDeeBDCDCbeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız de  bCdCcDdEdBcEDbbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba cC Bc D dCD CdED                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız bD BcCEd D EeEEDeBCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

370,701 13,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12C  -  0
ZEYNEP KÖROĞLU 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 65 74 75 174 % 13,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEeBDEDDeD AcABACCbCB DCDCCeEBeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDdACECADCE BcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEcBa ACDBBcDECC CCbEDAB   b CD C    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız cDCBAC   D b E   edE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

304,844 35,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AFRA NUR GÖKALP 120 59 18 43 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 155 173 174 468 % 35,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEceDaDD DEAcABACCb eBe DCC EB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  c dACECADeEdBAEDCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BadAC BB DE CeC  ED B     C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   ea C a D E E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 1 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

323,508 27,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 66 20 34 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 123 139 140 370 % 27,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCABDECDDEEADDBAABBaDCCCDCbDdABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADdECaCceBCAECabDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  BC B B bB CC   BEDBE     BCc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  cde    dEc D    CdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

346,048 20,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 120 72 14 34 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 92 105 106 270 % 20,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDACCBaEABDaDDCDEADABAbCDCBBDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız deDAACECADCEbBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  Ba  C BB DE C C  E  B    C      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a e d    D b EEDA C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

337,601 22,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 70 18 32 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 104 117 118 299 % 22,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBDCABDEbDDcEADDBAABB bCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAADEECDCbdBCAECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABe d   aB  CC CBEeaE Db ABbc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA   a   EE D    CeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

347,366 20,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DEFNE ÇETİNKAYA 120 73 16 31 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 91 104 105 268 % 20,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDEDDCDbADABAC DCBBDCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dDbAACECADdbeBcEDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE B   C BBBcECCD CbED B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız       Ed DEEe  DAedc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

382,255 10,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
DENİZ GULER 120 83 10 27 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 54 62 63 140 % 10,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEABDcDDCDEADABACCDCBBDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDAACECADCE BAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB  Ba  C BBBDECCDC bED B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız ED  bbEdbDEECEE   CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

321,421 28,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 127 143 144 376 % 28,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEAdDEDDCD ADABACCbeBBDCDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EebAACECADCEeBAEDCEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  AB  B   b  B D dC            C     b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız aee ACd  D E EED    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

337,906 22,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR GÖNÜL 120 73 29 18 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 102 115 116 296 % 22,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBaEAdDEDDCDEADABACabeeBbCDCCBEBABdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dcDcACECADebdBdEDbEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB cBaBAC BBBDECCDCCAED B   DCeD   A cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız Ebdacd   DEE EE b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

316,990 29,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 61 10 49 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 134 151 152 397 % 29,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaC B ECDDaEADDBAABB DCCCDCCDeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DA D ECDC dBdAEbeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B   a  CC  a   B b    B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C  DCE   E  D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

282,206 45,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 190 210 211 608 % 45,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız bDACCBaEcBbEDDCDEADABAC bCeBDCDCbBEeABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EcbAACEC DCb BcEDCcB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız      Bb      B           B      D  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a  dcdbCcDEEbEE d  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

227,356 76,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
KAYRA BAYDAR 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 249 276 277 1018 % 76,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız acACCBaEede cD b bDABACCDecBDCDaCBEBbBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EcDAAeECbDCabBAEebda     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

352,353 18,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 74 15 31 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 86 97 98 246 % 18,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CdDEBaCABDECDDEEADDBAABBCDbCCDCCeBcBBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAD ECDCAeBCcECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCdB d a  d CD  EcB  D   BC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA Dd c eEEAD  AE BD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 2 1 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

339,782 21,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NUR ŞEKER 120 71 20 29 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 99 112 113 289 % 21,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEB CABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCeeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAd EECDCcdBCcECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız eBCBB d aB CCCcd  e E     BC  c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CA  CE ECEEbce  ECdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 2 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

325,845 26,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ORHAN  EFE BODUROĞLU 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 116 132 133 356 % 26,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDbBDCcBDECDDaEADDBAABBaDCCCDCbbBbBBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAA EECDCAbBCcECBdDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC Bd  aB bdC  BEDBabDC  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dAE e c  E  D  bEC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

285,140 44,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ALİ ANIL ERDEM 120 50 9 61 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 188 208 209 590 % 44,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız C DEaDCeB   DD EADDBAABB DCCCDCbDBABBbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız  AA EEC C  c AEbB D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC a   b     Dd   B      B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  A          D   EC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

310,853 32,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ARDA ÇEKİM 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 145 162 163 432 % 32,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aeeCCBaE B EDDCDEADAdACCbCBeDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACadADCEABcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB   a  C BB Dd e C bEa B   cC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız      C   D E  E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

231,397 74,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ASYA SU YAVUZ 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 247 273 274 996 % 74,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeaaBaC      Da cbDBAABB ceCCDCCaBABBd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DA   ECDCAecC EbeEcE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız       B bB     d  a  b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     e    b  D   E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 3 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 2 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

244,559 67,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYLİN ÖNİZ 120 41 28 51 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 234 259 260 901 % 67,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeCCBaEcBDEDD DEdcAddCCDeB DCDCCeEeAd E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dD AACECADed BAEDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız bda  Bb  d ac   ba       e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız          D E      d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

407,101 5,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
AYŞENAZ BALTAŞ 120 94 20 6 89 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 29 34 35 73 % 5,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEABDaDDCDEADABACCbeBBDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız ED AACEdADCbeBAEDCdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBCeACDaBBcaCCeCCbEDABCDEcCCDECDACDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız  D cACb  DEECEEDAde 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

316,272 30,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BELEN SARI 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 135 152 153 402 % 30,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEaaC BDEdDDaEdDDBAAdBdDCCCDCbDeABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAd   CDCbdB cEbBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC B  A B CC  CB  BEADC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız C        E  D  AEe D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

364,785 14,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BEYZA ORTA 120 78 12 30 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(199.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 73 82 83 199 % 14,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEBaCdBDEeDDEEADDBAABeaDCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız eAAeEECDCAeBCcECBEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BE  aBDCCCa BEDBE DC AB  C   C   DA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  c       E  D   EC  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

416,175 3,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
BÜŞRA YÜREKLİ 120 96 15 9 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 23 23 49 % 3,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDdCdBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDbDCbBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız cDDAACECADCEbBcEDeEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEBBCeAdDBBBDECCDCCbEDAB DEDCCD CDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E d bC   D E EEcAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

358,158 16,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÇAĞAN BEDİR 120 76 14 30 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 80 89 90 223 % 16,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaBDCABD CDDEbADDBAABBdbCCbDCbeBAeBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADEECDCAbBCAECBbDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız AB  BE A BDCCC CBEDBE DC AB D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız CAbD c  eE  D  AE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

227,241 76,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DİLAY YÜKSEL 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 250 277 278 1019 % 76,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDaBDbAecdeDDEcADDBAAddabCeeDCCDaAdBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız aA   ECDe b       D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCdB    B b   a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 4 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

325,965 26,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
DOĞA AYAR 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(355.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 115 131 132 355 % 26,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBaEeBDacDCDbADABACCbCBBDCDCeeEBAdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDD ACECADCbbBeEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız eABEcBC  CDBBdc CCDCCbED B   beCc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a C d    D E d eA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

217,895 80,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECE CİHANKAYA 120 32 28 60 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 260 288 289 1076 % 80,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız beeCCBD  B aDD bEdbABACa eBBDbbCCcEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız c   eeaCAD EedcEa Ed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız C ad  b   D a   b                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   e      D        d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 9 3 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

325,176 27,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ECEM ARSLAN 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 120 136 137 362 % 27,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeCCBaEAcDEDDaDEdDABAC DCBBebDCCeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDcACdCADdEbBcEDeEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CeBE Bae C BBBD dC CC ED B      D C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   C ACE  D EC  a da 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 1 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 2

298,075 38,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EKİN ERİŞ 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 171 191 192 515 % 38,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEABDcDDCDEdDABACdDeBBDCDCCBEBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  c  ACEC DCEbdAEDebe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAB BB   C BB c aC C  E         D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

389,901 8,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 87 15 18 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 53 54 118 % 8,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaeCCBaEABDEDDCDbdDABACCbCBBeCDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız Ea AACE cDCEeBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  ABE Ba ACDBBBDECC CCAEDAB  EDC D C ACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız cD  A  d D ECEED aaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

274,014 49,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
EYLÜL TEZER 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 195 217 218 661 % 49,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CcDEBaC B ddDaa dcDBAABB DCCCDCCDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cAb EEdDC bcC b acDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız bB   E  aBcCC  CB DBb      Cc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  c  bE  CE  D    e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

365,557 14,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
FULYA TOPRAKÇI 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 71 80 81 194 % 14,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CADEeaCABDc DDEEADDBAABBaDCCCDCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADEECDCA BCAECBEDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC aE A BDdCCDaB c EbDC  B D E     CDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dA    abCEE D  A CcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

307,466 33,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜL BATI 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(450.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 149 166 167 450 % 33,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDedCBaEABDaDDCDEADABAC DCBBD DCbBEBeBBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız    AACaCADC dacEDe B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba  CDBBBD  Cc C aD    ED         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a dB       E    A   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 8 3 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 0 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

197,403 89,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 24 24 72 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1185.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 274 303 304 1185 % 89,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aadCaBaEddDED CDcADAd C c B bCeCb dBA Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  ce ACbC D acdb DCde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 12 4 5 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

205,917 86,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HALİME KAYA 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 270 299 300 1150 % 86,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız bADEcbC   ECDDEadeDeAAdB       CDeABBb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DbAbEcCeec     bcbD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız        ebB        c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız dA  e    d  D    C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 4 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

347,770 19,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HAVVA SENAY TURHAN 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 90 102 103 265 % 19,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEeBbaDDdDEADABACCDbBaDbDCCBEBABad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDbAACaCADCbdBcEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE BaeACDBB DEbCaCCbEDAB a DCbD Cc   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız b    C   D E EE   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

259,584 58,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
HİLAL ÇOBANOĞLU 120 46 27 47 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 218 242 243 773 % 58,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDbde EDDeDEdbeBACCDeBBDbDCCB BAdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EeDAACECdDCbdBc DCcd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız  eB  B  dd BB   dC a bc  B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız a e        E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 7 4 58

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

417,137 3,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
İDİL Y 120 97 18 5 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 18 22 22 46 % 3,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDeCCBDEABDaDDCDEADABACCbCeBDbDCCBEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACECADCEdBAEDCEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEcBaeACDBBaDECCaCCbEDdBCDEDCCDECDACDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız aD cAC d D EeEEDAe E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 12 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 2 0 100

Köklü ifadeler 2 0 2 0

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

351,439 18,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KAAN EGE GÜLŞEN 120 76 23 21 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 87 98 99 250 % 18,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EaACCBaEbBDEDDCDbADABACaDCBBDCDCCBEBABaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EDDAACaCADeadBcEDCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CAcEcBa ACDBBaDEadDCCbEDAB   DCeD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız EDd ACd  D E   D d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 1 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

320,817 28,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
KEMAL HORUZ 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 128 145 146 379 % 28,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCdBeEdDDcEADDBAABBaDCCCDCCDBABBEcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADEECDCAdBCAbCBED      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABCeBE  aBDCC  aa  B bDe  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     C    E       C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

265,616 54,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
MUSTAFA ÖNEMLİ 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 208 230 231 727 % 54,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDAdCBa  B     D AeABACCeCeBabDCCecBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EaDAACECdDCEeaAEDCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız b eBAdE  D E EEDdBab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 10 2 83

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Prizmalar 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 1 0

Çaprazlamalar 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

401,334 6,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
NACİYE YÜKSEL 120 91 15 14 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 40 41 85 % 6,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CeDEBaCABDECDDEEADDBAABBCDCC DCbDBABBEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAADEECDCAeBCcECeEDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız ABC BEeAaBDCCC CBEcBEbaC ABCDCE EC DCDAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız  A   a  eEd DbEAE BD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 0 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 1 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 2 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 1 0 100

Çaprazlamalar 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 2

293,582 40,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ORHAN BAYKAL 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 177 197 198 539 % 40,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDdAeDEDebDEADABcCCDeBBebbdCcbebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız EaDAACECADdEeBcEDdbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABEdBaeAdDBBBc C     E      DdeDE    DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız E     E    c        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 12 5 7 42

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 1 0 50

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

221,525 79,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ÖYKÜ KILIÇ 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 256 284 285 1058 % 79,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 13 9 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız CbDaBbC     DDcEdDDBAedB DebbDCCceABa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız cA  EECDCA   c   bDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız  BC B   b  C   d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız     e               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Unvan Sıfatları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 4 5 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50

Din ve İslam 2 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

210,658 84,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
RAMAZAN SAKMAN 120 34 46 40 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 267 296 297 1127 % 84,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CADEBDCABDECDDEEADDBAABBCDCCCDCCDBABBEEB

Cevaplarınız dceEcDCcabdeDDEEdDeedcBdaDaCCcCCDeAB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAADEECDCAABCAECBEDEBDEBD

Cevaplarınız DAAbEaCDdddeeeECBEDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 18 6 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 18 16 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A ABCBBEBACBDCCCDCBEDBEADCCABCDCEDECDDCDAA

Cevaplarınız baCcdbBdbBDeeCDdacbedeba                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDCEBECEEADCEAECBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 6 4 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 2 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 3 2 0 67

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

327,633 26,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
SERRA ÖZMEN 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 113 129 130 349 % 26,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız EDACCBDEABbcDDdDEAcABACCDCBBDbDCeeEBABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız  D  ACECcDebdBeEDCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız CABE Ba  CDBBBDEaCDCC cD B      b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız   d  C   D ECEb     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100

Din ve İslam 2 1 1 50

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 3 1 0 33

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Permütasyon 2 0 1 0

Köklü ifadeler 2 1 0 50

Karışım Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 2

224,591 77,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12E  -  0
ŞEYMA TÜRKAN 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1035.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 252 280 281 1035 % 77,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 285 314 315 1331

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EDACCBDEABDEDDCDEADABACCDCBBDCDCCBEBABBE

Cevaplarınız aDcCCcDE  bED  DcdDAdbCdDCedDCDCCBEeABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EDDAACECADCEABAEDCEBEBDDB

Cevaplarınız dDeAACaC adEee EDbbc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CABEBBCBACDBBBDECCDCCAEDABCDEDCCDECDACDA

Cevaplarınız            B  a    e     e    a     e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDCBACECADEECEEDABCE

Cevaplarınız            E        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Unvan Sıfatları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 12 11 1 92

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0

Nüfus 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 1 50

Din ve İslam 2 0 2 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 3 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Permütasyon 2 0 0 0

Köklü ifadeler 2 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Proteinler 1 0 0 0

Çaprazlamalar 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
