
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,823 91

2 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 39 1 38,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,196 106

3 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 2 27,50 8 2 7,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 110 10 107,50 462,925 195

4 0 BATIN CAN 12S 35 5 33,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 109 9 106,75 461,054 211

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 36 4 35,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 109 9 106,75 460,715 217

6 0 NEHİR BAHRİŞ 12 35 5 33,75 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 10 0 10,00 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 107 13 103,75 451,676 411

7 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 32 6 30,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 104 9 101,75 446,735 552

8 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 105 15 101,25 444,940 615

9 0 CELAL SERDAR 12S 34 6 32,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 1 25,75 6 0 6,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 103 9 100,75 443,509 664

10 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 103 13 99,75 439,723 809

11 0 ELİF SUDE TÜRK 12 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 6 1 5,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 102 11 99,25 438,761 847

12 0 DOĞANER ZEYNEPNUR 12 35 5 33,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 4 3 3,25 7 0 7,00 4 1 3,75 103 15 99,25 437,999 874

13 0 M TAHA KARAKÖSE 12 35 5 33,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 0 28,00 6 1 5,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 102 12 99,00 437,519 895

14 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 0 21,00 5 0 5,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 100 6 98,50 436,895 920

15 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 37 2 36,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 25 2 24,50 7 0 7,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 0 4,00 101 9 98,75 436,838 924

16 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 3 24,25 7 0 7,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 101 14 97,50 433,071 1098

17 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 28 0 28,00 8 1 7,75 3 4 2,00 6 1 5,75 5 0 5,00 101 14 97,50 432,544 1121

18 0 BURAK ÇIVGIN 12S 36 4 35,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 25 2 24,50 9 0 9,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 101 15 97,25 432,082 1145

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 36 4 35,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 6 21,50 7 1 6,75 6 1 5,75 7 0 7,00 3 3 2,25 100 16 96,00 428,735 1313

20 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 6 31,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 6 21,50 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 99 17 94,75 425,669 1479

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 23 5 21,75 6 3 5,25 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 99 18 94,50 424,643 1531

22 0 ECRİN BİLEN 12 35 4 34,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 6 0 6,00 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 97 11 94,25 423,451 1586

23 0 ÖMER ÜNSAL 12S 36 4 35,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 1 24,75 6 0 6,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 96 13 92,75 419,215 1832

24 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 22 2 21,50 5 1 4,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 96 14 92,50 418,849 1857

25 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 33 7 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 26 0 26,00 5 1 4,75 4 3 3,25 7 0 7,00 5 0 5,00 96 14 92,50 418,587 1877

26 0 ARDA EKEN  MS 34 6 32,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 5 20,75 4 0 4,00 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 95 15 91,25 415,424 2106

27 0 BAŞAK DURMAZ  M 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 5 0 5,00 6 0 6,00 5 2 4,50 4 1 3,75 94 10 91,50 415,372 2110

28 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 11 26,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 4 24,00 7 0 7,00 6 1 5,75 7 0 7,00 3 2 2,50 96 19 91,25 415,055 2137

29 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 1 27,75 6 1 5,75 2 1 1,75 6 0 6,00 3 1 2,75 95 14 91,50 414,615 2175
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

30 0 AYBERK ŞAM  M 33 2 32,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 25 2 24,50 8 1 7,75 5 1 4,75 4 0 4,00 4 2 3,50 94 11 91,25 414,230 2204

31 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 38 2 37,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 6 22,50 6 0 6,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 96 19 91,25 413,655 2247

32 0 PINAR YILMAZ 12S 36 3 35,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 20 4 19,00 3 0 3,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 93 12 90,00 411,706 2360

33 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 34 5 32,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 2 19,50 3 0 3,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 92 10 89,50 410,303 2467

34 0 İDİL Y 12E 32 8 30,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 3 24,25 6 1 5,75 4 2 3,50 6 1 5,75 3 2 2,50 94 18 89,50 409,081 2548

35 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 22 1 21,75 3 2 2,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 93 15 89,25 408,728 2562

36 0 EMİNE YURTCU  M 36 2 35,50 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 1 22,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 91 7 89,25 408,344 2593

37 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 0 25,00 6 0 6,00 4 3 3,25 1 0 1,00 4 0 4,00 92 10 89,50 408,252 2606

38 0 BEREN ŞAHİN  MS 34 3 33,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 24 4 23,00 3 3 2,25 6 0 6,00 5 1 4,75 4 0 4,00 92 13 88,75 407,474 2654

39 0 DAMLA KİŞİN  M 37 1 36,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 1 21,75 5 0 5,00 4 2 3,50 6 1 5,75 3 3 2,25 91 11 88,25 405,202 2800

40 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 31 9 28,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 23 6 21,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 93 21 87,75 404,945 2812

41 0 ARDA PALALI 12S 31 9 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 8 1 7,75 2 5 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 94 24 88,00 403,806 2882

42 0 SEZGİN SEZGİN  M 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 4 18,00 7 0 7,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 91 19 86,25 401,108 3039

43 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 35 3 34,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 4 1 3,75 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 90 16 86,00 399,253 3171

44 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 9 27,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 8 1 7,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 91 21 85,75 398,357 3227

45 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 36 4 35,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 4 13,00 5 1 4,75 4 2 3,50 7 0 7,00 5 1 4,75 88 14 84,50 395,133 3474

46 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 5 0 5,00 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 88 19 83,25 391,547 3771

47 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 3 0 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 2 4 1,00 88 18 83,50 390,585 3836

48 0 SUDE ŞEŞEN  M 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 6 1 5,75 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 88 21 82,75 389,612 3913

49 0 ELİF BUSE ÇELİK 12 35 5 33,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 4 18,00 7 0 7,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 87 18 82,50 387,575 4077

50 0 İREM ÇELİK 12 31 9 28,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 2 20,50 6 0 6,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 87 20 82,00 387,341 4091

51 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 85 14 81,50 385,635 4212

52 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 4 34,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 3 17,25 4 2 3,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 86 19 81,25 385,266 4239

53 0 SİNEM SUCU 12E 34 5 32,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 20 3 19,25 5 1 4,75 4 3 3,25 5 1 4,75 2 4 1,00 86 21 80,75 382,793 4457

54 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 9 14,75 7 0 7,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 87 26 80,50 382,602 4480

55 0 BERAT AK 12A 32 8 30,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 23 5 21,75 3 1 2,75 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 86 26 79,50 380,198 4683

56 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 20 0 20,00 2 0 2,00 4 3 3,25 5 0 5,00 4 1 3,75 83 14 79,50 379,786 4723

57 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 6 31,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 0 7,00 2 4 1,00 83 15 79,25 379,322 4757

58 0 FERAYE UYAR 12 29 10 26,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 3 20,25 6 2 5,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 85 24 79,00 378,550 4822
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

59 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 32 8 30,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 1 4,75 3 1 2,75 82 12 79,00 378,088 4862

60 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 37 3 36,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 5 14,75 4 1 3,75 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 84 20 79,00 377,880 4876

61 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 20 5 18,75 6 2 5,50 2 1 1,75 5 1 4,75 4 2 3,50 84 22 78,50 376,500 5006

62 0 IŞIL ELMAS  M 31 7 29,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 22 2 21,50 6 0 6,00 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 83 20 78,00 375,358 5099

63 0 FERAY  MS 32 6 30,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 81 11 78,25 375,347 5100

64 0 AYÇA POLAT  MS 33 6 31,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 3 13,25 5 1 4,75 4 3 3,25 6 0 6,00 5 1 4,75 82 17 77,75 375,142 5118

65 0 HATİCE ERG *EN 12 36 2 35,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 14 4 13,00 5 0 5,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 82 16 78,00 374,653 5170

66 0 AYŞEGÜL TAY 12 27 12 24,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 21 4 20,00 5 2 4,50 4 3 3,25 7 0 7,00 2 4 1,00 84 27 77,25 373,232 5299

67 0 HAVİN İREM CURKA  MS 29 7 27,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 20 7 18,25 6 2 5,50 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 83 24 77,00 372,731 5351

68 0 SUDE KÜÇÜK 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 6 14,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 2 4,50 3 2 2,50 83 24 77,00 372,440 5370

69 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 33 6 31,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 1 17,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 79 10 76,50 370,080 5580

70 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 7 20,25 2 1 1,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 83 29 75,75 369,284 5650

71 0 SÜEDA COŞAN 12 34 6 32,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 1 3 0,25 3 2 2,50 6 1 5,75 3 2 2,50 80 17 75,75 368,593 5721

72 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 2 11,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 78 9 75,75 368,155 5763

73 0 DİLVİN YEĞEN  M 29 11 26,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 4 0 4,00 5 2 4,50 4 2 3,50 4 1 3,75 81 23 75,25 367,389 5828

74 0 ŞEVVAL SARA 12S 28 7 26,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 2 23,50 3 2 2,50 2 4 1,00 6 1 5,75 3 2 2,50 80 20 75,00 366,121 5946

75 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 27 9 24,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 24 4 23,00 5 0 5,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 79 19 74,25 365,259 6027

76 0 BEYZANUR AYDIN  M 30 8 28,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 0 2 -0,50 3 4 2,00 7 0 7,00 4 1 3,75 79 19 74,25 364,699 6078

77 0 ERENACAR           Z 12C 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 3 25,25 1 2 0,50 5 0 5,00 79 17 74,75 364,448 6097

78 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 4 18,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 2 4,50 3 1 2,75 79 21 73,75 362,243 6313

79 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 32 8 30,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 21 3 20,25 8 1 7,75 2 1 1,75 1 2 0,50 79 20 74,00 361,575 6379

80 0 DURU NEHİR SAYRACI 12 32 5 30,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 4 16,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 3 2,25 78 18 73,50 361,456 6392

81 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 10 17,50 2 0 2,00 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 81 31 73,25 360,878 6446

82 0 BELEN SARI 12E 36 4 35,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 0 14,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 75 7 73,25 360,318 6499

83 0 HATİCE ATASOY  MS 21 5 19,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 20 3 19,25 5 2 4,50 4 2 3,50 5 2 4,50 4 1 3,75 77 17 72,75 360,251 6509

84 0 REŞİT ACAR  ME 31 8 29,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 77 16 73,00 359,934 6535

85 0 RABİA FİDAN  MS 31 8 29,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 6 3 5,25 2 3 1,25 4 3 3,25 3 3 2,25 79 27 72,25 357,480 6765

86 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 33 6 31,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 2 13,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 2 4,50 3 2 2,50 76 16 72,00 357,375 6775

87 0 ZEYNEP AYDIN 12E 36 4 35,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 74 8 72,00 356,297 6865
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

88 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 29 6 27,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 4 0 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 2 3,50 76 18 71,50 355,930 6905

89 0 KEREM KIRCA 12 32 4 31,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 6 11,50 3 0 3,00 3 4 2,00 6 1 5,75 3 2 2,50 76 19 71,25 355,314 6976

90 0 NİSA AKSU  ME 35 5 33,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 74 9 71,75 354,852 7017

91 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 74 14 70,50 352,942 7215

92 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 35 5 33,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 15 1 14,75 2 0 2,00 5 2 4,50 2 5 0,75 3 1 2,75 75 19 70,25 351,799 7343

93 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 8 30,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 18 7 16,25 5 3 4,25 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 78 32 70,00 351,551 7368

94 0 ARDA YILDIRIM  MS 31 6 29,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 17 4 16,00 4 2 3,50 3 1 2,75 5 0 5,00 74 17 69,75 351,146 7407

95 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 7 16,25 5 3 4,25 3 4 2,00 5 2 4,50 2 4 1,00 78 33 69,75 350,324 7507

96 0 EMİR YALÇIN 12S 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 4 2 3,50 6 1 5,75 5 1 4,75 74 19 69,25 350,282 7512

97 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 5 25,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 3 0 3,00 4 3 3,25 6 0 6,00 2 2 1,50 73 15 69,25 349,661 7583

98 0 ALPER ARSLAN 12S 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 24 5 22,75 5 3 4,25 2 5 0,75 5 2 4,50 2 4 1,00 79 38 69,50 349,429 7620

99 0 NURSEL KILIÇ 12S 28 10 25,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 2 1 1,75 5 2 4,50 4 1 3,75 4 2 3,50 75 24 69,00 349,146 7650

100 0 CANSU EREN  MS 32 7 30,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 15 6 13,50 2 0 2,00 6 1 5,75 4 0 4,00 3 1 2,75 74 21 68,75 348,458 7725

101 0 GÜLÜMSER 12E 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 15 5 13,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 73 15 69,25 348,403 7733

102 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 10 4 9,00 1 0 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 5 0 5,00 72 16 68,00 346,529 7923

103 0 ZEYNE  KARA 12D 34 5 32,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 72 15 68,25 346,447 7931

104 0 CEREN ÇETE 12D 34 6 32,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 3 4 2,00 5 1 4,75 2 1 1,75 72 17 67,75 344,671 8130

105 0 SILA DİLBAZ  MS 33 5 31,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 16 3 15,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 72 18 67,50 343,732 8224

106 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 8 27,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 18 5 16,75 1 0 1,00 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 74 27 67,25 343,591 8242

107 0 ADA YALÇIN 12E 33 6 31,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 17 4 16,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 71 14 67,50 343,266 8278

108 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 16 5 14,75 2 0 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 2 1,50 73 23 67,25 342,725 8332

109 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 6 11,50 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 2 3 1,25 73 26 66,50 340,993 8492

110 0 BELİNAY DAĞLI 12S 26 10 23,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 19 1 18,75 5 0 5,00 3 3 2,25 4 3 3,25 4 1 3,75 72 24 66,00 339,793 8638

111 0 ECE BİNGÖL 12S 31 7 29,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 3 14,25 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 70 16 66,00 339,503 8674

112 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 8 27,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 3 15,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 4 2 3,50 71 21 65,75 339,044 8711

113 0 AYTÖRE DEMİR 12D 33 7 31,25 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 69 12 66,00 338,896 8726

114 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 22 15 18,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 4 18,00 2 1 1,75 6 1 5,75 4 0 4,00 5 1 4,75 72 27 65,25 338,894 8727

115 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 34 5 32,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 4 2 3,50 3 2 2,50 2 2 1,50 69 13 65,75 338,610 8760

116 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 6 30,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 6 14,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 4 2,00 2 2 1,50 72 26 65,50 338,064 8819

                                              4 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

117 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 30 9 27,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 3 15,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 71 22 65,50 337,860 8836

118 0 NEVA YERLİYURT 12D 33 7 31,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 69 16 65,00 337,232 8901

119 0 TALHA GÜRCAN  M 29 11 26,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 16 2 15,50 3 0 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 4 2 3,50 71 24 65,00 336,891 8944

120 0 TAHA ÇOKSEVER  M 31 7 29,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 69 15 65,25 336,689 8963

121 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 8 30,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 5 12,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 69 14 65,50 336,687 8965

122 0 ELİFSU ZORBA 12E 30 9 27,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 1 13,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 1 1,75 69 16 65,00 336,011 9026

123 0 EMİRHAN BOZ  MS 26 13 22,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 15 4 14,00 5 3 4,25 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 71 30 63,50 333,116 9342

124 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 5 11,75 2 1 1,75 2 4 1,00 7 0 7,00 3 1 2,75 70 26 63,50 332,827 9381

125 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 16 5 14,75 4 2 3,50 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 71 31 63,25 331,476 9552

126 0 KEMAL HORUZ 12E 29 8 27,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 17 3 16,25 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 67 15 63,25 330,517 9662

127 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 3 3 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 70 30 62,50 329,092 9824

128 0 ERSİNAKKOÇ 12S 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 18 4 17,00 2 1 1,75 4 3 3,25 5 2 4,50 2 3 1,25 70 31 62,25 328,798 9859

129 0 BADE SU PALABIYIK 12 35 4 34,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 12 2 11,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 66 13 62,75 328,768 9866

130 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 2 5,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 66 16 62,00 328,184 9943

131 0 DENİZ ŞENKAL  M 33 7 31,25 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 11 7 9,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 67 21 61,75 326,822 10100

132 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 35 5 33,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 1 8,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 64 8 62,00 326,762 10108

133 0 FEYZA ERGÜL  MS 24 10 21,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 67 23 61,25 326,252 10175

134 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 27 7 25,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 67 21 61,75 326,140 10184

135 0 BİLGE TAŞKIN  M 29 9 26,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 13 3 12,25 2 0 2,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 3 2,25 67 23 61,25 325,647 10238

136 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 7 11,25 4 2 3,50 4 3 3,25 2 5 0,75 2 4 1,00 70 36 61,00 324,199 10389

137 0 DOĞA SOYLU  M 29 5 27,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 0 7,00 64 14 60,50 323,810 10437

138 0 NİL TURBİL  M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 14 3 13,25 4 2 3,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 0 3,00 67 25 60,75 323,566 10459

139 0 TUBA YAKIN  ME 29 7 27,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 3 13,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 64 13 60,75 322,991 10522

140 0 YELDA İŞBİLİR  MD 32 6 30,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 64 14 60,50 322,969 10524

141 0 MÜGE AKGÜL 12S 31 2 30,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 63 10 60,50 322,396 10610

142 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 30 7 28,25 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 1 1,75 63 12 60,00 321,381 10734

143 0 BEGUM ULU  MD 32 8 30,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 13 3 12,25 1 0 1,00 63 11 60,25 321,108 10767

144 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 3 4,25 2 0 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 64 18 59,50 321,091 10769

145 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 29 10 26,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 15 5 13,75 3 0 3,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 66 24 60,00 321,004 10779
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

146 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 23 5 21,75 4 0 4,00 17 0 17,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 1 4,75 5 0 5,00 61 7 59,25 320,738 10810

147 0 ELİF AKBOĞA 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 64 19 59,25 319,997 10899

148 0 ESRA AKSU 12S 22 11 19,25 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 15 4 14,00 2 0 2,00 1 1 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 64 20 59,00 319,655 10942

149 0 AZRA GÜNAL 12 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 64 18 59,50 319,357 10969

150 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 34 4 33,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 2 4 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 63 16 59,00 318,204 11100

151 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 27 10 24,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 3 3,25 3 2 2,50 64 21 58,75 318,189 11104

152 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 29 10 26,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 10 9 7,75 1 1 0,75 4 3 3,25 5 1 4,75 3 2 2,50 66 30 58,50 318,119 11111

153 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 5 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 2 3,50 63 19 58,25 316,984 11246

154 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 29 8 27,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 2 0 2,00 2 0 2,00 61 12 58,00 315,237 11440

155 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 29 11 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 63 20 58,00 315,141 11450

156 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 8 28,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 10 9,50 1 1 0,75 2 5 0,75 6 1 5,75 1 4 0,00 66 33 57,75 315,008 11471

157 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 27 8 25,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 13 0 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 60 9 57,75 314,534 11523

158 0 HİLAL YILMAZ  ME 35 3 34,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 5 4,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 61 14 57,50 314,001 11584

159 0 YİĞİT DENİZ   27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 15 10 12,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 4 3 3,25 2 2 1,50 68 42 57,50 313,824 11610

160 0 ALANUR DEMİR 12D 33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 62 20 57,00 313,060 11724

161 0 ALPEREN EKŞİ 12S 27 11 24,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 1 11,75 3 2 2,50 2 5 0,75 4 1 3,75 63 24 57,00 313,001 11733

162 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 62 20 57,00 312,897 11745

163 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 62 20 57,00 312,288 11815

164 0 ECEM ARSLAN 12E 31 8 29,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 6 10,50 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 63 24 57,00 312,193 11829

165 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 30 10 27,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 3 8,25 2 1 1,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 62 22 56,50 310,562 11989

166 0 EMİN PALA  MS 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 5 16,75 1 3 0,25 2 5 0,75 4 2 3,50 2 2 1,50 65 36 56,00 309,811 12083

167 0 SELİN İKİZ 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 9 1 8,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 60 16 56,00 309,197 12129

168 0 NAZLI BALA  ME 33 6 31,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 4 8,00 1 0 1,00 59 12 56,00 308,632 12212

169 0 FETTUMA GÜLEL  M 28 8 26,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 10 3 9,25 3 4 2,00 5 2 4,50 3 2 2,50 61 23 55,25 308,263 12260

170 0 TUĞRUL EREN 12 27 11 24,25 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 4 4 3,00 3 4 2,00 4 1 3,75 1 2 0,50 63 31 55,25 307,678 12325

171 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 22 9 19,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 1 4,75 4 2 3,50 61 25 54,75 307,316 12366

172 0 BEYZA ORTA 12E 27 13 23,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 16 3 15,25 2 2 1,50 1 0 1,00 61 22 55,50 307,285 12372

173 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 21 17 16,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 61 26 54,50 307,068 12397

174 0 ARDA ÇEKİM 12E 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 6 10,50 1 0 1,00 2 0 2,00 60 19 55,25 307,030 12401
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

175 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 1 11,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 59 15 55,25 306,881 12414

176 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 30 8 28,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 3 8,25 1 0 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 2 3 1,25 61 25 54,75 306,791 12424

177 0 SILA SÜZ  ME 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 4 2 3,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 3 0,25 60 23 54,25 304,207 12753

178 0 EMİR ÜRAL 12S 29 8 27,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 12 5 10,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 0 2,00 60 23 54,25 304,160 12759

179 0 UTKU ERDEĞER 12D 28 11 25,25 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 59 21 53,75 303,019 12897

180 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 31 5 29,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 0 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 9 53,75 302,931 12904

181 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 15 3 14,25 6 1 5,75 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 59 23 53,25 302,071 13031

182 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 32 8 30,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 12 8 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 59 22 53,50 301,461 13105

183 0 ZEHRA İKAN 12E 29 11 26,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 59 24 53,00 301,345 13126

184 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 32 7 30,25 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 4 0 4,00 56 11 53,25 301,243 13150

185 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 30 10 27,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 2 2 1,50 60 28 53,00 300,993 13175

186 0 EMİR GÜNEŞ 12S 22 15 18,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 0 1,00 3 4 2,00 4 3 3,25 1 1 0,75 61 33 52,75 300,419 13244

187 0 EZGİ ÇOKAL  MD 27 10 24,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 1 8,75 3 3 2,25 3 0 3,00 57 17 52,75 300,176 13258

188 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 28 8 26,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 56 13 52,75 300,073 13278

189 0 ÇINAR BİRCAN 12 26 9 23,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 4 16,00 1 1 0,75 58 20 53,00 299,899 13296

190 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 60 30 52,50 299,250 13377

191 0 MUSTAFA  ÖNEMLİ 12E 29 7 27,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 3 0 3,00 4 2 3,50 56 16 52,00 298,682 13433

192 0 TAN ŞENER 12B 25 12 22,00 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 3 3,25 3 1 2,75 59 31 51,25 295,928 13815

193 0 EYLÜL ERDEM 12S 25 12 22,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 12 5 10,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 57 25 50,75 294,412 14011

194 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 31 8 29,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 8 3 7,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 4 0,00 56 21 50,75 293,505 14112

195 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 33 5 31,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 54 14 50,50 292,699 14222

196 0 EYLÜL TEZER 12E 27 11 24,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 16 50,00 291,637 14343

197 0 BEGÜM KIRTOK 12 26 13 22,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 24 50,00 291,145 14411

198 0 ÖZEN KILIÇ  MD 33 5 31,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 53 14 49,50 290,397 14514

199 0 ELİF AYDIN 12E 29 10 26,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 54 18 49,50 289,788 14599

200 0 IŞILAY YENİAY 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 55 23 49,25 289,460 14647

201 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 21 18 16,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 58 38 48,50 288,614 14753

202 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 29 8 27,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 8 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 1 1 0,75 55 27 48,25 287,091 14946

203 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 26 13 22,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 8 5 6,75 1 0 1,00 3 4 2,00 2 2 1,50 55 28 48,00 285,918 15103
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

204 0 MERYEM BARUT 12 33 6 31,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 51 11 48,25 285,856 15107

205 0 MERT ARSLAN  ME 27 12 24,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 9 8 7,00 1 4 0,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 1 0,75 56 33 47,75 285,526 15145

206 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 0 9,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 52 18 47,50 284,557 15268

207 0 İDİL YALÇIN 12 29 7 27,25 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 52 20 47,00 282,726 15534

208 0 BURAK BÜSTAÇ 12 23 8 21,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 52 21 46,75 282,396 15581

209 0 RAUF KASIMOĞLU 12 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 8 6,00 6 2 5,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 57 40 47,00 282,252 15608

210 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 30 7 28,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 50 13 46,75 282,136 15618

211 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 17 15 13,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 12 13,00 3 2 2,50 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 58 46 46,50 282,011 15632

212 0 IRMAK SEMERCİ  ME 32 5 30,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 5 3,75 1 0 1,00 50 14 46,50 280,802 15791

213 0 HİLAL OZ N Lİ  M 28 9 25,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 51 19 46,25 280,733 15801

214 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 8 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 54 32 46,00 280,569 15818

215 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 52 23 46,25 280,191 15865

216 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 25 12 22,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 7 9,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 52 25 45,75 279,314 15993

217 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 7 31,25 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 49 14 45,50 278,506 16080

218 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 17 18,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 11 10 8,50 4 4 3,00 2 5 0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 57 47 45,25 278,335 16110

219 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 17 14,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 11 9 8,75 1 1 0,75 3 4 2,00 5 1 4,75 1 3 0,25 55 40 45,00 278,054 16152

220 0 AZ A KURTTEKİN 12S 26 10 23,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 8 3,00 1 0 1,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 52 28 45,00 277,815 16199

221 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 21 11 18,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 2 1 1,75 50 20 45,00 277,661 16214

222 0 AZRA ÇELİK  MD 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 50 19 45,25 277,302 16263

223 0 İBRAHİM KAFA  MD 25 13 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 51 24 45,00 277,169 16293

224 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 25 10 22,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 0 7,00 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 2 1,50 50 20 45,00 277,164 16294

225 0 EREN DEMİRDİZEN 12 24 13 20,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 1 0 1,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 52 29 44,75 276,221 16412

226 0 YASİN YAŞAR  MS 24 14 20,50 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 7 6,25 2 4 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 53 34 44,50 275,984 16430

227 0 ELA SEVER 12E 26 14 22,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 13 3 12,25 1 0 1,00 1 1 0,75 51 26 44,50 275,225 16533

228 0 HİLAL TEKİN  M 28 10 25,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 51 27 44,25 275,072 16547

229 0 MUSTAFA TEKER  MD 26 12 23,00 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 48 16 44,00 274,484 16622

230 0 KADİR DENİZLİ  M 30 7 28,25 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 48 15 44,25 274,174 16672

231 0 NUR EFŞAN İKAN  M 25 12 22,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 7 1 6,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 4 1,00 49 24 43,00 271,372 17048

232 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 11 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 13 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 50 30 42,50 270,379 17186

                                              8 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

233 0 İPEK GÜNBAY  ME 25 12 22,00 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 0 2,00 2 2 1,50 48 22 42,50 270,355 17191

234 0 DİDEM SANCAK  MD 25 10 22,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 47 20 42,00 269,752 17273

235 0 FİDELYA PARLA 12S 25 15 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 8 10 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 51 34 42,50 269,252 17337

236 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 30 9 27,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 45 13 41,75 267,183 17607

237 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 21 12 18,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 46 19 41,25 266,722 17669

238 0 NİSA GÜRLER 12D 25 11 22,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 45 15 41,25 266,165 17750

239 0 NAZ OKKA 12E 22 15 18,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 46 19 41,25 266,153 17752

240 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 12 23,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 46 19 41,25 265,988 17765

241 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 14 22,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 46 20 41,00 265,232 17872

242 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 21 11 18,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 45 18 40,50 264,624 17977

243 0 ŞEYMA SARI  MD 27 12 24,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 45 18 40,50 263,646 18089

244 0 ÖZNUR SALTIK  ME 34 6 32,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 7 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 26 40,50 263,149 18160

245 0 SİMA YILDIZ 12E 24 11 21,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 5 1 4,75 1 0 1,00 43 15 39,25 259,769 18675

246 0 BAŞAK UYAN 12S 22 10 19,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 3 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 44 20 39,00 259,702 18686

247 0 CANSU AKAR  M 27 13 23,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 0 3,00 45 25 38,75 259,134 18749

248 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 26 12 23,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 44 22 38,50 257,417 18996

249 0 EYLÜL GÜLTEK* 12 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 2 0,50 45 27 38,25 257,178 19022

250 0 EFE NAYAN 12 22 9 19,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 43 20 38,00 256,649 19107

251 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 23 15 19,25 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 2 0 2,00 1 0 1,00 43 22 37,50 255,126 19308

252 0 MUHAMMED TAŞ  MS 22 15 18,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 9 9 6,75 1 3 0,25 5 2 4,50 3 1 2,75 46 36 37,00 254,598 19370

253 0 SUDE KELEŞ 12E 26 14 22,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 47 39 37,25 254,361 19393

254 0 NAZ TÜRKOĞLU   26 10 23,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 41 18 36,50 251,668 19769

255 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 25 13 21,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 44 31 36,25 251,345 19807

256 0 ALE *A    CAN   28 10 25,50 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 27 36,25 251,162 19823

257 0 ESMA K  M 14 4 13,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 39 13 35,75 250,426 19921

258 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 14 20,50 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 41 22 35,50 248,972 20109

259 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 24 13 20,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 30 35,50 248,587 20179

260 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 17 2 16,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 6 1 5,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 37 9 34,75 248,579 20180

261 0 AZRA TUNCAY 12D 23 13 19,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 3 1,25 2 0 2,00 41 23 35,25 248,571 20182
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

262 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 5 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 42 29 34,75 247,429 20299

263 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 19 15 15,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 11 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 43 34 34,50 247,033 20367

264 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 25 14 21,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 6 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 29 34,75 246,859 20381

265 0 MİLAY GAMZE KURU  M 19 19 14,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 8 3 7,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 43 34 34,50 246,178 20468

266 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 27 13 23,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 6 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 30 34,50 245,679 20553

267 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 26 12 23,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 20 34,00 244,302 20742

268 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 18 10 15,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 38 18 33,50 244,011 20764

269 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 23 14 19,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 1 0 1,00 40 25 33,75 243,686 20808

270 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 24 12 21,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 38 17 33,75 243,658 20814

271 0 ASLI PALA  M 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 39 21 33,75 243,628 20823

272 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 12 22,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 40 26 33,50 243,399 20849

273 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 20 19 15,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 41 30 33,50 243,359 20853

274 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 13 19,75 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 40 25 33,75 243,312 20857

275 0 DİLBER BAYRAM  M 27 9 24,75 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 1 0 1,00 37 15 33,25 242,103 21022

276 0 ESMA ÇİÇEK  MS 22 17 17,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 41 34 32,50 240,552 21235

277 0 NEHİR YILMAZ  M 20 16 16,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 24 32,00 239,372 21357

278 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 12 5 10,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 8 32,00 238,680 21444

279 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MG 24 16 20,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 24 32,00 238,572 21475

280 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 27 8 25,00 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 35 12 32,00 238,402 21512

281 0 ARDA BİLİR 12E 20 6 18,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 237,716 21589

282 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 16 17,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 36 18 31,50 237,183 21636

283 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 12 18,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 36 18 31,50 237,126 21649

284 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MC 24 16 20,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 10 2,50 1 0 1,00 40 35 31,25 236,336 21760

285 0 DERİN YETİŞEN 12 20 14 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 36 20 31,00 235,920 21810

286 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 19 2 18,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 16 31,00 235,547 21867

287 0 AYŞE AY DI  N  M 21 10 18,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 20 31,00 235,399 21883

288 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 21 15 17,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 8 0,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 39 35 30,25 233,822 22047

289 0 MEHMET ARDA EREN  MS 12 5 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 31 13 27,75 227,354 22827

290 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 20 6 18,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 30 9 27,75 227,129 22844
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

291 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 12 16 8,00 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 6 4 5,00 1 0 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 35 30 27,50 226,680 22914

292 0 DİCLE KAYA  MS 22 14 18,50 1 1 0,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 32 18 27,50 226,292 22941

293 0 BELİNAY N  MD 20 14 16,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 33 22 27,50 225,408 23059

294 0 KADİR ATA  M 11 7 9,25 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 4 3,00 2 1 1,75 2 4 1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 33 24 27,00 224,873 23109

295 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 23 17 18,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 3 1,25 33 25 26,75 223,871 23227

296 0 CEYLİN İBAR 12S 22 11 19,25 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 7 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 34 29 26,75 223,156 23314

297 0 NİLSU AZATLI 12 17 18 12,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 37 42 26,50 222,651 23353

298 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 19 20 14,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 33 27 26,25 221,850 23455

299 0 ECE BURŞUK  M 22 8 20,00 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 11 26,25 221,683 23488

300 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 13 16 9,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 1 1 0,75 33 31 25,25 219,569 23713

301 0 İRFAN KABAŞ 12S 9 3 8,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 28 11 25,25 219,025 23761

302 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 19 21 13,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 33 33 24,75 217,855 23897

303 0 RENGİN KIRMIZIGÜL   20 16 16,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 0 1,00 30 23 24,25 215,909 24127

304 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 14 21 8,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 12 0,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 3 0,25 36 48 24,00 215,583 24159

305 0 MERT DENİZ BALCI 12 11 5 9,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 27 12 24,00 215,468 24165

306 0 UĞUR KATIL  MS 20 14 16,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 6 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 30 26 23,50 213,530 24349

307 0 İKBAL  M 17 11 14,25 1 0 1,00 5 0 5,00 3 9 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 31 31 23,25 213,344 24352

308 0 KAANTUZM N 12S 18 13 14,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 28 22 22,50 210,596 24638

309 0 DİLAY YÜKSEL 12E 20 16 16,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 27 19 22,25 210,038 24694

310 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 7 33 -1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 8 22 2,50 6 0 6,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 40 74 21,50 209,716 24721

311 0 TÜMER KAPLAN  ME 17 15 13,25 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 29 21,75 208,550 24850

312 0 HALİME KAYA 12 16 19 11,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 29 20,75 206,043 25088

313 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 9 8 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 6 5 4,75 1 0 1,00 4 3 3,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 27 26 20,50 205,520 25144

314 0 ŞURA ARSLAN 12 17 8 15,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 23 10 20,50 204,935 25193

315 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 12 18 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 4 1 3,75 2 4 1,00 27 30 19,50 203,479 25336

316 0 SILA AKSOY 12E 14 10 11,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 25 21 19,75 202,846 25391

317 0 İREM YALÇIN 12E 18 16 14,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 37 19,75 202,714 25412

318 0 İREM D  M 14 0 14,00 1 0 1,00 15 0 15,00 188,811 26596

319 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 14 26 7,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 17 -1,25 1 0 1,00 28 53 14,75 188,275 26636

                                            11 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8010,69 20,12 2,57 1,11 2,29 2,44 1,53 2,06 3,11 0,87 2,89 3,40 0,97 3,16 0,01 0,01 0,01 9,51 3,43 8,65 1,83 0,52 1,69 2,32 1,57 1,93 2,38 0,90 2,15 1,73 1,11 1,46 52,1022,71 46,41 275,020

Okul Ortalaması 27,49 9,07 25,23 3,08 0,89 2,86 2,93 1,39 2,58 3,80 0,65 3,64 3,85 0,88 3,63 0,00 0,00 0,00 11,56 3,50 10,68 2,12 0,48 2,00 2,73 1,80 2,28 2,79 0,87 2,57 2,31 1,23 2,00 62,6620,76 57,47 314,330

KATILIMLAR

320 0 BEYZA DURSUN  MS 5 5 3,75 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 16 6 14,50 187,792 26686

321 0 ARDA KELEŞ  M 5 13 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 17 26 10,50 176,052 27646

322 0 MEHMET YILMAZ 12S 8 6 6,50 1 0 1,00 9 6 7,50 167,109 28344

323 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 13 6,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 5 6 3,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 6 -1,50 20 50 7,50 165,948 28460
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

1 0 AHMETHAN DOĞANAY 12S 35 5 33,75 18 2 17,50 39 1 38,75 20 0 20,00 112 8 110,00 470,823 1 1 3 5 91

2 0 ONAT SIRRI ORBAY 12S 39 1 38,75 19 1 18,75 36 4 35,00 18 2 17,50 112 8 110,00 470,196 2 2 4 6 106

3 0 IRMAK GÜNER  M 37 3 36,25 19 1 18,75 36 4 35,00 18 2 17,50 110 10 107,50 462,925 1 3 5 9 195

4 0 BATIN CAN 12S 35 5 33,75 19 0 19,00 36 3 35,25 19 1 18,75 109 9 106,75 461,054 3 4 6 10 211

5 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 36 4 35,00 16 2 15,50 39 1 38,75 18 2 17,50 109 9 106,75 460,715 4 5 7 11 217

6 0 NEHİR BAHRİŞ 12 35 5 33,75 16 4 15,00 39 1 38,75 17 3 16,25 107 13 103,75 451,676 1 6 8 16 411

7 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 32 6 30,50 17 1 16,75 35 2 34,50 20 0 20,00 104 9 101,75 446,735 5 7 9 21 552

8 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 34 6 32,50 16 4 15,00 36 4 35,00 19 1 18,75 105 15 101,25 444,940 6 8 10 24 615

9 0 CELAL SERDAR 12S 34 6 32,50 18 1 17,75 32 1 31,75 19 1 18,75 103 9 100,75 443,509 7 9 11 31 664

10 0 EMİRHAN ATILMIŞ 12A 34 4 33,00 17 3 16,25 36 2 35,50 16 4 15,00 103 13 99,75 439,723 1 10 12 33 809

11 0 ELİF SUDE TÜRK 12 37 3 36,25 17 3 16,25 30 3 29,25 18 2 17,50 102 11 99,25 438,761 2 11 13 35 847

12 0 DOĞANER ZEYNEPNUR 12 35 5 33,75 15 4 14,00 38 2 37,50 15 4 14,00 103 15 99,25 437,999 3 12 14 37 874

13 0 M TAHA KARAKÖSE 12 35 5 33,75 17 2 16,50 34 1 33,75 16 4 15,00 102 12 99,00 437,519 4 13 15 38 895

14 0 AYÇİN GÜNEYHAN  M 36 4 35,00 19 1 18,75 26 0 26,00 19 1 18,75 100 6 98,50 436,895 2 14 16 39 920

15 0 MERVE SİMLA KAVUKÇU12S 37 2 36,50 16 3 15,25 32 2 31,50 16 2 15,50 101 9 98,75 436,838 8 15 17 40 924

16 0 ASLINUR KARAKURT 12S 37 3 36,25 16 4 15,00 32 3 31,25 16 4 15,00 101 14 97,50 433,071 9 16 19 48 1098

17 0 SENA ŞENKUL 12S 37 3 36,25 14 5 12,75 36 1 35,75 14 5 12,75 101 14 97,50 432,544 10 17 20 49 1121

18 0 BURAK ÇIVGIN 12S 36 4 35,00 16 4 15,00 34 2 33,50 15 5 13,75 101 15 97,25 432,082 11 18 21 50 1145

19 0 BEYZANUR YAMAN 12S 36 4 35,00 18 1 17,75 30 7 28,25 16 4 15,00 100 16 96,00 428,735 12 19 22 54 1313

20 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 33 6 31,50 16 2 15,50 32 7 30,25 18 2 17,50 99 17 94,75 425,669 13 20 23 58 1479

21 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 35 5 33,75 18 2 17,50 29 8 27,00 17 3 16,25 99 18 94,50 424,643 14 21 24 60 1531

22 0 ECRİN BİLEN 12 35 4 34,00 17 2 16,50 30 2 29,50 15 3 14,25 97 11 94,25 423,451 5 22 25 62 1586

23 0 ÖMER ÜNSAL 12S 36 4 35,00 13 5 11,75 31 1 30,75 16 3 15,25 96 13 92,75 419,215 15 23 26 73 1832

24 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 19 1 18,75 27 3 26,25 17 3 16,25 96 14 92,50 418,849 1 24 27 75 1857

25 0 AHMET YUSUF YİĞİT 11S 33 7 31,25 16 3 15,25 31 1 30,75 16 3 15,25 96 14 92,50 418,587 1 25 28 76 1877

26 0 ARDA EKEN  MS 34 6 32,50 17 2 16,50 26 5 24,75 18 2 17,50 95 15 91,25 415,424 2 26 30 80 2106

27 0 BAŞAK DURMAZ  M 38 2 37,50 19 1 18,75 22 4 21,00 15 3 14,25 94 10 91,50 415,372 3 27 31 81 2110

28 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 29 11 26,25 19 1 18,75 32 4 31,00 16 3 15,25 96 19 91,25 415,055 3 28 32 82 2137

29 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12E 33 7 31,25 17 3 16,25 34 2 33,50 11 2 10,50 95 14 91,50 414,615 1 29 33 88 2175

30 0 AYBERK ŞAM  M 33 2 32,50 15 3 14,25 33 3 32,25 13 3 12,25 94 11 91,25 414,230 4 30 34 89 2204

31 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 38 2 37,50 16 3 15,25 30 6 28,50 12 8 10,00 96 19 91,25 413,655 6 31 35 90 2247

32 0 PINAR YILMAZ 12S 36 3 35,25 16 3 15,25 23 4 22,00 18 2 17,50 93 12 90,00 411,706 16 32 36 95 2360

33 0 MEHMETBERK ÖZYÜREK12S 34 5 32,75 17 1 16,75 23 2 22,50 18 2 17,50 92 10 89,50 410,303 17 33 37 99 2467

34 0 İDİL Y 12E 32 8 30,00 18 1 17,75 31 4 30,00 13 5 11,75 94 18 89,50 409,081 2 34 38 102 2548

35 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 35 5 33,75 18 2 17,50 25 3 24,25 15 5 13,75 93 15 89,25 408,728 4 35 39 103 2562

36 0 EMİNE YURTCU  M 36 2 35,50 16 1 15,75 26 1 25,75 13 3 12,25 91 7 89,25 408,344 5 36 40 104 2593

37 0 KAAN EGE GÜLŞEN 12E 34 5 32,75 18 2 17,50 31 0 31,00 9 3 8,25 92 10 89,50 408,252 3 37 41 106 2606

38 0 BEREN ŞAHİN  MS 34 3 33,25 16 2 15,50 27 7 25,25 15 1 14,75 92 13 88,75 407,474 5 38 42 110 2654

39 0 DAMLA KİŞİN  M 37 1 36,75 14 3 13,25 27 1 26,75 13 6 11,50 91 11 88,25 405,202 6 39 44 119 2800

40 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 31 9 28,75 15 3 14,25 30 6 28,50 17 3 16,25 93 21 87,75 404,945 18 40 45 120 2812

41 0 ARDA PALALI 12S 31 9 28,75 17 3 16,25 36 3 35,25 10 9 7,75 94 24 88,00 403,806 19 41 46 122 2882

42 0 SEZGİN SEZGİN  M 31 9 28,75 15 5 13,75 26 4 25,00 19 1 18,75 91 19 86,25 401,108 7 42 47 126 3039

43 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 35 3 34,25 17 3 16,25 23 6 21,50 15 4 14,00 90 16 86,00 399,253 6 43 48 129 3171

44 0 ESRA NUR TÜRK 12S 30 9 27,75 17 2 16,50 30 5 28,75 14 5 12,75 91 21 85,75 398,357 20 44 50 133 3227

45 0 EMİRHAN KARAHAN 12S 36 4 35,00 17 2 16,50 19 5 17,75 16 3 15,25 88 14 84,50 395,133 21 45 53 143 3474

46 0 CEREN DEDEOĞLU 12S 29 9 26,75 16 3 15,25 27 3 26,25 16 4 15,00 88 19 83,25 391,547 22 46 54 154 3771

47 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 35 5 33,75 19 1 18,75 24 3 23,25 10 9 7,75 88 18 83,50 390,585 4 47 55 158 3836

48 0 SUDE ŞEŞEN  M 31 8 29,00 17 3 16,25 26 6 24,50 14 4 13,00 88 21 82,75 389,612 8 48 56 161 3913
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

49 0 ELİF BUSE ÇELİK 12 35 5 33,75 17 3 16,25 26 4 25,00 9 6 7,50 87 18 82,50 387,575 7 49 57 166 4077

50 0 İREM ÇELİK 12 31 9 28,75 15 4 14,00 27 2 26,50 14 5 12,75 87 20 82,00 387,341 8 50 58 167 4091

51 0 SUDE TEPECİK 12S 35 5 33,75 15 1 14,75 22 4 21,00 13 4 12,00 85 14 81,50 385,635 23 51 59 172 4212

52 0 NEHİR GÖKCEN 12S 35 4 34,00 14 5 12,75 22 5 20,75 15 5 13,75 86 19 81,25 385,266 24 52 60 176 4239

53 0 SİNEM SUCU 12E 34 5 32,75 16 4 15,00 25 4 24,00 11 8 9,00 86 21 80,75 382,793 5 53 61 186 4457

54 0 ÖMER SALİH 12S 33 7 31,25 17 3 16,25 24 9 21,75 13 7 11,25 87 26 80,50 382,602 25 54 62 189 4480

55 0 BERAT AK 12A 32 8 30,00 13 7 11,25 26 6 24,50 15 5 13,75 86 26 79,50 380,198 2 55 63 195 4683

56 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 34 6 32,50 14 4 13,00 22 0 22,00 13 4 12,00 83 14 79,50 379,786 26 56 64 198 4723

57 0 ZEYNEP ERBAY  MS 33 6 31,50 16 2 15,50 20 3 19,25 14 4 13,00 83 15 79,25 379,322 7 57 65 199 4757

58 0 FERAYE UYAR 12 29 10 26,50 15 3 14,25 27 5 25,75 14 6 12,50 85 24 79,00 378,550 9 58 67 201 4822

59 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 32 8 30,00 18 0 18,00 21 2 20,50 11 2 10,50 82 12 79,00 378,088 6 59 68 204 4862

60 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12S 37 3 36,25 15 4 14,00 20 6 18,50 12 7 10,25 84 20 79,00 377,880 27 60 69 205 4876

61 0 NACİYE YÜKSEL 12E 31 8 29,00 16 3 15,25 26 7 24,25 11 4 10,00 84 22 78,50 376,500 7 61 70 208 5006

62 0 IŞIL ELMAS  M 31 7 29,25 11 6 9,50 28 2 27,50 13 5 11,75 83 20 78,00 375,358 9 62 71 212 5099

63 0 FERAY  MS 32 6 30,50 15 1 14,75 25 1 24,75 9 3 8,25 81 11 78,25 375,347 8 63 72 213 5100

64 0 AYÇA POLAT  MS 33 6 31,50 15 3 14,25 19 4 18,00 15 4 14,00 82 17 77,75 375,142 9 64 73 215 5118

65 0 HATİCE ERG *EN 12 36 2 35,50 16 1 15,75 19 4 18,00 11 9 8,75 82 16 78,00 374,653 10 65 74 216 5170

66 0 AYŞEGÜL TAY 12 27 12 24,00 18 2 17,50 26 6 24,50 13 7 11,25 84 27 77,25 373,232 11 66 75 222 5299

67 0 HAVİN İREM CURKA  MS 29 7 27,25 14 3 13,25 26 9 23,75 14 5 12,75 83 24 77,00 372,731 10 67 76 225 5351

68 0 SUDE KÜÇÜK 12S 32 8 30,00 17 3 16,25 21 7 19,25 13 6 11,50 83 24 77,00 372,440 28 68 77 226 5370

69 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 33 6 31,50 18 0 18,00 20 2 19,50 8 2 7,50 79 10 76,50 370,080 29 69 78 240 5580

70 0 ALİ EMRE GÖRÜCÜ 12S 30 10 27,50 14 6 12,50 24 8 22,00 15 5 13,75 83 29 75,75 369,284 30 70 79 243 5650

71 0 SÜEDA COŞAN 12 34 6 32,50 18 0 18,00 16 6 14,50 12 5 10,75 80 17 75,75 368,593 12 71 80 251 5721

72 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 36 4 35,00 18 2 17,50 15 3 14,25 9 0 9,00 78 9 75,75 368,155 8 72 81 252 5763

73 0 DİLVİN YEĞEN  M 29 11 26,25 13 5 11,75 26 2 25,50 13 5 11,75 81 23 75,25 367,389 10 73 82 255 5828

74 0 ŞEVVAL SARA 12S 28 7 26,25 14 2 13,50 27 4 26,00 11 7 9,25 80 20 75,00 366,121 31 74 84 261 5946

75 0 MUSTAFA GÖKHAN 12B 27 9 24,75 7 4 6,00 29 4 28,00 16 2 15,50 79 19 74,25 365,259 1 75 85 264 6027

76 0 BEYZANUR AYDIN  M 30 8 28,00 16 2 15,50 19 4 18,00 14 5 12,75 79 19 74,25 364,699 11 76 86 266 6078

77 0 ERENACAR           Z 12C 30 9 27,75 17 3 16,25 27 5 25,75 5 0 5,00 79 17 74,75 364,448 1 77 87 269 6097

78 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 34 6 32,50 14 3 13,25 21 7 19,25 10 5 8,75 79 21 73,75 362,243 11 78 89 278 6313

79 0 ALİ OKTAY ATAR 11S 32 8 30,00 15 5 13,75 29 4 28,00 3 3 2,25 79 20 74,00 361,575 2 79 90 283 6379

80 0 DURU NEHİR SAYRACI 12 32 5 30,75 16 2 15,50 20 4 19,00 10 7 8,25 78 18 73,50 361,456 13 80 91 284 6392

81 0 EGE GÜVEN 12S 31 9 28,75 17 3 16,25 22 10 19,50 11 9 8,75 81 31 73,25 360,878 32 81 92 290 6446

82 0 BELEN SARI 12E 36 4 35,00 16 2 15,50 16 0 16,00 7 1 6,75 75 7 73,25 360,318 9 82 93 299 6499

83 0 HATİCE ATASOY  MS 21 5 19,75 18 2 17,50 25 5 23,75 13 5 11,75 77 17 72,75 360,251 12 83 94 300 6509

84 0 REŞİT ACAR  ME 31 8 29,00 18 2 17,50 20 5 18,75 8 1 7,75 77 16 73,00 359,934 1 84 95 301 6535

85 0 RABİA FİDAN  MS 31 8 29,00 15 3 14,25 24 7 22,25 9 9 6,75 79 27 72,25 357,480 13 85 96 305 6765

86 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 33 6 31,50 15 3 14,25 17 2 16,50 11 5 9,75 76 16 72,00 357,375 1 86 97 307 6775

87 0 ZEYNEP AYDIN 12E 36 4 35,00 18 1 17,75 15 3 14,25 5 0 5,00 74 8 72,00 356,297 10 87 98 311 6865

88 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 29 6 27,50 15 1 14,75 21 5 19,75 11 6 9,50 76 18 71,50 355,930 33 88 99 314 6905

89 0 KEREM KIRCA 12 32 4 31,00 16 2 15,50 16 6 14,50 12 7 10,25 76 19 71,25 355,314 14 89 100 317 6976

90 0 NİSA AKSU  ME 35 5 33,75 17 1 16,75 20 2 19,50 2 1 1,75 74 9 71,75 354,852 2 90 101 320 7017

91 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 35 5 33,75 15 5 13,75 14 3 13,25 10 1 9,75 74 14 70,50 352,942 11 91 102 330 7215

92 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 35 5 33,75 13 5 11,75 17 1 16,75 10 8 8,00 75 19 70,25 351,799 15 92 103 336 7343

93 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 8 30,00 11 6 9,50 23 10 20,50 12 8 10,00 78 32 70,00 351,551 14 93 104 338 7368

94 0 ARDA YILDIRIM  MS 31 6 29,50 14 4 13,00 17 4 16,00 12 3 11,25 74 17 69,75 351,146 15 94 105 343 7407

95 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN12S 31 9 28,75 14 4 13,00 23 10 20,50 10 10 7,50 78 33 69,75 350,324 34 95 106 348 7507

96 0 EMİR YALÇIN 12S 32 8 30,00 14 6 12,50 13 1 12,75 15 4 14,00 74 19 69,25 350,282 35 96 107 349 7512
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

97 0 EMİNE AKKOYUN 12S 27 5 25,75 16 3 15,25 18 2 17,50 12 5 10,75 73 15 69,25 349,661 36 97 108 353 7583

98 0 ALPER ARSLAN 12S 26 14 22,50 15 5 13,75 29 8 27,00 9 11 6,25 79 38 69,50 349,429 37 98 109 355 7620

99 0 NURSEL KILIÇ 12S 28 10 25,50 15 3 14,25 19 6 17,50 13 5 11,75 75 24 69,00 349,146 38 99 110 358 7650

100 0 CANSU EREN  MS 32 7 30,25 12 6 10,50 17 6 15,50 13 2 12,50 74 21 68,75 348,458 16 100 111 361 7725

101 0 GÜLÜMSER 12E 34 6 32,50 18 2 17,50 15 5 13,75 6 2 5,50 73 15 69,25 348,403 12 101 112 363 7733

102 0 NUR ŞEKER 12D 32 7 30,25 15 3 14,25 11 4 10,00 14 2 13,50 72 16 68,00 346,529 1 102 113 369 7923

103 0 ZEYNE  KARA 12D 34 5 32,75 16 4 15,00 11 2 10,50 11 4 10,00 72 15 68,25 346,447 2 103 114 370 7931

104 0 CEREN ÇETE 12D 34 6 32,50 17 2 16,50 11 3 10,25 10 6 8,50 72 17 67,75 344,671 3 104 115 377 8130

105 0 SILA DİLBAZ  MS 33 5 31,75 13 5 11,75 17 3 16,25 9 5 7,75 72 18 67,50 343,732 17 105 117 386 8224

106 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 29 8 27,00 14 6 12,50 19 5 17,75 12 8 10,00 74 27 67,25 343,591 18 106 118 387 8242

107 0 ADA YALÇIN 12E 33 6 31,50 15 2 14,50 17 4 16,00 6 2 5,50 71 14 67,50 343,266 13 107 119 389 8278

108 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 32 8 30,00 15 3 14,25 18 5 16,75 8 7 6,25 73 23 67,25 342,725 39 108 120 390 8332

109 0 ŞEYMANUR DOĞRUER 12S 29 7 27,25 17 2 16,50 17 9 14,75 10 8 8,00 73 26 66,50 340,993 40 109 121 395 8492

110 0 BELİNAY DAĞLI 12S 26 10 23,50 11 6 9,50 24 1 23,75 11 7 9,25 72 24 66,00 339,793 41 110 122 398 8638

111 0 ECE BİNGÖL 12S 31 7 29,25 13 3 12,25 17 3 16,25 9 3 8,25 70 16 66,00 339,503 42 111 124 401 8674

112 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 29 8 27,00 14 3 13,25 17 3 16,25 11 7 9,25 71 21 65,75 339,044 43 112 125 405 8711

113 0 AYTÖRE DEMİR 12D 33 7 31,25 16 1 15,75 14 2 13,50 6 2 5,50 69 12 66,00 338,896 4 113 126 407 8726

114 0 GÖKTUĞ YERALTI 12 22 15 18,25 14 5 12,75 21 5 19,75 15 2 14,50 72 27 65,25 338,894 16 114 127 408 8727

115 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 34 5 32,75 18 0 18,00 8 2 7,50 9 6 7,50 69 13 65,75 338,610 3 115 128 410 8760

116 0 ŞAMİL ÖZTEN  M 32 6 30,50 13 7 11,25 17 7 15,25 10 6 8,50 72 26 65,50 338,064 12 116 129 412 8819

117 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 30 9 27,75 15 5 13,75 18 5 16,75 8 3 7,25 71 22 65,50 337,860 5 117 130 414 8836

118 0 NEVA YERLİYURT 12D 33 7 31,25 15 4 14,00 9 2 8,50 12 3 11,25 69 16 65,00 337,232 6 118 131 419 8901

119 0 TALHA GÜRCAN  M 29 11 26,25 12 5 10,75 19 2 18,50 11 6 9,50 71 24 65,00 336,891 13 119 132 423 8944

120 0 TAHA ÇOKSEVER  M 31 7 29,25 17 2 16,50 15 3 14,25 6 3 5,25 69 15 65,25 336,689 14 120 133 424 8963

121 0 SERRA ÖZMEN 12E 32 8 30,00 17 1 16,75 18 5 16,75 2 0 2,00 69 14 65,50 336,687 14 121 134 425 8965

122 0 ELİFSU ZORBA 12E 30 9 27,75 15 4 14,00 18 1 17,75 6 2 5,50 69 16 65,00 336,011 15 122 135 427 9026

123 0 EMİRHAN BOZ  MS 26 13 22,75 12 6 10,50 20 7 18,25 13 4 12,00 71 30 63,50 333,116 19 123 136 437 9342

124 0 EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 11S 28 10 25,50 15 5 13,75 15 6 13,50 12 5 10,75 70 26 63,50 332,827 3 124 137 438 9381

125 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 26 12 23,00 15 3 14,25 20 7 18,25 10 9 7,75 71 31 63,25 331,476 20 125 138 446 9552

126 0 KEMAL HORUZ 12E 29 8 27,00 15 3 14,25 19 3 18,25 4 1 3,75 67 15 63,25 330,517 16 126 140 451 9662

127 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 27 12 24,00 15 5 13,75 19 5 17,75 9 8 7,00 70 30 62,50 329,092 44 127 141 460 9824

128 0 ERSİNAKKOÇ 12S 26 12 23,00 13 6 11,50 20 5 18,75 11 8 9,00 70 31 62,25 328,798 45 128 142 465 9859

129 0 BADE SU PALABIYIK 12 35 4 34,00 15 3 14,25 12 2 11,50 4 4 3,00 66 13 62,75 328,768 17 129 143 466 9866

130 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 33 6 31,50 16 4 15,00 6 2 5,50 11 4 10,00 66 16 62,00 328,184 2 130 144 469 9943

131 0 DENİZ ŞENKAL  M 33 7 31,25 14 4 13,00 12 7 10,25 8 3 7,25 67 21 61,75 326,822 15 131 146 475 10100

132 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 35 5 33,75 16 1 15,75 9 1 8,75 4 1 3,75 64 8 62,00 326,762 3 132 147 476 10108

133 0 FEYZA ERGÜL  MS 24 10 21,50 14 3 13,25 17 4 16,00 12 6 10,50 67 23 61,25 326,252 21 133 148 480 10175

134 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12E 27 7 25,25 18 2 17,50 17 6 15,50 5 6 3,50 67 21 61,75 326,140 17 134 150 482 10184

135 0 BİLGE TAŞKIN  M 29 9 26,75 13 4 12,00 15 3 14,25 10 7 8,25 67 23 61,25 325,647 16 135 152 486 10238

136 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 30 10 27,50 15 5 13,75 17 9 14,75 8 12 5,00 70 36 61,00 324,199 18 136 153 493 10389

137 0 DOĞA SOYLU  M 29 5 27,75 16 2 15,50 9 6 7,50 10 1 9,75 64 14 60,50 323,810 17 137 154 494 10437

138 0 NİL TURBİL  M 28 12 25,00 15 5 13,75 18 5 16,75 6 3 5,25 67 25 60,75 323,566 18 138 155 497 10459

139 0 TUBA YAKIN  ME 29 7 27,25 16 2 15,50 16 3 15,25 3 1 2,75 64 13 60,75 322,991 4 139 156 501 10522

140 0 YELDA İŞBİLİR  MD 32 6 30,50 15 3 14,25 10 2 9,50 7 3 6,25 64 14 60,50 322,969 4 140 157 502 10524

141 0 MÜGE AKGÜL 12S 31 2 30,50 13 1 12,75 14 2 13,50 5 5 3,75 63 10 60,50 322,396 46 141 158 509 10610

142 0 ELİF BAYRAKTAR 12D 30 7 28,25 15 2 14,50 12 1 11,75 6 2 5,50 63 12 60,00 321,381 7 142 160 512 10734

143 0 BEGUM ULU  MD 32 8 30,00 17 0 17,00 13 3 12,25 1 0 1,00 63 11 60,25 321,108 5 143 161 515 10767

144 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 30 8 28,00 15 2 14,50 7 3 6,25 12 5 10,75 64 18 59,50 321,091 22 144 162 517 10769
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

145 0 HAVVA SENAY TURHAN12E 29 10 26,50 14 4 13,00 18 5 16,75 5 5 3,75 66 24 60,00 321,004 19 145 163 518 10779

146 0 BATUHAN SOYUTÜRK  M 23 5 21,75 4 0 4,00 21 0 21,00 13 2 12,50 61 7 59,25 320,738 19 146 164 519 10810

147 0 ELİF AKBOĞA 12D 32 8 30,00 16 4 15,00 6 4 5,00 10 3 9,25 64 19 59,25 319,997 8 147 166 524 10899

148 0 ESRA AKSU 12S 22 11 19,25 14 2 13,50 17 4 16,00 11 3 10,25 64 20 59,00 319,655 47 148 167 526 10942

149 0 AZRA GÜNAL 12 31 8 29,00 16 3 15,25 13 3 12,25 4 4 3,00 64 18 59,50 319,357 18 149 168 528 10969

150 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 34 4 33,00 15 3 14,25 8 4 7,00 6 5 4,75 63 16 59,00 318,204 6 150 169 532 11100

151 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 27 10 24,50 16 2 15,50 12 2 11,50 9 7 7,25 64 21 58,75 318,189 19 151 170 533 11104

152 0 İREM NAZ ÇİÇEK 12S 29 10 26,50 14 4 13,00 11 10 8,50 12 6 10,50 66 30 58,50 318,119 48 152 171 534 11111

153 0 HAYRUNİSA TEKİN 12 32 7 30,25 18 2 17,50 3 5 1,75 10 5 8,75 63 19 58,25 316,984 20 153 172 541 11246

154 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 29 8 27,00 17 3 16,25 11 1 10,75 4 0 4,00 61 12 58,00 315,237 7 154 173 546 11440

155 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 29 11 26,25 17 2 16,50 13 5 11,75 4 2 3,50 63 20 58,00 315,141 1 155 174 548 11450

156 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 30 8 28,00 14 4 13,00 13 11 10,25 9 10 6,50 66 33 57,75 315,008 49 156 176 551 11471

157 0 ŞEVVAL GÜZEL 12E 27 8 25,00 16 1 15,75 13 0 13,00 4 0 4,00 60 9 57,75 314,534 20 157 177 553 11523

158 0 HİLAL YILMAZ  ME 35 3 34,25 14 5 12,75 6 5 4,75 6 1 5,75 61 14 57,50 314,001 5 158 179 557 11584

159 0 YİĞİT DENİZ   27 12 24,00 13 7 11,25 21 12 18,00 7 11 4,25 68 42 57,50 313,824 1 159 181 561 11610

160 0 ALANUR DEMİR 12D 33 7 31,25 16 4 15,00 4 4 3,00 9 5 7,75 62 20 57,00 313,060 9 160 182 569 11724

161 0 ALPEREN EKŞİ 12S 27 11 24,25 15 4 14,00 12 1 11,75 9 8 7,00 63 24 57,00 313,001 50 161 183 571 11733

162 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 31 9 28,75 17 2 16,50 7 8 5,00 7 1 6,75 62 20 57,00 312,897 6 162 184 574 11745

163 0 AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 12D 32 8 30,00 19 1 18,75 6 7 4,25 5 4 4,00 62 20 57,00 312,288 10 163 185 577 11815

164 0 ECEM ARSLAN 12E 31 8 29,00 15 5 13,75 12 6 10,50 5 5 3,75 63 24 57,00 312,193 21 164 186 579 11829

165 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 30 10 27,50 17 3 16,25 11 4 10,00 4 5 2,75 62 22 56,50 310,562 7 165 187 588 11989

166 0 EMİN PALA  MS 25 13 21,75 13 6 11,50 19 8 17,00 8 9 5,75 65 36 56,00 309,811 23 166 188 593 12083

167 0 SELİN İKİZ 12D 30 9 27,75 16 2 15,50 10 2 9,50 4 3 3,25 60 16 56,00 309,197 11 167 189 594 12129

168 0 NAZLI BALA  ME 33 6 31,50 16 2 15,50 9 4 8,00 1 0 1,00 59 12 56,00 308,632 8 168 190 596 12212

169 0 FETTUMA GÜLEL  M 28 8 26,00 12 4 11,00 10 3 9,25 11 8 9,00 61 23 55,25 308,263 20 169 191 599 12260

170 0 TUĞRUL EREN 12 27 11 24,25 12 5 10,75 16 8 14,00 8 7 6,25 63 31 55,25 307,678 21 170 192 604 12325

171 0 CEYLİNNAZ YILMAZ 12S 22 9 19,75 14 5 12,75 13 6 11,50 12 5 10,75 61 25 54,75 307,316 51 171 193 607 12366

172 0 BEYZA ORTA 12E 27 13 23,75 15 4 14,00 18 5 16,75 1 0 1,00 61 22 55,50 307,285 22 172 194 608 12372

173 0 RÜZGAR EFE ALADAĞ 11S 21 17 16,75 17 2 16,50 9 1 8,75 14 6 12,50 61 26 54,50 307,068 4 173 195 610 12397

174 0 ARDA ÇEKİM 12E 27 11 24,25 18 2 17,50 12 6 10,50 3 0 3,00 60 19 55,25 307,030 23 174 196 611 12401

175 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 9 26,75 14 4 13,00 13 1 12,75 3 1 2,75 59 15 55,25 306,881 9 175 197 614 12414

176 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 30 8 28,00 10 7 8,25 10 3 9,25 11 7 9,25 61 25 54,75 306,791 24 176 198 615 12424

177 0 SILA SÜZ  ME 31 8 29,00 15 4 14,00 9 7 7,25 5 4 4,00 60 23 54,25 304,207 10 177 199 628 12753

178 0 EMİR ÜRAL 12S 29 8 27,00 13 5 11,75 13 5 11,75 5 5 3,75 60 23 54,25 304,160 52 178 200 629 12759

179 0 UTKU ERDEĞER 12D 28 11 25,25 14 4 13,00 11 2 10,50 6 4 5,00 59 21 53,75 303,019 12 179 201 632 12897

180 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 31 5 29,75 13 4 12,00 7 0 7,00 5 0 5,00 56 9 53,75 302,931 11 180 202 633 12904

181 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 5 4 4,00 21 4 20,00 9 6 7,50 59 23 53,25 302,071 25 181 203 635 13031

182 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 32 8 30,00 12 4 11,00 13 9 10,75 2 1 1,75 59 22 53,50 301,461 24 182 204 642 13105

183 0 ZEHRA İKAN 12E 29 11 26,25 13 7 11,25 9 4 8,00 8 2 7,50 59 24 53,00 301,345 25 183 205 643 13126

184 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 32 7 30,25 13 2 12,50 7 2 6,50 4 0 4,00 56 11 53,25 301,243 13 184 206 645 13150

185 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ  M 30 10 27,50 13 6 11,50 9 4 8,00 8 8 6,00 60 28 53,00 300,993 21 185 207 649 13175

186 0 EMİR GÜNEŞ 12S 22 15 18,25 13 6 11,50 18 4 17,00 8 8 6,00 61 33 52,75 300,419 53 186 208 654 13244

187 0 EZGİ ÇOKAL  MD 27 10 24,50 15 3 14,25 9 1 8,75 6 3 5,25 57 17 52,75 300,176 8 187 209 655 13258

188 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 28 8 26,00 13 3 12,25 10 2 9,50 5 0 5,00 56 13 52,75 300,073 9 188 210 656 13278

189 0 ÇINAR BİRCAN 12 26 9 23,75 14 6 12,50 17 4 16,00 1 1 0,75 58 20 53,00 299,899 22 189 211 657 13296

190 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 28 12 25,00 14 6 12,50 12 6 10,50 6 6 4,50 60 30 52,50 299,250 26 190 212 660 13377

191 0 MUSTAFA  ÖNEMLİ 12E 29 7 27,25 17 3 16,25 10 6 8,50 56 16 52,00 298,682 26 191 213 664 13433

192 0 TAN ŞENER 12B 25 12 22,00 14 4 13,00 12 6 10,50 8 9 5,75 59 31 51,25 295,928 2 192 215 680 13815
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

193 0 EYLÜL ERDEM 12S 25 12 22,00 9 3 8,25 16 5 14,75 7 5 5,75 57 25 50,75 294,412 54 193 216 692 14011

194 0 NEHİR YURDAGELEN  MD 31 8 29,00 14 6 12,50 8 3 7,25 3 4 2,00 56 21 50,75 293,505 10 194 217 697 14112

195 0 SUDE NAZ SELÇUK  M 33 5 31,75 16 4 15,00 3 4 2,00 2 1 1,75 54 14 50,50 292,699 22 195 218 701 14222

196 0 EYLÜL TEZER 12E 27 11 24,25 15 2 14,50 9 3 8,25 3 0 3,00 54 16 50,00 291,637 27 196 219 706 14343

197 0 BEGÜM KIRTOK 12 26 13 22,75 14 4 13,00 15 6 13,50 1 1 0,75 56 24 50,00 291,145 23 197 220 712 14411

198 0 ÖZEN KILIÇ  MD 33 5 31,75 12 4 11,00 3 4 2,00 5 1 4,75 53 14 49,50 290,397 11 198 222 719 14514

199 0 ELİF AYDIN 12E 29 10 26,50 14 3 13,25 9 3 8,25 2 2 1,50 54 18 49,50 289,788 28 199 223 721 14599

200 0 IŞILAY YENİAY 12D 33 7 31,25 13 5 11,75 3 2 2,50 6 9 3,75 55 23 49,25 289,460 14 200 224 722 14647

201 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 21 18 16,50 12 7 10,25 14 4 13,00 11 9 8,75 58 38 48,50 288,614 27 201 225 725 14753

202 0 ENGİN KOCABAŞ 12S 29 8 27,00 12 7 10,25 7 8 5,00 7 4 6,00 55 27 48,25 287,091 55 202 228 740 14946

203 0 ORHAN EFE  BODUROĞLU12D 26 13 22,75 15 4 14,00 9 5 7,75 5 6 3,50 55 28 48,00 285,918 15 203 229 744 15103

204 0 MERYEM BARUT 12 33 6 31,50 12 3 11,25 5 1 4,75 1 1 0,75 51 11 48,25 285,856 24 204 230 745 15107

205 0 MERT ARSLAN  ME 27 12 24,00 13 6 11,50 10 12 7,00 6 3 5,25 56 33 47,75 285,526 12 205 231 748 15145

206 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 23 12 20,00 15 4 14,00 10 1 9,75 4 1 3,75 52 18 47,50 284,557 29 206 232 756 15268

207 0 İDİL YALÇIN 12 29 7 27,25 13 4 12,00 6 4 5,00 4 5 2,75 52 20 47,00 282,726 25 207 234 765 15534

208 0 BURAK BÜSTAÇ 12 23 8 21,00 14 2 13,50 10 7 8,25 5 4 4,00 52 21 46,75 282,396 26 208 235 768 15581

209 0 RAUF KASIMOĞLU 12 26 13 22,75 14 6 12,50 14 10 11,50 3 11 0,25 57 40 47,00 282,252 27 209 236 771 15608

210 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 30 7 28,25 12 3 11,25 4 1 3,75 4 2 3,50 50 13 46,75 282,136 13 210 237 773 15618

211 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 17 15 13,25 14 5 12,75 19 14 15,50 8 12 5,00 58 46 46,50 282,011 56 211 238 775 15632

212 0 IRMAK SEMERCİ  ME 32 5 30,75 12 4 11,00 5 5 3,75 1 0 1,00 50 14 46,50 280,802 14 212 239 786 15791

213 0 HİLAL OZ N Lİ  M 28 9 25,75 14 5 12,75 5 3 4,25 4 2 3,50 51 19 46,25 280,733 23 213 240 787 15801

214 0 AHSEN AZRA NİŞLİ 12D 26 14 22,50 15 5 13,75 6 8 4,00 7 5 5,75 54 32 46,00 280,569 16 214 241 788 15818

215 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 33 7 31,25 14 6 12,50 2 4 1,00 3 6 1,50 52 23 46,25 280,191 12 215 242 790 15865

216 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 25 12 22,00 12 4 11,00 11 7 9,25 4 2 3,50 52 25 45,75 279,314 30 216 243 797 15993

217 0 İLAYDA ÇINAR  MD 33 7 31,25 10 7 8,25 2 0 2,00 4 0 4,00 49 14 45,50 278,506 13 217 244 801 16080

218 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 17 18,75 11 6 9,50 15 14 11,50 8 10 5,50 57 47 45,25 278,335 28 218 245 805 16110

219 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 17 14,75 15 5 13,75 12 10 9,50 9 8 7,00 55 40 45,00 278,054 29 219 246 806 16152

220 0 AZ A KURTTEKİN 12S 26 10 23,50 12 5 10,75 6 8 4,00 8 5 6,75 52 28 45,00 277,815 57 220 247 810 16199

221 0 ÖMER LÜTFÜ ÇOBAN 12S 21 11 18,25 19 1 18,75 3 1 2,75 7 7 5,25 50 20 45,00 277,661 58 221 248 811 16214

222 0 AZRA ÇELİK  MD 30 10 27,50 16 4 15,00 2 2 1,50 2 3 1,25 50 19 45,25 277,302 14 222 249 814 16263

223 0 İBRAHİM KAFA  MD 25 13 21,75 16 4 15,00 6 5 4,75 4 2 3,50 51 24 45,00 277,169 15 223 250 816 16293

224 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 25 10 22,50 12 5 10,75 8 0 8,00 5 5 3,75 50 20 45,00 277,164 16 224 251 817 16294

225 0 EREN DEMİRDİZEN 12 24 13 20,75 15 4 14,00 9 6 7,50 4 6 2,50 52 29 44,75 276,221 28 225 252 823 16412

226 0 YASİN YAŞAR  MS 24 14 20,50 14 4 13,00 8 7 6,25 7 9 4,75 53 34 44,50 275,984 30 226 253 825 16430

227 0 ELA SEVER 12E 26 14 22,50 10 8 8,00 13 3 12,25 2 1 1,75 51 26 44,50 275,225 31 227 254 828 16533

228 0 HİLAL TEKİN  M 28 10 25,50 11 6 9,50 6 5 4,75 6 6 4,50 51 27 44,25 275,072 24 228 255 829 16547

229 0 MUSTAFA TEKER  MD 26 12 23,00 14 2 13,50 3 1 2,75 5 1 4,75 48 16 44,00 274,484 17 229 257 832 16622

230 0 KADİR DENİZLİ  M 30 7 28,25 14 4 13,00 3 2 2,50 1 2 0,50 48 15 44,25 274,174 25 230 259 834 16672

231 0 NUR EFŞAN İKAN  M 25 12 22,00 11 3 10,25 7 1 6,75 6 8 4,00 49 24 43,00 271,372 26 231 262 852 17048

232 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 25 11 22,25 13 1 12,75 5 14 1,50 7 4 6,00 50 30 42,50 270,379 59 232 263 857 17186

233 0 İPEK GÜNBAY  ME 25 12 22,00 16 3 15,25 0 2 -0,50 7 5 5,75 48 22 42,50 270,355 15 233 264 858 17191

234 0 DİDEM SANCAK  MD 25 10 22,50 9 3 8,25 2 3 1,25 11 4 10,00 47 20 42,00 269,752 18 234 266 864 17273

235 0 FİDELYA PARLA 12S 25 15 21,25 16 4 15,00 8 10 5,50 2 5 0,75 51 34 42,50 269,252 60 235 267 866 17337

236 0 ZEYNEP BAYSALLAR  M 30 9 27,75 12 3 11,25 1 1 0,75 2 0 2,00 45 13 41,75 267,183 27 236 269 877 17607

237 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 21 12 18,00 12 3 11,25 7 3 6,25 6 1 5,75 46 19 41,25 266,722 61 237 270 880 17669

238 0 NİSA GÜRLER 12D 25 11 22,25 13 1 12,75 3 1 2,75 4 2 3,50 45 15 41,25 266,165 17 238 271 884 17750

239 0 NAZ OKKA 12E 22 15 18,25 16 2 15,50 5 2 4,50 3 0 3,00 46 19 41,25 266,153 32 239 272 885 17752

240 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 26 12 23,00 14 4 13,00 3 2 2,50 3 1 2,75 46 19 41,25 265,988 16 240 273 886 17765
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

241 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 26 14 22,50 16 4 15,00 1 0 1,00 3 2 2,50 46 20 41,00 265,232 17 241 274 897 17872

242 0 BELİNAY KORUKMAZ 12D 21 11 18,25 16 3 15,25 1 0 1,00 7 4 6,00 45 18 40,50 264,624 18 242 275 899 17977

243 0 ŞEYMA SARI  MD 27 12 24,00 12 3 11,25 3 0 3,00 3 3 2,25 45 18 40,50 263,646 19 243 277 908 18089

244 0 ÖZNUR SALTIK  ME 34 6 32,50 7 9 4,75 4 7 2,25 2 4 1,00 47 26 40,50 263,149 18 244 278 912 18160

245 0 SİMA YILDIZ 12E 24 11 21,25 13 3 12,25 5 1 4,75 1 0 1,00 43 15 39,25 259,769 33 245 282 926 18675

246 0 BAŞAK UYAN 12S 22 10 19,50 10 3 9,25 7 3 6,25 5 4 4,00 44 20 39,00 259,702 62 246 283 927 18686

247 0 CANSU AKAR  M 27 13 23,75 12 6 10,50 0 2 -0,50 6 4 5,00 45 25 38,75 259,134 28 247 285 930 18749

248 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 26 12 23,00 16 1 15,75 0 2 -0,50 2 7 0,25 44 22 38,50 257,417 20 248 287 940 18996

249 0 EYLÜL GÜLTEK* 12 26 12 23,00 12 8 10,00 3 2 2,50 4 5 2,75 45 27 38,25 257,178 29 249 288 941 19022

250 0 EFE NAYAN 12 22 9 19,75 9 3 8,25 7 2 6,50 5 6 3,50 43 20 38,00 256,649 30 250 289 943 19107

251 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 23 15 19,25 13 4 12,00 4 3 3,25 3 0 3,00 43 22 37,50 255,126 19 251 290 951 19308

252 0 MUHAMMED TAŞ  MS 22 15 18,25 6 6 4,50 9 9 6,75 9 6 7,50 46 36 37,00 254,598 31 252 291 953 19370

253 0 SUDE KELEŞ 12E 26 14 22,50 11 8 9,00 4 6 2,50 6 11 3,25 47 39 37,25 254,361 34 253 292 954 19393

254 0 NAZ TÜRKOĞLU   26 10 23,50 12 5 10,75 2 3 1,25 1 0 1,00 41 18 36,50 251,668 2 254 294 969 19769

255 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 25 13 21,75 6 5 4,75 8 5 6,75 5 8 3,00 44 31 36,25 251,345 32 255 295 972 19807

256 0 ALE *A    CAN   28 10 25,50 11 8 9,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 43 27 36,25 251,162 3 256 296 974 19823

257 0 ESMA K  M 14 4 13,00 6 3 5,25 14 5 12,75 5 1 4,75 39 13 35,75 250,426 29 257 297 977 19921

258 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 14 20,50 13 5 11,75 2 2 1,50 2 1 1,75 41 22 35,50 248,972 20 258 298 979 20109

259 0 SEMANUR KÜÇÜK 12E 24 13 20,75 14 6 12,50 4 7 2,25 1 4 0,00 43 30 35,50 248,587 35 259 299 980 20179

260 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 17 2 16,50 3 2 2,50 6 1 5,75 11 4 10,00 37 9 34,75 248,579 33 260 300 981 20180

261 0 AZRA TUNCAY 12D 23 13 19,75 12 7 10,25 2 0 2,00 4 3 3,25 41 23 35,25 248,571 19 261 301 982 20182

262 0 ECE CİHANKAYA 12E 21 15 17,25 12 7 10,25 4 5 2,75 5 2 4,50 42 29 34,75 247,429 36 262 302 986 20299

263 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 19 15 15,25 13 3 12,25 4 11 1,25 7 5 5,75 43 34 34,50 247,033 63 263 304 990 20367

264 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 25 14 21,50 12 6 10,50 2 6 0,50 3 3 2,25 42 29 34,75 246,859 21 264 305 991 20381

265 0 MİLAY GAMZE KURU  M 19 19 14,25 11 8 9,00 10 3 9,25 3 4 2,00 43 34 34,50 246,178 30 265 306 994 20468

266 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 27 13 23,75 11 9 8,75 3 6 1,50 1 2 0,50 42 30 34,50 245,679 21 266 307 996 20553

267 0 SUDENAZ AKGÜN 12D 26 12 23,00 12 7 10,25 1 1 0,75 39 20 34,00 244,302 20 267 308 1000 20742

268 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 18 10 15,50 10 4 9,00 4 2 3,50 6 2 5,50 38 18 33,50 244,011 64 268 310 1002 20764

269 0 ELİFNUR ERSAYIM  M 23 14 19,50 12 7 10,25 4 4 3,00 1 0 1,00 40 25 33,75 243,686 31 269 311 1004 20808

270 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  M 24 12 21,00 11 4 10,00 2 1 1,75 1 0 1,00 38 17 33,75 243,658 32 270 312 1005 20814

271 0 ASLI PALA  M 26 13 22,75 12 8 10,00 1 0 1,00 39 21 33,75 243,628 33 271 313 1006 20823

272 0 YİĞİT MERCAN 12E 25 12 22,00 11 8 9,00 0 3 -0,75 4 3 3,25 40 26 33,50 243,399 37 272 314 1007 20849

273 0 ALYA ERTUĞRUL  MD 20 19 15,25 16 4 15,00 2 4 1,00 3 3 2,25 41 30 33,50 243,359 22 273 315 1008 20853

274 0 RANA NAZ YILDIRIM  M 23 13 19,75 13 4 12,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 40 25 33,75 243,312 34 274 316 1009 20857

275 0 DİLBER BAYRAM  M 27 9 24,75 9 6 7,50 1 0 1,00 37 15 33,25 242,103 35 275 317 1013 21022

276 0 ESMA ÇİÇEK  MS 22 17 17,75 11 6 9,50 3 4 2,00 5 7 3,25 41 34 32,50 240,552 34 276 318 1018 21235

277 0 NEHİR YILMAZ  M 20 16 16,00 13 3 12,25 0 2 -0,50 5 3 4,25 38 24 32,00 239,372 36 277 319 1022 21357

278 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 12 5 10,75 17 0 17,00 4 1 3,75 1 2 0,50 34 8 32,00 238,680 65 278 320 1024 21444

279 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MG 24 16 20,00 13 6 11,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 24 32,00 238,572 1 279 321 1026 21475

280 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 27 8 25,00 5 4 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 35 12 32,00 238,402 22 280 322 1028 21512

281 0 ARDA BİLİR 12E 20 6 18,50 14 4 13,00 1 3 0,25 35 13 31,75 237,716 38 281 323 1031 21589

282 0 BEDRİYEASLAN  ME 21 16 17,00 14 2 13,50 1 0 1,00 36 18 31,50 237,183 23 282 324 1034 21636

283 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 12 18,00 11 4 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 36 18 31,50 237,126 39 283 325 1035 21649

284 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MC 24 16 20,00 10 9 7,75 5 10 2,50 1 0 1,00 40 35 31,25 236,336 1 284 326 1039 21760

285 0 DERİN YETİŞEN 12 20 14 16,50 12 5 10,75 2 1 1,75 2 0 2,00 36 20 31,00 235,920 31 285 327 1041 21810

286 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 19 2 18,50 12 7 10,25 3 5 1,75 1 2 0,50 35 16 31,00 235,547 24 286 328 1042 21867

287 0 AYŞE AY DI  N  M 21 10 18,50 13 4 12,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 36 20 31,00 235,399 37 287 329 1043 21883

288 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 21 15 17,25 12 6 10,50 2 8 0,00 4 6 2,50 39 35 30,25 233,822 35 288 330 1049 22047
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR

289 0 MEHMET ARDA EREN  MS 12 5 10,75 13 6 11,50 0 1 -0,25 6 1 5,75 31 13 27,75 227,354 36 289 332 1073 22827

290 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 25 7 23,25 5 2 4,50 30 9 27,75 227,129 25 290 333 1075 22844

291 0 SERMEDAĞ COŞKUN 12S 12 16 8,00 9 6 7,50 7 4 6,00 7 4 6,00 35 30 27,50 226,680 66 291 334 1077 22914

292 0 DİCLE KAYA  MS 22 14 18,50 4 1 3,75 6 3 5,25 32 18 27,50 226,292 37 292 335 1078 22941

293 0 BELİNAY N  MD 20 14 16,50 8 7 6,25 4 1 3,75 1 0 1,00 33 22 27,50 225,408 23 293 336 1084 23059

294 0 KADİR ATA  M 11 7 9,25 10 6 8,50 6 5 4,75 6 6 4,50 33 24 27,00 224,873 38 294 337 1086 23109

295 0 LÜTFİYE PAŞA  ME 23 17 18,75 5 5 3,75 5 3 4,25 33 25 26,75 223,871 26 295 338 1088 23227

296 0 CEYLİN İBAR 12S 22 11 19,25 7 7 5,25 3 7 1,25 2 4 1,00 34 29 26,75 223,156 67 296 339 1089 23314

297 0 NİLSU AZATLI 12 17 18 12,50 12 7 10,25 4 6 2,50 4 11 1,25 37 42 26,50 222,651 32 297 340 1091 23353

298 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 19 20 14,00 13 7 11,25 1 0 1,00 33 27 26,25 221,850 33 298 342 1096 23455

299 0 ECE BURŞUK  M 22 8 20,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 11 26,25 221,683 39 299 343 1098 23488

300 0 ARDA ÖZDAĞLI  M 13 16 9,00 13 6 11,50 2 3 1,25 5 6 3,50 33 31 25,25 219,569 40 300 344 1104 23713

301 0 İRFAN KABAŞ 12S 9 3 8,25 13 6 11,50 5 2 4,50 1 0 1,00 28 11 25,25 219,025 68 301 345 1106 23761

302 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 19 21 13,75 9 11 6,25 2 1 1,75 3 0 3,00 33 33 24,75 217,855 27 302 346 1110 23897

303 0 RENGİN KIRMIZIGÜL   20 16 16,00 8 7 6,25 1 0 1,00 1 0 1,00 30 23 24,25 215,909 4 303 347 1117 24127

304 0 GÜLBAHAR DOĞAN 12S 14 21 8,75 13 6 11,50 5 13 1,75 4 8 2,00 36 48 24,00 215,583 69 304 348 1118 24159

305 0 MERT DENİZ BALCI 12 11 5 9,75 14 5 12,75 2 2 1,50 27 12 24,00 215,468 34 305 349 1119 24165

306 0 UĞUR KATIL  MS 20 14 16,50 6 2 5,50 3 7 1,25 1 3 0,25 30 26 23,50 213,530 38 306 350 1129 24349

307 0 İKBAL  M 17 11 14,25 6 0 6,00 3 10 0,50 5 10 2,50 31 31 23,25 213,344 41 307 351 1130 24352

308 0 KAANTUZM N 12S 18 13 14,75 8 4 7,00 1 1 0,75 1 4 0,00 28 22 22,50 210,596 70 308 352 1136 24638

309 0 DİLAY YÜKSEL 12E 20 16 16,00 5 2 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 27 19 22,25 210,038 40 309 353 1138 24694

310 0 MUHAMMED ENES BAKICI M 7 33 -1,25 9 11 6,25 14 22 8,50 10 8 8,00 40 74 21,50 209,716 42 310 354 1139 24721

311 0 TÜMER KAPLAN  ME 17 15 13,25 10 8 8,00 2 6 0,50 29 29 21,75 208,550 28 311 355 1146 24850

312 0 HALİME KAYA 12 16 19 11,25 9 6 7,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 28 29 20,75 206,043 35 312 356 1150 25088

313 0 HAMZA CAN BACAKSIZ 12S 9 8 7,00 6 5 4,75 7 5 5,75 5 8 3,00 27 26 20,50 205,520 71 313 357 1154 25144

314 0 ŞURA ARSLAN 12 17 8 15,00 5 2 4,50 1 0 1,00 23 10 20,50 204,935 36 314 358 1156 25193

315 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 12 18 7,50 6 4 5,00 9 8 7,00 27 30 19,50 203,479 72 315 359 1160 25336

316 0 SILA AKSOY 12E 14 10 11,50 10 6 8,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 25 21 19,75 202,846 41 316 360 1161 25391

317 0 İREM YALÇIN 12E 18 16 14,00 8 10 5,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 29 37 19,75 202,714 42 317 361 1163 25412

318 0 İREM D  M 14 0 14,00 1 0 1,00 15 0 15,00 188,811 43 318 362 1183 26596

319 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 14 26 7,50 10 10 7,50 3 17 -1,25 1 0 1,00 28 53 14,75 188,275 43 319 363 1184 26636

320 0 BEYZA DURSUN  MS 5 5 3,75 9 0 9,00 2 1 1,75 16 6 14,50 187,792 39 320 364 1185 26686

321 0 ARDA KELEŞ  M 5 13 1,75 10 10 7,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 17 26 10,50 176,052 44 321 365 1204 27646

322 0 MEHMET YILMAZ 12S 8 6 6,50 1 0 1,00 9 6 7,50 167,109 73 322 366 1213 28344

323 0 SEDEF DEDEOĞLU 12S 10 13 6,75 4 12 1,00 5 6 3,50 1 19 -3,75 20 50 7,50 165,948 74 323 367 1215 28460
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TG TYT 2 323 372 1256 32017

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 10,7 20,12 11,5 4,5 10,41 11,3 4,0 10,35 6,4 3,6 5,54 52,1 22,7 46,42 275,020

Okul Ortalaması 27,5 9,1 25,23 13,7 3,8 12,71 13,7 4,0 12,69 7,8 3,9 6,86 62,7 20,8 57,49 314,330

KATILIMLAR
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ÇAP TG TYT 2

251,162 61,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
ALE *A    CAN 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 256 296 974 19823 % 61,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDcEB  eaCEDbDBEDECcedEECCADADBEBDcCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dab ACBbddBAeBCBbECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b e    ead       C        b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız   b   D   b     C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

251,668 61,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
NAZ TÜRKOĞLU 120 41 18 61 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 254 294 969 19769 % 61,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız e EaBBED cA bCDEEDEdcDDbEECCDADA BBeDbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  eBDAd CdaABCB BdCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Cc b B          a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

215,909 75,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
RENGİN KIRMIZIGÜL 120 30 23 67 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 303 347 1117 24127 % 75,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abEeDEd    CcDaDcEDceDaeEcCCADADaEdDcbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D  cbCecab  aBCB ECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız    D                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

313,824 36,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

    -  0
YİĞİT DENİZ 120 68 42 10 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 159 181 561 11610 % 36,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBEDCcA DCDEdDEcdcDeEaCeDADAcBBDcCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız cCBDAEBCdBedCBDBebEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 10 5 12,50 % 42

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Ca CBcadEa  bb dBeCDCc CADDECCDdb CDCDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aaAbcdaDddBbEE CdbC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

176,052 86,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA KELEŞ 120 17 26 77 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27646.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 321 365 1204 27646 % 86,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 13 22 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEbc cBdB                     dcaEabbecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız eabBAeccBABAbabBAECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız e                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  d              e  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 3 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

219,569 74,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 33 31 56 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 300 344 1104 23713 % 74,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 16 11 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEECadED    Db  Ea c    EbCbDAcAcedbcaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız cdBDAEBC BAcCeDBaCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız    b            dDe           D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aeCb deDC  E   e  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 3 44

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

243,628 65,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ASLI PALA 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 271 313 1006 20823 % 65,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaaBEDCE cDdDEEDdBeDcecECCDAbAcBBDDaeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız aeBDAccCcBAcCBbBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

414,230 6,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYBERK ŞAM 120 94 11 15 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 30 34 89 2204 % 6,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEE DEBBBA bEDCDBEDE DDcEECC  ADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBaBAC E dBADBCBAECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBCBBBBCC E aEEDCDBCCECEDD CCDEDCCc DDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCeD ADDC  E BebCECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

436,895 2,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 100 6 14 98 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 14 16 39 920 % 2,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAEbEDCDBEDdCDcaEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACBEdABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 0 14 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCBBBBC BECE  DCDBC  C DD C D  C A D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDAbADDCBEEEBDACECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

235,399 68,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
AYŞE AY DI  N 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21883.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 287 329 1043 21883 % 68,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aE D EBa   CED Da abCDeaEcCCAcA BdBDD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  AC EBeBAeBCBAEbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C d                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız dd   c   c         e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

415,372 6,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 94 10 16 91 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 27 31 81 2110 % 6,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDcBEECCADADBEBDDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACcEBABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBcBb BECE  DCDBC  CED  b D  C A D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDA ADDCdEdEBaACE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

320,738 33,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BATUHAN SOYUTÜRK 120 61 7 52 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 146 164 519 10810 % 33,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBdED   dDCDEEDEBccDCEECCDAb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız                BBCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B CBBBB      ECBDCD   C DD CCDE  C   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  BAcA  DCdBEE ECA CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

364,699 18,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 79 19 22 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 76 86 266 6078 % 18,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEbC A DCDcEecBBeDCEECeDAbAEBBDDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   aDAEBCcBABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBBBBEB a EECBDCDCa C  D     b  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CdAcedDDCBBEEE CAbCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

243,658 65,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 38 17 65 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20814.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 270 312 1005 20814 % 65,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abEDDEBBc  aEDbDcEDECDc EECCbDADecBDDb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  A Ba ABA cCBAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b                C B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

325,647 31,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 135 152 486 10238 % 31,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEEaBBEDCcA baDEbDEBceDCcEC DADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAEBC BAeCB BaCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B CBB e Be   ECBDCDCb C      DE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bcAb  DDCcBEE ECdeeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

259,134 58,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
CANSU AKAR 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 247 285 930 18749 % 58,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEcbDEBddAEeEDbDBEDcCDcdbECCADAbBEBeDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc  ACeaBABAbBCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   e                         b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  d AdccD  E    AC  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

405,202 8,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DAMLA KİŞİN 120 91 11 18 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 44 119 2800 % 8,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEABDCDEEDEBB DCEECCDADAEeBD CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B cDAE CA AdCBDBBCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 1 12 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEB   EECBDCDC  C  DEbCD   C CDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBA caDDCBBEbEECdaCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

326,822 31,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 131 146 475 10100 % 31,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBBaAcCEDCcBEDECDceEECCADADBEBDDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB  ACcEBAeADBCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b eaBec   BEC   DCDB  c  DD aCD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız      ADDC b   DeCE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

242,103 65,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DİLBER BAYRAM 120 37 15 68 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 275 317 1013 21022 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBB   C DaDBcDEbDbdEECCADADedBDDbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dce bCa B B  BCBbECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

367,389 18,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 81 23 16 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 73 82 255 5828 % 18,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaaBEbCEeBDCDbEDdBccDdEaCCDADAEBBDaCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B eDAdcCA ABCBeBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aB CBcBBEB    ECB CDCECCADDECCD   C CD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bdBDACDDCe EEbEC bCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

323,810 32,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
DOĞA SOYLU 120 64 14 42 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 137 154 494 10437 % 32,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  EEa BEDCEAeDCD EDEBe DdEc CDADAEBBDDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BaAEBCeBABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız ee bBB B       aB  bC  C      D c   C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  aC A DDCBBEEE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

221,683 73,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ECE BURŞUK 120 29 11 80 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 299 343 1098 23488 % 73,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aE eDEB BA   DbD  aECe  EECCADAD bBDcbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D   A BEacBA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   e                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 1 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

243,686 64,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 269 311 1004 20808 % 64,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEB  A edDeDcEaEdDcaEdebADAbBEBDcbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACdcBbeA BCBAEbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b B B e          C c   Cd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

408,344 8,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
EMİNE YURTCU 120 91 7 22 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 36 40 104 2593 % 8,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBaBAECEDCDBED CD BEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BAC E dBADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEaCBBBB  BECEE DCDBCCECEDD   D      D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Bb A ADDC dEbBD CECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

250,426 62,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ESMA K 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 257 297 977 19921 % 62,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDC A bCD  a d              cD  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız a   A  Cb      BeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  BEdBe BcB     CB CaC  C      DE  C   Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  B     Db B       C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

308,263 38,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
FETTUMA GÜLEL 120 61 23 36 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 169 191 599 12260 % 38,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDbEBB AE EDCDcEDcCDcaEECC  cDBEBDcCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  ACB BcBA BCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBCCace                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BbaAbAeDCdEEEaeAC dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

280,733 49,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLAL OZ N Lİ 120 51 19 50 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 213 240 787 15801 % 49,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDbEB cA acDdDcdDECbeBEECCADADBEBDD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB BACBcBABAeBCBAEba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b e   B    EC    b BC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız    A cDD  E     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

275,072 51,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
HİLAL TEKİN 120 51 27 42 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 228 255 829 16547 % 51,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDeEBB A CEDeDacDECDcBEECCADADeEBDcbaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc eACcEB eA BCBAEbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   B   B   BcC    C eb       d D  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Bd D  DDdca  cD C  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

213,344 76,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İKBAL 120 31 31 58 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24352.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 307 351 1130 24352 % 76,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız D EaB Eba   cdD bD c   CcEbCDA AEBBD baD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız           A    BBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız ac C d Bb Ca  c ca a               c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aBA c DD ecbab e Dee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 2 44

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

188,811 83,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
İREM D 120 15 0 105 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 318 362 1183 26596 % 83,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız  E  D B              D B EC ADAD E D  B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 0 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

462,925 0,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IRMAK GÜNER 120 110 10 0 107 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 5 9 195 % 0,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDdEECCDADAEBBeDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEBCAaABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBaBBEBCCEEECcDCDCECCADDECCDEAdCbCDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBADAaeDCBBEEEECADCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

375,358 15,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
IŞIL ELMAS 120 83 20 17 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5099.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 62 71 212 5099 % 15,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEeCaA DCDEEa BdaDCEbCCDADAdBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B caAa CAaABCB BBbEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CcECBBBBEB C  ECB CDCECC DD bCD   CDCDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız C AcA DDCBBEbEECbaCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

224,873 72,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR ATA 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 294 337 1086 23109 % 72,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abEDDEB    C DdD  acCDe Ed              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc BAaeEBbB b CB ECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEd  Bc      EEb              DE       d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız abeCd DDC b E   C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 3 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

274,174 52,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
KADİR DENİZLİ 120 48 15 57 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 230 259 834 16672 % 52,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECeBED cAdDCbEED caeDCEECCDADAEBBD CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEeCbBABCBDBdbEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  c b B          B           C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız b    d              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

246,178 63,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20468.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 265 306 994 20468 % 63,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız cEEaBBEDeaAcDeDE DdcdDDdcaCCDcaA eBDaddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBaAbBCbBAeCBcB bEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B bBB  c      CB Cb     D  C D   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız      dDb       ec C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

209,716 77,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 40 74 6 21 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 310 354 1139 24721 % 77,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CbdacacBdcbabeCcBacdebcBbECadbecdacbbade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBecACabBbdeDcaBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 22 0 2,50 % 8

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEdadBaebdcbacbcDbeaCCbaEDacbeD D  ACD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BbDBa D becadBeACECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

239,372 66,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NEHİR YILMAZ 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 277 319 1022 21357 % 66,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız edEac EDdc dDCb EDEdc DCEdCCDAbccaBDDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEBde AdCBDBBCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  e b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız     AdDD      de  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

323,566 32,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NİL TURBİL 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 138 155 497 10459 % 32,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEeCEAdDCeEEDaBdceCEEaCDbDAEBcDcCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEcCAeAcCBcBdCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eB bBBa EB     CB CDCE C    CCDEc C b D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız ea b  DD       C  CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

271,372 53,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 49 24 47 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 231 262 852 17048 % 53,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEEaBdEDC   DCcdEDacccDCEEaCDADAEBBDDbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAcBC BA dB  eCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB C c B B     C   D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  B bcd DCa    EebaeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

243,312 65,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
RANA NAZ YILDIRIM 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 274 316 1009 20857 % 65,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEEacBEDba cDdDcbDEcccD EE CDADAEBBD bBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  CBDAcBb eABCBDBaCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız       dB               C          C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 7 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız e A  deb     d b  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

338,064 27,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 72 26 22 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 116 129 412 8819 % 27,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEB  AECcDaDcEDECccaEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DaaBACdEBdBAeBCBAEae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 7 16 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCBBBBae d EcEDCeBC cCE D   Dc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDA  DDCdEbbaDdCd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

401,108 9,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SEZGİN SEZGİN 120 91 19 10 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 42 47 126 3039 % 9,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBBBAaCEDCDBEDEdDeaEECCADADBEBDadec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DdCBACabBAeADBCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız Cb  BBBBCCBaCE  DC BC ECcbD CCDEDC A D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDAaADDCBEEEBDACECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

292,699 44,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 195 218 701 14222 % 44,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEa BEDCcABDbDEEDEBBcDCEECCDADAEBBDDbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız abBDAEBCdBABCBDBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız                 B bDd  C b  b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                C  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

389,612 12,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
SUDE ŞEŞEN 120 88 21 11 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 56 161 3913 % 12,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECBBED cABDdDEEDEBecDbEECCDADAEBBeDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeBDeEBCeBABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız acECBBBBdB CEEECBDCDCE C D ba DEc C CDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBA A DDCBBbaEECAcCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

336,689 27,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 120 133 424 8963 % 27,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBA CEDCDBEDE caBEECbADAcacBDDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACdE AcADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C B BdBB  BEC   cC BC  aE     D  C   D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız       DDC  a    CddC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

336,891 27,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
TALHA GÜRCAN 120 71 24 25 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 119 132 423 8944 % 27,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBEbCaABDCDEcDEcecDCEECCDeDAEBBaDbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BaeEaCbaABCB BBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eBECBBBB  e  EE B CDC      ECCD     C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız ddAbA DDC  EcEECbeCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

267,183 54,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 45 13 62 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 236 269 877 17607 % 54,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaBBEeCab DbDEEDEBBcDdEECCDADAEaBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   cDA  CA ABCBeBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

300,993 41,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 M  -  0
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 120 60 28 32 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 185 207 649 13175 % 41,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 44 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız edECaBEeCEAdDCDcEDEBBcDCEEbCDADAEBBeDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BeAcBeeBABCBcBBbEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız C cb  BeEB  c E   CD   C      D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız beBDb DDCae bEECd e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

236,336 67,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MC  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 284 326 1039 21760 % 67,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBaBAcdcDeDcEDdbDcBEECbbDADaEBeDecD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB cACaEabdceBCBAEbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 10 15 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d e d Bd a EaE   Cbaa     a C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

243,359 65,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALYA ERTUĞRUL 120 41 30 49 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 273 315 1008 20853 % 65,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEebEBacc bEDbDBEcEbeeaEECCbeAbBcBDDbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBdBACaEBABAcBCBbECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b     c    c     C aC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız      dbb        C  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

318,204 34,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 150 169 532 11100 % 34,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEcDDEBB Ac EDCDBEDECDcBEECCADAeBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBce BAcBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b Be  aB    C   DC BC     b C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız dab d DDC        dCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

326,762 31,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 64 8 48 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 132 147 476 10108 % 31,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCaABDCDEEDEBacDbEECCDADAEBBDDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAEBC  ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız b   BB  E      CB CDC  C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız        D  a      DC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

277,302 50,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 222 249 814 16263 % 50,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBacAceEadDaEDEeDDcEcCCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBCBACBEBbeAbBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b d   BB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız        c        eE e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

321,108 33,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 63 11 46 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 143 161 515 10767 % 33,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaBBEDCaABDCeEEecBdcDCEECCcADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEBCA ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Ce CBB  EB a   CB CDC    DD b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

225,408 72,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BELİNAY N 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 293 336 1084 23059 % 72,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdeDEBBd  CEDaDaEDaeDaBEdCbAeAeBcBD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız      CccebBAaBCBcECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   B   B     C    a B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

257,417 59,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 248 287 940 18996 % 59,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEda  ECdDdDBEDEecbBEECCAcAaBEBDDdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEB BA BCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız        d             b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  e CacD       e e bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

269,752 53,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 47 20 53 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17273.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 234 266 864 17273 % 53,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBaBAECEDCDBEDcdeDedcC ADAc dBD C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc  AC b e A BCB EC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d B B e     b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B DA dDDCB bEB bCa C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 4 44

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

328,184 31,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 130 144 469 9943 % 31,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBeAE EDCDBEDECebaEECCADAbBaBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız eBeBACdEaABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b B B c   B C      B   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız    AdADDC E bBDeCcCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

357,375 21,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 76 16 28 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 86 97 307 6775 % 21,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBB AEeEDCeBEDEbaceEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Da BACBE ABAeBCBdECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCBB a CBEC   DCDBe E       D  C     C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B c   DDCBbaEBe CECe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

277,164 50,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 224 251 817 16294 % 50,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  EbaBdED ad DCDEEDd ecDCEaCCDAeA BBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  eBDAEaCd AdCB BBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CB  B B        C           D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız eaD  eDD      Ee  Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

300,176 41,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 57 17 46 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 187 209 655 13258 % 41,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBB AaC DbD dDdCcDBEECCADADBdBcDedD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız eB  ACBEBdBAeBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d B   BB  BEC    C B      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız aabA ADDCB          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

280,191 49,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 52 23 45 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15865.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 215 242 790 15865 % 49,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBBBAbCEDdDBEDEeDccEECCADAbBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DcaBACcEBABAcBCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b  e        C               b D  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız   b dc D        edbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

277,169 50,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16293.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 223 250 816 16293 % 50,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBcce CEDCDcEDEbDb EdCCADAbadBeDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBeBACcEdABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b eC BB    aC  b C  C       d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız       Da        C dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

278,506 50,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 49 14 57 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 217 244 801 16080 % 50,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdDDEBBBAcCEDCDBEDEbDDdEECbADAbBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız eB  ACda dBAcBCBbECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C           C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B     D            C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

245,679 64,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 266 307 996 20553 % 64,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBBdbaeEDaDBdDECDecEECCADADaEBDabBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBaBAeccabBcbBCBAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b e   B        c d BC    e   b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız     d  e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

274,484 51,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 229 257 832 16622 % 51,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBacA CED bcEDbCccaEECbADADBEBDDbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBC AC c  BADBCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız a    BBB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B     bD         EC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

300,073 41,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 56 13 51 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 188 210 656 13278 % 41,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  EECBdEb  AdDdDcEDbBccDCEECCDADAEBBDD BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   cDAEeC  ABCBcBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  e C B  a      CB CDCE   D    D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       D        C  CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

293,505 44,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YURDAGELEN 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 194 217 697 14112 % 44,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdbDEBB AaCEDCDBEDECDccEECbADADBEBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBaBACBdeABAcBCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız abB   B C B C    C  CC    c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız        D      cddc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

290,397 45,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 198 222 719 14514 % 45,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaBBEDCEeBDCDE DdB DDeEECCDbDAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız    DAE CdBABCBcaeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B b e B a        C      e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız     Ab D       C  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

263,646 56,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18089.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 243 277 908 18089 % 56,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEcbaABD DEEDdcdceCEECCDAbAEBBeDbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAE Cc AdCB B CEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B   B         C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız      d  Ca     d  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

315,237 35,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 61 12 47 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 154 173 546 11440 % 35,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız aEECaBEDCE aDdDEED BccD EECCDADAEBBDDCec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BbBDAEBCdBABCBDBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız C  CBB   B     CB Ca     D  CC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       D        C  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

322,969 32,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 64 14 42 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 140 157 502 10524 % 32,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 23 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBe Ac EDCDcdDECDcaEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  ACcEBABADBCBAECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C B BdBB  BE    bCDB                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B b    DC     DACd e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

237,183 67,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21636.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 282 324 1034 21636 % 67,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEE cEB ed CdceDadDcdDacEECCADAcBdaDDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D CBACdEBbBA B BAEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

248,972 62,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 258 298 979 20109 % 62,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECeBEba A DdDcaDEaBeDddEbCDADAcaBDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEdCbaABCBeBBbEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız    bB           B  c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız e D               C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

312,897 36,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 162 184 574 11745 % 36,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDeEAdDbDEEDEBecDCEECeDADAcBBDcCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEBCd ABCBcBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız bc dBa B B a   Cd  D   C    e     d  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız        DC B   EC  Cb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

265,232 55,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17872.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 241 274 897 17872 % 55,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEEaadEDCEbeDdcEEDEcBDcCEECCbADAbBBDcCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEBCbBAdCBccBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız C                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       DD          ab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

246,859 63,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 42 29 49 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 264 305 991 20381 % 63,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDecAdbeDcEDEcecD EECCDADAdBabcCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız c caAE CAdAaCBDBBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  c   B   e  d  ae Cb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız a A A  D       d  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

238,402 67,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 35 12 73 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 280 322 1028 21512 % 67,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CbEDDEBB   d D cBEDECDcdEECCADADBcBDDCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız     ACaE de    BA d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız      B B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

314,001 36,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 61 14 45 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 158 179 557 11584 % 36,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DdbCBBEDCEABDCDEbDEBBDD EECCDADAE BDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAEcCAdABCBcBaCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eBaC BdBdB  d  C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  aC   DD      EC  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

270,355 53,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 233 264 858 17191 % 53,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abdDDEBBcAb  DCDBdDEdcccEECCADADe BDDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBC ACBbaeBADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   e  d                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız adDAb DD  E     CaeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

280,802 49,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 50 14 56 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 212 239 786 15791 % 49,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDeEBBBAECEDCDBEDECDecEECCADAD EBDD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  AbBE bBADBCBAEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEB   e  be b    C B      D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

338,610 27,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 69 13 38 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 115 128 410 8760 % 27,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBB AbaEDCDBEDECDcaEECCADADBEBeDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBE ABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C cCBBBB  BE              b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BdDC AeDC d bBa CaC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

223,871 72,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 295 338 1088 23227 % 72,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaaBEDecAcbdDcEcdcecDCdECCcbDAEBdDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız        Ceabe   BBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       DD      aCAee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

285,526 47,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 56 33 31 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 205 231 748 15145 % 47,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEbaaBEDCcecDdDEEDEcBcDCEECCDAbAEeBD CeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  CBDAEcCeaAcCBeBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 1 4 5 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız bB b dceEB a   CBe  CE C D  b b bbdD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CaBbA DD       Cc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

308,632 38,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 59 12 49 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 168 190 596 12212 % 38,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEbDEBacAcCED DBEDECDDBEECCADADBEBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D CBACBEBdBADBCB ECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCd BB  B Cc  Dd BC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

354,852 21,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 74 9 37 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7017.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 90 101 320 7017 % 21,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCcABDCDEEDEBdcDCEECCDADAEBBeeCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAEBCA ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEB  b ECBDCDCE C  b   D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  c     D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

235,547 68,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 35 16 69 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 286 328 1042 21867 % 68,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBdED EAcDCDEEDEB              BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  dBaAEBbdeABCBDBBeEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız ac C cdd       C         D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız       e        e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 0 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

255,126 60,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 251 290 951 19308 % 60,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBaBec EDCbcEDEdccaEECC DcDecBDeCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc BAC Ea BAeBCBdECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b     aB    CE   C  e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız       D           C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

263,149 56,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 244 278 912 18160 % 56,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEECBBEDCbAdDCDEEDEBccDCcECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız a dDAaeCbe eCB Be Ec     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Cdcb e ecB     Cc C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aa     b       e  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

359,934 20,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 84 95 301 6535 % 20,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDedBBBA CEDCDcEDEbDcBEECCADADBdaDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACBEBABAcBCBAECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBB CCBECE EDCbBab   eb   DED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BC       B Ed  AC  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

306,881 38,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12414.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 175 197 614 12414 % 38,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  EECBBEDdEAdDCDEEaccdDDdEECCDADAEBaDD cD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDcEdeA ABCBaBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 1 17 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  B   BaBEB    EC DCDC C       D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız      a         C  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

227,129 71,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 30 9 81 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 290 333 1075 22844 % 71,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBeBeEBC b ECBcaDCECC DcEC D   e CDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBA AdDD            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

310,562 37,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11989.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 165 187 588 11989 % 37,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEaDbEBaceaCEDCDdEDEbDcdEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACBEBbBADaCBAEbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d   B BB       bDC B   CE D b DE d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız a b dAeD        C  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

302,931 40,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 56 9 55 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 180 202 633 12904 % 40,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEE DEBBBAE EDCbcdDb D BEECCADADBEBDDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB B CaEBb AeBCBAECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCB B     C    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B     DD        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

304,207 39,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 177 199 628 12753 % 39,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBBBAcCEDCDBcbbeDD EECCADADBEBeDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACdEBdBAeBCBA eB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C caB  B     b  D       c e C DEcd   DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız    CeADD      cbC  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

322,991 32,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 139 156 501 10522 % 32,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDbEBB Aa EDCDB DECcc EECCADAbBEBDDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBC AbBEaABADBCBAEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız   BCBaBB  BECE   CcBC ECd     D      D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız       D         C  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 1 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

282,136 48,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 50 13 57 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 210 237 773 15618 % 48,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBB A bEDCDB DEdDeBEECCeDADBEBDDCea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız     ACeEBdBA BCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız a B   B            B          D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız ca     D        C  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

208,550 77,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 29 29 62 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 311 355 1146 24850 % 77,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DcEaaBEbCc cDdbEEDcc aaeEECeDAbAEB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  eBeAEde eABCBcBBbEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız d   caD        e  ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

265,988 55,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 240 273 886 17765 % 55,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DdECBBEDC AcDdDcba BBcDCEECCDAbAEBBebdeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAEcCdBABCB BdCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  e C           CB b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız a      D          C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

217,855 74,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 33 33 54 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 302 346 1110 23897 % 74,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 28 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 21 0 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEbDEdBeAEabeCDcdccbDbdEcCaADAbaEBDeCde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aaeBACdEabeAaBdBAEbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b B    B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız        D        C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 7 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

238,572 67,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MG  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 38 24 58 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 279 321 1026 21475 % 67,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEbaadabaaAcDCcbEDEcBcDCEaCCDADAEBBDcaBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız ceBDAEcCAaABCBeBaCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  e b                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

299,250 41,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 60 30 30 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 190 212 660 13377 % 41,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEbDDEBBeAcaEDCDaEDECDcaEcCCbDADBEBeedBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBeBACeEBABADeCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C B B      EC  b dDB    bDDc  D    b eDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BbcC  DDCd   ec e  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

278,054 50,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 55 40 25 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 219 246 806 16152 % 50,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız ecbadBEDd A DecEcaacaDDCEcbCDAacEBBDDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBDcEBCABABCBcBdCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 9 10 8,75 % 29

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBaaBBBB B adbd B  Da  C a EC D b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız adBDAbaDCc EEE Cdbe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

362,243 19,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 78 89 278 6313 % 19,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBcBccCEDCDBEaECDbaEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D e ACBE dBAeBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBBB  BECEE DCDB a CbDDcC Dda  b   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  CcD c DCdEEcBc CE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

415,424 6,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 95 15 10 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 26 30 80 2106 % 6,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBaBAcdEDCDBEcECDcBEECCADAbBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEBABAcBCBdECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 26 5 9 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBCBBBBCCBECEdbDCDBCCaCED  a DEDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDACAeDCBEEEBDACEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

351,146 23,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 94 105 343 7407 % 23,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEbC   DaDEEDEcacDCEECCDADAEBBDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  eBDAEBbA ABCBDBcCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Ce bBBBBEB CbEECBDCbC CC                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CaBbA DDCa   EECA CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

375,142 15,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 82 17 21 77 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 64 73 215 5118 % 15,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECaBED EAcDCDEEDEdcaDCEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAbBCA ABCBeBBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız dB CBBBBE  a EECBaCD   C      D A C CeD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBBDddeDCBBEE ECADeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

407,474 8,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 92 13 15 88 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2654.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 38 42 110 2654 % 8,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECBBED EABD DEEDEBc DbEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAbaCABABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eBECBBdBEBbC EECBDCDCECC DDEbCD bdd C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBADA DDCc EEEEC  CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

187,792 83,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 16 6 98 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 320 364 1185 26686 % 83,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEa    acA  daE                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız       B AB   B BBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                d   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

348,458 24,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 74 21 25 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 100 111 361 7725 % 24,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBED EcBDCDEEDEBdeDCEECCDbDAEeBDDCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BaAb CdBABCaDBBbEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBEbBBdBdB aEbECB CD   C    CCD     C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CB DAdDDCB   E C eCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

226,292 71,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 32 18 70 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 292 335 1078 22941 % 71,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEEa BEDa A DdDddD ccceCEECCDAbAEBBDebBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız            e B B CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  a     DCd b  EC  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

399,253 9,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 43 48 129 3171 % 9,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDd ABDCD EDEBecDCEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeBDAEBCddABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBc BEB   baCcDCDCECC DcECCD d   CDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBAeA DDCBBEbdECADeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

309,811 37,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 65 36 19 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 166 188 593 12083 % 37,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDbEBaBAECdDCbc a CDceEcCCADAaeEBDDCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBbBACcE ABAeBCBAEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCBBcBaCBEe ddDCDBC EC D  C Dd  b  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız aabEdeDDd aEEBe e CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

333,116 29,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 71 30 19 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9342.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 123 136 437 9342 % 29,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız aEECaBEDd edDaDEaeEBdccCEECCDADAEBBDDbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BbBDAEdC ecBCBcBaCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBECBBBB B ad EC DC e  CA    CDEb CDdcD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBCD bDDCac EEEC eCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

240,552 66,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 41 34 45 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 276 318 1018 21235 % 66,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CbEDbEBddb CEaaDcdaECDbeEcCCADceBEBDcbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Da  eCeE ABADBCBcEba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız Cce         C  b C        b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız ad AdADDb   E e b b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 6 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

251,345 61,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 44 31 45 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 255 295 972 19807 % 61,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaBBEDe A adcEEDbcBeDecECeDAcAEeBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   ceAEBC e  C  Be b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBEb BBB       CB da   a b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aaBec bDe   d EC  Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

375,347 15,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY 120 81 11 28 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 72 213 5100 % 15,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEe DCDEEDdBdaDCEECCDADAE BDDCee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B  DAEcC  ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBBBBEB   EECaDCDCECC   ECCD    DC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  BD  b DC  EbE Cb CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

326,252 31,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 67 23 30 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 133 148 480 10175 % 31,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEbbEBBd cCEDdDBdDECc     CADAbBEBDDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Da  ACcEa BADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d d BBBBCCB CEEbDC BC    D  a D    A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  beAacDD eaEEBDACECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

360,251 20,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 77 17 26 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 83 94 300 6509 % 20,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBdDCbABDCDEEa B c bEEC       BD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBDAEBCABABaBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBEC B BaBC  E CB  DCEeCbDDECCDcAdCD  D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  BAeAdDDCBeEEaECA eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 1 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 1 29

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

372,731 16,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 83 24 13 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 67 76 225 5351 % 16,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEE DEBa Ac EDCDBEDEbDcdEECCADADeEBD CdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACB aABA BeBAECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBbBcceaCBECEEEDCbBCCECE D b DEDb bCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCcAbAeDCB EbBDACECe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

306,791 38,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 61 25 34 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 176 198 615 12424 % 38,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCE cDbDdEDcBeDD EECCDAbAEBBDDCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız    DcEdCdBcBCBcBcCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBBBBEB    c e d           D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBADAdDDCa EbEEC eaa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

418,849 5,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 96 14 10 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1857.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 27 75 1857 % 5,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdDDEBaBAECEDCDBEDECccdEECCADcDBEBDDdBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACBEBABADBCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBCCBaCE  DCDBC EC  D bCD  C cCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCcAdADDCBEEEBDdCECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

248,579 63,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 37 9 74 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 260 300 981 20180 % 63,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEbDEBB A CEDCDB DEC D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız D dBA  c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBBB                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BbDA c DCB dE DACd C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 0 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 0 14

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

302,071 40,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 59 23 38 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 181 203 635 13031 % 40,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEE DEBd   CdDdDBEDadDDcEECCADADB Bb  Bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız     AC b b   B BcEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBB a BECE bDC BC EC      D DC cCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BbcDbA DCa   BDbCd C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

331,476 29,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 71 31 18 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9552.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 125 138 446 9552 % 29,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEcDDEBdce eEDCbcEDEacc EcCCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACdEBAeA BC AECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 20 7 13 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBBBCCBECE  aCDBa  eEc    D Dd c D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız abcAeADDCaEEb ceCEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

227,354 71,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 31 13 76 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22827.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 289 332 1073 22827 % 71,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDbEBB A CE CbccDa                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DadBACBdaABA BCBcEdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  Cb   DDC       C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 1 2 11

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

254,598 60,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 46 36 38 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 252 291 953 19370 % 60,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEbDEdBe cCdcdDcEDEeDcBEECCADADabBDcb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBa b acB      BAEbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEeCBdB a aE   bDC BCd eb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  ac   bDCBEacBe CE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

278,335 50,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 57 47 16 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 218 245 805 16110 % 50,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DdEaBBEDCcAcDCDcbadccceCEECCDbDAEBdecCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAceC aABdc BaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 10 9 8,50 % 28

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBbdBBde      ECB CDe  eebDECeDEc bDdDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aaCcddDDCdebEE CdaC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 4 5 44

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

415,055 6,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 96 19 5 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 32 82 2137 % 6,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDbEBaBebbEDCDcEDECDcaEECCADAbBEBeDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACBEBAcADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBaC BECEEEDbDBCCECEcDAbCDE C A DDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCbDCADDCBEEEBe CECe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

343,591 25,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 74 27 19 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 106 118 387 8242 % 25,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECdBEDCc cDCDEEb cdcDCEEC DADAcBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeBDAEBaAaABCBDBebEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBeBBE C  cECBaCbCE e DDEC D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBCcAbbDdeBEEEECbDeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

357,480 21,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 79 27 14 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 85 96 305 6765 % 21,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECcBEDCcA DCDEEDEBcbDeEECCDAbAEBBDDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEBCeeABCBeBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBECBBBBEB  d cCBDCDCc C   E CDEAbacCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız   BcAbeDCaBbcEECbbeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

351,551 23,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 78 32 10 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 93 104 338 7368 % 23,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız dEEbDEBBBAECEDCDBcDECDaaEECCbDADBEBDcCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aadBACc  bB DBCBbECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBbBBBBa BECaEEDC aCCcCED  d DEDaae DD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Bdc bAeDCBEEbBebCEeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

343,732 25,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 72 18 30 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8224.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 105 117 386 8224 % 25,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEE bEBadAEaEDCDBEDECDc EECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB  ACBEaABADBCBdEba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBCB BB CB Ca EDbDBC EC      D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Ba Bb  DC E b DeCdCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

288,614 46,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 58 38 24 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 201 225 725 14753 % 46,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdDDEBadA CEcdccEDaCDcBEECCADcbBddecbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız ec BACBEacdADBCBdECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CcBCBdBBaCBcC EE C B        C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız ebbCacDDCBbEEaDbCEeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

408,728 8,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 93 15 12 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 35 39 103 2562 % 8,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDeEABDCDEEDbBBccCEECCDADAcBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BaBDAEBCABABCBDBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEBC  dECB CDCE C D  CCDd  d C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBAcACDDCdBEEEECbeCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

213,530 76,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
UĞUR KATIL 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 306 350 1129 24349 % 76,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEbCeBEDa   DdD acccacDCEECCcA AE BeDbBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız    D   b    CB BeCE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız d  bBB e c     d   c          bE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  e    b           a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 4 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

233,822 68,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 39 35 46 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 288 330 1049 22047 % 68,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaBBEDCb cDdD bDcc aDCcEbCeeDAEaBD bdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAEe cebaCBDBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız de C Bdd   a   ba        b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız d Ce  DDCa    dd  a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

275,984 51,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 53 34 33 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16430.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 226 253 825 16430 % 51,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdDDEBad cCdDbDBEedbDcaEECCADADBEBD beD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACcbaA AeBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C eCBdB C  Ea   ab aC  d  D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız deeAa DDCcEE aedC  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

321,091 33,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 144 162 517 10769 % 33,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBc  CcDCDcEDbCcbcEECCADAeBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBE eBADBCB ECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BbB       C   Dd B          D  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Bab bA DCBd E aACECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

379,322 14,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 83 15 22 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 57 65 199 4757 % 14,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAEbEDdDBEcb DcdEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBAC E ABAcBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBB CBE EbdDC BC  C      D    c D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDB A DCBEEEBebCEde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

418,587 5,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
AHMET YUSUF YİĞİT 120 96 14 10 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 25 28 76 1877 % 5,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEeDEBBBAECEDCDBEcaCDcBEECCADAbeEBDDCaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEdABADBCBcECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 0 4 26,00 % 87

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 31 1 8 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBC BECEE DCDBCC CEDDA CDE C c D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BdbACAeDCBEEEBD CECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

361,575 19,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
ALİ OKTAY ATAR 120 79 20 21 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 79 90 283 6379 % 19,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEEaBBEeeEABDCDEEDdBdDDCEECCDADAEBBecCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız daBeAEBbAaABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız be CBBBBEB CbEECB CDC  C DDECCD ACCeCDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBA            C  ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

332,827 29,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
EFE AYTUĞ ŞAHİNOL 120 70 26 24 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 124 137 438 9381 % 29,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CbEDDEda  cCcDCDcEDbCDDdEECCADAbBEBDDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB*BACeEacBADBCBAECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C cCBaB a BECc bDC  CCE  D    D D      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız  ecAecDDCBEEEB  CEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

307,068 38,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

11S  -  0
RÜZGAR EFE ALADAĞ 120 61 26 33 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 173 195 610 12397 % 38,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEbaaBEDeEd DCDcED aBcaaEcbCDAbAacBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  CBDAbaCABABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  a  B BB      EC   D   C    C D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CdAbACDDCBBbEEECbcCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

351,799 22,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞE NAZ YEĞİT 120 75 19 26 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 92 103 336 7343 % 22,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAEbEDCDcEDECDcaEEeCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aB BAb caABAbBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C BCBd B CBE    DCDBC EC      D D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız Bbb CADDCadbba ACEd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

373,232 16,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AYŞEGÜL TAY 120 84 27 9 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 66 75 222 5299 % 16,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DcECcBEDCEAcDdDEEDb ceDdEECCDAbAcBBDDCec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEBCABABCBcBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBE babEdCBDCDC  CAD  CCD A dDb DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBAcAdeDCBBEEEEabebC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

319,357 34,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
AZRA GÜNAL 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 149 168 528 10969 % 34,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaaBEDdEAcDCDEEDEBdccCEECCD cAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBDAEBCe ABCBDBdCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB bBBdBE     aCB CDC      E  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  eC    D      aCd eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

328,768 30,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BADE SU PALABIYIK 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 129 143 466 9866 % 30,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DdECBBEDeEABDCD EDEBBcDdEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BDAEBCABABdBeBBCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız bB C B BEB b   CB CD   C     C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  eAb b c      EC  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

291,145 45,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BEGÜM KIRTOK 120 56 24 40 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 197 220 712 14411 % 45,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEdDDEBaaAc EDCDBccECcbdEECCADADBEBDcbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dc BAbBEB BdDBCBdECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C eaBB c  BECE  DCDBCa d  D C D      c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

282,396 48,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
BURAK BÜSTAÇ 120 52 21 47 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 208 235 768 15581 % 48,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEd DEBB     DdDB  EaDe EECeADADBEBbDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız eB  ACBE b ADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEe B c     CE baCDB  aaE   C        D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B bDd  Dd       Cd C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 0 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

299,899 41,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 58 20 42 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 189 211 657 13296 % 41,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEeDEBadAaaEDCDB DbCDbaEECCADADBcBD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACdEaeBAeBCBAECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CdBCBBBBCCaE   dDdDBC  CE D             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 2 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

235,920 68,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DERİN YETİŞEN 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 285 327 1041 21810 % 68,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEEC BEDC b DbDba EBcc bEaCC ADAbeBeDbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B aeAEBC aABCB BBbEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız e               B C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız   AD                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 3 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

437,999 2,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DOĞANER ZEYNEPNUR 120 103 15 2 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 14 37 874 % 2,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAECEDCDBEDEdDcdEECCADADBEBeDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBa ACcEBABADBCBAECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBCCBECEEEDdDBCCECEDDACCDEDbCACDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCcAacDDCBEEEBDbCE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

361,456 19,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 78 18 24 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 80 91 284 6392 % 19,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız e EaBBEDeEA DCDbEDEBB DCEECCDADAEBBDDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız d BDA eCABABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBBBBEB ad ECBDaD  dC D  C DE    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CeB A eDCBebE ECeeCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

423,451 4,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ECRİN BİLEN 120 97 11 12 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 22 25 62 1586 % 4,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  EECBBEDCaABDCDEEDcBBcDCEECCDADAEBBDDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAEBCAaABCBcBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 2 8 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBB BCCEdEC DC CECC DcECCD A C C DC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBADA  DCaBEEEECbDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

256,649 59,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EFE NAYAN 120 43 20 57 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 250 289 943 19107 % 59,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 9 9 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEB B   Ebebc DECDcaaEaCAcADBEBD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aa  ACd B    BCBAEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C  CB  B         CDB        a      b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız aeeAdcDDC       e  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

387,575 12,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF BUSE ÇELİK 120 87 18 15 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4077.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 49 57 166 4077 % 12,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEABDCDEEDEcBcDCEECCDADAEBdDeCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCeDAEBCAaABCBDBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEBCe EECB eebE     ECCD AC  CDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız bBB ce DdBB E ECAbb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

438,761 2,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ELİF SUDE TÜRK 120 102 11 7 99 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 13 35 847 % 2,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBEDCEABDCDEEDEBacDCEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeBeAEcCABABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBcBEBCC EECBDCDC  C aDECCD c CDCDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBADAaDDCBBEEEECADeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

276,221 51,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EREN DEMİRDİZEN 120 52 29 39 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 225 252 823 16412 % 51,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEbC BEbC AcbaDEEcEcccDCcEbCDADAdBBD CdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBD bdbABABCBeBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız a  CBB Bda     CB C    e b  aC     D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız Cc c dec       Cd C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

257,178 59,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
EYLÜL GÜLTEK* 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 249 288 941 19022 % 59,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEbCcBEDeabBDdbcEDEBeDDCEECCDADAcBBeDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeaDAaaCeBABCBcBedEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Cc C  d    C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aaBDAd         C cb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

378,550 15,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
FERAYE UYAR 120 85 24 11 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 67 201 4822 % 15,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEcbDEBB AcbEDCDBdDEdDceEECCbDADeEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEacBA BCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CcBCBBBB  BECE  DCeBCdECEDD  CDEed A DDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDBacDDCeEbEBadCECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 4 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

338,894 27,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÖKTUĞ YERALTI 120 72 27 21 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 114 127 408 8727 % 27,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBd  eEaCDc acCacecdCCADAbBdBDcCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBCBACcE bBAbBCBAEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CbeCBBBBC BECEEEDCDBb  dE   C DEe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDAdADD BEE  DcCECC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 5 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

221,850 73,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
GÜLSEDA ÇELİK 120 33 27 60 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 298 342 1096 23455 % 73,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abEDeEBacAbdcaaDcEDEbDb EEeCADADeEBeebda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DceeACedBABAeBCBAECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

206,043 78,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HALİME KAYA 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25088.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 312 356 1150 25088 % 78,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEbbDEBBa caEDCDcdbaCDbaEdbbAD Dd de bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBcCecBA     BbECe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız                           b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B b   Da        e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 6 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

374,653 16,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HATİCE ERG *EN 120 82 16 22 78 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 65 74 216 5170 % 16,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAE EDCDBEDECDcdEECCADADBEBD CBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB  ACBEBABA BCBAECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBBBa aECEE DC cC E       D D  A D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız dbbAdeDDCBdbEBbACEeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

316,984 35,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
HAYRUNİSA TEKİN 120 63 19 38 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 153 172 541 11246 % 35,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDbae DCDEEDEBaDDCEECCDADAEeBDDbeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAEBCABABCBDBeCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  a b   e a      d C      D  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız     cdDDC BE dECdcCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

282,726 48,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İDİL YALÇIN 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15534.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 207 234 765 15534 % 48,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBBc aCEDdD EDECDc EECCADADBEBDe aD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB  ACd BdBADBdBAECa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız d B   c C   C ddD  BC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız a  A cDD        eEde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 0 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

387,341 12,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
İREM ÇELİK 120 87 20 13 82 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 50 58 167 4091 % 12,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEECaBEDdEABDCDEEeEBacDdEECCDADAEBBeDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız a BaAEBCceABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 2 7 20,50 % 68

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBBBBEa CbEECBDCDC CC    CCD A C CDD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBCDAabDCBBEcEEC eeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

355,314 21,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
KEREM KIRCA 120 76 19 25 71 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 89 100 317 6976 % 21,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CE DDEBB AE bDCDB DECDcBEECCADADeEBDDCcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BcCeEBABA BCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b BCBBBB   EbE d aDB d C eD C D      D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCcBdceDCBbEEBe CEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

437,519 2,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
M TAHA KARAKÖSE 120 102 12 6 99 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 15 38 895 % 2,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAcCEDCbBbDEdDDdEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEeABADBCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBCCBECEE DCDBCCECEDD CCD DC eCD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız cCDAaADDCBEEEBDcCECe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

215,468 75,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MERT DENİZ BALCI 120 27 12 81 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 305 349 1119 24165 % 75,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEaCcbeDdDE                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız a aDAEBCAdAaCBDBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız      dD        e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

285,856 47,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
MERYEM BARUT 120 51 11 58 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 204 230 745 15107 % 47,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCaAeDCDEEDEcdccCEECCDADAE BDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   BaAd C BABCB BBaEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız Cc    B        CB      C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız                   b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

451,676 1,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NEHİR BAHRİŞ 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 8 16 411 % 1,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEABDCeEEDEBcccbEECCDADAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCBDAbcCbaABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEeCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBDDAabDCBBEEEECAeCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

222,651 72,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
NİLSU AZATLI 120 37 42 41 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 297 340 1091 23353 % 72,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEEaeBEDCd  DbDdE dBaacdEECCD acdeBeeCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız cacDeEBCeBABCe BBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız dcEdB   ad      B Cb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aeCDcbD  a Edbdd  ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 2 5 22

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

318,189 34,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAHİME NAZ ÇAKIR 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 151 170 533 11104 % 34,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEEaeBEDC   DCDEbDEcecDCEEbCDAbAbBBDDCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BaBDA  CABABCBDBdCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBdB B     Cc CD          D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız b A c DDbaBbEEECbcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 6 3 67

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

282,252 48,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
RAUF KASIMOĞLU 120 57 40 23 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 209 236 771 15608 % 48,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız abEeDEBBcAaC bebcEDECDcBEECCADcDBEBDDbdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız aBdBACebBcBAeBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CaeaBdeBdaBECE dD             D eCbACD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız aabBdADbda      edde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

368,593 17,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
SÜEDA COŞAN 120 80 17 23 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5721.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 71 80 251 5721 % 17,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECBBEDCEABDCDEEDEBacDCEECCDADAbBBDeCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAEBCA ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB bBBBBEB  ddECBDCD   C      D d be    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız   AcAeDDCBBcEEECbeC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

204,935 78,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
ŞURA ARSLAN 120 23 10 87 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 314 358 1156 25193 % 78,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEcDDEBBd  dEDbDBEDdCDecEEC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız      CBE  eA a B         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 2 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

307,678 38,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
TUĞRUL EREN 120 63 31 26 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 170 192 604 12325 % 38,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız b ECBBEDbaAdDCD EDEBacDCEECCDAbAEBdecCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız  CBD Ee daABCBDBeCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 4 4 2 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CeEbBBde       CB CD  CC  D C DcAbd C Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız eBCecdDDCe EE ab  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

413,655 7,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12  -  0
YAĞMUR KOCABAŞ 120 96 19 5 91 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 35 90 2247 % 7,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDceEECCADADBEBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB BACBEacBAcBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 6 0 22,50 % 75

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBaBBBBCCBEabEEDCDBCCECEDDAbbDEDC   D C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCbAbcDDCebEEBbbCECb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

380,198 14,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
BERAT AK 120 86 26 8 79 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 55 63 195 4683 % 14,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBEDCcABDCaEEDEBecDacECCDADAEBBeDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BaBDAEdCeaABCBcBeCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız aBECBBBBaBCCdE aBaCDCECCADDEC   c C C  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBADACDDCdBEEcECbeeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

439,723 2,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12A  -  0
EMİRHAN ATILMIŞ 120 103 13 4 99 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 12 33 809 % 2,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEDCEA bCDEEDEBd DCEECCDAbAEBBDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BaBDAEBCbeABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCeDDECCDEA CDCD e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBDcAaDDCBaEEEECADeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

365,259 18,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
MUSTAFA GÖKHAN 120 79 19 22 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 75 85 264 6027 % 18,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBdEbCEABDeDEaDEcB DCEcCCe DAEBdc CB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız    D ceCAB     BeCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eBECBcBBEBCCdEECB CDCdCCADD CCDEA  D D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız CBCbA DDCBcEEEECADC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 1 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

295,928 43,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12B  -  0
TAN ŞENER 120 59 31 30 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 192 215 680 13815 % 43,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEbDEB   cCdDaDcEcEbDccEECCADADBbBDcCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DB  ACebBABAcBCBcECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız bEBa  BB   EC  bDC BC de D  b D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız caeA cbDCcdcEBc CE C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

364,448 19,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12C  -  0
ERENACAR           Z 120 79 17 24 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6097.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 77 87 269 6097 % 19,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEdebEBaBA CEDCDBEDEdDccEECCADAbBEBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACBcaABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız CEBCBBBBdCBECEcEDC BCCECEDDeCCb b      C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız BCDAC               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

280,569 49,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AHSEN AZRA NİŞLİ 120 54 32 34 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 214 241 788 15818 % 49,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECdBEbeadBDdDEEDEcccDCEbCCDAbAcBBaDCeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BaBaAEBCAdABCBeBaCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız eedbBaBB ed d     CD   C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  aA c DDd  E bEC  aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



ÇAP TG TYT 2

313,060 36,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ALANUR DEMİR 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 160 182 569 11724 % 36,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEEaBBEDeEABDCDEEDEcBaDaEECCDAbAEBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBeAEdCAdABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız ae b   B       CB             D  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  BDb ecDCcB   ECbDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

312,288 36,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYŞEGÜL AĞIRBAŞ 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 163 185 577 11815 % 36,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız eEECBBEDCaAabCDEEDEaBcDCEdCCDADAaBBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BCaDAEBCABABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız  a b a B       eB C C dCA        bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız aa     Dd  E  dC  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

338,896 27,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AYTÖRE DEMİR 120 69 12 39 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 113 126 407 8726 % 27,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECaBEDCaAeDCDEEDEBdcDdEECCDADAEBBeDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B BDAE CA ABCBDBBCEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 2 24 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB bBBdBEB     CBDCDC         D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız a A   DD     EEC c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 0 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

248,571 63,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
AZRA TUNCAY 120 41 23 56 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 261 301 982 20182 % 63,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız bEECaBEDaE dDdecbD c bD cbCCDADAEBBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız B cDAbBeAaAdCBeBcCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız C  C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız d   Adb        C  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 5 2 56

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

264,624 56,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
BELİNAY KORUKMAZ 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 242 275 899 17977 % 56,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CbEeDEBa A aEDCDBdDEba  EEeCeDc   BDDbB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBbBACBEaABADeCBAEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız             C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B  AbA DCe  E ceC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 3 3 33

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

344,671 25,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
CEREN ÇETE 120 72 17 31 67 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 104 115 377 8130 % 25,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEDDEBaBAECEDbDBEDEbDcaEECCADADBEBeDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBbBACeE ABADBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b e   B   BaC   DCDBC ECE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız abbAdADDCeE EBD C b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

319,997 34,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF AKBOĞA 120 64 19 37 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10899.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 147 166 524 10899 % 34,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDbEBBBAECEDCDBEDdbccdEECCADADBEBDDbBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACaEaABAcBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız b c B B   BbC    C B        b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız a    ADDC E  BbACdC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

321,381 33,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
ELİF BAYRAKTAR 120 63 12 45 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 142 160 512 10734 % 33,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız  dECBBED EABDdDEEDEBccDdEECCDAbAEBBD bBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BeBaA BC  ABCBDBBCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB  B    B     CBDC C  C    CbD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız  B     DCd     e  CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

337,860 27,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EMİR EFE GÖNÜL 120 71 22 27 65 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 117 130 414 8836 % 27,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBE aEABDCDEEDEBBcDaEEeCDbbAEBdecCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız BdBeAEBCdaABCBDBeCEA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 18 5 17 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CeECBBd EB     Ca CD  CC DDEC Dc  d   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız eBC   DDC  EE ab  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 7 2 78

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

301,243 41,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
EZGİ ÖZKAYA 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 184 206 645 13150 % 41,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DEECBBEDCEABDCDEEDEBBDDCEECCDADAEBBDDCBD

Cevaplarınız DEECBBEbCcABDdDEEDEcBeDdEECeDADAEBBDDC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCBDAEBCABABCBDBBCEADBCEC

Cevaplarınız   cDAEB   ABCBDBBCEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B CBECBBBBEBCCEEECBDCDCECCADDECCDEACCDCDDC

Cevaplarınız CB CBB  dB     C  e                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CB9DACDDCBBEEEECADCC

Cevaplarınız   CDA D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



ÇAP TG TYT 2

289,460 45,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
IŞILAY YENİAY 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 200 224 722 14647 % 45,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız aEEDDEBBdAECEadDBEDEdDcBEECCADADBdBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız DBeBACdEa BdeBCB ECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız a a         C        C C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız a  DdcaDd d EBcbC dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Noktalı Virgül 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 9 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Haritalarda Ölçek 1 0 1 0

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



ÇAP TG TYT 2

337,232 27,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

12D  -  0
NEVA YERLİYURT 120 69 16 35 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 118 131 419 8901 % 27,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 20 323 372 1256 32017

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CEEDDEBBBAECEDCDBEDECDDBEECCADADBEBDDCBD

Cevaplarınız CEEeDEBaBeECEDCDBEDEdDcBEECCADAbBcBDDCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCBACBEBABADBCBAECBCBDCE

Cevaplarınız Dd BAbBEBdBAcBCBAECB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CEBCBBBBCCBECEEEDCDBCCECEDDACCDEDCCACDDC

Cevaplarınız C c BBcB  BE     C BC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCD9CADDCBEEEBDACECC

Cevaplarınız B bA ADDCBb EB bC CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Noktalı Virgül 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 9 8 1 89

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Haritalarda Ölçek 1 1 0 100

Türkiye'de İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
