
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 59 268 869 25751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,47 177,720

Okul Ortalaması 14 5 12,60 8 2 7,54 0 1 -0,33 7 2 6,35 11 5 8,95 15 5 13,14 55 20 48,25 322,340

KATILIMLAR

1 0  20 0 20,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 80 0 80,00 483,000 1 1 1 1 2
% 0,01

2 0 ZEYNEP ADIBELLİ 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 76 4 74,67 454,253 1 2 2 3 22
% 0,09

3 0 A ENES DEMİR 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 75 5 73,34 450,587 2 3 3 4 29
% 0,11

4 0 NAİF ÇAĞAN ERMAN 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 74 6 72,00 439,293 3 4 6 10 59
% 0,23

5 0 ELİF SERT 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 17 3 16,00 72 7 69,67 425,223 4 5 8 16 95
% 0,37

6 0 ECRİN DURMAZ 8A 17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 17 3 16,00 19 1 18,67 68 12 64,00 416,320 5 6 10 22 138
% 0,54

7 0 MUSTAFA MAYA I 8A 15 5 13,33 9 0 9,00 8 2 7,33 17 3 16,00 19 1 18,67 68 11 64,33 408,413 6 7 11 24 182
% 0,71

8 0 CEREN KIZILCIK 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 19 1 18,67 17 3 16,00 66 14 61,34 404,747 7 8 12 26 209
% 0,81

9 0 ASYA KARATEKE 8B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 0 15,00 18 1 17,67 67 6 65,01 402,517 1 9 13 29 230
% 0,89

10 0 DOĞA VATANSEVER 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 68 12 64,01 401,867 8 10 15 31 235
% 0,91

11 0 ERDEM ÇELİK 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 19 1 18,67 16 4 14,67 65 15 60,01 394,333 9 11 17 36 296
% 1,15

12 0 ADA YILMAZ 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 66 12 62,00 394,247 2 12 18 37 297
% 1,15

13 0 M KAAN KAYA 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 3 15,00 15 5 13,33 66 13 61,66 387,010 10 13 21 41 351
% 1,36

14 0 DÖRUK ZENGİNGÖNÜL8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 67 13 62,67 385,480 11 14 22 43 366
% 1,42

15 0 SALİH KEREM BİLEN  14 6 12,00 10 0 10,00 8 2 7,33 16 1 15,67 16 2 15,33 64 11 60,33 382,663 2 15 23 44 386
% 1,50

16 0 GÜLCE ÇAVDAR  16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 65 15 60,01 377,293 3 16 25 47 440
% 1,71

17 0 AHMET EYMEN YILMAZ8B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 5 11,33 18 2 17,33 64 14 59,33 376,233 3 17 26 49 453
% 1,76

18 0 DENJZ YAR 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 6 2 5,33 11 5 9,33 18 0 18,00 61 10 57,66 370,850 4 18 27 53 513
% 1,99

19 0 GÖKDENİZ DAL 8B 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 9 8,00 18 1 17,67 64 15 59,00 369,883 5 19 28 55 522
% 2,03

20 0 DMLA KIRTÜRK 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 7 2 6,33 13 6 11,00 18 2 17,33 62 15 57,00 366,917 6 20 29 57 551
% 2,14

21 0 BUĞLEM ÇELİK 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9,00 18 2 17,33 62 15 57,00 361,297 1 21 31 63 629
% 2,44

22 0 KEREM GÜNGÖR 8C 16 3 15,00 6 4 4,67 9 1 8,67 14 4 12,67 15 5 13,33 60 17 54,34 359,883 2 22 32 65 647
% 2,51

23 0 KUZEY HAN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 6 9,00 17 3 16,00 63 14 58,34 359,057 7 23 33 67 664
% 2,58

24 0 AZRA TORAMAN 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 17 3 16,00 62 14 57,34 356,733 12 24 34 68 702
% 2,73

25 0 YAĞMUR ALTOK 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 6 10,00 16 4 14,67 61 17 55,33 349,113 8 25 35 77 806
% 3,13

26 0 PELİN MUTAF 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 3 7,00 17 1 16,67 59 9 56,01 344,627 9 26 38 85 892
% 3,46

27 0 AZRA ÖZKOL 8B 16 4 14,67 10 0 10,00 5 5 3,33 14 4 12,67 13 6 11,00 58 19 51,67 343,370 10 27 39 90 921
% 3,58

28 0 BERKEN İSTEKLİ  10 6 8,00 10 0 10,00 6 2 5,33 12 3 11,00 18 1 17,67 56 12 52,00 340,780 4 28 41 93 977
% 3,79

29 0 İKRA AKTEPE 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 12 6 10,00 15 5 13,33 57 21 50,00 337,807 11 29 42 96 1021
% 3,96

30 0 ENES GÜLAL 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 6 10,00 14 6 12,00 58 20 51,33 331,313 12 30 45 105 1140
% 4,43

31 0 YAPRAK SENA ŞUAY 8C 17 2 16,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 5 6,33 14 4 12,67 58 12 54,00 331,100 3 31 46 106 1144
% 4,44

32 0 BUĞLEM ÖDEKER 8 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 8 6,33 16 4 14,67 58 19 51,67 328,323 1 32 47 110 1215
% 4,72

33 0 ÇİĞDEM BOZCA 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 4 7,67 16 4 14,67 56 16 50,67 325,907 4 33 49 114 1262
% 4,90
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 59 268 869 25751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,47 177,720

Okul Ortalaması 14 5 12,60 8 2 7,54 0 1 -0,33 7 2 6,35 11 5 8,95 15 5 13,14 55 20 48,25 322,340

KATILIMLAR

34 0 ALPER SALİH KAHRAMAN 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 56 20 49,33 322,360 5 34 52 120 1337
% 5,19

35 0 AZRA AKŞAM 8C 13 6 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 10 4 8,67 16 4 14,67 53 19 46,67 318,473 5 35 56 128 1435
% 5,57

36 0 MUSTAFA EYMEN ŞENLEN8B 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6,00 14 6 12,00 56 22 48,66 315,420 13 36 58 136 1521
% 5,91

37 0 BAYBARS ALTANAY 8B 15 5 13,33 5 5 3,33 10 0 10,00 7 9 4,00 17 3 16,00 54 22 46,66 309,853 14 37 60 147 1679
% 6,52

38 0 ALPEREN TORAMAN  13 5 11,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 5 5,33 17 3 16,00 53 17 47,33 309,300 6 38 62 149 1707
% 6,63

39 0 BEREN BARIŞ 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 7 6,67 15 5 13,33 52 24 44,00 305,907 6 39 65 156 1802
% 7,00

40 0 ZEYNEP ÇAMCI 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 3 4,00 13 6 11,00 51 16 45,66 300,443 7 40 68 167 1964
% 7,63

41 0 UMUT DİNCER 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 1 7,67 8 6 6,00 13 5 11,33 51 20 44,33 292,430 8 41 74 185 2226
% 8,64

42 0 MERT YILMAZ 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 12 4,00 14 6 12,00 53 27 43,99 288,933 15 42 75 191 2346
% 9,11

43 0 CEMAL UĞURLUCAN 8C 14 6 12,00 7 3 6,00 1 7 -1,33 10 4 8,67 12 5 10,33 44 25 35,67 282,823 9 43 79 204 2559
% 9,94

44 0 KUZEY BEKTAŞ  13 7 10,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 10 4,67 16 4 14,67 48 30 38,01 280,780 7 44 80 206 2631
% 10

45 0 EYMEN HAKAN LAÇİN  13 6 11,00 10 0 10,00 5 4 3,67 6 8 3,33 13 4 11,67 47 22 39,67 268,017 8 45 93 245 3177
% 12

46 0 DOĞA OMEKLİ 8C 14 6 12,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 5 4,33 13 6 11,00 42 27 33,00 260,577 10 46 98 263 3541
% 14

47 0 MEHMET NURİ ACAR 8D 12 7 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 8 2,33 13 6 11,00 45 26 36,33 251,203 1 47 105 286 4031
% 16

48 0 ASLI ALTINBULAK 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 3 6 1,00 8 10 4,67 13 7 10,67 43 34 31,67 249,997 11 48 107 288 4091
% 16

49 0 ADA SU DÜNDAR 8 13 7 10,67 7 2 6,33 8 2 7,33 7 11 3,33 11 8 8,33 46 30 35,99 248,863 2 49 108 291 4167
% 16

50 0 AYŞEGÜL ÖZEL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 5 3,33 11 9 8,00 43 27 33,99 246,927 2 50 111 298 4282
% 17

51 0 BERİL SARISU 8D 12 6 10,00 7 3 6,00 4 5 2,33 4 10 0,67 15 4 13,67 42 28 32,67 246,633 3 51 112 300 4300
% 17

52 0 METEHAN ÇİMAN 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 12 4,00 10 10 6,67 41 30 31,01 238,573 4 52 119 320 4824
% 19

53 0 EGE KEÇELİ 8D 15 3 14,00 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 8 9 5,00 41 18 35,00 234,977 5 53 122 329 5072
% 20

54 0 GAYE SEVGİ ÖZELLİ 8D 14 5 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 5 1,33 5 10 1,67 32 30 22,00 192,240 6 54 169 474 8739
% 34

55 0 EMİN KIRMALI 8A 3 2 2,33 8 2 7,33 0 1 -0,33 6 3 5,00 7 3 6,00 24 11 20,33 190,643 13 55 173 485 8917
% 35

56 0 ESLEM ULUYURT 8D 11 6 9,00 4 5 2,33 4 5 2,33 2 9 -1,00 10 8 7,33 31 33 19,99 188,530 7 56 177 494 9145
% 36

57 0 KEZBAN DELEN 8D 6 14 1,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 23 57 4,00 110,693 8 57 252 775 21553
% 84

58 0 CEYLİN ÇAKIR 8D 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 11 3,33 2 18 -4,00 22 56 3,33 106,847 9 58 254 793 22197
% 86

59 0 FATMAECRİNDOĞRUYOL8D 4 16 -1,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 3 8 0,33 3 13 -1,33 18 47 2,34 96,253 10 59 260 817 23666
% 92
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 59 268 869 25751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,47 177,720

Okul Ortalaması 14 5 12,60 8 2 7,54 0 1 -0,33 7 2 6,35 11 5 8,95 15 5 13,14 55 20 48,25 322,340

KATILIMLAR
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8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

483,000 0,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0

81 80 0 1 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 2 % 0,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACACCCBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCDAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 20 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 20 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

322,360 5,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
ALPER SALİH KAHRAMAN 81 56 20 5 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1337.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 34 52 120 1337 % 5,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBbaCDDCDAaaBbaDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCdDDbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dCA abBAACdD  BCCa C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCDAADccaBDb

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 5 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

309,300 6,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
ALPEREN TORAMAN 81 53 17 11 47 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 62 149 1707 % 6,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBc CDDCDAd BDBDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBaACBdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız A     BAAdd AdcC a C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCDAADDcC*DC

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 5 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

340,780 3,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
BERKEN İSTEKLİ 81 56 12 13 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 41 93 977 % 3,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBD a D DAa BcaDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız  BBa CBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız A   bbaAAC DACBC CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCC bADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 10 6 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 3 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

268,017 12,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
EYMEN HAKAN LAÇİN 81 47 22 12 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 45 93 245 3177 % 12,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBC DdDACccDaDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBa CBbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  aA CaBAbCCb   bd da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DD aaDB CCDAAbDBCcD 

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 4 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

377,293 1,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
GÜLCE ÇAVDAR 81 65 15 1 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 25 47 440 % 1,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDdDACBBDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACbbCCBAACCDAdcCCCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCbBBCCcAADDcCcDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 5 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

280,780 10,22
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
KUZEY BEKTAŞ 81 48 30 3 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2631.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 44 80 206 2631 % 10,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcbadDbCDAaBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBbDAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBcabdBcdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dadbC B bCCcACcCCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAbDDcCdDC

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 10 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

382,663 1,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
SALİH KEREM BİLEN 81 64 11 6 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 23 44 386 % 1,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaaDDCDAadBDaDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDbCBdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACA CCBAAC DAdBC CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DD DaDBBCCaAADDBCBD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 1 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 2 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

248,863 16,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
ADA SU DÜNDAR 81 46 30 5 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 49 108 291 4167 % 16,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDBCaDCDAadBDBDcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAcC DDAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız Abc bCBAdCdccbcd bBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DacDbDB*CC AAbDBdcD*

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 11 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

328,323 4,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
BUĞLEM ÖDEKER 81 58 19 4 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 47 110 1215 % 4,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDAaBBDBDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AbA Cbd c aDAdBdCCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADaDBBCdcAADbBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 8 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

450,587 0,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
A ENES DEMİR 81 75 5 1 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 4 29 % 0,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDACBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBbACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACACCCBAACaDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

356,733 2,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
AZRA TORAMAN 81 62 14 5 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 24 34 68 702 % 2,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDAaBcDcDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBcDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  CA CbBAAdd AdBC CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCDAADDBCdDb

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

404,747 0,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
CEREN KIZILCIK 81 66 14 1 61 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(209.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 8 12 26 209 % 0,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBaDbCDAaBBbBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBbACBbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACAbCCBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCaAAbDaCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

401,867 0,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
DOĞA VATANSEVER 81 68 12 1 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 15 31 235 % 0,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBDaCDDCDACcBcBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dCACCbBAACdDACBCdCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 4 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

385,480 1,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
DÖRUK ZENGİNGÖNÜL 81 67 13 1 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 14 22 43 366 % 1,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCDDCDACcBDBDcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBcDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACAbCaBAAdCDAdBCdbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCaAADDBCcDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 6 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

416,320 0,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ECRİN DURMAZ 81 68 12 1 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 10 22 138 % 0,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDACdBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDbdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBbACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AbAbbCBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

425,223 0,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ELİF SERT 81 72 7 2 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 8 16 95 % 0,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCbDCDAaBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACA CCBAACCDACBCCdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAADDBCdDa

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 1 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

190,643 34,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
EMİN KIRMALI 81 24 11 46 20 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8917.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 173 485 8917 % 34,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 2 15 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABc Bd              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCdDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 1 9 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 3 11 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız       B AdCc   CCa C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız Da DdDB C  A   cC   

S D Y B%
Türkçe 20 3 2 15
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 6 3 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 7 3 35
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

394,333 1,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ERDEM ÇELİK 81 65 15 1 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(296.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 17 36 296 % 1,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBDBCDDCDAadBbBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCcDDdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBaACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACAbCCBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADbDBBaCcAADDcCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

387,010 1,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
M KAAN KAYA 81 66 13 2 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 21 41 351 % 1,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDAaBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBdaACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  CACCaBAACdDACBCCCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DacDCDBBCCaAbDaBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 3 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

408,413 0,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
MUSTAFA MAYA I 81 68 11 2 64 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 11 24 182 % 0,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDAaBcDaDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CA CBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBdbACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACAbCaBAACCDACBCCbBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCaAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

439,293 0,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
NAİF ÇAĞAN ERMAN 81 74 6 1 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 6 10 59 % 0,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCaDCDACcBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACACCaBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCaAADDcCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

454,253 0,09
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ZEYNEP ADIBELLİ 81 76 4 1 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 3 22 % 0,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCDDaDAaBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dCACCCBAACCDACBCCCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCDAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 20 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

394,247 1,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ADA YILMAZ 81 66 12 3 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(297.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 18 37 297 % 1,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBcDaCDDCDACBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBDbAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACA b BAACCDAdBCdCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCcAADDBCcDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 3 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

376,233 1,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
AHMET EYMEN YILMAZ 81 64 14 3 59 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(453.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 26 49 453 % 1,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDACBcDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDAaBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AbAdb BAACCDAdBCC aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCDAADDBCaDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 5 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

402,517 0,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ASYA KARATEKE 81 67 6 8 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 13 29 230 % 0,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBD CcDbDACcBDBDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  CA C BAACCDACBC  BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCC cADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 0 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

343,370 3,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
AZRA ÖZKOL 81 58 19 4 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 27 39 90 921 % 3,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCbDCDAaBBDBDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBcDcCBdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AbA bbBAdCCDACBCCC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DaADCDBdCC AbaDcCBDb

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

309,853 6,52
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
BAYBARS ALTANAY 81 54 22 5 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 37 60 147 1679 % 6,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDadbbCDACBBDBcDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAadBDbAba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  aAabdB ACd AdBdd dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADaDBBCCcAADDaCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 9 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

370,850 1,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
DENJZ YAR 81 61 10 10 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 27 53 513 % 1,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCDDCDAC cDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBcDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız  BBDbCBc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  CAabbBcACCDAdBC   C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDAD DBBCC AADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 5 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 0 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

366,917 2,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
DMLA KIRTÜRK 81 62 15 4 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(551.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 29 57 551 % 2,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaC DaDACBcDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CcBCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBD CBdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AbA CaBAACaDAdBCCdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBaCCcAADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 6 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

331,313 4,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ENES GÜLAL 81 58 20 3 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 45 105 1140 % 4,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBcDaCDDCDACdBDBDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBcDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AaAbaCBbACCaAdBCC  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DcADdbBaCCDAADDB*aDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 6 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

369,883 2,03
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
GÖKDENİZ DAL 81 64 15 2 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(522.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 19 28 55 522 % 2,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBDaCDDCDACBBDBDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBbDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dbAaCbBAA*dDAdBCddBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCDA DDcCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 9 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

337,807 3,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
İKRA AKTEPE 81 57 21 3 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 42 96 1021 % 3,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCDDaDAaBBDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAcdBcDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dC b baAACCDAaBCdCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDdDCDBdCCcAAbDcCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 6 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

359,057 2,58
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
KUZEY HAN 81 63 14 4 58 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 23 33 67 664 % 2,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDadbDCDACBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  bAdCCBAAdCDAdcC  Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCaAAbD*CBDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 6 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

288,933 9,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
MERT YILMAZ 81 53 27 1 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2346.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 42 75 191 2346 % 9,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDbDAadBDBDcCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız cacbCaBAACdDAbdCbdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DbADCDBdCCcAADDBacDb

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

315,420 5,91
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
MUSTAFA EYMEN ŞENLEN 81 56 22 3 48 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 36 58 136 1521 % 5,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBDaCDDCDACBBaBDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDACBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  bAab BAACdbAdBCddBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DcADCDBdCbaAADDcCBDa

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 9 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

344,627 3,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
PELİN MUTAF 81 59 9 13 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(892.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 26 38 85 892 % 3,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaC DCaAaBBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız      bBAACdD  B  CcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCC  ADDBCBDb

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 3 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 1 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

349,113 3,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
YAĞMUR ALTOK 81 61 17 3 55 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 25 35 77 806 % 3,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 15 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDdCDDCDACcBDcDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız baAbbaBAcC DACBC CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız bDADCDBBCCcAcDDBaBDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 6 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

249,997 15,89
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ASLI ALTINBULAK 81 43 34 4 31 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 48 107 288 4091 % 15,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBccaCDDCDACccDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAdCBDDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız caBc aaACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız bbAdabBAACCccacCC  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DabaCDBdCCaAAbDBCBDb

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 10 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

318,473 5,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
AZRA AKŞAM 81 53 19 9 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 56 128 1435 % 5,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBBDaCDD DAacBDaDaCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CcBCBbDAAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız aBB ACBcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACAbb BA CCD dc   BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DaADCbBBCCDAADDBdBDa

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 4 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

305,907 7,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
BEREN BARIŞ 81 52 24 5 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1802.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 65 156 1802 % 7,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCcDCDACacDBDDdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBDDdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBB*ACBAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız baA  bBAACCac cCd BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBaCCabADDBCcDb

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 7 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

361,297 2,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
BUĞLEM ÇELİK 81 62 15 4 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 21 31 63 629 % 2,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDaDACBdDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCBDDbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDcCBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız ACA bbBAbdCD  cCdCBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBBCCabADDBCBDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 6 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

282,823 9,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
CEMAL UĞURLUCAN 81 44 25 12 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 79 204 2559 % 9,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDDCDACccDaDabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaCcDDAAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız dBca ad ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız bb  C BAACCDA cC  Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCaAc b CcD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 10 4 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 5 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

325,907 4,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ÇİĞDEM BOZCA 81 56 16 9 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 49 114 1262 % 4,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBcBC DbDAaBcDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CbdCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDdCBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız Ab  dbBAAdCDAC     C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBdCCcAADDcaBDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 4 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

260,577 13,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
DOĞA OMEKLİ 81 42 27 12 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 46 98 263 3541 % 13,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDBCbDbaAaBBDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CcBaBDDdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız caB dCBdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız d      A  aDAdB CdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız Dc DaDBdCCcAADDcCcDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 5 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

359,883 2,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
KEREM GÜNGÖR 81 60 17 4 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 22 32 65 647 % 2,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBD CDcCDACBBDBDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABaBcDdcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dCAbCCBAACCbAdB  CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADCDBaCCDbbDDaCBDd

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

292,430 8,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
UMUT DİNCER 81 51 20 10 44 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 74 185 2226 % 8,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDaCbDCDAacBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBB ACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız AaA CadAcCdDA     Ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DbADCDBdCC bADDBacD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 6 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

331,100 4,44
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
YAPRAK SENA ŞUAY 81 58 12 11 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 46 106 1144 % 4,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDBCDDCDAC BDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAcCBDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BBBDACBACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız   A bbBAbC  Ada  CBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DaADCDBaCC AADDcCcD 

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 5 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 4 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

300,443 7,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ZEYNEP ÇAMCI 81 51 16 14 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 68 167 1964 % 7,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDBCDDCDACdBDBDDCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABdaDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBbACBAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 3 12 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız       BAAC  A d   da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DbADCDBdbC AADDabcDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 3 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

246,927 16,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
AYŞEGÜL ÖZEL 81 43 27 11 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 50 111 298 4282 % 16,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDBCDDCDAacBbBDbaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız aBBDdCddaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 5 10 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  C a bBAAa   dcC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız ccAcCDBdCbcAADDaaBDd

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 5 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

246,633 16,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
BERİL SARISU 81 42 28 11 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 51 112 300 4300 % 16,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABcDa D CDAadBbBDbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBbDdAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız BacD aBdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız cbc CbBA dd   cCabd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDADdDBBCC AbDDcCcDC

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 10 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

106,847 86,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
CEYLİN ÇAKIR 81 22 56 3 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 58 254 793 22197 % 86,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız dBcbBCababbbddbaaDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABaabbAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız caabAbBcbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 11 2 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dCbCbCBbcCCccbcCbd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız aadbbbaBaabbAaaaadaa

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 11 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 18 10
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

234,977 19,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
EGE KEÇELİ 81 41 18 22 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5072.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 53 122 329 5072 % 19,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDcC bCDAC BDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBaACBACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 2 16 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız      Cd          C d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız aDcbdDBcaC A*DDca D 

S D Y B%
Türkçe 20 15 3 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 2 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 9 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

188,530 35,51
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ESLEM ULUYURT 81 31 33 17 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 56 177 494 9145 % 35,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABB aC DC AbacDBDcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CdcaBDcdA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız dBBcA Bbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız bdc a B   dcbdB  a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DbADaDBdCCcbb DBacD 

S D Y B%
Türkçe 20 11 6 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 9 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 8 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

96,253 91,90
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
FATMAECRİNDOĞRUYOL 81 18 47 16 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 59 260 817 23666 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız cBaaabbcaabCBd*aDbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAaC DaAAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız aacbAbBbb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 8 9 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız cCAbbbdAb    b b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 13 4 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız a bb bBBaCbd*cbaaa  

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 7 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 8 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 3 13 15
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

192,240 33,94
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
GAYE SEVGİ ÖZELLİ 81 32 30 19 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8739.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 54 169 474 8739 % 33,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCDa DAaBBDBDcdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CAcbBDDbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız caBDbCdAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız  a bCaBbbC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız ccbcCDBadbbcAcD     

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 5 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 10 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

110,693 83,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
KEZBAN DELEN 81 23 57 1 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 57 252 775 21553 % 83,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız daBcaCDadcbaBcbaDcCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCaDDdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız dacDbacdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız dbdbCdBbAbdaAdd*Cbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız bbdDdDdcdbaAbDcadcDb

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

251,203 15,65
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
MEHMET NURİ ACAR 81 45 26 10 36 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4031.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 47 105 286 4031 % 15,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABdDBCbD*DACccDaDb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABdcDDAAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız cBBDdCBbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 8 7 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız caAdCaB  CC    bdb a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DD aaDBdCCDAAbDBCcDb

S D Y B%
Türkçe 20 12 7 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 8 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

238,573 18,73
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
METEHAN ÇİMAN 81 41 30 10 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 52 119 320 4824 % 18,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 59 268 869 25751

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABBDBCDDCDACBBDBDDCA

Cevaplarınız ABBDaCabbDACcBDBDDaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CABCBDDAAC

Cevaplarınız CABCBDDdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 1 0 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBDACBACB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACACCCBAACCDACBCCCBC

Cevaplarınız daAdbaBdbCCbAdcaCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DDADCDBBCCDAADDBCBDC

Cevaplarınız DDcbaDBBCbcAbDDcacDb

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 0 1 0
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
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