
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 32 7 30,25 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 19 3 18,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 72 19 67,25 341,824 274

2 0 DİLVİN YEĞEN  MD 32 6 30,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 23 4 22,00 2 2 1,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 4 0,00 70 20 65,00 335,604 304

3 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 4 33,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 55 13 51,75 295,752 507

4 0 DOĞA SOYLU  MD 26 11 23,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 12 0 12,00 2 0 2,00 1 0 1,00 53 14 49,50 289,710 548

5 0 İBRAHİM KAFA  MD 31 9 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 9 3 8,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 54 18 49,50 289,566 550

6 0 DENİZ ŞENKAL  MD 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 8 4 7,00 5 1 4,75 1 3 0,25 55 25 48,75 288,375 557

7 0 HİLALNUR OZANİLİ  MD 31 4 30,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 8 2 7,50 50 10 47,50 283,507 582

8 0 YELDA İŞBİLİR  MD 33 6 31,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 9 4 8,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 53 22 47,50 283,406 583

9 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 7 2 6,50 1 2 0,50 50 18 45,50 277,772 619

10 0 EZGİ ÇOKAL  MD 28 10 25,50 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 1 0,75 10 3 9,25 0 2 -0,50 49 18 44,50 274,699 632

11 0 ENNUR DEMİRT* E  MD 25 10 22,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 9 3 8,25 1 2 0,50 1 1 0,75 47 21 41,75 267,089 669

12 0 VOLK N GÖKTAŞ  MD 26 10 23,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 9 2 8,50 0 1 -0,25 46 19 41,25 265,272 678

13 0 MUSTAFA TEKER  MD 33 6 31,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 45 16 41,00 264,296 690

14 0 EBRAR KUL  MD 29 11 26,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 1 4,75 1 0 1,00 44 18 39,50 260,361 706

15 0 ÖZEN KILIÇ  MD 30 5 28,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 5 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 18 38,50 257,059 725

16 0 DİDEM SANCAK  MD 27 11 24,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 8 4 7,00 1 4 0,00 2 5 0,75 1 4 0,00 46 31 38,25 256,669 726

17 0 ŞEYMA SARI  MD 26 10 23,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 14 37,50 254,316 740

18 0 ALEYNA ERGÜN  MD 30 6 28,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 41 14 37,50 254,085 742

19 0 KÜBRA EFE  MD 28 9 25,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 3 3,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 44 27 37,25 253,195 745

20 0 İLAYDA ÇINAR  MD 27 6 25,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 39 11 36,25 250,839 755

21 0 ZEYNEP BAYSALLAR  MD 25 12 22,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 38 15 34,25 244,872 790

22 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 28 12 25,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 5 1 4,75 39 19 34,25 244,767 793

23 0 AZRA ÇELİK  MD 30 8 28,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 6 -1,50 39 21 33,75 243,285 798

24 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 26 12 23,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 39 26 32,50 239,633 816

25 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 21 9 18,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 30 10 27,50 225,175 874

26 0 SAMET BAYGIN  MD 16 9 13,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 9 1 8,75 0 3 -0,75 33 22 27,50 225,059 875

27 0 ECRİN YILDIZ  MD 14 11 11,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 18 16 14,00 185,736 970
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 26,63 8,71 24,45 2,60 1,91 2,13 2,29 1,21 1,99 3,45 0,64 3,29 1,47 1,38 1,13 0,02 0,01 0,02 15,29 3,37 14,45 1,72 0,70 1,55 1,72 2,11 1,20 2,10 0,84 1,89 1,74 1,30 1,42 59,0322,18 53,52 301,750

Okul Ortalaması 26,29 8,83 24,08 2,57 1,98 2,07 2,31 1,24 2,00 3,35 0,65 3,18 1,40 1,38 1,06 0,02 0,00 0,02 13,46 3,40 12,61 1,29 0,57 1,14 1,47 2,21 0,92 1,64 0,73 1,45 1,52 1,22 1,22 55,3222,21 49,75 289,740

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP TYT 1 357 936 936 999

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,6 8,7 24,45 9,8 5,1 8,55 17,0 4,1 16,00 5,6 4,3 4,51 59,1 22,2 53,51 301,750

Okul Ortalaması 26,3 8,8 24,08 9,6 5,3 8,33 14,7 4,0 13,75 4,6 4,2 3,59 55,3 22,2 49,75 289,740

KATILIMLAR

1 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 32 7 30,25 14 1 13,75 22 4 21,00 4 7 2,25 72 19 67,25 341,824 1 73 270 270 274

2 0 DİLVİN YEĞEN  MD 32 6 30,50 7 1 6,75 25 6 23,50 6 7 4,25 70 20 65,00 335,604 2 85 299 299 304

3 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 34 4 33,00 9 5 7,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 55 13 51,75 295,752 3 151 496 496 507

4 0 DOĞA SOYLU  MD 26 11 23,25 12 3 11,25 14 0 14,00 1 0 1,00 53 14 49,50 289,710 4 167 536 536 548

5 0 İBRAHİM KAFA  MD 31 9 28,75 13 5 11,75 9 3 8,25 1 1 0,75 54 18 49,50 289,566 5 169 538 538 550

6 0 DENİZ ŞENKAL  MD 28 11 25,25 13 6 11,50 8 4 7,00 6 4 5,00 55 25 48,75 288,375 6 174 545 545 557

7 0 HİLALNUR OZANİLİ  MD 31 4 30,00 11 4 10,00 8 2 7,50 50 10 47,50 283,507 7 181 568 568 582

8 0 YELDA İŞBİLİR  MD 33 6 31,50 10 7 8,25 9 4 8,00 1 5 -0,25 53 22 47,50 283,406 8 182 569 569 583

9 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 7 29,25 11 7 9,25 7 2 6,50 1 2 0,50 50 18 45,50 277,772 9 197 601 601 619

10 0 EZGİ ÇOKAL  MD 28 10 25,50 11 3 10,25 10 3 9,25 0 2 -0,50 49 18 44,50 274,699 10 200 614 614 632

11 0 ENNUR DEMİRT* E  MD 25 10 22,50 11 5 9,75 9 3 8,25 2 3 1,25 47 21 41,75 267,089 11 215 646 646 669

12 0 VOLK N GÖKTAŞ  MD 26 10 23,50 11 6 9,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 46 19 41,25 265,272 12 219 655 655 678

13 0 MUSTAFA TEKER  MD 33 6 31,50 11 5 9,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 45 16 41,00 264,296 13 227 666 666 690

14 0 EBRAR KUL  MD 29 11 26,25 9 6 7,50 5 1 4,75 1 0 1,00 44 18 39,50 260,361 14 234 679 679 706

15 0 ÖZEN KILIÇ  MD 30 5 28,75 9 6 7,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 43 18 38,50 257,059 15 242 695 695 725

16 0 DİDEM SANCAK  MD 27 11 24,25 7 3 6,25 8 4 7,00 4 13 0,75 46 31 38,25 256,669 16 243 696 696 726

17 0 ŞEYMA SARI  MD 26 10 23,50 11 1 10,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 41 14 37,50 254,316 17 246 708 708 740

18 0 ALEYNA ERGÜN  MD 30 6 28,50 9 5 7,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 41 14 37,50 254,085 18 247 710 710 742

19 0 KÜBRA EFE  MD 28 9 25,75 11 7 9,25 5 4 4,00 0 7 -1,75 44 27 37,25 253,195 19 248 713 713 745

20 0 İLAYDA ÇINAR  MD 27 6 25,50 11 4 10,00 1 1 0,75 39 11 36,25 250,839 20 255 723 723 755

21 0 ZEYNEP BAYSALLAR  MD 25 12 22,00 10 3 9,25 3 0 3,00 38 15 34,25 244,872 21 266 754 754 790

22 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 28 12 25,00 6 6 4,50 5 1 4,75 39 19 34,25 244,767 22 268 757 757 793

23 0 AZRA ÇELİK  MD 30 8 28,00 9 7 7,25 0 6 -1,50 39 21 33,75 243,285 23 270 762 762 798

24 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 26 12 23,00 11 4 10,00 1 4 0,00 1 6 -0,50 39 26 32,50 239,633 24 278 777 777 816

25 0 ZEHRA İREM DURMAZ  MD 21 9 18,75 9 1 8,75 30 10 27,50 225,175 25 308 829 829 874

26 0 SAMET BAYGIN  MD 16 9 13,75 8 9 5,75 9 1 8,75 0 3 -0,75 33 22 27,50 225,059 26 309 830 830 875

27 0 ECRİN YILDIZ  MD 14 11 11,25 3 3 2,25 1 2 0,50 18 16 14,00 185,736 27 352 910 910 970
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ÇAP TYT 1

254,085 74,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ALEYNA ERGÜN 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 247 710 710 742 % 74,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACebCcCE    CAcAEECCdECADAbEEDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEc CEd A DDdCEa D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız               C   A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e         de  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

295,752 50,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 55 13 52 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 151 496 496 507 % 50,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCEC  BCEDAEABEeCACEDAAAaEdDBDCEBBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ed CAE e  DCEDbE D a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız    ACAaE CDC    C  AC E  cC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   d   e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 1 50

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

243,285 79,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(798.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 270 762 762 798 % 79,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAC CEdD cCABAEECeeECdDAAcaDBECDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEAdCE  caDDbCEedD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız dccca      e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

239,633 81,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 39 26 55 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 278 777 777 816 % 81,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCE ce dABAEaCCdbCADcbEaDaECDBEBccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCEd ADDD CEb D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    c          d   A   d  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  e c ad      a   dA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

244,767 79,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 268 757 757 793 % 79,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız DAACCEaeBBdEDAEbBdeCdCEDAbcaEEDaDCEBeBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız edECbdcDAc  E    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     CAa    C      DA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

288,375 55,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 174 545 545 557 % 55,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAdCCECDa CEDAEABEeCACEDcdbEEdDaDCEBdBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBECdEbDAcDCEDAEdDa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     CcaE C CD   C cA  E     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız DD DEDe       adD  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

256,669 72,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 46 31 43 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 243 696 696 726 % 72,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACabCDCEED BCABecECeAdCADebcEcB CDBEBBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dE AbE   DDDb    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız cBaAb  DCEdCB C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız bDb e eCBeacedbDba d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Sıvılar 2 0 2 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

335,604 30,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEĞEN 120 70 20 30 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 85 299 299 304 % 30,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACcACbCEEe  CABAEECeAECADAAEaDBECDdEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız      c  A DDACE  D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBcCACDCEddBDbD DACEBECACB  BebC     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız EDD Dcb   a D abdd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 7 1 88

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 1 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

289,710 54,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DOĞA SOYLU 120 53 14 53 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 167 536 536 548 % 54,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAbC EaeaBCb AEABEeCACEDeAAaEEDBDCEa BDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A ECAEe ADDCEDbc D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 0 18 12,00 % 40

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 0 26 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B B CAC    C    C DA  E  BC    B     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

260,361 70,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EBRAR KUL 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 234 679 679 706 % 70,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız eCaACcCEEDBBCABAcECeAECAaeAEEDdcCDeEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcdCEd A DDbCEa D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız     C C    C      A   E  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız                  C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100



ÇAP TYT 1

185,736 97,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ECRİN YILDIZ 120 18 16 86 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(970.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 352 910 910 970 % 97,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 11 15 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACcaEdD edAceEECe  ddD  E   aC       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız aEdc    A      C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız   d     Ca                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 2 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

341,824 27,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 72 19 29 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 73 270 270 274 % 27,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACeACDdEEaBBCAB EECCAECADeAEEDBdCDcEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eE ACE  ADDD CE     DBA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız BBBACACbCEbCB  DaDACE EC     B   A  AAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cca   eBb    a EdAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

267,089 66,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRT* E 120 47 21 52 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 215 646 646 669 % 66,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız  A CCE   BdEeAEAcECCbCbDAbAaEEcBDCEdaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız Ac CAEdbAD CED E Dcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   CACEa cCD B   Dc                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız   dD  e         D  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

274,699 63,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 49 18 53 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 200 614 614 632 % 63,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aA CCEe aBCEDAdABECCcCbDAAAEEEDdDCEdedDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız ceECAE  A DCEDA eD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız Bc AC    d CD   eCDA B    C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız c     d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 1 38

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

277,772 61,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 197 601 601 619 % 61,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAACCEC  BCEDAEAcaeCACEDAdAEEEDBDCEBBdbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız eBaCAE DAeDCdeAbaDE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     CcbE   C    C DA  E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız    D ce             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

283,507 58,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
HİLALNUR OZANİLİ 120 50 10 60 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 181 568 568 582 % 58,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız AC ACDaEED B ABA ECe ECADAAEaDBcCDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEcACE  A DDbCEaED       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  B Ab C CE       DA   b  C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

289,566 55,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 54 18 48 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 169 538 538 550 % 55,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACaACcCEEDcBCABAEECecbCbDAbEEDBECDBEBeDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEeACEADAeDDACEabD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız    ACe DCE d  Ca DA      C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız       e            B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

250,839 75,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 39 11 70 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 255 723 723 755 % 75,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDAaDCEED BCAa E C AbeAD bEEDB CD EdBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAACE c  DD CEaEDc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  c                 B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

253,195 74,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KÜBRA EFE 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 248 713 713 745 % 74,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız  CaACeCEE  cCAeAdECeAdCADAAEEDBdCDBEBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız eEdACEe bDDDACEaaD b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız          E    a  DA  cb  C    c       C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız  cec  e        cbe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 3 13

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

264,296 69,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 45 16 59 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(690.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 227 666 666 690 % 69,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACDACDCEEc BCABdEECeAECADcbEaDBECDBEBBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEAdCEAeAeDD CEa D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız                   A    d a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız ce    e             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 2 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

257,059 72,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 242 695 695 725 % 72,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız a  CCECD BCEDAdABEeCACdDAAAEE DBDCEBB eD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız dcEeeEAbA DCED  bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız     C d  d      C cc  d  B           C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız       e            d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

225,059 87,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SAMET BAYGIN 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 309 830 830 875 % 87,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAdCCECD   dcAEecECCdCdDAAdE            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECeE aAeaCEDbadD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   C  E d      C  ACBE   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız cc b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

254,316 74,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 41 14 65 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 246 708 708 740 % 74,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız cAACCEb  BbEc d BdCCACEDAAAEEEDaDCcBdBaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız  dECAE  A DCED E D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız c     CE   C       A  b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız                d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

265,272 67,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLK N GÖKTAŞ 120 46 19 55 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(678.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 219 655 655 678 % 67,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız aAACCECc  C  AdAcEeCACEDAAAaccDBDeEBaBDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız deECAE DcbDCEeAEaD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B  A c E d CD   C DA      C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

283,406 58,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 182 569 569 583 % 58,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACDACDCEEDBBCABAEECCAECADAAEEDBECDBEBBDD

Cevaplarınız ACebC CEEDBBCABAcECeAECADAAEEDBdCDBEBaDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEAACEADADDDACECEDEDDBABC

Cevaplarınız dEdACEbceDDDbCE bD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBBACACDCEECBDCDCDACEBECACBDEBDCCAEBAACE

Cevaplarınız  BcAC  c E d   D D C  E Ae              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDDDECCBDEBDECDECAB

Cevaplarınız cc    e       a  e B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 1 0



ÇAP TYT 1

225,175 87,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ZEHRA İREM DURMAZ 120 30 10 80 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(874.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 308 829 829 874 % 87,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız eAeCCEC         c eCACEDAAeacEDdDCEBBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız A  CAE  A DCdD   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



ÇAP TYT 1

244,872 79,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ZEYNEP BAYSALLAR 120 38 15 67 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 266 754 754 790 % 79,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 27 357 936 936 999

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DAACCECDBBCEDAEABECCACEDAAAEEEDBDCEBBBDD

Cevaplarınız abACCECe  CEce bBEeCdCbDAAAEEcDaDCEBBdDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ABECAEADADDCEDAECDEDBDBCA

Cevaplarınız AdECdE  c DCED E D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BBBACACEECDCDCBDCCDACBEEABCDDCEBECAABCEA

Cevaplarınız B   CA                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDEDEDCDBCBDEECEDABC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Anlamsal Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragraf-Başlık İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 1 0

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Sıvılar 2 0 0 0

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Sözcükte Anlam D

10

%37,04
 

3

%11,11

6

%22,22

6

%22,22

2

%7,41
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%70,37)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Metne Sözcük Yerleştirme A

22

%81,48

4

%14,81
   

1

%3,70
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%14,81)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri A

18

%66,67

1

%3,70
 

2

%7,41

2

%7,41

4

%14,81
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%18,52)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

27

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C

1

%3,70
 

25

%92,59
  

1

%3,70
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%3,70)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma E     

27

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

4

%14,81

1

%3,70

19

%70,37

1

%3,70

1

%3,70

1

%3,70
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%25,93)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Anlamsal Anlatım Bozuklukları D  

1

%3,70

5

%18,52

9

%33,33

4

%14,81

8

%29,63
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%37,04)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Karma Dil Bilgisi B

3

%11,11

4

%14,81

1

%3,70
 

1

%3,70

18

%66,67
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%18,52)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B  

16

%59,26

2

%7,41
 

1

%3,70

8

%29,63
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%11,11)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C  

1

%3,70

19

%70,37

4

%14,81
 

3

%11,11
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%18,52)

Boş (%11,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ses Bilgisi - Karma E  

1

%3,70
 

3

%11,11

19

%70,37

4

%14,81
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%14,81)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

1

%3,70
 

5

%18,52

14

%51,85

2

%7,41

5

%18,52
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%29,63)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-16 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

19

%70,37
  

1

%3,70

3

%11,11

4

%14,81
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%14,81)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Büyük Harflerin Yazılışı E   

3

%11,11

5

%18,52

16

%59,26

3

%11,11
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%29,63)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül A

22

%81,48

2

%7,41
  

1

%3,70

2

%7,41
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%11,11)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Noktalama İşaretleri - Karma B

1

%3,70

18

%66,67

7

%25,93
 

1

%3,70
  

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

2

%7,41
  

2

%7,41

21

%77,78

2

%7,41
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%14,81)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle C   

7

%25,93
 

19

%70,37

1

%3,70
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%70,37)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma C   

27

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

16

%59,26

1

%3,70

2

%7,41

5

%18,52

1

%3,70

2

%7,41
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%33,33)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

25

%92,59

1

%3,70

1

%3,70
  

Doğru (%92,59)

Yanlış (%7,41)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E  

6

%22,22
 

4

%14,81

16

%59,26

1

%3,70
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%37,04)

Boş (%3,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%3,70
  

26

%96,30
   

Doğru (%96,30)

Yanlış (%3,70)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

22

%81,48

1

%3,70

1

%3,70

2

%7,41

1

%3,70
  

Doğru (%81,48)

Yanlış (%18,52)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

16

%59,26

8

%29,63
 

2

%7,41
 

1

%3,70
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%37,04)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

16

%59,26

1

%3,70

3

%11,11

1

%3,70

4

%14,81

2

%7,41
 

Doğru (%59,26)

Yanlış (%33,33)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

11

%40,74
   

15

%55,56

1

%3,70
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%40,74)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E   

4

%14,81
 

22

%81,48

1

%3,70
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%14,81)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

1

%3,70
 

4

%14,81

5

%18,52

13

%48,15

4

%14,81
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%37,04)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Cümle Yerleştirme D   

2

%7,41

23

%85,19
 

2

%7,41
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%7,41)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragraf-Başlık İlişkisi B

5

%18,52

17

%62,96
 

3

%11,11
 

2

%7,41
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%29,63)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D    

25

%92,59
 

2

%7,41
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

25

%92,59
 

1

%3,70

1

%3,70
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%3,70)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E   

1

%3,70
 

24

%88,89

2

%7,41
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%3,70)

Boş (%7,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

1

%3,70

18

%66,67

1

%3,70

3

%11,11

1

%3,70

3

%11,11
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%22,22)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

3

%11,11

11

%40,74

1

%3,70

3

%11,11

6

%22,22

3

%11,11
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%48,15)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B  

19

%70,37
 

5

%18,52
 

3

%11,11
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%18,52)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%3,70

2

%7,41
 

21

%77,78

1

%3,70

2

%7,41
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%14,81)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

1

%3,70
 

1

%3,70

22

%81,48

1

%3,70

2

%7,41
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%11,11)

Boş (%7,41)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Zaman Kavramı A

8

%29,63
 

4

%14,81

6

%22,22

5

%18,52

4

%14,81
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%55,56)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Anadolu’nun İlk Fatihleri B

1

%3,70

2

%7,41

2

%7,41

13

%48,15

6

%22,22

3

%11,11
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%81,48)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2

Avrupa'da Din Savaşlarından Modern
Devlete E

1

%3,70
   

22

%81,48

4

%14,81
 

Doğru (%81,48)

Yanlış (%3,70)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Sevr Antlaşması C  

1

%3,70

23

%85,19
 

1

%3,70

2

%7,41
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%7,41)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Millî Mücadele'de Cepheler A

15

%55,56

1

%3,70

1

%3,70

6

%22,22

2

%7,41

2

%7,41
 

Doğru (%55,56)

Yanlış (%37,04)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Doğa ve İnsan Etkileşimi E   

1

%3,70

1

%3,70

24

%88,89

1

%3,70
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%7,41)

Boş (%3,70)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri A

3

%11,11

2

%7,41

1

%3,70

4

%14,81

2

%7,41

15

%55,56
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%33,33)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de İç Kuvvetler D

2

%7,41

2

%7,41
 

9

%33,33

3

%11,11

11

%40,74
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%25,93)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Nüfus Piramitleri A

19

%70,37

1

%3,70

3

%11,11
 

1

%3,70

3

%11,11
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%18,52)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel
Özellikleri ve Etkileri D  

1

%3,70

4

%14,81

3

%11,11

3

%11,11

16

%59,26
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%29,63)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Felsefenin Anlamı D

1

%3,70
  

23

%85,19
 

3

%11,11
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%3,70)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C   

24

%88,89
  

3

%11,11
 

Doğru (%88,89)

Yanlış (%0,00)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E    

2

%7,41

23

%85,19

2

%7,41
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%7,41)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D    

23

%85,19

2

%7,41

2

%7,41
 

Doğru (%85,19)

Yanlış (%7,41)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları A

7

%25,93

8

%29,63
 

1

%3,70
 

11

%40,74
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%33,33)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Din ve İslam E

2

%7,41

3

%11,11

1

%3,70

1

%3,70

8

%29,63

12

%44,44
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%25,93)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

9

%33,33

2

%7,41

1

%3,70

2

%7,41

2

%7,41

11

%40,74
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%55,56)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Din ve Hayat D    

25

%92,59
 

2

%7,41
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar E

1

%3,70
 

2

%7,41
 

1

%3,70

23

%85,19
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%11,11)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 İslam ve Bilim D

1

%3,70

2

%7,41
   

24

%88,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%11,11)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş
veya Argümanı Sorgulama B  

1

%3,70
   

26

%96,30
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Sanat Felsefesi D    

1

%3,70
 

26

%96,30
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-24 Bilgi Felsefesi B      

27

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce
ve Argümanları C   

1

%3,70
  

26

%96,30
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri A

1

%3,70
    

26

%96,30
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,30)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Rasyonel Sayılar B  

11

%44,00

2

%8,00
  

12

%48,00
 

Doğru (%44,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Üslü ifadeler B

1

%4,00

2

%8,00

3

%12,00

1

%4,00
 

18

%72,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Köklü ifadeler B  

3

%12,00

1

%4,00

1

%4,00
 

20

%80,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-6 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

5

%20,00
   

1

%4,00

19

%76,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%76,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Çok Bilinmeyenki Denklemler C   

14

%56,00
  

11

%44,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

10

%40,00
 

6

%24,00
  

9

%36,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%24,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Tek ve Çift Sayılar C

4

%16,00

3

%12,00

8

%32,00

1

%4,00
 

9

%36,00
 

Doğru (%32,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%36,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 SAYILAR E

1

%4,00
   

14

%56,00

10

%40,00
 

Doğru (%56,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 SAYILAR E

1

%4,00

1

%4,00
 

2

%8,00
 

21

%84,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C   

5

%20,00

7

%28,00

1

%4,00

12

%48,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%32,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Sayı Basamakları D  

1

%4,00

2

%8,00

4

%16,00
 

18

%72,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%72,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C   

15

%60,00
  

10

%40,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler D

1

%4,00
  

7

%28,00
 

17

%68,00
 

Doğru (%28,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%68,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-17 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi C

1

%4,00
    

24

%96,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 FONKSİYONLAR B  

4

%16,00
   

21

%84,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözümü D    

1

%4,00
 

24

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Sayı Problemleri C

1

%4,00

1

%4,00

10

%40,00

1

%4,00

1

%4,00

11

%44,00
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Sayı Problemleri C   

4

%16,00
  

21

%84,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Grafik Problemleri D   

2

%8,00

12

%48,00
 

11

%44,00
 

Doğru (%48,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Yaş Problemleri A

18

%72,00
 

2

%8,00
  

5

%20,00
 

Doğru (%72,00)

Yanlış (%8,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Sayı Problemleri C   

4

%16,00

1

%4,00
 

20

%80,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Sayı Problemleri B  

3

%12,00

1

%4,00
  

21

%84,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri E  

3

%12,00
 

2

%8,00

9

%36,00

11

%44,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%44,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Sayı Problemleri E     

2

%8,00

23

%92,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

2

%8,00
    

23

%92,00
 

Doğru (%8,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 Sayı Problemleri B  

3

%12,00

1

%4,00
  

21

%84,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%84,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Sayı Problemleri C

1

%4,00

2

%8,00

9

%36,00
 

1

%4,00

12

%48,00
 

Doğru (%36,00)

Yanlış (%16,00)

Boş (%48,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER D      

25

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-31

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM
AÇILIMI D

1

%4,00
 

1

%4,00
 

1

%4,00

22

%88,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%12,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Basit Olayların Olasılıkları C  

1

%4,00
   

24

%96,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Üçgende Açılar E      

25

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ B  

3

%12,00
   

22

%88,00
 

Doğru (%12,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%88,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 ÖZEL ÜÇGENLER E      

25

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR C   

1

%4,00
  

24

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-34 ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER A

1

%4,00
    

24

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Eşkenar Dörtgen A

1

%4,00
    

24

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 Dikdörtgen B      

25

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Prizmalar C  

1

%4,00

4

%16,00
  

20

%80,00
 

Doğru (%16,00)

Yanlış (%4,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar E      

25

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar A

1

%4,00
    

24

%96,00
 

Doğru (%4,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,00)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

1

%4,76
 

6

%28,57

4

%19,05

2

%9,52

8

%38,10
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%42,86)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Kütle, Hacim ve Özkütle D  

1

%4,76

2

%9,52

2

%9,52

1

%4,76

15

%71,43
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%19,05)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E  

1

%4,76

2

%9,52

2

%9,52

1

%4,76

15

%71,43
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%23,81)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Düzlem Aynalar D  

1

%4,76
 

4

%19,05

1

%4,76

15

%71,43
 

Doğru (%19,05)

Yanlış (%9,52)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Mıknatıslar ve Manyetik Alan E

1

%4,76
 

1

%4,76
 

1

%4,76

18

%85,71
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%9,52)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması D

1

%4,76
 

3

%14,29

1

%4,76
 

16

%76,19
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%19,05)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Newton'un Hareket Yasaları C  

1

%4,76
 

2

%9,52

11

%52,38

7

%33,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Kimyanın Sembolik Dili D  

1

%4,76
  

1

%4,76

19

%90,48
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,52)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Periyodik Özellikler B  

2

%9,52
   

19

%90,48
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C   

1

%4,76
 

1

%4,76

19

%90,48
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%4,76)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sıvılar B   

1

%4,76
  

20

%95,24
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,76)

Boş (%95,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen
Hesaplamaları D    

1

%4,76

1

%4,76

19

%90,48
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%4,76)

Boş (%90,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP TYT 1

Okul İlçe İl Genel

357 936 936 999

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sıvılar E

2

%9,52
    

19

%90,48
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,52)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri E

1

%4,76
  

1

%4,76
 

19

%90,48
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,52)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Canlılardaki Temel Bileşikler C

4

%19,05

1

%4,76
   

16

%76,19
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%23,81)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E  

2

%9,52
 

4

%19,05

1

%4,76

14

%66,67
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%28,57)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D  

1

%4,76

1

%4,76

3

%14,29
 

16

%76,19
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%9,52)

Boş (%76,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Hücrenin Yapısı A

2

%9,52
    

19

%90,48
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı B  

5

%23,81
 

1

%4,76
 

15

%71,43
 

Doğru (%23,81)

Yanlış (%4,76)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hayvanlar C

2

%9,52

1

%4,76

1

%4,76

4

%19,05

3

%14,29

10

%47,62
 

Doğru (%4,76)

Yanlış (%47,62)

Boş (%47,62)
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