
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

1 0 DİLVİN YEGEN  MD 36 3 35,25 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 26 2 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 84 12 81,00 382,604 191

2 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 32 8 30,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 16 3 15,25 5 1 4,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 73 17 68,75 347,146 348

3 0 YELDA İŞBİLİR  MD 37 3 36,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 70 13 66,75 340,691 378

4 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 37 2 36,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 2 8,50 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 66 11 63,25 330,675 438

5 0 İBRAHİM KAFA  MD 35 5 33,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 2 11,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 66 11 63,25 330,138 442

6 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 32 7 30,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 1 14,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 66 14 62,50 327,734 451

7 0 DENİZ ŞENKAL  MD 36 3 35,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 18 2 17,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 66 17 61,75 325,570 471

8 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 34 6 32,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 1 9,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 64 13 60,75 322,693 490

9 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 33 6 31,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 15 3 14,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 65 19 60,25 320,868 501

10 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 38 1 37,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 1 10,75 61 4 60,00 319,960 506

11 0 MUSTAFA TEKER  MD 34 4 33,00 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 1 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 60 9 57,75 314,313 541

12 0 KÜBRA EFE  MD 33 4 32,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 13 4 12,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 62 18 57,50 312,978 548

13 0 SAMET BAYGIN  MD 34 4 33,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 9 2 8,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 60 15 56,25 309,530 571

14 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 37 2 36,50 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 11 1 10,75 2 2 1,50 1 2 0,50 59 13 55,75 307,937 584

15 0 DOĞA SOYLU  MD 35 3 34,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 59 15 55,25 306,438 602

16 0 BEGUM ULU  MD 32 8 30,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 17 3 16,25 59 17 54,75 304,700 607

17 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 31 7 29,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 58 16 54,00 302,728 624

18 0 HİLAL OZ N Lİ  MD 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 56 14 52,50 298,688 650

19 0 EBRAR KUL  MD 36 4 35,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 56 16 52,00 296,815 666

20 0 DİDEM SANCAK  MD 27 9 24,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 12 7 10,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 57 25 50,75 294,807 680

21 0 İLAYDA ÇINAR  MD 34 3 33,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 52 10 49,50 289,645 707

22 0 EZGİ ÇOKAL  MD 31 5 29,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 10 1 9,75 1 1 0,75 52 11 49,25 288,786 715

23 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 33 7 31,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 18 47,50 283,638 756

24 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 33 2 32,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 49 8 47,00 281,996 768

25 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 51 17 46,75 281,452 773

26 0 ÖZEN KILIÇ  MD 34 4 33,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 6 3 5,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 51 18 46,50 280,722 779

27 0 AZRA ÇELİK  MD 32 8 30,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 50 17 45,75 278,841 791

28 0 ŞEYMA SARI  MD 30 7 28,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 48 17 43,75 272,299 834

29 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 5 2,75 47 17 42,75 269,540 849
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

30 0 AÇELYA IŞILAK  MD 28 9 25,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 11 1 10,75 46 15 42,25 268,173 861

31 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 30 3 29,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 15 39,25 259,673 910

32 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 30 7 28,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 10 3 9,25 44 19 39,25 259,308 913

33 0 BERİL BAKIR  MD 30 10 27,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 44 21 38,75 258,474 920

34 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 29 10 26,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 45 31 37,25 254,167 935

35 0 NEHİR YILMAZ  MD 31 3 30,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 14 36,50 251,360 949

36 0 İREM BALIKÇI  MD 13 5 11,75 11 0 11,00 24 5 22,75 211,300 1092

37 0 ASLI PALA  MD 11 3 10,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 20 9 17,75 196,782 1127
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

1 0 DİLVİN YEGEN  MD 36 3 35,25 12 3 11,25 30 3 29,25 6 3 5,25 84 12 81,00 382,604 1 67 67 69 191

2 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU  MD 32 8 30,00 13 3 12,25 21 4 20,00 7 2 6,50 73 17 68,75 347,146 2 120 120 123 348

3 0 YELDA İŞBİLİR  MD 37 3 36,25 18 2 17,50 10 4 9,00 5 4 4,00 70 13 66,75 340,691 3 130 130 133 378

4 0 AYÇA GÜNEYHAN  MD 37 2 36,50 14 4 13,00 9 2 8,50 6 3 5,25 66 11 63,25 330,675 4 156 156 159 438

5 0 İBRAHİM KAFA  MD 35 5 33,75 16 2 15,50 12 2 11,50 3 2 2,50 66 11 63,25 330,138 5 157 157 160 442

6 0 VOLKAN GÖKTAŞ  MD 32 7 30,25 17 3 16,25 15 1 14,75 2 3 1,25 66 14 62,50 327,734 6 164 164 167 451

7 0 DENİZ ŞENKAL  MD 36 3 35,25 9 9 6,75 18 2 17,50 3 3 2,25 66 17 61,75 325,570 7 169 169 172 471

8 0 ELİF BAŞAK TEMEL  MD 34 6 32,50 17 1 16,75 10 1 9,75 3 5 1,75 64 13 60,75 322,693 8 176 176 179 490

9 0 TAHA ÇOKSEVER  MD 33 6 31,50 14 5 12,75 17 5 15,75 1 3 0,25 65 19 60,25 320,868 9 183 183 186 501

10 0 AYŞE NAZ TURAN  MD 38 1 37,75 12 2 11,50 11 1 10,75 61 4 60,00 319,960 10 185 185 188 506

11 0 MUSTAFA TEKER  MD 34 4 33,00 14 3 13,25 8 1 7,75 4 1 3,75 60 9 57,75 314,313 11 200 200 203 541

12 0 KÜBRA EFE  MD 33 4 32,00 14 6 12,50 13 4 12,00 2 4 1,00 62 18 57,50 312,978 12 201 201 204 548

13 0 SAMET BAYGIN  MD 34 4 33,00 14 5 12,75 9 2 8,50 3 4 2,00 60 15 56,25 309,530 13 206 206 209 571

14 0 İLAYDA GÖKKAYA  MD 37 2 36,50 8 6 6,50 11 1 10,75 3 4 2,00 59 13 55,75 307,937 14 214 214 217 584

15 0 DOĞA SOYLU  MD 35 3 34,25 11 5 9,75 10 1 9,75 3 6 1,50 59 15 55,25 306,438 15 220 220 223 602

16 0 BEGUM ULU  MD 32 8 30,00 10 6 8,50 17 3 16,25 59 17 54,75 304,700 16 223 223 226 607

17 0 NEHİR SÖNMEZ  MD 31 7 29,25 13 3 12,25 13 5 11,75 1 1 0,75 58 16 54,00 302,728 17 227 227 230 624

18 0 HİLAL OZ N Lİ  MD 35 5 33,75 12 6 10,50 6 2 5,50 3 1 2,75 56 14 52,50 298,688 18 235 235 238 650

19 0 EBRAR KUL  MD 36 4 35,00 12 6 10,50 6 2 5,50 2 4 1,00 56 16 52,00 296,815 19 240 240 243 666

20 0 DİDEM SANCAK  MD 27 9 24,75 9 4 8,00 12 7 10,25 9 5 7,75 57 25 50,75 294,807 20 243 243 246 680

21 0 İLAYDA ÇINAR  MD 34 3 33,25 12 5 10,75 4 0 4,00 2 2 1,50 52 10 49,50 289,645 21 252 252 255 707

22 0 EZGİ ÇOKAL  MD 31 5 29,75 10 4 9,00 10 1 9,75 1 1 0,75 52 11 49,25 288,786 22 255 255 258 715

23 0 KAAN DORUK ŞARMAN  MD 33 7 31,25 11 9 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 52 18 47,50 283,638 23 267 267 270 756

24 0 SUDE NAZ SELÇUK  MD 33 2 32,50 11 6 9,50 5 0 5,00 49 8 47,00 281,996 24 269 269 272 768

25 0 GÜLİN TAKTAŞ  MD 31 9 28,75 16 2 15,50 3 3 2,25 1 3 0,25 51 17 46,75 281,452 25 272 272 275 773

26 0 ÖZEN KILIÇ  MD 34 4 33,00 9 7 7,25 6 3 5,25 2 4 1,00 51 18 46,50 280,722 26 276 276 279 779

27 0 AZRA ÇELİK  MD 32 8 30,00 12 5 10,75 4 4 3,00 2 0 2,00 50 17 45,75 278,841 27 283 283 286 791

28 0 ŞEYMA SARI  MD 30 7 28,25 12 4 11,00 6 1 5,75 0 5 -1,25 48 17 43,75 272,299 28 296 296 299 834

29 0 CEYLİN ÖZCEYLAN  MD 34 6 32,50 9 6 7,50 4 5 2,75 47 17 42,75 269,540 29 301 301 304 849

30 0 AÇELYA IŞILAK  MD 28 9 25,75 7 5 5,75 11 1 10,75 46 15 42,25 268,173 30 303 303 306 861

31 0 ENNUR DEMİRTEPE  MD 30 3 29,25 7 4 6,00 4 6 2,50 2 2 1,50 43 15 39,25 259,673 31 318 318 321 910

32 0 BELİNAY NURBAŞ  MD 30 7 28,25 4 9 1,75 10 3 9,25 44 19 39,25 259,308 32 320 320 323 913

33 0 BERİL BAKIR  MD 30 10 27,50 9 8 7,00 2 1 1,75 3 2 2,50 44 21 38,75 258,474 33 325 325 328 920

34 0 CEYLİN GEÇKİN  MD 29 10 26,50 10 9 7,75 1 3 0,25 5 9 2,75 45 31 37,25 254,167 34 331 331 334 935

35 0 NEHİR YILMAZ  MD 31 3 30,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 2 0,50 40 14 36,50 251,360 35 337 337 340 949

36 0 İREM BALIKÇI  MD 13 5 11,75 11 0 11,00 24 5 22,75 211,300 36 379 379 383 1092

37 0 ASLI PALA  MD 11 3 10,25 9 6 7,50 20 9 17,75 196,782 37 391 391 395 1127
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR
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AROMAT TYT 2

268,173 74,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AÇELYA IŞILAK 120 46 15 59 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(861.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 303 303 306 861 % 74,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdEdbAdaAbDDBcBACCBBACEDC BBADdCcD  AE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBD Ae B  E    DabcD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBbA  A  ECEEBC   B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

196,782 97,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ASLI PALA 120 20 9 91 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 391 391 395 1127 % 97,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BeEC  CdCE  DDBB                      Ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEeCEdbe     DaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 1 0 10

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

330,675 37,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYÇA GÜNEYHAN 120 66 11 43 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 156 156 159 438 % 37,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEEC CEADDDBBaACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CcaEACE  eECADCDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  BCA C   E a BCd          E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BdA  c A  C     DD e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

319,960 43,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AYŞE NAZ TURAN 120 61 4 55 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 185 185 188 506 % 43,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABD dDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeD E C   CED ADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACB   AE  EdE  A B B E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

278,841 68,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
AZRA ÇELİK 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 283 283 286 791 % 68,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAbbbECcBDcCABBACBECDBECABDCdDCADEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAEddE  CEb ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE  eaeD     b           D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız          C         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

304,700 52,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BEGUM ULU 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 223 223 226 607 % 52,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDddCAEDAECDBDBCeBBcCBECeBECdBDCBDCcDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbeAEBC d CED AD eDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D DbCBC  A  BECE CA aAa EDA E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

259,308 79,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BELİNAY NURBAŞ 120 44 19 57 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 320 320 323 913 % 79,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBEeA   ECDBDBCcBBACBECeBcCcBDbdDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb eE dae dE  cD  Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACBC     e  a  A  AB EDA a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

258,474 79,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
BERİL BAKIR 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(920.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 325 325 328 920 % 79,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdaBECAcbeECDBDaCcBaACBECDBdCABDCBDaADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb AEeCdeDaE C DAdDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız               b        B  A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız E ca     C         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

254,167 80,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN GEÇKİN 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 331 331 334 935 % 80,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız cCDBbCA bbECDBDcCABaACBECeBECABDaBDCADcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaaecdCEbbaED ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız           a       c     d            B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  AcaebaA ea   ed CDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

269,540 73,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
CEYLİN ÖZCEYLAN 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 301 301 304 849 % 73,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDdECAcDbaCDBDBCABaACBECDBECABDCdDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDAEaCEAb     DbBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    c B   A  Bb c     bd   A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

325,570 40,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DENİZ ŞENKAL 120 66 17 37 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 169 169 172 471 % 40,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA DAECDBDBCcBBACBECeBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb eE dEAbCEDeAcAdDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 2 10 17,50 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 2 20 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAc BECEbCA   B EDA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dA     e        C eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

294,807 58,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİDEM SANCAK 120 57 25 38 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 243 243 246 680 % 58,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız E DBECAEDbECDBDaedBaACBECeB CbBD BDC Dcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb e  CE  CEDaAD  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 7 11 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACa  BAEdaEdEee    dB DA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAeB   ABCb e d CdDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

382,604 16,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DİLVİN YEGEN 120 84 12 24 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(191.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 67 67 69 191 % 16,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA DbECDBDBCABaACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAE C   CED ADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAECBEdEbCA BABBEDAAEBC eE C B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA B b A C    dA d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

306,438 52,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
DOĞA SOYLU 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 220 220 223 602 % 52,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaE EECACEAbDDBc ACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEAC B cEC baDaA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA  Ad     B   A       A      C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cd bb  d eCC    D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

296,815 57,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EBRAR KUL 120 56 16 48 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 240 240 243 666 % 57,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDbECDBDeCABBACBECDBECABDCBDCADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDeEcC e CbDCADAdDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A aC  A   ECE      d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız E  c   b C        bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

322,693 42,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF BAŞAK TEMEL 120 64 13 43 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 176 176 179 490 % 42,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdEECACEADDDBcBeCCBBAeEDCEBBADBCcDbDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEB  ECADbDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  D BCA     c EEB    B      AE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız c Ae      C    a*c C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

347,146 30,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ELİF ESMA AZİZOĞLU 120 73 17 30 68 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 120 120 123 348 % 30,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdeBECAEDAECDBDBCABacCBECDBdCABDCdDCADbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDe BCE DCED AeA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAd BECbbC D    EDA   CDaE   BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız    Bc  A CC  d  C DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

259,673 78,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ENNUR DEMİRTEPE 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 318 318 321 910 % 78,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CaB CAdDAECDBDBC  BbCBECDBECABD  DCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  b  EeCEc      DAdDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E b      b BE        dB b      b  e    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Ed       C         b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

288,786 61,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
EZGİ ÇOKAL 120 52 11 57 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 255 255 258 715 % 61,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDbECDBD CABB  BECcBECABDbBDCbDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  b   eCEc CEDCADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D  ACBa  AE B CE      B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız E  a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

281,452 66,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
GÜLİN TAKTAŞ 120 51 17 52 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 272 272 275 773 % 66,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEaEECAeEADDDBcBeCCcBACEDCdBBADdCADCDbE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACEB AECAD DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    a e      C  B    d             C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cb        Ca        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

298,688 56,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
HİLAL OZ N Lİ 120 56 14 50 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 235 235 238 650 % 56,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBECAdDeECDBDBeABBbCBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Ba AbcCEb CEDbADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACBa  A  cE    A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız b        CC        D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

330,138 38,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İBRAHİM KAFA 120 66 11 43 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 157 157 160 442 % 38,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAdDbECDBDcCABBACBECDBECABDaBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeDAEBC AbCED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E ACBa     aECE  A  AB  DA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dA     b C         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

289,645 61,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA ÇINAR 120 52 10 58 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 252 252 255 707 % 61,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBECeEDAECDBDc A BACBECDBECABDC DCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaA cC ADCEDaADAeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACB    E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız a        C    a    D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

307,937 50,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İLAYDA GÖKKAYA 120 59 13 48 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 214 214 217 584 % 50,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACE bDDBBdACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eB EAC  acd A  DCeeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BCA  A   CE  e   B  ED  A B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAa      Cd b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

211,300 94,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
İREM BALIKÇI 120 24 5 91 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1092.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 379 379 383 1092 % 94,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız B EddECACEbDDDBeBAe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 0 29 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCA  A   CEEB     A     A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

283,638 65,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KAAN DORUK ŞARMAN 120 52 18 50 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(756.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 267 267 270 756 % 65,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBcCecDbECDBDBCcBBACBECDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız eCeeEcCEbbCEDaADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACB   A   E E  b       A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız     c    C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

312,978 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
KÜBRA EFE 120 62 18 40 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 201 201 204 548 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBECA b  CDBDcCABBACBECDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCEeaCEDaADbeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız   bA BdD AE BE  b A BA  dDA E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız a  c     Ca       bD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

314,313 46,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
MUSTAFA TEKER 120 60 9 51 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 200 200 203 541 % 46,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdEECACdb DDBBB CCBBACEDCEBBAeBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEeC B  ECADCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DD BCA  d    EE         D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAD      C         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

302,728 54,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR SÖNMEZ 120 58 16 46 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(624.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 227 227 230 624 % 54,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız B ECdEeACE bDDBcBeCCBBACEDCEBBADBCADCeAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBaEAC e AECAD DCb D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  BCA  c b CEcBC D ddBED   E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız c         C         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

251,360 82,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
NEHİR YILMAZ 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(949.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 337 337 340 949 % 82,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECD  CA   ECDBDaCABBACBECDBcCABDbBDCAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız abDe a a   ED A   Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A             d    e Eb  E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  d    d  C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 2 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

280,722 67,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ÖZEN KILIÇ 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(779.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 276 276 279 779 % 67,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız  aEddECACEADDDBcBACC BACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bc EcC e eECAD DaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  aCA       bd        ED  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  Edc      C     bc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

309,530 49,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SAMET BAYGIN 120 60 15 45 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 206 206 209 571 % 49,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdaECACE  DDBBBACCBBACEDCEBBADdCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEAbEB dECADCDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız cD BCA  A     E     BdBE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız Bcdb c    C     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

272,299 72,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
ŞEYMA SARI 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 296 296 299 834 % 72,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız B ECEEeA EAbDDBB cCCBBceEeCEBBADBCADCDAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  cDEdC e eECAD DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCA       d B        D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız        e  b   d bb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

281,996 66,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
SUDE NAZ SELÇUK 120 49 8 63 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 269 269 272 768 % 66,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECc CACE DDDBc ACCBBACEDCEBBADBCADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEAC ab ECADCDae D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BCA                B D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

320,868 43,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
TAHA ÇOKSEVER 120 65 19 36 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 183 183 186 501 % 43,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba CaECACEebDDBcBeCCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız eBDEACEBDAdCAD eCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCA aA  cCEEBC    ABED         daAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cd        C      e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

327,734 39,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
VOLKAN GÖKTAŞ 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 164 164 167 451 % 39,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECE bACEdDDDBBBACCBBAecDCEBBADdCADCDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBeeECADCDCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  D B d CA  ECEEB  DAB BE    E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  d     c  Cb    D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

340,691 32,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MD  -  0
YELDA İŞBİLİR 120 70 13 37 66 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(378.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 130 130 133 378 % 32,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 37 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEECACEbDDDBBBACCBBbCEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBDeECADCDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız e EBCA CA  cCbE  b AB                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEA    b  C   eBDc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
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