
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 2 8,50 2 1 1,75 2 4 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 70 21 64,75 334,645 413

2 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 33 6 31,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 19 5 17,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 68 20 63,00 329,597 444

3 0 MİNA BÜTÜN  ME 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 19 2 18,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 67 25 60,75 322,327 492

4 0 TUBA YAKIN  ME 31 5 29,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 17 6 15,50 1 0 1,00 2 1 1,75 64 18 59,50 319,246 510

5 0 REŞİT ACAR  ME 34 2 33,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 8 8 6,00 3 0 3,00 3 3 2,25 4 0 4,00 2 1 1,75 64 21 58,75 318,120 517

6 0 IRMAK SEMERCİ  ME 33 3 32,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 1 12,75 1 0 1,00 60 5 58,75 316,634 524

7 0 NİSA AKSU  ME 35 5 33,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 15 1 14,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 15 58,25 314,786 536

8 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 33 6 31,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 7 12,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 64 24 58,00 314,408 539

9 0 HİLAL YILMAZ  ME 36 3 35,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 9 0 9,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 56 11 53,25 300,756 633

10 0 MERT ARSLAN  ME 34 5 32,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 11 2,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 58 23 52,25 297,946 655

11 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 34 6 32,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 0 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 55 15 51,25 294,232 683

12 0 BEYZA NUR AKAN  ME 32 5 30,75 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 0 10,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 54 13 50,75 293,108 686

13 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER ME 30 8 28,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 13 6 11,50 2 1 1,75 0 7 -1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 57 33 48,75 286,958 728

14 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 31 6 29,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 10 2 9,50 1 1 0,75 52 14 48,50 286,594 733

15 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 6 28,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 53 21 47,75 284,648 745

16 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 34 5 32,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 50 9 47,75 284,639 746

17 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 34 6 32,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 20 47,00 282,079 767

18 0 BEDRİYEASLAN  ME 28 7 26,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 8 2 7,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 51 18 46,50 281,628 772

19 0 SILA SÜZ  ME 25 8 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 4 7,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 51 18 46,50 281,127 775

20 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 51 18 46,50 281,035 777

21 0 AYŞE AYDIN  ME 29 3 28,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 13 45,75 279,129 789

22 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 2 8,50 1 0 1,00 1 2 0,50 50 20 45,00 276,584 807

23 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 35 5 33,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 48 17 43,75 272,458 832

24 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 7 27,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 8 6 6,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 51 31 43,25 271,963 837

25 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 32 4 31,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 6 5 4,75 46 12 43,00 270,294 844

26 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 33 3 32,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 43 4 42,00 267,375 867

27 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  ME 33 4 32,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 4 3,00 1 0 1,00 46 16 42,00 267,337 868

28 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 28 10 25,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 47 24 41,00 265,035 881

29 0 DİLBER BAYRAM  ME 31 6 29,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 15 40,25 262,422 891
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

30 0 CANSU AKAR  ME 29 11 26,25 1 4 0,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 46 26 39,50 260,340 906

31 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 30 9 27,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 5 2 4,50 44 18 39,50 260,110 908

32 0 MELİSA HATAY  ME 30 5 28,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 3 1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 42 11 39,25 259,348 912

33 0 BERFİN GÖK  ME 29 11 26,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 5 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 47 32 39,00 259,277 915

34 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 23 13 19,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 45 24 39,00 258,946 916

35 0 BERAT DEMİRCAN  ME 32 6 30,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 42 22 36,50 251,367 948

36 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 32 5 30,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 41 19 36,25 250,367 953

37 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 6 2 5,50 41 22 35,50 248,536 963

38 0 KADİR DENİZLİ  ME 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 42 26 35,50 248,519 964

39 0 BERKAY KARABACAK  ME 29 9 26,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 20 35,00 247,057 971

40 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 29 8 27,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 38 16 34,00 244,030 985

41 0 KAAN ARIKAN  ME 27 9 24,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 35 15 31,25 235,931 1015

42 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 25 12 22,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 32 24 26,00 220,566 1062

43 0 ADİLE UĞURLU  ME 19 7 17,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 14 23,50 213,609 1081

44 0 BERFİN AKAR  ME 19 12 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 30 19,50 201,884 1117

45 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 15 23 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 26 32 18,00 197,545 1125

46 0 ARDA KELEŞ  ME 14 10 11,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 17 14,75 187,875 1136
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 37 3 36,25 16 4 15,00 11 3 10,25 6 11 3,25 70 21 64,75 334,645 1 143 143 146 413

2 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 33 6 31,50 11 7 9,25 20 5 18,75 4 2 3,50 68 20 63,00 329,597 2 159 159 162 444

3 0 MİNA BÜTÜN  ME 34 6 32,50 11 8 9,00 20 5 18,75 2 6 0,50 67 25 60,75 322,327 3 177 177 180 492

4 0 TUBA YAKIN  ME 31 5 29,75 13 6 11,50 17 6 15,50 3 1 2,75 64 18 59,50 319,246 4 187 187 190 510

5 0 REŞİT ACAR  ME 34 2 33,50 10 7 8,25 11 8 9,00 9 4 8,00 64 21 58,75 318,120 5 190 190 193 517

6 0 IRMAK SEMERCİ  ME 33 3 32,25 13 1 12,75 13 1 12,75 1 0 1,00 60 5 58,75 316,634 6 192 192 195 524

7 0 NİSA AKSU  ME 35 5 33,75 12 6 10,50 15 2 14,50 0 2 -0,50 62 15 58,25 314,786 7 196 196 199 536

8 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 33 6 31,50 15 5 13,75 14 8 12,00 2 5 0,75 64 24 58,00 314,408 8 199 199 202 539

9 0 HİLAL YILMAZ  ME 36 3 35,25 8 6 6,50 9 0 9,00 3 2 2,50 56 11 53,25 300,756 9 230 230 233 633

10 0 MERT ARSLAN  ME 34 5 32,75 14 4 13,00 7 12 4,00 3 2 2,50 58 23 52,25 297,946 10 237 237 240 655

11 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 34 6 32,50 13 5 11,75 8 0 8,00 0 4 -1,00 55 15 51,25 294,232 11 246 246 249 683

12 0 BEYZA NUR AKAN  ME 32 5 30,75 11 6 9,50 10 0 10,00 1 2 0,50 54 13 50,75 293,108 12 247 247 250 686

13 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER ME 30 8 28,00 10 6 8,50 15 7 13,25 2 12 -1,00 57 33 48,75 286,958 13 258 258 261 728

14 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 31 6 29,50 10 5 8,75 10 2 9,50 1 1 0,75 52 14 48,50 286,594 14 259 259 262 733

15 0 ÖZNUR SALTIK  ME 30 6 28,50 11 6 9,50 9 4 8,00 3 5 1,75 53 21 47,75 284,648 15 262 262 265 745

16 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 34 5 32,75 11 3 10,25 3 1 2,75 2 0 2,00 50 9 47,75 284,639 16 263 263 266 746

17 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 34 6 32,50 9 8 7,00 8 4 7,00 1 2 0,50 52 20 47,00 282,079 17 268 268 271 767

18 0 BEDRİYEASLAN  ME 28 7 26,25 10 7 8,25 8 2 7,50 5 2 4,50 51 18 46,50 281,628 18 271 271 274 772

19 0 SILA SÜZ  ME 25 8 23,00 14 3 13,25 10 6 8,50 2 1 1,75 51 18 46,50 281,127 19 273 273 276 775

20 0 RÜMEYSA KAYA  ME 29 9 26,75 12 5 10,75 8 3 7,25 2 1 1,75 51 18 46,50 281,035 20 275 275 278 777

21 0 AYŞE AYDIN  ME 29 3 28,25 10 4 9,00 6 3 5,25 4 3 3,25 49 13 45,75 279,129 21 282 282 285 789

22 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 11 8 9,00 9 2 8,50 2 2 1,50 50 20 45,00 276,584 22 289 289 292 807

23 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 35 5 33,75 11 9 8,75 2 3 1,25 48 17 43,75 272,458 23 294 294 297 832

24 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 7 27,25 8 9 5,75 8 7 6,25 6 8 4,00 51 31 43,25 271,963 24 298 298 301 837

25 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 32 4 31,00 8 3 7,25 6 5 4,75 46 12 43,00 270,294 25 300 300 303 844

26 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 33 3 32,25 10 1 9,75 43 4 42,00 267,375 26 304 304 307 867

27 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  ME 33 4 32,00 8 8 6,00 5 4 4,00 46 16 42,00 267,337 27 305 305 308 868

28 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 28 10 25,50 9 8 7,00 7 3 6,25 3 3 2,25 47 24 41,00 265,035 28 310 310 313 881

29 0 DİLBER BAYRAM  ME 31 6 29,50 7 6 5,50 5 2 4,50 1 1 0,75 44 15 40,25 262,422 29 313 313 316 891

30 0 CANSU AKAR  ME 29 11 26,25 12 6 10,50 3 4 2,00 2 5 0,75 46 26 39,50 260,340 30 316 316 319 906

31 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 30 9 27,75 9 7 7,25 5 2 4,50 44 18 39,50 260,110 31 317 317 320 908

32 0 MELİSA HATAY  ME 30 5 28,75 7 4 6,00 5 2 4,50 42 11 39,25 259,348 32 319 319 322 912

33 0 BERFİN GÖK  ME 29 11 26,25 9 10 6,50 5 6 3,50 4 5 2,75 47 32 39,00 259,277 33 321 321 324 915

34 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 23 13 19,75 13 5 11,75 8 4 7,00 1 2 0,50 45 24 39,00 258,946 34 322 322 325 916

35 0 BERAT DEMİRCAN  ME 32 6 30,50 7 10 4,50 2 4 1,00 1 2 0,50 42 22 36,50 251,367 35 336 336 339 948

36 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 32 5 30,75 8 9 5,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 41 19 36,25 250,367 36 340 340 343 953

37 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 11 9 8,75 6 2 5,50 41 22 35,50 248,536 37 343 343 346 963

38 0 KADİR DENİZLİ  ME 29 10 26,50 8 11 5,25 4 3 3,25 1 2 0,50 42 26 35,50 248,519 38 344 344 347 964

39 0 BERKAY KARABACAK  ME 29 9 26,75 7 5 5,75 3 4 2,00 1 2 0,50 40 20 35,00 247,057 39 347 347 350 971

40 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 29 8 27,00 9 8 7,00 38 16 34,00 244,030 40 352 352 355 985

41 0 KAAN ARIKAN  ME 27 9 24,75 5 5 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 35 15 31,25 235,931 41 361 361 364 1015

42 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 25 12 22,00 6 8 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 32 24 26,00 220,566 42 374 374 378 1062

43 0 ADİLE UĞURLU  ME 19 7 17,25 5 5 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 27 14 23,50 213,609 43 376 376 380 1081

44 0 BERFİN AKAR  ME 19 12 16,00 7 9 4,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 27 30 19,50 201,884 44 388 388 392 1117

45 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 15 23 9,25 11 9 8,75 26 32 18,00 197,545 45 390 390 394 1125

46 0 ARDA KELEŞ  ME 14 10 11,50 4 5 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 17 14,75 187,875 46 393 393 397 1136
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR
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AROMAT TYT 2

213,609 93,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 27 14 79 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1081.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 376 376 380 1081 % 93,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız   aBceA b EC BDBC  BbCeECeB C BD  DC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B adE  E bC     A aa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A                            a  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız d        C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

272,458 72,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 48 17 55 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 294 294 297 832 % 72,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBaCAEDbECDBDBCABBACBECDBcCABDCBDCADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaeEcCEebCEedADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız aEcA a                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

187,875 98,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA KELEŞ 120 19 17 84 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1136.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 393 393 397 1136 % 98,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECa ECeED ECDBDdCAc     C         bbecad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız aC AEedcAb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız             a                   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız               e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 0 3 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

267,337 75,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYBÜKE ÖZDENLİ 120 46 16 58 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 305 305 308 868 % 75,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECcCEebDDBcBACCBBACE CEBBADBCADCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız beDbAd    ECADeDabeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    aC   A  d dE         Da     D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

279,129 68,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 49 13 58 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(789.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 282 282 285 789 % 68,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CDB C    ECcBDBC BBACBEeeBECABDCB CADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B eeE C  b ED ADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACaa     BE           DA d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dd B  E  C  b      D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

281,628 66,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 271 271 274 772 % 66,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EeaBECAE eECDBDeCe BACBECeBEC BDdBDCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız dbaA adE DCED ADbBDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACa    ECBaC                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız    a    BCC   cAC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

251,367 82,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 42 22 56 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(948.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 336 336 339 948 % 82,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECeED ECDBDcCABaACeECDaECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ebcec CEebaEb ADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A     c ae             A        d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız   cc               D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

201,884 96,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERFİN AKAR 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 388 388 392 1117 % 96,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBEad b EecBDea aBA dECDB beB C DCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbbAEBdde Cb  A bBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ca       a      c  d d   d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız    d      C        b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

259,277 79,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERFİN GÖK 120 47 32 41 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(915.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 321 321 324 915 % 79,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız daDeECAEDeECDBDeCABBbCcECDBceABDCBDdADaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız abDebcCEAbCbb ADeBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  Ea Caa Bb            d   A     D  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız    a     Ca   dAeCeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

247,057 84,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 347 347 350 971 % 84,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız cCaBEbA D EbDBDBCABBbCBECeBECABDedDCADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cb AE CE b     DAdDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız      B D cb c         d  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız          C        ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

293,108 59,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 54 13 53 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 247 247 250 686 % 59,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eDECE CACEAbDDBBBeCCBB CEeCEBBADd ADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  B bAdEcabECAb DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 0 20 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  BCA CA    EE      A E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  b        C     e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

286,594 63,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 52 14 54 48 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(733.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 259 259 262 733 % 63,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECE CACE bDDBBBAaCBabCEeCEBBADB ADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bB EedE bc  AD DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA   BCdC  B    d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız     Ec              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

260,340 78,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
CANSU AKAR 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 316 316 319 906 % 78,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECdECdCEAeDDBcceCCBBACEeCEBBADcCADCDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız babEcCEB AbCAD DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    a A       EEe    d   c               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdd   d   C     Db  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 2 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

262,422 77,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 44 15 61 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 313 313 316 891 % 77,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBdCA b E DBDeCABBACBECeBECABDCBDCbDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Ba  bBd   C D AebBDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E   B D    e         a  D         C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız   c      C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

250,367 82,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 41 19 60 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(953.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 340 340 343 953 % 82,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaeECAEDeECDBDcCA B CBECDBcCABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbee cdEb CED ADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A      d d                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  dc      e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

260,110 78,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(908.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 317 317 320 908 % 78,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECdcD cCDBDeCeBBACBEeeBECABDCBcCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDeEcdEc CE   cABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACBC      E d      d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

258,946 79,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 45 24 51 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(916.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 322 322 325 916 % 79,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBbCA   EeDeDcCdaaACBECcBdCABDedDaADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cCDAE CEe CEDdcDABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız c  ACB       b d  A  AdBED              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız d  c     C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

282,079 66,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 268 268 271 767 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBcCAEbeECDBDBbABBACBECDBECABbCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDAEcb c CdD ADbeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız b  ACBCD    eE   a       DA  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız       E  e        b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

270,294 73,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 46 12 62 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 300 300 303 844 % 73,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECadECAEb ECDBDBC cBACBECDBECABDC DCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız eb  E C A  E   DABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız Db ACBC a a    d        E   a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

300,756 54,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 56 11 53 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(633.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 230 230 233 633 % 54,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdEECAC ADDDBBBACCBBbCEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ec EAC   cECA  DabBa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 0 21 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 0 31 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCAD     CEEB                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  d c      C     DD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

197,545 97,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 26 32 62 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 390 390 394 1125 % 97,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 23 2 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEbdbacaccDDDeBBdaCBBdbdDbaBebbcCAabD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bcDEACadbAECADbDabeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

271,963 72,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 298 298 301 837 % 72,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECdECACEbbDDBBBcCCBaACEeCEBBAD C DCD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  ceEACacebaCA  DaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  aEBCAD  c E dcB    Bd     c      d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cbA  BE  BC a daDbda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

316,634 45,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 60 5 55 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(524.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 192 192 195 524 % 45,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  CDBECAEDbECDBDaCA BACBECeBECABDC DCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B DA BC   CdD ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D DACB   Ad  EC   A BA   DA             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız          C          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

334,645 35,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 70 21 29 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 143 143 146 413 % 35,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BeECEbCACEAbDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBaEACEBDbdCADCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  DEBC D AB E d       d      E  aE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAcce Ac eCdA dabCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

235,931 87,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 35 15 70 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 361 361 364 1015 % 87,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEd  CACa bDDBBBdCCBBAaEeCbBBADdbADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  c cAb B A CA    ee      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    B A  A                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

248,519 83,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KADİR DENİZLİ 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 344 344 347 964 % 83,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECc CACEebDDBBBdaCBBcCEeCEBBADBCcDCDAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bccEAdEB ecCADdeabeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız a    A Ce                   E     Cb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dbA                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

259,348 78,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 42 11 67 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(912.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 319 319 322 912 % 78,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECc CAC   cD BBACCBBACEeCEBBAbBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız Ca E       CAD DebeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEa                 A     c    E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

297,946 56,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 58 23 39 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 237 237 240 655 % 56,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECa CACEcDDDBBBACCBBbCEDCEBBADBCdDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEAC BbbEeAD DaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 11 14 2,25 % 8

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 7 12 21 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbdaCecdA  c Eb     d  bD  c   D  dE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız   d E     C   d D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

265,035 76,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 47 24 49 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(881.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 310 310 313 881 % 76,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEaadCACEbbDDBBBeCCBBcCEeC BBADcC DCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ecaEeCEB dE Ae DeeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BCA     d E B        D  dE     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız d  c      CC    De  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

322,327 42,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİNA BÜTÜN 120 67 25 28 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 177 177 180 492 % 42,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEaEECACEAbDDBcBcCCBBACEDCEBBdDBbADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bdaEACEcbAbCAD DaeBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCADaA CECEEBC  ABABdD     da  Cc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  E c      Ca  eab d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

314,786 46,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 62 15 43 58 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 196 196 199 536 % 46,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEdeACEADDDBcaACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  caEACEe dECADaDaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EaC   A   CEEBC   B BEDB A       c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız           e     a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

294,232 59,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 55 15 50 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 246 246 249 683 % 59,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEebDDBeBACCBBACEeCcBBADBCbDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBeEAdEB cECAa DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız   EBCA       EEB                  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  b        e     ce  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

276,584 69,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 289 289 292 807 % 69,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdE CAdE  DDBcBdeCBBACEDCEB ADdeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBbEACE ebECbDbDCbdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    aCA     ECa B    B  ED  A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız B             da D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

284,648 64,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 262 262 265 745 % 64,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAbDeECDBDBec BbCBECeB CABD BDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız daDeEBCEe CE  ADbBDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    ACB  c   eabE  A  A   D      D  C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız aAad     C    B   bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

318,120 44,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 64 21 35 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 190 190 193 517 % 44,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAE  E D DBCABBACBECDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız eeDAEaCEebC D  ebBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DdcAdaa e  CB  db     BB D   B  DE   B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADB bcABC  A   C eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

281,035 67,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 275 275 278 777 % 67,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECaECeCabbDDBeBACCBBACEeCEBBADB ADCDb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bccEACb bAECA  DCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCc   B   aEB    e      A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız           C     Dc  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

314,408 46,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 64 24 32 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 199 199 202 539 % 46,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAdb ECDBDcCdBcACBECDBECABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCdADCEDadDABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız e cA BCa A CaE E  A BAB EDAcad         b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız a    dcd C        aD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

281,127 67,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 51 18 51 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 273 273 276 775 % 67,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız E aBcC EDbECDBDBCeBBACBEeeB CAdD  DCdD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCeAEBCEA  E eADABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E A BC aAc  aC       d  DA   bDD  d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Ed        C         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

286,958 63,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 57 33 30 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 258 258 261 728 % 63,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdc CACE bDDBcBeCCBBACEeCEBBADBacDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bc EeaE  AECAD DCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 6 11 11,50 % 38

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  D aCA CcaC CaE     dABED  AEa Dc C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dbdbccdA dCd   dc  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

319,246 44,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 187 187 190 510 % 44,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEdaECACEbDDDBcBACCBBACEDCdBBADBC  CD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBaEACEBbdECeD DaAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D bBCA CAB ECaEBee  ddBEDBAA            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  E              DcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

284,639 64,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 50 9 61 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(746.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 263 263 266 746 % 64,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACE bDDBBBcCCBBACEeCEBBbDBCADCDAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız b    CEe  ECADeDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız     C                   D  A      d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız           C     D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

248,536 83,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 41 22 57 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 343 343 346 963 % 83,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEC  abCE eDeBBac CBaACEDCcBBAbdCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bccEebEBbAECADdDCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    BaA CA  E a      B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

244,030 85,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 38 16 66 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 352 352 355 985 % 85,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBcbAd  ECDBDBbABBACBECDBcCABDCdDbADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cCDAbad bbCED AeAeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

267,375 75,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 43 4 73 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(867.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 304 304 307 867 % 75,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBcC E  ECDBDBCABBACBECeB CcBDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B  A  CE  CED  D BDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

220,566 91,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1062.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 374 374 378 1062 % 91,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdcEaAdE  cDBdeACCdBACEeCdB ADdCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız a aEAddd  dCAD ea  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız      A         e    d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız d   b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

329,597 38,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 68 20 32 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 159 159 162 444 % 38,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 46 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBaebdD ECDBDBCABBACBEeDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAdcCEA CED eDAdDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAEbBdCEb   BdB aD AE C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA ac    C         D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
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