
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

1 0 TUBA YAKIN  ME 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 8 4 7,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 59 19 54,25 302,218 3634

2 0 SILA SÜZ  ME 25 11 22,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 10 1 9,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 16 51,00 293,158 3988

3 13043 TALHA KARAKOÇ  ME 27 13 23,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 53 24 47,00 281,103 4483

4 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 25 14 21,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 53 26 46,50 279,735 4532

5 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 50 17 45,75 277,100 4622

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 12 23,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 50 19 45,25 275,685 4673

7 0 İPEK GÜNBAY  ME 27 11 24,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 5 5,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 3 0,25 52 27 45,25 275,503 4684

8 0 FATİH KURT  ME 28 10 25,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 49 19 44,25 272,480 4815

9 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 26 11 23,25 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 11 5 9,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 51 28 44,00 271,918 4843

10 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 27 7 25,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 13 43,75 270,863 4884

11 13129 HİLAL YILMAZ  ME 27 7 25,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 47 13 43,75 270,833 4888

12 0 RÜMEYSA KAYA  ME 27 8 25,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 45 12 42,00 265,580 5128

13 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 25 12 22,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 6 8 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 48 29 40,75 262,295 5253

14 0 ALPERENENENGÜRAKANAN ME 26 11 23,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 3 3,25 45 18 40,50 261,288 5295

15 13051 KAYRA HOROZLAR  ME 21 12 18,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 44 21 38,75 256,685 5466

16 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 23 17 18,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 45 27 38,25 255,208 5535

17 13166 ÖZNUR SALTIK  ME 23 14 19,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 9 4 8,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 25 37,75 253,450 5594

18 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 20 12 17,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 4 5,00 42 18 37,50 253,040 5610

19 13141 ÖMER G *EÇ  ME 20 17 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 42 24 36,00 248,673 5799

20 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 11 21,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 40 18 35,50 246,438 5888

21 0 KAAN KARAKAŞ  ME 22 10 19,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 15 35,25 245,950 5904

22 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 12 21,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 6 4,50 0 1 -0,25 42 27 35,25 245,715 5913

23 13143 BERAT DEMİRCAN  ME 24 13 20,75 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 41 24 35,00 245,033 5944

24 0 REŞİT ACAR  ME 16 18 11,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 0 1,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 44 41 33,75 242,490 6038

25 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 14 18,50 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 239,970 6120

26 0 SARENUR KATLANÇ  ME 22 7 20,25 4 0 4,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 11 33,25 239,763 6127

27 0 BEDRİYEASLAN  ME 19 14 15,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 1 2 0,50 1 0 1,00 38 23 32,25 237,440 6197

28 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 7 16,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 13 30,75 232,813 6356

29 0 LORİN CANİK  ME 23 11 20,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 34 18 29,50 228,458 6507

                                                1 / 2



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,27 9,75 21,83 3,04 0,83 2,83 2,73 0,71 2,55 3,42 0,62 3,27 3,53 0,57 3,39 0,02 0,01 0,02 11,83 4,01 10,83 2,32 0,70 2,14 1,93 1,59 1,54 2,37 1,23 2,07 1,70 1,38 1,35 57,1621,40 51,82 295,590

Okul Ortalaması 25,73 9,95 23,24 3,34 0,93 3,11 2,95 0,86 2,73 3,66 0,70 3,48 3,74 0,51 3,62 0,03 0,03 0,02 10,29 3,96 9,30 1,68 0,56 1,54 1,73 1,67 1,31 1,86 1,27 1,54 1,63 1,35 1,29 56,6421,79 51,18 293,700

KATILIMLAR

30 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 10 20,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 14 29,50 228,415 6508

31 13088 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 15 15,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 27 29,25 228,403 6510

32 0 YİĞİT FİLİZ  ME 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 47 73 28,75 226,263 6589

33 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 22 8 20,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 14 28,50 225,490 6613

34 13161 MELİSA HATAY  ME 24 13 20,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 24 28,00 223,943 6648

35 13070 AYŞE AYDIN  ME 17 6 15,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 29 13 25,75 217,800 6831

36 0 ZELAL USLU  ME 23 6 21,50 3 0 3,00 1 2 0,50 27 8 25,00 214,705 6911

37 0 EFE ALTAN  ME 19 18 14,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 33 41 22,75 208,770 7047

38 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 17 12 14,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 27 18 22,50 208,120 7061

39 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 12 4 11,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 23 8 21,00 203,990 7145

40 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 11 8,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 22 27 15,25 187,003 7447

41 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 13 20 8,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 23 42 12,50 178,710 7546
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR

1 0 TUBA YAKIN  ME 31 9 28,75 15 4 14,00 10 6 8,50 3 0 3,00 59 19 54,25 302,218 1 178 189 235 3634

2 0 SILA SÜZ  ME 25 11 22,25 16 2 15,50 13 2 12,50 1 1 0,75 55 16 51,00 293,158 2 204 217 267 3988

3 13043 TALHA KARAKOÇ  ME 27 13 23,75 16 3 15,25 3 5 1,75 7 3 6,25 53 24 47,00 281,103 3 247 263 321 4483

4 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 25 14 21,50 15 5 13,75 10 5 8,75 3 2 2,50 53 26 46,50 279,735 4 252 268 327 4532

5 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 16 1 15,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 50 17 45,75 277,100 5 259 275 334 4622

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 12 23,00 16 2 15,50 7 3 6,25 1 2 0,50 50 19 45,25 275,685 6 261 278 337 4673

7 0 İPEK GÜNBAY  ME 27 11 24,25 15 3 14,25 8 5 6,75 2 8 0,00 52 27 45,25 275,503 7 262 280 339 4684

8 0 FATİH KURT  ME 28 10 25,50 16 4 15,00 0 1 -0,25 5 4 4,00 49 19 44,25 272,480 8 271 289 349 4815

9 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 26 11 23,25 11 6 9,50 11 5 9,75 3 6 1,50 51 28 44,00 271,918 9 275 293 353 4843

10 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 27 7 25,25 13 3 12,25 6 1 5,75 1 2 0,50 47 13 43,75 270,863 10 281 299 359 4884

11 13129 HİLAL YILMAZ  ME 27 7 25,25 14 2 13,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 47 13 43,75 270,833 11 282 300 360 4888

12 0 RÜMEYSA KAYA  ME 27 8 25,00 12 3 11,25 6 0 6,00 0 1 -0,25 45 12 42,00 265,580 12 300 319 385 5128

13 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 25 12 22,00 14 5 12,75 6 9 3,75 3 3 2,25 48 29 40,75 262,295 13 309 329 396 5253

14 0 ALPERENENENGÜRAKANAN ME 26 11 23,25 15 4 14,00 4 3 3,25 45 18 40,50 261,288 14 314 335 402 5295

15 13051 KAYRA HOROZLAR  ME 21 12 18,00 18 1 17,75 4 4 3,00 1 4 0,00 44 21 38,75 256,685 15 328 350 418 5466

16 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 23 17 18,75 16 4 15,00 2 3 1,25 4 3 3,25 45 27 38,25 255,208 16 331 354 422 5535

17 13166 ÖZNUR SALTIK  ME 23 14 19,50 12 5 10,75 9 4 8,00 0 2 -0,50 44 25 37,75 253,450 17 334 359 427 5594

18 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 20 12 17,00 16 2 15,50 6 4 5,00 42 18 37,50 253,040 18 335 360 428 5610

19 13141 ÖMER G *EÇ  ME 20 17 15,75 15 3 14,25 7 4 6,00 42 24 36,00 248,673 19 352 378 448 5799

20 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 11 21,25 12 5 10,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 40 18 35,50 246,438 20 358 386 456 5888

21 0 KAAN KARAKAŞ  ME 22 10 19,50 12 3 11,25 4 1 3,75 1 1 0,75 39 15 35,25 245,950 21 362 390 460 5904

22 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 12 21,00 12 8 10,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 42 27 35,25 245,715 22 363 392 462 5913

23 13143 BERAT DEMİRCAN  ME 24 13 20,75 14 3 13,25 1 3 0,25 2 5 0,75 41 24 35,00 245,033 23 366 395 465 5944

24 0 REŞİT ACAR  ME 16 18 11,50 15 4 14,00 8 5 6,75 5 14 1,50 44 41 33,75 242,490 24 374 404 474 6038

25 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 14 18,50 14 1 13,75 2 0 2,00 0 4 -1,00 38 19 33,25 239,970 25 383 414 486 6120

26 0 SARENUR KATLANÇ  ME 22 7 20,25 11 1 10,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 36 11 33,25 239,763 26 384 415 487 6127

27 0 BEDRİYEASLAN  ME 19 14 15,50 10 4 9,00 7 3 6,25 2 2 1,50 38 23 32,25 237,440 27 390 422 496 6197

28 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 7 16,25 13 4 12,00 1 0 1,00 2 2 1,50 34 13 30,75 232,813 28 397 432 507 6356

29 0 LORİN CANİK  ME 23 11 20,25 8 6 6,50 3 1 2,75 34 18 29,50 228,458 29 410 445 525 6507

30 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 10 20,50 8 3 7,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 33 14 29,50 228,415 30 411 446 526 6508

31 13088 EBRU ELMASOĞLU  ME 19 15 15,25 11 5 9,75 4 4 3,00 2 3 1,25 36 27 29,25 228,403 31 412 447 527 6510

32 0 YİĞİT FİLİZ  ME 25 15 21,25 8 12 5,00 6 34 -2,50 8 12 5,00 47 73 28,75 226,263 32 419 455 536 6589

33 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 22 8 20,00 8 3 7,25 1 1 0,75 1 2 0,50 32 14 28,50 225,490 33 422 458 539 6613

34 13161 MELİSA HATAY  ME 24 13 20,75 4 7 2,25 4 4 3,00 2 0 2,00 34 24 28,00 223,943 34 425 462 543 6648

35 13070 AYŞE AYDIN  ME 17 6 15,50 7 3 6,25 3 1 2,75 2 3 1,25 29 13 25,75 217,800 35 434 473 555 6831

36 0 ZELAL USLU  ME 23 6 21,50 4 2 3,50 27 8 25,00 214,705 36 437 476 559 6911

37 0 EFE ALTAN  ME 19 18 14,50 10 5 8,75 1 1 0,75 3 17 -1,25 33 41 22,75 208,770 37 449 491 575 7047

38 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 17 12 14,00 7 2 6,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 27 18 22,50 208,120 38 450 492 576 7061

39 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 12 4 11,00 9 1 8,75 2 3 1,25 23 8 21,00 203,990 39 452 496 583 7145

40 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 11 8,25 9 6 7,50 0 4 -1,00 2 6 0,50 22 27 15,25 187,003 40 465 512 606 7447

41 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 13 20 8,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 2 8 0,00 23 42 12,50 178,710 41 469 517 612 7546
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1 473 529 626 8015

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,3 9,8 21,83 12,7 2,8 12,06 14,2 4,7 12,97 6,0 4,2 4,95 57,2 21,4 51,81 295,590

Okul Ortalaması 25,7 10,0 23,24 13,7 3,0 12,96 12,0 4,5 10,84 5,2 4,3 4,14 56,6 21,8 51,18 293,700

KATILIMLAR
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FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

187,003 92,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 465 512 606 7447 % 92,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız  ECC e  D dEbcEaD  Ad Da    ac aE a A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız Bdec bD  ABeCdBDC  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız cca       d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız beA  d b      A b  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 4 6 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 3 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

261,288 66,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPERENENENGÜRAKANAN 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 314 335 402 5295 % 66,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBDAC Dc ddEDDAAADBEEeCdeBBEcacEC CBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdABeEDbDBBCECd CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CdEBCdc                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 5 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

255,208 69,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 45 27 48 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 331 354 422 5535 % 69,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 17 0 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCcEBDACcbcdebEDeAAADBEEdbCDBaceaDaCDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eDEBdBAdDaDBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız e  B e  d  A                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ed C  A E   b E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

217,800 85,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13070
AYŞE AYDIN 120 29 13 78 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 434 473 555 6831 % 85,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  C a DAC bd AEEDDd   aEEBCC         DDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e  BA  b  DBBeE   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CcE                             D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız  dC a e     D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 10 3 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

237,440 77,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 38 23 59 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 390 422 496 6197 % 77,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız  cCC C Bc  EDcEcbDbAdADBEE C DBaEbbcDeec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC      dBDCcaDaEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBde ACC b    A E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız        cbE     B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 1 0 100

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

245,033 74,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13143
BERAT DEMİRCAN 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 366 395 465 5944 % 74,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECC CcBDBcccBEBDDDAAbDaEEaCdDcBdbbEAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAC  EceBABDCcBDCE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız                           Bdd   e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dced B b         D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

203,990 89,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 23 8 89 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 452 496 583 7145 % 89,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  C a  A     e E  AA DBEa      EAa E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CD BABb D D    C  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız   b     d            C d  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 1 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

246,438 73,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 358 386 456 5888 % 73,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCddBD C cB AbEDDAA DaEEaCdD BEbBDECeDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e EBA  bedDBBCdCEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız         d  A         C A  B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 3 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 2 0 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

228,403 81,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13088
EBRU ELMASOĞLU 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 412 447 527 6510 % 81,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECCeabB dcEbcEBDaaAAbD EE CCDaBc C D ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAd Eb  B BDbcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB b A      b                 Cbe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız  eA    b        E  a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 7 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 1 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

208,770 87,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7047.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 449 491 575 7047 % 87,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 18 3 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AdCCACEBccbccBEBcD AAeaeE  edDBdacbaDDCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDaEDCBAaDacB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız  B d                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız beededdbbbcAdeceEDcb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 11 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

225,490 82,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 32 14 74 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 422 458 539 6613 % 82,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız bECC CbB    D E  DaAAADaEE CCDBBEcdaA eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız B CD    BbBDeEc    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız E    e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   c  B b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

245,715 73,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 363 392 462 5913 % 73,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AcaCAC B  bc cEBbDbAAADBEEBCdDBBEcbEBDea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeDEEcaBABDecBDbcdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBaA    c d CEc   b       B e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız        b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

272,480 60,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 49 19 52 44 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 271 289 349 4815 % 60,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEB eCEDc AEEDDAAeDBEEeCdDBBEcBeECeDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız eaEBABAEDCDeBCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız                                e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız DA  d A E   b  a C d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

275,685 58,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 261 278 337 4673 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCeC BD dcDebBDbbdAADBEaBbdDBBEbCEDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAeaEEDCB BDC BDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBCA     CdC     d         Be           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız        b        d  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

270,833 60,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13129
HİLAL YILMAZ 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4888.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 282 300 360 4888 % 60,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECC CEBDBA DBEa aD beDB EB CDBBEcCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACD cD B BDCEBaCE C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EB A     C e EA  d      d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 5 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

275,503 58,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 262 280 339 4684 % 58,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCA BDbCEDeeAEEabAAADBEEBbCDeBEcaDEC  ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBAe dD DBBCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CebdC A   d           d     C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız b a   e E c b d dbA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

245,950 73,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 39 15 66 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 362 390 460 5904 % 73,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız dE Cda B   EDBEe DadAADaEaBCdD  EACEEDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız e CDEE  BABDCEB  dAe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız  BC  A  c                   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   A    b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 6 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

256,685 68,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13051
KAYRA HOROZLAR 120 44 21 55 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 328 350 418 5466 % 68,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEB  C Dc cEEc dAADaEE edDacEcB ECeAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEdABAED DBBCECEDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız aAEB   d   A                   ee       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ed b  A     b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

228,458 81,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 34 18 68 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 410 445 525 6507 % 81,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEaCbC e  bEbBda DDAceDBEEBCdDB E bEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dAdDacD BbBDCaB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız E    A    B b                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 4 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

208,120 88,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7061.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 450 492 576 7061 % 88,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bC aBDACED cdEEDD AA dEb C   dcbdec DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız e dB B  D D    C DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  AdB     C    a        e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 6 35

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

223,943 82,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13161
MELİSA HATAY 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6648.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 425 462 543 6648 % 82,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cbbCdC BD eccBEBDeDAAAbaEE CCDBcEcCEDDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız a e bb  B dD c   dAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız d           C A c  e       BB    e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız    C B              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 1 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

270,863 60,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 47 13 60 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4884.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 281 299 359 4884 % 60,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEaDAC bB A EDDdAADBEEaCCDBBE cbEeDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız d dBAB  DCDB CECaDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  AE        A   d          B     DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b  Db   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 17 3 74

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 0 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

277,100 57,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 50 17 53 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 259 275 334 4622 % 57,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcEBDAC cd dEEccdAADBEEBCdDBBEc DEC BBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBAcAED DBBCE E CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız a EBC eb C AA     A       Bce           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 3 0 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

279,735 56,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSANUR TAŞKIRAN 120 53 26 41 46 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 252 268 327 4532 % 56,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AECCACEBD AEbedBbcDdAeDaEEeedDBdEeCEADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dACDabDCBABDbcBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBC  A   bdaC A  d  e D   B B   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız   A    b        E Ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

248,673 72,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13141
ÖMER G *EÇ 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5799.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 352 378 448 5799 % 72,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız dabCdCEBD bED bBDacddcDBEcBCCaBaEc dADeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDc aCBABD cBDCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız Edd  A   d  CE         dBA  B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 11 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 3 1 30

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

253,450 69,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13166
ÖZNUR SALTIK 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 334 359 427 5594 % 69,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCcaBDbCdDBceEdDbdAA BdEBeCDBBdABDEbeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız bDEB BdbDCDBa cCE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  AEa b  da AA      D  BA BB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b    d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 7 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 4 0 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

242,490 75,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6038.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 374 404 474 6038 % 75,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız eadCAC e  bEDddaDcDAdeDBEc CCDd  cdEAeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACDcED BAdDCEaDCEcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBac Ab  CeCC    c          B   D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDcCadEbcEcda bBdedd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 10 43

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 2 1 0 50

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

265,580 63,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 45 12 63 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 300 319 385 5128 % 63,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCAEBDeC DB  EdDDAAd BEc CCDBBEdBDdCDABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C EBAdAbD DB C  dDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  AEB     C A                    D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 16 5 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 1 0 33

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

239,763 76,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 36 11 73 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 384 415 487 6127 % 76,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız bCAEB AC ee   EDDAAbDBEEced B E B EC AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 1 8 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEB  dE CD   ECE C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız   E                      BB    e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız       e     b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 4 61

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

293,158 49,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 55 16 49 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3988.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 204 217 267 3988 % 49,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCcEBDbCEcBBAEceDAAADBEEebdDeBEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDEBABbE CDBBeECE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB CD B  A            B e C  eD  CD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b   E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 0 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 1 2 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 2 0 67

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

281,103 55,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  13043
TALHA KARAKOÇ 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 247 263 321 4483 % 55,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız bECCACEBDcAEbBEcaDadAADaEbBedDBBEACbCDCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BAecEEDCBAeDCE DCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız EBe     b a     b   A   a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız  Dca   bD     A EDEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

302,218 45,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 178 189 235 3634 % 45,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AEbCACEBDeeEDBdBDcDbAADBEEcCCDBBacCEBDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız BACaEED BABDeEBcCbAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız  B A A d b eC       AD CB   a CDac      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız        D      A    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 4 1 40

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 2 0 67

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

228,415 81,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 33 14 73 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 411 446 526 6508 % 81,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız dCcEB  C  e  EEDaAAADaEEeCdDBeEcBDEC ABe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız      d    DBBCaCEaCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız   E                       B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız             b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

253,040 69,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 42 18 60 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 335 360 428 5610 % 69,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAEB AC  ce  dDeAdADBEc CdDBaEAa bC  ae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CaEBABdED DBBCECE CA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız CAEB  bb beA    D                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100

SAYILAR 2 1 0 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 1 0 50

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

232,813 79,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 397 432 507 6356 % 79,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız  CAEB cCEDc  E   bAAD     CD c  cDbaDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız Cb BABdEDCDBBCd     E eA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız           D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız       e     b E   A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 9 4 39

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

226,263 82,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT FİLİZ 120 47 73 0 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 419 455 536 6589 % 82,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız cECCACdBDaAEbBdBDDcAAdcBEEaebDBBEbddCDeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız dbCDEEaCdbaDadBceaAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 26 0 -2,50 % 0

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız badbecadbCeadbecadbCeabdecadBECacbeadeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız ADbeCBbcDdEAbddaaDbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 1 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 4 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0

PROBLEMLER 10 2 8 20

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 1 2 33

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 3 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 3 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 3 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 2 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

239,970 76,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 383 414 486 6120 % 76,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCdEB dCcDc AddbbdAeDaEE CCDBBEAa ECeCBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C  BbB ED DBBCECEDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız C          A                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız ed    e     b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 3 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

214,705 86,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZELAL USLU 120 27 8 85 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 437 476 559 6911 % 86,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız aCcEB  C bB edE DAAADBEE CC BBEAB Ee A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız C E A          Cac       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 1 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

178,710 94,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 23 42 55 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 469 517 612 7546 % 94,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız edbb a a  ecaBdB DcAAdDBEEaCb Baccd DDba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız Bd c E CBbeDCca     ee Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız  B b       da     b          b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız daA    b  a d  Bc ad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

262,295 65,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 309 329 396 5253 % 65,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B CCAEBDACEDBBAEEDDAAADBEEBCCDBBEABDECD9BC

Cevaplarınız CCAaB ACcDB AEdcDdddDaEEeCdDBcEcBDECDDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDEBABAEDCDBBCECEDCAECCAB

Cevaplarınız CDcBABAbD DaaCECdDCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B CAEBCCDCBCDAADEADCADDCBABBBECEDDDCBCDAEB

Cevaplarınız  AEBCC  ab    a     ada B   ed c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B DACCBEAEEAEADDEDECAB

Cevaplarınız D   e e     b    CA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 1 2 33

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50

SAYILAR 2 1 1 50

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0

PROBLEMLER 10 1 3 10

OLASILIK 1 0 1 0

VERİ 2 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

271,918 60,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 51 28 41 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 275 293 353 4843 % 60,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 41 473 529 626 8015

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A AECCACEBDBAEDBEBDDDAAADBEEBCCDBBEACE9DCB

Cevaplarınız AaC AC BD AEDedBbDDAAADBEEeCdDBdEcCEAbed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BACDEEDCBABDCEBDCEACCABEC

Cevaplarınız eed EE  BABDecBaCEAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A EBCADACCDCBCCEADEADCADDCBABBBECDDDABCDBE

Cevaplarınız dBCA A    dCCEA  db  D C bB             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ADACCBEDDEEAEAABEDEC

Cevaplarınız dDA  B b  a   d   ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 3 2 0 67

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50

PROBLEMLER 10 5 0 50

OLASILIK 1 0 0 0

VERİ 2 0 2 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 3 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 3 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

DALGALAR 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 2 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme A

17

%41,46

2

%4,88

11

%26,83

4

%9,76

2

%4,88

5

%12,20
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%46,34)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükte Anlam E

8

%19,51

1

%2,44

2

%4,88

3

%7,32

26

%63,41

1

%2,44
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%34,15)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Deyimler ve Atasözleri C

4

%9,76

9

%21,95

21

%51,22

3

%7,32
 

4

%9,76
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%39,02)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam C  

1

%2,44

39

%95,12
  

1

%2,44
 

Doğru (%95,12)

Yanlış (%2,44)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma A

18

%43,90

4

%9,76

1

%2,44

4

%9,76

4

%9,76

10

%24,39
 

Doğru (%43,90)

Yanlış (%31,71)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma C

3

%7,32
 

36

%87,80
 

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%87,80)

Yanlış (%9,76)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 İsim Tamlamaları E  

2

%4,88

4

%9,76

2

%4,88

11

%26,83

22

%53,66
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%19,51)

Boş (%53,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

2

%4,88

34

%82,93
  

2

%4,88

3

%7,32
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%9,76)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Yüklemin Yerine Göre Cümleler D   

2

%4,88

22

%53,66
 

17

%41,46
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%4,88)

Boş (%41,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Ad Soylu Sözcükler - Karma B

1

%2,44

3

%7,32

4

%9,76

2

%4,88

3

%7,32

28

%68,29
 

Doğru (%7,32)

Yanlış (%24,39)

Boş (%68,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Yazım Kuralları - Karma A

13

%31,71

5

%12,20

3

%7,32

5

%12,20

7

%17,07

8

%19,51
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%48,78)

Boş (%19,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Yazım Kuralları - Karma E  

2

%4,88

6

%14,63

3

%7,32

24

%58,54

6

%14,63
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%26,83)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma D

1

%2,44

10

%24,39

6

%14,63

19

%46,34

1

%2,44

4

%9,76
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%43,90)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Virgül B  

17

%41,46

11

%26,83

3

%7,32

6

%14,63

4

%9,76
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%48,78)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E  

2

%4,88

1

%2,44

12

%29,27

25

%60,98

1

%2,44
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%36,59)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-33 Paragrafı İkiye Ayırma B

10

%24,39

22

%53,66

4

%9,76

1

%2,44

1

%2,44

3

%7,32
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%39,02)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-34 Anlatım Teknikleri D

1

%2,44

5

%12,20

2

%4,88

19

%46,34

2

%4,88

12

%29,27
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%24,39)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%9,76

2

%4,88

6

%14,63

23

%56,10

2

%4,88

4

%9,76
 

Doğru (%56,10)

Yanlış (%34,15)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%12,20

6

%14,63

4

%9,76

19

%46,34

2

%4,88

5

%12,20
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%41,46)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

25

%60,98

2

%4,88
 

12

%29,27
 

2

%4,88
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%34,15)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

32

%78,05

1

%2,44

1

%2,44

6

%14,63
 

1

%2,44
 

Doğru (%78,05)

Yanlış (%19,51)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

22

%53,66

3

%7,32

1

%2,44

4

%9,76

7

%17,07

4

%9,76
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%36,59)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

1

%2,44

1

%2,44

1

%2,44

34

%82,93
 

4

%9,76
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%7,32)

Boş (%9,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

13

%31,71

24

%58,54
 

1

%2,44

1

%2,44

2

%4,88
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%36,59)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E    

1

%2,44

37

%90,24

3

%7,32
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%2,44)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

3

%7,32

2

%4,88

4

%9,76
 

29

%70,73

3

%7,32
 

Doğru (%70,73)

Yanlış (%21,95)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

5

%12,20

11

%26,83

2

%4,88

1

%2,44

7

%17,07

15

%36,59
 

Doğru (%26,83)

Yanlış (%36,59)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

4

%9,76

26

%63,41
 

7

%17,07

4

%9,76
 

Doğru (%63,41)

Yanlış (%26,83)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%2,44

2

%4,88

16

%39,02

19

%46,34
 

3

%7,32
 

Doğru (%39,02)

Yanlış (%53,66)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%2,44
 

1

%2,44

32

%78,05

1

%2,44

6

%14,63
 

Doğru (%78,05)

Yanlış (%7,32)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

2

%4,88

28

%68,29

1

%2,44

1

%2,44

2

%4,88

7

%17,07
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%14,63)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

6

%14,63

20

%48,78

4

%9,76

4

%9,76

1

%2,44

6

%14,63
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%36,59)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

2

%4,88
 

4

%9,76

2

%4,88

30

%73,17

3

%7,32
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%19,51)

Boş (%7,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

8

%19,51

6

%14,63

17

%41,46

1

%2,44

2

%4,88

7

%17,07
 

Doğru (%19,51)

Yanlış (%63,41)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

2

%4,88

6

%14,63

22

%53,66

4

%9,76

2

%4,88

5

%12,20
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%34,15)

Boş (%12,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

4

%9,76

3

%7,32

2

%4,88

3

%7,32

25

%60,98

4

%9,76
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%29,27)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular ABC

DE

15

%36,59

5

%12,20

5

%12,20

11

%26,83

1

%2,44

4

%9,76
 

Doğru (%90,24)

Yanlış (%0,00)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

1

%2,44
 

20

%48,78

8

%19,51

12

%29,27
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%21,95)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C  

3

%7,32

7

%17,07
 

21

%51,22

10

%24,39
 

Doğru (%17,07)

Yanlış (%58,54)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

5

%12,20

22

%53,66

3

%7,32

1

%2,44

2

%4,88

8

%19,51
 

Doğru (%53,66)

Yanlış (%26,83)

Boş (%19,51)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Boylardan Devlete B

1

%2,44

29

%70,73
 

7

%17,07

2

%4,88

2

%4,88
 

Doğru (%70,73)

Yanlış (%24,39)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Anadolu’nun Türkleşmesi A

28

%68,29

2

%4,88
 

3

%7,32

1

%2,44

7

%17,07
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%14,63)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Gücünün Zirvesinde Osmanlı C  

1

%2,44

24

%58,54

4

%9,76

10

%24,39

2

%4,88
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%36,59)

Boş (%4,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 I. Dünya Savaşı (1914-1918) D

4

%9,76

1

%2,44

3

%7,32

20

%48,78
 

13

%31,71
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%19,51)

Boş (%31,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI E

3

%7,32

1

%2,44

3

%7,32

2

%4,88

21

%51,22

11

%26,83
 

Doğru (%51,22)

Yanlış (%21,95)

Boş (%26,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

[1] Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem
ve Enlem Etkisi [2] Coğrafi Koordinat Sistemi
/ Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi

E  
9

%21,95

2

%4,88

2

%4,88

20

%48,78

8

%19,51
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%31,71)

Boş (%19,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Harita Okuryazarlığı D

2

%4,88
 

2

%4,88

24

%58,54

1

%2,44

12

%29,27
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%12,20)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-10 Türkiye'de Su Kaynakları C

2

%4,88

1

%2,44

13

%31,71

1

%2,44

1

%2,44

23

%56,10
 

Doğru (%31,71)

Yanlış (%12,20)

Boş (%56,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Nüfusun Özellikleri ve Önemi B  

30

%73,17

1

%2,44

3

%7,32

1

%2,44

6

%14,63
 

Doğru (%73,17)

Yanlış (%12,20)

Boş (%14,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetler A

17

%41,46

6

%14,63
 

5

%12,20

1

%2,44

12

%29,27
 

Doğru (%41,46)

Yanlış (%29,27)

Boş (%29,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefenin Anlamı B

3

%7,32

29

%70,73
 

2

%4,88

3

%7,32

4

%9,76
 

Doğru (%70,73)

Yanlış (%19,51)

Boş (%9,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Varlık Felsefesi D    

39

%95,12

1

%2,44

1

%2,44
 

Doğru (%95,12)

Yanlış (%2,44)

Boş (%2,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Bilgi Felsefesi C

2

%4,88

2

%4,88

24

%58,54
 

6

%14,63

7

%17,07
 

Doğru (%58,54)

Yanlış (%24,39)

Boş (%17,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Sanat Felsefesi E

2

%4,88
 

11

%26,83

4

%9,76

19

%46,34

5

%12,20
 

Doğru (%46,34)

Yanlış (%41,46)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri B

5

%12,20

27

%65,85

1

%2,44
  

8

%19,51
 

Doğru (%65,85)

Yanlış (%14,63)

Boş (%19,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Bilgi ve İnanç D

3

%7,32
 

3

%7,32

20

%48,78
 

15

%36,59
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%14,63)

Boş (%36,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 İslam ve İbadet C

1

%2,44

1

%2,44

28

%68,29
 

1

%2,44

10

%24,39
 

Doğru (%68,29)

Yanlış (%7,32)

Boş (%24,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Gençlik ve Değerler E

3

%7,32

1

%2,44

1

%2,44

7

%17,07

20

%48,78

9

%21,95
 

Doğru (%48,78)

Yanlış (%29,27)

Boş (%21,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Allah İnsan İlişkisi A

25

%60,98
 

1

%2,44

1

%2,44
 

14

%34,15
 

Doğru (%60,98)

Yanlış (%4,88)

Boş (%34,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C  

1

%2,44

34

%82,93
 

1

%2,44

5

%12,20
 

Doğru (%82,93)

Yanlış (%4,88)

Boş (%12,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C     

2

%4,88

39

%95,12
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,88)

Boş (%95,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Ahlak Felsefesi A

1

%2,44
   

1

%2,44

39

%95,12
 

Doğru (%2,44)

Yanlış (%2,44)

Boş (%95,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B      

41

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21 Siyaset Felsefesi E     

2

%4,88

39

%95,12
 

Doğru (%4,88)

Yanlış (%0,00)

Boş (%95,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Din Felsefesi C

1

%2,44
    

40

%97,56
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,44)

Boş (%97,56)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Çok Bilinmeyenki Denklemler E  

2

%5,00

1

%2,50

3

%7,50

24

%60,00

10

%25,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılarda Sıralama B

2

%5,00

23

%57,50

1

%2,50

1

%2,50
 

13

%32,50
 

Doğru (%57,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

5

%12,50
 

10

%25,00

3

%7,50

2

%5,00

20

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Tek ve Çift Sayılar A

14

%35,00

3

%7,50

2

%5,00

2

%5,00

1

%2,50

18

%45,00
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%45,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 Üslü ifadeler D    

1

%2,50

2

%5,00

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-12 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

20

%50,00
 

1

%2,50
 

1

%2,50

18

%45,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Köklü ifadeler C

1

%2,50

1

%2,50

4

%10,00
  

34

%85,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Mutlak Değerli Eşitsizlikler C  

1

%2,50

4

%10,00

3

%7,50

1

%2,50

31

%77,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%12,50)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Ondalık Sayılar D  

3

%7,50

3

%7,50

1

%2,50

2

%5,00

31

%77,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme C  

6

%15,00

4

%10,00

2

%5,00
 

28

%70,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

2

%5,00

2

%5,00
 

10

%25,00

2

%5,00

24

%60,00
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%35,00)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Asal Çarpanlara Ayırma C

3

%7,50

2

%5,00

7

%17,50

1

%2,50

2

%5,00

25

%62,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%20,00)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-29 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

1

%2,50

2

%5,00

8

%20,00

1

%2,50

2

%5,00

26

%65,00
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%65,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-30 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E  

1

%2,50
 

1

%2,50

4

%10,00

34

%85,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Yaş Problemleri A

7

%17,50
 

1

%2,50
 

1

%2,50

31

%77,50
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%77,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Sayı Problemleri D   

1

%2,50
  

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Basit Olayların Olasılıkları E

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50

34

%85,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%85,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A   

1

%2,50

7

%17,50
 

32

%80,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Verilerin Grafikle Gösterilmesi D  

4

%10,00
 

1

%2,50
 

35

%87,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Sayı Problemleri C   

1

%2,50
 

1

%2,50

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri A

3

%7,50
   

2

%5,00

35

%87,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Sayı Problemleri D

1

%2,50
  

3

%7,50
 

36

%90,00
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Üslü ifadeler D

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50
 

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Rutin Olmayan Problemler C   

4

%10,00

3

%7,50
 

33

%82,50
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%7,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Rutin Olmayan Problemler B

2

%5,00

3

%7,50
 

1

%2,50

1

%2,50

33

%82,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Periyodik Durumlar A

3

%7,50

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

33

%82,50
 

Doğru (%7,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Hareket Problemleri B

1

%2,50

6

%15,00
   

33

%82,50
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%82,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Kombinasyon B  

4

%10,00
 

2

%5,00
 

34

%85,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%5,00)

Boş (%85,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Rutin Olmayan Problemler B

1

%2,50

13

%32,50
 

1

%2,50

3

%7,50

22

%55,00
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%12,50)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Fonksiyon Çeşitleri E  

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

1

%2,50

36

%90,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar C   

5

%12,50
  

35

%87,50
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%87,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgende Açılar D

1

%2,50

1

%2,50
 

1

%2,50
 

37

%92,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%92,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32

[1] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi [2] Özel
Açılı Üçgenler D

1

%2,50
 

2

%5,00

2

%5,00

6

%15,00

29

%72,50
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-33

[1] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi [2]
Üçgenlerin Eşliği D  

1

%2,50

1

%2,50

4

%10,00

2

%5,00

32

%80,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-38 [1] Üçgende Alan [2] Yamuk A     

1

%2,50

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 [1] Kare [2] Üçgenlerin Eşliği B

1

%2,50
    

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-36 [1] Çokgenler [2] Üçgende Açılar C   

1

%2,50

1

%2,50
 

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Üçgenlerin Benzerliği D    

1

%2,50

1

%2,50

38

%95,00
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%95,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar B  

1

%2,50
   

39

%97,50
 

Doğru (%2,50)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar E    

1

%2,50
 

39

%97,50
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%97,50)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları A

2

%5,71

2

%5,71
 

9

%25,71
 

22

%62,86
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%31,43)

Boş (%62,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki
İlişki D

1

%2,86

1

%2,86

1

%2,86

6

%17,14

6

%17,14

20

%57,14
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%25,71)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Newton'un Hareket Yasaları A

9

%25,71

1

%2,86

3

%8,57
 

8

%22,86

14

%40,00
 

Doğru (%25,71)

Yanlış (%34,29)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

2

%5,71
 

3

%8,57

2

%5,71

1

%2,86

27

%77,14
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%77,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Renkler C

1

%2,86

1

%2,86

2

%5,71
 

1

%2,86

30

%85,71
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%8,57)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar B

1

%2,86

5

%14,29
 

4

%11,43

1

%2,86

24

%68,57
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%17,14)

Boş (%68,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma E  

1

%2,86
 

1

%2,86

1

%2,86

32

%91,43
 

Doğru (%2,86)

Yanlış (%5,71)

Boş (%91,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği D  

28

%80,00

3

%8,57

2

%5,71
 

2

%5,71
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%88,57)

Boş (%5,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Periyodik Özellikler D  

2

%5,71

1

%2,86

2

%5,71
 

30

%85,71
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%8,57)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Çözünme Süreci E  

1

%2,86
 

1

%2,86

2

%5,71

31

%88,57
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%5,71)

Boş (%88,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Hâl Değişimi E

2

%5,71
 

2

%5,71
 

4

%11,43

27

%77,14
 

Doğru (%11,43)

Yanlış (%11,43)

Boş (%77,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Mol Kavramı A

2

%5,71
  

1

%2,86
 

32

%91,43
 

Doğru (%5,71)

Yanlış (%2,86)

Boş (%91,43)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE FUUL YAYINLARI TYT DENEME SINAVI 1

Okul İlçe İl Genel

473 529 626 8015

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Nötralleşme Tepkimeleri E

1

%2,86

1

%2,86

1

%2,86

2

%5,71
 

30

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Çözeltilerde Derişim A    

1

%2,86

1

%2,86

33

%94,29
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,71)

Boş (%94,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cinsiyete Bağlı Kalıtım A

6

%17,14

1

%2,86

1

%2,86

2

%5,71
 

25

%71,43
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%11,43)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Organik Bileşikler B

1

%2,86

3

%8,57
 

1

%2,86

1

%2,86

29

%82,86
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%8,57)

Boş (%82,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) E

1

%2,86

1

%2,86

1

%2,86

3

%8,57

6

%17,14

23

%65,71
 

Doğru (%17,14)

Yanlış (%17,14)

Boş (%65,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı D

1

%2,86
  

5

%14,29

1

%2,86

28

%80,00
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%5,71)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Mitoz E

1

%2,86

2

%5,71

2

%5,71

2

%5,71

3

%8,57

25

%71,43
 

Doğru (%8,57)

Yanlış (%20,00)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Hücrenin Yapısı C

2

%5,71

2

%5,71

5

%14,29

5

%14,29

1

%2,86

20

%57,14
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%28,57)

Boş (%57,14)
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