
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6712,93 18,44 3,14 1,37 2,80 1,55 1,68 1,13 3,11 0,98 2,86 3,38 0,95 3,15 0,01 0,01 0,01 11,21 3,83 10,25 2,24 0,82 2,04 1,80 1,45 1,44 1,61 0,80 1,41 2,05 1,03 1,80 51,7725,85 45,33 277,020

Okul Ortalaması 21,7912,99 18,54 3,15 1,44 2,79 1,62 1,98 1,13 2,89 1,18 2,59 3,31 1,00 3,06 0,01 0,00 0,01 10,76 4,59 9,61 2,30 0,77 2,11 2,00 1,88 1,53 1,62 0,91 1,40 2,10 1,30 1,77 51,5528,04 44,54 275,400

KATILIMLAR

1 0 FEYZA GÜLALAN Mezun-XX30 5 28,75 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 27 1 26,75 8 1 7,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 1 3,75 92 14 88,50 405,970 502

2 0 AHMETCAN  KARAKAYAMezun-XX29 7 27,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 26 4 25,00 5 2 4,50 2 0 2,00 2 0 2,00 82 13 78,75 375,956 1094

3 0 YİĞİT ERBAY Mezun-XX29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 18 4 17,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 76 21 70,75 353,684 1686

4 0 ECEM ARSLAN Mezun-XX28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 69 28 62,00 326,651 2626

5 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ Mezun-XX25 15 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 69 28 62,00 326,229 2644

6 0 HİLAL GEZGÖR Mezun-XX26 13 22,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 16 2 15,50 6 0 6,00 1 1 0,75 2 1 1,75 65 20 60,00 320,792 2851

7 0 DİLRUBA AZRA AYAN Mezun-XX27 8 25,00 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 61 18 56,50 310,523 3278

8 0 AYŞENUR SOYDAL Mezun-XX26 7 24,25 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 17 2 16,50 5 2 4,50 1 0 1,00 58 14 54,50 304,286 3571

9 0 MUHAMMED EFE Mezun-XX29 6 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 51 12 48,00 285,054 4557

10 0 ADA ÖLMEZ Mezun-XX24 14 20,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 10 1 9,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 53 22 47,50 284,245 4602

11 0 ZEYNEP SUDE KALKAN Mezun-XX21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 52 27 45,25 278,133 4960

12 0 EYLÜL TEZER Mezun-XX25 10 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 22 42,50 269,205 5483

13 0 İBRAHİM AKAN Mezun-XX27 10 24,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 3 4,25 1 0 1,00 46 17 41,75 267,024 5621

14 0 ELİF EYLÜL YILMAZ Mezun-XX26 12 23,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 9 7 7,25 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 29 40,75 263,862 5822

15 0 BERRAK ÖZE R Mezun-XX26 12 23,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 7 6,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 30 39,50 260,225 6068

16 0 ALYA IŞIK Mezun-XX27 9 24,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 2 5,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 45 23 39,25 259,556 6104

17 0 YALÇIN YILMAZ Mezun-XX22 11 19,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 20 39,00 259,233 6125

18 0 AHMET KALKAN Mezun-XX19 16 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 45 29 37,75 256,119 6317

19 0 FURKAN AKSU Mezun-XX22 13 18,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 8 6,00 1 1 0,75 44 26 37,50 254,466 6451

20 0 SÜMEYYE ELKOCA Mezun-XX24 15 20,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 42 26 35,50 249,505 6790

21 0 KAANCAN DEMİR Mezun-XX21 15 17,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 8 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 43 30 35,50 248,580 6856

22 0 SEDEN BAŞER Mezun-XX25 6 23,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 9 4 8,00 1 1 0,75 39 16 35,00 247,134 6956

23 0 EGEMEN BİLGİÇ Mezun-XX22 18 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 42 32 34,00 244,658 7142

24 0 SUDENAZ YILD* Mezun-XX21 13 17,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 39 21 33,75 243,947 7189

25 0 MELİKE NEVİN Mezun-XX22 11 19,25 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 37 13 33,75 243,493 7230

26 0 NEVA SEPİL Mezun-XX20 15 16,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 37 21 31,75 238,353 7574

27 0 ÇINAR DUZ Mezun-XX25 9 22,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 35 17 30,75 234,606 7815

28 0 ASLI PALA Mezun-XX21 12 18,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 35 20 30,00 232,644 7924

29 0 EMİNE YILDIZ Mezun-XX19 19 14,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 36 31 28,25 227,866 8227
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6712,93 18,44 3,14 1,37 2,80 1,55 1,68 1,13 3,11 0,98 2,86 3,38 0,95 3,15 0,01 0,01 0,01 11,21 3,83 10,25 2,24 0,82 2,04 1,80 1,45 1,44 1,61 0,80 1,41 2,05 1,03 1,80 51,7725,85 45,33 277,020

Okul Ortalaması 21,7912,99 18,54 3,15 1,44 2,79 1,62 1,98 1,13 2,89 1,18 2,59 3,31 1,00 3,06 0,01 0,00 0,01 10,76 4,59 9,61 2,30 0,77 2,11 2,00 1,88 1,53 1,62 0,91 1,40 2,10 1,30 1,77 51,5528,04 44,54 275,400

KATILIMLAR

30 0 KUMSAL OĞULGANMIŞ Mezun-XX22 15 18,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 34 30 26,50 222,347 8544

31 0 CEYLİN KARAKAYA Mezun-XX19 14 15,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 34 31 26,25 222,049 8560

32 0 CEREN SEVGİ Mezun-XX21 15 17,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 36 40 26,00 220,715 8645

33 0 ALEYNA KARAKAYA Mezun-XX18 22 12,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 35 37 25,75 220,301 8662

34 0 FATMA ÇEŞMECİ Mezun-XX19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 29 24 23,00 212,167 9098

35 0 FURKAN EMRE YALÇIN Mezun-XX8 16 4,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 10 11 7,25 1 2 0,50 30 36 21,00 206,528 9373

36 0 BELEN SARI Mezun-XX17 21 11,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 21 -2,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 31 60 16,00 193,059 9906

37 0 MELEK YALÇIN Mezun-XX10 26 3,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 19 -1,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 27 66 10,50 176,842 10365

38 0 SUDE ÖGEL Mezun-XX12 19 7,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 19 34 10,50 176,110 10374

39 0 ERAY YARAŞ Mezun-XX10 27 3,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 13 35 4,25 157,493 10660

40 0 SUDE YÜCEDAĞ Mezun-XX11 22 5,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 9 -1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 48 4,00 156,392 10675
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,9 18,44 11,2 5,0 9,95 13,5 4,7 12,28 5,5 3,3 4,65 51,8 25,9 45,32 277,020

Okul Ortalaması 21,8 13,0 18,54 11,0 5,6 9,57 13,1 5,4 11,72 5,7 4,1 4,70 51,5 28,0 44,53 275,400

KATILIMLAR

1 0 FEYZA GÜLALAN Mezun-XX30 5 28,75 15 3 14,25 35 2 34,50 12 4 11,00 92 14 88,50 405,970 1 13 18 23 502

2 0 AHMETCAN  KARAKAYAMezun-XX29 7 27,25 18 0 18,00 31 6 29,50 4 0 4,00 82 13 78,75 375,956 2 30 38 53 1094

3 0 YİĞİT ERBAY Mezun-XX29 9 26,75 15 4 14,00 22 5 20,75 10 3 9,25 76 21 70,75 353,684 3 57 69 94 1686

4 0 ECEM ARSLAN Mezun-XX28 11 25,25 14 5 12,75 23 7 21,25 4 5 2,75 69 28 62,00 326,651 4 91 107 164 2626

5 0 EMİRHAN ÜÇKUŞ Mezun-XX25 15 21,25 15 5 13,75 28 6 26,50 1 2 0,50 69 28 62,00 326,229 5 92 109 166 2644

6 0 HİLAL GEZGÖR Mezun-XX26 13 22,75 14 3 13,25 22 2 21,50 3 2 2,50 65 20 60,00 320,792 6 98 115 177 2851

7 0 DİLRUBA AZRA AYAN Mezun-XX27 8 25,00 15 4 14,00 16 4 15,00 3 2 2,50 61 18 56,50 310,523 7 112 131 206 3278

8 0 AYŞENUR SOYDAL Mezun-XX26 7 24,25 9 3 8,25 22 4 21,00 1 0 1,00 58 14 54,50 304,286 8 122 141 223 3571

9 0 MUHAMMED EFE Mezun-XX29 6 27,50 15 5 13,75 7 1 6,75 51 12 48,00 285,054 9 158 183 297 4557

10 0 ADA ÖLMEZ Mezun-XX24 14 20,50 13 5 11,75 13 1 12,75 3 2 2,50 53 22 47,50 284,245 10 162 187 301 4602

11 0 ZEYNEP SUDE KALKAN Mezun-XX21 15 17,25 15 4 14,00 11 5 9,75 5 3 4,25 52 27 45,25 278,133 11 172 198 315 4960

12 0 EYLÜL TEZER Mezun-XX25 10 22,50 14 5 12,75 8 6 6,50 1 1 0,75 48 22 42,50 269,205 12 183 211 344 5483

13 0 İBRAHİM AKAN Mezun-XX27 10 24,50 13 4 12,00 5 3 4,25 1 0 1,00 46 17 41,75 267,024 13 186 214 347 5621

14 0 ELİF EYLÜL YILMAZ Mezun-XX26 12 23,00 10 6 8,50 11 7 9,25 1 4 0,00 48 29 40,75 263,862 14 195 225 361 5822

15 0 BERRAK ÖZE R Mezun-XX26 12 23,00 12 7 10,25 8 7 6,25 1 4 0,00 47 30 39,50 260,225 15 200 231 371 6068

16 0 ALYA IŞIK Mezun-XX27 9 24,75 10 6 8,50 6 2 5,50 2 6 0,50 45 23 39,25 259,556 16 201 232 373 6104

17 0 YALÇIN YILMAZ Mezun-XX22 11 19,25 13 5 11,75 7 3 6,25 2 1 1,75 44 20 39,00 259,233 17 202 233 374 6125

18 0 AHMET KALKAN Mezun-XX19 16 15,00 15 4 14,00 6 4 5,00 5 5 3,75 45 29 37,75 256,119 18 209 240 384 6317

19 0 FURKAN AKSU Mezun-XX22 13 18,75 13 4 12,00 9 9 6,75 44 26 37,50 254,466 19 214 246 391 6451

20 0 SÜMEYYE ELKOCA Mezun-XX24 15 20,25 11 7 9,25 2 1 1,75 5 3 4,25 42 26 35,50 249,505 20 224 257 414 6790

21 0 KAANCAN DEMİR Mezun-XX21 15 17,25 13 6 11,50 9 8 7,00 0 1 -0,25 43 30 35,50 248,580 21 225 259 417 6856

22 0 SEDEN BAŞER Mezun-XX25 6 23,50 4 5 2,75 9 4 8,00 1 1 0,75 39 16 35,00 247,134 22 228 263 422 6956

23 0 EGEMEN BİLGİÇ Mezun-XX22 18 17,50 15 5 13,75 2 4 1,00 3 5 1,75 42 32 34,00 244,658 23 233 269 431 7142

24 0 SUDENAZ YILD* Mezun-XX21 13 17,75 12 4 11,00 4 4 3,00 2 0 2,00 39 21 33,75 243,947 24 235 271 433 7189

25 0 MELİKE NEVİN Mezun-XX22 11 19,25 13 2 12,50 2 0 2,00 37 13 33,75 243,493 25 239 275 437 7230

26 0 NEVA SEPİL Mezun-XX20 15 16,25 13 5 11,75 1 1 0,75 3 0 3,00 37 21 31,75 238,353 26 252 291 461 7574

27 0 ÇINAR DUZ Mezun-XX25 9 22,75 10 8 8,00 35 17 30,75 234,606 27 264 305 480 7815

28 0 ASLI PALA Mezun-XX21 12 18,00 13 6 11,50 1 2 0,50 35 20 30,00 232,644 28 266 307 483 7924

29 0 EMİNE YILDIZ Mezun-XX19 19 14,25 13 6 11,50 2 5 0,75 2 1 1,75 36 31 28,25 227,866 29 276 318 497 8227

30 0 KUMSAL OĞULGANMIŞ Mezun-XX22 15 18,25 9 9 6,75 2 4 1,00 1 2 0,50 34 30 26,50 222,347 30 288 331 516 8544

31 0 CEYLİN KARAKAYA Mezun-XX19 14 15,50 9 10 6,50 3 4 2,00 3 3 2,25 34 31 26,25 222,049 31 290 333 518 8560

32 0 CEREN SEVGİ Mezun-XX21 15 17,25 12 8 10,00 1 7 -0,75 2 10 -0,50 36 40 26,00 220,715 32 295 339 525 8645

33 0 ALEYNA KARAKAYA Mezun-XX18 22 12,50 13 7 11,25 2 2 1,50 2 6 0,50 35 37 25,75 220,301 33 296 340 526 8662

34 0 FATMA ÇEŞMECİ Mezun-XX19 17 14,75 8 5 6,75 1 0 1,00 1 2 0,50 29 24 23,00 212,167 34 313 357 549 9098

35 0 FURKAN EMRE YALÇIN Mezun-XX8 16 4,00 11 7 9,25 10 11 7,25 1 2 0,50 30 36 21,00 206,528 35 325 370 565 9373

36 0 BELEN SARI Mezun-XX17 21 11,75 4 15 0,25 3 23 -2,75 7 1 6,75 31 60 16,00 193,059 36 343 392 595 9906

37 0 MELEK YALÇIN Mezun-XX10 26 3,50 5 15 1,25 5 19 0,25 7 6 5,50 27 66 10,50 176,842 37 361 413 618 10365

38 0 SUDE ÖGEL Mezun-XX12 19 7,25 3 7 1,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 19 34 10,50 176,110 38 362 414 619 10374

39 0 ERAY YARAŞ Mezun-XX10 27 3,25 2 7 0,25 1 1 0,75 13 35 4,25 157,493 39 375 428 637 10660

40 0 SUDE YÜCEDAĞ Mezun-XX11 22 5,50 4 14 0,50 1 9 -1,25 0 3 -0,75 16 48 4,00 156,392 40 376 429 638 10675
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YARIÇAP TYT 1 378 431 640 10896

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 12,9 18,44 11,2 5,0 9,95 13,5 4,7 12,28 5,5 3,3 4,65 51,8 25,9 45,32 277,020

Okul Ortalaması 21,8 13,0 18,54 11,0 5,6 9,57 13,1 5,4 11,72 5,7 4,1 4,70 51,5 28,0 44,53 275,400

KATILIMLAR
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YARIÇAP TYT 1

284,245 42,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ADA ÖLMEZ 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 162 187 301 4602 % 42,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BdeDBEddbDDCA e aBeDCACCDeCdbCEDaEbEDCAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEbeD bcCDDACBEC DAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A BBA         C CC eCBD          C  ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız      a D       d CE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

256,119 57,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
AHMET KALKAN 120 45 29 46 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6317.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 209 240 384 6317 % 57,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAebBEBacDcd     BdDCACaDeCbdeEbdECEDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEDD EAaDDeCBECeDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Aec AEB b        C bC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d aCc ED  D      Cde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

375,956 10,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
AHMETCAN  KARAKAYA 120 82 13 25 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 38 53 1094 % 10,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aCAB cBEBeDBcC E  BCDCCACeDAbECDBECEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 0 2 18,00 % 90

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADAE DC ADEBDCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCADBEAdDEAaCEDEBCCDDBCAdCEAEd  DCD cDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız    B  ED    D       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

220,301 79,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ALEYNA KARAKAYA 120 35 37 48 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8662.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 296 340 526 8662 % 79,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 22 0 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aecBcdaEBeDceCaEdeBCaCCACeeAcEeDaEbcDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEdDbdcDCaADEBDaCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız caA       A                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız d c dc D       a C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

259,556 56,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ALYA IŞIK 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6104.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 201 232 373 6104 % 56,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABcEBEBcD eC   CBCDCCAeDDAdECDaEbEcCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEcDcc DC AaE  aCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A BEd   b      C        E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız  a ddc D         eaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

232,644 72,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ASLI PALA 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7924.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 266 307 483 7924 % 72,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aeABb BEBcD  C   CBCDCCACeDb cbDdECEcCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEeDAa DaCADdBDbdBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız  E aa               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

304,286 32,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
AYŞENUR SOYDAL 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 122 141 223 3571 % 32,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BA DBEB cDeCAB   BeDCACCDDCEddE aE EDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEED  bAC   C  Cb AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DACBBAEBBAaD DdCD CB      C   D A CbbED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız        D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 2 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

193,059 90,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
BELEN SARI 120 31 60 29 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 343 392 595 9906 % 90,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 21 2 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DeABEEBbBeDBACaECeB  CbcabDcddbDcbbdaede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 15 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DcEbacbdbddbeddD eBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 21 6 -2,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 23 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız c daadb bdddebDdBCdbce ec a  cca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C  Ba ED       B C C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 3 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

260,225 55,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
BERRAK ÖZE R 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6068.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 200 231 371 6068 % 55,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeaBEdacDeCcBa  BCDCACCDeCEdCEDdECEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eEdDedE CDDACeECdeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DA cBAaB AEe  aa aC   c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız  d C   b       a d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

220,715 79,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
CEREN SEVGİ 120 36 40 44 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 295 339 525 8645 % 79,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBdcdaDeab    BCDecCeDDCdACEDBEbEcdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEbDEdbCeDAedECCeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız                b e db c  c     b     E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız cEbecdaD d    d  ba 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 4 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 3 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



YARIÇAP TYT 1

222,049 78,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
CEYLİN KARAKAYA 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 290 333 518 8560 % 78,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız eACbBEBdEDcde  c BaDCACC eC AaE  EbEeaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eEEDacbcaDDeC cCaDbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  A e           C      c  E  d     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız       ED       d Cae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

234,606 71,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ÇINAR DUZ 120 35 17 68 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 264 305 480 7815 % 71,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız b Acc aEBDD AC   eBCbCCACeDdEECDBECEDCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdceDAdEaCaADce  CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

310,523 30,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
DİLRUBA AZRA AYAN 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 112 131 206 3278 % 30,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCdB dBEBDD AC   CBCDCCACeDAEEabdEedDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEADcc DaCADEBeCCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız B A BEd  Ee eE   C DD CA Cd E D  C    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız a c    D          EC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

326,651 24,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ECEM ARSLAN 120 69 28 23 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 91 107 164 2626 % 24,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAdaBEdddDcCABCc BCDCACCDDCEACEDdEbEDeAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDDdEd DDACBECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız eAbBBAEB AEe DECeeCB CBDeE AEED   C  Ee 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız Bcc  a D  D   d   aC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

244,658 65,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 233 269 431 7142 % 65,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BbCaBEdbcDeCAdecaBaDCACCDeCEcCEDdEecDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız eEdDDEceaDDACBECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Ae a Ec                     a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız  c b   D   d   dBCa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

263,862 53,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ELİF EYLÜL YILMAZ 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 195 225 361 5822 % 53,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız B CDBEBdEDDCbBC aBeDCbCCDaCdACdadEaEDCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEDe Eca DdCB d DAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız Deaa  EB   c   eDC B  aD a AE D      E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dccC               d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

227,866 75,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
EMİNE YILDIZ 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 276 318 497 8227 % 75,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız aedBcddEBcDBbCc  CBCDCCACeccdEbDdEbdDCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEdDcbbDCCADEdD CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız  ae cb    A C          d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız       dD       B    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

326,229 24,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
EMİRHAN ÜÇKUŞ 120 69 28 23 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 92 109 166 2644 % 24,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEBadDeCbBCccBdDCACaDDCdACEaBEeEDebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEdDDbbACDaACBECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AdBBAEBdAdcEDECDCCBACBDAECAEE a  CbCE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız dc               C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

157,493 97,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ERAY YARAŞ 120 13 35 72 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 375 428 637 10660 % 97,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 27 3 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCdBadBaBaa dCdadad  bCbCcbeEcabBcadabAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız Dadbcd daC               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C                e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

269,205 50,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
EYLÜL TEZER 120 48 22 50 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 183 211 344 5483 % 50,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız D ABc eEBcDB Cc  CBeDaCbCDDAEEbDBEbEDCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEeDdc DCCADEBebCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BbA aE      Ca  BCa     AbE      b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C              c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

212,167 83,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 313 357 549 9098 % 83,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABbddEBcD eC   aBeDaCeCcDebdCDaEbEeCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEeD bbDC      bCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız             C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız C              a b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

405,970 4,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
FEYZA GÜLALAN 120 92 14 14 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 18 23 502 % 4,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a ABEdBEBeDBAC   eBCDCCACDDAdECD ECEDCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEADA  DCCADEBebCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 1 2 26,75 % 89

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCADBEABDEAaCED BCCDDBCA CEAEEDdDCDABDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CEEBCeED e bD  BbCEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 0 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

254,466 59,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
FURKAN AKSU 120 44 26 50 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 214 246 391 6451 % 59,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız DCABbdedBDDBAC   CBCDCCbCe cdce BEbEDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEeDcE DaCADE  bCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız caA  EA b   C D  Cdc c  c E aE   bD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 4 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 3 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

206,528 86,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
FURKAN EMRE YALÇIN 120 30 36 54 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 325 370 565 9373 % 86,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 16 16 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız                 BeCbebabDaCcdCcadEbaeCAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEdDDcbca DAaBECb AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 11 9 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 11 19 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız Dcb adE Bcb    deaC ACB AE Abb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız a aC                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 0 2 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 3 1 75

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

320,792 26,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
HİLAL GEZGÖR 120 65 20 35 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 98 115 177 2851 % 26,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAC* EdEcDDCABCaaBeDCeCCDeCdACcDBEbEDaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız dEEDDE  aDaACBECC AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AaBBAEBBAED   d CCB C  A C     ADCD ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız        Db     C  C e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

267,024 51,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
İBRAHİM AKAN 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 186 214 347 5621 % 51,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız dACeBEaEbDDCAB   BCDCACCDeCEACEDaEadDeAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız  EEDD cdCDDAC ECbeAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AeB A c       d  C    D                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

248,580 62,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
KAANCAN DEMİR 120 43 30 47 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6856.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 225 259 417 6856 % 62,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAe BEdddDDCe   eBeDCACCbeCEcCEDdEbdDdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEEDD ccaDDACBcCbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DAeBad   bEc  beDe       E        C CE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız  c                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

222,347 78,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
KUMSAL OĞULGANMIŞ 120 34 30 56 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 288 331 516 8544 % 78,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a ABdEBbBcD Adcc CBCDdCbCeDdEECDaEbEDdAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DdEeDcbd aCdaEB aCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız    c    e A  a      a     E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız d    b D            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

176,842 95,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
MELEK YALÇIN 120 27 66 27 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 361 413 618 10365 % 95,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 26 4 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız beABccBEBDDcbC baea  Cdcacac ddDcdbdaeda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DcEbadadaddceddDdCBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 19 8 -1,75 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 5 19 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız    aaEbBDdd ec ac dbbee beada DC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız CbaaCeED D     a CaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 3 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

243,493 66,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
MELİKE NEVİN 120 37 13 70 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 239 275 437 7230 % 66,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  CAB dBEBDD  C   dBCaaCACcDcEECDaEbEcCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEEAD    CaADEB bCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız   A                    A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

285,054 41,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
MUHAMMED EFE 120 51 12 57 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 158 183 297 4557 % 41,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACDBEBcEDeC B   BCDCACCDeCEACED EbEDCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDDEEACDaACdECbDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  ACB   B A   c    C           D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 3 1 75

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

238,353 69,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
NEVA SEPİL 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 252 291 461 7574 % 69,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız  CABb ddBDaBAae d aCbCCACDDb ECaaEedDCcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız aEEdDAcE CCADcBe CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız     cE                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız                  CEC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

247,134 63,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
SEDEN BAŞER 120 39 16 65 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 228 263 422 6956 % 63,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACbBEB bDcCA    BCDCACCD   ACEDaEbE CAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız ccdD    Ca  a     AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  AaBB EB A      DbC   c A  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız                  Ca 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

176,110 95,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
SUDE ÖGEL 120 19 34 67 10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 362 414 619 10374 % 95,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız eACDec  b eaec   BebbdCeDeCdcCE  a EeCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız b dD  b ae  b    eAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız   bd   c b        b          E       c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız    CD       D  c   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

156,392 97,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
SUDE YÜCEDAĞ 120 16 48 56 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 376 429 638 10675 % 97,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 22 7 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız bCABc dEBeD  da  eB  CacbbDcdddDcEbdaede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DcEbad cadd eddDdbBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız d   a b bdedC       c        a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız   d            c b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 2 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 6 25

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



YARIÇAP TYT 1

243,947 65,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
SUDENAZ YILD* 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 235 271 433 7189 % 65,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BA D EeEbDDCb    BeDCACCDeCdAbccBEbEDdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız  EdaD b a DACBECCDAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız  Ab   Ec e               E A   a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız        D         C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

249,505 62,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
SÜMEYYE ELKOCA 120 42 26 52 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 224 257 414 6790 % 62,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BAeaBEBdaDeCABd aBebCACCDeadACEaBEbEDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız bEdDaa ceDDACBcCC AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız    c  E        C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız d      D   e  aBBCE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

259,233 56,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 202 233 374 6125 % 56,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız a dBcdBdBeD      eBCDCCACDDAadCDBECaDCAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DbEAD bdaCCADcBD CBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız d A Bb    e      C    C ACE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız    d   D           C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 1 3 25

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

353,684 15,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
YİĞİT ERBAY 120 76 21 23 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1686.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 57 69 94 1686 % 15,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BACDBEBEEDDCABCEBBCDCACCDDCEACEDBECEDCAC

Cevaplarınız BACaBEBEEDeCeB c BCDCACCDbCaACEDBEeEDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B AEEDDEEACDDACBECCDABCCBDA

Cevaplarınız AEEDDcEACeDACBECa dB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 5 13 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B DACBBAEBBAEDEDECDCCBACBDAECAEEDCADCDCEDB

Cevaplarınız DAbBc EB AEDEDECD C c B AE A d   DCb ED 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEECDCEDACDADDCBBCEC

Cevaplarınız B  C  EDA D  aCBdCaC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 4 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0

SAYILAR 2 2 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Fonksiyonun Tersi 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



YARIÇAP TYT 1

278,133 45,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-XX  -  0
ZEYNEP SUDE KALKAN 120 52 27 41 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 172 198 315 4960 % 45,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 40 378 431 640 10896

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DCABEEBEBDDBACBECCBCDCCACDDAEECDBECEDCAC

Cevaplarınız Dd BcdBEaDDBeC   bBCDaCAaDDcabCDaEdEDebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEEADAEEDCCADEBDCCBACCADB

Cevaplarınız DEceDAE DaCADEBDbCBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCADBEABDEABCEDEBCCDDBCAACEAEEDCDCDABDEC

Cevaplarınız BCA BEAd  cde    C   BCA      b       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CEEBCDEDADCDDABBCCEC

Cevaplarınız d     ED     d B CcC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 4 2 2 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Konum, Türkiye'nin Coğrafi Konumu 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50

SAYILAR 2 1 1 50

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Organik Bileşikler 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
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