
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 32 6 30,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 9 4 8,00 6 0 6,00 2 5 0,75 5 1 4,75 2 3 1,25 68 25 61,75 326,695 365

2 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 11 24,25 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 17 0 17,00 5 3 4,25 2 5 0,75 60 25 53,75 302,028 506

3 0 NİSA AKSU  ME 29 9 26,75 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 12 2 11,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 58 18 53,50 301,483 510

4 0 MİNA BÜTÜN  ME 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 17 4 16,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 59 29 51,75 295,851 544

5 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 8 26,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 13 0 13,00 2 0 2,00 2 0 2,00 53 12 50,00 291,300 574

6 0 SILA SÜZ  ME 18 14 14,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 11 0 11,00 6 0 6,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 54 23 48,25 286,570 617

7 0 GAMZENAZ GENCÜR  ME 30 9 27,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 17 4 16,00 52 16 48,00 284,943 630

8 0 TUBA YAKIN  ME 28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 11 5 9,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 53 25 46,75 281,353 651

9 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 30 9 27,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 10 1 9,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 50 18 45,50 277,599 673

10 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 5 7,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 53 33 44,75 276,103 682

11 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 25 12 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 13 3 12,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 50 24 44,00 273,262 715

12 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 10 24,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 6 1 5,75 1 0 1,00 2 0 2,00 45 15 41,25 265,962 776

13 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 24 13 20,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 21 40,75 263,706 796

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 25 11 22,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 6 5 4,75 1 0 1,00 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 45 23 39,25 260,363 819

15 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 28 11 25,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 44 20 39,00 259,128 832

16 0 NAZLI BALA  ME 29 10 26,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 4 4 3,00 44 20 39,00 258,694 839

17 0 RÜMEYSA KAYA  ME 23 15 19,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 45 26 38,50 257,316 850

18 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 22 13 18,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 44 23 38,25 256,479 858

19 0 BERKAY KARABACAK  ME 24 11 21,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 6 1 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 42 16 38,00 256,192 862

20 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 6 20,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 9 3 8,25 4 2 3,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 43 21 37,75 255,570 868

21 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER ME 25 11 22,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 8 8 6,00 2 0 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 45 30 37,50 254,565 880

22 0 FATİH KURT  ME 30 8 28,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 42 23 36,25 250,345 900

23 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 29 8 27,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 40 17 35,75 249,645 904

24 0 REŞİT ACAR  ME 23 16 19,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 12 3 11,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 43 32 35,00 246,961 926

25 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 29 5 27,75 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 8 35,00 246,893 927

26 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 21 33,75 243,717 958

27 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 8 22,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 14 33,50 242,920 963

28 0 HASAN YILDIZ  ME 21 16 17,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 4 4,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 41 31 33,25 242,859 964

29 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 15 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 40 27 33,25 242,848 965

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

30 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 16 18,00 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 8 2 7,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 32 33,00 241,286 980

31 0 MERT ARSLAN  ME 21 18 16,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 6 3 5,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 42 36 33,00 241,281 981

32 0 TALHA KARAKOÇ  ME 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 3 3 2,25 40 32 32,00 238,396 1012

33 0 AYŞE AYDIN  ME 21 8 19,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 16 32,00 238,304 1014

34 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 14 17,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 0 2,00 8 0 8,00 2 0 2,00 37 21 31,75 237,579 1018

35 0 HİLAL YILMAZ  ME 19 13 15,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 10 2 9,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 21 31,75 237,528 1019

36 0 SARENUR KATLANÇ  ME 22 8 20,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 35 13 31,75 237,514 1020

37 0 İPEK GÜNBAY  ME 20 17 15,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 9 3 8,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 35 31,25 236,233 1032

38 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 8 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 36 22 30,50 233,717 1048

39 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 21 18 16,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 31 30,25 232,988 1055

40 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 20 14 16,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 6 0,50 4 0 4,00 36 28 29,00 230,484 1069

41 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 22 15 18,25 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 227,402 1098

42 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 16 16,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 34 24 28,00 226,682 1101

43 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 17 19 12,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 34 26 27,50 225,283 1110

44 0 BERAT DEMİRCAN  ME 22 15 18,25 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 31 27,25 224,098 1117

45 0 CANSU AKAR  ME 21 19 16,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 32 27,00 223,913 1120

46 0 ÖZNUR SALTIK  ME 24 12 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 33 25 26,75 222,653 1131

47 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 20 14 16,50 3 0 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 23 26,25 221,824 1137

48 0 KADİR DENİZLİ  ME 21 14 17,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 32 23 26,25 221,497 1142

49 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 13 20,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 24 26,00 220,930 1145

50 0 KAYRA HOROZLAR  ME 18 9 15,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 30 18 25,50 219,525 1155

51 0 KAANAKAR  ME 19 15 15,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 31 23 25,25 218,816 1162

52 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 14 20,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 12 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 34 37 24,75 217,483 1170

53 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 21 14 17,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 23 23,25 212,776 1205

54 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 21 12,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 0 1,00 30 31 22,25 210,116 1223

55 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 15 14,25 3 1 2,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 26 22 20,50 204,745 1254

56 0 EFE ALTAN  ME 16 18 11,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 29 35 20,25 203,825 1259

57 0 TÜMER KAPLAN  ME 9 12 6,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 199,697 1283

58 0 MELİSA HATAY  ME 17 18 12,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 23 25 16,75 193,676 1305
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3411,87 19,38 2,68 1,41 2,32 1,81 1,80 1,36 2,53 1,23 2,23 2,01 0,98 1,76 0,01 0,01 0,01 11,47 3,42 10,61 3,32 0,64 3,16 2,10 1,68 1,68 1,41 1,69 0,99 1,31 1,50 0,93 50,9926,23 44,43 271,350

Okul Ortalaması 23,6111,36 20,77 2,84 1,39 2,49 1,93 1,85 1,47 2,66 1,18 2,36 2,21 0,91 1,98 0,02 0,01 0,02 11,42 2,86 10,70 3,18 0,55 3,04 2,24 1,75 1,80 1,43 1,55 1,04 1,25 1,56 0,86 52,7924,97 46,53 279,870

KATILIMLAR

59 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 11 10 8,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 20 14 16,50 193,130 1309

60 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 11 9,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 5 2 4,50 20 21 14,75 187,950 1330

61 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 11 13,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 19 17 14,75 187,887 1331

62 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 12 19 7,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 21 29 13,75 185,120 1340

63 0 ADİLE UĞURLU  ME 14 10 11,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 21 13,75 184,841 1343

64 0 ARDA KELEŞ  ME 8 10 5,50 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 14 21 8,75 170,399 1394

65 0 YİĞİT FİLİZ  ME 6 34 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 9 -1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 28 92 5,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 32 6 30,50 12 6 10,50 15 4 14,00 9 9 6,75 68 25 61,75 326,695 1 106 323 325 365

2 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 27 11 24,25 9 6 7,50 22 3 21,25 2 5 0,75 60 25 53,75 302,028 2 144 440 442 506

3 0 NİSA AKSU  ME 29 9 26,75 14 4 13,00 13 3 12,25 2 2 1,50 58 18 53,50 301,483 3 145 443 445 510

4 0 MİNA BÜTÜN  ME 26 12 23,00 13 7 11,25 20 6 18,50 0 4 -1,00 59 29 51,75 295,851 4 155 470 472 544

5 0 IRMAK SEMERCİ  ME 28 8 26,00 8 4 7,00 15 0 15,00 2 0 2,00 53 12 50,00 291,300 5 164 491 493 574

6 0 SILA SÜZ  ME 18 14 14,50 15 3 14,25 17 0 17,00 4 6 2,50 54 23 48,25 286,570 6 180 521 523 617

7 0 GAMZENAZ GENCÜR  ME 30 9 27,75 5 3 4,25 17 4 16,00 52 16 48,00 284,943 7 183 527 529 630

8 0 TUBA YAKIN  ME 28 10 25,50 13 5 11,75 11 5 9,75 1 5 -0,25 53 25 46,75 281,353 8 190 545 547 651

9 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 30 9 27,75 8 6 6,50 12 2 11,50 0 1 -0,25 50 18 45,50 277,599 9 197 561 563 673

10 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 22 17 17,75 15 5 13,75 13 6 11,50 3 5 1,75 53 33 44,75 276,103 10 200 567 569 682

11 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 25 12 22,00 9 7 7,25 16 3 15,25 0 2 -0,50 50 24 44,00 273,262 11 212 593 595 715

12 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 10 24,50 9 4 8,00 6 1 5,75 3 0 3,00 45 15 41,25 265,962 12 223 630 632 776

13 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 24 13 20,75 12 4 11,00 10 0 10,00 0 4 -1,00 46 21 40,75 263,706 13 229 642 644 796

14 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 25 11 22,25 8 3 7,25 7 5 5,75 5 4 4,00 45 23 39,25 260,363 14 235 660 662 819

15 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 28 11 25,25 13 6 11,50 1 2 0,50 2 1 1,75 44 20 39,00 259,128 15 238 670 672 832

16 0 NAZLI BALA  ME 29 10 26,50 11 6 9,50 4 4 3,00 44 20 39,00 258,694 16 241 676 678 839

17 0 RÜMEYSA KAYA  ME 23 15 19,25 12 4 11,00 9 2 8,50 1 5 -0,25 45 26 38,50 257,316 17 244 681 683 850

18 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 22 13 18,75 12 5 10,75 10 2 9,50 0 3 -0,75 44 23 38,25 256,479 18 245 686 688 858

19 0 BERKAY KARABACAK  ME 24 11 21,25 10 2 9,50 6 1 5,75 2 2 1,50 42 16 38,00 256,192 19 246 689 691 862

20 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 6 20,50 5 7 3,25 13 5 11,75 3 3 2,25 43 21 37,75 255,570 20 248 692 694 868

21 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER ME 25 11 22,25 7 3 6,25 10 8 8,00 3 8 1,00 45 30 37,50 254,565 21 254 700 702 880

22 0 FATİH KURT  ME 30 8 28,00 11 6 9,50 1 9 -1,25 42 23 36,25 250,345 22 258 710 712 900

23 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 29 8 27,00 8 6 6,50 3 3 2,25 40 17 35,75 249,645 23 260 712 714 904

24 0 REŞİT ACAR  ME 23 16 19,00 7 7 5,25 12 3 11,25 1 6 -0,50 43 32 35,00 246,961 24 266 723 725 926

25 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 29 5 27,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 37 8 35,00 246,893 25 267 724 726 927

26 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 27 12 24,00 7 8 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 39 21 33,75 243,717 26 277 747 749 958

27 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 8 22,00 12 4 11,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 14 33,50 242,920 27 280 751 753 963

28 0 HASAN YILDIZ  ME 21 16 17,00 10 6 8,50 5 4 4,00 5 5 3,75 41 31 33,25 242,859 28 281 752 754 964

29 0 BEDRİYEASLAN  ME 22 15 18,25 11 6 9,50 2 1 1,75 5 5 3,75 40 27 33,25 242,848 29 282 753 755 965

30 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 16 18,00 7 10 4,50 11 3 10,25 1 3 0,25 41 32 33,00 241,286 30 288 763 765 980

31 0 MERT ARSLAN  ME 21 18 16,50 9 9 6,75 11 5 9,75 1 4 0,00 42 36 33,00 241,281 31 289 764 766 981

32 0 TALHA KARAKOÇ  ME 21 19 16,25 12 8 10,00 7 5 5,75 40 32 32,00 238,396 32 297 783 785 1012

33 0 AYŞE AYDIN  ME 21 8 19,00 7 4 6,00 7 0 7,00 1 4 0,00 36 16 32,00 238,304 33 299 785 787 1014

34 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 21 14 17,50 6 7 4,25 10 0 10,00 37 21 31,75 237,579 34 300 787 789 1018

35 0 HİLAL YILMAZ  ME 19 13 15,75 8 4 7,00 10 2 9,50 0 2 -0,50 37 21 31,75 237,528 35 301 788 790 1019

36 0 SARENUR KATLANÇ  ME 22 8 20,00 8 3 7,25 5 1 4,75 0 1 -0,25 35 13 31,75 237,514 36 302 789 791 1020

37 0 İPEK GÜNBAY  ME 20 17 15,75 9 8 7,00 9 3 8,25 2 7 0,25 40 35 31,25 236,233 37 307 797 799 1032

38 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 8 24,00 7 5 5,75 2 3 1,25 1 6 -0,50 36 22 30,50 233,717 38 312 807 809 1048

39 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 21 18 16,50 11 6 9,50 6 2 5,50 0 5 -1,25 38 31 30,25 232,988 39 314 811 813 1055

40 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 20 14 16,50 10 8 8,00 2 6 0,50 4 0 4,00 36 28 29,00 230,484 40 316 819 821 1069

41 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 22 15 18,25 7 4 6,00 4 1 3,75 1 3 0,25 34 23 28,25 227,402 41 324 835 837 1098

42 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 16 16,00 10 6 8,50 4 2 3,50 34 24 28,00 226,682 42 326 838 840 1101

43 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 17 19 12,25 10 6 8,50 7 1 6,75 34 26 27,50 225,283 43 331 844 846 1110

44 0 BERAT DEMİRCAN  ME 22 15 18,25 9 8 7,00 4 2 3,50 0 6 -1,50 35 31 27,25 224,098 44 333 849 851 1117

45 0 CANSU AKAR  ME 21 19 16,25 10 8 8,00 2 0 2,00 2 5 0,75 35 32 27,00 223,913 45 334 852 854 1120

46 0 ÖZNUR SALTIK  ME 24 12 21,00 9 5 7,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 33 25 26,75 222,653 46 338 860 862 1131

47 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 20 14 16,50 9 5 7,75 1 1 0,75 2 3 1,25 32 23 26,25 221,824 47 339 863 865 1137

48 0 KADİR DENİZLİ  ME 21 14 17,50 7 8 5,00 4 1 3,75 32 23 26,25 221,497 48 341 867 869 1142

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ YAYIN DENİZİ TYT 1 414 1072 1074 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,3 11,9 19,38 9,0 5,4 7,69 14,8 4,1 13,77 4,8 4,9 3,60 51,0 26,2 44,44 271,350

Okul Ortalaması 23,6 11,4 20,77 9,7 5,3 8,32 14,6 3,4 13,74 4,9 4,9 3,71 52,8 25,0 46,54 279,870

KATILIMLAR

49 0 DİLBER BAYRAM  ME 24 13 20,75 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 24 26,00 220,930 49 342 868 870 1145

50 0 KAYRA HOROZLAR  ME 18 9 15,75 9 7 7,25 2 1 1,75 1 1 0,75 30 18 25,50 219,525 50 346 875 877 1155

51 0 KAANAKAR  ME 19 15 15,25 10 6 8,50 1 1 0,75 1 1 0,75 31 23 25,25 218,816 51 349 881 883 1162

52 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 14 20,50 6 11 3,25 2 12 -1,00 2 0 2,00 34 37 24,75 217,483 52 351 885 887 1170

53 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 21 14 17,50 6 4 5,00 1 2 0,50 1 3 0,25 29 23 23,25 212,776 53 362 907 909 1205

54 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 21 12,75 9 10 6,50 2 0 2,00 1 0 1,00 30 31 22,25 210,116 54 365 916 918 1223

55 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 15 14,25 8 7 6,25 26 22 20,50 204,745 55 369 928 930 1254

56 0 EFE ALTAN  ME 16 18 11,50 12 8 10,00 1 9 -1,25 29 35 20,25 203,825 56 371 931 933 1259

57 0 TÜMER KAPLAN  ME 9 12 6,00 12 8 10,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 25 25 18,75 199,697 57 379 943 945 1283

58 0 MELİSA HATAY  ME 17 18 12,50 6 5 4,75 0 2 -0,50 23 25 16,75 193,676 58 381 954 956 1305

59 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 11 10 8,50 6 3 5,25 3 1 2,75 20 14 16,50 193,130 59 382 955 957 1309

60 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 11 9,25 3 8 1,00 5 2 4,50 20 21 14,75 187,950 60 387 967 969 1330

61 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 11 13,25 3 6 1,50 19 17 14,75 187,887 61 388 968 970 1331

62 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 12 19 7,25 9 10 6,50 21 29 13,75 185,120 62 392 974 976 1340

63 0 ADİLE UĞURLU  ME 14 10 11,50 4 4 3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 19 21 13,75 184,841 63 394 976 978 1343

64 0 ARDA KELEŞ  ME 8 10 5,50 3 10 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 14 21 8,75 170,399 64 404 1005 1007 1394

65 0 YİĞİT FİLİZ  ME 6 34 -2,50 8 12 5,00 6 34 -2,50 8 12 5,00 28 92 5,00
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YAYIN DENİZİ TYT 1

184,841 90,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 394 976 978 1343 % 90,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD bdCE  D d  ebc E   DB  EbEDC  ba  aBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız Cc    aD eEa E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ddD                                  be 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız    d c           c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

249,645 60,67
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 40 17 63 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(904.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 260 712 714 904 % 60,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E bDEDACBbd BDCaDEBEADCaEEEDCaeAACABBEc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC e aDcae EcE   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  Ca EeE        a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

170,399 93,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA KELEŞ 120 14 21 85 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 404 1005 1007 1394 % 93,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız d  a a  BCEB Dbae               A eBcEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız  Aac beD acC   eda c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                    B                CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız              e      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 4 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 2 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

238,304 68,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1014.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 299 785 787 1014 % 68,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız  Da A Ece BbE  CD EBEAD Ccd E  ACAcCAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız b   DBB  aEaCE D d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      E B B D  A                       CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız  b  C b  a       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,848 64,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(965.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 282 753 755 965 % 64,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbACEDa Bbb eCDdEBdADBbaEE cCcdAceAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEeDBdDEaE aEeDD  b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  B             C                  a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEC a E de     a dB 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

224,098 74,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 333 849 851 1117 % 74,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDACadd a CDDcBEADdaEE adaCAAdAeBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E beeaeDBaB EaE CDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                    dE B             CBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız d aa         e d c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

256,192 57,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 42 16 62 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 246 689 691 862 % 57,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEbbbEDa Bd  DCDCbB ADBCBEE eCdeAcCABBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CeE D BD aEB E D B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e D     AB D     D      B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     C    e  C    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

233,717 70,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1048.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 312 807 809 1048 % 70,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız a CDEDACBb  BD aDcBEADCBEEc CBCbACAeB cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız bACcB  Dea     B eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız   e       EC  c c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  da E c c    e e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

226,682 73,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 326 838 840 1101 % 73,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bACDEDA aCd a eDeEc AebcEdaDCcCAAdABBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAeD  CDcaa EaEB aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     dB    Eb C     B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

221,824 76,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 339 863 865 1137 % 76,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CbE c aDe abd  aDCEBEADcdBEa DCAdAaCAeBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EA ca Ed B EcDaBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız         A       c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   C E  e       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

193,130 87,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 20 14 86 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 382 955 957 1309 % 87,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b CaE d aC    CD cd    aE  DCBeb  AeB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E C  ECDea     a   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız        B    A         B             e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 0 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 1 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

223,913 75,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
CANSU AKAR 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 334 852 854 1120 % 75,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdAAaEceDaeEBDecbEBacDBeaaEEedAdAcCAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAedBDcCdBdEcD d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız                                      D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e e CEb  e       c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

220,930 76,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 342 868 870 1145 % 76,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız cAeaEDd dbd aDCDadB ADCBEEEDCaeAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E Cac aDaaBCbcE  aeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız         c c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

230,484 71,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1069.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 316 819 821 1069 % 71,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Cbb ACEDa BaE  CcCEB ADaeaEEcDdAeAabbBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcE  aaDbeEaCEaDcBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız   ce ECdb   c  a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız D  CCE              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 5 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

203,825 84,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 29 35 56 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1259.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 371 931 933 1259 % 84,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDdec ED  Baa caDCEBbcDBd cE DCACbdbdacE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEbDadDECEeaEDDcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız Dd bbab  a       acb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

187,950 89,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 20 21 79 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 387 967 969 1330 % 89,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 11 17 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b CDEDAaB a  DbaaEcbADaaE  Dd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EdCecaeeaa         D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D     B   C e c            AD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 3 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 1 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 0 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

256,479 57,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(858.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 245 686 688 858 % 57,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD eACEDe Be  DdDaEBEceBCeEc DCAdbadABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAD aD eEB EcceBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız     AEd   A ECA     Dc  B AC            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       b  e       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

259,128 55,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(832.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 238 670 672 832 % 55,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEeACEDecBa BDCDCcBEADBeaEEEaddCAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAcBaDbaEeCEaD BBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız      E     a   b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız D   C            c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

250,345 60,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(900.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 258 710 712 900 % 60,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACaEDACBbc B CDDcBEADCBEEcDCcCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDeaCDaaa EcEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   d beb a  e C aa e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

212,776 80,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 29 23 68 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1205.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 362 907 909 1205 % 80,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDAaBd  eDCceEBbADCaEd DbaCAA dBBccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDc  Dad        Bc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                    c   e            C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   e Ee         c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

284,943 42,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GAMZENAZ GENCÜR 120 52 16 52 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 183 527 529 630 % 42,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEcbCBdE eeCcDEBEcDCBEEEDCBCAACABBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız        D aBecDE   B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız aDCBCBdBA ECACee   B  BD C CA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

217,483 78,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 34 37 49 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 351 885 887 1170 % 78,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcACEDeDa EdDCDecBEADaCBEE DCAeAcebeac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız bBEccaecdCEB Ecb c b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 12 16 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  eDed d    a   bc   bB ac  e a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       E          B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 3 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

265,962 52,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 45 15 60 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 223 630 632 776 % 52,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAACEDeDBaa eCDdEB cDcCBEEE CACbcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C EAD aD aEe EaD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız        BA    C CA       B   e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız       E  C B        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,859 64,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HASAN YILDIZ 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(964.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 281 752 754 964 % 64,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CabdbaEDe Bed DbcCEBEADcbBEE cCACAcCeBBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEbD aD e BbEDD BBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C  e  d dBAc  A A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEC CEc  a cd    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

237,528 68,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1019.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 301 788 790 1019 % 68,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız Caa  aEDBeB   cCDCdB ADceaddED AdAc ABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C E   aD  EB EbD deC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ea D E BABADEC C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     d            c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

185,120 89,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 21 29 70 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 392 974 976 1340 % 89,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CbEb  dD   e  edDdccEdeaecE  DdAeAabABdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAbBaDdabd EaDDdcd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 2 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

236,233 69,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 40 35 45 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 307 797 799 1032 % 69,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bbCDEbACabE eDaDccBEADbaEbEDCad Adc BEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACb daeeaBC aEeC BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD Be cB EEC   e E    B                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız Cd  aeb cC   e c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

291,300 38,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK SEMERCİ 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 164 491 493 574 % 38,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDa AaED DB E cCDCcBEADBCcEEEDCAdAceABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEb caD CE aE D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 0 17 13,00 % 43

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 0 25 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDDAE B  A  CAC   ED   B         B    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız             CE      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

326,695 24,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 68 25 27 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 106 323 325 365 % 24,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız c CDEDACBdE BDCDDcBEcDCBEEEDdBCAACABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDe CDaaaCEcE CaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız aDbBaBABcEEC C                D    DCBCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız CaacEebCBCE BaCdB ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

242,920 64,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 37 14 69 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(963.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 280 751 753 963 % 64,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDd  C  B a DEeEADCcEE DdBCAbCbBBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDB aDBaB  cEBC dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız    ad                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

218,816 77,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAANAKAR 120 31 23 66 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1162.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 349 881 883 1162 % 77,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EeCDEDA dd  a eDcdBbADbcEd DCBdAACAaBca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcCDc aD eBeEDE  eBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                    B  d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   d E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

221,497 76,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KADİR DENİZLİ 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1142.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 341 867 869 1142 % 76,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız b CDdDACBdb e CDbE cADCcEEcDCaeAA bBBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E dDc CeaaB EcEB  dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız       A               B             CB c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

219,525 77,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 30 18 72 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 346 875 877 1155 % 77,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCDEDACBdE e CccaBdAeCBEE DaB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDccaDaaBCEcE    c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                        b            CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız b C                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 3 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

237,579 68,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1018.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 300 787 789 1018 % 68,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDd BaEdaDabebB AD BdEEaCBCcAdABB aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız Ecd  cCD ea baE C  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  DC  B B E C CA                    D B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

193,676 87,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 23 25 72 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 381 954 956 1305 % 87,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDaed Eba  Ca caDCbBacDaCBEb adAdAcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C Ec  aD ebB E   d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e                d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

241,281 65,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 42 36 42 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 289 764 766 981 % 65,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDACBbd eeeacEBacDCBEcEDCBaAcdeeBbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız cACcB eDaaadEcEB cBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   B  eE C d     Bd B       D B BDCab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız  bec              De

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

263,706 53,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 46 21 53 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 229 642 644 796 % 53,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDcCBCd eeeDaEa AD BEEaaCcCAACABdEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDa aDaBB EcEB  BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız     CBA  E                   DD   BD BC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     b   a    e a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

295,851 36,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİNA BÜTÜN 120 59 29 32 51 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 155 470 472 544 % 36,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdAbaEDaDBbd cCcaEBEADcdBEEEDCA bECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CcEAbBaDEaEBCEcDadBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BeD EdBdBADECAC D   BEBBa C  dD C  eD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız e   d      e     c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 6 1 75

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

258,694 56,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(839.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 241 676 678 839 % 56,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEdAaE aeBCEeeCDbEBEADBCaEEaDCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADcBDcabBCEcc B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  a c E Bd  aEC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

301,483 34,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 58 18 44 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 145 443 445 510 % 34,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDdeACEDdDBbE DCDaEBEcDcCBEdEDCACAa ABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEADeBD eEBCEacDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BbD ECB BAD aA  D   B  B           eD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız     e E  C       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 4 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

232,988 70,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 38 31 51 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1055.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 314 811 813 1055 % 70,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDcAbCEDeDcba DeDCEacADaeaEdabCACAabcBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBEAccaD CEe EacDBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    D   B     C CA        e C    e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız eb       e d     d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 4 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

241,286 65,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(980.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 288 763 765 980 % 65,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EdCDEcbCBCd BDCeDEBEcDdccE DCabbAdAeBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız ccCae eDBBeCE Eade c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D  CB B   C C   b  E    d   DDc   DC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     b    C   a  a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

222,653 75,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 33 25 62 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 338 860 862 1131 % 75,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aeCDEDbCBbd BD DcEc ADCBcdEeCBdAA ABBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC c CDea  bDE d BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız           c  d c                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a          a cc c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

246,961 62,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 43 32 45 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 266 723 725 926 % 62,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDabAaEDaecCd DdDCEBEbDBeaEEEDCbdAaeAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CecAD  DbabB Ecc  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CBDDAEC A A ECAe e  c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız ac  C   ee e       b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

257,316 57,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 45 26 49 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 244 681 683 850 % 57,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDcCebdeceCDeEaEcDCBEb DCaCAAdABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACca CDadB EDEBC  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   BcB E CAd     B  B             C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C b   e    a dd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

302,028 33,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 60 25 35 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 144 440 442 506 % 33,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEcbCEDe aCa eaDCaBdAeBCBEcEDCACAECABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEAecac C BbEDD B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız CB DAECBABADECA A    B  B     da Ca BDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DEaeddb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

237,514 68,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 35 13 72 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 302 789 791 1020 % 68,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAd ED  B a caDCEc ADcCBEb D  CAEC BdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CBE DcaD  Ee E D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız    c     B DE AC                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız                  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

276,103 45,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 53 33 34 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(682.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 200 567 569 682 % 45,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDeeBCc BaecebcEAebcEEaaCBbAdCABBEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDdECDeBeCEbEBCDdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız bDCcCa  A E Ab c   B  B   D      aB CB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a Ee dB    abB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 3 0 38

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

277,599 45,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 50 18 52 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 197 561 563 673 % 45,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDEAbCdDcDBCE DaDCEaEcDBCBEEEDCdCAcbABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CaEADBa  abB Eac B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 2 26 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız  BDD E BcBA  C   D      B        e  BD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız          a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

255,570 58,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 248 692 694 868 % 58,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız  ACDEDd B     CD EaEAb   E eCBCAAbABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız E Ce  aD aB bcE   dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D cCBAB d    Aa   B  B     A D   BDeB e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C ED  c    e c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

286,570 41,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 54 23 43 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 180 521 523 617 % 41,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız   CbEcdCadd Bc DeEBE D BccEcCaCA  AaBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACbcE DBBBCEDE dDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 0 19 11,00 % 37

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCBAB   C  A    B  B     A D   BDCBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   CaEe  cC   a c D e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

254,565 59,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 45 30 45 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 254 700 702 880 % 59,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız bDE A EDccBda eCDCEeEADcCaEb DCACAcCABBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız C b   aD CEB E D   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız ea DebCB BAaEC e c a B                CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız DbaeCE   e e  ae d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 2 1 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

238,396 67,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 40 32 48 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 297 783 785 1012 % 67,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 19 0 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CDbbAdEceDdbdaeCDCEBEbDBeaEEEDCddbcbABBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız CacdDaaDaCcBCEDDeBBC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız e  b       D   C        B    C    dEcbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

281,353 43,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 190 545 547 651 % 43,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız deCDEDA aCd BDCDeEcEADbBEEaDCBCAAeAeBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDB aDdBaCEcEB DBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 5 14 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  c a BAB EECA Ae d    B  b  AD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız    aE        a a  ce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 0 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

227,402 73,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 324 835 837 1098 % 73,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDcC  E aDCbecadcDeBEcEeeaCAAdABBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız c C   CD Ba bDE   dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız                                   eDCB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C     c    e e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 3 40

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

199,697 86,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 25 25 70 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1283.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 379 943 945 1283 % 86,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACbcbcCdCd  DCceaBE   ab c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACDeEeDcaaCbcEBbDBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız      Be  b   Ce              D      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   a            d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 3 11

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 0 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

225,283 74,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 331 844 846 1110 % 74,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A CDEAACEDBDBCEBDCDCEBEADBCBEEEDCACAECABBE

Cevaplarınız CD AAaEDe abd ceDCaebceaeaEEEDCA bcdeBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CBEADBBDECEBCEDDDBBCDEACA

Cevaplarınız dcbADBBD aEa EcD BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A CBDDAECBABADECACADDEDBEBBDACDCBDDCBEBDCB

Cevaplarınız C    E                  Ba C        B CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCCEEBBCCBCEDDCBBD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 1 0

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 1 1 13

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

204,745 84,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 369 928 930 1254 % 84,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız aACDED CeCd a  caEab bdBEd DacCbACdBBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC cbeDca Cb EBd  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 5 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

210,116 82,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 30 31 59 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 365 916 918 1223 % 82,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız deCbEDbaBbE ebdaeEBEADCdEEEDacebAeAaBbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EbCDe eDcacbEDEadaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D   B                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız     E               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 6 33

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

246,893 62,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 37 8 75 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 267 724 726 927 % 62,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız E CDEDACB    DCDaEBEADacEE DCcCAACABBEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAC    D ae E EB   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız                a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

0,000 96,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT FİLİZ 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 410 1036 1038 1445 % 96,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız bcCacacbebddecCaDdBEdDbdbcabdedbeebeacce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EcbcBdCcaeBCEcEdbDcb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 25 0 -1,25 % 0

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DeCedaAddccCbbcacabBcacececbbbaDebcbbcee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız eaaEEcbdBdEeBaCcaDbD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 5 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 3 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 8 0 8 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Kombinasyon 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Yay Dalgaları 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



YAYIN DENİZİ TYT 1

243,717 64,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 39 21 60 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 277 747 749 958 % 64,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDEDbaBCdBabbDcEBEADCacEEDCBbAA ABBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACea aD aa acE  cBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız DD                 B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız   C          C    a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

187,887 89,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 19 17 84 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1331.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 388 968 970 1331 % 89,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız d CD D aBa  e C cE  AeCBEE  Cad c bBBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız     c aD aa bcE    D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33

Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 3 20

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 0 0 0

Sevr Antlaşması 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Prizmalar 2 0 0 0

Çokgenler 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

273,262 47,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 212 593 595 715 % 47,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EbCDEDbCBCa aDbceca dDdBEEEDCBCAACABBE e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EAdDcbeDBBa bcE   BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  D BCBcB EE AC        BacC  ADD     CB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız                a c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100

Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 8 5 2 63

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



YAYIN DENİZİ TYT 1

260,363 54,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 235 660 662 819 % 54,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 65 414 1072 1074 1490

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EACDEDACBCEBBDCDDEBEADCBEEEDCBCAACABBEEC

Cevaplarınız EACDaDAaBda aDCDD c cDCBEEE CcCAAeABBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B EACDBECDBBBCEDEBCDBDEADAC

Cevaplarınız EACD  e  a  E E  aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDCBCBABAEECACADDEDBEBBDACDCADDDBEBDCBCB

Cevaplarınız  c dCBc Ab C d        B     A     B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCCEEDECBCEBBCCBBDDD

Cevaplarınız C C EDaaB    e d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67

Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

Emeviler 1 1 0 100

Sevr Antlaşması 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 8 2 0 25

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Yay Dalgaları 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Verim ve Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

3

%4,62

59

%90,77
 

1

%1,54

2

%3,08
 

Doğru (%90,77)

Yanlış (%6,15)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

7

%10,77

6

%9,23
 

52

%80,00
   

Doğru (%80,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam E

9

%13,85

9

%13,85

3

%4,62

8

%12,31

31

%47,69

5

%7,69
 

Doğru (%47,69)

Yanlış (%44,62)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Deyimler ve Atasözleri A

20

%30,77

8

%12,31

3

%4,62

4

%6,15

10

%15,38

20

%30,77
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%38,46)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

31

%47,69

12

%18,46

7

%10,77

9

%13,85

1

%1,54

5

%7,69
 

Doğru (%47,69)

Yanlış (%44,62)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Ses Bilgisi - Karma C

14

%21,54

2

%3,08

31

%47,69

1

%1,54

1

%1,54

16

%24,62
 

Doğru (%47,69)

Yanlış (%27,69)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri E

2

%3,08
 

2

%3,08

3

%4,62

56

%86,15

2

%3,08
 

Doğru (%86,15)

Yanlış (%10,77)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Paragrafı İkiye Ayırma D

2

%3,08

3

%4,62

6

%9,23

51

%78,46
 

3

%4,62
 

Doğru (%78,46)

Yanlış (%16,92)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler B

17

%26,15

11

%16,92

3

%4,62

1

%1,54

22

%33,85

11

%16,92
 

Doğru (%16,92)

Yanlış (%66,15)

Boş (%16,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Cümlenin Ögeleri - Karma D

1

%1,54

2

%3,08

4

%6,15

27

%41,54

7

%10,77

24

%36,92
 

Doğru (%41,54)

Yanlış (%21,54)

Boş (%36,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Noktalama İşaretleri - Karma B

11

%16,92

40

%61,54

2

%3,08

4

%6,15

3

%4,62

5

%7,69
 

Doğru (%61,54)

Yanlış (%30,77)

Boş (%7,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Büyük Harflerin Yazılışı C

6

%9,23

18

%27,69

17

%26,15

12

%18,46

4

%6,15

8

%12,31
 

Doğru (%26,15)

Yanlış (%61,54)

Boş (%12,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Noktalama İşaretleri - Karma E

10

%15,38

2

%3,08

2

%3,08

21

%32,31

16

%24,62

14

%21,54
 

Doğru (%24,62)

Yanlış (%53,85)

Boş (%21,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Karma Dil Bilgisi B

1

%1,54

4

%6,15
 

3

%4,62

2

%3,08

55

%84,62
 

Doğru (%6,15)

Yanlış (%9,23)

Boş (%84,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

5

%7,69

1

%1,54

14

%21,54

20

%30,77

20

%30,77

5

%7,69
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%61,54)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Paragrafın Yorumlanması C

9

%13,85

6

%9,23

34

%52,31

4

%6,15

8

%12,31

4

%6,15
 

Doğru (%52,31)

Yanlış (%41,54)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

7

%10,77

2

%3,08

12

%18,46

41

%63,08

1

%1,54

2

%3,08
 

Doğru (%63,08)

Yanlış (%33,85)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-23 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

5

%7,69

8

%12,31

34

%52,31

7

%10,77

2

%3,08

9

%13,85
 

Doğru (%52,31)

Yanlış (%33,85)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme E

4

%6,15

4

%6,15

12

%18,46

4

%6,15

39

%60,00

2

%3,08
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%36,92)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

8

%12,31

41

%63,08

8

%12,31

1

%1,54

3

%4,62

4

%6,15
 

Doğru (%63,08)

Yanlış (%30,77)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-20 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

3

%4,62

6

%9,23

2

%3,08

4

%6,15

34

%52,31

16

%24,62
 

Doğru (%52,31)

Yanlış (%23,08)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

39

%60,00

2

%3,08

15

%23,08

3

%4,62
 

6

%9,23
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%30,77)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Düşünceyi Geliştirme Yolları D  

2

%3,08
 

52

%80,00

8

%12,31

3

%4,62
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%15,38)

Boş (%4,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

17

%26,15

28

%43,08

15

%23,08
 

1

%1,54

4

%6,15
 

Doğru (%43,08)

Yanlış (%50,77)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-31 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%1,54

5

%7,69

32

%49,23

8

%12,31

14

%21,54

5

%7,69
 

Doğru (%49,23)

Yanlış (%43,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

19

%29,23

29

%44,62

10

%15,38

2

%3,08

1

%1,54

4

%6,15
 

Doğru (%44,62)

Yanlış (%49,23)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%1,54

2

%3,08

5

%7,69

3

%4,62

52

%80,00

2

%3,08
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%16,92)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

1

%1,54

6

%9,23

6

%9,23

8

%12,31

38

%58,46

6

%9,23
 

Doğru (%58,46)

Yanlış (%32,31)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Ekler ve Ek Çeşitleri E

7

%10,77
 

5

%7,69
 

28

%43,08

25

%38,46
 

Doğru (%43,08)

Yanlış (%18,46)

Boş (%38,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafa Özgü Soru Kökü D

6

%9,23

2

%3,08

3

%4,62

42

%64,62

5

%7,69

7

%10,77
 

Doğru (%64,62)

Yanlış (%24,62)

Boş (%10,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%4,62

1

%1,54

45

%69,23

10

%15,38

1

%1,54

5

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

47

%72,31

2

%3,08

3

%4,62

5

%7,69

1

%1,54

7

%10,77
 

Doğru (%72,31)

Yanlış (%16,92)

Boş (%10,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-34 Söz Öbeklerinde Anlam C  

1

%1,54

25

%38,46

17

%26,15

8

%12,31

14

%21,54
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%40,00)

Boş (%21,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

45

%69,23

13

%20,00

1

%1,54
  

6

%9,23
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%21,54)

Boş (%9,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü E

23

%35,38
 

29

%44,62

1

%1,54

7

%10,77

5

%7,69
 

Doğru (%10,77)

Yanlış (%81,54)

Boş (%7,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,54

19

%29,23

23

%35,38

2

%3,08

10

%15,38

10

%15,38
 

Doğru (%35,38)

Yanlış (%49,23)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

45

%69,23

6

%9,23

2

%3,08

3

%4,62

4

%6,15

5

%7,69
 

Doğru (%69,23)

Yanlış (%23,08)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) B

7

%10,77

43

%66,15
  

11

%16,92

4

%6,15
 

Doğru (%66,15)

Yanlış (%27,69)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam B

2

%3,08

55

%84,62

2

%3,08

3

%4,62
 

3

%4,62
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%10,77)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%1,54

2

%3,08

6

%9,23
 

49

%75,38

7

%10,77
 

Doğru (%75,38)

Yanlış (%13,85)

Boş (%10,77)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI C

1

%1,54

4

%6,15

53

%81,54

4

%6,15

1

%1,54

2

%3,08
 

Doğru (%81,54)

Yanlış (%15,38)

Boş (%3,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı B

7

%10,77

15

%23,08

17

%26,15

1

%1,54

9

%13,85

16

%24,62
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%52,31)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Emeviler E  

3

%4,62

5

%7,69
 

52

%80,00

5

%7,69
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%12,31)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sevr Antlaşması A

37

%56,92

4

%6,15

6

%9,23

2

%3,08

1

%1,54

15

%23,08
 

Doğru (%56,92)

Yanlış (%20,00)

Boş (%23,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler D

2

%3,08

4

%6,15

8

%12,31

29

%44,62

6

%9,23

16

%24,62
 

Doğru (%44,62)

Yanlış (%30,77)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Atmosfer ve İklim B

15

%23,08

12

%18,46

11

%16,92

2

%3,08

6

%9,23

19

%29,23
 

Doğru (%18,46)

Yanlış (%52,31)

Boş (%29,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Türkiye'de Nüfusun Dağılışı B

43

%66,15

13

%20,00
 

4

%6,15

4

%6,15

1

%1,54
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%78,46)

Boş (%1,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Doğa ve İnsan Etkileşimi D   

3

%4,62

55

%84,62

3

%4,62

4

%6,15
 

Doğru (%84,62)

Yanlış (%9,23)

Boş (%6,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Dünyada Su Kaynakları E

4

%6,15

6

%9,23

4

%6,15

4

%6,15

8

%12,31

39

%60,00
 

Doğru (%12,31)

Yanlış (%27,69)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 İklim Elemanları / Sıcaklık C

22

%33,85
 

19

%29,23

1

%1,54

16

%24,62

7

%10,77
 

Doğru (%29,23)

Yanlış (%60,00)

Boş (%10,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Bilgi Felsefesi E

1

%1,54

14

%21,54

2

%3,08

1

%1,54

37

%56,92

10

%15,38
 

Doğru (%56,92)

Yanlış (%27,69)

Boş (%15,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Felsefenin Anlamı B

15

%23,08

29

%44,62

2

%3,08

1

%1,54

9

%13,85

9

%13,85
 

Doğru (%44,62)

Yanlış (%41,54)

Boş (%13,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Varlık Felsefesi C

3

%4,62

3

%4,62

19

%29,23

2

%3,08

2

%3,08

36

%55,38
 

Doğru (%29,23)

Yanlış (%15,38)

Boş (%55,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Sanat Felsefesi E     

60

%92,31

5

%7,69
 

Doğru (%92,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri D

11

%16,92

2

%3,08

24

%36,92

11

%16,92

1

%1,54

16

%24,62
 

Doğru (%16,92)

Yanlış (%58,46)

Boş (%24,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Dünya ve Ahiret D  

2

%3,08

13

%20,00

47

%72,31
 

3

%4,62
 

Doğru (%72,31)

Yanlış (%23,08)

Boş (%4,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Din ve İslam D

8

%12,31
 

4

%6,15

10

%15,38

5

%7,69

38

%58,46
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%26,15)

Boş (%58,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Bilgi ve İnanç B  

34

%52,31

2

%3,08

12

%18,46

1

%1,54

16

%24,62
 

Doğru (%52,31)

Yanlış (%23,08)

Boş (%24,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B

3

%4,62

25

%38,46

1

%1,54

1

%1,54

3

%4,62

32

%49,23
 

Doğru (%38,46)

Yanlış (%12,31)

Boş (%49,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Anadolu'da İslam C  

7

%10,77

15

%23,08

7

%10,77
 

36

%55,38
 

Doğru (%23,08)

Yanlış (%21,54)

Boş (%55,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri D      

65

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Bilgi Felsefesi E      

65

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Siyaset Felsefesi A      

65

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri C      

65

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri A      

65

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Ondalık Sayılar C  

1

%1,75

8

%14,04

1

%1,75

5

%8,77

42

%73,68
 

Doğru (%14,04)

Yanlış (%12,28)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Rasyonel Sayılar B

5

%8,77

12

%21,05

2

%3,51

2

%3,51

2

%3,51

34

%59,65
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%19,30)

Boş (%59,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Üslü ifadeler D

2

%3,51

2

%3,51

1

%1,75

9

%15,79

1

%1,75

42

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Köklü ifadeler D  

1

%1,75

4

%7,02

23

%40,35

4

%7,02

25

%43,86
 

Doğru (%40,35)

Yanlış (%15,79)

Boş (%43,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-9 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri A

7

%12,28
 

2

%3,51

2

%3,51

2

%3,51

44

%77,19
 

Doğru (%12,28)

Yanlış (%10,53)

Boş (%77,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Tek ve Çift Sayılar E  

3

%5,26

1

%1,75

1

%1,75

21

%36,84

31

%54,39
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%8,77)

Boş (%54,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER C

1

%1,75
 

13

%22,81

7

%12,28

1

%1,75

35

%61,40
 

Doğru (%22,81)

Yanlış (%15,79)

Boş (%61,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri B

2

%3,51

26

%45,61
 

1

%1,75
 

28

%49,12
 

Doğru (%45,61)

Yanlış (%5,26)

Boş (%49,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

13

%22,81

1

%1,75

5

%8,77

4

%7,02

1

%1,75

33

%57,89
 

Doğru (%22,81)

Yanlış (%19,30)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Fonksiyon Kavramı B  

22

%38,60
 

1

%1,75
 

34

%59,65
 

Doğru (%38,60)

Yanlış (%1,75)

Boş (%59,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-29 Sayı Problemleri A

17

%29,82

1

%1,75
   

39

%68,42
 

Doğru (%29,82)

Yanlış (%1,75)

Boş (%68,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-30 Sayı Problemleri D

4

%7,02

1

%1,75

1

%1,75

14

%24,56
 

37

%64,91
 

Doğru (%24,56)

Yanlış (%10,53)

Boş (%64,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Sayı Problemleri E   

4

%7,02
 

16

%28,07

37

%64,91
 

Doğru (%28,07)

Yanlış (%7,02)

Boş (%64,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar C

1

%1,75

1

%1,75

24

%42,11
  

31

%54,39
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%3,51)

Boş (%54,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Sayı Problemleri A

15

%26,32

1

%1,75
   

41

%71,93
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%1,75)

Boş (%71,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C

1

%1,75

4

%7,02

15

%26,32

4

%7,02

3

%5,26

30

%52,63
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%21,05)

Boş (%52,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri A

8

%14,04
 

4

%7,02
 

2

%3,51

43

%75,44
 

Doğru (%14,04)

Yanlış (%10,53)

Boş (%75,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16

[1] Önermeler ve Bileşik Önermeler [2]
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme D

2

%3,51
 

4

%7,02

4

%7,02

4

%7,02

43

%75,44
 

Doğru (%7,02)

Yanlış (%17,54)

Boş (%75,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D   

2

%3,51
  

55

%96,49
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,51)

Boş (%96,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Bölünebilme Kuralları E

2

%3,51

1

%1,75
 

1

%1,75

2

%3,51

51

%89,47
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%7,02)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Hareket Problemleri D  

2

%3,51

1

%1,75

2

%3,51
 

52

%91,23
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%5,26)

Boş (%91,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20 Yaş Problemleri B  

16

%28,07

2

%3,51

1

%1,75
 

38

%66,67
 

Doğru (%28,07)

Yanlış (%5,26)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Grafik Problemleri E   

1

%1,75

1

%1,75

3

%5,26

52

%91,23
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%3,51)

Boş (%91,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Sayı Problemleri B

2

%3,51

1

%1,75
   

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Sayı Problemleri B  

23

%40,35

2

%3,51

1

%1,75
 

31

%54,39
 

Doğru (%40,35)

Yanlış (%5,26)

Boş (%54,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Sayı Problemleri D

3

%5,26

1

%1,75
 

1

%1,75

3

%5,26

49

%85,96
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%12,28)

Boş (%85,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri A

1

%1,75
 

2

%3,51
  

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

1

%1,75

6

%10,53

1

%1,75

2

%3,51

47

%82,46
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%7,02)

Boş (%82,46)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Kombinasyon D   

1

%1,75

1

%1,75

1

%1,75

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları C

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51
  

53

%92,98
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%3,51)

Boş (%92,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Prizmalar B  

1

%1,75
 

2

%3,51

1

%1,75

53

%92,98
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%5,26)

Boş (%92,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Çokgenler D

2

%3,51
  

8

%14,04
 

47

%82,46
 

Doğru (%14,04)

Yanlış (%3,51)

Boş (%82,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgende Açıortay D   

1

%1,75

1

%1,75

1

%1,75

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C

1

%1,75

1

%1,75

5

%8,77
 

2

%3,51

48

%84,21
 

Doğru (%8,77)

Yanlış (%7,02)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-40 Dikdörtgen B

2

%3,51

4

%7,02

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51

47

%82,46
 

Doğru (%7,02)

Yanlış (%10,53)

Boş (%82,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri E

1

%1,75

1

%1,75
  

1

%1,75

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler B  

9

%15,79

2

%3,51
 

3

%5,26

43

%75,44
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%8,77)

Boş (%75,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgende Açılar D  

3

%5,26
 

13

%22,81
 

41

%71,93
 

Doğru (%22,81)

Yanlış (%5,26)

Boş (%71,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar C  

1

%1,75

19

%33,33
 

3

%5,26

34

%59,65
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%7,02)

Boş (%59,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Dönüşüm Geometrisi B

1

%1,75

19

%33,33

1

%1,75
  

36

%63,16
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%3,51)

Boş (%63,16)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve
Dünya’nın Manyetik Alanı D

1

%1,89
 

1

%1,89

9

%16,98

12

%22,64

30

%56,60
 

Doğru (%16,98)

Yanlış (%26,42)

Boş (%56,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri E

1

%1,89

7

%13,21

2

%3,77

1

%1,89

4

%7,55

38

%71,70
 

Doğru (%7,55)

Yanlış (%20,75)

Boş (%71,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

2

%3,77

1

%1,89

5

%9,43

1

%1,89

2

%3,77

42

%79,25
 

Doğru (%9,43)

Yanlış (%11,32)

Boş (%79,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Yay Dalgaları C

2

%3,77

2

%3,77

2

%3,77

3

%5,66

2

%3,77

42

%79,25
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%16,98)

Boş (%79,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı C

9

%16,98

1

%1,89

17

%32,08

5

%9,43

3

%5,66

18

%33,96
 

Doğru (%32,08)

Yanlış (%33,96)

Boş (%33,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Düzlem Aynalar E

4

%7,55
 

3

%5,66

1

%1,89

5

%9,43

40

%75,47
 

Doğru (%9,43)

Yanlış (%15,09)

Boş (%75,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Verim ve Enerji Kaynakları E

1

%1,89

9

%16,98

1

%1,89
 

18

%33,96

24

%45,28
 

Doğru (%33,96)

Yanlış (%20,75)

Boş (%45,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-12 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM B     

2

%3,77

51

%96,23
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,77)

Boş (%96,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Periyodik Özellikler B  

2

%3,77
 

1

%1,89

1

%1,89

49

%92,45
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%3,77)

Boş (%92,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği C

12

%22,64
 

4

%7,55
 

16

%30,19

21

%39,62
 

Doğru (%7,55)

Yanlış (%52,83)

Boş (%39,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karışımların Sınıflandırılması C

1

%1,89
 

1

%1,89

2

%3,77
 

49

%92,45
 

Doğru (%1,89)

Yanlış (%5,66)

Boş (%92,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Kuvvetli Asit ve Baz Çözeltilerinde pH B

2

%3,77

5

%9,43

6

%11,32

1

%1,89

4

%7,55

35

%66,04
 

Doğru (%9,43)

Yanlış (%24,53)

Boş (%66,04)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE YAYIN DENİZİ TYT 1

Okul İlçe İl Genel

414 1072 1074 1490

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C   

6

%11,32

2

%3,77
 

45

%84,91
 

Doğru (%11,32)

Yanlış (%3,77)

Boş (%84,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-11 Mol Kavramı E     

3

%5,66

50

%94,34
 

Doğru (%5,66)

Yanlış (%0,00)

Boş (%94,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Hücre Zarından Madde Geçişleri D

2

%3,77

1

%1,89

3

%5,66

1

%1,89

1

%1,89

45

%84,91
 

Doğru (%1,89)

Yanlış (%13,21)

Boş (%84,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Canlılardaki Temel Bileşikler D

2

%3,77
  

1

%1,89

4

%7,55

46

%86,79
 

Doğru (%1,89)

Yanlış (%11,32)

Boş (%86,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Mitoz C  

1

%1,89

2

%3,77
  

50

%94,34
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%1,89)

Boş (%94,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Güncel Çevre Sorunları ve İnsan B

11

%20,75

2

%3,77

13

%24,53

10

%18,87

2

%3,77

15

%28,30
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%67,92)

Boş (%28,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Canlıların Ortak Özellikleri B

3

%5,66

2

%3,77

2

%3,77

1

%1,89
 

45

%84,91
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%11,32)

Boş (%84,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Soyağaçları (Otozomal) D  

2

%3,77

2

%3,77

2

%3,77
 

47

%88,68
 

Doğru (%3,77)

Yanlış (%7,55)

Boş (%88,68)
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