
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 26 13 22,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 10 5 8,75 2 1 1,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 61 30 53,50 303,096 223

2 0 MELİH SÜMER  ME 29 9 26,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 7 4 6,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 56 20 51,00 295,004 246

3 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 13 19,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 14 0 14,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,436 260

4 0 TUBA YAKIN  ME 27 11 24,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 5 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 55 23 49,25 289,546 272

5 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 50 20 45,00 277,322 332

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 10 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 2 3,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 48 16 44,00 274,941 343

7 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 15 19,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 8 4 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 48 25 41,75 267,184 376

8 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 12 23,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 8 2,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 49 33 40,75 264,845 386

9 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 22 15 18,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 22 39,50 260,532 405

10 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 21 17 16,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 8 6 6,50 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 47 36 38,00 256,459 422

11 0 RÜMEYSA KAYA  ME 21 17 16,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 43 24 37,00 253,692 432

12 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 24 11 21,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 253,203 435

13 0 NİSA AKSU  ME 21 18 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 2 6,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 43 26 36,50 251,966 440

14 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 25 8 23,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,221 455

15 0 NAZLI BALA  ME 24 13 20,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 3 2,25 40 19 35,25 247,853 463

16 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 12 18,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 2 4,50 1 0 1,00 39 18 34,50 245,914 471

17 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 17 13,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 0 2,00 40 27 33,25 243,332 486

18 0 SILA SÜZ  ME 17 18 12,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 9 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 41 32 33,00 242,255 492

19 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 22 16 18,00 5 0 5,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 39 25 32,75 241,043 497

20 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 14 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 37 20 32,00 238,976 507

21 0 HİLAL YILMAZ  ME 22 12 19,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 36 18 31,50 236,887 514

22 0 FATİH KURT  ME 19 17 14,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 38 28 31,00 236,465 517

23 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 20 8 18,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 6 1 5,75 34 13 30,75 234,676 521

24 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 19 16 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 36 22 30,50 234,263 523

25 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 20 6 18,50 5 0 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 32 8 30,00 232,524 531

26 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 18 17,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 28 30,00 232,441 533

27 0 LORİN CANİK  ME 20 10 17,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 13 29,75 231,656 536

28 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 20 16 16,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 38 34 29,50 231,477 537

29 0 REŞİT ACAR  ME 13 12 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 9 8 7,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 38 36 29,00 229,802 543
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

30 0 ÖZNUR SALTIK  ME 23 12 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 36 30 28,50 228,224 548

31 0 KAAN KARAKAŞ  ME 20 12 17,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 0 4,00 32 16 28,00 226,693 553

32 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 12 21,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 34 27 27,25 224,394 563

33 0 BERAT DEMİRCAN  ME 19 15 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 32 25 25,75 220,118 578

34 0 DİLBER BAYRAM  ME 20 15 16,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 218,911 580

35 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 17 20 12,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 31 24 25,00 218,013 586

36 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 18 13,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 32 29 24,75 217,292 592

37 0 EELİSA HATAY  ME 21 15 17,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 31 26 24,50 216,736 595

38 0 EFE ALTAN  ME 20 19 15,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 35 44 24,00 215,260 606

39 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 15 20 10,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 32 33 23,75 214,763 607

40 0 AYŞE AYDIN  ME 13 6 11,50 3 0 3,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 27 13 23,75 214,551 608

41 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 17 19 12,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 33 38 23,50 214,082 609

42 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 14 18 9,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 22 23,50 213,996 610

43 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 19 19 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 33 39 23,25 213,567 612

44 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 12 21 6,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 28 23,00 212,978 613

45 0 TALHA KARAKOÇ  ME 15 25 8,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 4 3,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 33 40 23,00 212,084 619

46 0 BERKAY KARABACAK  ME 18 16 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 28 21 22,75 211,349 626

47 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 15 14,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 28 25 21,75 208,408 637

48 0 BEDRİYEASLAN  ME 10 21 4,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 3 1,25 5 3 4,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 31 20,25 204,168 651

49 0 TÜMER KAPLAN  ME 11 14 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 28 19,00 200,751 664

50 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 18 19 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 27 32 19,00 200,482 666

51 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 17 15,75 1 0 1,00 21 17 16,75 193,679 679

52 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 9 19 4,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 19 21 13,75 185,205 693

53 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 6 6 4,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 17 15 13,25 183,877 696

54 0 ADİLE UĞURLU  ME 10 13 6,75 2 3 1,25 2 0 2,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 20 27 13,25 183,833 697

55 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 5 9 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 15 12 12,00 180,097 703

56 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 13 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 16 23 10,25 175,034 705

57 0 SALİH KARAKOÇ  ME 14 16 10,00 1 4 0,00 15 20 10,00 174,030 707

58 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 20 7,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 38 9,50 172,610 711
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

59 0 YAĞMUR ASLAN  ME 10 12 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 13 18 8,50 169,701 715

60 0 KAAN ARIKAN  ME 7 13 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 12 15 8,25 169,056 716
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 26 13 22,75 13 5 11,75 12 6 10,50 10 6 8,50 61 30 53,50 303,096 1 117 141 141 223

2 0 MELİH SÜMER  ME 29 9 26,75 14 4 13,00 7 4 6,00 6 3 5,25 56 20 51,00 295,004 2 135 160 160 246

3 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 13 19,75 14 4 13,00 18 0 18,00 0 1 -0,25 55 18 50,50 292,436 3 148 173 173 260

4 0 TUBA YAKIN  ME 27 11 24,25 15 5 13,75 9 5 7,75 4 2 3,50 55 23 49,25 289,546 4 157 185 185 272

5 0 NİSANUR TAŞKIRAN  ME 29 10 26,50 12 4 11,00 3 1 2,75 6 5 4,75 50 20 45,00 277,322 5 198 234 234 332

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 24 10 21,50 13 3 12,25 4 2 3,50 7 1 6,75 48 16 44,00 274,941 6 206 245 245 343

7 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 23 15 19,25 14 3 13,25 9 4 8,00 2 3 1,25 48 25 41,75 267,184 7 230 272 272 376

8 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 12 23,00 13 5 11,75 4 9 1,75 6 7 4,25 49 33 40,75 264,845 8 239 281 281 386

9 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 22 15 18,25 16 2 15,50 6 4 5,00 1 1 0,75 45 22 39,50 260,532 9 253 296 296 405

10 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 21 17 16,75 13 6 11,50 10 10 7,50 3 3 2,25 47 36 38,00 256,459 10 265 308 308 422

11 0 RÜMEYSA KAYA  ME 21 17 16,75 12 5 10,75 7 2 6,50 3 0 3,00 43 24 37,00 253,692 11 274 318 318 432

12 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 24 11 21,25 14 1 13,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 12 37,00 253,203 12 277 321 321 435

13 0 NİSA AKSU  ME 21 18 16,50 13 5 11,75 7 2 6,50 2 1 1,75 43 26 36,50 251,966 13 280 325 325 440

14 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 25 8 23,00 13 3 12,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 13 35,75 249,221 14 292 339 339 455

15 0 NAZLI BALA  ME 24 13 20,75 13 3 12,25 3 3 2,25 40 19 35,25 247,853 15 299 346 346 463

16 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 12 18,00 12 4 11,00 5 2 4,50 1 0 1,00 39 18 34,50 245,914 16 305 354 354 471

17 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 18 17 13,75 12 4 11,00 4 4 3,00 6 2 5,50 40 27 33,25 243,332 17 319 369 369 486

18 0 SILA SÜZ  ME 17 18 12,50 14 4 13,00 6 9 3,75 4 1 3,75 41 32 33,00 242,255 18 324 374 374 492

19 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 22 16 18,00 14 3 13,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 39 25 32,75 241,043 19 326 377 377 497

20 0 BEYZA NUR AKAN  ME 21 14 17,50 10 4 9,00 3 1 2,75 3 1 2,75 37 20 32,00 238,976 20 334 386 386 507

21 0 HİLAL YILMAZ  ME 22 12 19,00 11 4 10,00 3 2 2,50 36 18 31,50 236,887 21 341 393 393 514

22 0 FATİH KURT  ME 19 17 14,75 13 4 12,00 6 7 4,25 38 28 31,00 236,465 22 344 396 396 517

23 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 20 8 18,00 8 4 7,00 6 1 5,75 34 13 30,75 234,676 23 347 400 400 521

24 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 19 16 15,00 12 4 11,00 4 2 3,50 1 0 1,00 36 22 30,50 234,263 24 349 402 402 523

25 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 20 6 18,50 12 2 11,50 32 8 30,00 232,524 25 355 408 408 531

26 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 18 17,50 14 6 12,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 37 28 30,00 232,441 26 357 410 410 533

27 0 LORİN CANİK  ME 20 10 17,50 8 1 7,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 13 29,75 231,656 27 359 413 413 536

28 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 20 16 16,00 12 8 10,00 3 5 1,75 3 5 1,75 38 34 29,50 231,477 28 360 414 414 537

29 0 REŞİT ACAR  ME 13 12 10,00 13 5 11,75 9 8 7,00 3 11 0,25 38 36 29,00 229,802 29 364 418 418 543

30 0 ÖZNUR SALTIK  ME 23 12 20,00 9 9 6,75 2 4 1,00 2 5 0,75 36 30 28,50 228,224 30 368 422 422 548

31 0 KAAN KARAKAŞ  ME 20 12 17,00 12 4 11,00 32 16 28,00 226,693 31 372 426 426 553

32 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 24 12 21,00 10 9 7,75 0 6 -1,50 34 27 27,25 224,394 32 379 434 434 563

33 0 BERAT DEMİRCAN  ME 19 15 15,25 11 8 9,00 2 2 1,50 32 25 25,75 220,118 33 393 449 449 578

34 0 DİLBER BAYRAM  ME 20 15 16,25 10 6 8,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 32 27 25,25 218,911 34 395 451 451 580

35 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 17 20 12,00 13 4 12,00 1 0 1,00 31 24 25,00 218,013 35 400 457 457 586

36 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 18 18 13,50 12 7 10,25 1 1 0,75 1 3 0,25 32 29 24,75 217,292 36 405 462 462 592

37 0 EELİSA HATAY  ME 21 15 17,25 8 5 6,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 31 26 24,50 216,736 37 406 464 464 595

38 0 EFE ALTAN  ME 20 19 15,25 9 6 7,50 1 4 0,00 5 15 1,25 35 44 24,00 215,260 38 415 474 474 606

39 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 15 20 10,00 12 6 10,50 2 2 1,50 3 5 1,75 32 33 23,75 214,763 39 416 475 475 607

40 0 AYŞE AYDIN  ME 13 6 11,50 9 1 8,75 3 2 2,50 2 4 1,00 27 13 23,75 214,551 40 417 476 476 608

41 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 17 19 12,25 10 6 8,50 2 6 0,50 4 7 2,25 33 38 23,50 214,082 41 418 477 477 609

42 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 14 18 9,50 12 2 11,50 1 0 1,00 2 2 1,50 29 22 23,50 213,996 42 419 478 478 610

43 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 19 19 14,25 8 8 6,00 1 6 -0,50 5 6 3,50 33 39 23,25 213,567 43 420 480 480 612

44 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 12 21 6,75 13 3 12,25 1 1 0,75 4 3 3,25 30 28 23,00 212,978 44 421 481 481 613

45 0 TALHA KARAKOÇ  ME 15 25 8,75 12 8 10,00 6 5 4,75 0 2 -0,50 33 40 23,00 212,084 45 425 487 487 619

46 0 BERKAY KARABACAK  ME 18 16 14,00 9 5 7,75 1 0 1,00 28 21 22,75 211,349 46 430 492 492 626

47 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 15 14,25 9 9 6,75 1 1 0,75 28 25 21,75 208,408 47 435 498 498 637

48 0 BEDRİYEASLAN  ME 10 21 4,75 12 6 10,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 28 31 20,25 204,168 48 449 512 512 651

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

49 0 TÜMER KAPLAN  ME 11 14 7,50 13 7 11,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 26 28 19,00 200,751 49 458 523 523 664

50 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 18 19 13,25 8 8 6,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 27 32 19,00 200,482 50 460 525 525 666

51 0 KAYRA HOROZLAR  ME 20 17 15,75 1 0 1,00 21 17 16,75 193,679 51 469 536 536 679

52 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 9 19 4,25 10 2 9,50 19 21 13,75 185,205 52 478 548 548 693

53 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 6 6 4,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 5 0,75 17 15 13,25 183,877 53 481 551 551 696

54 0 ADİLE UĞURLU  ME 10 13 6,75 8 6 6,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 20 27 13,25 183,833 54 482 552 552 697

55 0 BİLGİN BERK YETİK  ME 5 9 2,75 9 3 8,25 1 0 1,00 15 12 12,00 180,097 55 487 558 558 703

56 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 13 0,75 12 7 10,25 0 3 -0,75 16 23 10,25 175,034 56 489 560 560 705

57 0 SALİH KARAKOÇ  ME 14 16 10,00 1 4 0,00 15 20 10,00 174,030 57 491 562 562 707

58 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 12 20 7,00 6 7 4,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 19 38 9,50 172,610 58 495 566 566 711

59 0 YAĞMUR ASLAN  ME 10 12 7,00 2 5 0,75 1 1 0,75 13 18 8,50 169,701 59 498 569 569 715

60 0 KAAN ARIKAN  ME 7 13 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 12 15 8,25 169,056 60 499 570 570 716
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ORBİTAL TYT

183,833 94,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 20 27 73 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(697.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 482 552 552 697 % 94,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BD b d cC a a  DCb CeDae B  ea   A  ba E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABba  CD Ad  cAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız ccc                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cd  D    d    D   ed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 7 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

241,043 67,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 326 377 377 497 % 67,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbaECbDBa  aCBcDaDACbDBCDBDAeDAbaAdecaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD aC EAB BcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız      c     b                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       b     BEb  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

212,978 82,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 421 481 481 613 % 82,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aE dedCe B    a aCDbcaeBDDdabCaeAeAaBadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  eB e ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                b                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e  bE  B      eCD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

214,551 82,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 27 13 80 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 417 476 476 608 % 82,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız ac  DB A  a     aCDAB  c D DA  AA  c E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BC D E E  B  b BB A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız a e                 A E     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  c   d B    a   c  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 1 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

204,168 87,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 28 31 61 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(651.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 449 512 512 651 % 87,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ecab bee   d e a DeCeDBeDeD AaAdddEeba E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABCDCEeDEAd B AdBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEB B    c  a     B          C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız           c         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 12 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

220,118 78,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 32 25 63 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 393 449 449 578 % 78,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebBcCc BC a Cab aDACADBaeBDAAacCbAbC a E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDbbCDbABaBacBBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız a  B       b              C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 8 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

211,349 84,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 28 21 71 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 430 492 492 626 % 84,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız abBECAeBC   Ccd aDACADeabdDd DACCAcee da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aAeCab CD AB   AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız                           C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

218,013 79,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 31 24 65 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 400 457 457 586 % 79,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBaCcDBC BabBc aD CcDeaecDAebACdAbabaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCD  CDEAB BcAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

238,976 68,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 37 20 63 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 334 386 386 507 % 68,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız Bd eeBCAC aDCe CadDAcCeBDDbD CCAAcbBe dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CADaECE b  B ABa Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    c   D            A       C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   A    B       Ca   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

213,996 82,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 29 22 69 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 419 478 478 610 % 82,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abbaeB cbec     aCcAB DBDDbaAb AAeAcBEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAcEEC     B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        c       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 10 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

180,097 95,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BİLGİN BERK YETİK 120 15 12 93 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 487 558 558 703 % 95,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız e aE A a    b   aae AD       eA  d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCadcCDE     A B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 3 2 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

218,911 78,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
DİLBER BAYRAM 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 395 451 451 580 % 78,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cbDeDBCcddE     aCceBCeBDDADAbCAdAbaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADd  cbDB B ABBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız            e e     c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız dD   a      E  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

214,082 82,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 33 38 49 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 418 477 477 609 % 82,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDeDBCAadE C a aCcbBaDaDbAaAdd AeAaBEbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADabC da  B ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d  A bA  a c        e             e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ee bEadc   aE  CD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 11 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

216,736 80,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EELİSA HATAY 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 406 464 464 595 % 80,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCcDB    beEeacbCADBCeBDAADAedAEedaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız b BCDb  c AB e AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız     e    d b                e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız b            ED    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

215,260 81,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EFE ALTAN 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 415 474 474 606 % 81,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 19 1 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBdCADeeCadbBd aeACADBaeaDAdaACdAcaedBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız aABCDCbCbbABcBe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cdbdD                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cdddDAbdaBbdcEbcCaea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

183,877 94,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 17 15 88 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 481 551 551 696 % 94,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDaaBC  a  C    eDA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADaECE       Ba Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eaAbca B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 1 1 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

231,477 72,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 38 34 48 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 360 414 414 537 % 72,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cbDaDBCAbc eC   aCDAcaedDDADbCbdAeAaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADcaCcbDBaBcABBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   eb   ad     B        bD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız b Abc  B       ac  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

232,441 72,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 357 410 410 533 % 72,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBdCeDBCeBCbBcDaDeCADBCeBDdAaAbCAcacacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDdbbDEABbBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A    c    c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a                 e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,465 69,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 38 28 54 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 344 396 396 517 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dcDeDBCc Bb   BCeCDABaeaDDADdeCAAebdBaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbC CDB B ABBebc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CbA Ee d  bcb eCD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

200,482 90,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞMECİ 120 27 32 61 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 460 525 525 666 % 90,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aaDeDBbcCBc a  baCDAeCDcDDbbceCAbAbaeEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaaEeE bd   AaBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    b   b     e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız    a   B       a    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

224,394 76,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 379 434 434 563 % 76,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dbDeDBCACBa C d CCcA CeBDDAbbCCAAdAaBaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCcDdEacCDB BedBBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız eb c  eb  c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 2 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

274,941 46,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 48 16 56 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(343.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 206 245 245 343 % 46,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBcCADeC d CB DCDACAD  D DAdadCeAECbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC bDEA   cAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA   B             a      C A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B D    B  BcD  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

236,887 69,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 36 18 66 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 341 393 393 514 % 69,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECA BC dCC  DaDACADeaeaDAeaACaA  ccBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABC d eD Ad B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA         e              C d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 8 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

175,034 95,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 16 23 81 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 489 560 560 705 % 95,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 13 23 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDBcedcBd a eB eeadb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız ccBCDdEbDEAB daABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cc  b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 2 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

264,845 52,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 49 33 38 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 239 281 281 386 % 52,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBbCbDBCC  CedDacACADBaDBDAebACCAdCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbeD AB BcAcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDd a   D a   cce  e d           b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EaBecAb  B  eED  ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 3 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

303,096 30,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 61 30 29 53 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 117 141 141 223 % 30,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbacCADBC BabBdDaDACADBCDcDAADACbAdeAdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCDbAB B AcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AEB BdDAa D E a   d b    C A  B Bb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCaAb cBa B DeCBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

169,056 96,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 12 15 93 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 499 570 570 716 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 13 20 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDB cdaa C a aCcbB              a  de

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BbAD E b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 1 5 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

226,693 74,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 32 16 72 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 372 426 426 553 % 74,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDaeBCc  a      CDAaebBDDdDACCAdAdBBEcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  bBad cBB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

193,679 91,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 469 536 536 679 % 91,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız acDeDBdbCecaC B aCDABaeB DcDACdAAAbddEEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

231,656 72,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 33 13 74 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 359 413 413 536 % 72,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBcCADBC dabdE aDeCcDcCDB AA    A  bB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDd C EA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AE  B     D              C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız      b   e          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 10 3 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

295,004 33,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 56 20 44 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(246.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 135 160 160 246 % 33,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCACBED  BCaCDABaDBDDAbACCAcAbaBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECb DB BDABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  E A       eDa A B eA     c C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcA a B    cE  CD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

234,676 70,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 34 13 73 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(521.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 347 400 400 521 % 70,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız e  cCAcBCCBCCBEDaDeCAD aDB Ae bC A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız E BCadbCDE     AcB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 1 23 5,75 % 19

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 1 33 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDd    AD            E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

214,763 82,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 416 475 475 607 % 82,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 20 5 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDacCADBC ddCBc aDeCdcc ac deace AdCcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCaCbaDEAB B AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  bc     D                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c a   b eB   ED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

247,853 62,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 299 346 346 463 % 62,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  EDBDBCcCBEDCbB aCDee DBDDeDAebddAcaBEbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECEdD    bBBcAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  a A c D e            E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

251,966 59,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 280 325 325 440 % 59,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEDBDBCeCBaDC dCaCDcadDcDDcDAdCddebcBEda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaEECbCDBa cABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B cA   DA  B     B    E     b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B    E  e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

277,322 44,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSANUR TAŞKIRAN 120 50 20 50 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 198 234 234 332 % 44,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BcBaCADaC dCCBEDCDAeADBCeBDAeaACCAECbBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCaCbC EAB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A B c            E                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  b eDA   c  BEDd Bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

234,263 70,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 349 402 402 523 % 70,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dcDaDBC   aDC BCaCDAceeBDDdbACdAb bdBcEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADEEC Ce aB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA b       C   a          C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız                 D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

228,224 74,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(548.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 368 422 422 548 % 74,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBeBCcdBEDC aCaCDAB DcDDcaAC A AdceEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAaadCbCba B ABaAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    Ad     cc C  c                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ec bd  B       Ce   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 10 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

229,802 73,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 38 36 46 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 364 418 418 543 % 73,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 12 15 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBECebBC    e   DACAa dD     eebb CcBc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCaCbCDEAB B AcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız D   a  bAdcD b  C a EAe E C Ad          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdabecC  B eea  d ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 6 11 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

253,692 58,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 43 24 53 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 274 318 318 432 % 58,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aaaECADBC BaCB DaDACdeeCDdDddDbbCAcbcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDCceDEdB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDB     b   e          C   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız          B    D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

174,030 95,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALİH KARAKOÇ 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 491 562 562 707 % 95,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDcaCAaBC aCbaE eDACdeeee        cddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız Eeeee                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 6 11 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

292,436 35,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 55 18 47 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(260.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 148 173 173 260 % 35,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCA BcD  B aCceBCeBDDdDACbAcAAaeaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEec DBcB ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 18 0 22 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA   D  B D  AEBEB    DA  C CB  C   D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız             c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

245,914 63,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 39 18 63 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(471.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 305 354 354 471 % 63,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BdDBDB bCB    a aCDABCeaDDebA bAAebBBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECb  B BeABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA ce AD                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız                 D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,459 57,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 265 308 308 422 % 57,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBdAbdbD  BaaCDbaCDcDDADbCbAAebaBEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BdADEECadcBdBDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DAd  D eBcaCC        dc   CDaBb d dC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   dC   B    a   D  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

260,532 54,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 45 22 53 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 253 296 296 405 % 54,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEDeDBCAe d CCcaaCDA eeaDDADACCAAebBeaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA     Dcd a   B            a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız   b    B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

243,332 65,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 40 27 53 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(486.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 319 369 369 486 % 65,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebaECAaBCd    cDaDACeDeaDaDceDAC AcbcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAB DC CeEcB B ABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A BDce  E e                e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B cA   aD   D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 10 12 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

242,255 66,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(492.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 324 374 374 492 % 66,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDaeBCcCBd CCBaadDABCeBDDebAdadbeba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcDEEabCD  BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 9 16 2,75 % 9

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 9 25 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız e DA b e D      c d c  ac E dD    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız       aB       CD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 4 12 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 3 0

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

212,084 83,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 33 40 47 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 425 487 487 619 % 83,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 25 0 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDcCAbcceCdadaCDAddeBDDebceCAddbaeadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEdbbDccBcABBcAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   bAc         ce   D   C  c  C  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e b                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

289,546 36,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 55 23 42 49 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 157 185 185 272 % 36,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEcBDBCAC EDC BCaCDABaDdDDAeACdAdebdBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDBbBcABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BdDA b D D   C  caE b       C C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  e    BB       eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 4 0 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

253,203 58,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 40 12 68 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 277 321 321 435 % 58,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDBDBdea EDC    CDAdaDBDDeDACCAAAbaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAD  C CDB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

200,751 89,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 458 523 523 664 % 89,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 14 15 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBbCd BC   bBc dcbCcDddecDA         B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAcbDCbCDaABaBeAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  e  a                          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E c   b  B    e   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 4 4 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

208,408 86,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(637.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 435 498 498 637 % 86,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBeBCca     B aCD edbBDDebACaAAAcaBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaEbCadbB B cdaAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A      a                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

185,205 93,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 19 21 80 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 478 548 548 693 % 93,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 19 12 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız c DeDB AC E   d  Ccb  adbcdeebdAdb a bEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCAaEEC C B   A       EE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 4 13 17

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

169,701 96,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 13 18 89 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(715.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 498 569 569 715 % 96,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDecaCA  d C a CCcA be      C d  bB c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız Bb a bC ab               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A             e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 3 7 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

217,292 80,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 405 462 462 592 % 80,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBbCcDBaed C   aDACAcBaeBDbbaAdCAdCcaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCaCEe EABbdcAddBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A      e                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız          B  cc    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

232,524 71,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 32 8 80 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(531.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 355 408 408 531 % 71,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 6 14 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız   DeDBCAbB      aCD   eBDDADAC AAe  BEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADE C d B   ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 4 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

249,221 61,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 39 13 68 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 292 339 339 455 % 61,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaEC DBC   Ca  aD CdDeaDBDAADACCAECbBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  CDEAB e AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                        b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız       b             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

172,610 96,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 19 38 63 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 495 566 566 711 % 96,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 20 8 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız cEaecBecC c     aCcb deBbDAbACdAAe aBbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cb a cCabDB B c       E C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız        b c   d     e a      a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız            ed d D ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 13 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

267,184 50,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(376.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 230 272 272 376 % 50,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBbBCAdBcDC B aCceBCDBDDdDAdbAbeAaBEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CADEECbCDB B ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız aEDA A    B DCd  eb          D    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A    c       eD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

213,567 82,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 33 39 48 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 420 480 480 612 % 82,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 60 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBEeADBC BadBa aDACAeBabcDdcDAabdcadaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EbcdD cCadea B ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA  ce        ca  d                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E  debe cB   Ec   CC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 7 16 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam B

12

%20,00

22

%36,67
 

2

%3,33

23

%38,33

1

%1,67
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%61,67)

Boş (%1,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

2

%3,33

6

%10,00

3

%5,00

44

%73,33
 

5

%8,33
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%18,33)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam B

19

%31,67

27

%45,00

7

%11,67

3

%5,00
 

4

%6,67
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%48,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E

4

%6,67

12

%20,00

16

%26,67

5

%8,33

21

%35,00

2

%3,33
 

Doğru (%35,00)

Yanlış (%61,67)

Boş (%3,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Paragrafın Yorumlanması C  

1

%1,67

45

%75,00

3

%5,00

3

%5,00

8

%13,33
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%11,67)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma A

29

%48,33

5

%8,33

15

%25,00

3

%5,00

5

%8,33

3

%5,00
 

Doğru (%48,33)

Yanlış (%46,67)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

3

%5,00

2

%3,33

4

%6,67

37

%61,67

9

%15,00

5

%8,33
 

Doğru (%61,67)

Yanlış (%30,00)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

3

%5,00

51

%85,00

2

%3,33

1

%1,67

3

%5,00
  

Doğru (%85,00)

Yanlış (%15,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

3

%5,00
 

38

%63,33

1

%1,67

1

%1,67

17

%28,33
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%8,33)

Boş (%28,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Karma Dil Bilgisi C  

1

%1,67

5

%8,33

2

%3,33

3

%5,00

49

%81,67
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%81,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Yapım Ekleri ve Türleri B

12

%20,00

17

%28,33

1

%1,67

9

%15,00
 

21

%35,00
 

Doğru (%28,33)

Yanlış (%36,67)

Boş (%35,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Karma Dil Bilgisi C

9

%15,00

1

%1,67

12

%20,00

4

%6,67
 

34

%56,67
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%23,33)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Virgül C

4

%6,67

14

%23,33

24

%40,00

5

%8,33

2

%3,33

11

%18,33
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%41,67)

Boş (%18,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma B

5

%8,33

26

%43,33

3

%5,00

4

%6,67

6

%10,00

16

%26,67
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%30,00)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

8

%13,33

3

%5,00

13

%21,67

7

%11,67

13

%21,67

16

%26,67
 

Doğru (%21,67)

Yanlış (%51,67)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12 Ses Bilgisi - Karma D

2

%3,33
  

22

%36,67

4

%6,67

32

%53,33
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%10,00)

Boş (%53,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Yazım Kuralları - Karma C

45

%75,00
 

5

%8,33

1

%1,67

3

%5,00

6

%10,00
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%81,67)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

2

%3,33

1

%1,67

13

%21,67

43

%71,67

1

%1,67
  

Doğru (%71,67)

Yanlış (%28,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Anlatım Teknikleri A

35

%58,33

8

%13,33

1

%1,67

1

%1,67

10

%16,67

5

%8,33
 

Doğru (%58,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C  

1

%1,67

54

%90,00

2

%3,33

2

%3,33

1

%1,67
 

Doğru (%90,00)

Yanlış (%8,33)

Boş (%1,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

26

%43,33

4

%6,67

6

%10,00

10

%16,67

9

%15,00

5

%8,33
 

Doğru (%43,33)

Yanlış (%48,33)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-26 Paragrafın Yorumlanması D

1

%1,67

1

%1,67

3

%5,00

48

%80,00

3

%5,00

4

%6,67
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%13,33)

Boş (%6,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

4

%6,67

25

%41,67

6

%10,00

3

%5,00

10

%16,67

12

%20,00
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%38,33)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafın Yorumlanması C

19

%31,67

1

%1,67

16

%26,67

6

%10,00

6

%10,00

12

%20,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%53,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Yorumlanması D

2

%3,33

4

%6,67
 

22

%36,67

26

%43,33

6

%10,00
 

Doğru (%36,67)

Yanlış (%53,33)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

7

%11,67

29

%48,33

10

%16,67

5

%8,33

1

%1,67

8

%13,33
 

Doğru (%48,33)

Yanlış (%38,33)

Boş (%13,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D  

2

%3,33
 

45

%75,00
 

13

%21,67
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%21,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-33 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

30

%50,00

5

%8,33

3

%5,00

12

%20,00
 

10

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-34 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

17

%28,33

2

%3,33

2

%3,33

5

%8,33

23

%38,33

11

%18,33
 

Doğru (%28,33)

Yanlış (%53,33)

Boş (%18,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafın Konusu D

14

%23,33

11

%18,33
 

23

%38,33

3

%5,00

9

%15,00
 

Doğru (%38,33)

Yanlış (%46,67)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

37

%61,67

6

%10,00

4

%6,67

2

%3,33

2

%3,33

9

%15,00
 

Doğru (%61,67)

Yanlış (%23,33)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,67

6

%10,00

30

%50,00

6

%10,00

7

%11,67

10

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

5

%8,33

10

%16,67

18

%30,00

10

%16,67

1

%1,67

16

%26,67
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%43,33)

Boş (%26,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

44

%73,33

1

%1,67

1

%1,67

8

%13,33

1

%1,67

5

%8,33
 

Doğru (%73,33)

Yanlış (%18,33)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü E

4

%6,67

5

%8,33

9

%15,00

16

%26,67

14

%23,33

12

%20,00
 

Doğru (%23,33)

Yanlış (%56,67)

Boş (%20,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması C

11

%18,33

6

%10,00

16

%26,67

3

%5,00

12

%20,00

12

%20,00
 

Doğru (%26,67)

Yanlış (%53,33)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

9

%15,00

24

%40,00

10

%16,67

4

%6,67

2

%3,33

11

%18,33
 

Doğru (%15,00)

Yanlış (%66,67)

Boş (%18,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

33

%55,00

10

%16,67

5

%8,33

6

%10,00
 

6

%10,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%73,33)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B  

31

%51,67

2

%3,33

2

%3,33

11

%18,33

14

%23,33
 

Doğru (%51,67)

Yanlış (%25,00)

Boş (%23,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam E

9

%15,00

2

%3,33

2

%3,33

1

%1,67

38

%63,33

8

%13,33
 

Doğru (%63,33)

Yanlış (%23,33)

Boş (%13,33)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kuruluş Dönemi Gelişmeleri E

9

%15,25

2

%3,39

3

%5,08

6

%10,17

34

%57,63

5

%8,47
 

Doğru (%57,63)

Yanlış (%33,90)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi
Gelişmeler A

49

%83,05

1

%1,69

3

%5,08
 

1

%1,69

5

%8,47
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%8,47)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Emeviler B  

41

%69,49

6

%10,17
 

10

%16,95

2

%3,39
 

Doğru (%69,49)

Yanlış (%27,12)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C  

5

%8,47

50

%84,75

2

%3,39

1

%1,69

1

%1,69
 

Doğru (%84,75)

Yanlış (%13,56)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Toplumsal Alandaki İnkılaplar D

15

%25,42
 

1

%1,69

41

%69,49

1

%1,69

1

%1,69
 

Doğru (%69,49)

Yanlış (%28,81)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi C

1

%1,69

7

%11,86

22

%37,29

12

%20,34
 

17

%28,81
 

Doğru (%37,29)

Yanlış (%33,90)

Boş (%28,81)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Türkiye'de Bitkiler E

4

%6,78

20

%33,90

7

%11,86
 

8

%13,56

20

%33,90
 

Doğru (%13,56)

Yanlış (%52,54)

Boş (%33,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Bir Bilim Olarak Coğrafya C

3

%5,08

3

%5,08

40

%67,80

1

%1,69

7

%11,86

5

%8,47
 

Doğru (%67,80)

Yanlış (%23,73)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik D

2

%3,39

7

%11,86

2

%3,39

33

%55,93

3

%5,08

12

%20,34
 

Doğru (%55,93)

Yanlış (%23,73)

Boş (%20,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları E

2

%3,39

7

%11,86

1

%1,69

2

%3,39

38

%64,41

9

%15,25
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%20,34)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Bilim Felsefesi A

44

%74,58

1

%1,69

4

%6,78

2

%3,39

1

%1,69

7

%11,86
 

Doğru (%74,58)

Yanlış (%13,56)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B

2

%3,39

38

%64,41

1

%1,69

4

%6,78
 

14

%23,73
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%11,86)

Boş (%23,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Varlık Felsefesi E

6

%10,17

3

%5,08

3

%5,08

1

%1,69
 

46

%77,97
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%22,03)

Boş (%77,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Bilgi Felsefesi B  

37

%62,71
 

3

%5,08

3

%5,08

16

%27,12
 

Doğru (%62,71)

Yanlış (%10,17)

Boş (%27,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D

2

%3,39

1

%1,69

10

%16,95

4

%6,78

4

%6,78

38

%64,41
 

Doğru (%6,78)

Yanlış (%28,81)

Boş (%64,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

50

%84,75

1

%1,69

1

%1,69
  

7

%11,86
 

Doğru (%84,75)

Yanlış (%3,39)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B  

7

%11,86

41

%69,49

2

%3,39
 

9

%15,25
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%72,88)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Bilgi ve İnanç B

1

%1,69

49

%83,05
 

2

%3,39
 

7

%11,86
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%5,08)

Boş (%11,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Allah İnsan İlişkisi B

6

%10,17

44

%74,58
   

9

%15,25
 

Doğru (%74,58)

Yanlış (%10,17)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gençlik ve Değerler A

15

%25,42

2

%3,39

7

%11,86

4

%6,78

7

%11,86

24

%40,68
 

Doğru (%25,42)

Yanlış (%33,90)

Boş (%40,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B      

59

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri E     

2

%3,39

57

%96,61
 

Doğru (%3,39)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Felsefi Düşünce C   

1

%1,69
  

58

%98,31
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

59

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Ahlak Felsefesi E     

1

%1,69

58

%98,31
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,31)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Ondalık Sayılar D

2

%3,64
 

6

%10,91

11

%20,00

1

%1,82

35

%63,64
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%16,36)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Tek ve Çift Sayılar [2] Asal Sayılar ve
Aralarında Asal Sayılar A

40

%72,73

1

%1,82

4

%7,27

1

%1,82

1

%1,82

8

%14,55
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%12,73)

Boş (%14,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Üslü ifadeler E

1

%1,82

2

%3,64

1

%1,82

1

%1,82

6

%10,91

44

%80,00
 

Doğru (%10,91)

Yanlış (%9,09)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Köklü ifadeler B

2

%3,64

13

%23,64
 

2

%3,64

2

%3,64

36

%65,45
 

Doğru (%23,64)

Yanlış (%10,91)

Boş (%65,45)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Sayı Problemleri D

3

%5,45

2

%3,64

3

%5,45

9

%16,36

3

%5,45

35

%63,64
 

Doğru (%16,36)

Yanlış (%20,00)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

1

%1,82

8

%14,55

7

%12,73

2

%3,64

1

%1,82

36

%65,45
 

Doğru (%14,55)

Yanlış (%20,00)

Boş (%65,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Verilerin Grafikle Gösterilmesi B  

1

%1,82

4

%7,27

2

%3,64

3

%5,45

45

%81,82
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%16,36)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

3

%5,45

1

%1,82
 

4

%7,27
 

47

%85,45
 

Doğru (%7,27)

Yanlış (%7,27)

Boş (%85,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Hareket Problemleri A

3

%5,45
   

3

%5,45

49

%89,09
 

Doğru (%5,45)

Yanlış (%5,45)

Boş (%89,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-5 Sayı Problemleri E

1

%1,82
  

4

%7,27

1

%1,82

49

%89,09
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%89,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-6 Üslü ifadeler A

2

%3,64

4

%7,27

4

%7,27
  

45

%81,82
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%14,55)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Yaş Problemleri D  

8

%14,55

1

%1,82

12

%21,82

4

%7,27

30

%54,55
 

Doğru (%21,82)

Yanlış (%23,64)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

3

%5,45

1

%1,82
   

51

%92,73
 

Doğru (%5,45)

Yanlış (%1,82)

Boş (%92,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-19 Köklü ifadeler E

2

%3,64

2

%3,64
 

1

%1,82

3

%5,45

47

%85,45
 

Doğru (%5,45)

Yanlış (%9,09)

Boş (%85,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Küme Problemleri B  

2

%3,64

3

%5,45
 

2

%3,64

48

%87,27
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%9,09)

Boş (%87,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Hareket Problemleri C

4

%7,27
 

5

%9,09

2

%3,64

3

%5,45

41

%74,55
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%16,36)

Boş (%74,55)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 FONKSİYONLAR C   

2

%3,64

1

%1,82
 

52

%94,55
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%1,82)

Boş (%94,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Köklü ifadeler A

2

%3,64
 

1

%1,82
  

52

%94,55
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%1,82)

Boş (%94,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 FONKSİYONLAR E

1

%1,82
 

4

%7,27

1

%1,82

2

%3,64

47

%85,45
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%10,91)

Boş (%85,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Mutlak Değerli Eşitsizlikler B

3

%5,45

5

%9,09
 

1

%1,82

3

%5,45

43

%78,18
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%12,73)

Boş (%78,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-27 Sayı Problemleri E   

1

%1,82
 

2

%3,64

52

%94,55
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%1,82)

Boş (%94,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-28 Basit Olayların Olasılıkları A

1

%1,82

1

%1,82
   

53

%96,36
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%1,82)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Permütasyon D   

2

%3,64

2

%3,64

2

%3,64

49

%89,09
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%7,27)

Boş (%89,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma A

1

%1,82
    

54

%98,18
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Köklü ifadeler E    

1

%1,82

5

%9,09

49

%89,09
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%1,82)

Boş (%89,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı B

1

%1,82
  

1

%1,82
 

53

%96,36
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,64)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%1,82

3

%5,45

16

%29,09

1

%1,82
 

34

%61,82
 

Doğru (%29,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%61,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Çarpanlara Ayırma D    

4

%7,27
 

51

%92,73
 

Doğru (%7,27)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-21 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

6

%10,91

2

%3,64

1

%1,82

1

%1,82

4

%7,27

41

%74,55
 

Doğru (%10,91)

Yanlış (%14,55)

Boş (%74,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-22

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E

1

%1,82
  

1

%1,82
 

53

%96,36
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,64)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Üçgende Açılar C   

6

%10,91

1

%1,82

1

%1,82

47

%85,45
 

Doğru (%10,91)

Yanlış (%3,64)

Boş (%85,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-36 Üçgende Alan B

1

%1,82

1

%1,82
   

53

%96,36
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%1,82)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Eşkenar Üçgen C

2

%3,64
 

2

%3,64
  

51

%92,73
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%3,64)

Boş (%92,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen B  

3

%5,45

1

%1,82
  

51

%92,73
 

Doğru (%5,45)

Yanlış (%1,82)

Boş (%92,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Dikdörtgen E  

2

%3,64
   

53

%96,36
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,64)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Dönüşüm Geometrisi D      

55

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Çokgenler C  

1

%1,82

2

%3,64
  

52

%94,55
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%1,82)

Boş (%94,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik C    

1

%1,82
 

54

%98,18
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,82)

Boş (%98,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Piramitler B      

55

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar D    

1

%1,82
 

54

%98,18
 

Doğru (%1,82)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,18)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Genleşme E

2

%4,65

1

%2,33

5

%11,63

1

%2,33

10

%23,26

24

%55,81
 

Doğru (%23,26)

Yanlış (%20,93)

Boş (%55,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Yay Dalgaları C

4

%9,30

1

%2,33
 

4

%9,30

1

%2,33

33

%76,74
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%23,26)

Boş (%76,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Kütle, Hacim ve Özkütle B

3

%6,98

6

%13,95

1

%2,33

2

%4,65
 

31

%72,09
 

Doğru (%13,95)

Yanlış (%13,95)

Boş (%72,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C  

2

%4,65

3

%6,98

3

%6,98

8

%18,60

27

%62,79
 

Doğru (%6,98)

Yanlış (%30,23)

Boş (%62,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri D

2

%4,65

1

%2,33

5

%11,63

5

%11,63

4

%9,30

26

%60,47
 

Doğru (%11,63)

Yanlış (%27,91)

Boş (%60,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 ENERJİ A

11

%25,58

4

%9,30

1

%2,33

1

%2,33
 

26

%60,47
 

Doğru (%25,58)

Yanlış (%13,95)

Boş (%60,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Renkler C

1

%2,33

12

%27,91

2

%4,65
 

1

%2,33

27

%62,79
 

Doğru (%4,65)

Yanlış (%32,56)

Boş (%62,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C  

1

%2,33
 

1

%2,33
 

41

%95,35
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,65)

Boş (%95,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Sıvılar D

2

%4,65
 

4

%9,30
 

2

%4,65

35

%81,40
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%18,60)

Boş (%81,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği B

1

%2,33

23

%53,49

4

%9,30

2

%4,65

1

%2,33

12

%27,91
 

Doğru (%53,49)

Yanlış (%18,60)

Boş (%27,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Periyodik Özellikler D

1

%2,33

1

%2,33

1

%2,33

1

%2,33
 

39

%90,70
 

Doğru (%2,33)

Yanlış (%6,98)

Boş (%90,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL
HESAPLAMALAR C    

1

%2,33

1

%2,33

41

%95,35
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,65)

Boş (%95,35)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Nötralleşme Tepkimeleri B  

4

%9,30

2

%4,65
 

2

%4,65

35

%81,40
 

Doğru (%9,30)

Yanlış (%9,30)

Boş (%81,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

3

%6,98

1

%2,33

3

%6,98

1

%2,33

11

%25,58

24

%55,81
 

Doğru (%25,58)

Yanlış (%18,60)

Boş (%55,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Canlıların Ortak Özellikleri D

1

%2,33

2

%4,65

3

%6,98

21

%48,84

2

%4,65

14

%32,56
 

Doğru (%48,84)

Yanlış (%18,60)

Boş (%32,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 HÜCRE A   

2

%4,65

1

%2,33

1

%2,33

39

%90,70
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%9,30)

Boş (%90,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Bakteriler C   

2

%4,65

1

%2,33
 

40

%93,02
 

Doğru (%4,65)

Yanlış (%2,33)

Boş (%93,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Mitoz B

2

%4,65

12

%27,91
  

2

%4,65

27

%62,79
 

Doğru (%27,91)

Yanlış (%9,30)

Boş (%62,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Ekosistem Ekolojisi C

2

%4,65

1

%2,33

9

%20,93
 

14

%32,56

17

%39,53
 

Doğru (%20,93)

Yanlış (%39,53)

Boş (%39,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Hücre Zarının Yapısı C

1

%2,33
 

1

%2,33

2

%4,65

6

%13,95

33

%76,74
 

Doğru (%2,33)

Yanlış (%20,93)

Boş (%76,74)
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