
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,2 8,5 25,05 10,2 5,2 8,89 18,6 4,1 17,66 6,5 4,4 5,36 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 95,6 37,1 86,35 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 26,6 8,9 24,25 9,7 5,3 8,41 16,7 4,1 15,75 5,5 4,5 4,47 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 90,7 38,5 81,24 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 34 4 33,00 12 5 10,75 16 1 15,75 5 11 2,25 28 7 26,25 13 5 11,75 108 33 99,75 261,830 25 86 234,180 115 416 288,283 24 72

2 0 MELİH SÜMER  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 30 6 28,50 10 4 9,00 93 32 85,57 252,924 30 105 210,641 159 558 276,982 32 108

3 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 31 9 28,75 8 4 7,00 10 4 9,00 1 1 0,75 103 40 93,57 275,234 17 58 211,996 156 547 270,985 36 128

4 0 TUBA YAKIN  ME 29 9 26,75 12 5 10,75 12 8 10,00 3 0 3,00 24 7 22,25 8 4 7,00 88 33 79,75 236,788 44 143 207,843 169 578 254,705 57 205

5 0 NAZLI BALA  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 22 5 20,75 7 2 6,50 7 3 6,25 89 32 81,57 249,379 32 114 202,886 182 608 245,247 71 256

6 0 REŞİ TACAR  ME 27 12 24,00 10 8 8,00 12 5 10,75 1 5 -0,25 24 15 20,25 15 3 14,25 89 48 77,00 221,490 71 221 216,740 143 513 245,123 72 257

7 0 SILA SÜZ  ME 22 11 19,25 6 4 5,00 9 9 6,75 29 6 27,50 9 6 7,50 75 36 66,00 230,248 53 172 184,453 235 737 241,720 76 274

8 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 3 14,25 24 7 22,25 23 13 19,75 16 8 14,00 78 31 70,25 213,328 93 292 209,683 163 565 240,850 78 277

9 0 NİSA AKSU  ME 28 11 25,25 8 8 6,00 19 1 18,75 24 13 20,75 5 5 3,75 84 38 74,50 231,370 48 165 198,158 193 645 240,790 79 278

10 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 24 12 21,00 5 7 3,25 82 41 72,32 230,589 51 170 194,426 200 672 237,870 83 297

11 0 RÜMEYSA KAYA  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 20 11 17,25 7 1 6,75 80 34 72,07 218,729 79 240 204,296 180 601 235,307 89 320

12 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 24 10 21,50 18 9 15,75 95 41 85,32 281,839 14 50 185,261 229 730 230,345 99 358

13 0 MERT ARSLAN  ME 32 5 30,75 11 7 9,25 8 7 6,25 1 3 0,25 22 14 18,50 6 3 5,25 5 6 3,50 85 45 73,75 237,048 43 141 192,078 209 689 223,013 116 404

14 0 ŞEYMA K  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 17 12 14,00 9 6 7,50 79 40 69,57 208,622 104 322 205,561 178 596 219,977 121 423

15 0 BEDRİYEASLAN  ME 29 10 26,50 8 7 6,25 6 4 5,00 5 3 4,25 19 6 17,50 9 11 6,25 4 2 3,50 80 43 69,25 231,003 49 166 187,470 225 720 219,788 122 426

16 0 CANSU AKAR  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 20 13 16,75 20 11 17,25 2 4 1,00 95 50 83,07 269,024 20 68 188,081 223 718 218,065 129 441

17 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 30 10 27,50 12 4 11,00 10 4 9,00 0 2 -0,50 21 18 16,50 4 5 2,75 77 43 66,25 214,715 90 281 191,155 215 701 217,975 130 442

18 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 14 18 9,50 12 3 11,25 79 43 68,82 195,199 132 423 216,306 144 516 217,910 131 444

19 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 28 8 26,00 11 6 9,50 4 5 2,75 2 1 1,75 20 10 17,50 4 2 3,50 69 32 61,00 210,025 99 313 184,965 234 735 217,293 133 448

20 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  ME 22 4 21,00 10 2 9,50 14 3 13,25 0 2 -0,50 19 12 16,00 8 10 5,50 73 33 64,75 209,128 101 317 194,245 202 674 217,070 135 452

21 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 20 19 15,25 10 9 7,75 12 4 11,00 1 1 0,75 25 15 21,25 3 8 1,00 71 56 57,00 215,603 88 272 171,923 248 780 216,115 137 459

22 0 TALHA KARAKOÇ  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 21 14 17,50 4 3 3,25 78 39 68,82 219,499 77 233 193,066 207 684 215,280 140 463

23 0 ÖZNUR SALTIK  ME 31 6 29,50 10 3 9,25 6 4 5,00 0 4 -1,00 19 11 16,25 3 5 1,75 69 33 60,75 208,940 102 318 183,210 237 744 211,318 148 490

24 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 28 8 26,00 9 9 6,75 8 6 6,50 1 3 0,25 21 12 18,00 21 10 18,50 1 2 0,50 89 50 76,50 267,863 21 73 175,940 242 763 210,480 150 496

25 0 BERFİN GÖK  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 17 21 11,75 2 3 1,25 72 46 61,07 202,227 118 371 188,786 220 715 202,910 163 550

26 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 16 13 12,75 5 0 5,00 74 35 65,82 220,119 74 227 185,261 229 730 202,507 165 555

27 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 14 13 10,75 9 9 6,75 3 3 2,25 79 47 67,82 219,697 76 229 191,606 211 695 202,500 166 556

28 0 SALİH KARAKOÇ  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 16 13 12,75 69 35 60,82 204,802 112 351 185,261 229 730 202,120 169 561

29 0 KAAN ARIKAN  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 12 6 10,50 1 0 1,00 66 28 59,57 198,362 124 391 188,081 223 718 198,252 177 593

30 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 10 17 5,75 6 0 6,00 69 39 59,82 183,884 164 506 201,841 186 619 194,365 187 613
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,2 8,5 25,05 10,2 5,2 8,89 18,6 4,1 17,66 6,5 4,4 5,36 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 95,6 37,1 86,35 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 26,6 8,9 24,25 9,7 5,3 8,41 16,7 4,1 15,75 5,5 4,5 4,47 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 90,7 38,5 81,24 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

31 0 FEYZA ERGÜL  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 11 3 10,25 9 4 8,00 73 29 66,32 166,144 206 711 227,761 126 452 191,297 193 636

32 0 KADİR DENİZLİ  ME 26 11 23,25 6 9 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 15 9 12,75 20 8 18,00 3 5 1,75 75 47 63,25 238,913 40 136 168,658 250 789 186,183 202 662

33 0 KAAN AKAR  ME 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 10 13 6,75 14 13 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 78 49 66,32 218,287 81 246 187,006 226 721 183,542 209 676

34 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 23 15 19,25 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 18 17 13,75 3 2 2,50 49 40 39,00 178,378 181 553 161,053 263 811 181,755 212 687

35 0 BEYZA NUR AKAN  ME 24 10 21,50 10 6 8,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 13 12 10,00 2 2 1,50 52 31 44,25 179,093 179 545 170,605 249 782 180,405 215 698

36 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 18 15 14,25 8 4 7,00 1 3 0,25 18 14 14,50 23 10 20,50 68 46 56,50 243,528 35 129 152,713 275 833 176,185 225 718

37 0 TÜMER KAPLAN  ME 20 12 17,00 9 6 7,50 0 3 -0,75 13 16 9,00 0 1 -0,25 42 38 32,50 164,828 241 748 155,360 271 828 161,558 258 786

38 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 17 11 14,25 4 7 2,25 1 0 1,00 11 15 7,25 5 21 -0,25 0 1 -0,25 38 55 24,25 151,768 267 809 147,043 279 840 147,658 270 822
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 33,1 14,9 29,39 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 32,3 15,7 28,36 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

1 0 IRMAK TOPOĞLU  ME 28 7 26,25 13 5 11,75 41 12 38,00 261,830 5 25 86 234,180 1 115 416 288,283 1 24 72

2 0 MELİH SÜMER  ME 30 6 28,50 10 4 9,00 40 10 37,50 252,924 6 30 105 210,641 6 159 558 276,982 2 32 108

3 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 31 9 28,75 8 4 7,00 10 4 9,00 1 1 0,75 50 18 45,50 275,234 2 17 58 211,996 5 156 547 270,985 3 36 128

4 0 TUBA YAKIN  ME 24 7 22,25 8 4 7,00 32 11 29,25 236,788 11 44 143 207,843 8 169 578 254,705 4 57 205

5 0 NAZLI BALA  ME 22 5 20,75 7 2 6,50 7 3 6,25 36 10 33,50 249,379 7 32 114 202,886 11 182 608 245,247 5 71 256

6 0 REŞİ TACAR  ME 24 15 20,25 15 3 14,25 39 18 34,50 221,490 16 71 221 216,740 3 143 513 245,123 6 72 257

7 0 SILA SÜZ  ME 29 6 27,50 9 6 7,50 38 12 35,00 230,248 15 53 172 184,453 29 235 737 241,720 7 76 274

8 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 23 13 19,75 16 8 14,00 39 21 33,75 213,328 24 93 292 209,683 7 163 565 240,850 8 78 277

9 0 NİSA AKSU  ME 24 13 20,75 5 5 3,75 29 18 24,50 231,370 12 48 165 198,158 13 193 645 240,790 9 79 278

10 0 İPEK GÜNBAY  ME 24 12 21,00 5 7 3,25 29 19 24,25 230,589 14 51 170 194,426 14 200 672 237,870 10 83 297

11 0 RÜMEYSA KAYA  ME 20 11 17,25 7 1 6,75 27 12 24,00 218,729 20 79 240 204,296 10 180 601 235,307 11 89 320

12 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 24 10 21,50 18 9 15,75 42 19 37,25 281,839 1 14 50 185,261 25 229 730 230,345 12 99 358

13 0 MERT ARSLAN  ME 22 14 18,50 6 3 5,25 5 6 3,50 33 23 27,25 237,048 10 43 141 192,078 17 209 689 223,013 13 116 404

14 0 ŞEYMA K  ME 17 12 14,00 9 6 7,50 26 18 21,50 208,622 28 104 322 205,561 9 178 596 219,977 14 121 423

15 0 BEDRİYEASLAN  ME 19 6 17,50 9 11 6,25 4 2 3,50 32 19 27,25 231,003 13 49 166 187,470 23 225 720 219,788 15 122 426

16 0 CANSU AKAR  ME 20 13 16,75 20 11 17,25 2 4 1,00 42 28 35,00 269,024 3 20 68 188,081 21 223 718 218,065 16 129 441

17 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 21 18 16,50 4 5 2,75 25 23 19,25 214,715 23 90 281 191,155 19 215 701 217,975 17 130 442

18 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 14 18 9,50 12 3 11,25 26 21 20,75 195,199 32 132 423 216,306 4 144 516 217,910 18 131 444

19 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 20 10 17,50 4 2 3,50 24 12 21,00 210,025 25 99 313 184,965 28 234 735 217,293 19 133 448

20 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  ME 19 12 16,00 8 10 5,50 27 22 21,50 209,128 26 101 317 194,245 15 202 674 217,070 20 135 452

21 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 15 21,25 3 8 1,00 28 23 22,25 215,603 22 88 272 171,923 32 248 780 216,115 21 137 459

22 0 TALHA KARAKOÇ  ME 21 14 17,50 4 3 3,25 25 17 20,75 219,499 19 77 233 193,066 16 207 684 215,280 22 140 463

23 0 ÖZNUR SALTIK  ME 19 11 16,25 3 5 1,75 22 16 18,00 208,940 27 102 318 183,210 30 237 744 211,318 23 148 490

24 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 21 12 18,00 21 10 18,50 1 2 0,50 43 24 37,00 267,863 4 21 73 175,940 31 242 763 210,480 24 150 496

25 0 BERFİN GÖK  ME 17 21 11,75 2 3 1,25 19 24 13,00 202,227 30 118 371 188,786 20 220 715 202,910 25 163 550

26 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 16 13 12,75 5 0 5,00 21 13 17,75 220,119 17 74 227 185,261 25 229 730 202,507 26 165 555

27 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 14 13 10,75 9 9 6,75 3 3 2,25 26 25 19,75 219,697 18 76 229 191,606 18 211 695 202,500 27 166 556

28 0 SALİH KARAKOÇ  ME 16 13 12,75 16 13 12,75 204,802 29 112 351 185,261 25 229 730 202,120 28 169 561

29 0 KAAN ARIKAN  ME 12 6 10,50 1 0 1,00 13 6 11,50 198,362 31 124 391 188,081 21 223 718 198,252 29 177 593

30 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 10 17 5,75 6 0 6,00 16 17 11,75 183,884 33 164 506 201,841 12 186 619 194,365 30 187 613
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 33,1 14,9 29,39 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 32,3 15,7 28,36 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

31 0 FEYZA ERGÜL  ME 11 3 10,25 9 4 8,00 20 7 18,25 166,144 36 206 711 227,761 2 126 452 191,297 31 193 636

32 0 KADİR DENİZLİ  ME 15 9 12,75 20 8 18,00 3 5 1,75 38 22 32,50 238,913 9 40 136 168,658 34 250 789 186,183 32 202 662

33 0 KAAN AKAR  ME 10 13 6,75 14 13 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 218,287 21 81 246 187,006 24 226 721 183,542 33 209 676

34 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 18 17 13,75 3 2 2,50 21 19 16,25 178,378 35 181 553 161,053 35 263 811 181,755 34 212 687

35 0 BEYZA NUR AKAN  ME 13 12 10,00 2 2 1,50 15 14 11,50 179,093 34 179 545 170,605 33 249 782 180,405 35 215 698

36 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 18 14 14,50 23 10 20,50 41 24 35,00 243,528 8 35 129 152,713 37 275 833 176,185 36 225 718

37 0 TÜMER KAPLAN  ME 13 16 9,00 0 1 -0,25 13 17 8,75 164,828 37 241 748 155,360 36 271 828 161,558 37 258 786

38 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 11 15 7,25 5 21 -0,25 0 1 -0,25 16 37 6,75 151,768 38 267 809 147,043 38 279 840 147,658 38 270 822
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SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,003 202,500 13 49 152 152 166

SAY 187,470 247,080 23 225 686 686 720

EA 219,788 222,010 15 122 403 403 426

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 80 43 69,25 25 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DACDADCeDA A e  D A   c CA EB E    EdBeb

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Sosyal-2 c  Be  c a  De E Da Ed eE  bEC  d  aE         

Cevap Anahtarı B EBBBCEBDECAEDBAEBDBDECBDEEDDECAECEDCEBBDBACBAE

Matematik DcC   c   EA                            

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN GÖK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,227 202,500 30 118 349 349 371

SAY 188,786 247,080 20 220 681 681 715

EA 202,910 222,010 25 163 521 521 550

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 2 14 -1,50 -8 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 21 11,75 29 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 2 3 1,25 3 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 73 46 61,07 22 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DACebeaBbe ebaadDdebbac dAcEBaEDDDDECBDb

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik a Ca   B e                              

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DÖLEŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,119 202,500 17 74 212 212 227

SAY 185,261 247,080 25 229 696 696 730

EA 202,507 222,010 26 165 526 526 555

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 0 5,00 13 3,61 2,17 2,12

Toplam: 280 75 35 65,82 24 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDbeCcBa   e DbBBbEb b AC AE  BCeaED  Cd

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2                  DBDEC                        

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR AKAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,093 202,500 34 179 514 514 545

SAY 170,605 247,080 33 249 744 744 782

EA 180,405 222,010 35 215 666 666 698

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 3 0 3,00 10

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 2 2 1,50 4 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 52 31 44,25 16 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 bcdDAb  DA   D c    C  ebAcEBaE DDD aee 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik c C                   C       d         

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU AKAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 269,024 202,500 3 20 61 61 68

SAY 188,081 247,080 21 223 684 684 718

EA 218,065 222,010 16 129 417 417 441

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 2 4 1,00 3 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 96 50 83,07 30 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDDACDBCAcca eD Bea E  ACDAd EBdDbdcCc B

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 BCba dec B EaBAEBcBDECBcDad DDCE  eDE         

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik bBaD aa                                 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Din ve Hayat 2 2 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ELMASOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 243,528 202,500 8 35 116 116 129

SAY 152,713 247,080 37 275 791 791 833

EA 176,185 222,010 36 225 684 684 718

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 4 2 3,50 58 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 3,61 2,17 2,12

Toplam: 280 68 46 56,50 20 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DAdDA C c DeDD   beaeaEe AeEBCE DbadCBeC

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Sosyal-2 EBBBCEcc eAEDB EBaBDECBDEcDbEC  Cdce  e       

Cevap Anahtarı B EBBBCEBDECAEDBAEBDBDECBDEEDDECAECEDCEBBDBACBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Din ve Hayat 2 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,378 202,500 35 181 522 522 553

SAY 161,053 247,080 35 263 772 772 811

EA 181,755 222,010 34 212 656 656 687

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

Matematik-1 30 1 3 0,25 1

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 3 2 2,50 6 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 49 40 39,00 14 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDeACcaCAD  aeD ceEbce AecAE EBdDaEcdDCB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik CBa         E       d                   

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN EFE ALTINTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,715 202,500 23 90 264 264 281

SAY 191,155 247,080 19 215 672 672 701

EA 217,975 222,010 17 130 418 418 442

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 10 4 9,00 30

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 9 5,75 32 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 4 5 2,75 7 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 77 43 66,25 24 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ADDACaaCAccbDDDede bEbDAdaAdbEBCeabDCDeB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik Cec  ed A   E                 B     b   

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 281,839 202,500 1 14 44 44 50

SAY 185,261 247,080 25 229 696 696 730

EA 230,345 222,010 12 99 339 339 358

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 10 21,50 54 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 18 9 15,75 39 3,61 2,17 2,12

Toplam: 280 96 41 85,32 30 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DedceD aDA ADc BD eECDE CADEBCE DaDECeeC

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Sosyal-2 c dBdaBc  Ac B EBD DEbBaEEDDEC  Cb    B       

Cevap Anahtarı B EBBBCEBDECAEDBAEBDBDECBDEEDDECAECEDCEBBDBACBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
1945-50 Arasında Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGÜL 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 36 206 674 674 711

SAY 227,761 247,080 2 126 437 437 452

EA 191,297 222,010 31 193 605 605 636

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 11 3 10,25 26 4,34 12,42 13,57

Fizik 14 3 1 2,75 20 0,09 2,23 2,41

Kimya 13 2 1 1,75 13 0,05 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 0,09 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 9 4 8,00 20 0,22 6,75 7,34

Toplam: 280 74 29 66,32 24 66,96 81,24 86,34

Matematik C   BBdEcDE  D  B    C     BA  d        

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri       E   DAb bD       D    A  E   bEC e

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM TUTAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,884 202,500 33 164 477 477 506

SAY 201,841 247,080 12 186 595 595 619

EA 194,365 222,010 30 187 582 582 613

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 6 0 6,00 15 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 70 39 59,82 21 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DcdDd aecA c D  ebb  e ceAc BaE  D aCBb 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik  BCB   B    D                  B        

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK GÜNBAY 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,589 202,500 14 51 156 156 170

SAY 194,426 247,080 14 200 645 645 672

EA 237,870 222,010 10 83 282 282 297

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 5 7 3,25 8 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 83 41 72,32 26 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 eDD CDadAcdeDDDaBeEbEbDACDAE EBdDDE aD B

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik Cdb BBcdAD  ba   c                      

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,830 202,500 5 25 76 76 86

SAY 234,180 247,080 1 115 401 401 416

EA 288,283 222,010 1 24 68 68 72

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 13 2 12,50 69 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 13 5 11,75 29 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 108 33 99,75 36 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDDcdDBCADADcDbB AE E DACcAd EBCDDE CDCB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik CBDaBBdccDE     B C Cb C       E     C  

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AKAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,287 202,500 21 81 230 230 246

SAY 187,006 247,080 24 226 687 687 721

EA 183,542 222,010 33 209 645 645 676

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 1 4 0,00 0 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 6,75 17 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 13 10,75 27 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,34 12,42 13,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,09 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,09 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,22 6,75 7,34

Toplam: 280 79 49 66,32 24 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 eDabb  Cc A   D     Eb AbcAE cBd  d aD e

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2  bbE dCD d dDdA ca DECda cEeDDCb E  E         

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik                               B         

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri d                                       

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 2 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARIKAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,362 202,500 31 124 368 368 391

SAY 188,081 247,080 21 223 684 684 718

EA 198,252 222,010 29 177 563 563 593

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 4 2 3,50 19 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 10,50 26 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 1 0 1,00 3 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 67 28 59,57 21 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 eDDA   CAD a  b     E    c E EBaD E a   

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DENİZLİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,913 202,500 9 40 123 123 136

SAY 168,658 247,080 34 250 751 751 789

EA 186,183 222,010 32 202 631 631 662

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19

Matematik-1 30 5 2 4,50 15

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 9 12,75 32 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 3 5 1,75 4 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 75 47 63,25 23 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DeCDA CccAD   e   e     eAeEBdE D  dCBD 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Sosyal-2 cBBBbEce C EDBbaeD DEdB    DEC  C DCEB        

Cevap Anahtarı B EBBBCEBDECAEDBAEBDBDECBDEEDDECAECEDCEBBDBACBAE

Matematik  BCa  ce e  cE                          

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Su Kaynakları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100
Din ve Hayat 2 2 0 100
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SÜMER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,924 202,500 6 30 94 94 105

SAY 210,641 247,080 6 159 536 536 558

EA 276,982 222,010 2 32 104 104 108

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 10 4 9,00 23 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 94 32 85,57 31 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DcCDADCBDADAeDB b AEb EAbAcEBCE DDDECBDC

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik DBCB EcBdaE D  b C B                    

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,048 202,500 10 43 128 128 141

SAY 192,078 247,080 17 209 660 660 689

EA 223,013 222,010 13 116 381 381 404

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 7 7 5,25 18

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 6 3 5,25 13 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 5 6 3,50 9 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 85 45 73,75 26 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ebeACD CAbADDebB ba E acbDAEDEBCDDdDdDbB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 BbEEBe c BA                                   

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik C D cBdcc   aa                BE        

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
1945-50 Arasında Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,863 202,500 4 21 64 64 73

SAY 175,940 247,080 31 242 727 727 763

EA 210,480 222,010 24 150 471 471 496

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 7 5 5,75 19

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 10 18,50 46 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 1 2 0,50 1 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 89 50 76,50 27 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 deDACb adcAD DaB  EAE DceeAE EBCDaE eDCB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 BCaEe Cedde aBAE aBDECBE EEbD C  ECcEB        

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik C a                            c        

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 2 0 100
Din ve Hayat 2 1 1 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,379 202,500 7 32 102 102 114

SAY 202,886 247,080 11 182 584 584 608

EA 245,247 222,010 5 71 243 243 256

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 5 20,75 52 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 2 6,50 16 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 7 3 6,25 16 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 90 32 81,57 29 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDeACDBCAceDD D        A DAE EBCD E CDdB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 B aEBe D    D     B E                         

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik CBD cBEb  EA    d                       

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 231,370 202,500 12 48 151 151 165

SAY 198,158 247,080 13 193 619 619 645

EA 240,790 222,010 9 79 264 264 278

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 19 1 18,75 63

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 5 5 3,75 9 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 84 38 74,50 27 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ADDACDBCAbbDDDb  bEbECDACeeE cBCeecDbDCe

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik C  eBB b DE       b      c            e 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TAŞKIRAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,199 202,500 32 132 396 396 423

SAY 216,306 247,080 4 144 497 497 516

EA 217,910 222,010 18 131 420 420 444

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 18 9,50 24 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 12 3 11,25 28 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 80 43 68,82 25 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDDAdDBaAcA  bbee  bd  ACcAd EBaecbDde B

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik CBDDBBbaADE  c  B             BE        

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,025 202,500 25 99 295 295 313

SAY 184,965 247,080 28 234 701 701 735

EA 217,293 222,010 19 133 424 424 448

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 4 5 2,75 9

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 2 1 1,75 9

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 4 2 3,50 9 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 69 32 61,00 22 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1  DDbdDBaA ADDDb ceE   aAeDA  EBCeDE Ce B

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik C   Be  c       B C                     

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,940 202,500 27 102 300 300 318

SAY 183,210 247,080 30 237 709 709 744

EA 211,318 222,010 23 148 466 466 490

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 6 4 5,00 17

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 7 3 6,25 35 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 3 5 1,75 4 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 69 33 60,75 22 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ADDdCD CAD DDab  e  E  AeDAd aBaDaEcCD e

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik Cc e ed A a   C                         

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİ TACAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,490 202,500 16 71 206 206 221

SAY 216,740 247,080 3 143 494 494 513

EA 245,123 222,010 6 72 244 244 257

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1

Türkçe 6 2 4 1,00 17 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 9 9 6,75 38 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 15 20,25 51 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 5 0 5,00 50 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 15 3 14,25 36 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 89 48 77,00 28 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 bDDddbaCAcADDabBadEbEbDcaDAEDEBCDaE CDCB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik CaDDBBE cDE d   B           A BE EC   C 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,729 202,500 20 79 224 224 240

SAY 204,296 247,080 10 180 577 577 601

EA 235,307 222,010 11 89 305 305 320

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 7 1 6,75 17 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 81 34 72,07 26 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DcdDAaCa A ADc  D e    ACAcaBCdDDaDdCBDC

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik  BCB a B   A E     B                    

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,802 202,500 29 112 330 330 351

SAY 185,261 247,080 25 229 696 696 730

EA 202,120 222,010 28 169 532 532 561

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 4 6 2,50 14 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 16,11 7,02 6,36

Toplam: 280 70 35 60,82 22 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ADDc   eAcA  cD c   d cAC ddecBCDaEDCDeB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 0 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALTUK KIRKPINAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,328 202,500 24 93 274 274 292

SAY 209,683 247,080 7 163 543 543 565

EA 240,850 222,010 8 78 263 263 277

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 3 14,25 36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 23 6 21,50 72

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 3 3,25 33 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 16 8 14,00 35 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 78 31 70,25 25 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DcaDADCdcADAbc  D bEC cAbAeEBCdDDDDECeDd

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik DBCBacABEDEAc  C b c      A   EBb Ede C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,234 202,500 2 17 51 51 58

SAY 211,996 247,080 5 156 526 526 547

EA 270,985 222,010 3 36 123 123 128

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 17 1 16,75 93 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 10 4 9,00 23 4,34 12,42 13,57

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,09 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,09 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,22 6,75 7,34

Toplam: 280 104 40 93,57 33 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 dDDdCbBCADADDDDBBAEAbCDAbDAdDcBCDDdDCDCe

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 BeEEcdeDEBAE                                  

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik Cd D Bd     ED    C C         B Dd   dC 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri         d  A                            

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
1945-50 Arasında Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA K 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,622 202,500 28 104 304 304 322

SAY 205,561 247,080 9 178 572 572 596

EA 219,977 222,010 14 121 400 400 423

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 9 6 7,50 19 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 80 40 69,57 25 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 bDDAdDeCdcA D D  e     bec dDaBC DdDCDCB

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik CdDcBBd AaE                   BED     ab

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 1 0
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 230,248 202,500 15 53 158 158 172

SAY 184,453 247,080 29 235 703 703 737

EA 241,720 222,010 7 76 260 260 274

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25

Matematik-1 30 9 7 7,25 24

Geometri 10 0 2 -0,50 -5

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 3 2 2,50 42 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 14 2 13,50 75 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 9 6 7,50 19 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 75 36 66,00 24 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1  cCeADCBDADADDBBb bE DEACAcEBCE DDD dBDC

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik   C   ABcaEAc       d Ca      EB   C  e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,128 202,500 26 101 299 299 317

SAY 194,245 247,080 15 202 647 647 674

EA 217,070 222,010 20 135 428 428 452

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 4 21,00 53

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 4 0 4,00 67 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 10 3 9,25 51 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 8 10 5,50 14 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 73 33 64,75 23 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DA DA CaDA ADc BD   aDEAeAcaadE DaabCBe 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik e CB E cbac cE C   Be  a    d E    C d  

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KARAKOÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,499 202,500 19 77 217 217 233

SAY 193,066 247,080 16 207 656 656 684

EA 215,280 222,010 22 140 439 439 463

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 5 6,75 38 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 4 3 3,25 8 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 79 39 68,82 25 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DACDAaeBcADdecBBD     EAdAcEaCdbDDDEeBce

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik       dab                      B  EC  C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 1 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,788 202,500 11 44 130 130 143

SAY 207,843 247,080 8 169 554 554 578

EA 254,705 222,010 4 57 197 197 205

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 12 8 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 8 4 7,00 18 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 88 33 79,75 28 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DbCeADCdDA   DBcb d C EAaADEBCE D DECBD 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik DBC D ceEDE bE   d                      

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜMER KAPLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,828 202,500 37 241 711 711 748

SAY 155,360 247,080 36 271 786 786 828

EA 161,558 222,010 37 258 748 748 786

Katılımlar: 38 282 814 814 857

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 3 1,25 21 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 9 3,75 21 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 16 9,00 23 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 0 1 -0,25 -1 3,61 2,17 2,12

Toplam: 280 42 38 32,50 12 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 cDDc caCebA DDD de bbbaAdDAE EadD  c    

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2              c                                

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 2 0 100
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,768 202,500 38 267 770 770 809

SAY 147,043 247,080 38 279 798 798 840

EA 147,658 222,010 38 270 782 782 822

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 0 4 -1,00 -17 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 5 4,75 26 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 7,25 18 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 21 -0,25 -1 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 38 55 24,25 9 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ceb  ceC Dc D eB Ac b D CcAc  BdDe Da b 

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 eebdBad b dba d ae Da d aEcaDb    Ce  b       

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik      c                                  

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 1 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 1 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 1 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 1 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Din ve Hayat 2 0 1 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,603 202,500 22 88 256 256 272

SAY 171,923 247,080 32 248 742 742 780

EA 216,115 222,010 21 137 435 435 459

Katılımlar: 38 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Türkçe 6 3 3 2,25 38 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 16,11 7,02 6,36

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 3 8 1,00 3 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 71 56 57,00 20 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 DcCedDCBDAaADDBdbceEdDEACADEadEeDaDdCBDb

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik  dCeDc ec d cE e                        

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 1 0 100
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 1 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Roman 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,697 202,500 18 76 214 214 229

SAY 191,606 247,080 18 211 666 666 695

EA 202,500 222,010 27 166 527 527 556

Katılımlar: 38 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 1 2,75 46 2,77 1,26 1,15

Edebiyat 18 6 7 4,25 24 5,87 2,57 2,33

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,75 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,72 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 16,11 7,02 6,36

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,84 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,42 0,84 0,73

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,44 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,60 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,30 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 9 6,75 17 3,61 2,17 2,12

Matematik-2 30 3 3 2,25 8 3,56 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,78 2,86 3,13

Matematik 40 3 3 2,25 6 4,34 12,42 13,57

Toplam: 280 80 47 67,82 24 66,96 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 eDDA   Cbcc DbbeB EbE  AecAE EaC    eD e

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 Beac   b    DebE a DEC     C D    bD  b       

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik Cd acB      E                           

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 2 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Roman 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 1 0 100
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 1 0 100
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 1 0 50
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 1 0
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Türkçenin Tarihi Gelişimi A

9

%24,32

3

%8,11

15

%40,54

2

%5,41

7

%18,92

1

%2,70
 

Doğru (%24,32)

Yanlış (%72,97)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri D  

2

%5,41
 

32

%86,49

2

%5,41

1

%2,70
 

Doğru (%86,49)

Yanlış (%10,81)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Tiyatro Türleri D

1

%2,70

2

%5,41

1

%2,70

26

%70,27

7

%18,92
  

Doğru (%70,27)

Yanlış (%29,73)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Tiyatro Türleri A

22

%59,46

3

%8,11

3

%8,11

5

%13,51

2

%5,41

2

%5,41
 

Doğru (%59,46)

Yanlış (%35,14)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri C

1

%2,70

1

%2,70

19

%51,35

10

%27,03
 

6

%16,22
 

Doğru (%51,35)

Yanlış (%32,43)

Boş (%16,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Nazım Biçimleri D

3

%8,11

4

%10,81

4

%10,81

17

%45,95

1

%2,70

8

%21,62
 

Doğru (%45,95)

Yanlış (%32,43)

Boş (%21,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) B

8

%21,62

13

%35,14

1

%2,70

2

%5,41

4

%10,81

9

%24,32
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%40,54)

Boş (%24,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Türk Edebiyatının Dönemleri C

6

%16,22
 

26

%70,27

1

%2,70

2

%5,41

2

%5,41
 

Doğru (%70,27)

Yanlış (%24,32)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Hikâye A

28

%75,68

1

%2,70

1

%2,70

2

%5,41

2

%5,41

3

%8,11
 

Doğru (%75,68)

Yanlış (%16,22)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Geleneksel Türk Tiyatrosu D  

4

%10,81

15

%40,54

14

%37,84
 

4

%10,81
 

Doğru (%37,84)

Yanlış (%51,35)

Boş (%10,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Divan Edebiyatında Nesir A

19

%51,35

1

%2,70

5

%13,51

2

%5,41

3

%8,11

7

%18,92
 

Doğru (%51,35)

Yanlış (%29,73)

Boş (%18,92)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri D

3

%8,11

1

%2,70
 

15

%40,54

2

%5,41

16

%43,24
 

Doğru (%40,54)

Yanlış (%16,22)

Boş (%43,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Divan Şiirinin Temsilcileri D

1

%2,70

2

%5,41

1

%2,70

19

%51,35

2

%5,41

12

%32,43
 

Doğru (%51,35)

Yanlış (%16,22)

Boş (%32,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Tanzimat Dönemi Sanatçıları D

3

%8,11

2

%5,41

6

%16,22

16

%43,24

4

%10,81

6

%16,22
 

Doğru (%43,24)

Yanlış (%40,54)

Boş (%16,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Tanzimat Dönemi Sanatçıları D

1

%2,70

14

%37,84
 

17

%45,95

2

%5,41

3

%8,11
 

Doğru (%45,95)

Yanlış (%45,95)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Fecriati Edebiyatı Sanatçıları B

2

%5,41

12

%32,43
  

4

%10,81

19

%51,35
 

Doğru (%32,43)

Yanlış (%16,22)

Boş (%51,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Roman B

1

%2,70

9

%24,32

5

%13,51

4

%10,81

1

%2,70

17

%45,95
 

Doğru (%24,32)

Yanlış (%29,73)

Boş (%45,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir A

5

%13,51

6

%16,22
 

2

%5,41

14

%37,84

10

%27,03
 

Doğru (%13,51)

Yanlış (%59,46)

Boş (%27,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler E

3

%8,11

1

%2,70

1

%2,70
 

15

%40,54

17

%45,95
 

Doğru (%40,54)

Yanlış (%13,51)

Boş (%45,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren
Şiir A

2

%5,41

11

%29,73

1

%2,70

1

%2,70
 

22

%59,46
 

Doğru (%5,41)

Yanlış (%35,14)

Boş (%59,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Cumhuriyet Dönemi'nde Roman E  

3

%8,11

4

%10,81

2

%5,41

20

%54,05

8

%21,62
 

Doğru (%54,05)

Yanlış (%24,32)

Boş (%21,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Roman C

1

%2,70

8

%21,62

6

%16,22

1

%2,70

2

%5,41

19

%51,35
 

Doğru (%16,22)

Yanlış (%32,43)

Boş (%51,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve
Postmodernizmi Esas Alan Roman D

5

%13,51
 

1

%2,70

12

%32,43

1

%2,70

18

%48,65
 

Doğru (%32,43)

Yanlış (%18,92)

Boş (%48,65)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Edebî Akımlar A

24

%64,86

1

%2,70

4

%10,81
 

2

%5,41

6

%16,22
 

Doğru (%64,86)

Yanlış (%18,92)

Boş (%16,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 TARİH VE ZAMAN C

2

%5,41

6

%16,22

13

%35,14

4

%10,81

9

%24,32

3

%8,11
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%56,76)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 TARİH VE ZAMAN D

1

%2,70
 

16

%43,24

12

%32,43

5

%13,51

3

%8,11
 

Doğru (%32,43)

Yanlış (%59,46)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Avrupa'da Değişim Çağı A

33

%89,19
  

1

%2,70

1

%2,70

2

%5,41
 

Doğru (%89,19)

Yanlış (%5,41)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-31 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI E   

1

%2,70

11

%29,73

24

%64,86

1

%2,70
 

Doğru (%64,86)

Yanlış (%32,43)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-32 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D  

2

%5,41
 

7

%18,92

2

%5,41

26

%70,27
 

Doğru (%18,92)

Yanlış (%10,81)

Boş (%70,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-
İSLAM DEVLETLERİ E

4

%10,81
 

4

%10,81
 

26

%70,27

3

%8,11
 

Doğru (%70,27)

Yanlış (%21,62)

Boş (%8,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
(1302-1453) B

5

%13,51

32

%86,49
     

Doğru (%86,49)

Yanlış (%13,51)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C

6

%16,22
 

21

%56,76

9

%24,32
 

1

%2,70
 

Doğru (%56,76)

Yanlış (%40,54)

Boş (%2,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Millî Mücadele'de Cepheler D    

27

%72,97

5

%13,51

5

%13,51
 

Doğru (%72,97)

Yanlış (%13,51)

Boş (%13,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Siyasi Alandaki İnkılaplar D

11

%29,73

2

%5,41

1

%2,70

13

%35,14

2

%5,41

8

%21,62
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%43,24)

Boş (%21,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Jeolojik Zamanlar E

1

%2,70

3

%8,11

1

%2,70

9

%24,32

18

%48,65

5

%13,51
 

Doğru (%48,65)

Yanlış (%37,84)

Boş (%13,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
(9.SINIF) D

2

%5,41
 

4

%10,81

19

%51,35
 

12

%32,43
 

Doğru (%51,35)

Yanlış (%16,22)

Boş (%32,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Ülkelerin Nüfus Politikaları C

5

%13,51

1

%2,70

21

%56,76

5

%13,51

3

%8,11

2

%5,41
 

Doğru (%56,76)

Yanlış (%37,84)

Boş (%5,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Küresel İklim Değişimi D  

1

%2,70

2

%5,41

23

%62,16

7

%18,92

4

%10,81
 

Doğru (%62,16)

Yanlış (%27,03)

Boş (%10,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Uluslararası Örgütler C  

5

%13,51

13

%35,14

2

%5,41

3

%8,11

14

%37,84
 

Doğru (%35,14)

Yanlış (%27,03)

Boş (%37,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen
Faktörler B  

25

%67,57
 

1

%2,70

8

%21,62

3

%8,11
 

Doğru (%67,57)

Yanlış (%24,32)

Boş (%8,11)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 TARİH VE ZAMAN B  

10

%71,43
  

1

%7,14

3

%21,43
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%7,14)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 İnsanlığın İlk İzleri C  

3

%21,43

3

%21,43

1

%7,14

4

%28,57

3

%21,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%57,14)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Orta Çağ’da Siyasi Yapılar E

4

%28,57

3

%21,43
  

4

%28,57

3

%21,43
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%50,00)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI E

1

%7,14
 

4

%28,57

1

%7,14

6

%42,86

2

%14,29
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%42,86)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 [1] Emeviler [2] Abbasi Devleti ve Türkler B  

5

%35,71

1

%7,14
 

1

%7,14

7

%50,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Türklerin İslamiyet’i Kabulü B

1

%7,14

2

%14,29
 

4

%28,57

2

%14,29

5

%35,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%50,00)

Boş (%35,71)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Balkan Fetihleri C

1

%7,14
 

3

%21,43

1

%7,14

3

%21,43

6

%42,86
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%35,71)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 I. Dünya Savaşı (1914-1918) D  

1

%7,14

5

%35,71

3

%21,43

2

%14,29

3

%21,43
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%57,14)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 MİLLİ MÜCADELE E  

1

%7,14
 

1

%7,14

1

%7,14

11

%78,57
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%14,29)

Boş (%78,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Mudanya’dan Lozan’a B  

4

%28,57

2

%14,29

2

%14,29
 

6

%42,86
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%28,57)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 1945-50 Arasında Türkiye A

4

%28,57
  

1

%7,14

1

%7,14

8

%57,14
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%14,29)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) E  

1

%7,14

1

%7,14

1

%7,14

4

%28,57

7

%50,00
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%21,43)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Su Ekosistemleri D

3

%21,43
  

6

%42,86
 

5

%35,71
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Türkiye'de Ekonomi B  

5

%35,71

1

%7,14

1

%7,14

2

%14,29

5

%35,71
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%28,57)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) A

3

%21,43

2

%14,29
 

1

%7,14
 

8

%57,14
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Küresel Ticaret E

1

%7,14
   

6

%42,86

7

%50,00
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Su Kaynakları B

1

%7,14

3

%21,43

1

%7,14
 

1

%7,14

8

%57,14
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri D

4

%28,57
 

1

%7,14

4

%28,57

1

%7,14

4

%28,57
 

Doğru (%28,57)

Yanlış (%42,86)

Boş (%28,57)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Çatışma Bölgeleri B

1

%7,14

5

%35,71
   

8

%57,14
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%7,14)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili
Olan Faktörler D    

9

%64,29
 

5

%35,71
 

Doğru (%64,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
(11.SINIF) E

1

%7,14
   

10

%71,43

3

%21,43
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%7,14)

Boş (%21,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Çevre Anlaşmaları ve Etkileri C  

1

%7,14

6

%42,86

2

%14,29
 

5

%35,71
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%21,43)

Boş (%35,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları B  

5

%35,71
 

2

%14,29
 

7

%50,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

1

%7,14
 

2

%14,29
 

2

%14,29

9

%64,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%21,43)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Bilim Felsefesi D

2

%14,29
  

2

%14,29

1

%7,14

9

%64,29
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%21,43)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ E

1

%7,14
 

1

%7,14
 

5

%35,71

7

%50,00
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%14,29)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E   

1

%7,14

1

%7,14

6

%42,86

6

%42,86
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%14,29)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ C

1

%7,14

1

%7,14

5

%35,71
 

1

%7,14

6

%42,86
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%21,43)

Boş (%42,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME D    

6

%42,86
 

8

%57,14
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 SOSYOLOJİYE GİRİŞ D  

3

%21,43
 

5

%35,71
 

6

%42,86
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%21,43)

Boş (%42,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 TOPLUM VE KÜLTÜR C   

6

%42,86

1

%7,14
 

7

%50,00
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E  

2

%14,29
 

1

%7,14

1

%7,14

10

%71,43
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%21,43)

Boş (%71,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 KLASİK MANTIK A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 SEMBOLİK MANTIK E     

2

%14,29

12

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Kur'an'da Bazı Kavramlar C

1

%7,14

1

%7,14

3

%21,43
 

2

%14,29

7

%50,00
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%28,57)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Din ve Hayat D   

2

%14,29

3

%21,43

1

%7,14

8

%57,14
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%21,43)

Boş (%57,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Din ve Hayat E     

5

%35,71

9

%64,29
 

Doğru (%35,71)

Yanlış (%0,00)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Kur'an'da Bazı Kavramlar B  

2

%14,29
   

12

%85,71
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Yahudilik ve Hıristiyanlık D  

2

%14,29
   

12

%85,71
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%14,29)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B  

1

%7,14
  

1

%7,14

12

%85,71
 

Doğru (%7,14)

Yanlış (%7,14)

Boş (%85,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-41 Din Felsefesi B      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42 Ahlak Felsefesi A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45 Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler A      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz
ve Sorumluluklar E      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43 TOPLUM VE KÜLTÜR C      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Önermeler Mantığı B      

14

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Dört İşlem Yeteneği C  

1

%3,03

29

%87,88
  

3

%9,09
 

Doğru (%87,88)

Yanlış (%3,03)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar B

3

%9,09

10

%30,30

1

%3,03

4

%12,12

2

%6,06

13

%39,39
 

Doğru (%30,30)

Yanlış (%30,30)

Boş (%39,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 EBOB-EKOK D

4

%12,12

1

%3,03

1

%3,03

8

%24,24
 

19

%57,58
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%18,18)

Boş (%57,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar D

3

%9,09
 

2

%6,06

8

%24,24

3

%9,09

17

%51,52
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%24,24)

Boş (%51,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 MANTIK B  

14

%42,42

4

%12,12

1

%3,03
 

14

%42,42
 

Doğru (%42,42)

Yanlış (%15,15)

Boş (%42,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

2

%6,06

17

%51,52

2

%6,06
 

6

%18,18

6

%18,18
 

Doğru (%51,52)

Yanlış (%30,30)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

1

%3,03

3

%9,09

3

%9,09

8

%24,24

4

%12,12

14

%42,42
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%45,45)

Boş (%42,42)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Eşitsizlikler E

2

%6,06

2

%6,06

4

%12,12

1

%3,03

3

%9,09

21

%63,64
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%27,27)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler A

7

%21,21
 

9

%27,27

1

%3,03
 

16

%48,48
 

Doğru (%21,21)

Yanlış (%30,30)

Boş (%48,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Hareket Problemleri D

4

%12,12
  

8

%24,24

2

%6,06

19

%57,58
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%18,18)

Boş (%57,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı E

1

%3,03
 

1

%3,03

1

%3,03

12

%36,36

18

%54,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%9,09)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER A

5

%15,15
    

28

%84,85
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Permütasyon E

1

%3,03

1

%3,03
 

1

%3,03

9

%27,27

21

%63,64
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%9,09)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 OLASILIK D

2

%6,06

1

%3,03

6

%18,18

4

%12,12
 

20

%60,61
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%27,27)

Boş (%60,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 LOGARİTMA C  

1

%3,03

2

%6,06

1

%3,03
 

29

%87,88
 

Doğru (%6,06)

Yanlış (%6,06)

Boş (%87,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Aritmetik Dizi B  

8

%24,24

1

%3,03

1

%3,03
 

23

%69,70
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%6,06)

Boş (%69,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 LİMİT VE SÜREKLİLİK D   

1

%3,03
  

32

%96,97
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,03)

Boş (%96,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Süreklilik C  

2

%6,06

5

%15,15
 

1

%3,03

25

%75,76
 

Doğru (%15,15)

Yanlış (%9,09)

Boş (%75,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu B      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Minimum-Maksimum Problemleri C   

4

%12,12

1

%3,03
 

28

%84,85
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%3,03)

Boş (%84,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 TÜREV C  

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03

1

%3,03

29

%87,88
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%9,09)

Boş (%87,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 0/0 Belirsizliği E      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

2

%6,06
 

1

%3,03
  

30

%90,91
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%6,06)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 İNTEGRAL D      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26

Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer
Fonksiyonunun İntegrali D   

1

%3,03
  

32

%96,97
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,03)

Boş (%96,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 İntegral ile Alan Hesabı A      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Esas Ölçü ve Birim Çember B  

1

%3,03
 

1

%3,03
 

31

%93,94
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%3,03)

Boş (%93,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 TRİGONOMETRİ A

3

%9,09
    

30

%90,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%0,00)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 TRİGONOMETRİ C      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B  

11

%33,33
   

22

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Dikdörtgen E   

1

%3,03

2

%6,06

8

%24,24

22

%66,67
 

Doğru (%24,24)

Yanlış (%9,09)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Çokgenler D  

1

%3,03
 

2

%6,06
 

30

%90,91
 

Doğru (%6,06)

Yanlış (%3,03)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Dairede Çevre ve Alan E    

1

%3,03

3

%9,09

29

%87,88
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%3,03)

Boş (%87,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çemberde Uzunluk C   

4

%12,12

1

%3,03
 

28

%84,85
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%3,03)

Boş (%84,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çemberin Analitik İncelenmesi B      

33

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 ANALİTİK GEOMETRİ E  

1

%3,03
   

32

%96,97
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,03)

Boş (%96,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Çemberin Analitik İncelenmesi C   

1

%3,03

2

%6,06
 

30

%90,91
 

Doğru (%3,03)

Yanlış (%6,06)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Dönüşüm Geometrisi C

1

%3,03
 

4

%12,12
 

2

%6,06

26

%78,79
 

Doğru (%12,12)

Yanlış (%9,09)

Boş (%78,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Silindir C  

1

%3,03
  

1

%3,03

31

%93,94
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,06)

Boş (%93,94)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Eylemsizlik Momenti C    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 MODERN FİZİK E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Alternatif Akım B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 HAREKET VE KUVVET D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Tork ve Denge E     

1

%33,33

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Eğik Atış Hareketi E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Elektromanyetik Dalgalar C    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Manyetik Kuvvet E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Düzgün Çembersel Hareket D    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Bağıl Hareket A

2

%66,67
    

1

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 İtme ve Çizgisel Momentum C  

1

%33,33
   

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Fotoelektrik D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)
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Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Periyodik Özellikler D  

1

%33,33
   

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 GAZLAR D    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 KARIŞIMLAR C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Oluşum Entalpisi C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 KİMYA VE ELEKTRİK A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Elektroliz ve Korozyon E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 MODERN ATOM TEORİSİ D    

1

%33,33
 

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 ORGANİK BİLEŞİKLER B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 KARBON KİMYASINA GİRİŞ C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 ORGANİK BİLEŞİKLER D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Lenf Sistemi C      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 SİNDİRİM SİSTEMİ A

1

%33,33
    

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 ÜRİNER SİSTEM D      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ E      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Sindirim Tepkimeleri E     

1

%33,33

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 HÜCRE B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 BİTKİ BİYOLOJİSİ B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Endokrin Sistem A      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Çiçeğin Kısımları E  

1

%33,33
   

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Kanın Yapısı E     

1

%33,33

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 SOLUNUM SİSTEMİ C   

1

%33,33
  

2

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Mantarlar B      

3

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ D     

1

%33,33

2

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)
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