
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 31 7 29,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 16 2 15,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 68 14 64,50 333,774 55

2 0 OĞUZHAN SAVRİM  ME 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 5 19,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 69 22 63,50 330,772 59

3 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 6 29,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 12 4 11,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 58 18 53,50 301,313 111

4 0 TUBA YAKIN  ME 30 10 27,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 57 17 52,75 299,193 116

5 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 28 9 25,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 54 19 49,25 288,947 141

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 9 24,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 8 1 7,75 1 0 1,00 49 12 46,00 279,459 169

7 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 7 24,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 6 2 5,50 47 10 44,50 274,882 179

8 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 31 8 29,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 47 10 44,50 274,757 180

9 0 NİSA AKSU  ME 25 10 22,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 11 3 10,25 0 1 -0,25 48 17 43,75 272,623 185

10 0 ELİF NUR ERSAYIM  ME 23 12 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 2 6,50 1 2 0,50 47 20 42,00 267,755 196

11 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 10 23,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 47 22 41,50 266,402 199

12 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 43 10 40,50 263,115 205

13 0 FATİH KURT  ME 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 46 23 40,25 262,264 206

14 0 RÜMEYSA KAYA  ME 25 13 21,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 17 39,75 261,229 211

15 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 20 15 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 3 8,25 44 21 38,75 258,191 222

16 0 EKİN ERİŞ 1ME 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 0 6,00 44 22 38,50 257,305 224

17 0 LORİN CANİK  ME 26 9 23,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 41 12 38,00 255,827 227

18 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 6 5 4,75 1 0 1,00 44 28 37,00 253,303 233

19 0 SELİN NUR ŞİMŞEK 1ME 20 14 16,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 0 1,00 41 19 36,25 251,059 237

20 0 TÜMER KAPLAN  ME 18 10 15,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 6 2,50 38 18 33,50 242,859 252

21 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 16 14,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 38 19 33,25 242,142 254

22 0 AYŞE AYDIN  ME 22 7 20,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 37 16 33,00 241,559 255

23 0 TALHA KARAKOÇ  ME 23 15 19,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 9 -1,25 40 28 33,00 241,327 256

24 0 SILA SÜZ  ME 13 22 7,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 12 8 10,00 0 1 -0,25 41 33 32,75 240,746 257

25 0 KAAN KARAKAŞ  ME 21 14 17,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 37 19 32,25 239,363 259

26 0 MİLAY GAMZ  KURU  ME 24 14 20,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 25 31,75 237,481 260

27 0 BERAT DEMİRCAN  ME 21 16 17,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 39 31 31,25 236,059 263

28 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 13 19,75 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 34 13 30,75 234,657 265

29 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 13 18,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 35 21 29,75 231,986 269
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR

30 0 BEDRİYEASLAN  ME 20 17 15,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 37 31 29,25 230,093 273

31 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 20 14 16,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 229,574 274

32 0 YİĞİT FİLİZ  ME 21 19 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 34 26 27,50 225,246 283

33 0 SBRENUR KATL* Ç  ME 17 11 14,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 223,761 288

34 0 REŞİT ACAR  ME 13 17 8,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 8 1,00 1 0 1,00 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 36 41 25,75 220,825 292

35 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 19 15 15,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 6 0 6,00 31 20 26,00 220,801 293

36 0 EFE ALTAN 1ME 17 20 12,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 35 37 25,75 220,268 294

37 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 4 1 3,75 36 45 24,75 218,207 297

38 0 MELİSA HATAY  ME 20 16 16,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 32 31 24,25 215,658 301

39 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 17 18 12,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 26 21,50 207,879 308

40 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 13 23 7,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 33 20,75 205,680 310

41 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 12 11 9,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 19 17 14,75 188,000 321

42 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 10 8,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 20 23 14,25 186,286 322

43 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 5 2,75 4 5 2,75 152,943 334

44 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 5 19 0,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 8 36 -1,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,1 11,1 21,32 12,6 3,4 11,72 11,6 3,6 10,67 3,6 4,8 2,36 51,8 23,0 46,07 279,240

Okul Ortalaması 23,0 11,9 20,06 12,6 3,4 11,72 10,4 3,4 9,56 3,4 4,5 2,23 49,4 23,1 43,57 271,550

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 31 7 29,25 17 1 16,75 17 2 16,50 3 4 2,00 68 14 64,50 333,774 1 22 22 24 55

2 0 OĞUZHAN SAVRİM  ME 29 11 26,25 16 3 15,25 22 6 20,50 2 2 1,50 69 22 63,50 330,772 2 25 25 27 59

3 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 31 6 29,50 13 4 12,00 12 4 11,00 2 4 1,00 58 18 53,50 301,313 3 37 39 46 111

4 0 TUBA YAKIN  ME 30 10 27,50 16 2 15,50 10 5 8,75 1 0 1,00 57 17 52,75 299,193 4 39 41 49 116

5 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 28 9 25,75 13 3 12,25 11 3 10,25 2 4 1,00 54 19 49,25 288,947 5 44 46 54 141

6 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 27 9 24,75 13 2 12,50 8 1 7,75 1 0 1,00 49 12 46,00 279,459 6 53 56 64 169

7 0 HİLAL YILMAZ  ME 26 7 24,25 15 1 14,75 6 2 5,50 47 10 44,50 274,882 7 55 59 67 179

8 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 31 8 29,00 16 1 15,75 0 1 -0,25 47 10 44,50 274,757 8 56 60 68 180

9 0 NİSA AKSU  ME 25 10 22,50 12 3 11,25 11 3 10,25 0 1 -0,25 48 17 43,75 272,623 9 57 61 69 185

10 0 ELİF NUR ERSAYIM  ME 23 12 20,00 16 4 15,00 7 2 6,50 1 2 0,50 47 20 42,00 267,755 10 62 66 76 196

11 0 İPEK GÜNBAY  ME 26 10 23,50 11 3 10,25 7 3 6,25 3 6 1,50 47 22 41,50 266,402 11 63 67 77 199

12 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 13 1 12,75 1 0 1,00 43 10 40,50 263,115 12 65 70 80 205

13 0 FATİH KURT  ME 31 8 29,00 12 6 10,50 1 0 1,00 2 9 -0,25 46 23 40,25 262,264 13 66 71 81 206

14 0 RÜMEYSA KAYA  ME 25 13 21,75 13 1 12,75 5 3 4,25 1 0 1,00 44 17 39,75 261,229 14 67 72 82 211

15 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 20 15 16,25 15 3 14,25 9 3 8,25 44 21 38,75 258,191 15 68 74 84 222

16 0 EKİN ERİŞ 1ME 26 14 22,50 12 8 10,00 6 0 6,00 44 22 38,50 257,305 1 69 75 85 224

17 0 LORİN CANİK  ME 26 9 23,75 11 2 10,50 4 1 3,75 41 12 38,00 255,827 16 70 76 86 227

18 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 21 19 16,25 16 4 15,00 6 5 4,75 1 0 1,00 44 28 37,00 253,303 17 71 77 88 233

19 0 SELİN NUR ŞİMŞEK 1ME 20 14 16,50 12 4 11,00 8 1 7,75 1 0 1,00 41 19 36,25 251,059 2 72 78 89 237

20 0 TÜMER KAPLAN  ME 18 10 15,50 16 2 15,50 4 6 2,50 38 18 33,50 242,859 18 75 81 93 252

21 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 18 16 14,00 15 2 14,50 5 1 4,75 38 19 33,25 242,142 19 77 83 95 254

22 0 AYŞE AYDIN  ME 22 7 20,25 9 6 7,50 4 1 3,75 2 2 1,50 37 16 33,00 241,559 20 78 84 96 255

23 0 TALHA KARAKOÇ  ME 23 15 19,25 16 4 15,00 1 9 -1,25 40 28 33,00 241,327 21 79 85 97 256

24 0 SILA SÜZ  ME 13 22 7,50 16 2 15,50 12 8 10,00 0 1 -0,25 41 33 32,75 240,746 22 80 86 98 257

25 0 KAAN KARAKAŞ  ME 21 14 17,50 14 4 13,00 1 1 0,75 1 0 1,00 37 19 32,25 239,363 23 81 87 100 259

26 0 MİLAY GAMZ  KURU  ME 24 14 20,50 11 4 10,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 38 25 31,75 237,481 24 82 88 101 260

27 0 BERAT DEMİRCAN  ME 21 16 17,00 14 3 13,25 2 1 1,75 2 11 -0,75 39 31 31,25 236,059 25 84 90 103 263

28 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 23 13 19,75 8 0 8,00 3 0 3,00 34 13 30,75 234,657 26 85 91 104 265

29 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 13 18,75 11 7 9,25 1 1 0,75 1 0 1,00 35 21 29,75 231,986 27 87 93 106 269

30 0 BEDRİYEASLAN  ME 20 17 15,75 12 4 11,00 5 5 3,75 0 5 -1,25 37 31 29,25 230,093 28 89 95 108 273

31 0 FATMA ÇEŞMECİ  ME 20 14 16,50 12 3 11,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 34 20 29,00 229,574 29 90 96 109 274

32 0 YİĞİT FİLİZ  ME 21 19 16,25 13 7 11,25 34 26 27,50 225,246 30 93 99 114 283

33 0 SBRENUR KATL* Ç  ME 17 11 14,25 12 3 11,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 16 27,00 223,761 31 95 101 117 288

34 0 REŞİT ACAR  ME 13 17 8,75 14 6 12,50 4 8 2,00 5 10 2,50 36 41 25,75 220,825 32 98 104 120 292

35 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 19 15 15,25 6 5 4,75 6 0 6,00 31 20 26,00 220,801 33 99 105 121 293

36 0 EFE ALTAN 1ME 17 20 12,00 14 6 12,50 1 0 1,00 3 11 0,25 35 37 25,75 220,268 3 100 106 122 294

37 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 19 18 14,50 7 12 4,00 3 6 1,50 7 9 4,75 36 45 24,75 218,207 34 102 108 124 297

38 0 MELİSA HATAY  ME 20 16 16,00 10 5 8,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 32 31 24,25 215,658 35 105 111 127 301

39 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 17 18 12,50 9 7 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 28 26 21,50 207,879 36 108 114 131 308

40 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 13 23 7,25 10 5 8,75 5 2 4,50 1 3 0,25 29 33 20,75 205,680 37 110 116 133 310

41 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 12 11 9,25 7 6 5,50 19 17 14,75 188,000 38 114 122 139 321

42 0 ADİLE UĞURLU  ME 11 10 8,50 8 5 6,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 20 23 14,25 186,286 39 115 123 140 322

43 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 4 5 2,75 4 5 2,75 152,943 40 120 129 148 334

44 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 5 19 0,25 3 17 -1,25 8 36 -1,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,1 11,1 21,32 12,6 3,4 11,72 11,6 3,6 10,67 3,6 4,8 2,36 51,8 23,0 46,07 279,240

Okul Ortalaması 23,0 11,9 20,06 12,6 3,4 11,72 10,4 3,4 9,56 3,4 4,5 2,23 49,4 23,1 43,57 271,550

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE UĞURLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,286 279,240 39 115 123 140 322

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 20 23 14,25 12 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe Ce a  bB AEB  D ca E E  cec  Dd b D D   

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DceEcA    d A dCBDE 

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik ccCc                                    

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen e   a         c cb  

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 3 4 17
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 3 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜRAKAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,757 279,240 8 56 60 68 180

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,98 11,72 11,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 47 10 44,50 37 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBeAEdDD aBCDaAaEECDeBBBECCcDDADEABbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACd BC A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Fen                  d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BELCİOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 19 0,25 1 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 10,98 11,72 11,72

Toplam: 120 8 36 -1,00 -1 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe edDE  bB Acc eb  cEbcadbacedea          

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DeBdcAdcabdacbdaabcd

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 9 6
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYDIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,559 279,240 20 78 84 96 255

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 37 16 33,00 28 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdBB A  D  C Cb ADEEC AB BE  eDDbDccBdE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal bDABdcdC a C A A BeE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik    DD       B   e                  E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen da           D   C  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 4 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,093 279,240 28 89 95 108 273

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 37 31 29,25 24 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe edCec AbdDD CBCDeebEEC cBBedCecDDADceBaE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal aD eEDACE  C AbACBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C  bDAE  a eabA                         

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen       c   e d cb    

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,059 279,240 25 84 90 103 263

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 39 31 31,25 26 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe C bEDaCBaAEdDCa bacEdE CcABBBcdeEEDcDcbB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdDACcBEC A  CeDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  D a       B                            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen ed adecebc     a EBe

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 8 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BOZYİĞİT 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,879 279,240 36 108 114 131 308

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 28 26 21,50 18 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe dBbaD dB AcceCa  aacBECCDeBBBDbccEa DbeB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D edabCDcd  A cCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen        D           d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ELMASOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,680 279,240 37 110 116 133 310

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 29 33 20,75 17 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DEddB  beDb aBeD bcaECbcBdcECbdaacDcbBbd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal aeAeEcA    C AEACeDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     D          b D  D C    b     C      

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d D  c           e  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 5 13 28
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR ERSAYIM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,755 279,240 10 62 66 76 196

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 47 20 42,00 35 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED bB Ab DCD Acbc EeCDcBdBDCeaEDADccB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDeCceECDAEcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  Db  E     cE  CDD  C                   

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                 bd C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 0 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURT 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,264 279,240 13 66 71 81 206

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 46 23 40,25 34 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdBBAEaeD bBCDcADEECDABdBEeCADDADEABbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdDe E aCDAbeCBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d c  be Bbab  e  Cb 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,574 279,240 29 90 96 109 274

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 34 20 29,00 24 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe aECBB AE DD dBdD  abcCDABd EaeAcDcDaABcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal ccABcDACE    A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     a E     c    D                      

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen                  d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 8 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GÜNEŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,115 279,240 12 65 70 80 205

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 43 10 40,50 34 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CB AEecCDacDEEBECCDcBBBDCAcEDAcdcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACc E     CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM TUTAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,459 279,240 6 53 56 64 169

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 49 12 46,00 38 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED  BcAb  eDcAcEEBEbCDbcBBDCeEEDADEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACD    A cCBDEe

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DC  EC    BdA          EE              

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,882 279,240 7 55 59 67 179

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 47 10 44,50 37 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe D CBBcAE  Db BCDBADEbCDcBBBECCAD   ccBcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal aDABEDA E BC A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D E A    E  aD      d               

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 13 3 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜLGEN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,943 279,240 40 120 129 148 334

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7 18,14 20,06 21,32

Toplam: 120 4 5 2,75 2 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe eEddB AEe c                             

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK GÜNBAY 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,402 279,240 11 63 67 77 199

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 47 22 41,50 35 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CBBAE DdDBADaEBECCDcBdBcecc DAca B

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABd ACDeb  A  CBD A

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik aDC  Eb    BE  C         dE             

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen b  d    CE  D eab  d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 7 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KARAKAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,363 279,240 23 81 87 100 259

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 37 19 32,25 27 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe cECBB AE  D CBCD ecaECbAadaECCecDAcaABdd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEcb E BdDAaACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     D             b                     

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LORİN CANİK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,827 279,240 16 70 76 86 227

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 41 12 38,00 32 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEc  B AEeDee ec EBECCDABBBDCecdDADEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D BEDACD E     CdbEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  De  E     B     D                      

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SÜMER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,774 279,240 1 22 22 24 55

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 68 14 64,50 54 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CcDED CB AEaDCDBbDEbBECCDABBBDCdcEDADEcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACD EC AbBCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC DEC    BEA CDDE  B  aEE  e       E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen ab  E    Eb    a   C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS DANACIOĞLU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,801 279,240 33 99 105 121 293

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 31 20 26,00 22 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe D CBBcAEBDDe B ba D dCccBBBEeeeDeeDccBb 

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal cc aED C       AbBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D  C     E   DD                     

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 6 9 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 0 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HATAY 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,658 279,240 35 105 111 127 301

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 32 31 24,25 20 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CdaED aB AcaaCD AcEEBECC cBBdDCebEabccdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeEc  D  dDAE eBDEe

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik Dabc       Bd a                  c b b b

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZ  KURU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,481 279,240 24 82 88 101 260

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 38 25 31,75 26 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdBB AEBDbbCdea ecaECDAaBBECCeDDcDbABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABaDeCE  b   ACBeE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik bB  D                   de  d      E  c 

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen   e              d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,623 279,240 9 57 61 69 185

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 48 17 43,75 36 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEc  B AcdDCD  DEEBECCDcBBBDCccEDccadB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DbBEebC  EC A  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  E A  e EA Cab      EEE             

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN SAVRİM 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,772 279,240 2 25 25 27 59

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 69 22 63,50 53 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe eECBBaAEeDcaCBCDBAcaECDcBBBECCeDDADcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEeACE cCbAEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBeDccECA B BEAACDD abCBE ADEE     E c  

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen           b    c C D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,191 279,240 15 68 74 84 222

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 44 21 38,75 32 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB A  aDCC dDBcbadCD BddECecDedDddBaE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdcACE cCDA ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C  DD EC    dE   ab D   E   E           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 9 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT ACAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,825 279,240 32 98 104 120 292

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 36 41 25,75 21 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBbEc aB bcdDeD beadBEbCcABdeDe Eb      

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEadCeBECDcbaCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik a   bd Ace d b C         dE         C   

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aeDBdCcc  dBb dcc  C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 5 7 28
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,229 279,240 14 67 72 82 211

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 44 17 39,75 33 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CcdAEdDdD AaEEBdbCDbBBBDeccEDcDcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABE AC  E  Ab CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DC  b      E   D       E b          c  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SBRENUR KATL* Ç 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,761 279,240 31 95 101 117 288

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 31 16 27,00 23 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CdDaD  B Ac ede  D EBE C ABc De cE eDEdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABd AC  E b EcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  D               b      E               

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 4 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KARABACAK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,947 279,240 5 44 46 54 141

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 54 19 49,25 41 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe CdDED aedAEeDCDB DE BECCbbBBBDCAEEDADccB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DA deACDBEC c  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBDE      Eb  DD      d E    e     E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen e   a  cC       c  C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 0 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,746 279,240 22 80 86 98 257

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 41 33 32,75 27 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe aECdB  EeDD CdebBdcadCceB eEbCcbcdDcd bd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDeCE cCDA ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CcDDDcE     B bbdDD  ACaE  cEd          

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen                  d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 4 13 22
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 4 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KARAKOÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,327 279,240 21 79 85 97 256

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 40 28 33,00 28 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AEcDD CadaBADEECDcBBeECCeDbbaaeecd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal aDABEDACEccCDAbACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik Cccccbbbbb                              

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 8 10 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 3 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,193 279,240 4 39 41 49 116

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 57 17 52,75 44 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBBAEaDDbCdCaBcDEECDcBBBECCeDDdDcABbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABaDACE cCDA ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBcDc Ea    BE  CD      E  bbE          

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,657 279,240 26 85 91 104 265

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 34 13 30,75 26 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DdCBB AEaDD acCD eaEECDAaBBE ecDecDcABEd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal       A      AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D            D                      

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜMER KAPLAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,859 279,240 18 75 81 93 252

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 38 18 33,50 28 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBc A aDcbCBCDaAaEcCDcBBeEbC          

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAeEbACEBBC AEACBD 

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik aBc D Eeb  eBa                          

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 3 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 2 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ALBAYRAK 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,142 279,240 19 77 83 95 254

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,29 9,56 10,67

Toplam: 120 38 19 33,25 28 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe  ECBaaA c c aBCDBAaEaCccBBaE C bacDcbBEd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACE  C AbACBDa

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik b  DD  C                E          E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 7 9 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,000 279,240 38 114 122 139 321

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,98 11,72 11,72

Toplam: 120 19 17 14,75 12 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe C eE   B  beD a    ddEC De d aCea D DE B

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal De EDb Decd A aC  E 

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 3 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,303 279,240 17 71 77 88 233

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 44 28 37,00 31 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDaDCCBeAEeDCDaeDadcEdaaABBdbCcaEDAcacB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeEDACDcECDAEBCBeEb

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCcDE  b  B   e         d c            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 1 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT FİLİZ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,246 279,240 30 93 99 114 283

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,98 11,72 11,72

Toplam: 120 34 26 27,50 23 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdBeAbeeDeCBCDccaaEaccBdBECCADDdDccecE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAeEcAaEaaCDAaAdBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜLERMAN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,986 279,240 27 87 93 106 269

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 35 21 29,75 25 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB A cDb CcCD d EECDcBBaECecbDADcdBcb

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal bD edDAeEBaC AaeCBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     D       c                           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYKAÇ 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,207 279,240 34 102 108 124 297

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 36 45 24,75 21 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe  EecB AbdDb aaCcaebEECDAaBBECeebDADacBbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal abAdEcACaBaCbbd baDd

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik  B  Dca      E        b    bd    b      

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen caDa  cc beCcDAE CbD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0  ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,313 279,240 3 37 39 46 111

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 41 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 18,14 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,05 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,45 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,66 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,83 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,98 11,72 11,72

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 4,15 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 4,29 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,29 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,43 2,23 2,36

Toplam: 120 58 18 53,50 45 33,85 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AEaDD C CDBADaECacBBBEeCADDADcABEE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEcACEac  A ACBcE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C eDDAEbA     b CD    CBE  bE           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d b           bd C D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 1 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0 1ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,268 279,240 3 100 106 122 294

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 3 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 17,00 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,83 2,59 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,17 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,58 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,92 9,56 10,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,17 0,52 0,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,17 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,42 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,42 2,23 2,36

Toplam: 120 35 37 25,75 21 33,50 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdcBcAbeaDbacCccecEECDcBBcEedec  DEA bE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAeEDeCEBcCaAdACBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     D                                   

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen adcbccBddC    Ad d a

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 9 6 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ERİŞ 0 1ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,305 279,240 1 69 75 85 224

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 3 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,00 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,83 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,17 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,17 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 4,58 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,92 9,56 10,67

Toplam: 120 44 22 38,50 32 33,50 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBBAcdDDdCadDBAaEECDccBBEbCADaAbcABcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal cDABdcAdEadCDcEeCBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB DDA C                                

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN NUR ŞİMŞEK 0 1ME

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,059 279,240 2 72 78 89 237

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 3 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 17,00 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,92 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,83 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,17 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,17 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,58 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 4,92 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,17 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,42 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,42 2,23 2,36

Toplam: 120 41 19 36,25 30 33,50 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEcaCBcb  edDBeDEbBEeCDAB ec AE Ddc dB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdc bc EC A BCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik aDCBDE A                  E          E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 9 6 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 1 0 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme C   

35

%79,55

7

%15,91

2

%4,55
  

Doğru (%79,55)

Yanlış (%20,45)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B  

28

%63,64

3

%6,82

9

%20,45

2

%4,55

2

%4,55
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%31,82)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

3

%6,82

3

%6,82

1

%2,27

30

%68,18

4

%9,09

3

%6,82
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%25,00)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E

4

%9,09
  

2

%4,55

36

%81,82

2

%4,55
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%13,64)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 İki Cümleyi Karşılaştırma D  

4

%9,09

8

%18,18

28

%63,64
 

4

%9,09
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%27,27)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-12 İsim Tamlamaları C

3

%6,82

5

%11,36

2

%4,55

1

%2,27

2

%4,55

31

%70,45
 

Doğru (%4,55)

Yanlış (%25,00)

Boş (%70,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-13 Yazım Kuralları - Karma C

9

%20,45

4

%9,09

21

%47,73

2

%4,55
 

8

%18,18
 

Doğru (%47,73)

Yanlış (%34,09)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

1

%2,27

39

%88,64

3

%6,82
 

1

%2,27
  

Doğru (%88,64)

Yanlış (%11,36)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Karma Dil Bilgisi B

3

%6,82

4

%9,09

5

%11,36

2

%4,55

3

%6,82

27

%61,36
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%29,55)

Boş (%61,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

39

%88,64

2

%4,55
   

3

%6,82
 

Doğru (%88,64)

Yanlış (%4,55)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Tırnak İşareti - Kesme İşareti E  

8

%18,18

7

%15,91
 

23

%52,27

6

%13,64
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%34,09)

Boş (%13,64)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Yazım Kuralları - Karma B

7

%15,91

3

%6,82

5

%11,36

8

%18,18

11

%25,00

10

%22,73
 

Doğru (%6,82)

Yanlış (%70,45)

Boş (%22,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

3

%6,82
 

1

%2,27

28

%63,64

5

%11,36

7

%15,91
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%20,45)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C   

25

%56,82

8

%18,18

7

%15,91

4

%9,09
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%34,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Virgül D

6

%13,64

4

%9,09

2

%4,55

29

%65,91

2

%4,55

1

%2,27
 

Doğru (%65,91)

Yanlış (%31,82)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Ekler ve Ek Çeşitleri B

6

%13,64

13

%29,55

4

%9,09
 

1

%2,27

20

%45,45
 

Doğru (%29,55)

Yanlış (%25,00)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

15

%34,09

4

%9,09

5

%11,36

2

%4,55

9

%20,45

9

%20,45
 

Doğru (%34,09)

Yanlış (%45,45)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma D

11

%25,00

3

%6,82

11

%25,00

15

%34,09

1

%2,27

3

%6,82
 

Doğru (%34,09)

Yanlış (%59,09)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

12

%27,27

2

%4,55

1

%2,27
 

23

%52,27

6

%13,64
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%34,09)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

1

%2,27

4

%9,09

4

%9,09

6

%13,64

27

%61,36

2

%4,55
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%34,09)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-14 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme B

3

%6,82

25

%56,82

5

%11,36

5

%11,36
 

6

%13,64
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%29,55)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%2,27
  

2

%4,55

40

%90,91

1

%2,27
 

Doğru (%90,91)

Yanlış (%6,82)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-29 Paragrafın Yorumlanması C

1

%2,27

6

%13,64

22

%50,00

2

%4,55

6

%13,64

7

%15,91
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%34,09)

Boş (%15,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%4,55

1

%2,27

38

%86,36
  

3

%6,82
 

Doğru (%86,36)

Yanlış (%6,82)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Yorumlanması D

3

%6,82

3

%6,82

7

%15,91

26

%59,09
 

5

%11,36
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%29,55)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafın Yorumlanması A

14

%31,82

3

%6,82

20

%45,45
 

5

%11,36

2

%4,55
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%63,64)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

4

%9,09

34

%77,27

3

%6,82
 

1

%2,27

2

%4,55
 

Doğru (%77,27)

Yanlış (%18,18)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafa Cümle Yerleştirme B  

27

%61,36

1

%2,27

11

%25,00
 

5

%11,36
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%27,27)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafın Yorumlanması B

3

%6,82

24

%54,55

2

%4,55

3

%6,82

7

%15,91

5

%11,36
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%34,09)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

3

%6,82

5

%11,36

6

%13,64

28

%63,64
 

2

%4,55
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%31,82)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

2

%4,55

24

%54,55

3

%6,82

11

%25,00

4

%9,09
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%36,36)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

9

%20,45
 

11

%25,00

2

%4,55

15

%34,09

7

%15,91
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%63,64)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-39 Söz Öbeklerinde Anlam E

5

%11,36

10

%22,73

16

%36,36

2

%4,55

8

%18,18

3

%6,82
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%75,00)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

2

%4,55
 

9

%20,45

25

%56,82

8

%18,18
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%25,00)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

5

%11,36

1

%2,27

1

%2,27

27

%61,36

3

%6,82

7

%15,91
 

Doğru (%61,36)

Yanlış (%22,73)

Boş (%15,91)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

17

%38,64

3

%6,82

8

%18,18

5

%11,36

2

%4,55

9

%20,45
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%40,91)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%2,27

1

%2,27

7

%15,91

30

%68,18
 

5

%11,36
 

Doğru (%68,18)

Yanlış (%20,45)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

7

%15,91

2

%4,55

19

%43,18

2

%4,55

8

%18,18

6

%13,64
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%68,18)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

14

%31,82

3

%6,82

10

%22,73

7

%15,91

3

%6,82

7

%15,91
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%52,27)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B  

35

%79,55
  

2

%4,55

7

%15,91
 

Doğru (%79,55)

Yanlış (%4,55)

Boş (%15,91)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı D  

1

%2,33

2

%4,65

38

%88,37

1

%2,33

1

%2,33
 

Doğru (%88,37)

Yanlış (%9,30)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi A

33

%76,74

1

%2,33

1

%2,33
 

2

%4,65

6

%13,95
 

Doğru (%76,74)

Yanlış (%9,30)

Boş (%13,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Fetih ve Fatih B

1

%2,33

28

%65,12
 

1

%2,33

10

%23,26

3

%6,98
 

Doğru (%65,12)

Yanlış (%27,91)

Boş (%6,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Mustafa Kemal’in Hayatı E

2

%4,65
 

1

%2,33

12

%27,91

27

%62,79

1

%2,33
 

Doğru (%62,79)

Yanlış (%34,88)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

7

%16,28

2

%4,65

7

%16,28

21

%48,84

2

%4,65

4

%9,30
 

Doğru (%48,84)

Yanlış (%41,86)

Boş (%9,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Haritalarda Temel Kavramlar A

29

%67,44

4

%9,30
 

2

%4,65

5

%11,63

3

%6,98
 

Doğru (%67,44)

Yanlış (%25,58)

Boş (%6,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Bölge ve Bölge Türleri C

1

%2,33

1

%2,33

30

%69,77

2

%4,65

1

%2,33

8

%18,60
 

Doğru (%69,77)

Yanlış (%11,63)

Boş (%18,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D  

1

%2,33

13

%30,23

22

%51,16

2

%4,65

5

%11,63
 

Doğru (%51,16)

Yanlış (%37,21)

Boş (%11,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Türkiye'de İklim B

5

%11,63

7

%16,28

3

%6,98
 

3

%6,98

25

%58,14
 

Doğru (%16,28)

Yanlış (%25,58)

Boş (%58,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E

1

%2,33

2

%4,65

1

%2,33

2

%4,65

30

%69,77

7

%16,28
 

Doğru (%69,77)

Yanlış (%13,95)

Boş (%16,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C  

1

%2,33

26

%60,47

5

%11,63
 

11

%25,58
 

Doğru (%60,47)

Yanlış (%13,95)

Boş (%25,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D

2

%4,65

3

%6,98
 

12

%27,91
 

26

%60,47
 

Doğru (%27,91)

Yanlış (%11,63)

Boş (%60,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Siyaset Felsefesi A

33

%76,74

1

%2,33

4

%9,30
  

5

%11,63
 

Doğru (%76,74)

Yanlış (%11,63)

Boş (%11,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

3

%6,98

8

%18,60
 

2

%4,65

9

%20,93

21

%48,84
 

Doğru (%20,93)

Yanlış (%30,23)

Boş (%48,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri B

6

%13,95

7

%16,28

11

%25,58

3

%6,98
 

16

%37,21
 

Doğru (%16,28)

Yanlış (%46,51)

Boş (%37,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed C

1

%2,33

2

%4,65

37

%86,05

1

%2,33

1

%2,33

1

%2,33
 

Doğru (%86,05)

Yanlış (%11,63)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 İslam ve İbadet B

2

%4,65

37

%86,05
 

1

%2,33

2

%4,65

1

%2,33
 

Doğru (%86,05)

Yanlış (%11,63)

Boş (%2,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar D  

6

%13,95

1

%2,33

32

%74,42

3

%6,98

1

%2,33
 

Doğru (%74,42)

Yanlış (%23,26)

Boş (%2,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel
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KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E

1

%2,33
 

1

%2,33

1

%2,33

38

%88,37

2

%4,65
 

Doğru (%88,37)

Yanlış (%6,98)

Boş (%4,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 İslam ve Bilim A

33

%76,74

1

%2,33
 

1

%2,33

5

%11,63

3

%6,98
 

Doğru (%76,74)

Yanlış (%16,28)

Boş (%6,98)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Tek ve Çift Sayılar D

3

%7,69

1

%2,56

2

%5,13

13

%33,33
 

20

%51,28
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%15,38)

Boş (%51,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Dört İşlem Yeteneği D

2

%5,13
 

4

%10,26

31

%79,49
 

2

%5,13
 

Doğru (%79,49)

Yanlış (%15,38)

Boş (%5,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Rasyonel Sayılar C

1

%2,56

4

%10,26

21

%53,85
 

1

%2,56

12

%30,77
 

Doğru (%53,85)

Yanlış (%15,38)

Boş (%30,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sayı Basamakları B

1

%2,56

8

%20,51

5

%12,82
  

25

%64,10
 

Doğru (%20,51)

Yanlış (%15,38)

Boş (%64,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Bölünebilme Kuralları D  

1

%2,56

3

%7,69

5

%12,82

2

%5,13

28

%71,79
 

Doğru (%12,82)

Yanlış (%15,38)

Boş (%71,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Rutin Olmayan Problemler E

1

%2,56

2

%5,13
 

1

%2,56

18

%46,15

17

%43,59
 

Doğru (%46,15)

Yanlış (%10,26)

Boş (%43,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Ondalık Sayılar C

1

%2,56

3

%7,69

7

%17,95
 

1

%2,56

27

%69,23
 

Doğru (%17,95)

Yanlış (%12,82)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Köklü ifadeler A

6

%15,38

2

%5,13
   

31

%79,49
 

Doğru (%15,38)

Yanlış (%5,13)

Boş (%79,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Üslü ifadeler D

1

%2,56

2

%5,13

1

%2,56
  

35

%89,74
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,26)

Boş (%89,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Mutlak Değerli Denklemler B  

1

%2,56
  

1

%2,56

37

%94,87
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%2,56)

Boş (%94,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-6

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler A

3

%7,69

1

%2,56

3

%7,69
 

1

%2,56

31

%79,49
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%12,82)

Boş (%79,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler B

1

%2,56

12

%30,77

3

%7,69

2

%5,13
 

21

%53,85
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%15,38)

Boş (%53,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri E

1

%2,56

1

%2,56
 

2

%5,13

12

%30,77

23

%58,97
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%10,26)

Boş (%58,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Kesir Problemleri A

5

%12,82

4

%10,26
   

30

%76,92
 

Doğru (%12,82)

Yanlış (%10,26)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Sayı Problemleri B

1

%2,56
   

2

%5,13

36

%92,31
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%7,69)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Yaş Problemleri C

1

%2,56
 

8

%20,51

1

%2,56

2

%5,13

27

%69,23
 

Doğru (%20,51)

Yanlış (%10,26)

Boş (%69,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri D

2

%5,13
  

13

%33,33
 

24

%61,54
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%5,13)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D  

4

%10,26
 

7

%17,95
 

28

%71,79
 

Doğru (%17,95)

Yanlış (%10,26)

Boş (%71,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Sayı Problemleri E     

1

%2,56

38

%97,44
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Karışım Problemleri A

1

%2,56

2

%5,13
   

36

%92,31
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%5,13)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

1

%2,56

5

%12,82
  

33

%84,62
 

Doğru (%12,82)

Yanlış (%2,56)

Boş (%84,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Grafik Problemleri B

1

%2,56

3

%7,69
   

35

%89,74
 

Doğru (%7,69)

Yanlış (%2,56)

Boş (%89,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Hareket Problemleri D

1

%2,56
  

2

%5,13
 

36

%92,31
 

Doğru (%5,13)

Yanlış (%2,56)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi A

1

%2,56

1

%2,56
   

37

%94,87
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%2,56)

Boş (%94,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-29 Rutin Olmayan Problemler E

1

%2,56

1

%2,56
 

3

%7,69

8

%20,51

26

%66,67
 

Doğru (%20,51)

Yanlış (%12,82)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-30 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E    

4

%10,26

5

%12,82

30

%76,92
 

Doğru (%12,82)

Yanlış (%10,26)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Önermeler ve Bileşik Önermeler E  

1

%2,56
 

2

%5,13

12

%30,77

24

%61,54
 

Doğru (%30,77)

Yanlış (%7,69)

Boş (%61,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Permütasyon A   

1

%2,56
 

1

%2,56

37

%94,87
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,13)

Boş (%94,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

1

%2,56
    

38

%97,44
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları D  

4

%10,26

1

%2,56

1

%2,56

1

%2,56

32

%82,05
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%15,38)

Boş (%82,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar A      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri D     

1

%2,56

38

%97,44
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,56)

Boş (%97,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-37 Üçgende Kenarortay A      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-38 Üçgende Alan B   

2

%5,13
  

37

%94,87
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,13)

Boş (%94,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk D      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Yamuk C  

2

%5,13

1

%2,56
  

36

%92,31
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%5,13)

Boş (%92,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Paralelkenar C   

1

%2,56
  

38

%97,44
 

Doğru (%2,56)

Yanlış (%0,00)

Boş (%97,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E  

1

%2,56

1

%2,56
 

7

%17,95

30

%76,92
 

Doğru (%17,95)

Yanlış (%5,13)

Boş (%76,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar B      

39

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar E  

1

%2,56

1

%2,56
  

37

%94,87
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,13)

Boş (%94,87)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

2

%6,67

2

%6,67

2

%6,67

2

%6,67

4

%13,33

18

%60,00
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Newton'un Hareket Yasaları [2] Sürtünme
Kuvveti C

1

%3,33

2

%6,67
 

1

%3,33

1

%3,33

25

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] Elektrik Yükünün Özellikleri ve
Elektriklenme Çeşitleri [2] Elektroskop D   

1

%3,33

1

%3,33
 

28

%93,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%3,33)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Elektrik Devreleri [2] Elektriksel Güç ve
Enerji B

1

%3,33

2

%6,67

2

%6,67

1

%3,33

1

%3,33

23

%76,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%76,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı E

3

%10,00
 

1

%3,33

6

%20,00

3

%10,00

17

%56,67
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%56,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2

[1] İş, Enerji ve Güç [2] Mekanik Enerji ve
Korunumu C

2

%6,67
 

1

%3,33

1

%3,33

1

%3,33

25

%83,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%13,33)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Düzlem Aynalar A  

1

%3,33

4

%13,33
  

25

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D

1

%3,33

1

%3,33

2

%6,67

1

%3,33

3

%10,00

22

%73,33
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%23,33)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik
Tabloda Yer Bulma C  

3

%10,00

3

%10,00
  

24

%80,00
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%10,00)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Hâl Değişimi E   

2

%6,67

1

%3,33

2

%6,67

25

%83,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%10,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Koligatif Özellikler C  

2

%6,67

1

%3,33

1

%3,33
 

26

%86,67
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%10,00)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

[1] Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu [2] Kimyanın Temel Kanunları / Katlı
Oranlar Kanunu

B  
2

%6,67
 

1

%3,33
 

27

%90,00
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%3,33)

Boş (%90,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Asitler ve Bazlar D  

1

%3,33
 

3

%10,00
 

26

%86,67
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%3,33)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları A   

1

%3,33

1

%3,33
 

28

%93,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%6,67)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Bakteriler A  

2

%6,67

1

%3,33

1

%3,33

1

%3,33

25

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D

4

%13,33
 

1

%3,33

3

%10,00
 

22

%73,33
 

Doğru (%10,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%73,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Lipitler A

2

%6,67

3

%10,00

4

%13,33
 

1

%3,33

20

%66,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%26,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E  

2

%6,67

1

%3,33

3

%10,00

2

%6,67

22

%73,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%20,00)

Boş (%73,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri B  

1

%3,33
   

29

%96,67
 

Doğru (%3,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik C   

14

%46,67

10

%33,33

2

%6,67

4

%13,33
 

Doğru (%46,67)

Yanlış (%40,00)

Boş (%13,33)
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