
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR

1 0 AKİDE IRMAK GÜNER  MS 36 3 35,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 29 1 28,75 8 0 8,00 4 2 3,50 5 2 4,50 5 0 5,00 104 11 101,25 443,627 2

2 0 İCLAL SEVER  MS 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 25 1 24,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 1 4,75 88 15 84,25 393,635 6

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 36 4 35,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 21 4 20,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 2 4,50 5 1 4,75 88 15 84,25 393,177 7

4 0 EFE EMRE YİĞİT  MS 29 11 26,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 6 1 5,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 3 3 2,25 87 29 79,75 379,101 9

5 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 31 7 29,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 19 1 18,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 82 12 79,00 378,476 10

6 0 ARDA KARACA  MS 28 10 25,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 1 21,75 3 0 3,00 2 3 1,25 6 0 6,00 3 1 2,75 82 15 78,25 375,859 15

7 0 IŞIL ELMAS  MS 28 9 25,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 28 1 27,75 5 1 4,75 3 3 2,25 5 0 5,00 1 3 0,25 82 20 77,00 371,565 16

8 0 MUSTAFA ARDA EK*  MS 30 10 27,50 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 3 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 81 20 76,00 368,630 18

9 0 AYBERK ŞAM  MS 30 6 28,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 25 3 24,25 5 3 4,25 2 3 1,25 5 2 4,50 1 3 0,25 81 23 75,25 366,076 20

10 0 DAMLA KİŞİN  MS 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 26 1 25,75 6 1 5,75 1 3 0,25 2 4 1,00 1 4 0,00 82 27 75,25 365,031 21

11 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 24 3 23,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 80 23 74,25 362,840 23

12 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 2 4 1,00 5 2 4,50 3 3 2,25 77 21 71,75 356,291 26

13 0 BAŞAK DURMAZ  MS 35 4 34,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 75 15 71,25 353,604 27

14 0 BEYZANUR AYDIN  MS 31 6 29,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 2 17,50 1 4 0,00 4 3 3,25 4 1 3,75 72 19 67,25 342,889 41

15 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 30 9 27,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 72 19 67,25 342,802 42

16 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 28 7 26,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 18 4 17,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 4 1,00 72 21 66,75 341,064 43

17 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 12 24,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 18 7 16,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 4 1,00 74 31 66,25 339,816 46

18 0 TALHA GÜRCAN  MS 27 8 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 18 1 17,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 1 0,75 2 2 1,50 71 19 66,25 339,732 47

19 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 24 0 24,00 2 4 1,00 3 4 2,00 2 2 1,50 71 24 65,00 335,892 50

20 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 5 1 4,75 1 4 0,00 3 3 2,25 3 3 2,25 73 33 64,75 335,149 52

21 0 HAVİN İREM CURKA  MS 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 17 8 15,00 4 3 3,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 4 1,00 73 35 64,25 333,969 54

22 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 32 6 30,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 2 14,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 70 22 64,50 333,107 56

23 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 22 14 18,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 22 2 21,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 4 2 3,50 3 1 2,75 70 25 63,75 332,573 57

24 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 13 5 11,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 4 1,00 3 0 3,00 68 24 62,00 326,913 63

25 0 ZEYNEP ERB*  MS 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 1 3 0,25 5 1 4,75 4 2 3,50 66 22 60,50 323,567 67

26 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 15 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 20 2 19,50 1 0 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 67 27 60,25 322,003 69

27 0 SILA DİLBAZ  MS 28 7 26,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 1 15,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 63 12 60,00 320,916 70

28 0 HATİCE ATASOY  MS 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 15 2 14,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 64 21 58,75 318,136 73

29 0 FATİH KURFALLI  MS 33 6 31,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 3 4,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 2 0,50 62 14 58,50 317,527 75
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR

30 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 11 23,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 19 7 17,25 6 1 5,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 67 32 59,00 317,402 76

31 0 FERAY  MS 32 5 30,75 3 0 3,00 4 0 4,00 17 3 16,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 60 16 56,00 308,549 93

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 32 6 30,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 9 4 8,00 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 60 18 55,50 307,562 96

33 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 5 30,75 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 56 9 53,75 302,667 108

34 0 AYÇA POLAT  MS 29 11 26,25 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 15 2 14,50 4 1 3,75 1 1 0,75 58 17 53,75 302,005 109

35 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 28 9 25,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 58 21 52,75 299,495 115

36 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 13 2 12,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 60 30 52,50 298,646 119

37 0 MEHMET ARDA EREN  MS 28 6 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 54 9 51,75 296,454 120

38 0 SARP SÜTUNÇ  MS 24 9 21,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 56 22 50,50 292,469 132

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 26 11 23,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 2 5,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 56 24 50,00 291,888 134

40 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 12 20,00 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 11 0 11,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 54 20 49,00 288,197 142

41 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 27 8 25,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 51 12 48,00 285,086 155

42 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 1 10,75 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 54 26 47,50 283,748 159

43 0 BEYZA DURSUN  MS 24 13 20,75 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 0 2,00 53 24 47,00 283,321 161

44 0 BİLGE TAŞKIN  MS 23 16 19,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 14 1 13,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 3 2,25 55 32 47,00 283,075 162

45 0 İREM AVCI  MS 27 12 24,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 52 21 46,75 282,087 163

46 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 28 11 25,25 5 0 5,00 3 0 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 8 1 7,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 51 17 46,75 281,806 165

47 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 18 14,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 12 9 9,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 55 36 46,00 280,811 167

48 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 27 12 24,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 3 10,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 52 27 45,25 276,615 175

49 0 EMİRHAN BOZ  MS 18 13 14,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 4 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 4 2,00 2 4 1,00 51 32 43,00 271,785 186

50 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 4 13,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 50 32 42,00 267,816 192

51 0 FEYZA ERGÜL  MS 25 14 21,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 0 6,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 49 28 42,00 267,812 193

52 0 MÜNEVVER ASLA N  MS 24 13 20,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 7 1 6,75 3 0 3,00 2 3 1,25 47 21 41,75 267,789 194

53 0 AYBARS KOCAKURT  MS 22 11 19,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 2 1 1,75 1 0 1,00 45 19 40,25 263,118 204

54 0 MUHAMME  SENA AKSU  MS 22 9 19,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 39 13 35,75 249,338 242

55 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 15 17,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 7 9 4,75 0 1 -0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 45 41 34,75 247,304 247

56 0 SUDE DİNÇ  MS 21 12 18,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 38 19 33,25 242,546 253

57 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 20 11 17,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 1 4,75 35 14 31,50 236,911 261

58 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 16 13 12,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 38 32 30,00 232,881 267
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR

59 0 KAAN SEMİH KURT  MS 21 15 17,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 38 34 29,50 231,187 270

60 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 15 7,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 36 30 28,50 228,478 276

61 0 RABİA KAYA  MS 18 14 14,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 35 27 28,25 228,171 277

62 0 HASAN YILDIZ  MS 17 14 13,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 32 20 27,00 223,824 287

63 0 BARTU ARSLAN  MS 13 10 10,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 31 17 26,75 223,411 289

64 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 22 15 18,25 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 35 33 26,75 222,967 290

65 0 ALİ ***SEL  MS 14 15 10,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 35 39 25,25 218,785 296

66 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 15 16 11,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 33 32 25,00 217,890 298

67 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 16 13 12,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 9 3,75 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 34 38 24,50 216,824 299

68 0 SALİH KARAKOÇ  MS 17 8 15,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 27 12 24,00 214,986 302

69 0 HİLAL TEKİN  MS 17 23 11,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 10 20 5,00 2 8 0,00 5 2 4,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 43 77 23,75 214,847 303

70 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 14 24 8,00 1 0 1,00 10 2 9,50 2 5 0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 30 36 21,00 206,812 309

71 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 13 15 9,25 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 26 22 20,50 205,120 311

72 0 HÜSEYİN KAAN ARIKAN  MS 16 10 13,50 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 16 20,00 203,158 313

73 0 EREN AKBAŞ  MS 15 5 13,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 20 6 18,50 199,033 315

74 0 NAGİHAN ERTEM  MS 17 16 13,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 20 24 14,00 185,413 323

75 0 EMİRHAN AKIN  MS 7 4 6,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 13 13 9,75 173,264 328

76 0 E E  BATTUÇAKIR  MS 9 17 4,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 1 9 -1,25 18 37 8,75 170,521 330

77 0 MUHAMM D AYDIN IK  MS 9 26 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 18 45 6,75 164,472 332
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,10 11,13 21,32 3,36 1,07 3,09 2,69 0,99 2,44 2,34 0,91 2,11 4,19 0,41 4,09 10,29 3,09 9,52 1,28 0,51 1,15 0,93 2,05 0,42 1,54 1,28 1,22 1,10 1,51 0,72 51,82 22,95 46,08 279,240

Okul Ortalaması 23,02 11,85 20,06 3,47 0,93 3,24 2,83 0,93 2,59 2,26 0,98 2,01 4,02 0,55 3,88 9,37 2,88 8,65 1,04 0,51 0,91 0,98 1,87 0,52 1,31 1,20 1,01 1,07 1,43 0,71 49,37 23,13 43,58 271,550

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,1 11,1 21,32 12,6 3,4 11,72 11,6 3,6 10,67 3,6 4,8 2,36 51,8 23,0 46,07 279,240

Okul Ortalaması 23,0 11,9 20,06 12,6 3,4 11,72 10,4 3,4 9,56 3,4 4,5 2,23 49,4 23,1 43,57 271,550

KATILIMLAR

1 0 AKİDE IRMAK GÜNER  MS 36 3 35,25 17 3 16,25 37 1 36,75 14 4 13,00 104 11 101,25 443,627 1 1 1 1 2

2 0 İCLAL SEVER  MS 30 9 27,75 17 2 16,50 29 1 28,75 12 3 11,25 88 15 84,25 393,635 2 2 2 2 6

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 36 4 35,00 17 2 16,50 24 4 23,00 11 5 9,75 88 15 84,25 393,177 3 3 3 3 7

4 0 EFE EMRE YİĞİT  MS 29 11 26,25 17 3 16,25 33 3 32,25 8 12 5,00 87 29 79,75 379,101 4 4 4 4 9

5 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 31 7 29,25 17 1 16,75 21 1 20,75 13 3 12,25 82 12 79,00 378,476 5 5 5 5 10

6 0 ARDA KARACA  MS 28 10 25,50 18 0 18,00 25 1 24,75 11 4 10,00 82 15 78,25 375,859 6 6 6 7 15

7 0 IŞIL ELMAS  MS 28 9 25,75 12 3 11,25 33 2 32,50 9 6 7,50 82 20 77,00 371,565 7 7 7 8 16

8 0 MUSTAFA ARDA EK*  MS 30 10 27,50 18 0 18,00 24 3 23,25 9 7 7,25 81 20 76,00 368,630 8 8 8 9 18

9 0 AYBERK ŞAM  MS 30 6 28,50 13 3 12,25 30 6 28,50 8 8 6,00 81 23 75,25 366,076 9 9 9 10 20

10 0 DAMLA KİŞİN  MS 31 9 28,75 15 5 13,75 32 2 31,50 4 11 1,25 82 27 75,25 365,031 10 10 10 11 21

11 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 17 3 16,25 28 3 27,25 6 7 4,25 80 23 74,25 362,840 11 11 11 12 23

12 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 31 8 29,00 19 1 18,75 17 3 16,25 10 9 7,75 77 21 71,75 356,291 12 12 12 13 26

13 0 BAŞAK DURMAZ  MS 35 4 34,00 17 2 16,50 19 4 18,00 4 5 2,75 75 15 71,25 353,604 13 13 13 14 27

14 0 BEYZANUR AYDIN  MS 31 6 29,50 14 3 13,25 18 2 17,50 9 8 7,00 72 19 67,25 342,889 14 14 14 15 41

15 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 30 9 27,75 18 1 17,75 17 6 15,50 7 3 6,25 72 19 67,25 342,802 15 15 15 16 42

16 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 28 7 26,25 16 1 15,75 21 5 19,75 7 8 5,00 72 21 66,75 341,064 16 16 16 17 43

17 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 12 24,00 17 2 16,50 22 8 20,00 8 9 5,75 74 31 66,25 339,816 17 17 17 19 46

18 0 TALHA GÜRCAN  MS 27 8 25,00 16 2 15,50 21 3 20,25 7 6 5,50 71 19 66,25 339,732 18 18 18 20 47

19 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 25 12 22,00 15 2 14,50 24 0 24,00 7 10 4,50 71 24 65,00 335,892 19 19 19 21 50

20 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 15 3 14,25 25 6 23,50 7 10 4,50 73 33 64,75 335,149 20 20 20 22 52

21 0 HAVİN İREM CURKA  MS 27 13 23,75 17 2 16,50 21 11 18,25 8 9 5,75 73 35 64,25 333,969 21 21 21 23 54

22 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 32 6 30,50 19 1 18,75 18 7 16,25 1 8 -1,00 70 22 64,50 333,107 22 23 23 25 56

23 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 22 14 18,50 15 2 14,50 26 4 25,00 7 5 5,75 70 25 63,75 332,573 23 24 24 26 57

24 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 8 28,00 16 2 15,50 16 6 14,50 6 8 4,00 68 24 62,00 326,913 24 26 26 29 63

25 0 ZEYNEP ERB*  MS 28 10 25,50 16 3 15,25 12 3 11,25 10 6 8,50 66 22 60,50 323,567 25 27 27 30 67

26 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 25 15 21,25 15 4 14,00 21 2 20,50 6 6 4,50 67 27 60,25 322,003 26 28 28 31 69

27 0 SILA DİLBAZ  MS 28 7 26,25 15 1 14,75 16 1 15,75 4 3 3,25 63 12 60,00 320,916 27 29 29 32 70

28 0 HATİCE ATASOY  MS 27 9 24,75 12 3 11,25 16 2 15,50 9 7 7,25 64 21 58,75 318,136 28 30 30 33 73

29 0 FATİH KURFALLI  MS 33 6 31,50 13 2 12,50 7 3 6,25 9 3 8,25 62 14 58,50 317,527 29 31 31 34 75

30 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 11 23,25 13 3 12,25 25 8 23,00 3 10 0,50 67 32 59,00 317,402 30 32 32 35 76

31 0 FERAY  MS 32 5 30,75 7 0 7,00 18 3 17,25 3 8 1,00 60 16 56,00 308,549 31 33 35 42 93

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 32 6 30,50 15 3 14,25 9 4 8,00 4 5 2,75 60 18 55,50 307,562 32 34 36 43 96

33 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 5 30,75 15 1 14,75 5 2 4,50 4 1 3,75 56 9 53,75 302,667 33 35 37 44 108

34 0 AYÇA POLAT  MS 29 11 26,25 9 2 8,50 19 3 18,25 1 1 0,75 58 17 53,75 302,005 34 36 38 45 109

35 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 28 9 25,75 16 4 15,00 11 5 9,75 3 3 2,25 58 21 52,75 299,495 35 38 40 48 115

36 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 18 2 17,50 13 2 12,50 4 11 1,25 60 30 52,50 298,646 36 40 42 50 119

37 0 MEHMET ARDA EREN  MS 28 6 26,50 16 1 15,75 8 1 7,75 2 1 1,75 54 9 51,75 296,454 37 41 43 51 120

38 0 SARP SÜTUNÇ  MS 24 9 21,75 15 4 14,00 16 5 14,75 1 4 0,00 56 22 50,50 292,469 38 42 44 52 132

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 26 11 23,25 16 2 15,50 8 3 7,25 6 8 4,00 56 24 50,00 291,888 39 43 45 53 134

40 0 MUSTAFA KÖSE  MS 23 12 20,00 17 1 16,75 12 0 12,00 2 7 0,25 54 20 49,00 288,197 40 45 47 55 142

41 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 27 8 25,00 18 1 17,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 51 12 48,00 285,086 41 46 49 57 155

42 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 25 13 21,75 15 4 14,00 12 2 11,50 2 7 0,25 54 26 47,50 283,748 42 47 50 58 159

43 0 BEYZA DURSUN  MS 24 13 20,75 16 2 15,50 7 4 6,00 6 5 4,75 53 24 47,00 283,321 43 48 51 59 161

44 0 BİLGE TAŞKIN  MS 23 16 19,00 12 5 10,75 14 2 13,50 6 9 3,75 55 32 47,00 283,075 44 49 52 60 162

45 0 İREM AVCI  MS 27 12 24,00 16 3 15,25 5 1 4,75 4 5 2,75 52 21 46,75 282,087 45 50 53 61 163

46 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 28 11 25,25 13 4 12,00 8 1 7,75 2 1 1,75 51 17 46,75 281,806 46 51 54 62 165

47 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 19 18 14,50 14 3 13,25 15 12 12,00 7 3 6,25 55 36 46,00 280,811 47 52 55 63 167

48 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 27 12 24,00 14 4 13,00 11 3 10,25 0 8 -2,00 52 27 45,25 276,615 48 54 58 66 175

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)121 130 149 335

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 24,1 11,1 21,32 12,6 3,4 11,72 11,6 3,6 10,67 3,6 4,8 2,36 51,8 23,0 46,07 279,240

Okul Ortalaması 23,0 11,9 20,06 12,6 3,4 11,72 10,4 3,4 9,56 3,4 4,5 2,23 49,4 23,1 43,57 271,550

KATILIMLAR

49 0 EMİRHAN BOZ  MS 18 13 14,75 7 3 6,25 18 6 16,50 8 10 5,50 51 32 43,00 271,785 49 58 62 70 186

50 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 23 16 19,00 11 8 9,00 14 4 13,00 2 4 1,00 50 32 42,00 267,816 50 59 63 72 192

51 0 FEYZA ERGÜL  MS 25 14 21,50 14 6 12,50 7 0 7,00 3 8 1,00 49 28 42,00 267,812 51 60 64 73 193

52 0 MÜNEVVER ASLA N  MS 24 13 20,75 11 4 10,00 7 1 6,75 5 3 4,25 47 21 41,75 267,789 52 61 65 74 194

53 0 AYBARS KOCAKURT  MS 22 11 19,25 13 3 12,25 7 4 6,00 3 1 2,75 45 19 40,25 263,118 53 64 69 79 204

54 0 MUHAMME  SENA AKSU MS 22 9 19,75 13 1 12,75 4 3 3,25 39 13 35,75 249,338 54 73 79 91 242

55 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 15 17,25 11 8 9,00 7 10 4,50 6 8 4,00 45 41 34,75 247,304 55 74 80 92 247

56 0 SUDE DİNÇ  MS 21 12 18,00 8 4 7,00 6 1 5,75 3 2 2,50 38 19 33,25 242,546 56 76 82 94 253

57 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 20 11 17,25 10 2 9,50 5 1 4,75 35 14 31,50 236,911 57 83 89 102 261

58 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 16 13 12,75 11 5 9,75 8 7 6,25 3 7 1,25 38 32 30,00 232,881 58 86 92 105 267

59 0 KAAN SEMİH KURT  MS 21 15 17,25 8 8 6,00 6 2 5,50 3 9 0,75 38 34 29,50 231,187 59 88 94 107 270

60 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 15 7,25 15 0 15,00 7 5 5,75 3 10 0,50 36 30 28,50 228,478 60 91 97 110 276

61 0 RABİA KAYA  MS 18 14 14,50 10 3 9,25 2 3 1,25 5 7 3,25 35 27 28,25 228,171 61 92 98 111 277

62 0 HASAN YILDIZ  MS 17 14 13,50 12 5 10,75 3 1 2,75 32 20 27,00 223,824 62 94 100 116 287

63 0 BARTU ARSLAN  MS 13 10 10,50 10 1 9,75 6 3 5,25 2 3 1,25 31 17 26,75 223,411 63 96 102 118 289

64 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 22 15 18,25 7 1 6,75 3 5 1,75 3 12 0,00 35 33 26,75 222,967 64 97 103 119 290

65 0 ALİ ***SEL  MS 14 15 10,25 14 4 13,00 4 8 2,00 3 12 0,00 35 39 25,25 218,785 65 101 107 123 296

66 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 15 16 11,00 11 6 9,50 5 0 5,00 2 10 -0,50 33 32 25,00 217,890 66 103 109 125 298

67 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 16 13 12,75 9 5 7,75 6 14 2,50 3 6 1,50 34 38 24,50 216,824 67 104 110 126 299

68 0 SALİH KARAKOÇ  MS 17 8 15,00 8 2 7,50 2 2 1,50 27 12 24,00 214,986 68 106 112 128 302

69 0 HİLAL TEKİN  MS 17 23 11,25 8 12 5,00 12 28 5,00 6 14 2,50 43 77 23,75 214,847 69 107 113 129 303

70 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 14 24 8,00 1 0 1,00 10 2 9,50 5 10 2,50 30 36 21,00 206,812 70 109 115 132 309

71 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 13 15 9,25 8 3 7,25 3 1 2,75 2 3 1,25 26 22 20,50 205,120 71 111 117 134 311

72 0 HÜSEYİN KAAN ARIKAN  MS 16 10 13,50 4 0 4,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 24 16 20,00 203,158 72 112 119 136 313

73 0 EREN AKBAŞ  MS 15 5 13,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 20 6 18,50 199,033 73 113 120 137 315

74 0 NAGİHAN ERTEM  MS 17 16 13,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 20 24 14,00 185,413 74 116 124 141 323

75 0 EMİRHAN AKIN  MS 7 4 6,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 6 -0,50 13 13 9,75 173,264 75 117 125 143 328

76 0 E E  BATTUÇAKIR  MS 9 17 4,75 8 11 5,25 1 9 -1,25 18 37 8,75 170,521 76 118 127 145 330

77 0 MUHAMM D AYDIN IK  MS 9 26 2,50 7 12 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 18 45 6,75 164,472 77 119 128 146 332
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,748 279,240 42 47 50 58 159

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 54 26 47,50 40 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED dB AEcDbDaAcaEdECCDdBBBDCecEbeDEeB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAcEDACDaEC AaaCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DC        BE   DD cCBD EE       c   E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen ee ddC cC   c      d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 12066  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,811 279,240 47 52 55 63 167

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 15 12 12,00 30 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 55 36 46,00 38 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CdDED  B AcaDCcdbcEdBEeCbcBBBDddbabbDEcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdbACDBEC c  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  Eb   cBEc dDbEbbBD EE  bbAeAd   E c

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aC  E   CEbaD  D   C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 9 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 5 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİDE IRMAK GÜNER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
443,627 279,240 1 1 1 1 2

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 104 11 101,25 84 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDCCBBAE eCDBADEdBECCDABBBDeAEEDADEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdDeCcBECDAEBCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBcECADBABEABCDDEACBDAEEEAAD D BDCCEBE

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen eeD ECAaCECBDdADAE C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 13 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ***SEL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,785 279,240 65 101 107 123 296

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 35 39 25,25 21 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe bEeBB Aac cCaBe   c dCDdB  EdC D  aEbcdE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAcdDACEBcb A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     De    e Ba    D           cbDad b   

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dbe  b AdbeCca cBd a

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 5 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BATIN KİBAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,802 279,240 15 15 15 16 42

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 72 19 67,25 56 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDCbBcAEa CDBADEEBECCaABBBDeccdDADEdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACD ECDAEcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBcEC  BABEbdeDb  CB  EEE  bA         

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen D   E cDCEb D b    C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 6 4 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA HIZLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,646 279,240 36 40 42 50 119

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 60 30 52,50 44 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe aECBBcAEeecCaBCDBdbEdCDcBdBECCcDDcbEABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdDACEBdCDAEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CdDaD EC    BEAA D  D C E               

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d ee c c CcedDbEcd D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 0 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARACA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,859 279,240 6 6 6 7 15

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 82 15 78,25 65 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AE DDCCddDBAcEdCDABdBECdcDDAcaABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACE BC AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDDAECA BBBEAACDDE  CBE d    AD  E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCDe  e BCDCED EcC D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,478 279,240 60 91 97 110 276

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 36 30 28,50 24 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe cECBB     c   d   aaE a BcBEaee DecaABcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACEB     ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D Eb   cB A   b e b     E      E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen a aecAd  Ca  aec b D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 6 9 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 4 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBARS KOCAKURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,118 279,240 53 64 69 79 204

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 45 19 40,25 34 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEc  B Ac  CD AcEEcECCbeBBBDCecbDcDc B

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D BEab D  CDAaBCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik bDC  E      E  C b cC   E  c            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aC  E              C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 2 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,076 279,240 9 9 9 10 20

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 81 23 75,25 63 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDE CCBeAEaD DBAcEEBECCDABBBDe EEDAD eB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DeBEDd   ECDA BCBDdA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBDdCA BdBEABCDDEdCBDAEEEA DA dBD bEBb

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen eCb dC cCECBDdbD c d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 2 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 2 85
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,005 279,240 34 36 38 45 109

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 58 17 53,75 45 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDCCBBAEaDCaBbaEcBECCDABdBcCcaEDAcEdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAB DA   a     CBbEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  ECAD cB ABCDb   B  E E    e  D  EBE

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen        eC           

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,177 279,240 3 3 3 3 7

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 88 15 84,25 70 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDCCBBAEeDCDBADEEBECCDdBBBDCAcEDADEcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABcDACD ECDAEcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBcEbA BABEA CDD dCB  EEEAcD    D  E E

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen D   da DCECaDbdDAEBC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 9 1 69
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÖZDEMİR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,890 279,240 66 103 109 125 298

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 33 32 25,00 21 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDde CB e cDCD AcadcE CbcBBBDecbdDb    

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeE bCa EC cEBCBaaA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB E                                  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aCadae   c    dedc C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞHAN BEŞLİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,495 279,240 35 38 40 48 115

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 58 21 52,75 44 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED bB AceDeD AcEcBECCDABdBDCbcEDADEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeEbACDBECDAcBaBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB       BEA  ebEAC a Edc             

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen D    d D       a c C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 3 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU ARSLAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,411 279,240 63 96 102 118 289

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 31 17 26,75 22 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DdCac A       dD ebEbCD B  E eeDD   ABc 

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal  D BdDA      A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D bC    B  c  a         E      E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen a D            E d b

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 9 3 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK DURMAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,604 279,240 13 13 13 14 27

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 75 15 71,25 59 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DaCBBeAE DDCCBCDBADEECDABBBECCcDDADEABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACE cCDAEACBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDDAEC  a BEb CDDE ACBE  c d     E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen E e    e C CEab  e  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 1 94
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 1 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,402 279,240 30 32 32 35 76

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 67 32 59,00 49 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe aECBB AEeD C dbDBAcEdCDABBBEedeDDADcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdDA   cC AbACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C DDDAECAea aEb CDDEDAC EeAbEd eDCCE BE 

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d e bcB  CabbD   ddb

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DURSUN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,321 279,240 43 48 51 59 161

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 53 24 47,00 39 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDac CB A aDeDBeaEcBEdCDABcBDeAcEDcDEeB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdDA DB dDAEBCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  EC    BdA  c    de                 

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen DC  de eCEd a  D   C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 4 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,889 279,240 14 14 14 15 41

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 72 19 67,25 56 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CB A aDCDcADEEaECCDABBBDCecEDADcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABED  D aCDAbcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  ECA a  EAdCDDEAC  AEEE             

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aae Ed bCECdDeADAd C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,075 279,240 44 49 52 60 162

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 55 32 47,00 39 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDdbBBAcaeCb cbadcEbCDABBBDeAEdcADcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D BdDACDBEb c cCBeEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB EC    BEA  DD  C   E E  e e        

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aCeB   aCd aa bDbEdC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 0 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,086 279,240 41 46 49 57 155

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 51 12 48,00 40 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDdD eB A  Dbb ADEEBECCDcBBBDCcEEDADccB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACD ECDAEcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DC  EC        C b   e  E               

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,031 279,240 10 10 10 11 21

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 82 27 75,25 63 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBBAEeDcCCBCDBADEdCDAcBBEeeeDDbDEABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DcAcEDACEBcCDAcACBDa

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C DDDAECADBBBEAACD EDACBdA DEEDAD  E BdB

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen daDe    aCaaEeb edbD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,476 279,240 5 5 5 5 10

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 82 12 79,00 66 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDC BcAEaDeDBbDEE ECCDABBBDecEEDADdAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACD dCDAE CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBDE A   aEA CDD   B AEEE AD    D  E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen De  EC DCEC DddDAEBC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 0 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
E E  BATTUÇAKIR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,521 279,240 76 118 127 145 330

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 12,55 9,56 10,67

Toplam: 120 18 37 8,75 7 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBcdaaa eCB  d c  ea B d abee e  bB  

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal cDAeED adBceDAbdddDd

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik  e      Aaa  bc  a      bbc             

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 2 9 11
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE EMRE YİĞİT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,101 279,240 4 4 4 4 9

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 87 29 79,75 66 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDbCBeAEeDbDBdaEEBECCDcBBBDCccEDccEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEcACDBECDAadCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBcECADBABEABCDDEACBD EEEAeDA  Be CEBE

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aebddCceCECdDedDbEcC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 13 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,264 279,240 75 117 125 143 328

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 4 6,00 15 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 13 13 9,75 8 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBe AE      d   a   Dc                

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal                  aD 

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik    DD E     a    aD                     

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d a D d    d   c d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 1 2 6
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,785 279,240 49 58 62 70 186

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 51 32 43,00 36 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECddcAEcDDC dCbBeaaEabeBBBEeCAD        

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAeEcACEd          

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBcDDAECADd B c C bE   BEA   E bDC b    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCDa  BeBaabEDbcdCdD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKBAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,033 279,240 73 113 120 137 315

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 20 6 18,50 15 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECc    B     C      C  B eEC bDD bcABEE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal                 CB E

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen                  Cc 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 3 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH KURFALLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,527 279,240 29 31 31 34 75

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 5 0 5,00 71 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 62 14 58,50 49 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBBAE cDCCBCDBADEECDABBBECCbDDcDdeBcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal  DA dDACE B  AEACBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C  DD  b a       D  e   E          E  E 

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ECDC A   Cb ED   Cbc

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,812 279,240 70 109 115 132 309

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 30 36 21,00 18 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DdCeBeAEceDadB beAaEc DAacaECeebadeceBdc

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal     E               

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDD E     BE   Db    e    E           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen aCDdabd e   da EBdAc

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 6 10 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,549 279,240 31 33 35 42 93

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 60 16 56,00 47 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CBBAEeDCDaA EEdECCDABBBDCAcED cEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal             AEBCBD A

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC DEC  ddBEA CDbEACB    EA    A       

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aCecd  bCE    bb   d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 17 0 94
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 1 69
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,812 279,240 51 60 64 73 193

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 49 28 42,00 35 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED CBcAEeDCDcccaEcECCDbBcBbCecEDADcdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeEDAbcaECDAEcCBDEb

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC       A             E E          E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen ed  a   a   D dDccdC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,806 279,240 46 51 54 62 165

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 51 17 46,75 39 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBeAbeDDCb CDaAcEECcABBBEdCADDdccABEE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABE ACE dCDccAaBD 

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB  D E          DD     E   cE          

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen   a      CD         

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,824 279,240 62 94 100 116 287

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,55 9,56 10,67

Toplam: 120 32 20 27,00 23 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CeDEb CBcAbdDaD AcEdBEdCDdBdeDe aE      

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEaAeeaEb A  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  De   C    B                            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,136 279,240 28 30 30 33 73

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 64 21 58,75 49 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AE DD C CDBAcdECDcBBBEdecDDADccBbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdD CEa   A ACBDa

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C  DD EC a  BEA CDD    aE  DEE     E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ECDC cd aCeCbD E Cdb

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,969 279,240 21 21 21 23 54

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 21 11 18,25 46 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 73 35 64,25 54 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBBcAEeDbCCBeDccDEECDABBBEbeADDAcacBcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACEacC AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB DDAECADddBEA dDc cd eE dDEEeeD aE  EB

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCDe e e CeCEDbdcCdD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 5 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,847 279,240 69 107 113 129 303

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 10 20 5,00 17 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 2 8 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 28 5,00 13 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 43 77 23,75 20 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe bdddedAcdDDCbBCDeAcEbeDecBeECecDedDEdBab

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal eedBEcAacBabcAbeCeDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBc*Dcdbdbc*BEdcCcDEbeCddAcebbbcceaEcebB

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen EeDCDdBddCabdaecadcb

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 8 10 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 5 8 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAAN ARIKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,158 279,240 72 112 119 136 313

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 24 16 20,00 17 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe aEC B AEa   bBeD  bEECDcBcBE eA     cBc 

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal                ACBD 

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik  B  D Eb   d     Db    e                

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d                  b

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 4 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 3 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,003 279,240 26 28 28 31 69

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 67 27 60,25 50 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDbCaaAcacCDBAabcBECCDbBBcDCecEDdDcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DeBEDA DBECDcdaCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik aDCBDEC   cBEABCDDEA BD EE   D    D     

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen De dECe CE ab     Bd

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 0 92
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
393,635 279,240 2 2 2 2 6

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 88 15 84,25 70 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDbCd AEaDCDBcDEcBEeCDABBBDCecEDADcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdDACD ECDAEBeBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCBDECA  ABEABCDDE CB AEEEAbD D B   E E

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen Da  EC  CEbBD dDAEBC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 11 0 85
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM AVCI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,087 279,240 45 50 53 61 163

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 52 21 46,75 39 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDCCBcAEdDeD eaEEBEbCDbBBeDCbaEDeDdAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABcDAdDaECDAE CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  E    e                          E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen D   d cbCd  D  b   C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ APAYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,615 279,240 48 54 58 66 175

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 52 27 45,25 38 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe cECeBcAEaDcC BCDaADaECDeBdBECeADDADcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal bDABEceCE cCDA ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDDAEbA  daE  C D                     

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ddae      e    d dd 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,565 279,240 7 7 7 8 16

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 82 20 77,00 64 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBdeAEeDDeCBCD  DEcCDAcBBE eeDDADdABEE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal eD BdD C  cCDA ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C DDDAECADBBBEAACDDEcACBEAADEE  D  EABEe

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen EdeeD B  CDCEDA cdd 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SEMİH KURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,187 279,240 59 88 94 107 270

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 38 34 29,50 25 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECda AEeDD CcCD ccEECacBBeECe bDAcccBaE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal aD BdcbCEcaC   ACcDa

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C D D  C    B bd                   E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCba b    addDAd d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 10 7 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜMÜŞDERE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,881 279,240 58 86 92 105 267

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 38 32 30,00 25 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECeB AEBD  Cdeb  aEEC cBBcE ebb   ab bE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDbcEDACEBa e   CBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB aD EbA   Bc c D  D      c db         

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ddDe e   Cb cD   d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 5 8 28
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 2 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,913 279,240 24 26 26 29 63

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 68 24 62,00 52 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEDa BaAEcDCDBAaEEBEbCDAB BDCAEEDcDdcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDeCDBEC A cCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik aDCBcEC   bBE B DD bC   Ed  A Ae  D  E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen eC dd dbCEbae  D  BC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 1 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,064 279,240 16 16 16 17 43

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 72 21 66,75 56 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdBB AEcDDC  CDBADaEaDABBBE CADDdD ABcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAB DACEBcC AEACBD 

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C DDDAECA  B EbbCDD DACB  be E  D  EA a 

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCeC  d aC  EDbEcCba

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 4 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 0 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 9 2 69
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,120 279,240 71 111 117 134 311

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 26 22 20,50 17 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe aEddBcAbc D a db b EECa BdBE ec   DEdB  

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal cD eE     c  A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik eB  D                              E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen   DC  e          d b

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 7 5 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARDA EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,454 279,240 37 41 43 51 120

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 54 9 51,75 43 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED aB AEcDCDcdaEEBE CD BBaDCAEED D AB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACDBEb A  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DC   C    B A C b  CB                  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen e       C C         

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 1 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 1 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMM D AYDIN IK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,472 279,240 77 119 128 146 332

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 26 2,50 6 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 18 45 6,75 6 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CdaE    ceceDdbedDaddE CacBdeDebbabeecdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal eAeEeeeeadb AbdCBaEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DcedD                                   

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen a              ad e 

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 5 12 28
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 2 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMME  SENA AKSU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,338 279,240 54 73 79 91 242

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 12,55 9,56 10,67

Toplam: 120 39 13 35,75 30 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdBdAEaDD  BdD  a ECDAB aECd DDA bcB E

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABE ACEd     ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik     DeE     BE    b e                   

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 5 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLA N 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,789 279,240 52 61 65 74 194

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 47 21 41,75 35 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDdD CB AcdDCD AcEcBECCDcBBcDeecEDADacB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal  A E ACD ECeA ceBDaA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  a A     A CD                       

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen        DCE    bDAd d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 3 1 23
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ARDA EK* 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,630 279,240 8 8 8 9 18

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 81 20 76,00 63 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdBcAEBDDeCBCDBbDaECDcBBBECCdDDdcEABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACE BC AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBbDDcECA BBBEA CDbEDACBE     DAD  E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ECeC    dCDbEDbEedbD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,197 279,240 40 45 47 55 142

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 54 20 49,00 41 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe D dBa AE DDe BCD AaEECDcBBBECebaDADccBcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABED CE BCDAbACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C DDD EC     E  C D         EE     E    

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCa ecd   a  D   d  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 5 0 38
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SALİH AKÇİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,107 279,240 22 23 23 25 56

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 5 1,75 18 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 70 22 64,50 54 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AEBDD CBCDadcEECaeBBBECCADDADdABEE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdDACEBBCDAEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDD ECA eBBEA CDD   e       DAeb b cEc

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCebadd   cd        

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SEZGİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,291 279,240 12 12 12 13 26

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 77 21 71,75 60 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBaEDCCBeAE bCDBAaEEBECCDABBBDCccEDADccB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACeBECDAEBCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  Eb   ABEABCDDa    AEEc  D    D     

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen ee edCADCECaDedDAdeC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 8 1 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ERTEM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,413 279,240 74 116 124 141 323

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 20 24 14,00 12 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CeDaD a  AbdDCbcAbEEcE CDcBBcDecc   DcdB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal    E                

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik eDb  b  D                               

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen a   abde            

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,573 279,240 23 24 24 26 57

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 70 25 63,75 53 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CdDE C deAEaDCDB bEdBEbCDAB ececcEDcaEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D BEDACD EC AacCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik aDC DECA  ABEAaCDDEACBD EEE  D De c CEB 

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen e   d  aCECaD  DdE C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 12 6 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 12 1 92
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN İKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,967 279,240 64 97 103 119 290

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 35 33 26,75 22 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDEc aB AEBDCb AcEdBEdCbdBcBbCAcbcADcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal D BEDAC  dC         

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik  DaB E              ee  d            c  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aeecdCAaCa  b bbb e 

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 3 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KUZEY MOL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,888 279,240 39 43 45 53 134

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 56 24 50,00 42 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe eECBB AEeDD CBCa ccadCDABdBECCdDDADcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEcACE BCDA AeBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB DD  C     c              cE A   E  c 

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ECDd  ed aaCcD   Cbe

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,892 279,240 19 19 19 21 50

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 71 24 65,00 54 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdB AcB D CBCDdAaEECbcBBaEeCeDDADcdBEd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABEDACE Bd c ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDDAECAD  BEAACDDEDA BE AD            

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen Eaae AadaCadED d CbD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 10 0 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,149 279,240 20 20 20 22 52

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 73 33 64,75 54 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdBBeAEdeDCCBCDcAcEcCDABdBEeecDDcDcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAB ceeE BCDAEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBD DAdCAeB BEAACDDE  C EbbDdE dD  EA EB

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCee  cddC dEDeEBCbe

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 13 5 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 2 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KAYA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,171 279,240 61 92 98 111 277

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 35 27 28,25 24 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdB AEcD  Cceb ADEcCb BdeE eeDa DEdBb 

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal  D eEcA E    AEACBbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C  aD         b             d           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCa ccB  Ca aD   C a

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 7 7 39
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 2 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,816 279,240 17 17 17 19 46

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 74 31 66,25 55 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDaDa BeAcdDCDBcDEEBECCDABBBDdeEcDAcdAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACeBEC AEcCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik bDC cEbADBeB ABCDDEAC D  EcebD  ABe  EB 

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen aC dECAbCEbd  bDbdcC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 10 0 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKOÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,986 279,240 68 106 112 128 302

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 12,55 9,56 10,67

Toplam: 120 27 12 24,00 20 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDED bBcAEBDCD AaEcBEbbbbB             

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABdDeCD E        E 

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik        e                cE A            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 4 4 22
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ÖZTEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,562 279,240 32 34 36 43 96

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 60 18 55,50 46 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECdB AEaDDCCBCD AbEECDABBBECCADDcDcABcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABdDACE BC AEACcbE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CB DDcE ADd B    eb    B                

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen dCee     CD   b  Cb 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 16 2 89
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 2 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,469 279,240 38 42 44 52 132

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 56 22 50,50 42 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDED CB A a C   aEEBEdCDbBeBDCAcEDAbcAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAcEDdCcBECDA BCBDEe

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB EC  aABEAdCDbE  ca    A D       E  

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen  C dd          a   d

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 15 3 83
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 4 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,916 279,240 27 29 29 32 70

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 63 12 60,00 50 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AE DD  BCDBADEECDcBdBEeCADDcb ABcd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDAB DeCE BC A ACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik CBDDDdE   B  EAACDDE    E  D            

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen   e      Cb ED   Cb 

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 13 4 72
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 8 0 62
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,546 279,240 56 76 82 94 253

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 38 19 33,25 28 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdBB AEdeD   CD ccb bDcBBBE CAbDdDEeBcE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal  D e c  a  b AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik C   D       B   C      BE   c           

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen a        C  d A  C  

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 11 6 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,816 279,240 50 59 63 72 192

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 50 32 42,00 35 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CdDEcbaBaAcBcCD eDEEBEbCDcBBeDCeEdDcDadB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAcdbdCcBEC AEcaBDaA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB ECA B BE Bd   A Ba E ce            

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen D  aEdba            

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 10 8 56
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 6 2 46
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,840 279,240 11 11 11 12 23

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 80 23 74,25 62 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBbEDdCB AEBDCDBbcEdBECCDABBeDCAcaDADccB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDACDcECDAEcCBbEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB EC DBABEA CDDEACBDbEEEAbcA  B   E E

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen DC dd  bCb eD bDb  C

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 12 0 92
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,732 279,240 18 18 18 20 47

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 71 19 66,25 55 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEce B AE  bDBAbEdBECCcABBBDCAc DcDEAB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDbCDBEC A BCBbEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDC  EC   ABdA CDDE CBD EE   D D B   Eec

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen DeDeECd C  a   D Eed

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 2 0 67
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 10 1 77
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ BARIŞ EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,911 279,240 57 83 89 102 261

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 12,55 9,56 10,67

Toplam: 120 35 14 31,50 26 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CBDEb    AccDCaBAb dBE CbeBc DCcEEcADE  

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEbbCD E DAE      

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DDCB E      d                           

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 9 4 50
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,824 279,240 67 104 110 126 299

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 34 38 24,50 20 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe CeDd   B AcB CD  eEdcEb bABd DCcE  dDceB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DAeE dCc d  b  CBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik DD B aC   b  Ae e  ed  c E  ca e a b d b

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen e Dcd A   b    Dc  e

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 18 8 6 44
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 3 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 5 8
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 2 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN YILMAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,304 279,240 55 74 80 92 247

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 45 41 34,75 29 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DEdda AEBea  BCD AbaECaABBBECeADcccaeBbE

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DabBEcACEcaC AbAdBDd

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik b   Db     BBd   abEDcCe b D a e        

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen ECeCbcd   ea  dE CdD

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 18 11 7 61
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 4 4 31
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,667 279,240 33 35 37 44 108

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 56 9 53,75 45 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe DECBB AEeDDCCBCD ADEECDABBBEbC DcADEABbd

Cevap Anahtarı B DECBBBAEBDDCCBCDBADEECDABBBECCADDADEABEE

TYT Sosyal DDABd ACE  C AEACBDE

Cevap Anahtarı B DDABEDACEBBCDAEACBDE

TYT Matematik b   D  C     dA  D              D       

Cevap Anahtarı B CBDDDAECADBBBEAACDDEDACBEAADEEDADCCEABEB

TYT Fen d D         E    C D

Cevap Anahtarı B ECDCDABABCDCEDAEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 3 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 1 15
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024
(1.Oturum)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERB* 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,567 279,240 25 27 27 30 67

Puanı Hesaplanan: 120 129 148 334

Katılımlar: 77 121 130 149 335

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,20 20,06 21,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,35 3,24 3,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,70 2,59 2,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,19 2,01 2,11

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,88 4,09

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,14 11,72 11,72

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,20 8,65 9,52

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,35 0,91 1,15

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 12,55 9,56 10,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,82 0,52 0,42

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,49 1,01 1,22

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,94 0,71 0,72

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,26 2,23 2,36

Toplam: 120 66 22 60,50 50 49,16 43,58 46,06

TYT Türkçe dBDEDCC BAbcDCDBcaEb ECCDcBBBDeAEEDdDEcB

Cevap Anahtarı A CBDEDCCBBAEBDCDBADEEBECCDABBBDCAEEDADEAB

TYT Sosyal DABEDeCD ECDAbaCBDEA

Cevap Anahtarı A DABEDACDBECDAEBCBDEA

TYT Matematik bDC DEC  eA Eb CDDE C                   

Cevap Anahtarı A DDCBDECADBABEABCDDEACBDAEEEAADADABDCCEBE

TYT Fen Db  dd DCECaD dDAcBC

Cevap Anahtarı A DCDBECADCECBDAADAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 18 14 4 78
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 7 1 54
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme C   

62

%80,52

14

%18,18

1

%1,30
  

Doğru (%80,52)

Yanlış (%19,48)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama B

1

%1,30

54

%70,13

1

%1,30

14

%18,18

6

%7,79

1

%1,30
 

Doğru (%70,13)

Yanlış (%28,57)

Boş (%1,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam D

6

%7,79

3

%3,90

2

%2,60

65

%84,42

1

%1,30
  

Doğru (%84,42)

Yanlış (%15,58)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam E

4

%5,19
  

7

%9,09

65

%84,42

1

%1,30
 

Doğru (%84,42)

Yanlış (%14,29)

Boş (%1,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-11 İki Cümleyi Karşılaştırma D

1

%1,30

3

%3,90

10

%12,99

50

%64,94

1

%1,30

12

%15,58
 

Doğru (%64,94)

Yanlış (%19,48)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-12 İsim Tamlamaları C

3

%3,90

4

%5,19

26

%33,77

2

%2,60

5

%6,49

37

%48,05
 

Doğru (%33,77)

Yanlış (%18,18)

Boş (%48,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-13 Yazım Kuralları - Karma C

7

%9,09

7

%9,09

37

%48,05

2

%2,60

1

%1,30

23

%29,87
 

Doğru (%48,05)

Yanlış (%22,08)

Boş (%29,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

4

%5,19

61

%79,22

1

%1,30

4

%5,19

2

%2,60

5

%6,49
 

Doğru (%79,22)

Yanlış (%14,29)

Boş (%6,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-6 Karma Dil Bilgisi B

3

%3,90

8

%10,39

14

%18,18

2

%2,60

10

%12,99

40

%51,95
 

Doğru (%10,39)

Yanlış (%37,66)

Boş (%51,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma A

72

%93,51
  

1

%1,30

2

%2,60

2

%2,60
 

Doğru (%93,51)

Yanlış (%3,90)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Tırnak İşareti - Kesme İşareti E

2

%2,60

5

%6,49

13

%16,88
 

49

%63,64

8

%10,39
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%25,97)

Boş (%10,39)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Yazım Kuralları - Karma B

17

%22,08

11

%14,29

12

%15,58

8

%10,39

15

%19,48

14

%18,18
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%67,53)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%1,30

1

%1,30

3

%3,90

52

%67,53

7

%9,09

13

%16,88
 

Doğru (%67,53)

Yanlış (%15,58)

Boş (%16,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

1

%1,30

5

%6,49

52

%67,53

7

%9,09

9

%11,69

3

%3,90
 

Doğru (%67,53)

Yanlış (%28,57)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Virgül D

3

%3,90

10

%12,99

1

%1,30

57

%74,03
 

6

%7,79
 

Doğru (%74,03)

Yanlış (%18,18)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Ekler ve Ek Çeşitleri B

5

%6,49

29

%37,66

6

%7,79

3

%3,90

3

%3,90

31

%40,26
 

Doğru (%37,66)

Yanlış (%22,08)

Boş (%40,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

40

%51,95

6

%7,79

9

%11,69

5

%6,49

5

%6,49

12

%15,58
 

Doğru (%51,95)

Yanlış (%32,47)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafı İkiye Ayırma D

19

%24,68

10

%12,99

23

%29,87

21

%27,27

1

%1,30

3

%3,90
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%68,83)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

12

%15,58

2

%2,60
 

1

%1,30

56

%72,73

6

%7,79
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%19,48)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-21 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E  

3

%3,90

11

%14,29

18

%23,38

41

%53,25

4

%5,19
 

Doğru (%53,25)

Yanlış (%41,56)

Boş (%5,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-14 Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme B

1

%1,30

50

%64,94

8

%10,39

7

%9,09
 

11

%14,29
 

Doğru (%64,94)

Yanlış (%20,78)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E     

75

%97,40

2

%2,60
 

Doğru (%97,40)

Yanlış (%0,00)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-29 Paragrafın Yorumlanması C

2

%2,60

9

%11,69

37

%48,05

7

%9,09

8

%10,39

14

%18,18
 

Doğru (%48,05)

Yanlış (%33,77)

Boş (%18,18)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,60

2

%2,60

67

%87,01
 

2

%2,60

4

%5,19
 

Doğru (%87,01)

Yanlış (%7,79)

Boş (%5,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Yorumlanması D

8

%10,39

10

%12,99

2

%2,60

55

%71,43
 

2

%2,60
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%25,97)

Boş (%2,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafın Yorumlanması A

34

%44,16

5

%6,49

20

%25,97

5

%6,49

6

%7,79

7

%9,09
 

Doğru (%44,16)

Yanlış (%46,75)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

1

%1,30

72

%93,51

3

%3,90
  

1

%1,30
 

Doğru (%93,51)

Yanlış (%5,19)

Boş (%1,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafa Cümle Yerleştirme B  

47

%61,04

7

%9,09

13

%16,88

1

%1,30

9

%11,69
 

Doğru (%61,04)

Yanlış (%27,27)

Boş (%11,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafın Yorumlanması B

4

%5,19

52

%67,53

4

%5,19

1

%1,30

10

%12,99

6

%7,79
 

Doğru (%67,53)

Yanlış (%24,68)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

1

%1,30

6

%7,79

2

%2,60

62

%80,52

1

%1,30

5

%6,49
 

Doğru (%80,52)

Yanlış (%12,99)

Boş (%6,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-30 Paragrafa Özgü Soru Kökü C  

1

%1,30

38

%49,35

5

%6,49

30

%38,96

3

%3,90
 

Doğru (%49,35)

Yanlış (%46,75)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

23

%29,87

7

%9,09

18

%23,38

3

%3,90

18

%23,38

8

%10,39
 

Doğru (%29,87)

Yanlış (%59,74)

Boş (%10,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-39 Söz Öbeklerinde Anlam E

5

%6,49

8

%10,39

39

%50,65

2

%2,60

17

%22,08

6

%7,79
 

Doğru (%22,08)

Yanlış (%70,13)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-40 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%3,90

3

%3,90

2

%2,60

11

%14,29

47

%61,04

11

%14,29
 

Doğru (%61,04)

Yanlış (%24,68)

Boş (%14,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%2,60

3

%3,90

5

%6,49

55

%71,43

1

%1,30

11

%14,29
 

Doğru (%71,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%14,29)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

33

%42,86

3

%3,90

13

%16,88

9

%11,69

5

%6,49

14

%18,18
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%38,96)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Söz Öbeklerinde Anlam D

2

%2,60

4

%5,19

11

%14,29

48

%62,34

2

%2,60

10

%12,99
 

Doğru (%62,34)

Yanlış (%24,68)

Boş (%12,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

7

%9,09

1

%1,30

26

%33,77

7

%9,09

24

%31,17

12

%15,58
 

Doğru (%31,17)

Yanlış (%53,25)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular A

35

%45,45

3

%3,90

14

%18,18

10

%12,99

8

%10,39

7

%9,09
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%45,45)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B  

69

%89,61

1

%1,30
  

7

%9,09
 

Doğru (%89,61)

Yanlış (%1,30)

Boş (%9,09)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı D

1

%1,30
 

1

%1,30

66

%85,71

2

%2,60

7

%9,09
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%5,19)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi A

56

%72,73

2

%2,60
 

1

%1,30

2

%2,60

16

%20,78
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%6,49)

Boş (%20,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Fetih ve Fatih B  

53

%68,83

6

%7,79
 

10

%12,99

8

%10,39
 

Doğru (%68,83)

Yanlış (%20,78)

Boş (%10,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Mustafa Kemal’in Hayatı E   

2

%2,60

18

%23,38

48

%62,34

9

%11,69
 

Doğru (%62,34)

Yanlış (%25,97)

Boş (%11,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık D

3

%3,90

5

%6,49

3

%3,90

50

%64,94

3

%3,90

13

%16,88
 

Doğru (%64,94)

Yanlış (%18,18)

Boş (%16,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Haritalarda Temel Kavramlar A

47

%61,04

5

%6,49
 

4

%5,19

8

%10,39

13

%16,88
 

Doğru (%61,04)

Yanlış (%22,08)

Boş (%16,88)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Bölge ve Bölge Türleri C

2

%2,60

1

%1,30

53

%68,83

1

%1,30

3

%3,90

17

%22,08
 

Doğru (%68,83)

Yanlış (%9,09)

Boş (%22,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları D

1

%1,30
 

14

%18,18

45

%58,44

4

%5,19

13

%16,88
 

Doğru (%58,44)

Yanlış (%24,68)

Boş (%16,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Türkiye'de İklim B

7

%9,09

23

%29,87

3

%3,90

2

%2,60
 

42

%54,55
 

Doğru (%29,87)

Yanlış (%15,58)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Nüfusun Özellikleri ve Önemi E

3

%3,90
 

1

%1,30

5

%6,49

56

%72,73

12

%15,58
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%11,69)

Boş (%15,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C  

7

%9,09

48

%62,34

2

%2,60

1

%1,30

19

%24,68
 

Doğru (%62,34)

Yanlış (%12,99)

Boş (%24,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D   

1

%1,30

31

%40,26

2

%2,60

43

%55,84
 

Doğru (%40,26)

Yanlış (%3,90)

Boş (%55,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Siyaset Felsefesi A

57

%74,03

1

%1,30

6

%7,79
  

13

%16,88
 

Doğru (%74,03)

Yanlış (%9,09)

Boş (%16,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

4

%5,19

8

%10,39

3

%3,90

1

%1,30

29

%37,66

32

%41,56
 

Doğru (%37,66)

Yanlış (%20,78)

Boş (%41,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri B

7

%9,09

21

%27,27

22

%28,57

4

%5,19
 

23

%29,87
 

Doğru (%27,27)

Yanlış (%42,86)

Boş (%29,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed C

3

%3,90
 

62

%80,52

2

%2,60

3

%3,90

7

%9,09
 

Doğru (%80,52)

Yanlış (%10,39)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 İslam ve İbadet B

1

%1,30

66

%85,71

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30

6

%7,79
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%6,49)

Boş (%7,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar D

2

%2,60

8

%10,39
 

59

%76,62

1

%1,30

7

%9,09
 

Doğru (%76,62)

Yanlış (%14,29)

Boş (%9,09)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E

6

%7,79
  

3

%3,90

58

%75,32

10

%12,99
 

Doğru (%75,32)

Yanlış (%11,69)

Boş (%12,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 İslam ve Bilim A

64

%83,12

1

%1,30
 

1

%1,30

2

%2,60

9

%11,69
 

Doğru (%83,12)

Yanlış (%5,19)

Boş (%11,69)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Tek ve Çift Sayılar D

6

%7,79

3

%3,90
 

46

%59,74

1

%1,30

20

%25,97

1

%1,30

Doğru (%59,74)

Yanlış (%14,29)

Boş (%25,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Dört İşlem Yeteneği D   

1

%1,30

73

%94,81
 

3

%3,90
 

Doğru (%94,81)

Yanlış (%1,30)

Boş (%3,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Rasyonel Sayılar C

1

%1,30

3

%3,90

63

%81,82
 

3

%3,90

7

%9,09
 

Doğru (%81,82)

Yanlış (%9,09)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sayı Basamakları B  

36

%46,75
 

2

%2,60

1

%1,30

38

%49,35
 

Doğru (%46,75)

Yanlış (%3,90)

Boş (%49,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Bölünebilme Kuralları D  

1

%1,30

8

%10,39

23

%29,87
 

45

%58,44
 

Doğru (%29,87)

Yanlış (%11,69)

Boş (%58,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 Rutin Olmayan Problemler E

2

%2,60

2

%2,60
 

3

%3,90

52

%67,53

18

%23,38
 

Doğru (%67,53)

Yanlış (%9,09)

Boş (%23,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Ondalık Sayılar C  

10

%12,99

41

%53,25
  

26

%33,77
 

Doğru (%53,25)

Yanlış (%12,99)

Boş (%33,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Köklü ifadeler A

27

%35,06
  

1

%1,30

1

%1,30

48

%62,34
 

Doğru (%35,06)

Yanlış (%2,60)

Boş (%62,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Üslü ifadeler D

3

%3,90

1

%1,30
 

12

%15,58

2

%2,60

59

%76,62
 

Doğru (%15,58)

Yanlış (%7,79)

Boş (%76,62)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Mutlak Değerli Denklemler B

5

%6,49

14

%18,18

1

%1,30

4

%5,19

3

%3,90

50

%64,94
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%16,88)

Boş (%64,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-6

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli
Denklemler A

23

%29,87

3

%3,90

6

%7,79

3

%3,90

4

%5,19

38

%49,35
 

Doğru (%29,87)

Yanlış (%20,78)

Boş (%49,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler B

4

%5,19

47

%61,04
   

26

%33,77
 

Doğru (%61,04)

Yanlış (%5,19)

Boş (%33,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Sayı Problemleri E

1

%1,30

1

%1,30

2

%2,60

5

%6,49

41

%53,25

27

%35,06
 

Doğru (%53,25)

Yanlış (%11,69)

Boş (%35,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Kesir Problemleri A

35

%45,45

7

%9,09

3

%3,90

1

%1,30
 

31

%40,26
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%14,29)

Boş (%40,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Sayı Problemleri B

1

%1,30

17

%22,08

1

%1,30

6

%7,79

1

%1,30

50

%64,94

1

%1,30

Doğru (%22,08)

Yanlış (%12,99)

Boş (%64,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 Yaş Problemleri C   

38

%49,35

3

%3,90

1

%1,30

35

%45,45
 

Doğru (%49,35)

Yanlış (%5,19)

Boş (%45,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Sayı Problemleri D

3

%3,90
 

2

%2,60

43

%55,84

3

%3,90

26

%33,77
 

Doğru (%55,84)

Yanlış (%10,39)

Boş (%33,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

1

%1,30

17

%22,08

1

%1,30

33

%42,86
 

25

%32,47
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%24,68)

Boş (%32,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Sayı Problemleri E

1

%1,30
   

27

%35,06

49

%63,64
 

Doğru (%35,06)

Yanlış (%1,30)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Karışım Problemleri A

17

%22,08

3

%3,90

5

%6,49

3

%3,90

1

%1,30

48

%62,34
 

Doğru (%22,08)

Yanlış (%15,58)

Boş (%62,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

2

%2,60

30

%38,96

1

%1,30

2

%2,60

42

%54,55
 

Doğru (%38,96)

Yanlış (%6,49)

Boş (%54,55)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Grafik Problemleri B

1

%1,30

27

%35,06

1

%1,30

2

%2,60

6

%7,79

40

%51,95
 

Doğru (%35,06)

Yanlış (%12,99)

Boş (%51,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Hareket Problemleri D

3

%3,90

1

%1,30

2

%2,60

18

%23,38

4

%5,19

49

%63,64
 

Doğru (%23,38)

Yanlış (%12,99)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi A

13

%16,88

1

%1,30

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30

59

%76,62
 

Doğru (%16,88)

Yanlış (%6,49)

Boş (%76,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-29 Rutin Olmayan Problemler E  

1

%1,30

4

%5,19

3

%3,90

32

%41,56

37

%48,05
 

Doğru (%41,56)

Yanlış (%10,39)

Boş (%48,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-30 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri E

1

%1,30

1

%1,30
 

5

%6,49

28

%36,36

42

%54,55
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%9,09)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Önermeler ve Bileşik Önermeler E  

1

%1,30

4

%5,19

2

%2,60

29

%37,66

41

%53,25
 

Doğru (%37,66)

Yanlış (%9,09)

Boş (%53,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Permütasyon A

13

%16,88

3

%3,90

1

%1,30
 

3

%3,90

57

%74,03
 

Doğru (%16,88)

Yanlış (%9,09)

Boş (%74,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

6

%7,79

6

%7,79

4

%5,19

2

%2,60

1

%1,30

58

%75,32
 

Doğru (%7,79)

Yanlış (%16,88)

Boş (%75,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Basit Olayların Olasılıkları D

1

%1,30

3

%3,90

3

%3,90

20

%25,97

3

%3,90

47

%61,04
 

Doğru (%25,97)

Yanlış (%12,99)

Boş (%61,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Açılar A

11

%14,29

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30

3

%3,90

59

%76,62
 

Doğru (%14,29)

Yanlış (%9,09)

Boş (%76,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri D  

2

%2,60

1

%1,30

7

%9,09

6

%7,79

61

%79,22
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%11,69)

Boş (%79,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-37 Üçgende Kenarortay A

6

%7,79

1

%1,30

1

%1,30

1

%1,30

1

%1,30

67

%87,01
 

Doğru (%7,79)

Yanlış (%5,19)

Boş (%87,01)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-38 Üçgende Alan B

1

%1,30

10

%12,99

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30

62

%80,52
 

Doğru (%12,99)

Yanlış (%6,49)

Boş (%80,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk D   

2

%2,60

19

%24,68

3

%3,90

53

%68,83
 

Doğru (%24,68)

Yanlış (%6,49)

Boş (%68,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Yamuk C

1

%1,30

2

%2,60

3

%3,90
 

1

%1,30

70

%90,91
 

Doğru (%3,90)

Yanlış (%5,19)

Boş (%90,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Paralelkenar C

2

%2,60

1

%1,30

4

%5,19

1

%1,30
 

69

%89,61
 

Doğru (%5,19)

Yanlış (%5,19)

Boş (%89,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Dikdörtgen E  

2

%2,60

1

%1,30

1

%1,30

35

%45,45

38

%49,35
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%5,19)

Boş (%49,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar B  

10

%12,99

1

%1,30
 

2

%2,60

64

%83,12
 

Doğru (%12,99)

Yanlış (%3,90)

Boş (%83,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar E

1

%1,30

3

%3,90

3

%3,90

1

%1,30

12

%15,58

57

%74,03
 

Doğru (%15,58)

Yanlış (%10,39)

Boş (%74,03)

TYT Fen

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

18

%25,00

1

%1,39
 

25

%34,72

21

%29,17

7

%9,72
 

Doğru (%34,72)

Yanlış (%55,56)

Boş (%9,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Newton'un Hareket Yasaları [2] Sürtünme
Kuvveti C

4

%5,56

2

%2,78

18

%25,00

3

%4,17

19

%26,39

26

%36,11
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%38,89)

Boş (%36,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5

[1] Elektrik Yükünün Özellikleri ve
Elektriklenme Çeşitleri [2] Elektroskop D

3

%4,17

4

%5,56

2

%2,78

6

%8,33

5

%6,94

52

%72,22
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%19,44)

Boş (%72,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7

[1] Elektrik Devreleri [2] Elektriksel Güç ve
Enerji B

2

%2,78

6

%8,33

4

%5,56

16

%22,22

5

%6,94

39

%54,17
 

Doğru (%8,33)

Yanlış (%37,50)

Boş (%54,17)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı E

7

%9,72
  

34

%47,22

20

%27,78

11

%15,28
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%56,94)

Boş (%15,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2

[1] İş, Enerji ve Güç [2] Mekanik Enerji ve
Korunumu C

3

%4,17

2

%2,78

27

%37,50

7

%9,72

3

%4,17

30

%41,67
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%20,83)

Boş (%41,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Düzlem Aynalar A

8

%11,11

4

%5,56

9

%12,50

5

%6,94

3

%4,17

43

%59,72
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%29,17)

Boş (%59,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

[1] Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ [2] Güçlü
Etkileşimler / Kovalent Bağ D

15

%20,83

9

%12,50

4

%5,56

12

%16,67

9

%12,50

23

%31,94
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%51,39)

Boş (%31,94)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik
Tabloda Yer Bulma C

3

%4,17

1

%1,39

47

%65,28
  

21

%29,17
 

Doğru (%65,28)

Yanlış (%5,56)

Boş (%29,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Hâl Değişimi E

2

%2,78

3

%4,17

4

%5,56

7

%9,72

31

%43,06

25

%34,72
 

Doğru (%43,06)

Yanlış (%22,22)

Boş (%34,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Koligatif Özellikler C

2

%2,78

10

%13,89

17

%23,61

6

%8,33

1

%1,39

36

%50,00
 

Doğru (%23,61)

Yanlış (%26,39)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9

[1] Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu [2] Kimyanın Temel Kanunları / Katlı
Oranlar Kanunu

B
13

%18,06

5

%6,94
 

7

%9,72

2

%2,78

45

%62,50
 

Doğru (%6,94)

Yanlış (%30,56)

Boş (%62,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Asitler ve Bazlar D

7

%9,72

2

%2,78

1

%1,39

33

%45,83

2

%2,78

27

%37,50
 

Doğru (%45,83)

Yanlış (%16,67)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları A

1

%1,39

1

%1,39

1

%1,39

7

%9,72

6

%8,33

56

%77,78
 

Doğru (%1,39)

Yanlış (%20,83)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Bakteriler A

3

%4,17

17

%23,61

2

%2,78

15

%20,83
 

35

%48,61
 

Doğru (%4,17)

Yanlış (%47,22)

Boş (%48,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Cinsiyete Bağlı Kalıtım D

6

%8,33

9

%12,50

2

%2,78

30

%41,67

3

%4,17

22

%30,56
 

Doğru (%41,67)

Yanlış (%27,78)

Boş (%30,56)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE SONUÇ YAYINLARI - TYT 3.Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

Okul İlçe İl Genel

121 130 149 335

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Lipitler A

11

%15,28

13

%18,06

2

%2,78

4

%5,56

3

%4,17

39

%54,17
 

Doğru (%15,28)

Yanlış (%30,56)

Boş (%54,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Mitoz - Mayoz Karşılaştırma E   

10

%13,89

8

%11,11

17

%23,61

37

%51,39
 

Doğru (%23,61)

Yanlış (%25,00)

Boş (%51,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri B

1

%1,39

9

%12,50

7

%9,72

3

%4,17

6

%8,33

46

%63,89
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%23,61)

Boş (%63,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik C  

1

%1,39

37

%51,39

23

%31,94

2

%2,78

9

%12,50
 

Doğru (%51,39)

Yanlış (%36,11)

Boş (%12,50)
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