
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 18 4 17,00 9 0 9,00 4 2 3,50 4 3 3,25 6 0 6,00 90 19 85,25 396,856 15

2 0 IRMAK GÜNER  MS 31 8 29,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 9 1 8,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 90 24 84,00 393,118 18

3 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 33 7 31,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 8 15,00 8 1 7,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 88 26 81,50 386,056 22

4 0 NUR ALTUN *Ş  MS 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 14 7 12,25 7 1 6,75 4 1 3,75 4 2 3,50 6 0 6,00 79 22 73,50 362,683 39

5 0 ECE NAZ ÇALKAN  MS 30 10 27,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 7 1 6,75 5 2 4,50 4 3 3,25 3 3 2,25 80 30 72,50 358,933 45

6 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 16 5 14,75 6 3 5,25 4 1 3,75 5 2 4,50 2 3 1,25 79 26 72,50 358,687 46

7 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 5 1 4,75 2 4 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 78 22 72,50 358,603 47

8 0 BRDB EKEN  MS 29 7 27,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 14 6 12,50 2 3 1,25 6 0 6,00 6 1 5,75 5 1 4,75 76 21 70,75 355,282 50

9 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 4 31,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 1 0,75 6 1 5,75 4 0 4,00 2 1 1,75 74 15 70,25 352,642 55

10 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 6 12,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 4 2,00 3 3 2,25 77 29 69,75 350,304 60

11 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 11 24,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 15 4 14,00 2 2 1,50 5 1 4,75 7 0 7,00 2 4 1,00 74 24 68,00 346,478 63

12 0 IŞIL ELMAS  MS 25 10 22,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 17 5 15,75 7 1 6,75 5 2 4,50 5 1 4,75 3 2 2,50 74 24 68,00 346,238 65

13 0 ARDA KARACA  MS 26 13 22,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 5 0 5,00 4 2 3,50 4 2 3,50 4 0 4,00 74 24 68,00 346,086 66

14 0 HAVİN İREM CURKA  MS 25 12 22,00 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 1 2,75 17 7 15,25 5 3 4,25 4 2 3,50 5 2 4,50 4 1 3,75 73 31 65,25 338,210 74

15 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 10 23,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 8 11,00 3 0 3,00 5 2 4,50 4 1 3,75 4 1 3,75 71 26 64,50 336,079 77

16 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 6 1 5,75 2 3 1,25 5 2 4,50 2 4 1,00 72 31 64,25 334,116 80

17 0 AYBERK ŞAM  MS 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 18 6 16,50 5 2 4,50 6 0 6,00 5 1 4,75 4 2 3,50 70 29 62,75 331,528 89

18 0 ARDA HIZLI  MS 28 9 25,75 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 17 0 17,00 2 4 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 67 19 62,25 329,110 94

19 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 28 12 25,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 9 9,75 4 2 3,50 3 3 2,25 4 3 3,25 4 2 3,50 70 34 61,50 326,601 100

20 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 23 13 19,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 11 13 7,75 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 69 34 60,50 324,708 101

21 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 10 23,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 16 5 14,75 4 5 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 2 2 1,50 68 31 60,25 322,607 108

22 0 AYÇA POLAT  MS 28 6 26,50 5 0 5,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 7 4 6,00 7 0 7,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 63 12 60,00 321,892 109

23 0 ELİF NAZ AKSU  MS 27 12 24,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 3 10,25 5 2 4,50 7 0 7,00 2 4 1,00 66 27 59,25 320,795 110

24 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 5 8,75 4 0 4,00 1 4 0,00 6 0 6,00 6 0 6,00 65 26 58,50 318,480 113

25 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 14 4 13,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 63 21 57,75 315,831 120

26 0 HATİCE ATASOY  MS 24 7 22,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 4 9,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 2 2,50 63 21 57,75 315,023 121

27 0 ZEYNEP ERBAY  MS 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 2 4,50 4 1 3,75 63 25 56,75 313,693 123

28 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 23 13 19,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 13 7 11,25 4 1 3,75 5 2 4,50 5 1 4,75 2 2 1,50 64 31 56,25 311,682 130

29 0 MU TAFA SEZGİN  MS 24 14 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 10 6 8,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 64 33 55,75 310,727 135

                                                1 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

30 0 IRMAK TOPOĞLU  MS 33 5 31,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 6 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 62 27 55,25 306,977 143

31 0 EMİN PALA  MS 19 15 15,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 18 6 16,50 5 1 4,75 3 4 2,00 4 3 3,25 4 1 3,75 63 35 54,25 305,495 145

32 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 60 23 54,25 304,281 149

33 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 10 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 10 8 8,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 2 2 1,50 60 32 52,00 298,436 164

34 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 2 3 1,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 1 2,75 14 7 12,25 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 60 35 51,25 295,699 175

35 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 11 7 9,25 3 3 2,25 3 2 2,50 5 0 5,00 57 27 50,25 293,872 183

36 0 TALHA GÜRCA  MS 20 12 17,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 9 6,75 5 0 5,00 3 3 2,25 3 2 2,50 5 1 4,75 58 33 49,75 292,443 186

37 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 28 9 25,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 11 6 9,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 56 26 49,50 290,274 196

38 0 SILA DİLBAZ  MS 23 7 21,25 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 9 3 8,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 2 2,50 52 15 48,25 287,737 202

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 8 22,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 52 20 47,00 283,776 215

40 0 SARP SÜTUNÇ  MS 18 11 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 6 8,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 53 27 46,25 281,571 220

41 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 10 26,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 53 28 46,00 280,503 222

42 0 FATİH KURFALLI  MS 23 9 20,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 6 5 4,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 1 4,75 2 0 2,00 51 24 45,00 278,945 229

43 0 ARDA SÖZER  MS 20 12 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 6 5,50 4 2 3,50 4 0 4,00 2 1 1,75 50 24 44,00 275,574 245

44 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 3 5,25 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 49 23 43,25 271,932 256

45 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 16 18 11,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 7 13,25 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 51 37 41,75 268,877 267

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 15 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 5 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 2 3,50 49 32 41,00 266,655 285

47 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 24 8 22,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 7 6 5,50 2 1 1,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 49 31 41,25 266,121 289

48 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 10 20,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 48 29 40,75 264,791 298

49 0 EMİRHAN BOZ  MS 21 12 18,00 1 3 0,25 3 0 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 8 6 6,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 49 34 40,50 264,538 299

50 0 YALÇIN YILMAZ  MS 22 12 19,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 0 3,00 8 4 7,00 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 47 26 40,50 264,301 301

51 0 MEHMET ARDA EREN  MS 25 4 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 45 19 40,25 263,249 305

52 0 GÜLSEN A AMAL  MS 25 11 22,25 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 46 26 39,50 261,165 322

53 0 DİDEM ERDEM  MS 20 9 17,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 7 0 7,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 43 16 39,00 260,010 329

54 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 24 12 21,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 44 22 38,50 258,286 336

55 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 22 8 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 6 9 3,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 46 32 38,00 257,099 344

56 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 13 17,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 42 19 37,25 254,996 358

57 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 17 17 12,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 12 5 10,75 0 2 -0,50 3 4 2,00 4 2 3,50 1 3 0,25 47 40 37,00 254,344 363

58 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 6 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 42 19 37,25 254,049 368
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

59 0 AYBARS KOCAKURT  MS 23 6 21,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 8 6 6,50 2 2 1,50 42 20 37,00 253,240 377

60 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 21 15 17,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 8 12 5,00 2 0 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 48 47 36,25 251,998 382

61 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 1 1 0,75 1 4 0,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 4 1,00 2 2 1,50 43 29 35,75 250,258 387

62 0 HİLAL TEKİN  MS 27 9 24,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 42 27 35,25 247,684 398

63 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 21 12 18,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 7 2 6,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 43 36 34,00 244,526 421

64 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 14 18,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 12 3,00 2 5 0,75 2 0 2,00 2 1 1,75 44 41 33,75 244,454 422

65 0 BİLGE TAŞKIN  MS 18 10 15,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 8 8 6,00 2 2 1,50 3 3 2,25 2 3 1,25 42 34 33,50 243,877 427

66 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 11 21,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 3 1,25 1 4 0,00 41 31 33,25 242,733 433

67 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 24 15 20,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 0 7 -1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 39 34 30,50 234,385 475

68 0 ELİF YILDIRIM  MS 18 14 14,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 12 1,00 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 40 41 29,75 233,002 488

69 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 9 15,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 35 21 29,75 231,845 494

70 0 HASAN YILDIZ  MS 23 10 20,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 37 33 28,75 229,455 507

71 0 BARTU ARSLAN  MS 15 5 13,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 31 15 27,25 224,969 535

72 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 22 8 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 31 19 26,25 221,577 558

73 0 DİCLE KAYA  MS 18 14 14,50 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 2 2,50 31 26 24,50 216,888 582

74 0 ARDA TURAN  MS 13 3 12,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 13 23,75 214,558 593

75 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 14 13,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 29 21 23,75 214,522 594

76 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 20 14,00 0 1 -0,25 9 6 7,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 33 40 23,00 212,491 610

77 0 RABİA KAYA  MS 13 17 8,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 30 29 22,75 211,719 612

78 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 8 18,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 18 22,50 210,301 620

79 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 22 11 19,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 8 -1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 30 32 22,00 209,343 623

80 0 EMİRHAN AKIN  MS 19 12 16,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 28 24 22,00 209,248 625

81 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 17 11,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 6 8 4,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 3 2,25 33 49 20,75 205,995 635

82 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 21 14 17,50 196,370 672

83 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 19 13 15,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 24 26 17,50 195,895 675

84 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 12 8,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 6 3,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 27 41 16,75 193,642 680

85 0 ESMA ÇİÇEK  MS 13 18 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 26 41 15,75 190,939 689

86 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 12 12,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 31 12,25 180,163 711

87 0 MEHMETSEFADEMİRCİ  MS 9 12 6,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 11 0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 20 53 6,75 163,897 723
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

88 0 YAMAN KİRA *ĞLU  MS 2 18 -2,50 2 18 -2,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 8 30,00 17 2 16,50 27 4 26,00 14 5 12,75 90 19 85,25 396,856 1 13 13 13 15

2 0 IRMAK GÜNER  MS 31 8 29,00 14 5 12,75 31 5 29,75 14 6 12,50 90 24 84,00 393,118 2 16 16 16 18

3 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 33 7 31,25 15 5 13,75 25 9 22,75 15 5 13,75 88 26 81,50 386,056 3 19 19 19 22

4 0 NUR ALTUN *Ş  MS 27 9 24,75 17 2 16,50 21 8 19,00 14 3 13,25 79 22 73,50 362,683 4 33 33 33 39

5 0 ECE NAZ ÇALKAN  MS 30 10 27,50 13 5 11,75 25 7 23,25 12 8 10,00 80 30 72,50 358,933 5 37 37 37 45

6 0 RABİA FİDAN  MS 35 5 33,75 11 7 9,25 22 8 20,00 11 6 9,50 79 26 72,50 358,687 6 38 38 38 46

7 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 9 28,75 15 4 14,00 22 3 21,25 10 6 8,50 78 22 72,50 358,603 7 39 39 39 47

8 0 BRDB EKEN  MS 29 7 27,25 14 3 13,25 16 9 13,75 17 2 16,50 76 21 70,75 355,282 8 41 41 41 50

9 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 4 31,00 14 3 13,25 16 6 14,50 12 2 11,50 74 15 70,25 352,642 9 45 45 45 55

10 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 16 4 15,00 18 8 16,00 10 10 7,50 77 29 69,75 350,304 10 48 48 48 60

11 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 11 24,25 16 2 15,50 17 6 15,50 14 5 12,75 74 24 68,00 346,478 11 51 51 51 63

12 0 IŞIL ELMAS  MS 25 10 22,50 12 3 11,25 24 6 22,50 13 5 11,75 74 24 68,00 346,238 12 53 53 53 65

13 0 ARDA KARACA  MS 26 13 22,75 14 4 13,00 22 3 21,25 12 4 11,00 74 24 68,00 346,086 13 54 54 54 66

14 0 HAVİN İREM CURKA  MS 25 12 22,00 13 4 12,00 22 10 19,50 13 5 11,75 73 31 65,25 338,210 14 59 59 59 74

15 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 10 23,50 16 4 15,00 16 8 14,00 13 4 12,00 71 26 64,50 336,079 15 60 60 60 77

16 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 10 26,50 15 4 14,00 19 8 17,00 9 9 6,75 72 31 64,25 334,116 16 61 61 61 80

17 0 AYBERK ŞAM  MS 20 13 16,75 12 5 10,75 23 8 21,00 15 3 14,25 70 29 62,75 331,528 17 66 66 66 89

18 0 ARDA HIZLI  MS 28 9 25,75 10 5 8,75 17 0 17,00 12 5 10,75 67 19 62,25 329,110 18 70 70 70 94

19 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 28 12 25,00 15 3 14,25 16 11 13,25 11 8 9,00 70 34 61,50 326,601 19 75 75 75 100

20 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 23 13 19,75 15 4 14,00 17 14 13,50 14 3 13,25 69 34 60,50 324,708 20 76 76 76 101

21 0 BEREN ŞAHİN  MS 26 10 23,50 13 5 11,75 20 10 17,50 9 6 7,50 68 31 60,25 322,607 21 82 82 82 108

22 0 AYÇA POLAT  MS 28 6 26,50 13 1 12,75 14 4 13,00 8 1 7,75 63 12 60,00 321,892 22 83 83 83 109

23 0 ELİF NAZ AKSU  MS 27 12 24,00 14 6 12,50 11 3 10,25 14 6 12,50 66 27 59,25 320,795 23 84 84 84 110

24 0 BEYZA DURSUN  MS 26 11 23,25 12 6 10,50 14 5 12,75 13 4 12,00 65 26 58,50 318,480 24 86 86 86 113

25 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 9 5 7,75 19 4 18,00 11 4 10,00 63 21 57,75 315,831 25 91 91 91 120

26 0 HATİCE ATASOY  MS 24 7 22,25 16 2 15,50 15 4 14,00 8 8 6,00 63 21 57,75 315,023 26 92 92 92 121

27 0 ZEYNEP ERBAY  MS 24 13 20,75 13 6 11,50 12 3 11,25 14 3 13,25 63 25 56,75 313,693 27 94 94 94 123

28 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 23 13 19,75 12 5 10,75 17 8 15,00 12 5 10,75 64 31 56,25 311,682 28 98 98 98 130

29 0 MU TAFA SEZGİN  MS 24 14 20,50 14 6 12,50 12 9 9,75 14 4 13,00 64 33 55,75 310,727 29 100 100 100 135

30 0 IRMAK TOPOĞLU  MS 33 5 31,75 15 3 14,25 8 9 5,75 6 10 3,50 62 27 55,25 306,977 30 106 106 106 143

31 0 EMİN PALA  MS 19 15 15,25 10 5 8,75 23 7 21,25 11 8 9,00 63 35 54,25 305,495 31 108 108 108 145

32 0 CANSU EREN  MS 31 8 29,00 12 5 10,75 11 4 10,00 6 6 4,50 60 23 54,25 304,281 32 110 110 110 149

33 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 25 10 22,50 13 4 12,00 13 11 10,25 9 7 7,25 60 32 52,00 298,436 33 119 119 119 164

34 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 27 9 24,75 9 9 6,75 17 10 14,50 7 7 5,25 60 35 51,25 295,699 34 124 124 124 175

35 0 ARDA YILDIRIM  MS 24 11 21,25 11 4 10,00 11 7 9,25 11 5 9,75 57 27 50,25 293,872 35 129 129 129 183

36 0 TALHA GÜRCA  MS 20 12 17,00 13 6 11,50 14 9 11,75 11 6 9,50 58 33 49,75 292,443 36 131 131 131 186

37 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 28 9 25,75 12 5 10,75 11 7 9,25 5 5 3,75 56 26 49,50 290,274 37 137 137 137 196

38 0 SILA DİLBAZ  MS 23 7 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 9 2 8,50 52 15 48,25 287,737 38 139 139 139 202

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 8 22,00 14 3 13,25 6 5 4,75 8 4 7,00 52 20 47,00 283,776 39 148 148 148 215

40 0 SARP SÜTUNÇ  MS 18 11 15,25 13 4 12,00 14 6 12,50 8 6 6,50 53 27 46,25 281,571 40 150 150 150 220

41 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 10 26,50 11 8 9,00 5 2 4,50 8 8 6,00 53 28 46,00 280,503 41 151 151 151 222

42 0 FATİH KURFALLI  MS 23 9 20,75 10 8 8,00 6 6 4,50 12 1 11,75 51 24 45,00 278,945 42 157 157 157 229

43 0 ARDA SÖZER  MS 20 12 17,00 13 3 12,25 7 6 5,50 10 3 9,25 50 24 44,00 275,574 43 166 166 166 245

44 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 12 4 11,00 7 3 6,25 5 7 3,25 49 23 43,25 271,932 44 173 173 173 256

45 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 16 18 11,50 10 6 8,50 15 7 13,25 10 6 8,50 51 37 41,75 268,877 45 182 182 182 267

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 19 15 15,25 13 5 11,75 7 6 5,50 10 6 8,50 49 32 41,00 266,655 46 192 192 192 285

47 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 24 8 22,00 10 6 8,50 9 7 7,25 6 10 3,50 49 31 41,25 266,121 47 193 193 193 289

48 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 10 20,50 14 4 13,00 5 6 3,50 6 9 3,75 48 29 40,75 264,791 48 197 197 197 298
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

49 0 EMİRHAN BOZ  MS 21 12 18,00 9 7 7,25 11 7 9,25 8 8 6,00 49 34 40,50 264,538 49 198 198 198 299

50 0 YALÇIN YILMAZ  MS 22 12 19,00 9 6 7,50 10 4 9,00 6 4 5,00 47 26 40,50 264,301 50 200 200 200 301

51 0 MEHMET ARDA EREN  MS 25 4 24,00 13 7 11,25 2 3 1,25 5 5 3,75 45 19 40,25 263,249 51 203 203 203 305

52 0 GÜLSEN A AMAL  MS 25 11 22,25 10 6 8,50 5 2 4,50 6 7 4,25 46 26 39,50 261,165 52 213 213 213 322

53 0 DİDEM ERDEM  MS 20 9 17,75 10 3 9,25 7 1 6,75 6 3 5,25 43 16 39,00 260,010 53 220 220 220 329

54 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 24 12 21,00 12 5 10,75 3 2 2,50 5 3 4,25 44 22 38,50 258,286 54 226 226 226 336

55 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 22 8 20,00 11 8 9,00 6 10 3,50 7 6 5,50 46 32 38,00 257,099 55 230 230 230 344

56 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 13 17,75 10 5 8,75 5 0 5,00 6 1 5,75 42 19 37,25 254,996 56 235 235 235 358

57 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 17 17 12,75 10 7 8,25 12 7 10,25 8 9 5,75 47 40 37,00 254,344 57 237 237 237 363

58 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 24 6 22,50 12 4 11,00 3 4 2,00 3 5 1,75 42 19 37,25 254,049 58 241 241 241 368

59 0 AYBARS KOCAKURT  MS 23 6 21,50 9 6 7,50 8 6 6,50 2 2 1,50 42 20 37,00 253,240 59 246 246 246 377

60 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 21 15 17,25 9 10 6,50 10 12 7,00 8 10 5,50 48 47 36,25 251,998 60 249 249 249 382

61 0 KAAN KURT  MS 24 9 21,75 5 6 3,50 7 5 5,75 7 9 4,75 43 29 35,75 250,258 61 252 252 252 387

62 0 HİLAL TEKİN  MS 27 9 24,75 10 7 8,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 42 27 35,25 247,684 62 258 258 258 398

63 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 21 12 18,00 10 9 7,75 8 5 6,75 4 10 1,50 43 36 34,00 244,526 63 271 271 271 421

64 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 22 14 18,50 10 9 7,75 6 12 3,00 6 6 4,50 44 41 33,75 244,454 64 272 272 272 422

65 0 BİLGE TAŞKIN  MS 18 10 15,50 9 8 7,00 8 8 6,00 7 8 5,00 42 34 33,50 243,877 65 277 277 277 427

66 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 24 11 21,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 6 10 3,50 41 31 33,25 242,733 66 281 281 281 433

67 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 24 15 20,25 11 4 10,00 0 7 -1,75 4 8 2,00 39 34 30,50 234,385 67 299 299 299 475

68 0 ELİF YILDIRIM  MS 18 14 14,50 11 8 9,00 4 12 1,00 7 7 5,25 40 41 29,75 233,002 68 305 305 305 488

69 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 9 15,75 13 4 12,00 3 4 2,00 1 4 0,00 35 21 29,75 231,845 69 309 309 309 494

70 0 HASAN YILDIZ  MS 23 10 20,50 6 14 2,50 3 2 2,50 5 7 3,25 37 33 28,75 229,455 70 314 314 314 507

71 0 BARTU ARSLAN  MS 15 5 13,75 9 3 8,25 4 3 3,25 3 4 2,00 31 15 27,25 224,969 71 327 327 327 535

72 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 22 8 20,00 8 8 6,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 31 19 26,25 221,577 72 337 337 337 558

73 0 DİCLE KAYA  MS 18 14 14,50 7 3 6,25 2 1 1,75 4 8 2,00 31 26 24,50 216,888 73 349 349 349 582

74 0 ARDA TURAN  MS 13 3 12,25 11 2 10,50 1 4 0,00 2 4 1,00 27 13 23,75 214,558 74 353 353 353 593

75 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 14 13,50 11 7 9,25 1 0 1,00 29 21 23,75 214,522 75 354 354 354 594

76 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 19 20 14,00 0 1 -0,25 9 8 7,00 5 11 2,25 33 40 23,00 212,491 76 363 363 363 610

77 0 RABİA KAYA  MS 13 17 8,75 9 4 8,00 5 1 4,75 3 7 1,25 30 29 22,75 211,719 77 365 365 365 612

78 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 8 18,00 7 6 5,50 0 4 -1,00 27 18 22,50 210,301 78 368 368 368 620

79 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 22 11 19,25 5 9 2,75 1 10 -1,50 2 2 1,50 30 32 22,00 209,343 79 369 369 369 623

80 0 EMİRHAN AKIN  MS 19 12 16,00 5 3 4,25 1 0 1,00 3 9 0,75 28 24 22,00 209,248 80 370 370 370 625

81 0 MUHAMMED TAŞ  MS 16 17 11,75 6 8 4,00 6 13 2,75 5 11 2,25 33 49 20,75 205,995 81 374 374 374 635

82 0 EREN AKBAŞ  MS 10 8 8,00 8 1 7,75 1 2 0,50 2 3 1,25 21 14 17,50 196,370 82 394 394 394 672

83 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 19 13 15,75 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 24 26 17,50 195,895 83 397 397 397 675

84 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 11 12 8,00 7 9 4,75 7 8 5,00 2 12 -1,00 27 41 16,75 193,642 84 401 401 401 680

85 0 ESMA ÇİÇEK  MS 13 18 8,50 7 6 5,50 3 5 1,75 3 12 0,00 26 41 15,75 190,939 85 404 404 404 689

86 0 NAGİHAN ERTEM  MS 15 12 12,00 4 5 2,75 1 6 -0,50 0 8 -2,00 20 31 12,25 180,163 86 412 412 412 711

87 0 MEHMETSEFADEMİRCİ  MS 9 12 6,00 5 9 2,75 5 15 1,25 1 17 -3,25 20 53 6,75 163,897 87 416 416 416 723

88 0 YAMAN KİRA *ĞLU  MS 2 18 -2,50 2 18 -2,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
 ME  MS 12E 12S 1ME

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 ME  MS 12E 12S 1ME



HIZ RENK TYT 1

264,791 41,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 48 29 43 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 197 197 197 298 % 41,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBcdEbD   d E  C BEDeECcADCECecDCEaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBAA DC dDEBCdCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  cDA b  c      ddD       D    b     D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cD Dbda eA A edBbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

251,998 52,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 48 47 25 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 249 249 249 382 % 52,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBccEbbDbAc b  Cb dDDECdcDCECeBDeEECba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız C BcAdcabBcEedbCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 12 10 5,00 % 17

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 12 18 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Ddaa bc EB  cBdDabaac  DA   C        C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dacDdDCddBbA Ace BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 11 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

214,522 81,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 354 354 354 594 % 81,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDaABEbDD         ccDDECbAbCcCeBDdEbace

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız *aBAAecdAdDbBC CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 9 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

352,642 7,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 74 15 31 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(55.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 45 45 55 % 7,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECcDC B EE C BEDDECcADCECeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABcC  aEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 5 10 13,75 % 46

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D eDdaBBEBBAcBEDC  a C DA   a        C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BcBDADCCC  A A e B E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 4 50

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

329,110 12,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 70 70 70 94 % 12,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABEbcDaAB EE C aEDeECEADCECeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız eDBbb  C  cEdCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DCCBBEBBA BED  DC C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d aDAeaCd  AEAECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 0 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

346,086 9,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 54 54 54 66 % 9,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDddCbE CdbaccEDDCEcCDcCDcECDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız bCbBAC B cEACBbBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC bADBB BBAEBAdD  CC D       BC C  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DaBBC dbCAEC eBC EE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

193,642 93,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 27 41 52 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(680.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 401 401 401 680 % 93,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 12 17 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBe EC             ceba bDCbCe adEE cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBeAdce B beCA cEb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız e D aD C B     B  e a c a     C  e    Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 12 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cbeaCbda e Ac d b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 7 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 5 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

275,574 33,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 50 24 46 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 166 166 166 245 % 33,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız eDDa BECcDacc E  C BEDD C cDa CbceCEdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbA cC  aEBCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D ecebc  BB  BbDC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cDADCCC C  AE C b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

214,558 81,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 27 13 80 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(593.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 353 353 353 593 % 81,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız D AcEA Cc            E b  E DACD  CD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC B  E CBaB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  dD e ba                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  Dce  dd         E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

293,872 25,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 129 129 129 183 % 25,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaD ABECDD cd EdbC BEDbcCdADCcCec CEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC  DE CA BEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DAec  cBEBdb BEDe c D   A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dDB dbCddBC  AECCBA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

253,240 52,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 246 246 246 377 % 52,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECD          BEDDECEcDCEC ceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBcAd C  DEdC CBEdb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  cdCcBE  A BcDeA     c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDe               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

331,528 12,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 66 66 66 89 % 12,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız  cDBABECcaac  cdcC BEDbEC ADCcCec  EECDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAecC BaEBC CB Cd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DA DCCdBEBdA BEaC aC daDA BDCB C aDC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B BDADCdCB AEAECCabE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 4 64

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

321,892 15,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 63 12 45 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 83 83 83 109 % 15,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EABCbeA DE CE B dEDD EcCDACDcECDDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 1 6 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC     ACBDB bEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC       Bd  B   b  aD   A    BCDCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D B C   CA    BC E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 3 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

350,304 8,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 77 29 14 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 48 60 % 8,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCABCEEcCDBEDDdCEcDCcCeBbCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBAAdDCABaEBCACBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D aDC cBEBBA BaDC aC   cAd  Ce C   CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deBDdDCbaeeAEAcdCBeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 5 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

266,121 39,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 49 31 40 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 193 193 193 289 % 39,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECc  e     C BcDDECdADCECecDCEECcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BaEeC CdE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D  c Ee A BaDd a   aD     B b   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d ceAee CBeA bce BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

244,454 58,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(422.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 272 272 272 422 % 58,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDcdBEbDDCce  d d aEDbdCccDCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBcbdcC aDEeCcCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 12 12 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız adD aaeaccEB A Bac  D  d  e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dbcDdDe    A AEd B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 11 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,969 73,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(535.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 327 327 327 535 % 73,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA  bD C        aED  a  D  CeBDC E  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBb B e  DEBd C E       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D  a      dEDd                    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ca DC a    A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 2 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

358,603 6,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 78 22 20 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 39 39 47 % 6,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECbDaAdCEEDaDBEDDECcADCECecDCEECeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcABDC BDEeCACBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DA DCC B BBA cbD ADC C  A  DCBeC   C C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cDdbC CB A AceCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 1 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

322,607 14,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 68 31 21 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 82 82 82 108 % 14,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDCce EE C BdDDECccDCcCeB ebECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BDEeCAbBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D aDCCBBEBBA BEDC  aed  A c bB edbDCeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD bCCde AEAE  Bbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 5 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

318,480 15,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 86 86 86 113 % 15,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A DBAcECDDC BCEEcCDeEDedC cDCEdecDCEcCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBeAaDC  cEBCACBEdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D eDC a EBeA dED     b DA   CBB     C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cDde CCBCA AECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 3 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

243,877 58,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 42 34 44 33 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 277 277 277 427 % 58,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDB  Eb   dd  Ee  BEcD a cDCECecDCEE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız deBbAdDC BcEdC CaEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 8 14 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D acBE BA Bcad  d d  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e c  DCdaBCc Ace BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 8 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

355,282 6,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BRDB EKEN 120 76 21 23 70 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 41 41 50 % 6,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCD dC E CEaB EEDbCEECDbCecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC dcDEACBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 16 9 15 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDCabADcB BBAEBdCDdD          cBC ad   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC ACCAEbABBCeEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 6 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

258,286 46,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 44 22 54 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 226 226 226 336 % 46,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdCDBA  a aEeBc EceCdcCDACeBECDbBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d cE CBDBdaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a    D c B       E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D cda   CA    B  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

304,281 20,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 60 23 37 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 110 110 110 149 % 20,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EABbDBdCDEbCEaBDEEDeCEECDACbcECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC d cE CeDBAdEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Da C D     AEB eDd  C    A     C C  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDc   d dA b eBC E e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

396,856 2,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 90 19 11 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 13 13 15 % 2,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDecaDECCEcBDEEDDCEceDACeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBACABBDE CBDBACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCaC b B BBAEBAeDEDC  Da A  CBBCDC DCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBda ACCAcbAeBCCEEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 3 0 100

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

216,888 80,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 31 26 63 24 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 349 349 349 582 % 80,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDeABECD  d  d    aEDbdCcADCaCaceCEEaDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  DBcAB C  D Ba   d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız           a    B D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  beD   d  be bECdBb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

260,010 45,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 220 220 220 329 % 45,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABb  d    ad B  EDD  cCDACeBECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCAaAC d  d C DB CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D    D    B E   DE             b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D c C   CAc    C E b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 0 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

346,478 8,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 51 51 51 63 % 8,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECD CA eEdcCbcdDDECcADCcCDBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABDC BDEeCA BdCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DcBDeb BEBBA BED   CaC    B b     bCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B BDdDCCCBCAEAEebBbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 4 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 0 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

358,933 6,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ECE NAZ ÇALKAN 120 80 30 10 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 37 37 45 % 6,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECDDCdBCEdDCcBEDbdCEcDCEeeBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız deBeAdcC BDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDAaDCa B BB ABEDCc CDdb Ac DCB CE DCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ecBDADCdCeaAEAcCCBba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

320,795 15,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF NAZ AKSU 120 66 27 27 59 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 84 84 84 110 % 15,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDddCDE CEDBDdEDbCccCDcCecEdbDaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABACbBBcEcCeaBAdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BcDCBbADcB BB E              C          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DaBBCaACCAECABBebEae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 3 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

233,002 67,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 40 41 39 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 305 305 305 488 % 67,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 14 8 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAcEcdCcde    CEbB EEDeCEc D dDBdC cBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCcBAC cdDEdCeDBdCEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız adD  Cbccc cc  Bc cdbC                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DecddDACdA  A cdC   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 6 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 10 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

305,495 20,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 63 35 22 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 108 108 108 145 % 20,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAaEAdbDe aDb C  B cEceCEECDAbed CcDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaABAC d  E CeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDC CbDcB BcAEBbCDbDCC  D A C   C CEaCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aDcBaeACaAaCcBBC cEA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 14 5 64

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

209,248 86,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 370 370 370 625 % 86,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 12 9 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEAdeDB C   C  abc c CbE DcCDcdCDbBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız      e c DE    B dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız caaee  de  bA    EaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

264,538 41,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 198 198 198 299 % 41,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEAeeDB  D  C  a cdDeCccCDACbcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  ebBdC B DE ddaBcCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Db C Dc  BeA  AeDEc      c  b B   E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DacBac ddAE c BCdEE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 5 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

386,056 3,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 88 26 6 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 19 19 22 % 3,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDBAaDcCCEDBDEdDDadECDACecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdcBeCAdBDEACBDBAaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  aDbaCADcBcBBAEBAdDcDCCD a A  CaBCDCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBCaACCAECdeBCaEEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 7 59

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

196,370 92,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 21 14 85 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 394 394 394 672 % 92,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcD  dE              eb e cDCEC BDCda   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız   B    C BDEeC  BE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D             b             a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   ce         AE d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 4 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

221,577 76,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 337 337 337 558 % 76,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEcBCDB  D     a b cbCEECDACec CeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABeCAdacEAdec e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız       c                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   c   c     A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

190,939 95,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 26 41 53 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(689.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 404 404 404 689 % 95,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeeBdBECc      c   adDecaccDdECeceCdEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  ee A  b  cEeC CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  cD  b         dED             a     a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 12 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız cacedabda  A bECd b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 9 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

278,945 31,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 51 24 45 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 157 157 157 229 % 31,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAB DBAaD  Cd   EEeeC ECDACec CeDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DabB CbdBDE CeaBeaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dd     B Bc    daEcC  D        d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC  CbAECA BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,491 84,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 33 40 47 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(610.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 363 363 363 610 % 84,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 20 1 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBAcEbce ABdbcDbDadDeaecADCECeBcCEadeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız                        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DA D a  E e  BbDecD  C   cB  a e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız eacebDbCdB A A ed bc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 4 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

290,274 27,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 56 26 38 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 137 137 137 196 % 27,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABEeDDadd EE C BEDDECEADCECecDCbaCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC  aEeCACBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Db DCbcBEBBAbBdD  b                d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BeBD  CddB cc       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 5 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,385 65,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 39 34 47 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 299 299 299 475 % 65,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 15 1 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDaAeEbD CdeaddadeedDDECcADCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBAA DC  DEBd CBa e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   a  c  c c    eda                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız dacDc aC B e b   B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 6 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,165 44,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN A AMAL 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 213 213 213 322 % 44,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDc aD  aEba cdDeCEECDACbBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC e  EcCcDBe EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc     E   Db C                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DeceaDA CAEec    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

229,455 69,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 37 33 50 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 314 314 314 507 % 69,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECc   e E  a dEDDECEADdcCDceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeacAeceAdacBCcbaEab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız aeD            B D                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cD DaCd  d A e B d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

315,023 16,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 92 92 92 121 % 16,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECD  cB E  C aED cC AD ECDcDCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDaeABDC BDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DC cB B   BbDeA a    A   CB CE    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDd Cdde AbAEeCBd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 4 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

195,895 93,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE CEREN TÜL 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 397 397 397 675 % 93,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 13 8 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCD   D   E c bcceCcECDACDcECebcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız ea   e    E CaaBeddC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                                    a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eec C    d          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

338,210 10,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 73 31 16 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 59 59 59 74 % 10,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA ECbDade cEaC aEDeECcADCECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDBbAd C BDEBCACBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD aDabBBEBBAABaDC ca   DA BDCa eED CCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d dDADCCCeCAcAEC BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

247,684 54,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 42 27 51 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 258 258 258 398 % 54,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEcBCcB  D eaEDB EEDDCcECDACeBECeDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC d bE beDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız        b    B b   DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız beeeC  e b  e Be   b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

295,699 24,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 60 35 25 51 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 124 124 124 175 % 24,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDC c EE a BEDeECdcDCECbcDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBccdcCbcaEBC CBEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 17 10 13 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız daD  DCCcBEB A BaDCbDa   DA c aB eE  e C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cDdDCCC  ccAcd   d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

280,503 30,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 151 151 151 222 % 30,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADE deDBAaDECCdcBeEEDcCcEaDACbBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAe dBcEACeDcbCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   DC  bDc   B E                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbedCcA dAc A BCdE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 2 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

393,118 2,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 90 24 6 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 18 % 2,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECaDCABeEd CcBEDedCEADCECDcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBeAdcC BDEBCcCBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BBDAaDCbBBEBBAABEDeA C   DAdBDCBBeEDDCCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deBDADCCCBeAdAEeCBbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 16 3 73

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 1 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

306,977 19,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK TOPOĞLU 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 106 106 106 143 % 19,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDDaABCEE C BEDDcCcADCECDBeCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABcC BDEBCACBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B Db caaBc e   B D            b  C c CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız Bc DcbCbdebA Aced A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

346,238 8,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 74 24 22 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 53 53 53 65 % 8,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEABCbBA   CCE ec EDeCEEbDAeecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız ed BAC  BDE CBDB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Dd  AacBdBBAEB CDED C D BA bbBBCDCE C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbBBaDACCAc ABcCCc A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 3 55

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

250,258 53,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN KURT 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 252 252 252 387 % 53,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAcEABba   D  CE B EEDeCEECDcCbBECaDBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız      C   cdcCeaB dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    d   Dc   db B b E          C  C  E C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcaC dddAbbA cC  Eb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

244,526 58,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 43 36 41 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 271 271 271 421 % 58,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ecDBAdEeDa  e a    BcDcECEAeCECeBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBbAdcCAecdBC CBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  D CB      Bb   D     d   b  C  be  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e cadDCdb  A Acd ae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 2 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

298,436 22,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 60 32 28 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 119 119 119 164 % 22,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdBE DbCA  aE C BEDDdCbADCbCDdDCcEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDCAdcEeC  BEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 8 12 8,00 % 27

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 13 11 16 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaaA adbcBE BA  aD AD    cA   Ca e   CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d cDADCbCeeA AEe Bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 8 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

315,831 16,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 91 91 91 120 % 16,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA E BCDd C E aEDa dED CdcCDACbcECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  CcBAC   cEACe Bd Ea     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCabADcB BBAEB CD   b       C B  C  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DD BC ACCA e eBCCa e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 4 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

263,249 42,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 45 19 56 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(305.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 203 203 203 305 % 42,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECD   B  EeC BE e  EADCECDB CcE DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbABcCABDEeCbCBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Db ca  B                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e    a ddB   AEC Bd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

163,897 99,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMETSEFADEMİRCİ 120 20 53 47 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 416 416 416 723 % 99,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBeDEAB ed dD a c  a    dda  A    C   ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCceAe adcb CBa d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 15 20 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   DCBadecad a b    aea         acC a  dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 6 1 -1,50 % 0

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 1 17 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDcaaedadb bcd dbaab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 9 14

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

310,727 18,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MU TAFA SEZGİN 120 64 33 23 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 100 100 100 135 % 18,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAaEAdCcBACD CaEca dEDeCcbCDACecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBACbBBDEACeDaAaEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Da bcD B  B EBb DEc      A ae B eC  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DeBBC  CCAECAeBCCcaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 5 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

210,301 85,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 27 18 75 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 368 368 368 620 % 85,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız bcDBAdECc   B E      DD CcADdECcBDCEEa B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eabA De  ad C CBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız ce           bc     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

231,845 68,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 309 309 309 494 % 68,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 9 13 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADE dCDB      ED  EEcbCdE  c ecEC DBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d DE CBaBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  eD  a b    B     Dd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c   d  A  e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 5 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

205,995 87,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 33 49 38 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 374 374 374 635 % 87,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 17 7 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBecEecaC B aE C dccDbCdAc  CDa CEcaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcAdce     d dBdCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 6 13 21 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BD cadCc cBB  db         A  adcde  b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d  cdedd e dEAECdBbd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 6 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

254,996 49,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 235 235 235 358 % 49,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AeDBAdECbb AB    C BEDbECacDCcCDcDCEbabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdDC  DE C bBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D    E     ED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız        C    EA CCB c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 0 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

266,655 39,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 49 32 39 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 192 192 192 285 % 39,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdEec  cB bE C c* edaaADCECDcDCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcABDCc DEeCdCBE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dD dc C  E  A BbD  b               eC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BDce D bdB A AcCCBdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

336,079 10,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 71 26 23 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 60 60 60 77 % 10,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdBCDd CDc CE e EEDbCEcCDAebcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCbBACbBBDEACBaBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaD  bdDaB BcAc  eDEDCC  cBA    BC C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBcCaACCA Ce BC EdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 7 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

180,163 98,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 20 31 69 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 412 412 412 711 % 98,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 12 13 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeE  Cce C d a  a b ceCc  DAC cEC DBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız Da  AC dBc c       e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  Bbdadbc                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız b ccb da b  e       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 4 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

362,683 5,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUN *Ş 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 33 39 % 5,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBeBECDDCc  EdDC BED dCEcDCEeeBDCdECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbABDC BDEBCACBEdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız eBDAaD  cBEBBA B ae aC Ca A  DC BCE DCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD DCCaBeA AECCBAE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 6 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 2 0 67

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 2 1 67

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

242,733 59,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 41 31 48 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(433.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 281 281 281 433 % 59,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız aBAcEABeDBA b  aE B ccDbCEECDACecECDDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCc ACba cE dBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   bC   e    c   be                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDcdCb  dAb AcBd cce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

283,776 29,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 52 20 48 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 148 148 148 215 % 29,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEAcC B     CE c EcDeacECDACbBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdABACA BDb CBDB bEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC bAc c        Db b             C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DbBcC  CCAc   BC c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

311,682 17,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 64 31 25 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 98 98 98 130 % 17,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DadcEABeDd a a aE eDEcDDCcECDcCeBECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız cacBAC dBDE CBDB CEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 17 8 15 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCdbdD B BaAE cdDE b D   A  b B   E CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBCadCCAcCA BCec  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 11 6 50

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

358,687 6,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 79 26 15 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(46.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 38 38 46 % 6,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDBACDECCEecDEEDDCEECDACeBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dccE CeaBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC CeDcB BaAEB CDE CCe c A  ecBCeCE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBdC  dCAECAeBedE b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 13 4 59

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

211,719 84,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 365 365 365 612 % 84,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 17 10 8,75 % 22

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDcA ECc   e  E C adDebedceC CeBaCEae e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız C BbABDd  a B  CBE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D         BEDe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız d aD ead   c AaC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 4 9 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 1 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

324,708 13,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 69 34 17 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 76 76 76 101 % 13,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABECbDaed  d a BdDbbCEADaECbcDCEECDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CaBcABDCABDEeC aBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 13 6 7,75 % 26

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD acebcBEBB cdbDe Da dCDA e CB bE  CCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız BaBD DCCCeCA AEC BbE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 11 36

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

268,877 36,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 51 37 32 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 182 182 182 267 % 36,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAcaacba d    a BEcDcCbADdcCbceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDebABcC  aEeC CBE d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BcDAdDCCcBEBcA BcDC  aDa  A             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B cD DCCC eAcAcC Bbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 12 6 55

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

281,571 30,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 53 27 40 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(220.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 150 150 150 220 % 30,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaEbdCDB        B EEDaCaECDc ecECc BbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız bCbBAC dBDE CBDa CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDC   DcB Be E   Da  ba c A       CE CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDB aD ddA eAB C c d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 6 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

326,601 13,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 70 34 16 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 75 75 100 % 13,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEeBCDBAabceCEDcDEEDDCEECDACacECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaABAC B DEACeaBACEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 9 9 9,75 % 33

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BaDCebcacBcBBAEB bcE   DD     aeBC CE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eeBdC AaCAEbAcBCCadA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 8 32

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 2 0 100

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

287,737 27,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 139 139 139 202 % 27,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız  BADEABCc Aa   C  B dEDDC cCDcCbBE DDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC   DE C aB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DC  ADc  Bd    CDd  C       e  C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDB C   CA    BC cEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 3 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 2 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

254,344 50,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 47 40 33 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(363.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 237 237 237 363 % 50,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız caAaEbcbDB aD  dE a  bceCcECDcCeBbCeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCeBACdB Dd CeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız BBDCebADcBABdA     b C   D     ca       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DecBabACdAcCA ce aE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 4 41

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

334,116 11,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 72 31 17 64 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 61 61 80 % 11,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdCbBdCeEeCEDBccE DCEECDACbcECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAC BBDEACeDBdCEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız aBDCd bacB BBAEB  DED aa D    e BCDC  CC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D edC dCdAECAeaCecEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 7 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

292,443 25,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCA 120 58 33 29 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 131 131 131 186 % 25,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDB BECcD    EE C cbDbdabADCECeaeCEaC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız bDBbAdDC BcEBCbCBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 9 12 6,75 % 23

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B a BDbbc  B A cEDdcab   DA   C   E  CCC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B caADaCa Cc AECCBeE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 7 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 8 36

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 3 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

209,343 85,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
UĞUR BATUHAN KATIL 120 30 32 58 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 369 369 369 623 % 85,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DeAcEAdC B  DE  E c bcDDCEaCDcCbaECeDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eCbBAe d ccdadD    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 8 21 -1,00 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız cd  a be    a d   D  b           a     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  ec      A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 7 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,049 50,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 42 19 59 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 241 241 241 368 % 50,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAd c  C   d  B EcDDadECDAC BECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC  dcE CBDB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a B  D         eDd     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   e b   CAd A  e   e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 4 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

257,099 47,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 230 230 230 344 % 47,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız bBADEABCDB  D  Cb c Ec De ECDACeBEC  Bba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAecBBbEbCB BdaEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B Db aceaB  B d   bdc    D   Cb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  DecaD a Ac A Be E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 4 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 9 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

264,301 41,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 47 26 47 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 200 200 200 301 % 41,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECbD  B cd   BEDabCdADCECeaeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  DBbAdcC dDdeC  BE A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D    EBd  B DC aC d  c   CB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız deeDA    B d  E C A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 3 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

0,000 100,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YAMAN KİRA *ĞLU 120 2 18 100 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 417 417 417 725 % 100,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 18 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız eecabdBacebdacadEbce                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 0 6 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

271,932 35,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(256.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 173 173 173 256 % 35,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeEeBCcB  D  CE e EEDeCEcCDACbcECbDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbBAC dBDE CBaB CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D  b D   Bc    dDE                  C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eDcda  bdAEb   C E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

313,693 16,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 63 25 32 56 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 94 94 94 123 % 16,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 88 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCb ACbd CEaBbEED CaECDcCbcdCDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdceAe BBbEACBDBACEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B DCB  D B BcAE    d    D       Ba C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDBBC  CCAdCAeBCCaE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme D

1

%1,14

1

%1,14

7

%7,95

76

%86,36

2

%2,27

1

%1,14
 

Doğru (%86,36)

Yanlış (%12,50)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

10

%11,36

69

%78,41

2

%2,27

1

%1,14

3

%3,41

3

%3,41
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%18,18)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam A

81

%92,05

1

%1,14

1

%1,14

1

%1,14

3

%3,41

1

%1,14
 

Doğru (%92,05)

Yanlış (%6,82)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Deyimler ve Atasözleri D

16

%18,18
 

43

%48,86

20

%22,73

5

%5,68

4

%4,55
 

Doğru (%22,73)

Yanlış (%72,73)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Söz Öbeklerinde Anlam E

1

%1,14

1

%1,14
  

85

%96,59

1

%1,14
 

Doğru (%96,59)

Yanlış (%2,27)

Boş (%1,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam A

61

%69,32

2

%2,27

5

%5,68

7

%7,95

5

%5,68

8

%9,09
 

Doğru (%69,32)

Yanlış (%21,59)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümlede Kavramlar B  

50

%56,82

7

%7,95

22

%25,00

2

%2,27

7

%7,95
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%35,23)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 İki Cümleyi Birleştirme C

2

%2,27

14

%15,91

58

%65,91
 

9

%10,23

5

%5,68
 

Doğru (%65,91)

Yanlış (%28,41)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri D

2

%2,27

10

%11,36

23

%26,14

46

%52,27

1

%1,14

6

%6,82
 

Doğru (%52,27)

Yanlış (%40,91)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Büyük Harflerin Yazılışı B  

37

%42,05

4

%4,55

14

%15,91

12

%13,64

21

%23,86
 

Doğru (%42,05)

Yanlış (%34,09)

Boş (%23,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Ses Bilgisi - Karma A

22

%25,00

1

%1,14

9

%10,23

12

%13,64

3

%3,41

41

%46,59
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%28,41)

Boş (%46,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Tamlamalar - Karma C

19

%21,59

1

%1,14

27

%30,68

2

%2,27
 

39

%44,32
 

Doğru (%30,68)

Yanlış (%25,00)

Boş (%44,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

4

%4,55

7

%7,95
 

43

%48,86

2

%2,27

32

%36,36
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%14,77)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Fiilimsiler - Karma E

5

%5,68

4

%4,55

7

%7,95

4

%4,55

31

%35,23

37

%42,05
 

Doğru (%35,23)

Yanlış (%22,73)

Boş (%42,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Karma Dil Bilgisi C

3

%3,41

1

%1,14

11

%12,50

1

%1,14

5

%5,68

67

%76,14
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%11,36)

Boş (%76,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Kök ve Kök Çeşitleri C

14

%15,91

1

%1,14

50

%56,82

5

%5,68
 

18

%20,45
 

Doğru (%56,82)

Yanlış (%22,73)

Boş (%20,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cümlenin Ögeleri - Karma E  

1

%1,14

3

%3,41

14

%15,91

45

%51,14

25

%28,41
 

Doğru (%51,14)

Yanlış (%20,45)

Boş (%28,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Cümle Türleri - Karma D

5

%5,68

5

%5,68

7

%7,95

11

%12,50

4

%4,55

56

%63,64
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%23,86)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Noktalama İşaretleri - Karma B

18

%20,45

43

%48,86

11

%12,50

2

%2,27

6

%6,82

8

%9,09
 

Doğru (%48,86)

Yanlış (%42,05)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Zamir Türleri D

1

%1,14

4

%4,55

6

%6,82

11

%12,50

3

%3,41

63

%71,59
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%15,91)

Boş (%71,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E

1

%1,14

9

%10,23

12

%13,64

15

%17,05

38

%43,18

13

%14,77
 

Doğru (%43,18)

Yanlış (%42,05)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Düşünceyi Geliştirme Yolları E  

2

%2,27

11

%12,50

11

%12,50

55

%62,50

8

%9,09

1

%1,14

Doğru (%62,50)

Yanlış (%28,41)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafı İkiye Ayırma D   

12

%13,64

67

%76,14

2

%2,27

7

%7,95
 

Doğru (%76,14)

Yanlış (%15,91)

Boş (%7,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

2

%2,27

16

%18,18

2

%2,27

33

%37,50

27

%30,68

8

%9,09
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%53,41)

Boş (%9,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

9

%10,23
 

69

%78,41

1

%1,14

4

%4,55

5

%5,68
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%15,91)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%4,55

5

%5,68

23

%26,14

13

%14,77

29

%32,95

14

%15,91
 

Doğru (%32,95)

Yanlış (%51,14)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

3

%3,41

3

%3,41

21

%23,86
 

55

%62,50

6

%6,82
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%30,68)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

3

%3,41

1

%1,14

69

%78,41

4

%4,55

1

%1,14

10

%11,36
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%10,23)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D  

1

%1,14

1

%1,14

81

%92,05

2

%2,27

3

%3,41
 

Doğru (%92,05)

Yanlış (%4,55)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

57

%64,77

2

%2,27

26

%29,55
  

3

%3,41
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%31,82)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C  

1

%1,14

75

%85,23

3

%3,41

4

%4,55

5

%5,68
 

Doğru (%85,23)

Yanlış (%9,09)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

2

%2,27

17

%19,32

1

%1,14

18

%20,45

44

%50,00

6

%6,82
 

Doğru (%20,45)

Yanlış (%72,73)

Boş (%6,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

4

%4,55

31

%35,23

47

%53,41

2

%2,27
 

4

%4,55
 

Doğru (%35,23)

Yanlış (%60,23)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36 Paragrafın Yorumlanması E  

3

%3,41

2

%2,27

6

%6,82

70

%79,55

7

%7,95
 

Doğru (%79,55)

Yanlış (%12,50)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

82

%93,18

2

%2,27

2

%2,27

2

%2,27
 

Doğru (%93,18)

Yanlış (%4,55)

Boş (%2,27)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Paragrafın Yorumlanması D

3

%3,41

3

%3,41

3

%3,41

49

%55,68

19

%21,59

11

%12,50
 

Doğru (%55,68)

Yanlış (%31,82)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

5

%5,68

4

%4,55

66

%75,00

3

%3,41

10

%11,36
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%13,64)

Boş (%11,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

2

%2,27

75

%85,23

2

%2,27

1

%1,14

4

%4,55

4

%4,55
 

Doğru (%85,23)

Yanlış (%10,23)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

15

%17,05

6

%6,82

8

%9,09

1

%1,14

56

%63,64

2

%2,27
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%34,09)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

25

%28,41
 

52

%59,09

1

%1,14

2

%2,27

8

%9,09
 

Doğru (%59,09)

Yanlış (%31,82)

Boş (%9,09)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D

5

%5,75

2

%2,30

1

%1,15

50

%57,47

21

%24,14

8

%9,20
 

Doğru (%57,47)

Yanlış (%33,33)

Boş (%9,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

C
12

%13,79

1

%1,15

53

%60,92

9

%10,34

2

%2,30

9

%10,34

1

%1,15

Doğru (%60,92)

Yanlış (%28,74)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

A
13

%14,94

36

%41,38

24

%27,59
 

6

%6,90

8

%9,20
 

Doğru (%14,94)

Yanlış (%75,86)

Boş (%9,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B
4

%4,60

73

%83,91
  

4

%4,60

6

%6,90
 

Doğru (%83,91)

Yanlış (%9,20)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel
esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından
analiz eder.

A
74

%85,06

2

%2,30

1

%1,15

1

%1,15

2

%2,30

7

%8,05
 

Doğru (%85,06)

Yanlış (%6,90)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Türkiye'deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar. C

1

%1,15

1

%1,15

70

%80,46

2

%2,30

12

%13,79

1

%1,15
 

Doğru (%80,46)

Yanlış (%18,39)

Boş (%1,15)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun
yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. A

11

%12,64

7

%8,05

2

%2,30

1

%1,15
 

66

%75,86
 

Doğru (%12,64)

Yanlış (%11,49)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde
kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. B

3

%3,45

26

%29,89

2

%2,30

36

%41,38

4

%4,60

16

%18,39
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%51,72)

Boş (%18,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve
küresel etkileri açısından analiz eder. B

2

%2,30

35

%40,23

3

%3,45

8

%9,20

1

%1,15

38

%43,68
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%16,09)

Boş (%43,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. D  

3

%3,45

35

%40,23

35

%40,23
 

14

%16,09
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%43,68)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E  

4

%4,60

2

%2,30

6

%6,90

69

%79,31

6

%6,90
 

Doğru (%79,31)

Yanlış (%13,79)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

25

%28,74

4

%4,60

7

%8,05

4

%4,60
 

47

%54,02
 

Doğru (%28,74)

Yanlış (%17,24)

Boş (%54,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

2

%2,30

1

%1,15

73

%83,91

7

%8,05
 

4

%4,60
 

Doğru (%83,91)

Yanlış (%11,49)

Boş (%4,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

1

%1,15

40

%45,98

1

%1,15

5

%5,75

31

%35,63

9

%10,34
 

Doğru (%45,98)

Yanlış (%43,68)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. D

26

%29,89

1

%1,15

9

%10,34

44

%50,57
 

7

%8,05
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%41,38)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. B

4

%4,60

73

%83,91

2

%2,30

1

%1,15
 

7

%8,05
 

Doğru (%83,91)

Yanlış (%8,05)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. A

20

%22,99

5

%5,75

1

%1,15

19

%21,84

5

%5,75

37

%42,53
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%34,48)

Boş (%42,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya
özen gösterir. C

15

%17,24

3

%3,45

38

%43,68

11

%12,64
 

20

%22,99
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%33,33)

Boş (%22,99)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı
bölgelerindeki etkilerini fark eder. E

1

%1,15
  

4

%4,60

76

%87,36

6

%6,90
 

Doğru (%87,36)

Yanlış (%5,75)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir. C

6

%6,90

6

%6,90

59

%67,82

1

%1,15

1

%1,15

14

%16,09
 

Doğru (%67,82)

Yanlış (%16,09)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E   

1

%1,15
  

86

%98,85
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,15)

Boş (%98,85)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. A      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D      

87

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B

4

%4,71

42

%49,41

1

%1,18

1

%1,18

2

%2,35

35

%41,18
 

Doğru (%49,41)

Yanlış (%9,41)

Boş (%41,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. B

17

%20,00

9

%10,59

2

%2,35

5

%5,88

5

%5,88

47

%55,29
 

Doğru (%10,59)

Yanlış (%34,12)

Boş (%55,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

5

%5,88

2

%2,35
 

71

%83,53
 

7

%8,24
 

Doğru (%83,53)

Yanlış (%8,24)

Boş (%8,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. C

5

%5,88

4

%4,71

31

%36,47

8

%9,41

4

%4,71

33

%38,82
 

Doğru (%36,47)

Yanlış (%24,71)

Boş (%38,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Sayı Kümeleri B

10

%11,76

8

%9,41

3

%3,53

4

%4,71

4

%4,71

56

%65,88
 

Doğru (%9,41)

Yanlış (%24,71)

Boş (%65,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler C

9

%10,59

20

%23,53

18

%21,18

1

%1,18
 

37

%43,53
 

Doğru (%21,18)

Yanlış (%35,29)

Boş (%43,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

19

%22,35

10

%11,76

5

%5,88

4

%4,71

1

%1,18

46

%54,12
 

Doğru (%22,35)

Yanlış (%23,53)

Boş (%54,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

D
8

%9,41

5

%5,88

11

%12,94

49

%57,65

4

%4,71

8

%9,41
 

Doğru (%57,65)

Yanlış (%32,94)

Boş (%9,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem
ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini
bulur.

B
4

%4,71

8

%9,41

37

%43,53

1

%1,18
 

35

%41,18
 

Doğru (%9,41)

Yanlış (%49,41)

Boş (%41,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B

1

%1,18

43

%50,59

3

%3,53
 

2

%2,35

36

%42,35
 

Doğru (%50,59)

Yanlış (%7,06)

Boş (%42,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. A

4

%4,71

1

%1,18

5

%5,88

2

%2,35
 

73

%85,88
 

Doğru (%4,71)

Yanlış (%9,41)

Boş (%85,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. B  

44

%51,76

3

%3,53
  

38

%44,71
 

Doğru (%51,76)

Yanlış (%3,53)

Boş (%44,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki
önermenin denkliğini ve önermenin değilini
açıklar.

B
4

%4,71

45

%52,94

9

%10,59

10

%11,76

3

%3,53

14

%16,47
 

Doğru (%52,94)

Yanlış (%30,59)

Boş (%16,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. A

37

%43,53

2

%2,35
   

46

%54,12
 

Doğru (%43,53)

Yanlış (%2,35)

Boş (%54,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sayı Kümeleri E

1

%1,18

2

%2,35

3

%3,53

2

%2,35

44

%51,76

33

%38,82
 

Doğru (%51,76)

Yanlış (%9,41)

Boş (%38,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Polinomların Çarpanlara Ayrılması B  

31

%36,47

1

%1,18

3

%3,53

2

%2,35

48

%56,47
 

Doğru (%36,47)

Yanlış (%7,06)

Boş (%56,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Sayı Kümeleri A

9

%10,59

5

%5,88

5

%5,88

1

%1,18
 

65

%76,47
 

Doğru (%10,59)

Yanlış (%12,94)

Boş (%76,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

1

%1,18

2

%2,35

16

%18,82

9

%10,59

15

%17,65

42

%49,41
 

Doğru (%18,82)

Yanlış (%31,76)

Boş (%49,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

5

%5,88

1

%1,18

3

%3,53

57

%67,06
 

19

%22,35
 

Doğru (%67,06)

Yanlış (%10,59)

Boş (%22,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. E

8

%9,41

14

%16,47

4

%4,71

12

%14,12

29

%34,12

18

%21,18
 

Doğru (%34,12)

Yanlış (%44,71)

Boş (%21,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-26

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D  

1

%1,18

7

%8,24

18

%21,18

1

%1,18

58

%68,24
 

Doğru (%21,18)

Yanlış (%10,59)

Boş (%68,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

2

%2,35

4

%4,71

16

%18,82

7

%8,24
 

56

%65,88
 

Doğru (%18,82)

Yanlış (%15,29)

Boş (%65,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C

10

%11,76

3

%3,53

17

%20,00

1

%1,18
 

54

%63,53
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%16,47)

Boş (%63,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

3

%3,53
 

2

%2,35

7

%8,24

2

%2,35

71

%83,53
 

Doğru (%8,24)

Yanlış (%8,24)

Boş (%83,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-30

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. D

1

%1,18
  

12

%14,12
 

72

%84,71
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%1,18)

Boş (%84,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

10

%11,76

3

%3,53

5

%5,88

12

%14,12
 

55

%64,71
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%21,18)

Boş (%64,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B  

7

%8,24

2

%2,35
 

1

%1,18

75

%88,24
 

Doğru (%8,24)

Yanlış (%3,53)

Boş (%88,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

30

%35,29
 

2

%2,35

2

%2,35

1

%1,18

50

%58,82
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%5,88)

Boş (%58,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve
çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. E   

2

%2,35

2

%2,35
 

81

%95,29
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%4,71)

Boş (%95,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. C

5

%5,88

2

%2,35

4

%4,71
  

74

%87,06
 

Doğru (%4,71)

Yanlış (%8,24)

Boş (%87,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C

1

%1,18

6

%7,06

12

%14,12
 

12

%14,12

54

%63,53
 

Doğru (%14,12)

Yanlış (%22,35)

Boş (%63,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B

2

%2,35

5

%5,88

3

%3,53

1

%1,18

2

%2,35

72

%84,71
 

Doğru (%5,88)

Yanlış (%9,41)

Boş (%84,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgenlerin Benzerliği B

5

%5,88

26

%30,59

2

%2,35
 

1

%1,18

51

%60,00
 

Doğru (%30,59)

Yanlış (%9,41)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C

5

%5,88

6

%7,06

30

%35,29

2

%2,35
 

42

%49,41
 

Doğru (%35,29)

Yanlış (%15,29)

Boş (%49,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi D  

3

%3,53
 

11

%12,94

3

%3,53

68

%80,00
 

Doğru (%12,94)

Yanlış (%7,06)

Boş (%80,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Çokgenler C

4

%4,71
 

31

%36,47

1

%1,18

2

%2,35

47

%55,29
 

Doğru (%36,47)

Yanlış (%8,24)

Boş (%55,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Dikdörtgen E    

2

%2,35

18

%21,18

65

%76,47
 

Doğru (%21,18)

Yanlış (%2,35)

Boş (%76,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgende Alan D

2

%2,35

1

%1,18

1

%1,18

3

%3,53
 

78

%91,76
 

Doğru (%3,53)

Yanlış (%4,71)

Boş (%91,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar C

1

%1,18

2

%2,35

27

%31,76

1

%1,18

4

%4,71

50

%58,82
 

Doğru (%31,76)

Yanlış (%9,41)

Boş (%58,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 [1] Prizmalar [2] Piramitler C

1

%1,18
 

20

%23,53
 

4

%4,71

60

%70,59
 

Doğru (%23,53)

Yanlış (%5,88)

Boş (%70,59)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

4

%4,60

3

%3,45

2

%2,30

57

%65,52

10

%11,49

11

%12,64
 

Doğru (%65,52)

Yanlış (%21,84)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. D

7

%8,05

7

%8,05
 

42

%48,28

13

%14,94

18

%20,69
 

Doğru (%48,28)

Yanlış (%31,03)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. B

3

%3,45

26

%29,89

43

%49,43

1

%1,15

7

%8,05

7

%8,05
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%62,07)

Boş (%8,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. B

2

%2,30

27

%31,03

6

%6,90

25

%28,74

13

%14,94

14

%16,09
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%52,87)

Boş (%16,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İş, Enerji ve Güç C

16

%18,39

5

%5,75

46

%52,87

2

%2,30

3

%3,45

15

%17,24
 

Doğru (%52,87)

Yanlış (%29,89)

Boş (%17,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. D

9

%10,34

4

%4,60

5

%5,75

7

%8,05

7

%8,05

55

%63,22
 

Doğru (%8,05)

Yanlış (%28,74)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Kırılma A

24

%27,59

1

%1,15

3

%3,45

21

%24,14

2

%2,30

36

%41,38
 

Doğru (%27,59)

Yanlış (%31,03)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. C

11

%12,64

3

%3,45

30

%34,48

18

%20,69

1

%1,15

24

%27,59
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%37,93)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

C
1

%1,15

6

%6,90

37

%42,53

25

%28,74

1

%1,15

17

%19,54
 

Doğru (%42,53)

Yanlış (%37,93)

Boş (%19,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Maddenin Fiziksel Hâlleri A

72

%82,76

8

%9,20
 

1

%1,15
 

6

%6,90
 

Doğru (%82,76)

Yanlış (%10,34)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Kimyanın Temel Kanunları E

1

%1,15

3

%3,45

12

%13,79

3

%3,45

20

%22,99

48

%55,17
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%21,84)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. C

1

%1,15

11

%12,64

20

%22,99
 

10

%11,49

45

%51,72
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%25,29)

Boş (%51,72)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. A

47

%54,02
 

9

%10,34

4

%4,60

7

%8,05

20

%22,99
 

Doğru (%54,02)

Yanlış (%22,99)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. B

1

%1,15

21

%24,14

2

%2,30

1

%1,15

18

%20,69

44

%50,57
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%25,29)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve
minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini
kurar.

B
3

%3,45

53

%60,92

4

%4,60
  

27

%31,03
 

Doğru (%60,92)

Yanlış (%8,05)

Boş (%31,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

C   
41

%47,13

7

%8,05

19

%21,84

20

%22,99
 

Doğru (%47,13)

Yanlış (%29,89)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Mayozu açıklar. C

1

%1,15

3

%3,45

22

%25,29

11

%12,64

3

%3,45

47

%54,02
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%20,69)

Boş (%54,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. E

6

%6,90
 

23

%26,44
 

38

%43,68

20

%22,99
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%33,33)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. E

5

%5,75

1

%1,15

5

%5,75

6

%6,90

27

%31,03

43

%49,43
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%19,54)

Boş (%49,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. A

16

%18,39

29

%33,33
 

4

%4,60

8

%9,20

30

%34,48
 

Doğru (%18,39)

Yanlış (%47,13)

Boş (%34,48)
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