
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 35 4 34,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 9 0 9,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 107 8 105,00 455,891 19

2 0 İCLAL SEVER  MS 39 1 38,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 5 1 4,75 105 7 103,25 450,198 28

3 0 DAMLA KİŞİN  MS 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 1 24,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 104 11 101,25 443,756 36

4 0 ARDA EKEN  MS 35 3 34,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 22 1 21,75 9 1 8,75 7 0 7,00 7 0 7,00 2 3 1,25 99 10 96,50 430,252 52

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 38 2 37,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 98 15 94,25 423,542 73

6 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 38 1 37,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 19 3 18,25 5 0 5,00 6 0 6,00 5 2 4,50 6 0 6,00 95 6 93,50 421,689 76

7 0 IŞIL ELMAS  MS 37 1 36,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 25 0 25,00 9 0 9,00 5 2 4,50 6 0 6,00 2 3 1,25 95 9 92,75 418,389 94

8 0 BAŞAK DURMAZ  MS 38 2 37,50 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 0 25,00 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 95 10 92,50 417,734 96

9 0 ARDA KARACA  MS 35 4 34,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 0 27,00 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 95 13 91,75 415,808 100

10 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 2 35,50 4 0 4,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 25 2 24,50 8 0 8,00 4 3 3,25 4 0 4,00 4 2 3,50 93 11 90,25 410,888 109

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 36 3 35,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 26 2 25,50 5 1 4,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 93 13 89,75 410,192 110

12 0 AYBERK ŞAM  MS 36 3 35,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 5 23,75 8 2 7,50 3 3 2,25 6 0 6,00 2 2 1,50 93 18 88,50 405,558 127

13 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 7 1 6,75 3 4 2,00 6 1 5,75 1 4 0,00 94 22 88,50 405,191 128

14 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 9 1 8,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 94 25 87,75 404,411 132

15 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 38 2 37,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 25 2 24,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 4 2,00 4 1 3,75 90 15 86,25 398,401 147

16 0 SEZGİN  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 5 20,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 91 23 85,25 397,055 149

17 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 38 2 37,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 2 24,50 2 1 1,75 5 1 4,75 3 0 3,00 0 2 -0,50 88 12 85,00 394,744 157

18 0 ZEYNEP ERBAY  MS 36 2 35,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 87 10 84,50 394,582 159

19 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 19 6 17,50 6 2 5,50 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 89 24 83,00 390,159 171

20 0 ARDA HIZLI  MS 37 3 36,25 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 21 0 21,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 85 10 82,50 388,237 178

21 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 18 4 17,00 8 0 8,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 3 2,25 87 19 82,25 387,106 180

22 0 AYÇA POLAT  MS 35 3 34,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 1 2,75 22 1 21,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 81 11 78,25 375,611 210

23 0 FATİH KURFALLI  MS 36 2 35,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 2 16,50 4 1 3,75 5 2 4,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 80 12 77,00 371,480 230

24 0 RABİA FİDAN  MS 32 8 30,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 4 21,00 6 3 5,25 5 2 4,50 4 3 3,25 2 3 1,25 84 29 76,75 371,098 233

25 0 HATİCE ATASOY  MS 31 5 29,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 0 4,00 3 1 2,75 80 16 76,00 369,406 243

26 0 MUHAMMED ENES BAKICI MS 30 9 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 25 3 24,25 5 1 4,75 5 2 4,50 3 2 2,50 3 3 2,25 83 28 76,00 368,981 245

27 0 TALHA GÜRCAN  MS 25 14 21,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 21 5 19,75 6 2 5,50 5 2 4,50 3 1 2,75 4 2 3,50 82 27 75,25 367,315 251

28 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 22 4 21,00 8 2 7,50 3 4 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 83 30 75,50 367,050 253

29 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 23 1 22,75 1 3 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 3 3 2,25 79 22 73,50 361,425 288
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

30 0 CAN BORNEDAY  MS 37 2 36,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 17 0 17,00 2 5 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 76 15 72,25 357,169 300

31 0 ARDA YILDIRIM  MS 36 2 35,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 19 1 18,75 1 1 0,75 4 2 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 75 13 71,75 356,123 309

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 34 4 33,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 16 4 15,00 2 0 2,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 1 1,75 73 18 68,50 346,678 349

33 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 38 2 37,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 7 14,25 3 4 2,00 3 3 2,25 3 3 2,25 4 2 3,50 76 30 68,50 346,559 351

34 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 29 5 27,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 23 3 22,25 2 0 2,00 3 4 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 72 20 67,00 342,075 373

35 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 70 14 66,50 340,686 379

36 0 EMİN PALA  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 22 5 20,75 2 3 1,25 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 74 30 66,50 339,899 381

37 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 23 2 22,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 71 18 66,50 339,681 384

38 0 EDHEM GÖRAL  MS 34 5 32,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 4 15,00 0 1 -0,25 5 2 4,50 1 3 0,25 3 2 2,50 70 22 64,50 334,805 409

39 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 17 2 16,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 69 20 64,00 333,365 418

40 0 KAAN SEMİH KURT  MS 35 2 34,50 17 4 16,00 6 0 6,00 4 2 3,50 3 1 2,75 2 3 1,25 67 12 64,00 333,258 419

41 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 37 1 36,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 66 9 63,75 332,835 424

42 0 FEYZA ERGÜL  MS 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 14 1 13,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 69 21 63,75 332,316 429

43 0 BEYZA DURSUN  MS 36 2 35,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 2 2,50 12 6 10,50 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 67 17 62,75 329,107 446

44 0 MUSTAFA KÖSE  MS 32 7 30,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 17 8 15,00 1 3 0,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 70 32 62,00 327,158 456

45 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 33 4 32,00 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 24 2 23,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 70 32 62,00 325,794 467

46 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 8 26,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 22 5 20,75 3 0 3,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 68 28 61,00 323,770 483

47 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 30 7 28,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 16 2 15,50 1 1 0,75 5 2 4,50 3 1 2,75 2 2 1,50 66 23 60,25 322,751 488

48 0 BİLGE TAŞKIN  MS 31 6 29,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 16 5 14,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 66 23 60,25 322,207 493

49 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 36 4 35,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 2 13,50 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 65 17 60,75 322,093 494

50 0 EYLÜL ASYA SEZER  MS 33 7 31,25 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 17 4 16,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 67 28 60,00 321,301 496

51 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 27 11 24,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 21 7 19,25 3 2 2,50 4 3 3,25 2 2 1,50 1 4 0,00 68 34 59,50 319,754 508

52 0 EMİRHAN BOZ  MS 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 15 6 13,50 1 1 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 66 33 57,75 314,731 537

53 0 SARP SÜTUNÇ  MS 31 6 29,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 62 20 57,00 312,382 550

54 0 ARDA SÖZER  MS 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 15 3 14,25 3 1 2,75 3 3 2,25 3 2 2,50 1 0 1,00 61 21 55,75 309,021 574

55 0 MEHMET ARDA EREN  MS 34 4 33,00 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 0 6,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 59 12 56,00 309,016 575

56 0 YASİN YAŞAR  MS 33 6 31,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 14 4 13,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 62 28 55,00 306,224 604

57 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 32 7 30,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 59 20 54,00 303,659 619

58 0 DURU NEHİR SAYRACI  MS 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 15 4 14,00 5 1 4,75 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 61 34 52,50 298,702 649
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR

59 0 OZAN KUZEY MOL  MS 29 8 27,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 2 7,50 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 57 20 52,00 297,594 657

60 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 32 6 30,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 15 2 14,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 55 19 50,25 291,479 694

61 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 31 7 29,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 4 0,00 3 0 3,00 4 2 3,50 53 16 49,00 289,336 710

62 0 DİDEM ERDEM  MS 32 6 30,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 8 5 6,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 53 22 47,50 284,241 750

63 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 13 47,75 284,184 753

64 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 24 6 22,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 12 2 11,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 1 1,75 1 3 0,25 52 24 46,00 280,109 782

65 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 31 7 29,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 49 12 46,00 279,168 787

66 0 HİLAL TEKİN  MS 34 4 33,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 6 -0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 3 0 3,00 0 4 -1,00 51 23 45,25 277,316 801

67 0 MUHAMMED TAŞ  MS 28 11 25,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 7 8 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 52 34 43,50 272,398 833

68 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 34 2 33,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 46 17 41,75 267,045 871

69 0 CEREN TÜL  MS 32 5 30,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 46 28 39,00 258,398 921

70 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 29 7 27,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 3 3,25 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 45 25 38,75 257,861 926

71 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 25 13 21,75 1 0 1,00 1 1 0,75 13 4 12,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 45 28 38,00 256,375 932

72 0 SUDE DİNÇ  MS 29 6 27,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 5 4,75 2 1 1,75 1 1 0,75 41 17 36,75 252,567 943

73 0 ESMA ÇİÇEK  MS 30 7 28,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 40 18 35,50 248,291 966

74 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 21 8 19,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 7 2 6,50 0 7 -1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 43 33 34,75 246,915 973

75 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 21 10 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 41 27 34,25 245,071 978

76 0 RABİA KAYA  MS 24 7 22,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 3 3,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 38 20 33,00 242,248 996

77 0 EREN AKBAŞ  MS 13 6 11,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 31 13 27,75 226,305 1046

78 0 ALİ YÖKSEL  MS 15 15 11,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 28 24 22,00 209,341 1095

79 0 DİCLE KAYA  MS 21 5 19,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 9 20,75 205,368 1106

80 0 NAGİHAN ERTEM  MS 19 8 17,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 0 2,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 27 25 20,75 205,098 1108

81 0 SILA DİLBAZ  MS 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 1153
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,95 6,23 28,40 2,57 1,50 2,19 1,96 1,38 1,61 2,82 0,73 2,63 3,19 1,08 2,92 0,01 0,01 0,01 13,95 3,25 13,14 2,33 0,70 2,15 1,96 1,88 1,49 2,05 1,13 1,76 1,52 1,46 1,16 62,3119,35 57,46 313,420

Okul Ortalaması 30,92 5,80 29,47 2,91 1,45 2,55 2,06 1,44 1,70 3,08 0,71 2,90 3,41 1,09 3,13 0,00 0,00 0,00 13,46 2,87 12,74 2,03 0,58 1,88 1,97 1,84 1,51 1,95 1,00 1,70 1,60 1,33 1,26 63,3918,11 58,84 317,720

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 35 4 34,00 16 2 15,50 37 1 36,75 19 1 18,75 107 8 105,00 455,891 1 9 9 9 19

2 0 İCLAL SEVER  MS 39 1 38,75 17 3 16,25 32 1 31,75 17 2 16,50 105 7 103,25 450,198 2 13 13 13 28

3 0 DAMLA KİŞİN  MS 38 2 37,50 17 3 16,25 34 1 33,75 15 5 13,75 104 11 101,25 443,756 3 16 16 16 36

4 0 ARDA EKEN  MS 35 3 34,25 17 2 16,50 31 2 30,50 16 3 15,25 99 10 96,50 430,252 4 19 19 19 52

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 38 2 37,50 16 4 15,00 28 5 26,75 16 4 15,00 98 15 94,25 423,542 5 26 26 27 73

6 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 38 1 37,75 16 0 16,00 24 3 23,25 17 2 16,50 95 6 93,50 421,689 6 28 28 29 76

7 0 IŞIL ELMAS  MS 37 1 36,75 11 3 10,25 34 0 34,00 13 5 11,75 95 9 92,75 418,389 7 33 33 35 94

8 0 BAŞAK DURMAZ  MS 38 2 37,50 14 3 13,25 30 1 29,75 13 4 12,00 95 10 92,50 417,734 8 34 34 36 96

9 0 ARDA KARACA  MS 35 4 34,00 13 4 12,00 33 1 32,75 14 4 13,00 95 13 91,75 415,808 9 35 35 37 100

10 0 BEREN ŞAHİN  MS 36 2 35,50 12 2 11,50 33 2 32,50 12 5 10,75 93 11 90,25 410,888 10 36 36 38 109

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 36 3 35,25 11 4 10,00 31 3 30,25 15 3 14,25 93 13 89,75 410,192 11 37 37 39 110

12 0 AYBERK ŞAM  MS 36 3 35,25 13 3 12,25 33 7 31,25 11 5 9,75 93 18 88,50 405,558 12 40 40 42 127

13 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 34 6 32,50 16 4 15,00 34 3 33,25 10 9 7,75 94 22 88,50 405,191 13 41 41 43 128

14 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 29 11 26,25 14 6 12,50 36 3 35,25 15 5 13,75 94 25 87,75 404,411 14 44 44 46 132

15 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 38 2 37,50 15 4 14,00 28 2 27,50 9 7 7,25 90 15 86,25 398,401 15 48 48 50 147

16 0 SEZGİN  MS 33 7 31,25 17 3 16,25 26 8 24,00 15 5 13,75 91 23 85,25 397,055 16 49 49 51 149

17 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 38 2 37,50 15 4 14,00 27 3 26,25 8 3 7,25 88 12 85,00 394,744 17 53 53 55 157

18 0 ZEYNEP ERBAY  MS 36 2 35,50 18 1 17,75 19 2 18,50 14 5 12,75 87 10 84,50 394,582 18 54 54 56 159

19 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 34 6 32,50 16 4 15,00 25 8 23,00 14 6 12,50 89 24 83,00 390,159 19 58 58 60 171

20 0 ARDA HIZLI  MS 37 3 36,25 15 2 14,50 21 0 21,00 12 5 10,75 85 10 82,50 388,237 20 60 60 62 178

21 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 32 8 30,00 19 0 19,00 26 4 25,00 10 7 8,25 87 19 82,25 387,106 21 61 61 63 180

22 0 AYÇA POLAT  MS 35 3 34,25 10 3 9,25 25 1 24,75 11 4 10,00 81 11 78,25 375,611 22 77 77 79 210

23 0 FATİH KURFALLI  MS 36 2 35,50 14 2 13,50 21 3 20,25 9 5 7,75 80 12 77,00 371,480 23 83 83 85 230

24 0 RABİA FİDAN  MS 32 8 30,00 13 6 11,50 28 7 26,25 11 8 9,00 84 29 76,75 371,098 24 84 84 86 233

25 0 HATİCE ATASOY  MS 31 5 29,75 12 3 11,25 25 5 23,75 12 3 11,25 80 16 76,00 369,406 25 88 88 91 243

26 0 MUHAMMED ENES BAKICI MS 30 9 27,75 12 8 10,00 30 4 29,00 11 7 9,25 83 28 76,00 368,981 26 89 89 92 245

27 0 TALHA GÜRCAN  MS 25 14 21,50 18 1 17,75 27 7 25,25 12 5 10,75 82 27 75,25 367,315 27 92 92 95 251

28 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 30 10 27,50 14 6 12,50 30 6 28,50 9 8 7,00 83 30 75,50 367,050 28 93 93 96 253

29 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 32 7 30,25 13 4 12,00 24 4 23,00 10 7 8,25 79 22 73,50 361,425 29 100 100 103 288

30 0 CAN BORNEDAY  MS 37 2 36,50 14 5 12,75 17 0 17,00 8 8 6,00 76 15 72,25 357,169 30 107 107 110 300

31 0 ARDA YILDIRIM  MS 36 2 35,50 10 5 8,75 20 2 19,50 9 4 8,00 75 13 71,75 356,123 31 110 110 113 309

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 34 4 33,00 12 6 10,50 18 4 17,00 9 4 8,00 73 18 68,50 346,678 32 121 121 124 349

33 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 38 2 37,50 9 9 6,75 19 11 16,25 10 8 8,00 76 30 68,50 346,559 33 122 122 125 351

34 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 29 5 27,75 10 7 8,25 25 3 24,25 8 5 6,75 72 20 67,00 342,075 34 126 126 129 373

35 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 11 5 9,75 16 4 15,00 8 2 7,50 70 14 66,50 340,686 35 131 131 134 379

36 0 EMİN PALA  MS 33 7 31,25 11 6 9,50 24 8 22,00 6 9 3,75 74 30 66,50 339,899 36 132 132 135 381

37 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 11 3 10,25 23 4 22,00 4 5 2,75 71 18 66,50 339,681 37 133 133 136 384

38 0 EDHEM GÖRAL  MS 34 5 32,75 11 5 9,75 16 5 14,75 9 7 7,25 70 22 64,50 334,805 38 141 141 144 409

39 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 33 7 31,25 11 6 9,50 17 4 16,00 8 3 7,25 69 20 64,00 333,365 39 145 145 148 418

40 0 KAAN SEMİH KURT  MS 35 2 34,50 23 4 22,00 9 6 7,50 67 12 64,00 333,258 40 146 146 149 419

41 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 37 1 36,75 12 4 11,00 8 2 7,50 9 2 8,50 66 9 63,75 332,835 41 148 148 151 424

42 0 FEYZA ERGÜL  MS 33 7 31,25 12 4 11,00 16 1 15,75 8 9 5,75 69 21 63,75 332,316 42 151 151 154 429

43 0 BEYZA DURSUN  MS 36 2 35,50 13 4 12,00 12 6 10,50 6 5 4,75 67 17 62,75 329,107 43 160 160 163 446

44 0 MUSTAFA KÖSE  MS 32 7 30,25 12 4 11,00 18 11 15,25 8 10 5,50 70 32 62,00 327,158 44 166 166 169 456

45 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 33 4 32,00 9 11 6,25 25 4 24,00 3 13 -0,25 70 32 62,00 325,794 45 168 168 171 467

46 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 8 26,00 10 8 8,00 25 5 23,75 5 7 3,25 68 28 61,00 323,770 46 173 173 176 483

47 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 30 7 28,25 9 8 7,00 17 3 16,25 10 5 8,75 66 23 60,25 322,751 47 175 175 178 488

48 0 BİLGE TAŞKIN  MS 31 6 29,50 11 4 10,00 16 6 14,50 8 7 6,25 66 23 60,25 322,207 48 178 178 181 493
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

49 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 36 4 35,00 13 5 11,75 15 2 14,50 1 6 -0,50 65 17 60,75 322,093 49 179 179 182 494

50 0 EYLÜL ASYA SEZER  MS 33 7 31,25 9 8 7,00 17 4 16,00 8 9 5,75 67 28 60,00 321,301 50 180 180 183 496

51 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 27 11 24,25 10 5 8,75 24 9 21,75 7 9 4,75 68 34 59,50 319,754 51 186 186 189 508

52 0 EMİRHAN BOZ  MS 31 9 28,75 11 7 9,25 16 7 14,25 8 10 5,50 66 33 57,75 314,731 52 197 197 200 537

53 0 SARP SÜTUNÇ  MS 31 6 29,50 13 6 11,50 12 3 11,25 6 5 4,75 62 20 57,00 312,382 53 203 203 206 550

54 0 ARDA SÖZER  MS 26 9 23,75 10 3 9,25 18 4 17,00 7 5 5,75 61 21 55,75 309,021 54 208 208 211 574

55 0 MEHMET ARDA EREN  MS 34 4 33,00 13 3 12,25 8 1 7,75 4 4 3,00 59 12 56,00 309,016 55 209 209 212 575

56 0 YASİN YAŞAR  MS 33 6 31,50 9 8 7,00 14 5 12,75 6 9 3,75 62 28 55,00 306,224 56 221 221 224 604

57 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 32 7 30,25 9 6 7,50 12 4 11,00 6 3 5,25 59 20 54,00 303,659 57 225 225 228 619

58 0 DURU NEHİR SAYRACI  MS 27 11 24,25 9 7 7,25 20 5 18,75 5 11 2,25 61 34 52,50 298,702 58 234 234 237 649

59 0 OZAN KUZEY MOL  MS 29 8 27,00 14 3 13,25 9 4 8,00 5 5 3,75 57 20 52,00 297,594 59 238 238 241 657

60 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 32 6 30,50 5 3 4,25 17 6 15,50 1 4 0,00 55 19 50,25 291,479 60 248 248 251 694

61 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 31 7 29,25 9 3 8,25 5 0 5,00 8 6 6,50 53 16 49,00 289,336 61 254 254 257 710

62 0 DİDEM ERDEM  MS 32 6 30,50 8 5 6,75 8 5 6,75 5 6 3,50 53 22 47,50 284,241 62 264 264 267 750

63 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 7 31,25 13 4 12,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 51 13 47,75 284,184 63 265 265 268 753

64 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 24 6 22,50 9 6 7,50 13 4 12,00 6 8 4,00 52 24 46,00 280,109 64 278 278 281 782

65 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 31 7 29,25 14 3 13,25 4 2 3,50 49 12 46,00 279,168 65 281 281 284 787

66 0 HİLAL TEKİN  MS 34 4 33,00 11 5 9,75 2 6 0,50 4 8 2,00 51 23 45,25 277,316 66 286 286 289 801

67 0 MUHAMMED TAŞ  MS 28 11 25,25 12 4 11,00 7 8 5,00 5 11 2,25 52 34 43,50 272,398 67 295 295 298 833

68 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 34 2 33,50 4 5 2,75 4 3 3,25 4 7 2,25 46 17 41,75 267,045 68 308 308 311 871

69 0 CEREN TÜL  MS 32 5 30,75 7 10 4,50 5 2 4,50 2 11 -0,75 46 28 39,00 258,398 69 326 326 329 921

70 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 29 7 27,25 8 6 6,50 6 3 5,25 2 9 -0,25 45 25 38,75 257,861 70 328 328 331 926

71 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 25 13 21,75 2 1 1,75 13 5 11,75 5 9 2,75 45 28 38,00 256,375 71 329 329 332 932

72 0 SUDE DİNÇ  MS 29 6 27,50 3 4 2,00 6 5 4,75 3 2 2,50 41 17 36,75 252,567 72 334 334 337 943

73 0 ESMA ÇİÇEK  MS 30 7 28,25 4 6 2,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 40 18 35,50 248,291 73 345 345 348 966

74 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 21 8 19,00 9 9 6,75 7 2 6,50 6 14 2,50 43 33 34,75 246,915 74 348 348 351 973

75 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 21 10 18,50 8 5 6,75 9 3 8,25 3 9 0,75 41 27 34,25 245,071 75 349 349 352 978

76 0 RABİA KAYA  MS 24 7 22,25 4 6 2,50 4 3 3,25 6 4 5,00 38 20 33,00 242,248 76 358 358 361 996

77 0 EREN AKBAŞ  MS 13 6 11,50 9 2 8,50 7 2 6,50 2 3 1,25 31 13 27,75 226,305 77 369 369 372 1046

78 0 ALİ YÖKSEL  MS 15 15 11,25 12 7 10,25 1 2 0,50 28 24 22,00 209,341 78 381 381 385 1095

79 0 DİCLE KAYA  MS 21 5 19,75 1 1 0,75 1 3 0,25 23 9 20,75 205,368 79 382 382 386 1106

80 0 NAGİHAN ERTEM  MS 19 8 17,00 3 6 1,50 4 2 3,50 1 9 -1,25 27 25 20,75 205,098 80 384 384 388 1108

81 0 SILA DİLBAZ  MS 1 1 0,75 1 1 0,75 147,127 81 396 396 401 1153

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 2 396 396 402 1155

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 30,0 6,2 28,40 10,5 4,7 9,37 16,3 4,0 15,29 5,5 4,5 4,42 62,3 19,4 57,48 313,420

Okul Ortalaması 30,9 5,8 29,47 11,5 4,7 10,29 15,5 3,5 14,63 5,5 4,2 4,47 63,4 18,1 58,86 317,720

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
 MD  ME  MS 12D 12E 12S

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
 MD  ME  MS 12D 12E



AROMAT TYT 2

322,751 42,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(488.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 175 175 178 488 % 42,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdbBceA   ECDBaBCABBACBECeBECABDCBDCdDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  CaAb dEb CdDdADAeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 2 12 15,50 % 52

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 17 3 20 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız   DACBCDBA d   E   DBA B DA Ed     Ca   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADecEE BCC c Bd  cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

319,754 43,98
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 68 34 18 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(508.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 186 186 189 508 % 43,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EaadaCAbD bCDBDBCABeACBEdeBECeBDCBDCdDE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Ba AEaCEb CEe  DA De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 7 2 19,25 % 64

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACBCDccbCBECEeCcDBAdcEDAAE  DD  dE c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADccdEbBeC   ce Cbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 2 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

209,341 94,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 381 381 385 1095 % 94,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaaCEcCACa bDeBBBcCbcddddDCce         AE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CcaEACEcbAECAb DabBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cd D                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 2 5 20

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 2 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

394,744 13,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 88 12 20 85 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 53 53 55 157 % 13,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEADDDBBBACCBaACEDCEBBADBCcDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACE bAECADaDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCABCEbEEBeADABABEDB A    ED   c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  EADEBcA BC   da    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

430,252 4,50
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA EKEN 120 99 10 11 96 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(52.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 19 19 19 52 % 4,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız  aEdEECACEADDDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEaDAECAD DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDE Cc CABCE EEBCADABABE B A  CDEDCdADBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADEBEADBCCEAAaDcd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

388,237 15,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 85 10 25 82 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 60 60 62 178 % 15,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDAECDBDcCABBACBECeBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaDAE  E DCEDCADbBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DE ACB  BAECBECE C  BAB EDA E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADce EABC  AbeACdDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

415,808 8,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 95 13 12 91 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 35 37 100 % 8,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EacBECA DAECDBDcCAaBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaeEBCE  C DaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 33 1 6 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAECBECEACADBABBEDA EBCDaE C BD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  ADBaEEABCaDA BACecD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

245,071 84,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 41 27 52 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 349 349 352 978 % 84,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız   DB e  D  eD Dc AdBACBECDBEdABDCdaebDEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbeAE C bD     DbeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız D cACB   A Cea        B     EB          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız bAcdcbE  Ca   e e  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

309,021 49,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 61 21 38 55 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 208 208 211 574 % 49,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdDBbCA b ECDBDcacacACBEC BECcB  BDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaaAE     CcD AD BDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAcCBaCEbCA     E     C cE C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız cADc bEccCCD     C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

356,123 26,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 110 110 113 309 % 26,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA D ECDBDcCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEcb   CED ADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız Db ACBC BAEC E E CA BAB EDA     D  d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA BcEcABC     d CcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

405,558 11,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 93 18 9 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 40 40 42 127 % 11,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAEDAECDBDcCABBACaECDBECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B DAEe   bCEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 5 0 23,75 % 79

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACaaDBAECBaCEbCdDBABBEDAAEBCDDEdCEBDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADB bcABCCDA  cC eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 5 1 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

375,611 18,18
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 81 11 28 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 77 77 79 210 % 18,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  C BaCAEDbECDBDBCeBBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ab AEBC   CE  ADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 1 14 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAEdBECEACA BAB EDA    D E C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA Bc EAeCC A d CCcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

423,542 6,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 98 15 7 94 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 26 27 73 % 6,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBECAEDAECDBDBCABBACaECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAbcCEADCbDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB cdAE BECEbC DBAB aDAAEB DaE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EcDBBEEABCCeAbaACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

325,794 40,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 70 32 18 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 168 168 171 467 % 40,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECE CeCE  DDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız baebACdcbeECADaeCbBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DD BCADC BdECEEB ADABABEDB AEd  c Ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 13 4 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdAedcae  ed  daDcCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

417,734 8,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 95 10 15 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 34 34 36 96 % 8,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEAbDDBBBACCBBACEeCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CB EAeE  AECADecCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCAD ABCECE BCA ABABED  AEBe EDCE D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAeE EAeaCC AeBDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

410,888 9,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 93 11 16 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 36 38 109 % 9,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDbECDBDeCABBACBEC BECABDCBDCADE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCD E C e  ED ADbBDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACa  BAECBECEACADBABBEDAAd CDDE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADcebE BC DA BeCCcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 0 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

329,107 38,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 67 17 36 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 160 160 163 446 % 38,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız dCaBECAE  ECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Bb AEcCE  CEDCADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız c DACa    d eaCE C c AB EDA E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız Edcce    C    a CCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

322,207 42,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 66 23 31 60 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 178 178 181 493 % 42,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECcECACEAbDDBcB CCBBbCEeCEBBADB ADCD d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız b  EACd DAdCAD Da BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 5 9 14,75 % 49

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DD Ba  aABdECEEcC  AdABED  A       a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEb  BEe eCC AbdDe C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

284,184 65,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 51 13 56 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(753.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 265 265 268 753 % 65,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBabAdbeECDBDBeABBACBECDBECABDCBDCcDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BaaAEcCEb CED ADA DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E ACB   Ad                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız               d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

357,169 25,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CAN BORNEDAY 120 76 15 29 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 107 107 110 300 % 25,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECA DbECDBDeCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEBCEAeCEb ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 0 13 17,00 % 57

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDAC   BAE  ECE     AB EDA E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dAeccdE BC  baBAa DD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

339,681 33,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 71 18 31 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(384.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 133 133 136 384 % 33,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdEECACE DDDBBBACCBBbCEDCcBBADBCADCDec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  B  AC a bECADeDCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCA CABCECEEBC DABA ED  AEd  d d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEda c   BC    aD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 0 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

258,398 79,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CEREN TÜL 120 46 28 46 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 326 326 329 921 % 79,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE CcCE  DDBBBdCCaBACEeCEBBcDBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ac b dEBbbdCAD eabBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  D   A       aE     dA            C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdAbddbc  Ca   c e a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

443,756 3,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 104 11 5 101 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 16 16 16 36 % 3,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDeCcBBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCEbeCEDeADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBdDBAECBEC AC  BAB EDAAEBCDDEACEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAeBBbEAeCCbAEBACCDc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

205,368 95,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 23 9 88 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 382 382 386 1106 % 95,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız cD C ECACE   DBBBeCCaBbeE C BBA   AD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız      A       c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  a        C       da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 1 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

284,241 64,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(750.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 264 264 267 750 % 64,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECE CACE DDDBcBcCCBBbCEeCEBBeDBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız    EAb e eECAD Da eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EaCA d     cEBe    b E   A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEea c    C   daD dC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

398,401 12,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 90 15 15 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(147.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 48 48 50 147 % 12,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEAbDDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDE CdcDbECADaDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADCAB ECEEBCA ABABEDc AEa  EDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEA b  bbBeCbAbBDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

298,702 56,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DURU NEHİR SAYRACI 120 61 34 25 52 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 234 234 237 649 % 56,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EdeBdCA e ECbdDBCdBabCBECDBECABDadDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BeeAEBdE  b D ADbeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  BAECBEeEc    bB  D   e  DE CEBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dA ccE AeCbed ede cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

334,805 35,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EDHEM GÖRAL 120 70 22 28 64 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 141 141 144 409 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACEbbDDBBBACCBB CEeCcBBADBCADCbAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bcDEAC    ECADaDaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCAD AB cCEEBebD B      bE  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BcADbBE  aCaa ecDDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

339,899 32,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 132 132 135 381 % 32,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAdbAECDBDBCdBBACBECDBcCABDCBDCcDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız abDAE CEc Cbe ADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACa DBAECBaCEACAcBABeEDA d ae E dE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADccdEeBC b  ed  cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

314,731 46,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 66 33 21 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(537.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 197 197 200 537 % 46,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECdECACEecDDBcBcCCBBACEDCdBBADBbADCeAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aBDEAdEBbcECA dDab D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DaEBCA bABCECEb  AD d Ba d A   D   a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız adADEac ccCbbbcBDD C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 4 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

404,411 11,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 94 25 1 87 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 44 44 46 132 % 11,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız dCDecCbEDbECDBDcecBBACBECcBdCABDCBDCADEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEcCEbbCbDbADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DbDACBCDBAE BdCEACADBABBEDAAEBCDDEcCEBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız dADBcEEABCCeAEacCCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

226,305 90,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 31 13 76 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 369 369 372 1046 % 90,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız  aDB       ec   C eB CBECe    Ba  DCAD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  CDA BC A  E   De Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  E AC     d  E          EDA        d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız               ccbC D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 2 0 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

248,291 83,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 40 18 62 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 345 345 348 966 % 83,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE eACE  DDBBdAaCBBACEedEBBADaeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bc   e    E Ac Dab D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    aCA  A  cCdEe    B                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

321,301 42,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EYLÜL ASYA SEZER 120 67 28 25 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 180 180 183 496 % 42,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEEbACEbDDDBBBdbCBBACEDCEBBADcbdDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ecDb CEcbbECADbDa  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA CA CE EEd b ABd ED bAE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEdD eaAbeCCa dBDDd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

371,480 19,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 80 12 28 77 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 83 83 85 230 % 19,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECAeEeDDDB BACCBBACEDCEBBADBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bB EAC B  ECADeDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA  A  E d BC D  dBE B AEBdD DC  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADbdE DBCCdc  c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

256,375 80,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 45 28 47 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(932.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 329 329 332 932 % 80,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECcECACEebDDBaedbCBcACEeCEaBAD ebDCD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız    E dE                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA   B  CEEced AdA     AE     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dbdc eb DaCC   eD Ca

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

340,686 32,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 70 14 36 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 131 131 134 379 % 32,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaE EdCACE DDDBcBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız    EAC cbAECADeDCbeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaC    B E EEBCc    B D   d e EDC  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAD     BCC c B c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

332,316 37,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 69 21 30 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(429.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 151 151 154 429 % 37,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECddaACaeDDDBBBAeCBBACEDCEBBADBCADaDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACE   ECdbCDa BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA   BCE EEcCA  BA            C   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız eEAcceEA aCa cAa cCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

322,093 42,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 65 17 38 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(494.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 179 179 182 494 % 42,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız EaaBECAEbAECDBDBCABBACBECDBdCABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDeE dE bCEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 2 14 13,50 % 45

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız  d ACB D  E BEaE    BAB EDA     D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız d bc  a dC         b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

291,479 60,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 55 19 46 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 248 248 251 694 % 60,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECACE  DDBcBACCBBeCEDCcBeADcCADCDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız     Ab    ECdD  a  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    aCA  A  ECEEBCA AB  ED   EadDaDdd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cdc       C     c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

369,406 21,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 80 16 24 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(243.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 88 88 91 243 % 21,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaB CAbD ECDBDcC BBACBECeBECABeCBDCAD A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız Be AE Cdd CED ADA DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAdCBEC  CA BAdaEDA    eDE dEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAaBcEE BC  AEB C Dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 3 2 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

410,192 9,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 93 13 14 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 37 37 39 110 % 9,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECdECACEADDDBBBAeCBBACEDCEBBdDBCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aB EAC e  dCAD DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 31 3 6 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEBCADCABCECbEBCADABABED AAE C E Cc DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEA E cADeCCEAABDDdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

277,316 69,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 51 23 46 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 286 286 289 801 % 69,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba CabCACE bDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız dB E CEcacbCAD DCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 6 23 -0,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız    B b dc     ba  c            D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cE bbc A  CC  dabe  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

323,770 41,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 68 28 24 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(483.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 173 173 176 483 % 41,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba  E CACEAbDDBBB eCBBbCEeCEBcADBCADCedE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bcecACEB bECAD DabeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız cDbBCADCABdE EE CADABABbDeAAE   E C   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAbcBd c Cb    Db  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 2 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

450,198 2,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 105 7 8 103 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 13 13 28 % 2,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCdeeCEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 1 7 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDAC   BAEdBECEACA BABBEDAAEB DDEACE D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBbEABCC AEeACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

333,365 36,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 69 20 31 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(418.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 145 145 148 418 % 36,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEeeECDBDceAeBACBECeBECABDCaDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız cbDAEBb bDCED AD dDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BA CBECE eA  dB  D     b      c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA  B  eBCC   Bb  cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

455,891 1,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 107 8 5 105 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 9 19 % 1,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEbAECDBDBCAdBACBECeBECABDCBDCADa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız B DAEeCEe CEDCADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBCDBAECcECEACADBAB EDAAEBCDDEACEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBBbEABCCDAEBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

418,389 8,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 95 9 16 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 33 33 35 94 % 8,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEDAECDBDBC BB CBECDBECABDCBDbADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız   aAEBCEe CE  ADA Da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 0 5 25,00 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 0 6 34,00 % 85

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBC BAE BECEAC  BABBEDAAE CDDEACEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız cADBBbEABCC AEdAe cD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 6 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

333,258 36,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 67 12 41 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 146 146 149 419 % 36,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBEeA   ECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACBd BAECcEbEdC  BAB E     CD EACE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAcBe E BCC b eAa eD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

280,109 67,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 52 24 44 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 278 278 281 782 % 67,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECA   ECDeD C BdcCBECeB CAB CdDC D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ce AE C bbC D ADAeDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDAC  DBAEa E E            Ea  e  Cd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAbcBadb CC   ad  bD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

387,106 15,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 87 19 14 82 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 61 61 63 180 % 15,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECbdECAEbeECDBDBCeBBACBECeBdCbBDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDAEBCEADCED ADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB adAECBECdA A BA  aDA   CDDE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA aeEbABCC e BAddeD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

421,689 6,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 95 6 19 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 28 29 76 % 6,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBECAEb ECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BCDA BCEADCED AD  DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 3 13 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACd  cAE BE  AC DBAB EDA dBCDDE C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız  ADBBEEABCaDAdBACCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

267,045 75,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 46 17 57 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 308 308 311 871 % 75,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEEC CE bDDB BACCBBACEeC BBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız      Caeab     Da BD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  a b CA    bE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız d  b  EA  C  beeDb b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

309,016 49,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 59 12 49 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(575.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 209 209 212 575 % 49,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEd  CACEADDDBdBACCBBACEDCEBBADcbADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBaEAC  b ECAD DCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EBCA  A                      Dc C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEA  a    Cb    De  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

368,981 21,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED ENES BAKICI 120 83 28 9 76 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 89 89 92 245 % 21,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECa CcCEADceBcBcCCdeACEDCEBBADBCbDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDbACEcDAaCbDbeaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCA  ABbECEEBCcDABdBEDBAAEBCaEDCE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADEcEeDBCa  cdDbCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

279,168 68,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 49 12 59 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 281 281 284 787 % 68,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECeBaCA b ECDBDeCAdBACBECDBdCABDCBDCADEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAbBC ADCED  DABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    AdBC      a E                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

272,398 72,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 52 34 34 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 295 295 298 833 % 72,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEaEEbACEebDD BBcCCBBcCEDCdBBADcCADCedE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bc EA E DAECAD DaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 8 15 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  DEBCe  cdddCEa       B b  b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 5 11 4 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız eEde  bd Bea cAeDbCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

303,659 53,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 59 20 41 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 225 225 228 619 % 53,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEECACEe DDBeBeCCBBACEeCEBBAcBCADCDdE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız ba   dEeD ECAD DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EaCA  AaCECaEB   Ad             C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  a       BCC  AcDc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

327,158 39,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 70 32 18 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(456.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 166 166 169 456 % 39,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBECAdDAE DBDcCcBBACBECDBcCABDCdDCADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ebDAE C  DCEDdADb DC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEcACaa BA dBEbcdeA BABBEDA E   Dc  a e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EcDBdEbceCa cbBcC Dc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

367,050 21,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 83 30 7 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(253.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 93 93 96 253 % 21,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECcbCACEbbDDBcBeCCBBAeEDCEBBADdCdDCDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACEBbdECADdDaAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCADbABCECEEcCADAB B bd AE CDEDdEADBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız aEAadcEAccCC  ddDDC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 1 3 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

205,098 95,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 384 384 388 1108 % 95,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız bCDB  e  bEe dDB   BcCBEC B CABb BDCbD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız      addcD     DbeD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız    A  C                       a Da C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız d cac acdCa  d      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

289,336 61,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 53 16 51 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 254 254 257 710 % 61,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız daECEECAeE  cDBcBACCBBACEeCEBBADBCADCDAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız  B E CEB  EC D eae D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D  BCA C                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dE a ccA  C  AABDcbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 0 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

297,594 56,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 57 20 43 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 238 238 241 657 % 56,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDEda eAC  bcDBBeACCBBACEDCEBBADcaADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDbAC B dECADaDCAB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D bB AD ABCd  E                b  d    C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEAD  c   Ca   dD  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

361,425 24,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 79 22 19 73 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(288.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 100 100 103 288 % 24,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBcCA DbECDBDaCcBBACBECeBECABDCBDCADcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCEdDCED dD  De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDACB  eAECBECEAC  BAB EDA EBe aE d    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAacBE  cCdDA BeedDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

371,098 20,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 84 29 7 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 84 84 86 233 % 20,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaEdEdCACEbDDDBcBcaCBBACEeCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CcaEACcdD ECADaDCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 4 4 21,00 % 70

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDbBCAD AB ECEEBe  ABABEDdAAEaeDEDdE DdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADEBceDBCbbAdaDc C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

242,248 86,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(996.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 358 358 361 996 % 86,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BadCd Cce A DD BB CCBBACEDC BB  BCcDCDe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız d    CEebe     eaA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız      A  A    EEee   d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BE c eE   CC   eDb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

390,159 14,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 89 24 7 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(171.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 58 58 60 171 % 14,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBdCAdDAECDBDcCdBBACBECDBECABDCcDCADEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbDAEBCdAeCEDaADABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 6 5 17,50 % 58

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEbACB  BAEdca EACADBAB EDA caaeDE CEBD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADccEcbBCCDAaBeCCDD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 3 0 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

346,678 30,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 73 18 29 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 121 121 124 349 % 30,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECDBcCAE  EbDBDcCdBBACBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbaAEBC e CdDCADeeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 4 10 15,00 % 50

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 4 18 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEbACBC BA d ECEAe DBAdB      CD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EADBcb ABCb   cA   D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 1 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

312,382 47,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 62 20 38 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 203 203 206 550 % 47,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBaCd   ECDBDcCABBACBECDBcCAeDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız BbcAEdCEbD EDaADAeDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız cEDACB  BA   b EAC   d              EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EA cc d  C   aB  CcD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

397,055 12,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN 120 91 23 6 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 49 49 51 149 % 12,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCdEbACEADDDBBBeCCBacCEDCEBBADBCcDCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEaDdECADCDaABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 5 3 20,75 % 69

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEaCAeCABCdCEEBCbDAdABE  A EBdaE CE cB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEADbBEADeCCdAABDDed

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 3 1 50

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

346,559 30,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 76 30 14 68 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 122 122 125 351 % 30,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECEECAdEADDDBBBeCCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız adDEA  BbebCebCDeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DbEaCADd Bd CEEBC  cdABEDd A  aD  dEec C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BEAabe A BCbacbBDDeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 6 2 3 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

147,127 99,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 1 1 118 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 396 396 401 1153 % 99,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız Ba                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilgi Felsefesi 2 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Çemberde Açı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 0 0 0

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

252,567 81,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 334 334 337 943 % 81,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız ECaBEC b  E DBDBCd BACBECeBECABDCBcdADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız  bD cc         DAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız e aACBC  cd B           E    c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız E    bE  C  b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 2 0 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

342,075 32,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 72 20 28 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 126 126 129 373 % 32,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A ECDBECAEDAECDBDBCABBACBECDBECABDCBDCADEA

Cevaplarınız bCaBEbAEe     DBCA BbCBECDBECABDCBDCADEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BCDAEBCEADCEDCADABDCCDEBA

Cevaplarınız ceDAcdCEcaCED AD  De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DEDACBCDBAECBECEACADBABBEDAAEBCDDEACEBDC

Cevaplarınız DEDA Ba BAECBECEbCA BABBEDA EcC D       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EADBBEEABCCDAEBACCDD

Cevaplarınız EAeccdEc CC   BA C  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 0 0



AROMAT TYT 2

405,191 11,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 94 22 4 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 41 41 43 128 % 11,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız eaECEECACEeDDDBBBcCCBBACEDCEBBADBCADdDeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBDEACEBDdECADaDCAdD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDcBCADCABCECEEBCADABABED AAEdCDEDdE DB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEbbEcEADBCCdAbaDe a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 5 0 83

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 2 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

367,315 21,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 82 27 11 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 92 92 95 251 % 21,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECdbCAdEbbDeBBBeCCaBbCEDbEBBADdee CDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACEBDAECADeDCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DDEBCb eABC CdE CbDABABEDB AEdCDEDCa bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız cEADdBEAeBC   beDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 3 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 4 1 67

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

246,915 84,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 348 348 351 973 % 84,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BcEdc CAC   DD BBeCCBBbCEDCaBBADde      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bBcEeCEcbdEede DCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  DEB A aA  dCE                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız caecceddcBCCaddBDcbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 1 2 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

257,861 80,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 45 25 50 38 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(926.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 328 328 331 926 % 80,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDdCbbCACE  DDBB eaCdBACEDC BBADBeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız bc EebEB b  A  DCAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız  a B A     E   e       c   A      C  D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız eb e cac  CC  dcc   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 4 0 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0

İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

306,224 52,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 221 221 224 604 % 52,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BaECEdCACE aDDBaBACCBBACEeCEBBADBeADCDAE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız aaDEed c bECAD DeAeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız DD BC  a  dECEEBC   d  ED  AEa    d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız dEAD cEA Bedb dac  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Sıfatlar 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Küresel Ticaret 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 6 2 2 33

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 0 1 0

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 0 1 0



AROMAT TYT 2

332,835 36,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 66 9 45 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 148 148 151 424 % 36,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BDECE CACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADdCADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız beD AC aeAECAD DCA D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız D EB A  A e    BC   d   D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız  EA   c  BCC  A DeCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 1 1 17

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100



AROMAT TYT 2

394,582 13,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 87 10 23 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 54 54 56 159 % 13,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 81 396 396 402 1155

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı B BDECEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBADBCADCDAE

Cevaplarınız BeEeEECACEADDDBBBACCBBACEDCEBBAD CADCD E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı B CBDEACEBDAECADCDCABDBEDCA

Cevaplarınız CBDEACE eAECADCDCABD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B DDEBCADCABCECEEBCADABABEDBAAEBCDEDCEADBC

Cevaplarınız a EBCAD ABC CE BC  A           DEDCE bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEADEBEADBCCEAABDDCC

Cevaplarınız BdADb EADBCbaAcBDDCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Sıfatlar 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90

Paragrafa Özgü Soru Kökü 5 5 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100

Topraklar 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Küresel Ticaret 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Gençlik ve Değerler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 6 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100

İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Atom Modelleri 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Çevre Kimyası 1 1 0 100

Katılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 2 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik 1 1 0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

