
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

1 0 AYÇİN GÜNEYHAN Mezun-S37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 27 0 27,00 8 0 8,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 106 9 103,75 452,176 24

2 0 YUSUF GECİT Mezun-S34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 30 0 30,00 10 0 10,00 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 107 13 103,75 451,697 26

3 0 ASUDE DÖNMEZ Mezun-S33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 28 2 27,50 8 2 7,50 4 3 3,25 7 0 7,00 5 1 4,75 98 22 92,50 418,486 232

4 0 SUDE TEPECİK Mezun-S37 3 36,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 21 0 21,00 3 0 3,00 4 3 3,25 5 0 5,00 6 0 6,00 91 10 88,50 406,563 383

5 0 ÖMER ÜNSAL Mezun-S33 6 31,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 26 2 25,50 2 2 1,50 5 1 4,75 4 1 3,75 5 1 4,75 89 15 85,25 396,908 516

6 0 MUHARREM FENERLİ Mezun-S31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 27 2 26,50 5 1 4,75 2 3 1,25 4 2 3,50 6 0 6,00 90 22 84,50 394,207 556

7 0 EYLÜL BECERİKÇİ Mezun-S28 12 25,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 29 1 28,75 7 1 6,75 3 4 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 88 29 80,75 382,882 749

8 0 YAĞMUR DİPSEL Mezun-S28 10 25,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 24 4 23,00 9 0 9,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 0 5,00 86 24 80,00 381,392 768

9 0 CEYLİNAZ İKRA SEZEN Mezun-S32 6 30,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 19 3 18,25 3 0 3,00 3 4 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 83 16 79,00 378,382 824

10 0 AYBİKE GÜNEŞ Mezun-S30 8 28,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 17 4 16,00 6 0 6,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 81 15 77,25 373,200 913

11 0 İREM GÜLER Mezun-S34 6 32,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 18 7 16,25 6 0 6,00 2 4 1,00 6 0 6,00 79 24 73,00 360,973 1164

12 0 ALPER ARSLAN Mezun-S29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 25 4 24,00 2 3 1,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 81 32 73,00 360,936 1166

13 0 GÖKDENİZ KA ADENİZ Mezun-S31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 18 0 18,00 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 77 16 73,00 360,021 1187

14 0 CEYLİN NAZ OLUÇAY Mezun-S24 14 20,50 3 1 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 24 4 23,00 6 0 6,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 76 24 70,00 351,513 1371

15 0 ECE SEKÜ Mezun-S24 12 21,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 19 5 17,75 7 1 6,75 2 4 1,00 4 2 3,50 6 0 6,00 75 27 68,25 346,727 1473

16 0 UMUT İMDAT Mezun-S29 9 26,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 19 2 18,50 1 0 1,00 3 3 2,25 4 0 4,00 2 0 2,00 71 18 66,50 341,006 1600

17 0 İSMAİL HOCAOĞLU Mezun-S27 12 24,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 16 3 15,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 1 4,75 72 24 66,00 340,058 1618

18 0 EBRAR ÇİFTÇİ Mezun-S28 9 25,75 2 0 2,00 4 0 4,00 1 0 1,00 14 0 14,00 6 1 5,75 4 3 3,25 5 2 4,50 5 0 5,00 69 15 65,25 338,312 1650

19 0 BERK ŞANOLAN Mezun-S21 5 19,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 19 4 18,00 5 1 4,75 3 2 2,50 6 0 6,00 69 17 64,75 337,139 1679

20 0 MİNHAC KULOĞLU Mezun-S26 10 23,50 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 17 5 15,75 5 3 4,25 4 2 3,50 3 2 2,50 5 0 5,00 71 25 64,75 336,534 1699

21 0 EGE GÜVEN Mezun-S26 14 22,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 23 7 21,25 5 3 4,25 2 5 0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 75 40 65,00 336,336 1704

22 0 ARİF EREN KAZAK Mezun-S33 3 32,25 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 18 5 16,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 69 15 65,25 336,303 1705

23 0 ERSİN AKKOÇ Mezun-S21 18 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 21 3 20,25 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 5 0 5,00 69 33 60,75 325,653 1981

24 0 YUSUF  *YA KARARMAZMezun-S26 11 23,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 1 0,75 4 2 3,50 2 0 2,00 6 0 6,00 66 21 60,75 324,990 2001

25 0 AYŞE AYDIN Mezun-S29 7 27,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 3 12,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 1 4,75 64 18 59,50 320,352 2129

26 0 EMİNE AKKOYUN Mezun-S22 7 20,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 1 13,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 63 16 59,00 319,143 2165

27 0 CEYLİN MERGEN Mezun-S30 10 27,50 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 2 10,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 6 0 6,00 3 3 2,25 65 25 58,75 319,069 2166

28 0 ALMİNA KURT Mezun-S37 2 36,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 8 1 7,75 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 62 13 58,75 317,151 2213

29 0 ELİFSU ÖZYILDIZ Mezun-S30 3 29,25 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 10 1 9,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 60 9 57,75 315,401 2265
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

30 0 ELİFSU KILINÇ Mezun-S24 13 20,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 18 1 17,75 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 62 22 56,50 312,198 2361

31 0 ULAŞ BARIŞ EREN Mezun-S22 16 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 17 6 15,50 1 0 1,00 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 65 36 56,00 310,610 2406

32 0 ARDA  *ŞAR KULA Mezun-S21 14 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 22 3 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 62 24 56,00 310,465 2416

33 0 ALİ ÇELİK Mezun-S24 8 22,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 13 3 12,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 60 18 55,50 309,284 2454

34 0 ÇAĞAN AKBAŞ Mezun-S29 9 26,75 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 8 0 8,00 4 1 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 58 14 54,50 305,683 2570

35 0 AYŞE KAVKACI Mezun-S20 20 15,00 5 0 5,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 17 6 15,50 4 3 3,25 2 5 0,75 5 1 4,75 5 1 4,75 65 44 54,00 305,061 2585

36 0 ESRA AKSU Mezun-S19 14 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 13 4 12,00 3 2 2,50 2 3 1,25 6 1 5,75 6 0 6,00 56 29 48,75 290,258 3066

37 0 ÇINAR BİRCAN Mezun-S13 10 10,50 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 21 3 20,25 6 2 5,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 55 28 48,00 286,696 3196

38 0 BURAK MEMİŞ Mezun-S27 9 24,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 2 5,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 53 21 47,75 285,469 3238

39 0 CEYLİN ÇAKMAK Mezun-S27 10 24,50 4 0 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 8 6 6,50 3 3 2,25 1 2 0,50 3 1 2,75 53 27 46,25 281,166 3383

40 0 RAVZA NUR KOÇ Mezun-S23 13 19,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 11 1 10,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 3 0,25 4 2 3,50 53 28 46,00 280,815 3392

41 0 HİLAL TEKİN Mezun-S23 15 19,25 1 3 0,25 3 1 2,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 17 4 16,00 7 1 6,75 0 7 -1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 56 42 45,50 277,819 3527

42 0 BATUHAN TOKGÖZ Mezun-S26 10 23,50 5 0 5,00 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 49 16 45,00 277,765 3528

43 0 NAZ KILIÇ Mezun-S26 13 22,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 47 23 41,25 267,528 3910

44 0 YÜSRA YÜKSEL Mezun-S25 14 21,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 1 7,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 49 34 40,50 264,125 4046

45 0 HAMZA CAN BACAKSIZ Mezun-S24 12 21,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 9 5 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 44 25 37,75 255,306 4371

46 0 EMRE DİKMEN Mezun-S21 16 17,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 9 2 8,50 2 2 1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 45 34 36,50 252,282 4506

47 0 FARUK DERYA Mezun-S21 15 17,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 10 2 9,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 44 32 36,00 250,348 4580

48 0 HATİCE ÖZTÜRK Mezun-S17 11 14,25 1 2 0,50 4 1 3,75 8 3 7,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 39 20 34,00 246,054 4747

49 0 BERKE HERGÜN Mezun-S20 12 17,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 3 3 2,25 1 2 0,50 1 3 0,25 42 32 34,00 244,880 4785

50 0 EYLÜL GÜLTEKİN Mezun-S22 18 17,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 0 6,00 2 4 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 41 35 32,25 239,885 4944

51 0 DİLEK İÇÖZL Ü Mezun-S16 6 14,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 8 1 7,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 3 0,25 35 14 31,50 238,171 5009

52 0 RABİA KAYA Mezun-S19 16 15,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 37 30 29,50 232,792 5173

53 0 MUHAMMET YILDIRIM Mezun-S18 15 14,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 0 1,00 2 1 1,75 36 27 29,25 231,448 5217

54 0 FURKAN EMRE YALÇIN Mezun-S15 10 12,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 9 4 8,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 35 25 28,75 228,974 5290

55 0 CE YLİNAK Mezun-S20 12 17,00 2 1 1,75 10 2 9,50 1 2 0,50 33 17 28,75 228,894 5291

56 0 NECATİ ÖZER Mezun-S18 18 13,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 36 31 28,25 228,499 5309

57 0 MUSTAFA MEDİN Mezun-S19 10 16,50 4 1 3,75 1 4 0,00 2 0 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 225,903 5371

58 0 MELİKE YILDIRIM Mezun-S21 13 17,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 32 24 26,00 221,510 5502
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400

Okul Ortalaması 24,2911,01 21,53 2,47 1,39 2,12 1,65 1,64 1,24 2,65 1,07 2,38 2,66 1,20 2,36 0,05 0,01 0,05 9,54 2,65 8,87 1,67 0,58 1,52 1,87 2,10 1,34 1,84 0,91 1,61 2,25 0,92 2,02 50,9423,48 45,04 277,200

KATILIMLAR

59 0 AZRA KOCABOZDOĞANMezun-S19 15 15,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 7 10 4,50 4 3 3,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 35 45 23,75 214,845 5665

60 0 YAĞMUR KARAGÜLLE Mezun-S16 12 13,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 27 17 22,75 211,716 5726

61 0 YUSUF GÜDER Mezun-S18 17 13,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 24 22,00 209,865 5760

62 0 OĞUZHAN TOKGÖZ Mezun-S14 19 9,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 2 3,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 29 33 20,75 206,530 5833

63 0 EMİR CAN SÖNME Z Mezun-S18 18 13,50 6 4 5,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 28 29 20,75 205,920 5854

64 0 MUSTAFA TAYLAN Mezun-S14 12 11,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 27 28 20,00 203,580 5894

65 0 AYŞEGÖL GÜNAYDIN Mezun-S15 15 11,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 26 28 19,00 200,978 5938

66 0 MELİSANURUÇAR Mezun-S13 13 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 17 16,75 194,388 6032

67 0 FETHİYE SUDE İNKAYA Mezun-S17 13 13,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 23 29 15,75 190,793 6065

68 0 İREM BAŞÇEŞME Mezun-S9 17 4,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 5 1,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 22 31 14,25 187,433 6093

69 0 SEDEF DEDEOĞLU Mezun-S10 9 7,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 5 1 4,75 23 39 13,25 184,817 6126

70 0 YAĞIZ DORUK YAVAŞ Mezun-S3 19 -1,75 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 10 3 9,25 1 0 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 25 50 12,50 182,699 6148

71 0 GÜLSEHERİÇÖZLÜ Mezun-S6 8 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 4 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 1 0,75 16 17 11,75 180,373 6173

72 0 İZGİ İZLEM DURAN Mezun-S10 17 5,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 12 25 5,75 161,666 6332

73 0 ORHAN MALDAN Mezun-S9 27 2,25 0 4 -1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 6 0,50 14 44 3,00 153,686 6413
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6310,25 21,07 2,34 1,30 2,02 1,44 1,45 1,07 2,60 1,09 2,33 2,61 1,15 2,32 0,04 0,01 0,04 11,35 2,94 10,61 2,21 0,71 2,04 1,81 1,95 1,33 2,25 0,99 2,01 2,38 0,84 2,17 52,6622,68 47,01 277,400
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KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR

1 0 AYÇİN GÜNEYHAN Mezun-S37 3 36,25 15 5 13,75 35 0 35,00 19 1 18,75 106 9 103,75 452,176 1 1 1 4 24

2 0 YUSUF GECİT Mezun-S34 6 32,50 16 4 15,00 40 0 40,00 17 3 16,25 107 13 103,75 451,697 2 2 2 5 26

3 0 ASUDE DÖNMEZ Mezun-S33 7 31,25 13 7 11,25 36 4 35,00 16 4 15,00 98 22 92,50 418,486 3 7 7 25 232

4 0 SUDE TEPECİK Mezun-S37 3 36,25 15 4 14,00 24 0 24,00 15 3 14,25 91 10 88,50 406,563 4 9 9 39 383

5 0 ÖMER ÜNSAL Mezun-S33 6 31,50 14 2 13,50 28 4 27,00 14 3 13,25 89 15 85,25 396,908 5 11 11 53 516

6 0 MUHARREM FENERLİ Mezun-S31 9 28,75 15 5 13,75 32 3 31,25 12 5 10,75 90 22 84,50 394,207 6 12 12 55 556

7 0 EYLÜL BECERİKÇİ Mezun-S28 12 25,00 13 7 11,25 36 2 35,50 11 8 9,00 88 29 80,75 382,882 7 17 17 76 749

8 0 YAĞMUR DİPSEL Mezun-S28 10 25,50 12 7 10,25 33 4 32,00 13 3 12,25 86 24 80,00 381,392 8 19 19 80 768

9 0 CEYLİNAZ İKRA SEZEN Mezun-S32 6 30,50 16 3 15,25 22 3 21,25 13 4 12,00 83 16 79,00 378,382 9 22 22 84 824

10 0 AYBİKE GÜNEŞ Mezun-S30 8 28,00 16 1 15,75 23 4 22,00 12 2 11,50 81 15 77,25 373,200 10 26 26 94 913

11 0 İREM GÜLER Mezun-S34 6 32,50 13 7 11,25 18 7 16,25 14 4 13,00 79 24 73,00 360,973 11 34 34 118 1164

12 0 ALPER ARSLAN Mezun-S29 10 26,50 11 9 8,75 27 7 25,25 14 6 12,50 81 32 73,00 360,936 12 35 35 119 1166

13 0 GÖKDENİZ KA ADENİZ Mezun-S31 9 28,75 16 4 15,00 21 0 21,00 9 3 8,25 77 16 73,00 360,021 13 37 37 126 1187

14 0 CEYLİN NAZ OLUÇAY Mezun-S24 14 20,50 12 2 11,50 30 4 29,00 10 4 9,00 76 24 70,00 351,513 14 47 47 146 1371

15 0 ECE SEKÜ Mezun-S24 12 21,00 13 3 12,25 26 6 24,50 12 6 10,50 75 27 68,25 346,727 15 49 49 154 1473

16 0 UMUT İMDAT Mezun-S29 9 26,75 13 4 12,00 20 2 19,50 9 3 8,25 71 18 66,50 341,006 16 55 56 171 1600

17 0 İSMAİL HOCAOĞLU Mezun-S27 12 24,00 15 4 14,00 19 5 17,75 11 3 10,25 72 24 66,00 340,058 17 56 57 173 1618

18 0 EBRAR ÇİFTÇİ Mezun-S28 9 25,75 7 0 7,00 20 1 19,75 14 5 12,75 69 15 65,25 338,312 18 58 59 177 1650

19 0 BERK ŞANOLAN Mezun-S21 5 19,75 15 5 13,75 19 4 18,00 14 3 13,25 69 17 64,75 337,139 19 59 60 181 1679

20 0 MİNHAC KULOĞLU Mezun-S26 10 23,50 11 3 10,25 22 8 20,00 12 4 11,00 71 25 64,75 336,534 20 60 61 182 1699

21 0 EGE GÜVEN Mezun-S26 14 22,50 12 7 10,25 28 10 25,50 9 9 6,75 75 40 65,00 336,336 21 61 62 183 1704

22 0 ARİF EREN KAZAK Mezun-S33 3 32,25 12 2 11,50 19 6 17,50 5 4 4,00 69 15 65,25 336,303 22 62 63 184 1705

23 0 ERSİN AKKOÇ Mezun-S21 18 16,50 10 7 8,25 23 5 21,75 15 3 14,25 69 33 60,75 325,653 23 74 77 217 1981

24 0 YUSUF  *YA KARARMAZMezun-S26 11 23,25 15 4 14,00 13 4 12,00 12 2 11,50 66 21 60,75 324,990 24 76 79 222 2001

25 0 AYŞE AYDIN Mezun-S29 7 27,25 13 4 12,00 14 5 12,75 8 2 7,50 64 18 59,50 320,352 25 83 87 238 2129

26 0 EMİNE AKKOYUN Mezun-S22 7 20,25 15 4 14,00 17 1 16,75 9 4 8,00 63 16 59,00 319,143 26 84 88 240 2165

27 0 CEYLİN MERGEN Mezun-S30 10 27,50 11 7 9,25 11 3 10,25 13 5 11,75 65 25 58,75 319,069 27 85 89 241 2166

28 0 ALMİNA KURT Mezun-S37 2 36,50 12 5 10,75 8 1 7,75 5 5 3,75 62 13 58,75 317,151 28 88 92 248 2213

29 0 ELİFSU ÖZYILDIZ Mezun-S30 3 29,25 11 3 10,25 10 1 9,75 9 2 8,50 60 9 57,75 315,401 29 89 93 253 2265

30 0 ELİFSU KILINÇ Mezun-S24 13 20,75 9 4 8,00 18 1 17,75 11 4 10,00 62 22 56,50 312,198 30 95 99 267 2361

31 0 ULAŞ BARIŞ EREN Mezun-S22 16 18,00 14 6 12,50 18 6 16,50 11 8 9,00 65 36 56,00 310,610 31 97 101 272 2406

32 0 ARDA  *ŞAR KULA Mezun-S21 14 17,50 10 5 8,75 22 3 21,25 9 2 8,50 62 24 56,00 310,465 32 99 103 275 2416

33 0 ALİ ÇELİK Mezun-S24 8 22,00 7 4 6,00 18 3 17,25 11 3 10,25 60 18 55,50 309,284 33 100 104 278 2454

34 0 ÇAĞAN AKBAŞ Mezun-S29 9 26,75 13 2 12,50 8 0 8,00 8 3 7,25 58 14 54,50 305,683 34 107 113 298 2570

35 0 AYŞE KAVKACI Mezun-S20 20 15,00 12 8 10,00 21 9 18,75 12 7 10,25 65 44 54,00 305,061 35 108 114 301 2585

36 0 ESRA AKSU Mezun-S19 14 15,50 7 5 5,75 16 6 14,50 14 4 13,00 56 29 48,75 290,258 36 133 144 357 3066

37 0 ÇINAR BİRCAN Mezun-S13 10 10,50 7 7 5,25 27 5 25,75 8 6 6,50 55 28 48,00 286,696 37 139 150 371 3196

38 0 BURAK MEMİŞ Mezun-S27 9 24,75 14 6 12,50 6 2 5,50 6 4 5,00 53 21 47,75 285,469 38 142 153 376 3238

39 0 CEYLİN ÇAKMAK Mezun-S27 10 24,50 11 5 9,75 8 6 6,50 7 6 5,50 53 27 46,25 281,166 39 147 159 388 3383

40 0 RAVZA NUR KOÇ Mezun-S23 13 19,75 8 5 6,75 13 2 12,50 9 8 7,00 53 28 46,00 280,815 40 148 160 390 3392

41 0 HİLAL TEKİN Mezun-S23 15 19,25 6 11 3,25 24 5 22,75 3 11 0,25 56 42 45,50 277,819 41 151 163 401 3527

42 0 BATUHAN TOKGÖZ Mezun-S26 10 23,50 12 3 11,25 4 1 3,75 7 2 6,50 49 16 45,00 277,765 42 152 164 402 3528

43 0 NAZ KILIÇ Mezun-S26 13 22,75 7 4 6,00 3 2 2,50 11 4 10,00 47 23 41,25 267,528 43 178 191 454 3910

44 0 YÜSRA YÜKSEL Mezun-S25 14 21,50 8 10 5,50 10 4 9,00 6 6 4,50 49 34 40,50 264,125 44 184 198 473 4046

45 0 HAMZA CAN BACAKSIZ Mezun-S24 12 21,00 7 7 5,25 12 6 10,50 1 0 1,00 44 25 37,75 255,306 45 204 219 513 4371

46 0 EMRE DİKMEN Mezun-S21 16 17,00 8 8 6,00 11 4 10,00 5 6 3,50 45 34 36,50 252,282 46 214 229 533 4506

47 0 FARUK DERYA Mezun-S21 15 17,25 6 8 4,00 14 3 13,25 3 6 1,50 44 32 36,00 250,348 47 216 231 538 4580

48 0 HATİCE ÖZTÜRK Mezun-S17 11 14,25 5 3 4,25 8 3 7,25 9 3 8,25 39 20 34,00 246,054 48 222 239 556 4747
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ALAN TYT TG 343 377 755 6846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,6 10,3 21,07 9,0 5,0 7,77 13,6 3,7 12,65 6,5 3,8 5,50 52,7 22,7 46,99 277,400

Okul Ortalaması 24,3 11,0 21,53 9,5 5,3 8,16 11,2 3,2 10,40 6,0 3,9 4,97 50,9 23,5 45,06 277,200

KATILIMLAR

49 0 BERKE HERGÜN Mezun-S20 12 17,00 10 8 8,00 7 4 6,00 5 8 3,00 42 32 34,00 244,880 49 226 243 563 4785

50 0 EYLÜL GÜLTEKİN Mezun-S22 18 17,50 8 12 5,00 6 0 6,00 5 5 3,75 41 35 32,25 239,885 50 235 255 581 4944

51 0 DİLEK İÇÖZL Ü Mezun-S16 6 14,50 4 2 3,50 8 1 7,75 7 5 5,75 35 14 31,50 238,171 51 247 267 595 5009

52 0 RABİA KAYA Mezun-S19 16 15,00 3 5 1,75 6 5 4,75 9 4 8,00 37 30 29,50 232,792 52 257 277 613 5173

53 0 MUHAMMET YILDIRIM Mezun-S18 15 14,25 7 6 5,50 5 2 4,50 6 4 5,00 36 27 29,25 231,448 53 260 281 619 5217

54 0 FURKAN EMRE YALÇIN Mezun-S15 10 12,50 8 4 7,00 10 4 9,00 2 7 0,25 35 25 28,75 228,974 54 268 289 629 5290

55 0 CE YLİNAK Mezun-S20 12 17,00 2 1 1,75 10 2 9,50 1 2 0,50 33 17 28,75 228,894 55 269 290 630 5291

56 0 NECATİ ÖZER Mezun-S18 18 13,50 9 7 7,25 3 1 2,75 6 5 4,75 36 31 28,25 228,499 56 270 291 631 5309

57 0 MUSTAFA MEDİN Mezun-S19 10 16,50 7 5 5,75 3 4 2,00 5 7 3,25 34 26 27,50 225,903 57 277 299 641 5371

58 0 MELİKE YILDIRIM Mezun-S21 13 17,75 3 3 2,25 3 2 2,50 5 6 3,50 32 24 26,00 221,510 58 283 307 652 5502

59 0 AZRA KOCABOZDOĞANMezun-S19 15 15,25 4 12 1,00 7 10 4,50 5 8 3,00 35 45 23,75 214,845 59 293 318 671 5665

60 0 YAĞMUR KARAGÜLLE Mezun-S16 12 13,00 5 3 4,25 4 1 3,75 2 1 1,75 27 17 22,75 211,716 60 297 322 681 5726

61 0 YUSUF GÜDER Mezun-S18 17 13,75 2 3 1,25 4 2 3,50 4 2 3,50 28 24 22,00 209,865 61 301 326 686 5760

62 0 OĞUZHAN TOKGÖZ Mezun-S14 19 9,25 4 3 3,25 5 5 3,75 6 6 4,50 29 33 20,75 206,530 62 308 333 697 5833

63 0 EMİR CAN SÖNME Z Mezun-S18 18 13,50 6 4 5,00 4 7 2,25 28 29 20,75 205,920 63 310 335 699 5854

64 0 MUSTAFA TAYLAN Mezun-S14 12 11,00 10 8 8,00 3 8 1,00 27 28 20,00 203,580 64 313 339 704 5894

65 0 AYŞEGÖL GÜNAYDIN Mezun-S15 15 11,25 4 6 2,50 3 2 2,50 4 5 2,75 26 28 19,00 200,978 65 317 343 708 5938

66 0 MELİSANURUÇAR Mezun-S13 13 9,75 5 2 4,50 3 2 2,50 21 17 16,75 194,388 66 323 352 721 6032

67 0 FETHİYE SUDE İNKAYA Mezun-S17 13 13,75 2 6 0,50 2 2 1,50 2 8 0,00 23 29 15,75 190,793 67 325 355 724 6065

68 0 İREM BAŞÇEŞME Mezun-S9 17 4,75 5 4 4,00 3 5 1,75 5 5 3,75 22 31 14,25 187,433 68 328 359 729 6093

69 0 SEDEF DEDEOĞLU Mezun-S10 9 7,75 4 10 1,50 1 10 -1,50 8 10 5,50 23 39 13,25 184,817 69 332 363 734 6126

70 0 YAĞIZ DORUK YAVAŞ Mezun-S3 19 -1,75 3 17 -1,25 11 3 10,25 8 11 5,25 25 50 12,50 182,699 70 333 364 736 6148

71 0 GÜLSEHERİÇÖZLÜ Mezun-S6 8 4,00 1 1 0,75 3 4 2,00 6 4 5,00 16 17 11,75 180,373 71 335 366 739 6173

72 0 İZGİ İZLEM DURAN Mezun-S10 17 5,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 12 25 5,75 161,666 72 340 371 747 6332

73 0 ORHAN MALDAN Mezun-S9 27 2,25 3 11 0,25 2 6 0,50 14 44 3,00 153,686 73 342 373 749 6413
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ALAN TYT TG

309,284 35,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ALİ ÇELİK 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 100 104 278 2454 % 35,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aAeCAE c    BDECdDBEBECcDC aBeAE dEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCca c C      CDA d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA  e eA   e D CCEA  BB   E A  A  EB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eb DCA BC  eB B DAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

317,151 32,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ALMİNA KURT 120 62 13 45 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 88 92 248 2213 % 32,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAE DACAABDECEDBEBECADCEaBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AeCEeE  dCEdABBCDb C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA  B   B     eC     B                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bbdeCA BC     c    C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

360,936 17,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ALPER ARSLAN 120 81 32 7 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 35 119 1166 % 17,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDAcCAE acdAABDEaaDBEBECcDdEDdCAECCEcCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeEdaCCEdcBBdbAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 27 7 6 25,25 % 63

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE BCBABCbDcDDCCEAEDBBCBaEcda Ad E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CbaDCACBCcDeBCBdDAbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

310,465 35,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ARDA  *ŞAR KULA 120 62 24 34 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2416.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 99 103 275 2416 % 35,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB aebC  acc  BCEcbBEBEACdaDDABbbCCEeAeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B  eC  ECdEEccBAeDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADbEE BBCBd ADDCD CE BDdBB CE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  DCb CACB dD   B  C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

336,303 24,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ARİF EREN KAZAK 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1705.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 62 63 184 1705 % 24,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız B ABCAE D CcABDECEDBEBECAcC DBCAECeEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCECE b CEEcBBC   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CcBA EBCBAB    Dbba AEbBBCBCE d  A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız C  e e Bb      b AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

418,486 3,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ASUDE DÖNMEZ 120 98 22 0 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 25 232 % 3,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECAcDADCcBeEDcBEBEACECcDABECCdEdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAEeCbbaCCEEBcBcCDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEECBcCBAEbDDCDECEABDCBBBCEAAABddEDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız cebDCCACBAEDBCEBAACa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

373,200 13,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AYBİKE GÜNEŞ 120 81 15 24 77 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(913.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 26 26 94 913 % 13,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBD ECeBDADeABCEDEBEBEcC CDDABEaaeEBdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EeCA ECCEEBABACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCa  cBCBA  DDC EaaA DCB   EAAAB    EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   ebCCACB EDB  BAAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

452,176 0,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 106 9 5 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 4 24 % 0,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAEBDACAABDECdDBEBECADCEDBCAECdEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız AdCECabbCCEEABBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 35 0 5 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAEEB BABCAD DDCC AEDBBCBCEBA  ABAEBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CDeDCACBCEDABCBEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

320,352 31,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AYŞE AYDIN 120 64 18 38 59 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 83 87 238 2129 % 31,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aDA CAbcDACAABDE EDBEaECADC DBCAEedEDb A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız cBCEe  DCCEdABBCDA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE B edBC     bC  EDBB     d   B  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız        BCd  B BbDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

305,061 37,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AYŞE KAVKACI 120 65 44 11 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2585.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 108 114 301 2585 % 37,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 20 0 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABaaebCdBDAcCcBabDaaEeEACdeDcABaaCdcdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCdbaddaEBABAeDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 4 3 3 3,25 % 33

TYT Matematik 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız cbDCE  dBCBA   DCDE aeBDCB eCEbcABAc  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız BceeedACBeED CEBAACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

200,978 86,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AYŞEGÖL GÜNAYDIN 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5938.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 317 343 708 5938 % 86,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AdeDebC   AaCAeCEDcaEBEcb       baadcADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d  Cec   C     beDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A        cA    Ce                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   CeC d B b      bdD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 3 30

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

214,845 82,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
AZRA KOCABOZDOĞAN 120 35 45 40 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5665.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 293 318 671 5665 % 82,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız daABC E   C eaecad BEeaCbDCaDBCAEaCdDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 12 4 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  e d dbDd dacdBaDbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBAaad Bece  bb C E    Ba              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eeBaCACe E     bcb a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

277,765 51,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
BATUHAN TOKGÖZ 120 49 16 55 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 152 164 402 3528 % 51,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcAaC E   CcABeEaccBEaECADCEDBCAdCCEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEC   C EEcBBCDc d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A  c          C       C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eD D   BC D    b AA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

337,139 24,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
BERK ŞANOLAN 120 69 17 34 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1679.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 59 60 181 1679 % 24,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 5 14 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAb DACAABDEacDBEBECAcC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeaADCCEEcBBCDAde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD AEdB BABCAD DeCCEAd BBb C            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD DCdCBCb  BbBEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

244,880 69,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
BERKE HERGÜN 120 42 32 46 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 226 243 563 4785 % 69,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aABC b b eAAeDEC DBEBE AcCabB A CeEaCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız eeCEa Abe EdABBCDbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A EB B      bbC  e   B   E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız db eCACB b   acc A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 4 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

285,469 47,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
BURAK MEMİŞ 120 53 21 46 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 142 153 376 3238 % 47,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız A cD ECc  ADCdBeEDEBEBEACECDaABECCdEddcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız ecEeCcbECCEEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A b   d  BA             BB  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  DCcb AbB  D   a A  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

305,683 37,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ÇAĞAN AKBAŞ 120 58 14 48 54 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2570.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 107 113 298 2570 % 37,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAEC  DAcdcBCEcEaEBEACdCDaABECCbEBADa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EeC   CCEEBcBACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC       A    C  C     B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 3 9 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız BeCD  A B   B  aAAa 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

228,894 77,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
CE YLİNAK 120 33 17 70 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 269 290 630 5291 % 77,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB c EC   AD  BabDcaEBEAC CDcABbaCdEdebC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız                 CcC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız    CbE BB BA ADaC  C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız        bd E         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

281,166 49,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
CEYLİN ÇAKMAK 120 53 27 40 46 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 147 159 388 3383 % 49,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAECb acD ceaEDcBEBEAC CDDABECadEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B ECCe  bCEEccdACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BdDC  Cc CdA  bcCe       B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eebCCAbB c   d AAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

319,069 31,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
CEYLİN MERGEN 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 85 89 241 2166 % 31,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAECABDADCAaCEDcdEBEACbCcaABEaCdEBeDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BbEead E CEEccBACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA bE  BB B   DDC  d A       E  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız dDdDCC CBAEDB bBAceD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

351,513 20,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
CEYLİN NAZ OLUÇAY 120 76 24 20 70 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 47 47 146 1371 % 20,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAb DACccBeECbcBEBECADCbDBdAEbdEc dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEC   aCEEABBCD  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE BbBABCbDEDcCC AEDBBCBCEa    BAEBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Ce D c BCE dB B eAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

378,382 12,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
CEYLİNAZ İKRA SEZEN 120 83 16 21 79 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(824.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 22 84 824 % 12,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAbC aDADCAB EDdeEBEACECDDABECadEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCdbaCCEEBABACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE  cBCBA bDDCD C bBDCB   EAAA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız ceCbCCdCB EDB EBAAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

286,696 46,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ÇINAR BİRCAN 120 55 28 37 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 139 150 371 3196 % 46,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB aAdCedaAeCcBaEDcBE EA           c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAadCb abCEE c Aa        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC ECBB BA  DaCDEaE BDCBBcC AAba B DEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız deebCCAdB b B  B A D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

238,171 73,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
DİLEK İÇÖZL Ü 120 35 14 71 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 247 267 595 5009 % 73,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız B ABC      ceaaE  DBEdEC DC cBCAE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız       c d      CDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 1 31 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C dA  B BAB             BC              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD D A BCda   B  bdd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 0 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

338,312 24,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EBRAR ÇİFTÇİ 120 69 15 36 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1650.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 58 59 177 1650 % 24,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AaaDAECd DADCA CEDcBEBEcCaCDDABEeCCEed C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız    CC DECC              B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEECB CBAEA D               AA  BaDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız BeCDbCdCBdcDBC BAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

346,727 21,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ECE SEKÜ 120 75 27 18 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 49 49 154 1473 % 21,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız dBBaAECd D D  BaEDcaEBEcCECDDABdeCCcdcDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B  eCADE CaEBABACDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız cADCbE dBCBA  bDCDECE BbCB  CEAAAB Ba EA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  DeebCdbB EDBbEBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

336,336 24,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EGE GÜVEN 120 75 40 5 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 61 62 183 1704 % 24,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bBBabcCedDADdABbEDcBEBEACcCDDABECCbEddcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız ddEaCdbECCEdBbBACDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 7 0 21,25 % 71

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEEaBBCaAEcDDCDdCEbBDCBBdeEdcdB BED A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aeCebCdCB cDBadBAAe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

312,198 34,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ELİFSU KILINÇ 120 62 22 36 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 95 99 267 2361 % 34,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAcCAE DbCbcBDbCaDBEBECAcC  cCAaCedDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eCE   ae Ed BBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 1 21 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA  B  ABC c D CCEA D BCB E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eaBDCACBCcD   B  AbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

315,401 33,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ELİFSU ÖZYILDIZ 120 60 9 51 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 89 93 253 2265 % 33,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAE      BDECbDBEBECADCEDBCAE dEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC eb b CEEABBCD  C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 1 29 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE B B    c   CC     B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 2 9 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD c A BC D   c  AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

319,143 31,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EMİNE AKKOYUN 120 63 16 41 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 84 88 240 2165 % 31,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAb D C ABDaCcDeEBECAcCdDBCA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeEcDCCEE cBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA EB B  C D D dCE E B             BDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eD  C CBCcb  eB  AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 3 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 0 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

205,920 85,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EMİR CAN SÖNME Z 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 310 335 699 5854 % 85,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBacEbb aAce edEDbaEeEACbCccABdCCCEdd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız Bd Cbd          CD      CBc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız   db  ACBeb  dbaA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0

İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 1 0 0 0

Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 1 0 0 0

Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

252,282 65,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EMRE DİKMEN 120 45 34 41 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 214 229 533 4506 % 65,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcbae   AaddBbEDcaEBEebdCDDABbaaCEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d cCCcbEd daBAB CDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız    C            CD CEAcDCB   b A    a Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız eeeDb A     B b AAe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

325,653 28,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ERSİN AKKOÇ 120 69 33 18 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 74 77 217 1981 % 28,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bBacbECb DbcCdBCEccBEBEAbEaDDAecbCdEdADe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız d EeC bECCEEc dbCDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BAbCEE B CBA ADDCb CEeBDCBB C   dBeB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aDCbCCACB EDBbEBAAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

290,258 44,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ESRA AKSU 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 133 144 357 3066 % 44,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABa  aCcBDAD cB E  acebACdeDDAB aCdcdADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B Eea  aCd aBA   DC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC   d  Bb    CbECa BD B  CEbcAB B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız ceCe  ACBeEDBCEBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

382,882 10,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EYLÜL BECERİKÇİ 120 88 29 3 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 17 17 76 749 % 10,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAaCAEBDcCbABeEacDBEBECADCaeaCAECdEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız edCECEAbCCEdAcBCDbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBA  ABAEBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ebaeCACBd DeBbcEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

239,885 72,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
EYLÜL GÜLTEKİN 120 41 35 44 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4944.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 235 255 581 4944 % 72,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAbCAdeAedAeCEDcBEeEdCcacDABECaeEdAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dbEbCdbEbadEBcdeCDCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 0 24 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 0 34 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE  B                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız ceebC A B     cBA   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

250,348 66,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
FARUK DERYA 120 44 32 44 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 216 231 538 4580 % 66,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  cAaCAE DceAABaE EDBEBcCAeacDBaAa acDaBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  eCEbEbad a    CDbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDB    CeAB    DeCC         E A  A AE  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eb e A Bdca B       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

190,793 88,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
FETHİYE SUDE İNKAYA 120 23 29 68 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6065.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 325 355 724 6065 % 88,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız Bc B  E DbCAABeaCaDBEBECeDC c     dbabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız beCEebca                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız Cc A     e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız dc eCdba      Bde   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 4 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

228,974 77,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
FURKAN EMRE YALÇIN 120 35 25 60 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 268 289 629 5290 % 77,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBa  Ce  daCABCEc BE EcC acaABc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAc CAbEdCa B B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız a  C  CBB c     Cc  Ee  CB   E A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız e  cb d B   B b   ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

360,021 17,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
GÖKDENİZ KA ADENİZ 120 77 16 27 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 37 37 126 1187 % 17,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABaaAECABDADdcBCEDEBEBEACaaDDABEeadEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAECCdaECCEEBABACbCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 0 12 18,00 % 60

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 0 19 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE CB CBAE DDCD CEA        AAA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  e bC ACB   B aB ACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

180,373 90,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
GÜLSEHERİÇÖZLÜ 120 16 17 87 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 335 366 739 6173 % 90,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  a BdA  ceCAce  C         a   eA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız         e            B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  c aB   Bd c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eD D   BCdD  bBb    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 1 10

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

255,306 63,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
HAMZA CAN BACAKSIZ 120 44 25 51 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 204 219 513 4371 % 63,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBaAEC a AaCcBCdDEaEBEcCaCDDABECdbEec  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BdEe bDaCb     ACcCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BcDCbc  B cA    Cc   A DC     AAAc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız                   C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

246,054 69,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
HATİCE ÖZTÜRK 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 222 239 556 4747 % 69,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız dB cAECA DeDCcBdEc BEBEcCcdebAB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız            dd BACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BA C  eaBCB   D Ce                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eCb  ACB E   EBAcC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 1 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

277,819 51,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
HİLAL TEKİN 120 56 42 22 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 151 163 401 3527 % 51,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBcAaC  DebCdBCEDcBEBEcCbCbcAedaCdEBdDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e ceCA EdCadccddCbC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 24 5 11 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC EaB CBA  DDCe d AeDCB   Eb AB BEDEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız eeebabdCB    ad Abe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

187,433 89,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
İREM BAŞÇEŞME 120 22 31 67 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 328 359 729 6093 % 89,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 17 14 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bBdacEee  AeCccCE baEdEcb           Bcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B       bC b A cCeC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız dA b  ae C d             B              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız ae D CA B      ecA e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 3 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 1 30

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

360,973 17,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
İREM GÜLER 120 79 24 17 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 34 34 118 1164 % 17,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAEBDeCAABDaCdDBEBECcDCEDBCAECdEDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bBCEaEcbCCEEABBCbbeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 7 15 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDdAbEaCBABCeD DbdC d D BCBCE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CD DCACBCda aaBEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

340,058 23,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
İSMAİL HOCAOĞLU 120 72 24 24 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 56 57 173 1618 % 23,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDABCAEcDceAcdeEa DBEBECADacDBaAbCCEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEeEAbCCEEABBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 19 5 16 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDdA  dCBA C D  DCC AEDBBb    d  A  E Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bD DC  BCb  B BEDbAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

161,666 92,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
İZGİ İZLEM DURAN 120 12 25 83 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 340 371 747 6332 % 92,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 17 13 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aDAdb     e  aeE   eaeEb cC aBdAdCa DbBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız         a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C     ea      c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız e      ab      c  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

221,510 80,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MELİKE YILDIRIM 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 283 307 652 5502 % 80,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız Bc BCAEcD CAceaECacBEBECcDe aBCAc C  edA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  d c    C      C e C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız b  A                    aC          E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ee cCd Be   B e  A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

194,388 88,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MELİSANURUÇAR 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 323 352 721 6032 % 88,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aABC E    dAdcd aa E    DCE  CAbbdcbbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız           Ea BBCDc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  D   A e  D      b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 3 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

336,534 24,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MİNHAC KULOĞLU 120 71 25 24 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1699.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 60 61 182 1699 % 24,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız dDAaC a abCAABDEdEDBEdECADd DBCAdCbEDC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCE E  CCc ABBCDbd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Matematik 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C eAEEB BbBC D DDCbb bD BC CE AdAA bE bA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Ce DCAbBCcD a BE AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 0 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

231,448 76,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MUHAMMET YILDIRIM 120 36 27 57 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 260 281 619 5217 % 76,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABC E acddAeeaddDBEBECccC DB A bdEbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC a d  dddAB eDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A            eC      B   E  d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eDaD Ab     B a  A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 1 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

394,207 8,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MUHARREM FENERLİ 120 90 22 8 84 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 12 55 556 % 8,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 9 0 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AcBaAECdBDADCcBaEDEBEBEACbCDaABEaCdEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BAEbCAaaCCdEBABACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCEECBBCBAcADDCDECaABDCBB CE AABdB  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız cDee C CB dDBbEBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

225,903 78,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MUSTAFA MEDİN 120 34 26 60 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 277 299 641 5371 % 78,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aaABCAEcD CAAB EabeaEaE  DC  BC ECbc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bBCECadbCa       A C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bD c b         DeC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız dDBb AbBbbD a      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 2 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ALAN TYT TG

203,580 86,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
MUSTAFA TAYLAN 120 27 28 65 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 313 339 704 5894 % 86,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AadD  C   AabcadEDbBEBEcC CceABc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BcEeC aa dEEBdBACDad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aedba ACe     E  c c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

267,528 57,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
NAZ KILIÇ 120 47 23 50 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3910.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 178 191 454 3910 % 57,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız acABCAEBDee cBaECcDBEBECADCbeBCAcadEDCdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız eBCEeEbaC E A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız   eA  c BA                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CDae A BCE   aBEDbAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

228,499 77,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
NECATİ ÖZER 120 36 31 53 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 270 291 631 5309 % 77,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAb   CAeBecda cEaECADaceedAEadEDCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  cbc E bC cEAcBCDAdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CcBA                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız bb eCAbBb        AAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

206,530 85,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
OĞUZHAN TOKGÖZ 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5833.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 308 333 697 5833 % 85,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız bB a  Cc   aCAeCbDdcEeEAbcacDABcbaabcAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız edE CA Ed                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  A b    B       C        B e  Acb   d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız aDdb  AdB b   aBAA  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

396,908 7,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ÖMER ÜNSAL 120 89 15 16 85 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 53 516 % 7,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDbBCAEBD dAABDECEDBEBECADCEaBeAEdCEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEeE b CEEABBCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBeEdB BABCADEDDCCE EDBBCBCEBAEeb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Cb DCACBCdD B BbDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

153,686 93,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ORHAN MALDAN 120 14 44 62 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6413.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 342 373 749 6413 % 93,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 27 4 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız Aa c  C BeeDCAeacDaBdeabecdcacebaedcBdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 11 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız  eabadDa d b d  ebCA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız dA  Eb   d ca c                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 9 10

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

232,792 75,56
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
RABİA KAYA 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 257 277 613 5173 % 75,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız Aa ccEC  aAc dBCEDaBEdE CEaDbAcaCCbcBcDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız e       bC d   ceDC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  c     BB  A  b C       aB   b  A      e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız  eCab ACB  D   cAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 1 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

280,815 49,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
RAVZA NUR KOÇ 120 53 28 39 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 148 160 390 3392 % 49,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaAaCea   CcAaDcaccBEBECAcC DBCAEaCEeCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCa  c C da BdCDA C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDB   B      D DDCC     BC  d    A  E  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eDaeCACBdcb   BdDAdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

184,817 89,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
SEDEF DEDEOĞLU 120 23 39 58 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6126.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 332 363 734 6126 % 89,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız AB aAaCd  ecCbBCdbbBE E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız dece cebdd     ACDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız  Acbcdbcadee                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız dDeeCCdbabc  eEBAACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

406,563 5,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
SUDE TEPECİK 120 91 10 19 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(383.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 9 39 383 % 5,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABBDAECABDADCABCEDcBEBEACECDaABECCbEBADC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız B EeCbDECCEEBABAaDCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 0 9 21,00 % 70

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 24 0 16 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADCE CB CBA  D CDECE BDCB  C  AA  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız deCDCCdCB EDB EBAACD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

310,610 35,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 65 36 19 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 97 101 272 2406 % 35,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B ABBDAECABDADCABCEDEBEBEACECDDABECCCEBADC

Cevaplarınız ABaaAcCb  AeedBCEDdadBEACdaDDABEdCbEBccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BAECCADECCEEBABACDCABADCB

Cevaplarınız BcECCAbECCEEBcBAaDdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 6 7 15,50 % 52

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BADCEECBBCBAEADDCDECEABDCBBBCEAAABABEDEA

Cevaplarınız BADC ECBcCBA    CadCaA DCB ceE A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BDCDCCACBAEDBCEBAACD

Cevaplarınız dDCbCeAda cDBCdBAcCD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

341,006 23,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
UMUT İMDAT 120 71 18 31 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 55 56 171 1600 % 23,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BDAaCAE D dAcBcECEDBEBECADCEedaAECdEDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCEeE  CCEEcBBCDAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAE   BA   D DcCCEAEDBBd CE         D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız ee DCAbBC D B    A C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 3 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

182,699 89,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YAĞIZ DORUK YAVAŞ 120 25 50 45 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 333 364 736 6148 % 89,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 19 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız dabcCcbaab   ecddacB              b cCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız bdecaEbDCdbcdaedadcd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBA EaC ABC D e C            A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız acdDCdbBbc ABaBdcAeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 3 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 0 3 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Tımar Sistemi 1 0 1 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 2 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

381,392 11,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YAĞMUR DİPSEL 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 19 19 80 768 % 11,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BaABCAEBb CAcBecCbbBEBECADC DBaAECaEDbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BCEeaeeCCEEcBdCDAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBcEbB cABCADEDeCCEAEDBBCBCE AE ABAEBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız CedD AbBCE AB B DAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

211,716 83,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YAĞMUR KARAGÜLLE 120 27 17 76 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5726.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 297 322 681 5726 % 83,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız  aABC b       bE bDBEaECccCa aCA adbDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  BC a     E cB aD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız C  A  B         bC                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eD     B            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 1 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 2 60

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ALAN TYT TG

264,125 59,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YÜSRA YÜKSEL 120 49 34 37 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 184 198 473 4046 % 59,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 14 1 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcAaCAc ebCdAeDEdbDBEBECADCEDceAbCdEeCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  dCECad deddABBaDedC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 1 21 7,75 % 26

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız bDBAEEB                 B   E  d    EdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  b D   BC bc  BEcbbC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 1 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Kesir Problemleri 2 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

324,990 29,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YUSUF  *YA KARARMAZ 120 66 21 33 60 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 76 79 222 2001 % 29,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BcABCAE   adABDECcDBEdECAcCdDBeAEdCEcCeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCEeE bCCEdABBCDAcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBA  d  A   D DcCC e   BC C        E  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız Cb DCAbBC     BEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 1 1 50

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

451,697 0,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YUSUF GECİT 120 107 13 0 103 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 5 26 % 0,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız BabBCAEBDdCAABDEeEDBEBECADCEDBCAECdEbCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız ABCECEcbCCEEABBbDAeC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız eeBDCACBCdDABCBEDAAC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 1 2 33

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Sıfat-Fiiller 1 1 0 100

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 1 0 100

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Tımar Sistemi 1 1 0 100

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 2 0 100

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Sayı Basamakları 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

Kesir Problemleri 2 2 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 1 0 100

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 1 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ALAN TYT TG

209,865 84,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

Mezun-S  -  0
YUSUF GÜDER 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5760.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 301 326 686 5760 % 84,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 73 343 377 755 6846

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDABCAEBDACAABDECEDBEBECADCEDBCAECCEDCBA

Cevaplarınız aDABd E  cCcAaDaCdDeEd Cd abaaCAEaCEDbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABCECEADCCEEABBCDAACDBCBA

Cevaplarınız  d        c  B Cb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDBAEEBCBABCADEDDCCEAEDBBCBCEBAEAABAEBDA

Cevaplarınız CD c            eC                 A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A CDBDCACBCEDABCBEDAAC

Cevaplarınız  D   ACB        cb  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 2 1 67

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Sıfat-Fiiller 1 0 0 0

Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0

Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 0 5 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler 1 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Tımar Sistemi 1 0 0 0

Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0

Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 2 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefi bir metni analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Sayı Basamakları 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Kesir Problemleri 2 1 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0

Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Plastitleri ve görevlerini bilir. 1 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
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