
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

1 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 8 1 7,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 103 14 99,50 439,581 8

2 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 1 22,75 6 1 5,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 99 12 96,00 429,631 17

3 0 IRMAK GÜNER  MS 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 3 25,25 10 0 10,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 100 17 95,75 428,948 19

4 0 AYBERK ŞAM  MS 26 12 23,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 30 0 30,00 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 97 19 92,25 417,679 28

5 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 9 27,75 4 0 4,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 24 1 23,75 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 93 18 88,50 407,659 31

6 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 28 10 25,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 28 0 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 6 1 5,75 5 1 4,75 92 16 88,00 405,034 32

7 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 9 26,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 25 1 24,75 9 0 9,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 91 20 86,00 399,011 39

8 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 22 18 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 1 28,75 9 1 8,75 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 91 29 83,75 392,887 49

9 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 8 29,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 89 21 83,75 392,654 50

10 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 26 11 23,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 23 3 22,25 5 0 5,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 2 3,50 86 20 81,00 385,081 60

11 0 BEREN ŞAHİN  MS 29 8 27,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 7 0 7,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 85 18 80,50 383,011 65

12 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 22 10 19,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 5 19,75 8 1 7,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 84 23 78,25 377,319 76

13 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 28 9 25,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 22 0 22,00 5 0 5,00 7 0 7,00 5 1 4,75 3 2 2,50 81 17 76,75 372,320 82

14 0 ARDA KARACA  MS 30 8 28,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 19 1 18,75 8 1 7,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 80 18 75,50 368,010 87

15 0 RABİA FİDAN  MS 28 12 25,00 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 20 7 18,25 8 1 7,75 6 1 5,75 6 1 5,75 1 4 0,00 83 31 75,25 367,366 88

16 0 HAVİN İREM CURKA  MS 26 13 22,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 2 26,50 6 2 5,50 4 1 3,75 6 0 6,00 2 4 1,00 82 28 75,00 366,469 90

17 0 IŞIL ELMAS  MS 23 15 19,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 26 3 25,25 9 1 8,75 6 1 5,75 7 0 7,00 1 2 0,50 81 26 74,50 365,606 92

18 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 5 30,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 14 6 12,50 7 1 6,75 2 1 1,75 5 1 4,75 4 0 4,00 79 17 74,75 365,599 93

19 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 20 5 18,75 8 1 7,75 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 81 27 74,25 365,344 94

20 0 BEYZANURAYDIN  MS 27 10 24,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 5 15,75 5 1 4,75 4 0 4,00 6 1 5,75 5 1 4,75 79 21 73,75 363,671 95

21 0 ARDA HIZLI  MS 30 9 27,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 1 14,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 77 15 73,25 363,074 97

22 0 EMİN PALA  MS 28 10 25,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 3 2,25 80 25 73,75 362,460 99

23 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 20 15 16,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 22 1 21,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 5 0 5,00 78 23 72,25 359,157 102

24 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 16 10 13,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 25 3 24,25 6 2 5,50 5 1 4,75 6 1 5,75 5 0 5,00 77 20 72,00 358,951 103

25 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 24 4 23,00 7 2 6,50 5 2 4,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 81 35 72,25 356,942 107

26 0 FATİH KURFALLI  MS 29 11 26,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 18 3 17,25 4 1 3,75 6 1 5,75 7 0 7,00 1 1 0,75 75 21 69,75 351,658 116

27 0 SAİD ALİ KAYAOĞLU  MS 23 16 19,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 20 7 18,25 2 3 1,25 7 0 7,00 6 0 6,00 5 1 4,75 77 32 69,00 350,576 117

28 0 EMİNE YURTCU  MS 30 7 28,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 17 4 16,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 0 6,00 4 1 3,75 73 16 69,00 349,485 119

29 0 S *EYMAN ÇOBAN  MS 28 9 25,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 73 23 67,25 343,376 128
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

30 0 AYÇA POLAT  MS 27 12 24,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 3 9,25 6 0 6,00 5 0 5,00 6 0 6,00 5 1 4,75 71 19 66,25 341,983 131

31 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 32 4 31,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 12 3 11,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 1 4,75 2 1 1,75 69 12 66,00 339,412 135

32 0 TALHA GÜRCAN  MS 22 14 18,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 21 1 20,75 8 0 8,00 4 2 3,50 4 2 3,50 3 2 2,50 72 29 64,75 336,260 138

33 0 SİD RE KIZILTUĞ  MS 24 16 20,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 16 9 13,75 5 2 4,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 73 39 63,25 333,094 140

34 0 BİLGE TAŞKIN  MS 23 12 20,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 13 4 12,00 3 0 3,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 67 22 61,50 327,515 149

35 0 SILA DİLBAZ  MS 25 6 23,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 16 3 15,25 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 1 4,75 65 18 60,50 323,363 154

36 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 13 19,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 14 0 14,00 3 0 3,00 5 2 4,50 6 0 6,00 3 1 2,75 65 25 58,75 319,530 163

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 25 11 22,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 0 8,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 3 2,25 2 3 1,25 64 22 58,50 317,741 164

38 0 ZEYNEP ERBAY  MS 21 15 17,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 5 1 4,75 4 0 4,00 7 0 7,00 6 0 6,00 63 22 57,50 316,801 166

39 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 18 6 16,50 3 0 3,00 2 4 1,00 4 2 3,50 3 1 2,75 65 32 57,00 313,164 177

40 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 21 17 16,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 15 4 14,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 64 34 55,50 309,149 189

41 0 BEYZA DURSUN  MS 27 9 24,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 11 3 10,25 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 59 19 54,25 305,027 203

42 0 ARDA YILDIRIM  MS 22 11 19,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 17 8 15,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 60 28 53,00 301,342 215

43 0 CANSU EREN  MS 22 17 17,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 3 1 2,75 14 7 12,25 5 0 5,00 5 1 4,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 61 33 52,75 300,747 218

44 0 MUHAMMET ENES BAKICI MS 14 25 7,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 24 1 23,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 1 4 0,00 62 44 51,00 295,926 226

45 0 HATİCE ATASOY  MS 18 19 13,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 13 4 12,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 1 5,75 2 4 1,00 60 37 50,75 295,814 227

46 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 21 16 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 14 1 13,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 2 3,50 57 27 50,25 294,418 231

47 0 MUSTAFA KÖSE  MS 17 19 12,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 5 2 4,50 4 2 3,50 3 3 2,25 57 35 48,25 288,331 258

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 18 13,50 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 16 7 14,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 57 36 48,00 286,487 266

49 0 ETHEM GÖRAL  MS 20 16 16,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 13 2 12,50 5 2 4,50 4 3 3,25 4 2 3,50 55 33 46,75 284,023 274

50 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 21 14 17,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 7 4 6,00 3 0 3,00 3 0 3,00 4 2 3,50 2 3 1,25 52 25 45,75 280,343 285

51 0 FEYZA ERGÜL  MS 17 19 12,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 4 1 3,75 2 4 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 53 34 44,50 276,330 301

52 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 26 12 23,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 2 4,50 4 0 4,00 3 3 2,25 2 0 2,00 50 25 43,75 274,470 310

53 0 ELİF YILDIRIM  MS 22 16 18,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 4 3 3,25 4 3 3,25 1 5 -0,25 53 38 43,50 273,458 313

54 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 15 17,25 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 6 4 5,00 1 0 1,00 6 0 6,00 4 0 4,00 48 21 42,75 272,272 319

55 0 MEHMETARDA EREN  MS 20 8 18,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 15 1 14,75 47 15 43,25 271,284 322

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 26 12 23,00 3 2 2,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 4 3,00 4 1 3,75 3 4 2,00 3 0 3,00 49 28 42,00 269,453 329

57 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 16 16 12,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 11 6 9,50 0 2 -0,50 6 1 5,75 3 3 2,25 2 1 1,75 50 33 41,75 269,175 330

58 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 17 18 12,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 12 8 10,00 4 0 4,00 5 1 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 50 40 40,00 263,278 356
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

59 0 KAAN SEMİH KURT  MS 15 19 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 9 8 7,00 5 1 4,75 3 3 2,25 4 2 3,50 3 3 2,25 47 41 36,75 254,139 394

60 0 DİDEM ERDEM  MS 17 11 14,25 3 0 3,00 4 0 4,00 8 2 7,50 2 0 2,00 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 40 14 36,50 252,842 401

61 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 14 16,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 6 3,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 43 27 36,25 251,655 404

62 0 EMİRHAN BO Z  MS 16 20 11,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 11 6 9,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 3 3,25 2 4 1,00 46 43 35,25 249,454 417

63 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 20 14 16,50 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 6 6 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 43 31 35,25 248,846 420

64 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 18 19 13,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 6 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 43 34 34,50 247,932 424

65 0 YASİN YAŞAR  MS 22 16 18,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 6 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 1 4,75 0 5 -1,25 41 39 31,25 237,452 469

66 0 MUHAMMED TAŞ  MS 15 19 10,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 7 9 4,75 1 4 0,00 5 2 4,50 3 3 2,25 40 42 29,50 232,663 504

67 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 18 13,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 35 23 29,25 231,022 513

68 0 EREN AKBAŞ  MS 11 10 8,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 8 0 8,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 33 16 29,00 230,762 514

69 0 YAIÇIN YILMAZ  MS 16 18 11,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 3 4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 36 32 28,00 227,012 533

70 0 HİLAL TEKİN  MS 19 17 14,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 1 3 0,25 36 35 27,25 225,594 540

71 0 DİCLE KAYA  MS 20 15 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 1 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 35 32 27,00 225,152 544

72 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 14 15 10,25 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 4 8 2,00 2 0 2,00 3 4 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 37 41 26,75 223,961 549

73 0 BARTU ARSLAN  MS 13 9 10,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 31 19 26,25 222,971 556

74 0 HASAN YILDIZ  MS 15 13 11,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 1 1,75 34 31 26,25 222,776 558

75 0 AYBARS K ** URT  MS 15 16 11,00 2 3 1,25 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 28 24,00 215,235 594

76 0 RABİA KAYA  MS 15 11 12,25 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 30 25 23,75 215,219 595

77 0 YUNUS AYDINLIK  MS 16 13 12,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 30 27 23,25 213,962 600

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 8 14 4,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 5 1,75 1 1 0,75 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 31 33 22,75 213,821 601

79 0 ESMA ÇİÇEK  MS 16 15 12,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 31 32 23,00 213,189 606

80 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 15 21 9,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 4 2,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 31 40 21,00 207,111 630

81 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 17 18 12,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 6 1 5,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 31 41 20,75 206,956 632

82 0 SUDE DİNC  MS 14 19 9,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 6 4 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 32 21,00 206,774 634

83 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 9 13 5,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 27 33 18,75 200,450 661

84 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 13 19 8,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 13 -1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 28 47 16,25 192,606 683

85 0 H CEREN TÜL  MS 13 15 9,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 21 24 15,00 189,105 696

86 0 BATUHAN KATIL  MS 7 18 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 19 25 12,75 183,147 709

87 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 10 28 3,00 5 5 3,75 1 3 0,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 19 40 9,00 171,725 728
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,9413,64 16,53 3,33 1,12 3,05 1,56 1,53 1,18 1,99 1,39 1,64 3,22 0,91 2,99 0,00 0,01 0,00 9,87 3,47 9,00 2,39 0,45 2,28 2,61 1,43 2,25 2,68 1,14 2,40 1,48 1,33 1,14 49,0726,42 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,2913,46 17,93 3,50 1,14 3,21 1,78 1,53 1,39 2,28 1,43 1,92 3,30 0,99 3,06 0,00 0,00 0,00 11,36 3,33 10,53 2,74 0,45 2,63 2,98 1,47 2,61 3,09 1,17 2,80 1,75 1,44 1,39 54,0726,41 47,47 284,420

KATILIMLAR

88 0 ARDA TURAN  MS 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 7 8,25 169,530 731

89 0 NAGİHAN ERTEM  MS 6 13 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 9 19 4,25 157,560 745
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR

1 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 17 2 16,50 35 3 34,25 18 2 17,50 103 14 99,50 439,581 1 8 8 8 8

2 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 18 2 17,50 29 2 28,50 19 1 18,75 99 12 96,00 429,631 2 16 16 16 17

3 0 IRMAK GÜNER  MS 29 9 26,75 16 4 15,00 36 3 35,25 19 1 18,75 100 17 95,75 428,948 3 17 17 17 19

4 0 AYBERK ŞAM  MS 26 12 23,00 17 1 16,75 39 1 38,75 15 5 13,75 97 19 92,25 417,679 4 25 25 25 28

5 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 9 27,75 11 6 9,50 33 2 32,50 19 1 18,75 93 18 88,50 407,659 5 28 28 28 31

6 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 28 10 25,50 17 2 16,50 33 0 33,00 14 4 13,00 92 16 88,00 405,034 6 29 29 29 32

7 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 29 9 26,75 14 4 13,00 34 1 33,75 14 6 12,50 91 20 86,00 399,011 7 35 35 35 39

8 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 22 18 17,50 16 4 15,00 38 2 37,50 15 5 13,75 91 29 83,75 392,887 8 41 41 41 49

9 0 BAŞAK DURMAZ  MS 31 8 29,00 13 5 11,75 30 3 29,25 15 5 13,75 89 21 83,75 392,654 9 42 42 42 50

10 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 26 11 23,25 16 3 15,25 28 3 27,25 16 3 15,25 86 20 81,00 385,081 10 49 51 51 60

11 0 BEREN ŞAHİN  MS 29 8 27,00 12 2 11,50 30 4 29,00 14 4 13,00 85 18 80,50 383,011 11 53 55 55 65

12 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 22 10 19,50 16 4 15,00 29 6 27,50 17 3 16,25 84 23 78,25 377,319 12 60 62 62 76

13 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 28 9 25,75 11 5 9,75 27 0 27,00 15 3 14,25 81 17 76,75 372,320 13 65 67 67 82

14 0 ARDA KARACA  MS 30 8 28,00 11 6 9,50 27 2 26,50 12 2 11,50 80 18 75,50 368,010 14 68 70 70 87

15 0 RABİA FİDAN  MS 28 12 25,00 14 5 12,75 28 8 26,00 13 6 11,50 83 31 75,25 367,366 15 69 71 71 88

16 0 HAVİN İREM CURKA  MS 26 13 22,75 11 6 9,50 33 4 32,00 12 5 10,75 82 28 75,00 366,469 16 71 73 73 90

17 0 IŞIL ELMAS  MS 23 15 19,25 9 4 8,00 35 4 34,00 14 3 13,25 81 26 74,50 365,606 17 73 75 75 92

18 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 5 30,75 15 3 14,25 21 7 19,25 11 2 10,50 79 17 74,75 365,599 18 74 76 76 93

19 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 13 4 12,00 28 6 26,50 16 3 15,25 81 27 74,25 365,344 19 75 77 77 94

20 0 BEYZANURAYDIN  MS 27 10 24,50 15 3 14,25 22 6 20,50 15 2 14,50 79 21 73,75 363,671 20 76 78 78 95

21 0 ARDA HIZLI  MS 30 9 27,75 13 4 12,00 15 1 14,75 19 1 18,75 77 15 73,25 363,074 21 77 79 79 97

22 0 EMİN PALA  MS 28 10 25,50 13 4 12,00 28 4 27,00 11 7 9,25 80 25 73,75 362,460 22 79 81 81 99

23 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 20 15 16,25 16 3 15,25 28 2 27,50 14 3 13,25 78 23 72,25 359,157 23 80 82 82 102

24 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 16 10 13,50 14 3 13,25 31 5 29,75 16 2 15,50 77 20 72,00 358,951 24 81 83 83 103

25 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 26 13 22,75 17 3 16,25 31 6 29,50 7 13 3,75 81 35 72,25 356,942 25 84 86 86 107

26 0 FATİH KURFALLI  MS 29 11 26,25 10 4 9,00 22 4 21,00 14 2 13,50 75 21 69,75 351,658 26 88 92 92 116

27 0 SAİD ALİ KAYAOĞLU  MS 23 16 19,00 14 5 12,75 22 10 19,50 18 1 17,75 77 32 69,00 350,576 27 89 93 93 117

28 0 EMİNE YURTCU  MS 30 7 28,25 10 4 9,00 19 4 18,00 14 1 13,75 73 16 69,00 349,485 28 91 95 95 119

29 0 S *EYMAN ÇOBAN  MS 28 9 25,75 17 3 16,25 17 2 16,50 11 9 8,75 73 23 67,25 343,376 29 97 101 101 128

30 0 AYÇA POLAT  MS 27 12 24,00 12 3 11,25 16 3 15,25 16 1 15,75 71 19 66,25 341,983 30 99 103 103 131

31 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 32 4 31,00 12 1 11,75 16 3 15,25 9 4 8,00 69 12 66,00 339,412 31 103 107 107 135

32 0 TALHA GÜRCAN  MS 22 14 18,50 10 8 8,00 29 1 28,75 11 6 9,50 72 29 64,75 336,260 32 105 109 109 138

33 0 SİD RE KIZILTUĞ  MS 24 16 20,00 12 8 10,00 21 11 18,25 16 4 15,00 73 39 63,25 333,094 33 107 111 111 140

34 0 BİLGE TAŞKIN  MS 23 12 20,00 14 1 13,75 16 4 15,00 14 5 12,75 67 22 61,50 327,515 34 112 117 117 149

35 0 SILA DİLBAZ  MS 25 6 23,50 10 4 9,00 21 3 20,25 9 5 7,75 65 18 60,50 323,363 35 115 120 120 154

36 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 13 19,75 11 9 8,75 17 0 17,00 14 3 13,25 65 25 58,75 319,530 36 121 126 126 163

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 25 11 22,25 18 2 17,50 11 2 10,50 10 7 8,25 64 22 58,50 317,741 37 122 127 127 164

38 0 ZEYNEP ERBAY  MS 21 15 17,25 14 3 13,25 11 4 10,00 17 0 17,00 63 22 57,50 316,801 38 124 129 129 166

39 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 21 15 17,25 14 4 13,00 21 6 19,50 9 7 7,25 65 32 57,00 313,164 39 130 136 136 177

40 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 21 17 16,75 12 5 10,75 21 8 19,00 10 4 9,00 64 34 55,50 309,149 40 139 145 145 189

41 0 BEYZA DURSUN  MS 27 9 24,75 12 3 11,25 12 5 10,75 8 2 7,50 59 19 54,25 305,027 41 146 152 152 203

42 0 ARDA YILDIRIM  MS 22 11 19,25 11 3 10,25 19 10 16,50 8 4 7,00 60 28 53,00 301,342 42 152 160 160 215

43 0 CANSU EREN  MS 22 17 17,75 11 3 10,25 19 7 17,25 9 6 7,50 61 33 52,75 300,747 43 154 162 162 218

44 0 MUHAMMET ENES BAKICI MS 14 25 7,75 9 9 6,75 29 3 28,25 10 7 8,25 62 44 51,00 295,926 44 162 170 170 226

45 0 HATİCE ATASOY  MS 18 19 13,25 12 5 10,75 17 6 15,50 13 7 11,25 60 37 50,75 295,814 45 163 171 171 227

46 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 21 16 17,00 9 6 7,50 14 1 13,75 13 4 12,00 57 27 50,25 294,418 46 166 174 174 231

47 0 MUSTAFA KÖSE  MS 17 19 12,25 15 4 14,00 13 5 11,75 12 7 10,25 57 35 48,25 288,331 47 180 189 189 258

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 18 13,50 12 4 11,00 20 8 18,00 7 6 5,50 57 36 48,00 286,487 48 185 196 196 266
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR

49 0 ETHEM GÖRAL  MS 20 16 16,00 9 8 7,00 13 2 12,50 13 7 11,25 55 33 46,75 284,023 49 190 201 201 274

50 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 21 14 17,50 12 2 11,50 10 4 9,00 9 5 7,75 52 25 45,75 280,343 50 193 204 204 285

51 0 FEYZA ERGÜL  MS 17 19 12,25 12 2 11,50 16 4 15,00 8 9 5,75 53 34 44,50 276,330 51 205 217 217 301

52 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 26 12 23,00 10 8 8,00 5 2 4,50 9 3 8,25 50 25 43,75 274,470 52 209 222 222 310

53 0 ELİF YILDIRIM  MS 22 16 18,00 16 4 15,00 6 7 4,25 9 11 6,25 53 38 43,50 273,458 53 212 225 225 313

54 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 21 15 17,25 10 2 9,50 6 4 5,00 11 0 11,00 48 21 42,75 272,272 54 216 229 229 319

55 0 MEHMETARDA EREN  MS 20 8 18,00 12 6 10,50 15 1 14,75 47 15 43,25 271,284 55 218 231 231 322

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 26 12 23,00 9 7 7,25 4 4 3,00 10 5 8,75 49 28 42,00 269,453 56 222 236 236 329

57 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 16 16 12,00 12 4 11,00 11 8 9,00 11 5 9,75 50 33 41,75 269,175 57 223 237 237 330

58 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 17 18 12,50 9 8 7,00 16 8 14,00 8 6 6,50 50 40 40,00 263,278 58 237 255 255 356

59 0 KAAN SEMİH KURT  MS 15 19 10,25 8 5 6,75 14 9 11,75 10 8 8,00 47 41 36,75 254,139 59 253 273 273 394

60 0 DİDEM ERDEM  MS 17 11 14,25 7 0 7,00 10 2 9,50 6 1 5,75 40 14 36,50 252,842 60 256 277 277 401

61 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 14 16,50 10 2 9,50 8 6 6,50 5 5 3,75 43 27 36,25 251,655 61 258 279 279 404

62 0 EMİRHAN BO Z  MS 16 20 11,00 8 7 6,25 13 7 11,25 9 9 6,75 46 43 35,25 249,454 62 266 287 287 417

63 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 20 14 16,50 11 4 10,00 6 6 4,50 6 7 4,25 43 31 35,25 248,846 63 268 289 289 420

64 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 18 19 13,25 11 4 10,00 3 6 1,50 11 5 9,75 43 34 34,50 247,932 64 271 292 292 424

65 0 YASİN YAŞAR  MS 22 16 18,00 7 8 5,00 4 7 2,25 8 8 6,00 41 39 31,25 237,452 65 287 310 310 469

66 0 MUHAMMED TAŞ  MS 15 19 10,25 9 5 7,75 7 9 4,75 9 9 6,75 40 42 29,50 232,663 66 306 330 330 504

67 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 18 18 13,50 12 4 11,00 2 0 2,00 3 1 2,75 35 23 29,25 231,022 67 308 332 332 513

68 0 EREN AKBAŞ  MS 11 10 8,50 6 1 5,75 10 0 10,00 6 5 4,75 33 16 29,00 230,762 68 309 333 333 514

69 0 YAIÇIN YILMAZ  MS 16 18 11,50 12 3 11,25 5 3 4,25 3 8 1,00 36 32 28,00 227,012 69 317 342 342 533

70 0 HİLAL TEKİN  MS 19 17 14,75 8 8 6,00 2 2 1,50 7 8 5,00 36 35 27,25 225,594 70 321 346 346 540

71 0 DİCLE KAYA  MS 20 15 16,25 6 7 4,25 1 4 0,00 8 6 6,50 35 32 27,00 225,152 71 323 349 349 544

72 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 14 15 10,25 10 5 8,75 6 8 4,00 7 13 3,75 37 41 26,75 223,961 72 327 353 353 549

73 0 BARTU ARSLAN  MS 13 9 10,75 8 4 7,00 3 2 2,50 7 4 6,00 31 19 26,25 222,971 73 330 356 356 556

74 0 HASAN YILDIZ  MS 15 13 11,75 8 8 6,00 4 3 3,25 7 7 5,25 34 31 26,25 222,776 74 331 357 357 558

75 0 AYBARS K ** URT  MS 15 16 11,00 10 5 8,75 4 2 3,50 2 5 0,75 31 28 24,00 215,235 75 347 373 373 594

76 0 RABİA KAYA  MS 15 11 12,25 6 4 5,00 3 3 2,25 6 7 4,25 30 25 23,75 215,219 76 348 374 374 595

77 0 YUNUS AYDINLIK  MS 16 13 12,75 7 11 4,25 1 0 1,00 6 3 5,25 30 27 23,25 213,962 77 351 377 377 600

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 8 14 4,50 7 7 5,25 4 6 2,50 12 6 10,50 31 33 22,75 213,821 78 352 378 378 601

79 0 ESMA ÇİÇEK  MS 16 15 12,25 7 9 4,75 2 4 1,00 6 4 5,00 31 32 23,00 213,189 79 355 381 381 606

80 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 15 21 9,75 7 6 5,50 3 4 2,00 6 9 3,75 31 40 21,00 207,111 80 370 398 398 630

81 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 17 18 12,50 4 10 1,50 1 4 0,00 9 9 6,75 31 41 20,75 206,956 81 371 399 399 632

82 0 SUDE DİNC  MS 14 19 9,25 6 6 4,50 6 4 5,00 3 3 2,25 29 32 21,00 206,774 82 373 401 401 634

83 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 9 13 5,75 9 7 7,25 4 5 2,75 5 8 3,00 27 33 18,75 200,450 83 384 412 412 661

84 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 13 19 8,25 10 6 8,50 2 13 -1,25 3 9 0,75 28 47 16,25 192,606 84 393 422 422 683

85 0 H CEREN TÜL  MS 13 15 9,25 5 4 4,00 3 5 1,75 21 24 15,00 189,105 85 397 426 426 696

86 0 BATUHAN KATIL  MS 7 18 2,50 5 1 4,75 3 6 1,50 4 0 4,00 19 25 12,75 183,147 86 402 431 431 709

87 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 10 28 3,00 5 5 3,75 4 7 2,25 19 40 9,00 171,725 87 410 440 440 728

88 0 ARDA TURAN  MS 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 4 2,00 10 7 8,25 169,530 88 412 442 442 731

89 0 NAGİHAN ERTEM  MS 6 13 2,75 1 2 0,50 2 4 1,00 9 19 4,25 157,560 89 415 445 445 745
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ PES TYT 1 420 451 451 757

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 13,6 16,53 10,1 5,0 8,86 12,3 3,9 11,28 6,8 3,9 5,79 49,1 26,4 42,46 269,310

Okul Ortalaması 21,3 13,5 17,93 10,9 5,1 9,59 14,1 3,8 13,15 7,8 4,1 6,81 54,1 26,4 47,48 284,420

KATILIMLAR
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PES TYT 1

319,530 21,53
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 65 25 30 58 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 121 126 126 163 % 21,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAcADdcB  dBBDaDe  CBeEACECDAEBAdaebcBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbAbCAbDC*caBbEaCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 0 16 14,00 % 47

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 17 0 23 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız E ED DC D CC  D ADE      DB     D     ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBDcCDcCBEA EEDdEE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

286,487 35,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 57 36 27 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(266.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 185 196 196 266 % 35,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız d DecEcaEcaccDaDD  CBdEbCcCcAEBee eCbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız eaAdCA a  DEBC BCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız ccEDCDCBD aCe DD DEAeEec D D  C  dC   ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  d BaD CBEA cEcab   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

365,599 12,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 79 17 24 74 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(93.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 74 76 76 93 % 12,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADdDECE  CcBDeDD ACBBEACECDAEBABeACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBcA  AdDECDEBDABCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 6 10 12,50 % 42

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 21 7 12 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCccbeCDA c  C  DDADE DEe  D  DECCDc A E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız d  B  CEECBEb B DB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

363,074 12,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 77 15 28 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 77 79 79 97 % 12,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADADdCEa CBBDebDEcCBBEAbECDAEBABeeCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız aCBEAC   eECDEaDABCd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEc D   ECC D D DE D    D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cDEBDBCEECBEACBADBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

368,010 11,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 68 70 70 87 % 11,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dAaADEcBc d BDDDDEeCBeEACECDAEBABCACcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcAbC dD  ccdCEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDE CDCBDECCBDD AcE D    DB   CCDACdC ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 5 0 2 5,00 % 71

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız     CDACBEA E DdcEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

223,961 72,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 37 41 42 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 327 353 353 549 % 72,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 15 11 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız bAbdcEcB       De   cBEACEeDAbBcadeCaeC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbACCecDba     BCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cb  aC    C   e DE  b c  eb  C       E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız bdbeCDACdcAecdDcbEda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

169,530 96,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 10 7 103 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(731.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 88 412 442 442 731 % 96,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız B   a                    A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  CB A                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcb                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDaB      d   B  d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

301,342 28,40
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 60 28 32 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 152 160 160 215 % 28,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CeDeDEba  dBdDaDD  CBBEAaECD* cAB eCDBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEA C  e  DEBbEa EAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEcCaCBc CCBDDD DE DdAc D acEC c Cd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB dbD CBEA   Deb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

215,235 78,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS K ** URT 120 31 28 61 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 347 373 373 594 % 78,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAadDdC   C  Debe  CeaEACaCcdccA  AbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCecA    DEe EBDABCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız     E       C    e b              DA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cD d  e   d     Da  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

417,679 3,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 97 19 4 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 25 25 28 % 3,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEbBE Ccd DbDEACceEAdcCDAEBeaCcCcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız eEACCA DCDDEB EBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACAaEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aBDBCDACBEACEcDddEAd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

341,983 17,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 71 19 30 66 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 99 103 103 131 % 17,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADeDdcBEECBcDaDD ACBeEAdECDAEBAeaeCbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B AbC  DC bEB EBCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cED DCBcECCd            D D  C   CA EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB  CDACBEA EEDaEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

429,631 2,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 99 12 9 96 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 17 % 2,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADAedCEEECBBDDDDEACBcEAdECDAEBABCeCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAdDAEDECDEBDeBCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 1 6 22,75 % 76

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 29 2 9 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEcED DAEDECCB DDADE D A  DBDDECC  Cd E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDeCEECBEACBADBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

207,111 83,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 31 40 49 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 370 398 398 630 % 83,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 21 4 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCbceadbE  dBdDaDD  CceEAdEacAEBeaCebeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  eBbA  bEaE Dc DAa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C cED a ba                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DEBc CcEd dA eeaac 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

309,149 24,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞHAN BEŞLİ 120 64 34 22 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 139 145 145 189 % 24,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BddAaADECEbEdedDDbc  aBBaAeECDAbBeBeAbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEACedE ceDE DABa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 4 11 14,00 % 47

Geometri 10 6 4 0 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCaeED  CB DDdDE  d      bEddeACACE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBD CEECB    bacb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

222,971 73,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 31 19 70 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(556.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 330 356 356 556 % 73,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız   D adcB  dcBD ba  dB EACEC eEBA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbA Ce     cB E aEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız a E  DC b                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB eaD Cd   c DBE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

392,654 6,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 89 21 10 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 42 42 42 50 % 6,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADADECEEECBd DDDEcCBBEACEeDbbBbBCACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBdAd  dDECDcBDeBCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BC DE C A DECCdaDeADEADEAA DBDDECCDACA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDeCdECBEACBebeEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

183,147 93,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BATUHAN KATIL 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(709.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 86 402 431 431 709 % 93,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 18 15 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız ab bce Eb   d Ba b   aBcEAd eDd de  eC e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız   B A        E D Ba      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C cEb a ab C                 e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D    C   B      B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

383,011 8,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 85 18 17 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(65.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 53 55 55 65 % 8,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdAaADECEEECBdDaDDE *B EAd CDAdBABCACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  CB A    DECDcaDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEcCaAbDECCdDDDADEA  A CDBDD CCDACA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DEBDcCcECBEACaADaE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

305,027 26,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 146 152 152 203 % 26,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEcB  CBBDebe  CBeEACECDAEBAeeAbDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B ACC  D  DcBCEBCaeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcED DC     BaD    cDE    B A   bA     c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBc  DcCB   E DB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

363,671 12,55
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZANURAYDIN 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(95.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 76 78 78 95 % 12,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEbBbEdddDDDD  CBaEACECDA BABaeCcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEA CAdeC DEBCEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 22 6 12 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız cDdc DCBDECCBDDe DEA dA  D D  CCDbCA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB  CD CBEACdEDeEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

327,515 19,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 67 22 31 61 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 112 117 117 149 % 19,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADAeEcc EdBdb DD cCB EACECDAEaAeabC aCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B A CAED   EBCEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cEcC C aECCd   AD AD A  D D  C  AC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EdeeCD CBEACcEDcEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

274,470 40,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 50 25 45 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 209 222 222 310 % 40,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaAcEcBccCcBDaDe  CBaEACECDdEBABCeCcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbAaCAded bEBCEaC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  c   DC   C       E    A   c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  BD CD eBEc cEDB    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

300,747 28,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 61 33 26 52 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 154 162 162 218 % 28,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCAaeeECdaECcBDeDD dCBBEAdEecAcBeeCcCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCB AC   DEabE bABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCE  DCacdcEddB De DE D A  DB DEC D C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEB eCbECdEA  bbd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

407,659 4,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 93 18 9 88 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 28 31 % 4,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BbCADeDECEEECcBbeDDEACBeEAaECDAcBA CACeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBE db be bcEBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 33 2 5 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDED D bDECC  D ADEADEAACDBDDECCDACACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADaBDBCEECBEACBADBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

225,152 71,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 323 349 349 544 % 71,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acd DeaECE EbcBDaDb  CaeEACEC AEBeBaAbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCcEA   de  ccBDeB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız aCde               b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DdB  CcdCBEA d Dad 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

252,842 52,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 40 14 66 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 256 277 277 401 % 52,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CA  c bB   cdbaDD  C  EAbdCaAEaA  ACcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 0 13 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız  EAC           BC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcE  aC DE  B    D       D    C        D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız b   CD   E   E  E  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

385,081 7,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 86 20 14 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 49 51 51 60 % 7,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAa D cBEECcdDebDEeCB EAdECcAEBABCeCDBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B AdCAaDCDDEBCEBCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEa DCBaECCBDD ADEAD AA DdDAECC  CA   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBDBCa CBEACEEDeEaAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

273,458 41,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 53 38 29 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(313.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 212 225 225 313 % 41,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADecdCEdEdcBDeDc  CBcEACECDbEBAeCeCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCBEACDdEDECbEBDABCc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C DcDCecbDcC ce                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız dDEBDeecdCBdACecDacc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

362,460 13,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 80 25 15 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 79 81 81 99 % 13,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCADADECE EdcBDeDDE CBBEACECDAdcABaeCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCcEAC  a EbDEBaABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BbEDEcCDAEDECCBDDDADE DEd  D  DECC ACd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  aEBDeCccCBEA BAbabE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

349,485 15,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİNE YURTCU 120 73 16 31 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 91 95 95 119 % 15,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADeDEcBEbCdBDDDDEACB EACECcA BABCeCD CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız  EAbC  e  bEBCE CEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 4 9 16,00 % 53

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 19 4 17 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cEeCaCBDECC D DADE a AA D   ECC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız   D CDACBEACE  BEcAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

213,821 79,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 31 33 56 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 352 378 378 601 % 79,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız   d cdaEb   dac  DD  CdB AdE    c   bCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBbA  bdeE    adBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcaa a         D     a        C   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDEBa CaECBEAaBAbBc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

249,454 55,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BO Z 120 46 43 31 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(417.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 266 287 287 417 % 55,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdeDeDECbd d dDebD  CdBEAbaCcAEBeBbdbce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCBcA bAbe  Dc DABb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcEc a ED  CBDaD Dc  dA      Ee   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cDEBb  cdCBaACBcbdcE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

392,887 6,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 91 29 0 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 41 41 41 49 % 6,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 18 0 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAcADEcaaECccDeDDEdCBaEAddCDAcaAeeeCDeCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAaCAEDCecEBCEBCbAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 1 0 28,75 % 96

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAAbDBDAECCDACdCEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBDeCDACBEACcEDebEcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

230,762 67,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 33 16 71 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(514.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 309 333 333 514 % 67,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCA    C     d      aB  AdE  AEceeadCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCB A  c       DA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 10 0 30 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BC DE          D   DE      D  D C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız c  BD  c CBcA   Deb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 0 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

200,450 87,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 27 33 60 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 384 412 412 661 % 87,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız  b Aa  da   dBcD be  CB  AbE   cB dd  aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCBcA aAED  cc DABac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız     E  a  c C   cD  E  d     a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eebBD Cc eBb  d Dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

213,189 80,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 31 32 57 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(606.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 355 381 381 606 % 80,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız d DeedcBE dBBD aD  CB  ACECcAbcee ebbBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbc e EDbaDcB EBd eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız Ec a aC e                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  BD CD Cdb     B b e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

284,023 36,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 55 33 32 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 190 201 201 274 % 36,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADdcBb C dbDDD  CdBEAdEdcdbBAaaeCedCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbAdCeE   cEaCEdCEeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 2 25 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEcCDCB EaC  DD DE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cBDcCDACdEAdcEDBEEce

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

351,658 15,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 75 21 24 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 88 92 92 116 % 15,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAcdDdcabECBBDDDDdACBcEACECDAEBABaAbbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız c AaCA DbcDE C   EAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız E E CDCB E CB DDADEd EAA   DebCC bC    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız dBDBCDACBEACEEDd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

171,725 96,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 19 40 61 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(728.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 87 410 440 440 728 % 96,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 28 2 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız ecdAceadCEdbCddDbee eCcaEbCdead acBeAded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEDEa a db C e                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  Dcd  bE CdE aeb    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

339,412 17,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 69 12 39 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 103 107 107 135 % 17,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADADE E EC BDDDDE CBBEAdECDAbBABCAbDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  CB A   EDE DcBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEcCa  DEdC     DE D       D CC  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız Aa  c CcECBEA BA a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

276,330 39,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 53 34 33 44 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 205 217 217 301 % 39,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dAcdcd BbECBdD aDbcC BadbECDAcceaCcCcB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız   A C ED  DaBeEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 4 20 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  Da  DCe ECCB DDd     A  D D   C  Cd  ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız b ccaDACBEA cE dbaAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

269,453 43,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(329.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 222 236 236 329 % 43,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCADADECEbdCdBDeDDEACBBEACECcAcB eacCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBbA   dDEa EBDAcaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  CEcE  a ba C                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bDEBD  bEeBcAbB DB  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

251,655 53,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 43 27 50 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(404.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 258 279 279 404 % 53,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaecE Bb CcdD DD  CBBEbCEeDAEBeaecCceC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız  EA C     DcBCEBC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cED aCac a      DE          dC   C    D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aBc  D CdE   E d   a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

189,105 91,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
H CEREN TÜL 120 21 24 75 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 85 397 426 426 696 % 91,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bcb DeeEC    BBDabe  CaB  CE  dcBeB ebae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız   BcA  dda     DAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eaEB  C   d   d  a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

222,776 73,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 34 31 55 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(558.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 331 357 357 558 % 73,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaeeEcB  CcdDDba  aBBEAddCcAbB        E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız Bbb ebcD bbc CEBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız   E  aC   C   eD              e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EB  baAedEc cEDd   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

295,814 29,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 60 37 23 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 163 171 171 227 % 29,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAceDddBcEdadD bD  CBBEAdEecAdBAeaeacBCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcAdC dD DbcBCEBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 17 6 17 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız dDE CaC b CC  DD DE eEA  D    CCc e   ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBcBCDcCBEAaEEDecccB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

366,469 11,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 71 73 73 90 % 11,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CbDADEcBdECBdbabD ACBBEACEecAEBeBCbbcBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbAaC dDC bEB EBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDaDCBDECCdDDDADEADEAACD DAECac CA EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  dDB DAC EACEEbabEcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

225,594 71,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 36 35 49 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(540.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 321 346 346 540 % 71,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acd DeDECb ECeBDaDD cCBdEbCECDedBee Adee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bbBbACeeED   cBbABa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız   c    D   bC                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız dDccD CEEdeE  d aa E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

263,278 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 50 40 30 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 237 255 255 356 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız bce DEcBbEdBd eDD eCBBEbCEd dccAeecCcBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcAbC EDabbcab BC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 8 10 10,00 % 33

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  aEbCDCBc CCB bD DE a d  D  ebC      EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBc CDACBcc c Dd  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

439,581 1,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 8 % 1,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADAedCEEECBBDDbDEACdBEACECDAEBABbeCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAdD EDECDcBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEcCDAEDdCCBDDDADEADEAA DBDDECCDACd E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADaBDBCEECBEAbBADBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

294,418 30,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 166 174 174 231 % 30,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız aca aADd EEECaBDebD ACaBEAbECbAEBAeCebca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCBEA   dDE  cBDeBab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 1 15 13,75 % 46

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 1 25 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCaAED CCB              D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADaB BCc CBEA dcDBEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

428,948 2,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 100 17 3 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 17 17 19 % 2,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeeEEBEECBBDDD EACeeEAdcCDAcaABCeC BCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAdDdDbEBCEBCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDE CDCBaECCBDDeADEAaEAACDBDAECCDACACEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız cBDBCDACBEACEEDBEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

365,606 12,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 73 75 75 92 % 12,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 15 2 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAcADdcabEdddbDDD  CeBEACEdcAEBedCeCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BaA C ED  bE C aC eD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız bDEDCaCBDECaBDDDADEAD AACDBDAECCDACAaEED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBeBCDACBEACEEDa  c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

254,139 52,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 47 41 32 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(394.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 253 273 273 394 % 52,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdAaeadC b decDebe  CBeEAbEecAbBAe  CDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  CdcAdeA D     DAcCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 14 9 17 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız eCEcEeCaAED Cd bb  D    e     DECC  Cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız AD Bceec CdEACedDaEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

269,175 43,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 50 33 37 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 223 237 237 330 % 43,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADeDEcB  daBaa c  Ce EAdEecAbBAaabCeB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BbA CddD  aEBCEBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcED DCaD CC bDe a  D A   d   e b       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBDeCDACdaA cEDB b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

359,157 13,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 78 23 19 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 80 82 82 102 % 13,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcC aeDECddadcdDDcD eCeBEAbE cAEBA C CeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEACDAdDE DaBDAcCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEcEDCDAE ECC  D ADEAD AA D DDEbCDAC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDaBD CcECBEA BADBE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

358,951 13,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 77 20 23 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 81 83 83 103 % 13,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız   adDE abEd dDabDc CBBEACEeDAEB         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCe DdD c CEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 3 2 24,25 % 81

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDab DCBDECCBDDDADE DEAACDBaAEeC ACdC ED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aBD CDACBEAaEEDBEEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

206,956 83,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 31 41 48 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 371 399 399 632 % 83,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 18 5 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCAceDECE ECcdDeDa  CBaEeCcbcecB B bbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bbBbAdbdce     DeB c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız    c   a  e  C              c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDBbcEed  CddbdEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

271,284 42,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMETARDA EREN 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(322.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 218 231 231 322 % 42,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADdcBb CadD DD  CB EACECbA ce      CE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAbDdc cBecBC AD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 1 14 14,75 % 49

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 1 24 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDE CDC bE CB DD DE  EA                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

231,022 67,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 308 332 332 513 % 67,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAeADdcBc CcdaeeD  CBBEbbECcAccAeeeCcBC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAbCA aC bEB  BCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız   E       C                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B   e CB           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

232,663 66,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 40 42 38 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 306 330 330 504 % 66,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dAa edcBEEdcea De  Cae AbEC AbBdBaAdeaCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cEAabb DCD     BCaAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 9 14 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız dccaeDCBcc  eaDD DE                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  dDd ebbBEAbEEDabEcB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

295,926 29,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMET ENES BAKICI 120 62 44 14 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 162 170 170 226 % 29,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 25 1 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız dADeDEbBdEdBBD aDbcecddbaEdbbdceadbCDabE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız cbACCAEeda cBbaB EeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 29 3 8 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEcCDCBDECCBDDDADE DE   DBDA CCbACd   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız dBDeCD CBEA cEDab ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

272,272 42,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 48 21 51 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 216 229 229 319 % 42,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız aAceDEca  CBdDabD  CBeabCECcAcBAeCAdDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B A CAED  DcB  B  Aa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız dDEcCaC D b B                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 0 9 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız      D CBEA EE B EAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

405,034 4,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 92 16 12 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 29 32 % 4,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcB ECedDaDD bCBeEAdECDAcBeBeACDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAaD DDEBCEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 0 2 28,00 % 93

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 33 0 7 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAA DBD ECCDAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız Ec  eDACBEdCEEDBbEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

288,331 34,08
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 57 35 28 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 180 189 189 258 % 34,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bcd c eECEaEbBdbebe  CBBEAdECDAdcbBaebDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCdbA bAEDECDEBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 5 22 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEb D  D be  DD DE  d A b  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADcBDcCEEeBEc ceDBEd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

356,942 14,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 81 35 4 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 84 86 86 107 % 14,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız eADeDEcBbEdacDDeDE CBeEAdECDAEBeBaACaBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEAbCAdDCDDEBCEaCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 7 2 1 6,50 % 65

TYT Matematik 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEcCDCBD eCBDDDADE DdAAeDBDAECCDAad EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBaeCDACdccbcEbddbcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

157,560 98,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 9 19 92 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 89 415 445 445 745 % 98,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 13 21 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız a aca cE  bE adD  D  aae d           aDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız         de      A        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eDbB cb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 0 0 0

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 0 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

365,344 12,42
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 81 27 12 74 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 75 77 77 94 % 12,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCbeADECEbdCBcD DDE CBeEAbECDbdBABCdbce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBEA DA DE bcaDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCED e D EaECCBDDDADEAD eA acDDECCDACAb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBD CEdCBEACBeDBEb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

247,932 56,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 43 34 43 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 271 292 292 424 % 56,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 19 3 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaeDdcBc dcdDeDD  CdaEACbCbAEBeBbcbbeCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B AC AdeC DcB  BCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız  cd Cad c  Cd                 C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız aB  CDcCdEb EEeB EAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 0 0

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

317,741 21,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 64 22 34 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 122 127 127 164 % 21,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADdEBc CccDabD  CBcEAbECDAEBABbACbBa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAbDCDDEaCEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız   E  DCB  C    D            AECCce     D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBD CDdCdEc EdDdcb B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

372,320 10,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(82.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 65 67 67 82 % 10,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BECAaADdCcc CBdDeDD  CBaEACECDAEBABecCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBbAbDA DEeb  DABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 0 8 22,00 % 73

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 0 13 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEDCDAED CC DDD DE D  A D DDEC  AC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDBCcECBEA eAbB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

367,366 11,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 83 31 6 75 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 69 71 71 88 % 11,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 12 0 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADADEcBbbCBdDabDEcCdaEbCECDAbBABCACbBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B AdCAEDdaccBCEBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız decDCDCBcEdCdDDDADE D AA DBDAbCCDACd EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız EBDeCDACBEACcE aEcde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

215,219 78,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 30 25 65 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 348 374 374 595 % 78,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız C DdeE a  acB  bD  CB EAdECcAcBe  A De  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B A C  eCb     d cAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız cD   D          c             Ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız d  eCD CBcc cEcd   B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

343,376 16,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
S *EYMAN ÇOBAN 120 73 23 24 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 97 101 101 128 % 16,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAaeDEcBd CBdDaDD eCB EACECDAEBABdcCDBCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BEACCAEDdDDEBCdBCEAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 2 11 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 17 2 21 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEDCDCBDdCC DDDADE      D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız dBDeCDACdEAacEDBddda

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

350,576 15,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD ALİ KAYAOĞLU 120 77 32 11 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 89 93 93 117 % 15,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 16 1 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCADeDdCcEEdddDbbD bCBBbACECDAdBbBeACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBEAC AaDcCbcBDAaCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 7 3 18,25 % 61

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız dCEaEbCDAbDbCC DDDAaE DEAA DdDD  Cb ad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 18 1 1 17,75 % 89

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADEBDBCEECBEA BADaEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 2 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

313,164 23,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 65 32 23 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 130 136 136 177 % 23,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdADeDECb  dcdDaDD  CBaEAdEeDAcaABaeCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCBcAd AEDECDcBDABC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 6 13 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDEcaDeEcECCBDDDeaEAD    D  D CC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız eaddD CcdCBEA  AbB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

377,319 10,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN MUSTAFA 120 84 23 13 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(76.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 60 62 62 76 % 10,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BceAaADdCEE CedDDbD  CBBEAdECDAEBba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBbAdaAEDEbDEBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEDaa DA cECCdDDDADEdD AA DBDDECCDAaA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız ADdBDeCEECBEACBADBdE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

333,094 18,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİD RE KIZILTUĞ 120 73 39 8 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 107 111 111 140 % 18,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acdADcDECEEbbaBDaDDdACBeEACEeDAEcdBeAbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBbeaaAEDEbbcBbABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 9 5 13,75 % 46

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız dCED bCa bDbCCd Deb EAD AACDdDDaC  AaA E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız dDEdDBCEECBEAaBADdEE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

323,363 20,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 65 18 37 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 115 120 120 154 % 20,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CAD edbB  CBdD DD  CBaEACECDAcBA  ACDB E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız B A C EDd cEB EaC cD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EcEb DCBDECCd D ADE   AA     ECC  CA  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız d c  DACdE  c DaEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

206,774 83,75
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNC 120 29 32 59 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(634.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 373 401 401 634 % 83,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 19 7 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdeDeDECbd dBBbbDD  C  EACde dbBee bdce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CdcdA       c BDeBCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  Cdc   D  a  CBD b D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cD B  b   B      a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 0 1 0

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

399,011 5,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 91 20 9 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 35 35 35 39 % 5,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız CADdDEcBbECddDeDD ACBdEACECDAbBABCeC BCE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız caACCAdD DbEB EBCEAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız EDEbCDCBDECCBD DADE DEAA DB AECCDACA EED

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız acceCDACBEACEaDBEEAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 1 0 100

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

336,260 18,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 105 109 109 138 % 18,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcCADAcdd d dBdDaDD  CBacACEeDAdBABeACcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCBbAdbA DEecEBDeaa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 29 1 10 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEcE  DAED CCB DD DE DEAA D DDECCDACA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız cDEBb CcdCBEA dbDB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



PES TYT 1

248,846 55,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 43 31 46 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 268 289 289 420 % 55,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BdbADbDdC   C BDabD  CBBEbCECcAEBecaedeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCB A  A DE DcBDAaeb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız aC cb C   baC    Dd E      D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız        cECBcbbeeDBEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 2 33

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

192,606 90,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 28 47 45 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(683.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 393 422 422 683 % 90,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acCAaeaE E Edcda DbdACBdEACE  dbabd  b e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız aCBbA bdEDE a  DABCa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 13 15 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 13 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız aCd c eD ce  aa  e cd      bd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız bD  D ecEba   cdae  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 1 67

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 2 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

227,012 70,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YAIÇIN YILMAZ 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(533.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 317 342 342 533 % 70,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız acddDAaEd    BBDaDD  CaBEAdbecAEceBCebee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız bCc A  Ad E DEBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C  Eb   bb      D DE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız dDcB  ecEedd     a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0

Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

237,452 61,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 41 39 40 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(469.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 287 310 310 469 % 61,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız BcdAcAedCE EddBDaDD bCBcEACEecAbBeBCeCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız dCccA   de CbaBDeBC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C c e   bc e      DE e         C   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız AD d eCEECBEb ddba b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 2 0 67

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitokondri 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

213,962 79,26
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YUNUS AYDINLIK 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 351 377 377 600 % 79,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 13 11 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız B CAaecECdd Cad  DD A BdEbC C Aca B c De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız CCdde DAdedCDdaDedd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız  C                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  DbB  e EeBE     B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 1 1 33

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0



PES TYT 1

280,343 37,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 52 25 43 45 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 193 204 204 285 % 37,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BECADADECEEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDB

Cevaplarınız Bc baeDdCd  CBBDaDD  CBBEAaEeDAcBABaebcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CCBEACDAEDECDEBDABCEBEAEE

Cevaplarınız  CBaAC A D   cBDABCE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BCEDEDCDAEDECCBDDDADEADEAACDBDDECCDACACE

Cevaplarınız BCEcda a E  C    D         D  D C   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A ADEBDBCEECBEACBADBEE

Cevaplarınız  D BD  ccCBEA  ADdbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 0 1 0

Mayoz 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0



PES TYT 1

316,801 21,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 63 22 35 57 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 124 129 129 166 % 21,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 89 420 451 451 757

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B CADADEEBEECBBDDDDEACBBEACECDAEBABCACDBCE

Cevaplarınız  ADbeEcBaECBB abDEcCB EbCcCcAdBeBCbbDe E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BEACCAEDCDDEBCEBCEADAEEEB

Cevaplarınız BcACC dD  DEBCEBCEeD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B EDEDCDCBDECCBDDDADEADEAACDBDAECCDACACEED

Cevaplarınız Eca  aC DE C                 ECC ACc   D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 0 3 17,00 % 85

Cevap Anahtarı B EBDBCDACBEACEEDBEEAB

Cevaplarınız  B  CDACBEACEEDBEEAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Zarflar 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Halk Kültürü ve Kitabî Kültür 1 1 0 100

Lonca Teşkilatı 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Allah İnsan İlişkisi 3 3 0 100

Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Periyodik Durumlar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Ses Dalgaları 1 1 0 100

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100

Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100

Mitokondri 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Genetik Varyasyonlar 1 1 0 100

Mayoz 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Söz Öbeklerinde Anlam B

21

%23,60

64

%71,91

1

%1,12
 

1

%1,12

2

%2,25
 

Doğru (%71,91)

Yanlış (%25,84)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Sözcükte Anlam E  

9

%10,11

66

%74,16

3

%3,37

3

%3,37

8

%8,99
 

Doğru (%3,37)

Yanlış (%87,64)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Metne Sözcük Yerleştirme C

3

%3,37

4

%4,49

49

%55,06

24

%26,97

2

%2,25

7

%7,87
 

Doğru (%55,06)

Yanlış (%37,08)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Sözcükte Anlam A

65

%73,03

5

%5,62

2

%2,25

1

%1,12

3

%3,37

13

%14,61
 

Doğru (%73,03)

Yanlış (%12,36)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 İki Cümleyi Karşılaştırma D

24

%26,97

1

%1,12

14

%15,73

45

%50,56

3

%3,37

2

%2,25
 

Doğru (%50,56)

Yanlış (%47,19)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama A

30

%33,71

2

%2,25

1

%1,12

9

%10,11

36

%40,45

11

%12,36
 

Doğru (%33,71)

Yanlış (%53,93)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

8

%8,99
 

10

%11,24

53

%59,55

14

%15,73

4

%4,49
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%35,96)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İki Cümleyi Birleştirme E    

32

%35,96

53

%59,55

4

%4,49
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%35,96)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-39 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

3

%3,37

4

%4,49

67

%75,28

2

%2,25
 

13

%14,61
 

Doğru (%75,28)

Yanlış (%10,11)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-40 Ses Bilgisi - Karma E

2

%2,25

4

%4,49

3

%3,37

4

%4,49

53

%59,55

23

%25,84
 

Doğru (%59,55)

Yanlış (%14,61)

Boş (%25,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Cümlenin Ögeleri - Karma E

5

%5,62

17

%19,10

7

%7,87

10

%11,24

17

%19,10

33

%37,08
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%43,82)

Boş (%37,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Karma Dil Bilgisi E

1

%1,12

4

%4,49

2

%2,25

2

%2,25

38

%42,70

42

%47,19
 

Doğru (%42,70)

Yanlış (%10,11)

Boş (%47,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Zarflar C

2

%2,25

3

%3,37

45

%50,56

32

%35,96
 

7

%7,87
 

Doğru (%50,56)

Yanlış (%41,57)

Boş (%7,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Yazım Kuralları - Karma B

9

%10,11

32

%35,96

24

%26,97

8

%8,99

5

%5,62

11

%12,36
 

Doğru (%35,96)

Yanlış (%51,69)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Noktalama İşaretleri - Karma B  

34

%38,20

9

%10,11

42

%47,19

1

%1,12

3

%3,37
 

Doğru (%38,20)

Yanlış (%58,43)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Cümlelerden Paragraf Oluşturma D

5

%5,62

8

%8,99
 

66

%74,16
 

10

%11,24
 

Doğru (%74,16)

Yanlış (%14,61)

Boş (%11,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D

27

%30,34

3

%3,37
 

17

%19,10

21

%23,60

21

%23,60
 

Doğru (%19,10)

Yanlış (%57,30)

Boş (%23,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Paragrafı İkiye Ayırma D

3

%3,37

27

%30,34

1

%1,12

51

%57,30

3

%3,37

4

%4,49
 

Doğru (%57,30)

Yanlış (%38,20)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

3

%3,37

2

%2,25

3

%3,37

66

%74,16

11

%12,36

4

%4,49
 

Doğru (%74,16)

Yanlış (%21,35)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Ekler ve Ek Çeşitleri E  

2

%2,25

1

%1,12

3

%3,37

19

%21,35

64

%71,91
 

Doğru (%21,35)

Yanlış (%6,74)

Boş (%71,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Karma Dil Bilgisi A

16

%17,98

3

%3,37

8

%8,99

2

%2,25

6

%6,74

54

%60,67
 

Doğru (%17,98)

Yanlış (%21,35)

Boş (%60,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

[1] Anlatım Teknikleri [2] Düşünceyi
Geliştirme Yolları C

5

%5,62
 

78

%87,64

1

%1,12

1

%1,12

3

%3,37

1

%1,12

Doğru (%87,64)

Yanlış (%8,99)

Boş (%3,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 İki Paragrafın Karşılaştırılması B

6

%6,74

63

%70,79

5

%5,62

6

%6,74

5

%5,62

4

%4,49
 

Doğru (%70,79)

Yanlış (%24,72)

Boş (%4,49)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

12

%13,48

32

%35,96

6

%6,74

6

%6,74

17

%19,10

16

%17,98
 

Doğru (%35,96)

Yanlış (%46,07)

Boş (%17,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

[1] Paragrafa Özgü Soru Kökü [2] Paragrafın
Yorumlanması E

3

%3,37

1

%1,12

1

%1,12

1

%1,12

75

%84,27

8

%8,99
 

Doğru (%84,27)

Yanlış (%6,74)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

73

%82,02

12

%13,48
 

2

%2,25

1

%1,12

1

%1,12
 

Doğru (%82,02)

Yanlış (%16,85)

Boş (%1,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%4,49

12

%13,48

46

%51,69

24

%26,97

1

%1,12

2

%2,25
 

Doğru (%51,69)

Yanlış (%46,07)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) E

2

%2,25

2

%2,25

5

%5,62

5

%5,62

70

%78,65

5

%5,62
 

Doğru (%78,65)

Yanlış (%15,73)

Boş (%5,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,12

1

%1,12

57

%64,04

4

%4,49

18

%20,22

8

%8,99
 

Doğru (%64,04)

Yanlış (%26,97)

Boş (%8,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

2

%2,25

4

%4,49

25

%28,09

45

%50,56
 

13

%14,61
 

Doğru (%50,56)

Yanlış (%34,83)

Boş (%14,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

68

%76,40

4

%4,49
 

9

%10,11

3

%3,37

4

%4,49

1

%1,12

Doğru (%76,40)

Yanlış (%19,10)

Boş (%4,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E  

15

%16,85

19

%21,35

10

%11,24

36

%40,45

9

%10,11
 

Doğru (%40,45)

Yanlış (%49,44)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

8

%8,99

64

%71,91

14

%15,73

1

%1,12
 

2

%2,25
 

Doğru (%71,91)

Yanlış (%25,84)

Boş (%2,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

44

%49,44

5

%5,62

2

%2,25

2

%2,25

27

%30,34

9

%10,11
 

Doğru (%49,44)

Yanlış (%40,45)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

9

%10,11

43

%48,31

1

%1,12

4

%4,49

18

%20,22

14

%15,73
 

Doğru (%48,31)

Yanlış (%35,96)

Boş (%15,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri C

18

%20,22

4

%4,49

26

%29,21

4

%4,49

14

%15,73

23

%25,84
 

Doğru (%29,21)

Yanlış (%44,94)

Boş (%25,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler A

25

%28,09

8

%8,99

10

%11,24

3

%3,37

32

%35,96

11

%12,36
 

Doğru (%28,09)

Yanlış (%59,55)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam C

2

%2,25

22

%24,72

50

%56,18

6

%6,74
 

9

%10,11
 

Doğru (%56,18)

Yanlış (%33,71)

Boş (%10,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

6

%6,74

9

%10,11

25

%28,09

28

%31,46

10

%11,24

11

%12,36
 

Doğru (%31,46)

Yanlış (%56,18)

Boş (%12,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler B

7

%7,87

54

%60,67

1

%1,12

2

%2,25

17

%19,10

8

%8,99
 

Doğru (%60,67)

Yanlış (%30,34)

Boş (%8,99)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 İnsanlığın Hafızası Tarih C

7

%7,95

16

%18,18

32

%36,36

11

%12,50
 

22

%25,00
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%38,64)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Halk Kültürü ve Kitabî Kültür C  

3

%3,41

76

%86,36

1

%1,14

3

%3,41

5

%5,68
 

Doğru (%86,36)

Yanlış (%7,95)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Lonca Teşkilatı B  

66

%75,00

11

%12,50

3

%3,41

3

%3,41

5

%5,68
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%19,32)

Boş (%5,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 MİLLİ MÜCADELE E

4

%4,55

21

%23,86

12

%13,64

3

%3,41

28

%31,82

20

%22,73
 

Doğru (%31,82)

Yanlış (%45,45)

Boş (%22,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler A

82

%93,18

1

%1,14

1

%1,14
 

2

%2,27

2

%2,27
 

Doğru (%93,18)

Yanlış (%4,55)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Atmosfer, Hava Durumu ve İklim C

2

%2,27

4

%4,55

22

%25,00

17

%19,32
 

43

%48,86
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%26,14)

Boş (%48,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Kayaçlar D

7

%7,95

9

%10,23

2

%2,27

18

%20,45

4

%4,55

47

%53,41

1

%1,14

Doğru (%20,45)

Yanlış (%26,14)

Boş (%53,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları A

39

%44,32

4

%4,55

1

%1,14

6

%6,82

5

%5,68

33

%37,50
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%18,18)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Yeryüzündeki İklim Tipleri E

4

%4,55

5

%5,68

3

%3,41

23

%26,14

25

%28,41

28

%31,82
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%39,77)

Boş (%31,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8 Amaçlarına Göre Bölge Sınırları D

4

%4,55
  

57

%64,77

16

%18,18

11

%12,50
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%22,73)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri E

1

%1,14
 

3

%3,41

2

%2,27

56

%63,64

26

%29,55
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%6,82)

Boş (%29,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel
Kavramları C

2

%2,27

8

%9,09

36

%40,91
 

6

%6,82

36

%40,91
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%18,18)

Boş (%40,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri D

2

%2,27

18

%20,45

11

%12,50

35

%39,77
 

22

%25,00
 

Doğru (%39,77)

Yanlış (%35,23)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

4

%4,55
 

30

%34,09

1

%1,14

39

%44,32

14

%15,91
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%39,77)

Boş (%15,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B

7

%7,95

57

%64,77
 

1

%1,14
 

23

%26,14
 

Doğru (%64,77)

Yanlış (%9,09)

Boş (%26,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Allah İnsan İlişkisi D

3

%3,41

5

%5,68
 

78

%88,64
 

2

%2,27
 

Doğru (%88,64)

Yanlış (%9,09)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Dünya ve Ahiret A

59

%67,05
 

1

%1,14

1

%1,14

25

%28,41

2

%2,27
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%30,68)

Boş (%2,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Allah İnsan İlişkisi B

10

%11,36

66

%75,00

3

%3,41

3

%3,41
 

6

%6,82
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%6,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Bilgi ve İnanç C

8

%9,09

1

%1,14

64

%72,73

2

%2,27

1

%1,14

12

%13,64
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%13,64)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Allah İnsan İlişkisi E

11

%12,50

3

%3,41

4

%4,55

1

%1,14

40

%45,45

29

%32,95
 

Doğru (%45,45)

Yanlış (%21,59)

Boş (%32,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Felsefenin Ortaya Çıkışı B      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri E      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı
Nitelikleri A      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

88

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar B

5

%5,75

46

%52,87
 

2

%2,30

2

%2,30

32

%36,78
 

Doğru (%52,87)

Yanlış (%10,34)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-7 Ondalık Sayılar C  

1

%1,15

79

%90,80

1

%1,15
 

6

%6,90
 

Doğru (%90,80)

Yanlış (%2,30)

Boş (%6,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

1

%1,15

1

%1,15

5

%5,75

7

%8,05

49

%56,32

24

%27,59
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%16,09)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Dört İşlem Yeteneği D

2

%2,30
 

33

%37,93

37

%42,53

2

%2,30

13

%14,94
 

Doğru (%42,53)

Yanlış (%42,53)

Boş (%14,94)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Köklü ifadeler E

5

%5,75

4

%4,60

4

%4,60

3

%3,45

59

%67,82

12

%13,79
 

Doğru (%67,82)

Yanlış (%18,39)

Boş (%13,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Bölünebilme Kuralları D

7

%8,05

9

%10,34

14

%16,09

22

%25,29

5

%5,75

30

%34,48
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%40,23)

Boş (%34,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Sayı Basamakları C

2

%2,30
 

38

%43,68
 

2

%2,30

45

%51,72
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%4,60)

Boş (%51,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 EBOB-EKOK D

28

%32,18
  

47

%54,02

1

%1,15

11

%12,64
 

Doğru (%54,02)

Yanlış (%33,33)

Boş (%12,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-29

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler A

26

%29,89
 

3

%3,45
 

4

%4,60

54

%62,07
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%8,05)

Boş (%62,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-30 Periyodik Durumlar E

1

%1,15

12

%13,79

1

%1,15

3

%3,45

28

%32,18

42

%48,28
 

Doğru (%32,18)

Yanlış (%19,54)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Periyodik Durumlar D

7

%8,05

7

%8,05

13

%14,94

37

%42,53

3

%3,45

20

%22,99
 

Doğru (%42,53)

Yanlış (%34,48)

Boş (%22,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Üslü ifadeler E

1

%1,15

3

%3,45

2

%2,30

2

%2,30

35

%40,23

44

%50,57
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%9,20)

Boş (%50,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler C

3

%3,45

2

%2,30

53

%60,92

3

%3,45

2

%2,30

24

%27,59
 

Doğru (%60,92)

Yanlış (%11,49)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Fonksiyon Grafikleri C

2

%2,30
 

53

%60,92

2

%2,30

1

%1,15

29

%33,33
 

Doğru (%60,92)

Yanlış (%5,75)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Mutlak Değerli Denklemler B

1

%1,15

31

%35,63

1

%1,15

10

%11,49

3

%3,45

41

%47,13
 

Doğru (%35,63)

Yanlış (%17,24)

Boş (%47,13)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Fonksiyon Çeşitleri D

3

%3,45

2

%2,30
 

29

%33,33

1

%1,15

52

%59,77
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%6,90)

Boş (%59,77)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Oran ve Orantı D

1

%1,15

2

%2,30

1

%1,15

44

%50,57

1

%1,15

38

%43,68
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%5,75)

Boş (%43,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Sayı Problemleri D  

1

%1,15
 

43

%49,43

9

%10,34

34

%39,08
 

Doğru (%49,43)

Yanlış (%11,49)

Boş (%39,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Kesir Problemleri A

30

%34,48

1

%1,15

1

%1,15

3

%3,45

1

%1,15

51

%58,62
 

Doğru (%34,48)

Yanlış (%6,90)

Boş (%58,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

3

%3,45

2

%2,30

2

%2,30

52

%59,77
 

28

%32,18
 

Doğru (%59,77)

Yanlış (%8,05)

Boş (%32,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E   

1

%1,15

1

%1,15

54

%62,07

31

%35,63
 

Doğru (%62,07)

Yanlış (%2,30)

Boş (%35,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-20

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı A

18

%20,69
 

1

%1,15

2

%2,30
 

66

%75,86
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%3,45)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri D

3

%3,45
  

33

%37,93

3

%3,45

48

%55,17
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%6,90)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Grafik Problemleri E

1

%1,15

1

%1,15
 

7

%8,05

20

%22,99

58

%66,67
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%10,34)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Hareket Problemleri A

33

%37,93
  

2

%2,30

4

%4,60

48

%55,17
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%6,90)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Grafik Problemleri A

26

%29,89
 

3

%3,45
  

58

%66,67
 

Doğru (%29,89)

Yanlış (%3,45)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C  

1

%1,15

8

%9,20
 

1

%1,15

77

%88,51
 

Doğru (%9,20)

Yanlış (%2,30)

Boş (%88,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-26 Yaş Problemleri D

1

%1,15

2

%2,30
 

44

%50,57
 

40

%45,98
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%3,45)

Boş (%45,98)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Basit Olayların Olasılıkları B  

20

%22,99

2

%2,30

5

%5,75

1

%1,15

59

%67,82
 

Doğru (%22,99)

Yanlış (%9,20)

Boş (%67,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin
Denklemi Sağlaması D

3

%3,45

1

%1,15

1

%1,15

29

%33,33
 

53

%60,92
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%5,75)

Boş (%60,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40 Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar D  

1

%1,15

1

%1,15

44

%50,57

1

%1,15

40

%45,98
 

Doğru (%50,57)

Yanlış (%3,45)

Boş (%45,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-39 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi E

1

%1,15
   

33

%37,93

53

%60,92
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%1,15)

Boş (%60,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Kare C  

1

%1,15

49

%56,32

1

%1,15

4

%4,60

32

%36,78
 

Doğru (%56,32)

Yanlış (%6,90)

Boş (%36,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen C

2

%2,30
 

35

%40,23

1

%1,15
 

49

%56,32
 

Doğru (%40,23)

Yanlış (%3,45)

Boş (%56,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Yamuk D  

4

%4,60

4

%4,60

22

%25,29

1

%1,15

56

%64,37
 

Doğru (%25,29)

Yanlış (%10,34)

Boş (%64,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Kare A

27

%31,03

2

%2,30

1

%1,15

1

%1,15

1

%1,15

55

%63,22
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%5,75)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler C

6

%6,90
 

38

%43,68
 

1

%1,15

42

%48,28
 

Doğru (%43,68)

Yanlış (%8,05)

Boş (%48,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Noktanın Analitik İncelenmesi A

18

%20,69
 

1

%1,15

13

%14,94
 

55

%63,22
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%16,09)

Boş (%63,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Prizmalar C

2

%2,30

1

%1,15

6

%6,90
  

78

%89,66
 

Doğru (%6,90)

Yanlış (%3,45)

Boş (%89,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Prizmalar E   

1

%1,15
 

16

%18,39

70

%80,46
 

Doğru (%18,39)

Yanlış (%1,15)

Boş (%80,46)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-7

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık A

39

%44,32

3

%3,41

10

%11,36

6

%6,82

7

%7,95

23

%26,14
 

Doğru (%44,32)

Yanlış (%29,55)

Boş (%26,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi D

6

%6,82
  

76

%86,36

3

%3,41

3

%3,41
 

Doğru (%86,36)

Yanlış (%10,23)

Boş (%3,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı E

10

%11,36

6

%6,82

6

%6,82

8

%9,09

37

%42,05

21

%23,86
 

Doğru (%42,05)

Yanlış (%34,09)

Boş (%23,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Ses Dalgaları B  

64

%72,73

3

%3,41

10

%11,36
 

11

%12,50
 

Doğru (%72,73)

Yanlış (%14,77)

Boş (%12,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Üreteçlerin Bağlanması D

2

%2,27

3

%3,41

10

%11,36

42

%47,73

2

%2,27

29

%32,95
 

Doğru (%47,73)

Yanlış (%19,32)

Boş (%32,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-4 Işığın Kırılması B  

16

%18,18

6

%6,82

2

%2,27

19

%21,59

45

%51,14
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%30,68)

Boş (%51,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Kuvvet ve Özellikleri C

3

%3,41

6

%6,82

59

%67,05
 

7

%7,95

13

%14,77
 

Doğru (%67,05)

Yanlış (%18,18)

Boş (%14,77)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Kimyanın Sembolik Dili E

1

%1,14

2

%2,27

37

%42,05

2

%2,27

34

%38,64

12

%13,64
 

Doğru (%38,64)

Yanlış (%47,73)

Boş (%13,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14 Güçlü Etkileşimler / Metalik Bağ E

1

%1,14
 

3

%3,41

8

%9,09

56

%63,64

20

%22,73
 

Doğru (%63,64)

Yanlış (%13,64)

Boş (%22,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

[1] Karışımların Sınıflandırılması [2] Ayırma
ve Saflaştırma Teknikleri C  

2

%2,27

69

%78,41

2

%2,27

8

%9,09

7

%7,95
 

Doğru (%78,41)

Yanlış (%13,64)

Boş (%7,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler B

1

%1,14

62

%70,45
 

20

%22,73

1

%1,14

4

%4,55
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%25,00)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

[1] Elementlerin Sınıflandırılması [2]
Periyodik Özellikler E

2

%2,27

2

%2,27

7

%7,95

3

%3,41

62

%70,45

12

%13,64
 

Doğru (%70,45)

Yanlış (%15,91)

Boş (%13,64)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE PES TYT 1

Okul İlçe İl Genel

420 451 451 757

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11

[1] Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar
Kanunu [2] Mol Kavramı A

55

%62,50

4

%4,55

7

%7,95

1

%1,14
 

21

%23,86
 

Doğru (%62,50)

Yanlış (%13,64)

Boş (%23,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri C

6

%6,82

5

%5,68

25

%28,41

1

%1,14

1

%1,14

50

%56,82
 

Doğru (%28,41)

Yanlış (%14,77)

Boş (%56,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) B

4

%4,55

37

%42,05

2

%2,27

10

%11,36

12

%13,64

23

%26,14
 

Doğru (%42,05)

Yanlış (%31,82)

Boş (%26,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Mitokondri A

31

%35,23

4

%4,55

10

%11,36

8

%9,09

6

%6,82

29

%32,95
 

Doğru (%35,23)

Yanlış (%31,82)

Boş (%32,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Güncel Çevre Sorunları D

4

%4,55

11

%12,50

2

%2,27

53

%60,23

1

%1,14

17

%19,32
 

Doğru (%60,23)

Yanlış (%20,45)

Boş (%19,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Genetik Varyasyonlar B

22

%25,00

33

%37,50

3

%3,41

18

%20,45

8

%9,09

4

%4,55
 

Doğru (%37,50)

Yanlış (%57,95)

Boş (%4,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Mayoz E  

13

%14,77

7

%7,95

5

%5,68

30

%34,09

33

%37,50
 

Doğru (%34,09)

Yanlış (%28,41)

Boş (%37,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler E

3

%3,41

7

%7,95

4

%4,55

3

%3,41

36

%40,91

35

%39,77
 

Doğru (%40,91)

Yanlış (%19,32)

Boş (%39,77)
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