
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 35 5 33,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 27 2 26,50 10 0 10,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 102 17 97,75 433,288 16

2 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 35 3 34,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 27 0 27,00 3 1 2,75 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 95 8 93,00 419,559 24

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 35 5 33,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 6 2 5,50 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 97 17 92,75 419,552 25

4 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 24 3 23,25 7 1 6,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 97 17 92,75 419,506 26

5 0 AYBERK ŞAM  MS 30 8 28,00 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 27 3 26,25 9 1 8,75 4 1 3,75 6 1 5,75 6 0 6,00 97 17 92,75 419,418 27

6 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 28 1 27,75 9 0 9,00 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 408,764 33

7 0 HAVİN İREM CURKA  MS 34 3 33,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 21 5 19,75 6 1 5,75 3 2 2,50 6 1 5,75 6 0 6,00 91 15 87,25 402,960 42

8 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 5 32,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 27 0 27,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 1 3,75 91 16 87,00 401,427 44

9 0 DAMLA KİŞİN  MS 34 6 32,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 9 0 9,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 91 21 85,75 397,939 50

10 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 30 8 28,00 2 3 1,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 26 2 25,50 8 0 8,00 3 2 2,50 3 3 2,25 6 0 6,00 89 20 84,00 392,734 59

11 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 33 6 31,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 23 4 22,00 2 0 2,00 4 2 3,50 5 2 4,50 4 2 3,50 88 19 83,25 390,698 60

12 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 32 7 30,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 20 6 18,50 5 1 4,75 3 1 2,75 7 0 7,00 4 2 3,50 88 20 83,00 390,378 61

13 0 ARDA KARACA  MS 31 6 29,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 1 24,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 1 4,75 86 13 82,75 388,874 64

14 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 25 2 24,50 5 1 4,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 87 25 80,75 383,985 69

15 0 BEREN ŞAHİN  MS 30 8 28,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 25 2 24,50 9 1 8,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 2 3,50 85 19 80,25 381,037 73

16 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 21 4 20,00 6 2 5,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 3 2,25 85 23 79,25 378,082 77

17 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 3 0,25 25 2 24,50 3 0 3,00 5 2 4,50 4 3 3,25 5 0 5,00 84 21 78,75 377,779 78

18 0 ARDA HIZLI  MS 33 4 32,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 1 1,75 19 3 18,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 2 2,50 5 1 4,75 82 14 78,50 376,607 80

19 0 RABİA FİDAN  MS 33 7 31,25 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 5 18,75 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 5 1 4,75 84 26 77,50 373,285 87

20 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 32 4 31,00 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 19 5 17,75 6 0 6,00 3 3 2,25 4 1 3,75 5 1 4,75 81 17 76,75 371,468 90

21 0 ZEYNEP ERBAY  MS 32 6 30,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 16 1 15,75 3 0 3,00 2 4 1,00 6 1 5,75 6 0 6,00 78 16 74,00 363,885 100

22 0 BEYZANUR AYDIN  MS 28 7 26,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 1 18,75 1 1 0,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 78 16 74,00 363,733 101

23 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 6 30,50 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 2 1 1,75 4 2 3,50 2 4 1,00 2 1 1,75 79 21 73,75 361,715 106

24 0 TALHA GÜRCAN  MS 29 5 27,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 21 4 20,00 2 1 1,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 77 18 72,50 358,414 115

25 0 IŞIL ELMAS  MS 26 10 23,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 22 6 20,50 9 1 8,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 1 3,75 79 27 72,25 358,350 116

26 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 26 14 22,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 6 1 5,75 2 5 0,75 6 1 5,75 4 2 3,50 79 32 71,00 354,667 119

27 0 FATİH KURFALLI  MS 30 6 28,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 17 5 15,75 3 0 3,00 5 2 4,50 4 1 3,75 2 1 1,75 75 18 70,50 353,082 122

28 0 SILA DİLBAZ  MS 28 7 26,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 19 2 18,50 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 6 0 6,00 74 15 70,25 352,645 125

29 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 7 30,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 21 6 19,50 3 1 2,75 3 3 2,25 3 4 2,00 4 2 3,50 78 31 70,25 351,783 129
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

30 0 CANSU EREN  MS 29 9 26,75 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 19 2 18,50 3 0 3,00 3 3 2,25 2 1 1,75 3 0 3,00 74 17 69,75 350,264 131

31 0 HATİCE ATASOY  MS 27 6 25,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 18 6 16,50 6 0 6,00 3 4 2,00 4 2 3,50 4 0 4,00 75 24 69,00 348,614 135

32 0 ARDA YILDIRIM  MS 30 6 28,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 19 3 18,25 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 70 17 65,75 338,164 149

33 0 EMİN PALA  MS 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 23 3 22,25 4 2 3,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 5 1 4,75 72 29 64,75 335,384 155

34 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 23 13 19,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 17 7 15,25 6 0 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 71 29 63,75 333,637 160

35 0 AYÇA POLAT  MS 27 10 24,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 18 3 17,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 68 19 63,25 331,253 168

36 0 EMİNE YURTCU  MS 28 11 25,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 2 14,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 66 19 61,25 325,687 187

37 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 7 28,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 13 4 12,00 4 0 4,00 2 4 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 66 22 60,50 322,590 192

38 0 İ ARDA YILDIRM  MS 28 10 25,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 17 8 15,00 3 0 3,00 3 4 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 68 33 59,75 320,707 197

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 28 6 26,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 62 14 58,50 317,119 215

40 0 FEYZA ERGÜL  MS 27 10 24,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 8 4 7,00 2 2 1,50 1 3 0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 60 21 54,75 306,423 250

41 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 27 6 25,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 3 12,25 3 1 2,75 2 3 1,25 59 17 54,75 305,718 254

42 0 ETHEM GÖRAL  MS 28 8 26,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 14 5 12,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 62 29 54,75 305,275 257

43 0 BİLGE TAŞKIN  MS 24 13 20,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 16 8 14,00 2 2 1,50 3 4 2,00 5 1 4,75 62 33 53,75 303,794 261

44 0 MEHMET ARDA EREN  MS 31 8 29,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 2 1 1,75 1 4 0,00 59 21 53,75 302,218 268

45 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 8 26,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 4 1 3,75 2 3 1,25 58 29 50,75 294,419 294

46 0 KAAN SEMİH KURT  MS 25 12 22,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 14 7 12,25 4 1 3,75 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 59 33 50,75 294,133 295

47 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 29 8 27,00 1 2 0,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 13 10 10,50 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 58 30 50,50 292,557 304

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 22 13 18,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 13 7 11,25 5 1 4,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 57 32 49,00 289,297 321

49 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 24 12 21,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 18 6 16,50 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 58 36 49,00 288,805 323

50 0 YASİN YAŞAR  MS 30 8 28,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 55 25 48,75 287,666 328

51 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 1 2,75 4 2 3,50 54 24 48,00 287,261 332

52 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 12 6 10,50 1 0 1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 0 3,00 55 27 48,25 287,195 333

53 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 8 7 6,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 54 27 47,25 283,255 354

54 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 26 11 23,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 1 1,75 12 6 10,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 53 30 45,50 278,161 381

55 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 27 9 24,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 2 2 1,50 7 6 5,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 51 29 43,75 273,511 409

56 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 25 10 22,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 49 23 43,25 272,596 412

57 0 AYBARS KOCAKURT  MS 26 7 24,25 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 7 1 6,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 47 15 43,25 271,144 420

58 0 MUSTAFA KÖSE  MS 22 16 18,00 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 8 11,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 2 3,50 53 41 42,75 271,126 421
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440

KATILIMLAR

59 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 32 8 30,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 8 1,00 2 1 1,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 50 28 43,00 270,418 428

60 0 SARP SÜTUNÇ  MS 20 9 17,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 11 4 10,00 0 2 -0,50 3 3 2,25 2 2 1,50 1 3 0,25 49 28 42,00 268,525 442

61 0 MUHAMMED TAŞ  MS 24 14 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 8 10 5,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 50 35 41,25 266,818 451

62 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER MS 25 7 23,25 1 0 1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 8 4 7,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 45 17 40,75 264,726 463

63 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 27 8 25,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 43 15 39,25 259,477 497

64 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 25 11 22,25 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 6 6 4,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 43 25 36,75 252,930 529

65 0 HASAN YILDIZ  MS 23 11 20,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 1 2 0,50 42 23 36,25 251,519 536

66 0 EMİRHAN *IN  MS 23 10 20,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 4 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 3 2 2,50 43 29 35,75 250,599 545

67 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 21 10 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 9 5 7,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 42 31 34,25 244,748 573

68 0 HİLAL TEKİN  MS 24 12 21,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 12 -1,00 4 3 3,25 2 3 1,25 1 3 0,25 44 41 33,75 244,481 574

69 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 18 12 15,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 10 2 9,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 39 23 33,25 242,060 590

70 0 SUDE DİNÇ  MS 23 7 21,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 19 33,25 242,023 592

71 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 26 7 24,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 41 33 32,75 240,390 602

72 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 13 17,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 7 2,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 31 31,25 236,402 618

73 0 DİCLE KAYA  MS 26 9 23,75 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 36 22 30,50 233,974 635

74 0 ESMA ÇİÇEK  MS 23 12 20,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 7 1,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 37 28 30,00 232,837 640

75 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 23 8 21,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 35 22 29,50 231,510 652

76 0 RABİA KAYA  MS 20 11 17,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 36 26 29,50 231,363 653

77 0 ELİF YILDIRIM  MS 25 11 22,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 16 0,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 42 52 29,00 229,005 669

78 0 EREN AKBAŞ  MS 15 4 14,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 11 28,25 227,848 674

79 0 H CEREN TÜL  MS 19 16 15,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 33 22 27,50 225,526 688

80 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 20 9 17,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 6 9 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 33 23 27,25 224,800 695

81 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 12 17,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 35 34 26,50 222,449 704

82 0 ARDA TURAN  MS 21 4 20,00 2 5 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 25 11 22,25 210,030 749

83 0 NAGİHANEERTEM  MS 21 13 17,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 25 21 19,75 202,391 771

84 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 17 23 11,25 1 1 0,75 9 4 8,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 30 41 19,75 202,262 772
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Genel Ortalama 25,84 9,06 23,57 2,25 1,91 1,77 2,87 1,06 2,61 3,34 0,67 3,18 2,81 0,71 2,63 0,00 0,01 0,00 9,86 4,27 8,79 1,50 0,40 1,40 1,60 2,09 1,08 1,16 1,37 0,82 1,82 0,93 1,59 53,0522,48 47,44 284,070

Okul Ortalaması 27,15 8,64 24,99 2,43 1,88 1,96 3,00 1,13 2,72 3,61 0,64 3,45 2,93 0,78 2,73 0,00 0,01 0,00 11,83 4,12 10,80 2,10 0,40 2,00 1,95 2,30 1,37 1,49 1,49 1,12 2,35 1,01 2,10 58,8422,40 53,24 301,440
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 35 5 33,75 16 4 15,00 37 2 36,50 14 6 12,50 102 17 97,75 433,288 1 16 16 16 16

2 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 35 3 34,25 16 1 15,75 30 1 29,75 14 3 13,25 95 8 93,00 419,559 2 21 21 21 24

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 35 5 33,75 20 0 20,00 25 9 22,75 17 3 16,25 97 17 92,75 419,552 3 22 22 22 25

4 0 İCLAL SEVER  MS 34 6 32,50 15 4 14,00 31 4 30,00 17 3 16,25 97 17 92,75 419,506 4 23 23 23 26

5 0 AYBERK ŞAM  MS 30 8 28,00 15 3 14,25 36 4 35,00 16 2 15,50 97 17 92,75 419,418 5 24 24 24 27

6 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 30 10 27,50 13 7 11,25 37 1 36,75 15 5 13,75 95 23 89,25 408,764 6 29 29 29 33

7 0 HAVİN İREM CURKA  MS 34 3 33,25 15 3 14,25 27 6 25,50 15 3 14,25 91 15 87,25 402,960 7 37 37 37 42

8 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 5 32,75 13 6 11,50 32 0 32,00 12 5 10,75 91 16 87,00 401,427 8 39 39 39 44

9 0 DAMLA KİŞİN  MS 34 6 32,50 13 7 11,25 31 2 30,50 13 6 11,50 91 21 85,75 397,939 9 43 43 43 50

10 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 30 8 28,00 13 5 11,75 34 2 33,50 12 5 10,75 89 20 84,00 392,734 10 48 48 48 59

11 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 33 6 31,50 17 3 16,25 25 4 24,00 13 6 11,50 88 19 83,25 390,698 11 49 49 49 60

12 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 32 7 30,25 17 3 16,25 25 7 23,25 14 3 13,25 88 20 83,00 390,378 12 50 50 50 61

13 0 ARDA KARACA  MS 31 6 29,50 16 1 15,75 28 1 27,75 11 5 9,75 86 13 82,75 388,874 13 53 53 53 64

14 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 27 12 24,00 15 5 13,75 30 3 29,25 15 5 13,75 87 25 80,75 383,985 14 56 56 56 69

15 0 BEREN ŞAHİN  MS 30 8 28,00 12 2 11,50 34 3 33,25 9 6 7,50 85 19 80,25 381,037 15 59 59 59 73

16 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 30 8 28,00 19 1 18,75 27 6 25,50 9 8 7,00 85 23 79,25 378,082 16 63 63 63 77

17 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 8 29,00 11 6 9,50 28 2 27,50 14 5 12,75 84 21 78,75 377,779 17 64 64 64 78

18 0 ARDA HIZLI  MS 33 4 32,00 15 2 14,50 22 3 21,25 12 5 10,75 82 14 78,50 376,607 18 66 66 66 80

19 0 RABİA FİDAN  MS 33 7 31,25 14 5 12,75 26 6 24,50 11 8 9,00 84 26 77,50 373,285 19 73 73 73 87

20 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 32 4 31,00 12 3 11,25 25 5 23,75 12 5 10,75 81 17 76,75 371,468 20 75 75 75 90

21 0 ZEYNEP ERBAY  MS 32 6 30,50 13 4 12,00 19 1 18,75 14 5 12,75 78 16 74,00 363,885 21 81 81 81 100

22 0 BEYZANUR AYDIN  MS 28 7 26,25 17 1 16,75 20 2 19,50 13 6 11,50 78 16 74,00 363,733 22 82 82 82 101

23 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 32 6 30,50 14 5 12,75 25 3 24,25 8 7 6,25 79 21 73,75 361,715 23 83 83 83 106

24 0 TALHA GÜRCAN  MS 29 5 27,75 16 2 15,50 23 5 21,75 9 6 7,50 77 18 72,50 358,414 24 88 88 88 115

25 0 IŞIL ELMAS  MS 26 10 23,50 10 4 9,00 31 7 29,25 12 6 10,50 79 27 72,25 358,350 25 89 89 89 116

26 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 26 14 22,50 16 4 15,00 25 6 23,50 12 8 10,00 79 32 71,00 354,667 26 92 92 92 119

27 0 FATİH KURFALLI  MS 30 6 28,50 14 3 13,25 20 5 18,75 11 4 10,00 75 18 70,50 353,082 27 94 94 94 122

28 0 SILA DİLBAZ  MS 28 7 26,25 12 3 11,25 22 2 21,50 12 3 11,25 74 15 70,25 352,645 28 96 96 96 125

29 0 SİDRE KIZILTUĞ  MS 32 7 30,25 12 8 10,00 24 7 22,25 10 9 7,75 78 31 70,25 351,783 29 99 99 99 129

30 0 CANSU EREN  MS 29 9 26,75 15 2 14,50 22 2 21,50 8 4 7,00 74 17 69,75 350,264 30 101 101 101 131

31 0 HATİCE ATASOY  MS 27 6 25,50 13 6 11,50 24 6 22,50 11 6 9,50 75 24 69,00 348,614 31 104 104 104 135

32 0 ARDA YILDIRIM  MS 30 6 28,50 12 2 11,50 21 3 20,25 7 6 5,50 70 17 65,75 338,164 32 113 113 113 149

33 0 EMİN PALA  MS 27 10 24,50 10 6 8,50 27 5 25,75 8 8 6,00 72 29 64,75 335,384 33 116 116 116 155

34 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 23 13 19,75 13 4 12,00 23 7 21,25 12 5 10,75 71 29 63,75 333,637 34 118 118 118 160

35 0 AYÇA POLAT  MS 27 10 24,50 12 2 11,50 21 3 20,25 8 4 7,00 68 19 63,25 331,253 35 121 121 121 168

36 0 EMİNE YURTCU  MS 28 11 25,25 14 3 13,25 15 2 14,50 9 3 8,25 66 19 61,25 325,687 36 135 135 135 187

37 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 7 28,25 13 5 11,75 17 4 16,00 6 6 4,50 66 22 60,50 322,590 37 137 137 137 192

38 0 İ ARDA YILDIRM  MS 28 10 25,50 12 6 10,50 20 8 18,00 8 9 5,75 68 33 59,75 320,707 38 139 139 139 197

39 0 OZAN KUZEY MOL  MS 28 6 26,50 14 3 13,25 13 1 12,75 7 4 6,00 62 14 58,50 317,119 39 147 147 147 215

40 0 FEYZA ERGÜL  MS 27 10 24,50 15 1 14,75 10 6 8,50 8 4 7,00 60 21 54,75 306,423 40 166 166 166 250

41 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 27 6 25,50 14 4 13,00 13 3 12,25 5 4 4,00 59 17 54,75 305,718 41 169 169 169 254

42 0 ETHEM GÖRAL  MS 28 8 26,00 15 4 14,00 14 5 12,75 5 12 2,00 62 29 54,75 305,275 42 171 171 171 257

43 0 BİLGE TAŞKIN  MS 24 13 20,75 12 5 10,75 16 8 14,00 10 7 8,25 62 33 53,75 303,794 43 173 173 173 261

44 0 MEHMET ARDA EREN  MS 31 8 29,00 13 5 11,75 12 3 11,25 3 5 1,75 59 21 53,75 302,218 44 176 176 176 268

45 0 EMİRHAN BOZ  MS 28 8 26,00 11 4 10,00 11 9 8,75 8 8 6,00 58 29 50,75 294,419 45 190 190 190 294

46 0 KAAN SEMİH KURT  MS 25 12 22,00 9 3 8,25 18 8 16,00 7 10 4,50 59 33 50,75 294,133 46 191 191 191 295

47 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 29 8 27,00 11 4 10,00 15 10 12,50 3 8 1,00 58 30 50,50 292,557 47 194 194 194 304

48 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 22 13 18,75 10 5 8,75 18 8 16,00 7 6 5,50 57 32 49,00 289,297 48 204 204 204 321
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

49 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 24 12 21,00 10 8 8,00 18 6 16,50 6 10 3,50 58 36 49,00 288,805 49 205 205 205 323

50 0 YASİN YAŞAR  MS 30 8 28,00 13 4 12,00 8 5 6,75 4 8 2,00 55 25 48,75 287,666 50 208 208 208 328

51 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 25 9 22,75 11 5 9,75 7 5 5,75 11 5 9,75 54 24 48,00 287,261 51 210 210 210 332

52 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 11 4 10,00 13 6 11,50 8 8 6,00 55 27 48,25 287,195 52 211 211 211 333

53 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 30 8 28,00 11 4 10,00 9 7 7,25 4 8 2,00 54 27 47,25 283,255 53 219 219 219 354

54 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 26 11 23,25 11 4 10,00 12 6 10,50 4 9 1,75 53 30 45,50 278,161 54 225 225 225 381

55 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 27 9 24,75 11 6 9,50 7 6 5,50 6 8 4,00 51 29 43,75 273,511 55 237 237 237 409

56 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 25 10 22,50 11 3 10,25 5 3 4,25 8 7 6,25 49 23 43,25 272,596 56 239 239 239 412

57 0 AYBARS KOCAKURT  MS 26 7 24,25 13 2 12,50 7 1 6,75 1 5 -0,25 47 15 43,25 271,144 57 242 242 242 420

58 0 MUSTAFA KÖSE  MS 22 16 18,00 10 9 7,75 13 8 11,00 8 8 6,00 53 41 42,75 271,126 58 243 243 243 421

59 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 32 8 30,00 13 5 11,75 3 8 1,00 2 7 0,25 50 28 43,00 270,418 59 246 246 246 428

60 0 SARP SÜTUNÇ  MS 20 9 17,75 12 5 10,75 11 6 9,50 6 8 4,00 49 28 42,00 268,525 60 252 252 252 442

61 0 MUHAMMED TAŞ  MS 24 14 20,50 10 5 8,75 8 10 5,50 8 6 6,50 50 35 41,25 266,818 61 253 253 253 451

62 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER MS 25 7 23,25 7 2 6,50 8 4 7,00 5 4 4,00 45 17 40,75 264,726 62 259 259 259 463

63 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 27 8 25,00 13 5 11,75 3 2 2,50 43 15 39,25 259,477 63 275 275 275 497

64 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 25 11 22,25 8 6 6,50 6 6 4,50 4 2 3,50 43 25 36,75 252,930 64 293 293 293 529

65 0 HASAN YILDIZ  MS 23 11 20,25 14 4 13,00 0 1 -0,25 5 7 3,25 42 23 36,25 251,519 65 298 298 298 536

66 0 EMİRHAN *IN  MS 23 10 20,50 9 7 7,25 3 4 2,00 8 8 6,00 43 29 35,75 250,599 66 302 302 302 545

67 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 21 10 18,50 9 5 7,75 10 5 8,75 2 11 -0,75 42 31 34,25 244,748 67 315 315 315 573

68 0 HİLAL TEKİN  MS 24 12 21,00 11 8 9,00 2 12 -1,00 7 9 4,75 44 41 33,75 244,481 68 316 316 316 574

69 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 18 12 15,00 10 5 8,75 10 2 9,50 1 4 0,00 39 23 33,25 242,060 69 325 325 325 590

70 0 SUDE DİNÇ  MS 23 7 21,25 7 8 5,00 7 2 6,50 1 2 0,50 38 19 33,25 242,023 70 326 326 326 592

71 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 26 7 24,25 11 7 9,25 2 10 -0,50 2 9 -0,25 41 33 32,75 240,390 71 328 328 328 602

72 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 13 17,75 11 3 10,25 4 7 2,25 3 8 1,00 39 31 31,25 236,402 72 334 334 334 618

73 0 DİCLE KAYA  MS 26 9 23,75 5 6 3,50 3 2 2,50 2 5 0,75 36 22 30,50 233,974 73 338 338 338 635

74 0 ESMA ÇİÇEK  MS 23 12 20,00 8 4 7,00 3 7 1,25 3 5 1,75 37 28 30,00 232,837 74 341 341 341 640

75 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 23 8 21,00 7 5 5,75 1 3 0,25 4 6 2,50 35 22 29,50 231,510 75 345 345 345 652

76 0 RABİA KAYA  MS 20 11 17,25 8 5 6,75 5 4 4,00 3 6 1,50 36 26 29,50 231,363 76 346 346 346 653

77 0 ELİF YILDIRIM  MS 25 11 22,25 11 8 9,00 4 16 0,00 2 17 -2,25 42 52 29,00 229,005 77 352 352 352 669

78 0 EREN AKBAŞ  MS 15 4 14,00 10 2 9,50 3 0 3,00 3 5 1,75 31 11 28,25 227,848 78 353 353 353 674

79 0 H CEREN TÜL  MS 19 16 15,00 10 2 9,50 2 1 1,75 2 3 1,25 33 22 27,50 225,526 79 359 359 359 688

80 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 20 9 17,75 5 3 4,25 6 10 3,50 2 1 1,75 33 23 27,25 224,800 80 363 363 363 695

81 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 20 12 17,00 11 8 9,00 1 5 -0,25 3 9 0,75 35 34 26,50 222,449 81 369 369 369 704

82 0 ARDA TURAN  MS 21 4 20,00 2 5 0,75 2 2 1,50 25 11 22,25 210,030 82 385 385 385 749

83 0 NAGİHANEERTEM  MS 21 13 17,75 3 3 2,25 1 5 -0,25 25 21 19,75 202,391 83 392 392 392 771

84 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 17 23 11,25 1 1 0,75 10 4 9,00 2 13 -1,25 30 41 19,75 202,262 84 393 393 393 772

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ENS TYT 402 402 402 814

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,8 9,1 23,57 11,3 4,4 10,19 11,4 4,7 10,20 4,6 4,4 3,49 53,1 22,5 47,45 284,070

Okul Ortalaması 27,2 8,6 24,99 12,0 4,4 10,87 13,9 4,5 12,80 5,8 4,8 4,59 58,9 22,4 53,25 301,440

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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ENS TYT

292,557 37,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 58 30 32 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 194 194 194 304 % 37,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC eAeADCBAa ed EbBEaECDAEBACBEeACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız d  bCAC  CCAE DcABDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 10 7 10,50 % 35

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız bbacaaaDEbAeAB  BEADE BdD    A E     A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bB b   AEe   daada  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

289,297 39,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 57 32 31 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 204 204 204 321 % 39,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCBaDA   Ceca DCeeCBECEdbDCEECEdAAd aEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACcaa d AD  bC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız cC EBbCDBaAb c  bE  A  AcC BC  D   AEeDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e  dEBa   EEc ecA CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

361,715 13,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 79 21 20 73 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 83 83 83 106 % 13,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC CAB DCBAaCeAbEbBECECDAEBACBECAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BebcaAC dCCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 25 3 12 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACaECB ECA AB  BEADEABdDCD CA  A   bA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DaBaBE bE dEabC E e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

376,607 9,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 82 14 24 78 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 66 66 66 80 % 9,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd  Ce CCDCBACBECEbADCEECEbAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdCDBC CEADBEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DdBcB CDBDACAE AbE B   AD DBC  D   AE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DbEBaC  cEeAAEABaE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

388,874 7,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 86 13 21 82 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 53 53 53 64 % 7,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABdDCcAaCeA EbBECEbDAEBACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACAa  CCAE DEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 1 11 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEC DECADABECBEADEABdDCD       C DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D B BbAeEBcc  CBEdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

244,748 70,39
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 42 31 47 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(573.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 315 315 315 573 % 70,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC   B eCdAa a d aBECEC bdBACBE ACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BbCcdACbEaC    EAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DA B b eE A AB  d  a   d C   A      D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 11 7 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D aaeb bde a Cbed   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

210,030 92,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 25 11 84 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 385 385 385 749 % 92,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCB DA        DC ACBEbE   CEEaEbAAC CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  d  B aDe cb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız   bA B        c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Din ve Hayat 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

338,164 18,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 113 113 113 149 % 18,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC eAB DCB aCad ECBECECDAEBACBEeACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BaCdCAC   CAE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız   CBEbBDECcDAB  BEAbEAB DCD      D   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBE AEeEc  a  c A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

271,144 51,60
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 242 242 242 420 % 51,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  eCe a DCBbCBEC  c CEECECAACBbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız ee DBC C ADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız D   B     A  E A       AD    a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e beEa          e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

419,418 3,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 24 24 27 % 3,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcBCCBCABcDCB CCecCEbBECECDAcaACBE cCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAC  CCAEBDbABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECcDECADbBECBEbDEABCDCDECADEADCEDABa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BEBb bEBEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

331,253 20,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 68 19 33 63 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 121 121 121 168 % 20,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAA BCec  DCBeCBECECeDbEECEdAACcdEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beCD CEC AD EAC  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 21 3 16 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBbCDBaACAEEA  EB       BCa D      DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B   bBa  aEEBbA  B E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

419,552 3,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 22 22 25 % 3,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABADCBACCeACdCBECEbDeEBACBECAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCACACEECCAEBDEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB CBDECADcBc B ADEAcCcba CdeEAD E ABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBEdAEBEECCCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

273,511 50,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 51 29 40 43 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 237 237 237 409 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBC aDc  BeaAa DCBAbBECECADCEECEdAACdCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız abCe aECEAD EAC eBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 6 17 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCe BA  ccc  EEA   B         a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eaDAEB b edb e Ee  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

305,718 31,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞHAN BEŞLİ 120 59 17 44 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 169 169 169 254 % 31,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDe C eAe DCBAa a   CBECECDAEBACBEdACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcCeCACE CCAEaDcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 3 14 12,25 % 41

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D  BdC  E  DAB  BEc  AB  Cb C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBB B         dabE A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

401,427 5,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 91 16 13 87 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(44.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 39 39 44 % 5,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBeABeDCB CCaeCECBECECDAEBAdBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BebACACa CCAEBacABcC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 32 0 8 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABE BEADEAB DCD CADEA     BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BEdAEdEECaC EbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

381,037 8,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 85 19 16 80 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 59 59 59 73 % 8,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCAB DCBACCacbEbBECECDcEBACBbCcb C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeC CAC EaCAE D AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECAbABE BEAbEAB DCD CADEADCEDABb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B Bb AEcE a CeEEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

363,733 12,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZANUR AYDIN 120 78 16 26 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 82 82 82 101 % 12,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC CA  DCB aCec EbBECECDAEBACBEbAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCAC ECCAEBDEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 1 10 18,75 % 63

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D eBECBDECADABE B  D AB  CD      D     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBbAAEcEECCCeEbAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

303,794 32,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 62 33 25 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 173 173 173 261 % 32,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DAbaaeacaeDC ACBEbEdcDCEEaE AACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız aACb adCEADB AC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 8 6 14,00 % 47

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız be bBACcBDACbd A  EBA cA CDBCe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B b Ee CEabdeAAEAeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

283,255 43,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(354.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 219 219 219 354 % 43,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCdCABeDCBAa eA EbBEaECDAEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCbCACa CCAEaDc         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 9 7 24 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D aB CebEbdaAB  d    A       A       A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız beeae   de    C EdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

350,264 16,09
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 101 101 101 131 % 16,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  BCacaCDCdAaBECECeDCEECECAACddEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCeBC C ADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  d  BAC BDACAE Ab EB C ADCDBC  D B A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B eeEBa   aE A  A CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

397,939 6,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 91 21 8 85 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(50.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 43 43 43 50 % 6,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCBCABADCcACCecCECBECECDAEBACdECAdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCACddaCAEaDEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 2 6 21,50 % 72

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 31 2 7 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBDECADABECB  aEdB D   CA EADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBEBE AEddECCCeEEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

233,974 78,01
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 36 22 62 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 338 338 338 635 % 78,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBdBacA  BeedaCDCB aBECE ADCEbCE AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız bdeD a a A  E C  dA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız     B     d    e            CC          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e   c      ad A A  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

390,378 7,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 88 20 12 83 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 50 50 50 61 % 7,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBBCeceCDCB CBEbECcDCEECECAACBeEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBCECaADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCc BACDeaACAEEAD EBAC db DBCe D BeA CD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 7 0 0 7,00 % 100

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bA B CECEEBAedABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

229,005 82,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 42 52 26 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(669.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 352 352 352 669 % 82,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBbCBCcB DCeAa ec EbBECEbDAEBACB aAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcbAbEdaCAEabcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 16 10 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 16 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız cebBcddbcb edBc cdc    d C  C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 17 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız edecec edeEcddCdddcd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

335,384 19,04
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 72 29 19 64 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 116 116 116 155 % 19,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCC CAdcDCBAaCee ECBECECcAEBACdE cCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeaAa  aCeE DEABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 3 4 22,25 % 74

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 27 5 8 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACB eBDECAaABECB AbEABCDCD C e ADC  A b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBaaBbdedd    CaEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

325,687 22,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİNE YURTCU 120 66 19 35 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 135 135 135 187 % 22,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDAcde edCCDCdAaBECECADbEECECAACdCEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDB  a ADeEACCDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 2 13 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 2 23 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bC   ACD DbCAE AD   AC  DCD             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a b EB  ECEE  AdA C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

250,599 66,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN *IN 120 43 29 48 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 302 302 302 545 % 66,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ce BaDAb  eBda DCB CBEac ADCEECE AACBaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız deda CbCEAD Eee  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  da  A  BDc            e                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BeDeEBa c ddB A ceCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

294,419 36,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 58 29 33 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 190 190 190 294 % 36,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDeaC dA  DCBAaCaAbEbBECECDAEBACBE cCEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeaAC bCC E DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  cbBEdB aCA  B eBE b ABaD c   e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaebdeEBE  CCedE d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

408,764 4,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 95 23 2 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 29 33 % 4,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCaCABcDCcAaCeACEbBEaEbDAEBACBECACEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız deCeCAaEEaCAEaDEABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 1 1 27,75 % 93

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECcDECADABECBEADEABCDCD CAD ADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DeBEBEbeEBbECCCeEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

227,848 82,80
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 31 11 78 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 353 353 353 674 % 82,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 4 21 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız Ce   DA  c     D    BEb  A CEECE  AC  Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız deCDBC C A  E C  BA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız         B  C       B                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a   bB       c  eeCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

232,837 78,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(640.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 341 341 341 640 % 78,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DcDeCC CAd DeBca cc EbBEaECDAEBACBEdb EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  D    CEdaCAE DcAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  daBdC  E   ca      a  b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız aBaEaEd c           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

305,275 31,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 62 29 29 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 171 171 171 257 % 31,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  eeedaCDCB CBECE cDCEEdECAACBCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBaEa ADBEdCCDBAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bC EBACDBcACAE db  BA  A    a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 5 12 3 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BeedEBa caacd AEcce 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

353,082 14,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 75 18 27 70 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 94 94 94 122 % 14,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 6 4 28,50 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd Bee aaDCBAaBECEC DCEECE AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCD C CEADB ACeDBdE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 5 8 15,75 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 5 15 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DC  cACDBDACbEEAaE BA  d   BCe     A  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDAbBa  aEEBAAb   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

202,262 94,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 30 41 49 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(772.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 84 393 393 393 772 % 94,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 23 0 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DacebCabdebDCeAaCeAdEbBEaECcAdBACeEdcaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız      A   e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  b BaCe Eb  A   B   EA C C     E        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D acd eb ebdaCd dae 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

322,590 23,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 66 22 32 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 137 137 137 192 % 23,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA BBCe aCDCe CBEbEdADbEECECAACBCEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAC BaaCaADeEACa BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 4 13 12,00 % 40

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 4 19 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCcdB C BaACAEEAb  B        C    B A C A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B Dbbea E     AdAdC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

306,423 30,71
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 60 21 39 54 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(250.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 166 166 166 250 % 30,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd BCeAaCDbd CBEbEa DCEEabCAAdBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C CeB  C ADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DbBbBA Dc ACdE                 b  bA   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e b bB     EBAeE BCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

270,418 52,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 50 28 42 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 246 246 246 428 % 52,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeCABADCBACbecaECBEaEbDAEBACBEaACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  DdeCACdECCAEBDcABb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bdB C e   eca  B e  b                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B B  ecda  a    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

278,161 46,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 53 30 37 45 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 225 225 225 381 % 46,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCBDDAd eCeea DCceCBECE ADbEaCEdAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız ad D C dEADBEAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız eCcEBAC BbACAE A   B     d c b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bAbe     cdeAdc Cd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

225,526 84,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
H CEREN TÜL 120 33 22 65 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 359 359 359 688 % 84,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız ccaeCC  cd DCBeaCee  bBEaECcbEBACBEdAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız      AC  CCAE DcABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız         E                C    e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız Dd a Ec             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

251,519 65,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 298 298 298 536 % 65,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BCC CA  aCBAa adbEbBEaECaAEBACaE ACda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BcCACACd aCAEBD ABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız                        a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBB ebb a c  CbeE   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

348,614 16,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 75 24 21 69 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 104 104 104 135 % 16,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAd  ea CCDC AaBEbE eDCEECE AACB EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDeaECaADaEAC DBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCeEBACDaeACAE AbEEBA     DBCe DEB  E DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabdEBaCE EEdbAE  CE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

402,960 5,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 91 15 14 87 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 37 37 37 42 % 5,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 3 3 33,25 % 83

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA B CBcCCDCcAaBECECADCEECE AACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbDBC acADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCdEBACDBbACAcEA EEBAC AD DB b D BDA bDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DdbB CEdEEBAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

244,481 70,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 44 41 35 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 316 316 316 574 % 70,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaDeCC eAecDCBba ad ECBECECccEBACBE AdEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbeeACddCCAE DbABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 12 16 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 12 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  Aadbec   dada    b  A   d  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DBBceEdeEeE  dbeE c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

320,707 24,20
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRM 120 68 33 19 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 139 139 139 197 % 24,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeeCC CAdeDCB CCacCECBECECDAEdACBEaAadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BbCdCAC dCCed DEABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 8 5 15,00 % 50

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DbdBbCeDcCADAB  c A dABdDCD CA   D  DA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBaBbAed Ed CC dEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

419,506 3,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 97 17 6 92 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 23 23 26 % 3,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAeBdCecCeDCBACBECEbADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CbbDcCECaADBEAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 31 4 5 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBcCDBDACAEEAb EBAC ADCDcC CD B AdCDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBeAEBaCECEEdAAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

433,288 1,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 102 17 1 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 16 16 16 % 1,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAdBBCeACCDCBAaBECECeDCEECEbAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCbdCECEADBEACdDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 2 1 26,50 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 2 1 36,50 % 91

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCaEBcCDBDACAEEAD EBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBeAEBbdECbEBbAEAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

358,350 14,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 79 27 14 72 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 89 89 89 116 % 14,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DacBCC dABbDCB aaeeCE BEaECDAEBACBE AbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cebe AC ECCAE D AB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Matematik 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEbcDECAeABE B ADaABCDCDEbbeEADCEDABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBEAeEdEdC CeE AA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

294,133 36,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 59 33 28 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(295.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 191 191 191 295 % 36,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DceBCC Cca DCBeaead EdBEaECDAEBACBECACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız      AaEEaCAE DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  bCBEdc ECAbAB  BEebEAB e D    cAD  D B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D aaBEdbdcbE CeeEEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

287,195 40,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 55 27 38 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 211 211 211 333 % 40,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBeBaDA  BCBAa DCe CBEC  bDCEdaE bA dCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbD CdC bD EAC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 13 6 21 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız Da aBAbDBcACeE A   B   Ac   C  D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBbeEBaaaC adb E B E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

333,637 19,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 71 29 20 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(160.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 118 118 118 160 % 19,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCC CAadDCBAaaee EeBECEbDeEeACBb Aa C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDC CACbEaCAE DcABD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 7 6 15,25 % 51

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DcCBECe ECADcBE BE b AcCb D eADEAD   AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEbAEBE  bCaEEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

371,468 11,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 81 17 22 76 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 75 75 75 90 % 11,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız eBeBCC CAB DCB CCeACECBECECD EBACBECAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız Be eCAC   CAEBDEABc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 5 10 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DAbBEC eECADABE B Ab ABeDCb C  EADC  AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBb AEcEE  bBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

231,510 80,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 35 22 63 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(652.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 345 345 345 652 % 80,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 8 9 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBac C dAe DCd a B  bCBECECDAE ACaE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız B    ACddCdAc  cAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    a a      cB                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B e de e    C EdA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

302,218 32,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 176 176 176 268 % 32,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBCCBeAebDCBAaC cdECBECECDAEBACcECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAC  dCAEBacABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBbC eECAaAB    A  A                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   B B dcd dEa       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

222,449 86,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 35 34 51 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 369 369 369 704 % 86,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CeCa DA  dCa C DCe CBEec cDCEECE AAdabEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız beCbeCEb ADBEAedDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   cdaA  a c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BaDddc    Eaee  ee  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

259,477 61,06
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 43 15 62 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(497.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 275 275 275 497 % 61,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DA  eee aCDCBAaBEC aADCEECECAACBbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDBCEC AD cACdDdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız   e B  D b   E                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

266,818 55,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 50 35 35 41 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(451.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 253 253 253 451 % 55,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBdCBCAe DCBda adbEbBdCECbcEBACBECAaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız dDbeCAC dC  E  EABDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 10 12 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız e CBbCdDEdd   cbBbA  e a C              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız  aB ab bEB E aCeEEA 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 1 2 33

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0

Özdeşlikler 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

252,930 64,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 43 25 52 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 293 293 293 529 % 64,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCB DAceBCe a DCcdCBEbECeDCEECE AAaBaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız dbCe a C AD  ACd BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DaBEa   BbcC E             ca           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız e       c  EB  E   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

419,559 2,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 95 8 17 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 21 21 24 % 2,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAe BCe CCDCBACBECECADCEECEbAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CACDBCEb AD EAC DBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBDACAEEADEEBACE D DBC CDE e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 6 0 1 6,00 % 86

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız a DAbB CE EEBAAdABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

271,126 51,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 53 41 26 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 243 243 243 421 % 51,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcebC eAebDCddabac EdeECECDcEdACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız cDdedAb daCAEBaEABDd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB b eECdbAa  BEc EA dbCD  A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b B BbAbEdc  dbBEEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

378,082 9,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 85 23 12 79 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 63 63 63 77 % 9,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBeDAc BeeAa DCeACBEbEaADCEECECAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CcCDBCECEADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCcEBACDBDACdE   EEBA bAD DBCaCDEB A ecA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B DdaBdCE  EceAacdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

202,391 94,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHANEERTEM 120 25 21 74 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 392 392 392 771 % 94,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaDe C CAB DCddbCeA EbBECECcbEeAacE A bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız      Ae  aC     Ad       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bc acEd             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

392,734 7,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 89 20 11 84 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(59.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 48 59 % 7,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBaDA B CaACCDCBeCBECECADbEdCECAACdaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAbec EC ADBEACeDBAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 2 2 25,50 % 85

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 34 2 4 33,50 % 84

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBACDBabCAEEADEEBAC ADCDBC CDEBDA  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bAbB CEaEd cAEABCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

272,596 50,61
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 49 23 48 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 239 239 239 412 % 50,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBeC C abDCBAa aA ECdECECDbEdACBE AbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e CA ACE aCAE DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    BE  eb A     B      e             A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b ebBbbAEB  bCCeE A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

317,119 26,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 62 14 44 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(215.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 147 147 147 215 % 26,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDA  BCadC DCBAaBEC  ADCEECE AAdcbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız C  eBCEC ADaEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 1 19 9,75 % 33

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız c   BACDB ACAE         A           A  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B De B  deEEc  E   E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

377,779 9,58
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 84 21 15 78 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 64 64 64 78 % 9,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC CABbDCBAaaecCbCBECECDeEBAdBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCeCAC EaCAb DcAd a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBcECADAB  BEAbEABCDCD CA  AD   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız DcBaBEAbEdcECCC EEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

373,285 10,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 84 26 10 77 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 73 73 73 87 % 10,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBeBCCdCABeDCdACCecCECBECECDbEBACBECACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ceCcaAC ECCAEBDcABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECBcECAaAB  BcAbEABdDCD   DEADC D  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bBBaBEdAda aaCCeEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

231,363 80,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(653.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 346 346 346 653 % 80,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBac C eAd DCd CCB   CdECECbbEeACBE A da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız  DCc ACa CCe  acAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    BEC eE            d a C  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaabdbE       E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

383,985 8,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 87 25 8 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 56 56 69 % 8,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBbBcDAdeaCe aCDCaAaBECEaADbEECECAACBaEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CAdDBCEaEADBEeCeaBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBEBAaDBDACAEEAbEEBA  AD DBCCCD   A eDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BBDdEBaCcCEEcAAEABCa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

268,525 54,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 49 28 43 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 252 252 252 442 % 54,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBcBCC Cdd DC  a B   bBECEC  EBACcE Aabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BedACca ECCAEaDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBcCe cb  A     A  A  DC  C b       c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız bdBaBE ed E  Cd  ccA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

354,667 14,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN MUSTAFA 120 79 32 9 71 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 92 92 92 119 % 14,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBcDAdeBeecaCDCBeaBEbECcDbEdCECAACcCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CebDdaECEADBEACCDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 5 6 17,75 % 59

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DdcEBcCDBaACAEEA  EB C A C BCe  EB AECeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabbbBdCECEEcAAbAdCE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

351,783 15,85
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZILTUĞ 120 78 31 11 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 99 99 99 129 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 7 1 30,25 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCABbDCBAaCecCEbBEaECDAEBACBE AaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbbCACdaabeEBDdABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DdCBEacDECAaABE B ADEABdDCDEb cEA      C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eBB eEebEeEabCCeEdAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 1 0 100

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

352,645 15,36
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 74 15 31 70 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(125.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 96 96 96 125 % 15,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCeeA  DCB CCecCEbBEaEbD EBACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BeCeCAC  aCAE DEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 22 2 16 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız D CBECB ECADABE B AD  Be CD  d  AD  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBE AEec   CBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 0 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

242,023 72,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 38 19 63 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 326 326 326 592 % 72,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BbC CAe DCB a  d  bBECECDeEBACcE A EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız ec c Aa  aCdcBDEABb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B       D    BE D A C  a         a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b   B             e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

264,726 56,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 45 17 58 40 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(463.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 259 259 259 463 % 56,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDc   Ce a DCB aBEC  ADCEdCcCAACdCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız    D C C Aa E C  dA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız  C bBAC cD   E  b  B   A    b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B D EB  bd a   E e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

288,805 39,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 58 36 26 49 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(323.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 205 205 205 323 % 39,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCeeDAd deBAC DCcbaBdCE ADCEECE AACdbEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeeDcCdaEADaEcC  BAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 6 6 16,50 % 55

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 6 16 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız edaEBbCDeaACAE ADE BA  ADCDB            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız aaDebea   EEcbAdAaC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

390,698 7,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 88 19 13 83 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 60 % 7,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAdBBCeACCDCc aBECEbADCEECECAAdBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CdbDBCECEADBEACaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız DCBdBACDaDACAE AbEEBA E DbDBCC D       A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız BabAEB CaCEEBbAbABCd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 4 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

358,414 14,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 77 18 25 72 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 88 88 88 115 % 14,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCCBCA  DCBA aa aEbBECEC eEBACBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCcCACcECCAEBDEAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 4 5 20,00 % 67

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBEC DECAacB  BEAbEbBCDCD  A  A   Dc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEdb  dd  CBdEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 0 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 4 3 1 75

Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

224,800 85,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
UĞUR BATUHAN KATIL 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 363 363 363 695 % 85,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBaBbC ecB DCBAa e   eBE ECcAEeAC E A E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız   C  AC   C   bdAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    BaCe Edb cc     DbeBe C    b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız   a              E A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

242,060 72,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 39 23 58 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(590.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 325 325 325 590 % 72,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DB BdC  c  DCB   a  EbBECEbccEdACBEdAbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BbC dAC dCCAE DcAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 2 18 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız  ACB C  E daA   BE    B     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 4 3 -1,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız        ead d    E   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

240,390 73,96
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 328 328 328 602 % 73,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CcCBaDA eBea   DC AaBECE ADCEECE AACaCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız  eCDdaECbADca CaDBAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bCc  c  d cb d A   a  c      d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız eabd B b   c e d a E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ENS TYT

236,402 75,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 39 31 50 31 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(618.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 334 334 334 618 % 75,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DaeeCC eb  DCBeb B  bdBEaECDeEBACBEeACdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDCc AC ECaA  DcAB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 7 19 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız    B C  E    a  c bc d ec    A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız eeBaeEe      dd   Ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

287,666 40,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 55 25 40 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 208 208 208 328 % 40,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B CBCBDDAABBCBACCDCBACBECECADCEECECAACBCEB

Cevaplarınız CBCBDDAe B eeabDCBACBECECADCEbaEdAACBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CACDBCECEADBEACCDBAEDBEAC

Cevaplarınız CeCDda CdADBEAC  BAE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 5 18 5,75 % 19

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B DCBEBACDBDACAEEADEEBACEADCDBCCCDEBDAECDA

Cevaplarınız bC  BAe  D C E  b dB         e      E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BBDAEBECECEEBAAEABCE

Cevaplarınız B bdbBa    aBed e  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 1 1 50

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 0 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ENS TYT

287,261 40,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 210 210 210 332 % 40,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBCC Cd  DCB Caad  bBECECDecBACBEbAaEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız BDbcCAC  CCAbBDcAd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız bAdB d bECA AB                       c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız D BaBEdbEBE   ddEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 2 1 67

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Karışımların Sınıflandırılması 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 0 1 0

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ENS TYT

363,885 12,29
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 78 16 26 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 81 81 81 100 % 12,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 84 402 402 402 814

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı A DBDBCCBCABADCBACCBACECBECECDAEBACBECACEC

Cevaplarınız DBDBaCBCABbDCB CCacdECBECECDAEBAdBE ACEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BDCACACEECCAEBDEABDCCAEBD

Cevaplarınız e bcbACE CCAE DEABDC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 1 13 15,75 % 53

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 19 1 20 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DACBECBDECADABECBEADEABCDCDECADEADCEDABC

Cevaplarınız DACBECeDECA ABE BEA            EAD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A DBBEBEAAEBEECCCBEEAA

Cevaplarınız b BaBbcAEBEECaCBEEAA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 3 3 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 2 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Atmosfer ve İklim 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Din Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Metin Analizi 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100

Özdeşlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Termometreler 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Sıvılar 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Karışımların Sınıflandırılması 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 1 1 0 100

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100

Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Söz Öbeklerinde Anlam D   

2

%2,38

81

%96,43

1

%1,19
  

Doğru (%96,43)

Yanlış (%3,57)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

6

%7,14

72

%85,71

3

%3,57
 

1

%1,19

2

%2,38
 

Doğru (%85,71)

Yanlış (%11,90)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam D

19

%22,62
 

7

%8,33

36

%42,86

13

%15,48

9

%10,71
 

Doğru (%42,86)

Yanlış (%46,43)

Boş (%10,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Paragrafın Yorumlanması B  

65

%77,38

3

%3,57
 

16

%19,05
  

Doğru (%77,38)

Yanlış (%22,62)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Diyaloğun Yorumlanması C

2

%2,38

6

%7,14

65

%77,38

3

%3,57

2

%2,38

6

%7,14
 

Doğru (%77,38)

Yanlış (%15,48)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Paragrafın Yorumlanması C   

84

%100,0
0

    

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Karma Dil Bilgisi B

3

%3,57

18

%21,43
 

3

%3,57

6

%7,14

54

%64,29
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%14,29)

Boş (%64,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri C  

1

%1,19

50

%59,52

3

%3,57

23

%27,38

7

%8,33
 

Doğru (%59,52)

Yanlış (%32,14)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Sözcükte Anlam A

71

%84,52

1

%1,19

7

%8,33

3

%3,57
 

2

%2,38
 

Doğru (%84,52)

Yanlış (%13,10)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Tırnak İşareti - Kesme İşareti B

5

%5,95

39

%46,43

1

%1,19

9

%10,71

14

%16,67

16

%19,05
 

Doğru (%46,43)

Yanlış (%34,52)

Boş (%19,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-8 Karma Dil Bilgisi A

5

%5,95

10

%11,90

7

%8,33

12

%14,29

8

%9,52

42

%50,00
 

Doğru (%5,95)

Yanlış (%44,05)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU D

1

%1,19
  

82

%97,62

1

%1,19
  

Doğru (%97,62)

Yanlış (%2,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-17 Paragrafı İkiye Ayırma C  

1

%1,19

81

%96,43
 

1

%1,19

1

%1,19
 

Doğru (%96,43)

Yanlış (%2,38)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B

1

%1,19

53

%63,10

8

%9,52

9

%10,71

7

%8,33

6

%7,14
 

Doğru (%63,10)

Yanlış (%29,76)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Cümlelerden Paragraf Oluşturma A

42

%50,00

3

%3,57

1

%1,19

4

%4,76

8

%9,52

26

%30,95
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%19,05)

Boş (%30,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Virgül C

50

%59,52

2

%2,38

25

%29,76
 

1

%1,19

6

%7,14
 

Doğru (%29,76)

Yanlış (%63,10)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 Fiilimsiler - Karma C

6

%7,14

3

%3,57

40

%47,62
 

3

%3,57

32

%38,10
 

Doğru (%47,62)

Yanlış (%14,29)

Boş (%38,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-12 Noktalama İşaretleri - Karma B

25

%29,76

8

%9,52

1

%1,19
 

46

%54,76

4

%4,76
 

Doğru (%9,52)

Yanlış (%85,71)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-13 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler A

18

%21,43
 

23

%27,38

13

%15,48

7

%8,33

23

%27,38
 

Doğru (%21,43)

Yanlış (%51,19)

Boş (%27,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-25 Ad Soylu Sözcükler - Karma C

6

%7,14

8

%9,52

25

%29,76

7

%8,33
 

38

%45,24
 

Doğru (%29,76)

Yanlış (%25,00)

Boş (%45,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Ünlülerle İlgili Ses Olayları E  

3

%3,57

2

%2,38

1

%1,19

64

%76,19

14

%16,67
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%7,14)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafın Yorumlanması C

2

%2,38

33

%39,29

42

%50,00

3

%3,57

3

%3,57

1

%1,19
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%48,81)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafın Yorumlanması B  

81

%96,43
 

2

%2,38

1

%1,19
  

Doğru (%96,43)

Yanlış (%3,57)

Boş (%0,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafa Özgü Soru Kökü E    

2

%2,38

82

%97,62
  

Doğru (%97,62)

Yanlış (%2,38)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-20 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama C

28

%33,33

1

%1,19

53

%63,10
  

2

%2,38
 

Doğru (%63,10)

Yanlış (%34,52)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü E     

84

%100,0
0

  

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 Paragrafın Yorumlanması C  

15

%17,86

69

%82,14
    

Doğru (%82,14)

Yanlış (%17,86)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27 Düşünceyi Geliştirme Yolları D

1

%1,19

2

%2,38

7

%8,33

68

%80,95
 

6

%7,14
 

Doğru (%80,95)

Yanlış (%11,90)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

47

%55,95

8

%9,52

11

%13,10
 

12

%14,29

6

%7,14
 

Doğru (%55,95)

Yanlış (%36,90)

Boş (%7,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E   

4

%4,76

2

%2,38

78

%92,86
  

Doğru (%92,86)

Yanlış (%7,14)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

1

%1,19

58

%69,05
 

14

%16,67

9

%10,71

2

%2,38
 

Doğru (%69,05)

Yanlış (%28,57)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-35 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

84

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%2,38
 

73

%86,90

8

%9,52
 

1

%1,19
 

Doğru (%86,90)

Yanlış (%11,90)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-37 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

4

%4,76

59

%70,24

7

%8,33

9

%10,71

1

%1,19

4

%4,76
 

Doğru (%70,24)

Yanlış (%25,00)

Boş (%4,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-32 Paragrafın Yorumlanması E  

3

%3,57

1

%1,19
 

79

%94,05

1

%1,19
 

Doğru (%94,05)

Yanlış (%4,76)

Boş (%1,19)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Yapısal Anlatım Bozuklukları C

3

%3,57

6

%7,14

29

%34,52

10

%11,90

3

%3,57

33

%39,29
 

Doğru (%34,52)

Yanlış (%26,19)

Boş (%39,29)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-34 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri A

76

%90,48

2

%2,38

5

%5,95
  

1

%1,19
 

Doğru (%90,48)

Yanlış (%8,33)

Boş (%1,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 İki Cümleyi Karşılaştırma C

15

%17,86

12

%14,29

45

%53,57

4

%4,76

1

%1,19

7

%8,33
 

Doğru (%53,57)

Yanlış (%38,10)

Boş (%8,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-30

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,19

6

%7,14
 

11

%13,10

64

%76,19

2

%2,38
 

Doğru (%76,19)

Yanlış (%21,43)

Boş (%2,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-31

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Düşünceyi Geliştirme Yolları C

11

%13,10
 

69

%82,14

3

%3,57
 

1

%1,19
 

Doğru (%82,14)

Yanlış (%16,67)

Boş (%1,19)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 TARİH VE ZAMAN B

1

%1,20

44

%53,01

7

%8,43

8

%9,64

5

%6,02

18

%21,69
 

Doğru (%53,01)

Yanlış (%25,30)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D

2

%2,41

6

%7,23

4

%4,82

44

%53,01

17

%20,48

10

%12,05
 

Doğru (%53,01)

Yanlış (%34,94)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Osmanlı-Bizans İlişkileri C  

14

%16,87

49

%59,04

5

%6,02

2

%2,41

13

%15,66
 

Doğru (%59,04)

Yanlış (%25,30)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme
Hareketleri A

16

%19,28

6

%7,23

15

%18,07

6

%7,23

27

%32,53

13

%15,66
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%65,06)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler C

7

%8,43

5

%6,02

49

%59,04

6

%7,23

2

%2,41

14

%16,87
 

Doğru (%59,04)

Yanlış (%24,10)

Boş (%16,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-10 Bir Bilim Olarak Coğrafya A

80

%96,39

1

%1,20

1

%1,20
  

1

%1,20
 

Doğru (%96,39)

Yanlış (%2,41)

Boş (%1,20)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Nüfusun Özellikleri ve Önemi C

12

%14,46

4

%4,82

63

%75,90

2

%2,41

1

%1,20

1

%1,20
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%22,89)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9 Atmosfer ve İklim E

7

%8,43

3

%3,61

2

%2,41

7

%8,43

20

%24,10

44

%53,01
 

Doğru (%24,10)

Yanlış (%22,89)

Boş (%53,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) E

2

%2,41

2

%2,41
 

13

%15,66

31

%37,35

35

%42,17
 

Doğru (%37,35)

Yanlış (%20,48)

Boş (%42,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları C

28

%33,73
 

47

%56,63

1

%1,20

1

%1,20

6

%7,23
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%36,14)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Din Felsefesi C

1

%1,20

1

%1,20

76

%91,57

1

%1,20

2

%2,41

2

%2,41
 

Doğru (%91,57)

Yanlış (%6,02)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-14 Ahlak Felsefesi A

63

%75,90

1

%1,20

1

%1,20

2

%2,41

6

%7,23

10

%12,05
 

Doğru (%75,90)

Yanlış (%12,05)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Felsefi Metin Analizi E

1

%1,20

2

%2,41

3

%3,61

1

%1,20

66

%79,52

10

%12,05
 

Doğru (%79,52)

Yanlış (%8,43)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Varlık Felsefesi B

9

%10,84

34

%40,96

1

%1,20
 

2

%2,41

37

%44,58
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%14,46)

Boş (%44,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sanat Felsefesi D

5

%6,02

2

%2,41
 

69

%83,13
 

7

%8,43
 

Doğru (%83,13)

Yanlış (%8,43)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-20 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E  

3

%3,61

32

%38,55

2

%2,41

37

%44,58

9

%10,84
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%44,58)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

80

%96,39
  

1

%1,20
 

2

%2,41
 

Doğru (%96,39)

Yanlış (%1,20)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 İslam ve İbadet B  

72

%86,75
 

9

%10,84
 

2

%2,41
 

Doğru (%86,75)

Yanlış (%10,84)

Boş (%2,41)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar D

1

%1,20

2

%2,41

2

%2,41

43

%51,81

1

%1,20

34

%40,96
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%7,23)

Boş (%40,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16 Din ve Hayat C

10

%12,05

1

%1,20

12

%14,46

10

%12,05

3

%3,61

47

%56,63
 

Doğru (%14,46)

Yanlış (%28,92)

Boş (%56,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-25 Din Felsefesi C      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 Felsefi Metin Analizi A      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Bilim Felsefesi E      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Bilgi Felsefesi B      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-21

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-8 Rasyonel Sayılar D  

2

%2,41

2

%2,41

48

%57,83

1

%1,20

30

%36,14
 

Doğru (%57,83)

Yanlış (%6,02)

Boş (%36,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Üslü ifadeler A

44

%53,01

8

%9,64

6

%7,23

2

%2,41

1

%1,20

22

%26,51
 

Doğru (%53,01)

Yanlış (%20,48)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Köklü ifadeler C

6

%7,23

4

%4,82

47

%56,63

3

%3,61

2

%2,41

21

%25,30
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%18,07)

Boş (%25,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Dört İşlem Yeteneği B

4

%4,82

70

%84,34

2

%2,41

1

%1,20
 

6

%7,23
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%8,43)

Boş (%7,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Faktöriyel Kavramı E

4

%4,82

7

%8,43

3

%3,61

5

%6,02

37

%44,58

27

%32,53
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%22,89)

Boş (%32,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Ondalık Sayılar C

5

%6,02

5

%6,02

50

%60,24

10

%12,05

3

%3,61

10

%12,05
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%27,71)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-3 Tek ve Çift Sayılar B

4

%4,82

21

%25,30

13

%15,66

3

%3,61

10

%12,05

32

%38,55
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%36,14)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-1 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D  

11

%13,25

4

%4,82

34

%40,96

9

%10,84

25

%30,12
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%28,92)

Boş (%30,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-14

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler E

1

%1,20

1

%1,20

5

%6,02

2

%2,41

64

%77,11

10

%12,05
 

Doğru (%77,11)

Yanlış (%10,84)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12 Rasyonel Sayılar C  

8

%9,64

53

%63,86

2

%2,41
 

20

%24,10
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%12,05)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Çarpanlara Ayırma A

46

%55,42

3

%3,61

1

%1,20

7

%8,43

1

%1,20

25

%30,12
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%14,46)

Boş (%30,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri D

15

%18,07

7

%8,43

3

%3,61

29

%34,94

5

%6,02

24

%28,92
 

Doğru (%34,94)

Yanlış (%36,14)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler A

52

%62,65

3

%3,61

13

%15,66

3

%3,61
 

12

%14,46
 

Doğru (%62,65)

Yanlış (%22,89)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-9 Fonksiyon Grafikleri B

8

%9,64

53

%63,86

4

%4,82

1

%1,20

3

%3,61

14

%16,87
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%19,28)

Boş (%16,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma E   

3

%3,61
 

26

%31,33

54

%65,06
 

Doğru (%31,33)

Yanlış (%3,61)

Boş (%65,06)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-22 Özdeşlikler C  

1

%1,20

14

%16,87
 

1

%1,20

67

%80,72
 

Doğru (%16,87)

Yanlış (%2,41)

Boş (%80,72)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

1

%1,20

56

%67,47

3

%3,61

2

%2,41
 

21

%25,30
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%7,23)

Boş (%25,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Ondalık Sayılar E  

1

%1,20

1

%1,20

1

%1,20

29

%34,94

51

%61,45
 

Doğru (%34,94)

Yanlış (%3,61)

Boş (%61,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

37

%44,58

3

%3,61

3

%3,61
 

2

%2,41

38

%45,78
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%9,64)

Boş (%45,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Grafik Problemleri D

3

%3,61

21

%25,30

1

%1,20

19

%22,89
 

39

%46,99
 

Doğru (%22,89)

Yanlış (%30,12)

Boş (%46,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 Sayı Problemleri E

2

%2,41

1

%1,20
 

2

%2,41

32

%38,55

46

%55,42
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%6,02)

Boş (%55,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-16 Sayı Problemleri A

50

%60,24

2

%2,41
 

4

%4,82

3

%3,61

24

%28,92
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%10,84)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-28 Sayı Problemleri B  

41

%49,40

5

%6,02
  

37

%44,58
 

Doğru (%49,40)

Yanlış (%6,02)

Boş (%44,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-30 Rutin Olmayan Problemler C

8

%9,64

3

%3,61

14

%16,87

10

%12,05

11

%13,25

37

%44,58
 

Doğru (%16,87)

Yanlış (%38,55)

Boş (%44,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Grafik Problemleri D  

2

%2,41

2

%2,41

34

%40,96

1

%1,20

44

%53,01
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%6,02)

Boş (%53,01)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-29 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler C

2

%2,41

2

%2,41

46

%55,42

1

%1,20
 

32

%38,55
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%6,02)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Sayı Problemleri D

2

%2,41

3

%3,61

3

%3,61

32

%38,55
 

43

%51,81
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%9,64)

Boş (%51,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-23 Hareket Problemleri E  

1

%1,20

2

%2,41
 

6

%7,23

74

%89,16
 

Doğru (%7,23)

Yanlış (%3,61)

Boş (%89,16)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-26 Permütasyon C  

3

%3,61

24

%28,92

1

%1,20

3

%3,61

52

%62,65
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%8,43)

Boş (%62,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-24 Basit Olayların Olasılıkları A

32

%38,55

1

%1,20
 

4

%4,82

1

%1,20

45

%54,22
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%7,23)

Boş (%54,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 İkizkenar Üçgen D  

3

%3,61

1

%1,20

9

%10,84

7

%8,43

63

%75,90
 

Doğru (%10,84)

Yanlış (%13,25)

Boş (%75,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik E   

1

%1,20

1

%1,20

19

%22,89

62

%74,70
 

Doğru (%22,89)

Yanlış (%2,41)

Boş (%74,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-36 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

33

%39,76
    

50

%60,24
 

Doğru (%39,76)

Yanlış (%0,00)

Boş (%60,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-39 Kare D   

1

%1,20

28

%33,73

1

%1,20

53

%63,86
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%2,41)

Boş (%63,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Piramitler C   

15

%18,07
  

68

%81,93
 

Doğru (%18,07)

Yanlış (%0,00)

Boş (%81,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-33 Silindir E     

12

%14,46

71

%85,54
 

Doğru (%14,46)

Yanlış (%0,00)

Boş (%85,54)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-32 Dikdörtgen D

1

%1,20

2

%2,41
 

27

%32,53
 

53

%63,86
 

Doğru (%32,53)

Yanlış (%3,61)

Boş (%63,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dairede Çevre ve Alan A

32

%38,55
 

2

%2,41
  

49

%59,04
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%2,41)

Boş (%59,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-34 [1] Dörtgenler [2] Çemberde Uzunluk B  

20

%24,10

1

%1,20
  

62

%74,70
 

Doğru (%24,10)

Yanlış (%1,20)

Boş (%74,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Doğrunun Analitik İncelenmesi C

1

%1,20

5

%6,02

10

%12,05
 

4

%4,82

63

%75,90
 

Doğru (%12,05)

Yanlış (%12,05)

Boş (%75,90)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Termometreler D

1

%1,20

36

%43,37
 

30

%36,14

7

%8,43

9

%10,84
 

Doğru (%36,14)

Yanlış (%53,01)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Küresel Aynalar B

9

%10,84

16

%19,28

2

%2,41

5

%6,02

5

%6,02

46

%55,42
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%25,30)

Boş (%55,42)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve
Kılcallık B

10

%12,05

57

%68,67
  

10

%12,05

6

%7,23
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%24,10)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı E

38

%45,78

3

%3,61

3

%3,61

2

%2,41

4

%4,82

33

%39,76
 

Doğru (%4,82)

Yanlış (%55,42)

Boş (%39,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları B

4

%4,82

57

%68,67

2

%2,41

1

%1,20

13

%15,66

6

%7,23
 

Doğru (%68,67)

Yanlış (%24,10)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Kütle, Hacim ve Özkütle E

1

%1,20

27

%32,53

2

%2,41

1

%1,20

37

%44,58

15

%18,07
 

Doğru (%44,58)

Yanlış (%37,35)

Boş (%18,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Su Dalgaları A

16

%19,28

7

%8,43

2

%2,41

23

%27,71

9

%10,84

26

%31,33
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%49,40)

Boş (%31,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma
Alanları A

24

%28,92

18

%21,69

3

%3,61
 

18

%21,69

20

%24,10
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%46,99)

Boş (%24,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Periyodik Özellikler E

7

%8,43

1

%1,20

5

%6,02

12

%14,46

45

%54,22

13

%15,66
 

Doğru (%54,22)

Yanlış (%30,12)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER B

1

%1,20

21

%25,30

10

%12,05

14

%16,87

13

%15,66

24

%28,92
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%45,78)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Sıvılar E

3

%3,61

5

%6,02

6

%7,23

6

%7,23

33

%39,76

30

%36,14
 

Doğru (%39,76)

Yanlış (%24,10)

Boş (%36,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-9 Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri E

5

%6,02

1

%1,20

7

%8,43

6

%7,23

25

%30,12

39

%46,99
 

Doğru (%30,12)

Yanlış (%22,89)

Boş (%46,99)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ENS TYT

Okul İlçe İl Genel

402 402 402 814

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karışımların Sınıflandırılması C

10

%12,05

2

%2,41

17

%20,48

3

%3,61

2

%2,41

49

%59,04
 

Doğru (%20,48)

Yanlış (%20,48)

Boş (%59,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-8 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C

5

%6,02

4

%4,82

28

%33,73

6

%7,23
 

40

%48,19
 

Doğru (%33,73)

Yanlış (%18,07)

Boş (%48,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-19 Canlıların Ortak Özellikleri C

3

%3,61

5

%6,02

46

%55,42

5

%6,02

2

%2,41

22

%26,51
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%18,07)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Canlılardaki Temel Bileşikler B

6

%7,23

19

%22,89

1

%1,20

6

%7,23

19

%22,89

32

%38,55
 

Doğru (%22,89)

Yanlış (%38,55)

Boş (%38,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hücrelerin Karşılaştırılması E

1

%1,20

1

%1,20
 

10

%12,05

53

%63,86

18

%21,69
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%14,46)

Boş (%21,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Eşeysiz Üreme E

3

%3,61

5

%6,02

3

%3,61

12

%14,46

36

%43,37

24

%28,92
 

Doğru (%43,37)

Yanlış (%27,71)

Boş (%28,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı A

38

%45,78
 

8

%9,64
 

14

%16,87

23

%27,71
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%26,51)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Soyağaçları (Otozomal) A

47

%56,63
 

1

%1,20

3

%3,61

4

%4,82

28

%33,73
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%9,64)

Boş (%33,73)
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