
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 38 2 37,50 17 2 16,50 40 0 40,00 39 1 38,75 188 11 185,25 222,945 7 6404 479,565 1 13 357,325 1 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 2 36,50 18 2 17,50 38 2 37,50 19 0 19,00 38 1 37,75 37 3 36,25 187 10 184,50 227,615 5 5853 471,180 2 46 355,900 2 373

3 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 19 1 18,75 37 3 36,25 37 3 36,25 179 21 173,75 217,023 12 7178 455,800 3 190 340,768 4 738

4 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 5 33,75 19 1 18,75 32 3 31,25 20 0 20,00 35 3 34,25 37 3 36,25 178 15 174,25 219,798 9 6780 452,523 4 237 338,083 5 849

5 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 17 2 16,50 33 3 32,25 19 1 18,75 37 3 36,25 36 4 35,00 174 17 169,75 213,728 16 7734 450,015 5 291 337,363 6 872

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 35 4 34,00 19 1 18,75 34 4 33,00 37 3 36,25 175 20 170,00 216,358 13 7276 446,140 6 350 331,048 8 1148

7 105 İDİL ONAT 12D 38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 17 3 16,25 31 9 28,75 35 5 33,75 177 23 171,25 225,473 6 6072 436,750 7 534 328,668 9 1256

8 0 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 33 7 31,25 35 5 33,75 169 31 161,25 211,085 21 8171 428,075 8 741 320,730 11 1664

9 12216 AYLİN BORA 12 37 3 36,25 15 4 14,00 28 4 27,00 13 6 11,50 29 4 28,00 39 1 38,75 161 22 155,50 201,888 33 10068 424,328 9 848 302,198 22 2819

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 33 7 31,25 19 1 18,75 32 4 31,00 18 2 17,50 32 3 31,25 33 7 31,25 167 24 161,00 213,703 17 7737 422,928 10 886 323,438 10 1501

11 12020 DİLA NUR CAN 12B 29 9 26,75 14 5 12,75 33 4 32,00 18 0 18,00 35 5 33,75 32 7 30,25 161 30 153,50 203,313 30 9753 418,253 11 1008 319,638 12 1719

12 0 EMİR TÜRKMEN 12 35 5 33,75 16 4 15,00 30 8 28,00 16 3 15,25 32 4 31,00 32 7 30,25 161 31 153,25 205,885 25 9163 412,203 12 1166 314,665 15 1991

13 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 15 3 14,25 30 6 28,50 14 5 12,75 13 8 11,00 33 4 32,00 33 6 31,50 171 39 161,25 233,683 4 5312 412,103 13 1172 346,230 3 576

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 15 3 14,25 34 2 33,50 19 0 19,00 27 3 26,25 32 8 30,00 164 19 159,25 218,778 11 6929 412,038 14 1174 314,793 14 1987

15 13017 CEYDA KOTLUCA -M 29 10 26,50 11 6 9,50 24 6 22,50 15 4 14,00 32 2 31,50 37 3 36,25 148 31 140,25 183,225 61 14358 407,610 15 1306 292,615 27 3609

16 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 35 5 33,75 16 3 15,25 27 6 25,50 13 4 12,00 33 2 32,50 31 9 28,75 155 29 147,75 199,363 39 10632 404,738 16 1387 312,093 17 2166

17 12024 ZEYNEP POLAT 12D 37 3 36,25 16 3 15,25 36 4 35,00 14 6 12,50 29 6 27,50 29 9 26,75 161 31 153,25 213,993 15 7678 401,333 17 1496 313,323 16 2083

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 33 6 31,50 14 6 12,50 37 3 36,25 17 3 16,25 30 8 28,00 30 10 27,50 161 36 152,00 211,318 20 8128 400,570 18 1521 311,938 18 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 32 8 30,00 14 5 12,75 32 3 31,25 14 5 12,75 32 3 31,25 30 10 27,50 154 34 145,50 199,853 36 10505 399,800 19 1543 309,118 19 2329

20 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 34 6 32,50 19 1 18,75 35 3 34,25 18 2 17,50 22 6 20,50 33 7 31,25 161 25 154,75 218,950 10 6912 398,305 20 1585 298,980 23 3082

21 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 35 5 33,75 36 4 35,00 139 33 131,61 171,877 81 17239 397,534 21 1612 287,136 29 4121

22 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 5 29,75 14 5 12,75 30 5 28,75 16 3 15,25 27 5 25,75 33 6 31,50 151 29 143,75 199,595 38 10573 394,453 22 1719 293,560 26 3530

23 13050 TALHA YILDIRIM -M 36 4 35,00 15 4 14,00 33 7 31,25 15 5 13,75 2 1 1,75 27 13 23,75 31 9 28,75 159 43 148,25 213,698 18 7739 390,885 23 1871 302,595 21 2799

24 12100 YAŞAR ERSİN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 19 2 18,50 18 2 17,50 8 0 8,00 27 5 25,75 32 7 30,25 155 25 148,75 222,040 8 6508 388,275 24 1985 316,795 13 1874

25 0 CEYLİN KA HRAMAN   27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 32 0 32,00 34 5 32,75 134 29 127,61 171,877 81 17239 385,624 25 2084 282,271 33 4642

26 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 33 6 31,50 14 3 13,25 32 3 31,25 15 5 13,75 27 9 24,75 30 9 27,75 151 35 142,25 203,328 29 9749 384,735 26 2126 294,643 25 3436

27 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 9 26,75 10 9 7,75 31 2 30,50 13 6 11,50 29 8 27,00 32 7 30,25 144 41 133,75 187,908 54 13255 381,418 27 2290 284,948 31 4344

28 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 10 27,50 16 3 15,25 22 6 20,50 15 4 14,00 23 6 21,50 34 6 32,50 140 35 131,25 188,780 52 13075 374,025 28 2614 270,560 38 6050

29 12179 MERİÇ 12 34 5 32,75 17 2 16,50 30 6 28,50 16 4 15,00 23 4 22,00 27 11 24,25 147 32 139,00 206,818 24 8951 370,373 29 2775 290,608 28 3776

30 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 38 2 37,50 14 6 12,50 31 6 29,50 18 2 17,50 26 5 24,75 23 16 19,00 150 37 140,75 211,620 19 8078 369,835 30 2816 303,225 20 2751
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Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

31 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 29 11 26,25 15 5 13,75 33 6 31,50 10 9 7,75 19 5 17,75 33 5 31,75 139 41 128,75 191,140 49 12518 363,463 31 3096 262,575 47 7159

32 13010 YİĞİT YÜREK -M 36 4 35,00 16 3 15,25 35 1 34,75 15 4 14,00 23 8 21,00 22 13 18,75 147 33 138,75 214,070 14 7663 361,720 32 3181 295,330 24 3371

33 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 29 6 27,50 17 2 16,50 27 2 26,50 16 3 15,25 18 8 16,00 32 8 30,00 139 29 131,75 198,823 40 10743 360,555 33 3240 265,653 44 6723

34 13071 SERAY AŞIK -M 31 9 28,75 15 4 14,00 29 7 27,25 14 4 13,00 24 1 23,75 25 11 22,25 138 36 129,00 195,493 44 11473 358,493 34 3347 283,758 32 4488

35 12070 RANA ŞANLI 12 28 8 26,00 9 8 7,00 24 4 23,00 12 5 10,75 24 5 22,75 32 5 30,75 129 35 120,25 176,433 75 16020 358,085 35 3371 261,268 50 7370

36 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 35 2 34,50 14 6 12,50 24 6 22,50 23 1 22,75 139 27 132,25 200,183 35 10427 358,063 36 3374 285,133 30 4317

37 12167 İREM TURAN 12 30 9 27,75 16 2 15,50 21 5 19,75 12 4 11,00 23 5 21,75 30 7 28,25 132 32 124,00 184,903 58 13969 357,158 37 3429 267,248 41 6491

38 12165 ARDA BULDU 12A 31 8 29,00 15 5 13,75 33 2 32,50 16 3 15,25 16 10 13,50 31 9 28,75 142 37 132,75 204,353 27 9535 356,420 38 3478 264,423 46 6898

39 12174 KAAN KK 12 32 8 30,00 13 4 12,00 32 6 30,50 13 6 11,50 22 8 20,00 27 10 24,50 139 42 128,50 196,595 43 11232 356,340 39 3481 274,475 35 5562

40 12131 ATIÇI 12A 32 4 31,00 15 3 14,25 15 6 13,50 13 5 11,75 18 7 16,25 35 3 34,25 128 28 121,00 180,618 65 15042 355,240 40 3539 247,533 60 9603

41 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 15 5 13,75 33 1 32,75 15 5 13,75 22 10 19,50 26 14 22,50 141 44 130,00 201,450 34 10166 353,623 41 3624 278,100 34 5151

42 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 32 7 30,25 12 8 10,00 25 3 24,25 11 8 9,00 24 6 22,50 28 9 25,75 132 41 121,75 184,168 59 14126 352,348 42 3713 268,578 40 6314

43 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 28 10 25,50 14 5 12,75 18 10 15,50 16 4 15,00 20 5 18,75 33 7 31,25 129 41 118,75 178,860 70 15422 351,200 43 3788 252,655 57 8754

44 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 32 7 30,25 14 2 13,50 15 11 12,25 10 4 9,00 28 3 27,25 26 9 23,75 125 36 116,00 174,138 78 16611 349,603 44 3866 271,413 37 5953

45 12090 HAMZA DOĞRU 12 36 4 35,00 15 2 14,50 24 1 23,75 17 0 17,00 12 4 11,00 29 7 27,25 133 18 128,50 203,775 28 9657 346,120 45 4078 256,885 53 8071

46 12069 IRMAK ÖZEL 12 31 9 28,75 16 3 15,25 28 3 27,25 13 5 11,75 14 6 12,50 29 8 27,00 131 34 122,50 195,480 45 11479 341,638 46 4310 252,470 59 8788

47 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 30 7 28,25 12 2 11,50 25 3 24,25 13 1 12,75 18 6 16,50 28 8 26,00 126 27 119,25 188,140 53 13196 341,623 47 4311 256,000 54 8211

48 0 BEYZANUR AYDIN -M 35 4 34,00 14 2 13,50 20 6 18,50 11 5 9,75 25 6 23,50 22 11 19,25 127 34 118,50 186,643 56 13532 340,555 48 4361 273,923 36 5627

49 12150 HATİCE ATASOY 12 27 11 24,25 9 6 7,50 10 4 9,00 13 4 12,00 28 7 26,25 29 10 26,50 116 42 105,50 160,013 114 22325 338,233 49 4491 254,018 56 8523

50 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 35 5 33,75 16 4 15,00 20 13 16,75 14 6 12,50 22 17 17,75 27 12 24,00 134 57 119,75 189,338 50 12940 336,938 50 4560 260,723 51 7471

51 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 30 7 28,25 15 3 14,25 32 4 31,00 14 4 13,00 16 6 14,50 24 8 22,00 131 32 123,00 199,648 37 10542 336,738 51 4571 262,338 49 7196

52 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 27 10 24,50 10 5 8,75 23 1 22,75 11 2 10,50 17 6 15,50 29 3 28,25 117 27 110,25 176,210 76 16073 332,920 52 4797 240,880 67 10737

53 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 36 2 35,50 15 3 14,25 19 4 18,00 13 3 12,25 24 8 22,00 19 9 16,75 20 5 18,75 22 10 19,50 168 44 157,00 310,238 1 904 332,115 53 4844 334,920 7 970

54 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 31 7 29,25 16 3 15,25 35 1 34,75 11 6 9,50 17 7 15,25 22 12 19,00 132 36 123,00 202,218 32 9992 331,798 54 4860 267,083 42 6520

55 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 15 21,25 10 9 7,75 24 5 22,75 10 8 8,00 28 1 27,75 22 14 18,50 119 52 106,00 168,383 104 18080 331,228 55 4905 266,838 43 6563

56 12327 NİMET AKAY 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 7 7,25 10 8 8,00 22 0 22,00 27 1 26,75 106 33 97,75 155,660 123 23777 322,425 56 5477 237,700 70 11282

57 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 28 12 25,00 17 2 16,50 16 1 15,75 12 6 10,50 18 9 15,75 26 9 23,75 117 39 107,25 177,660 73 15690 321,755 57 5522 243,075 64 10342

58 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 34 4 33,00 13 4 12,00 13 4 12,00 8 7 6,25 25 5 23,75 19 6 17,50 112 30 104,50 171,908 80 17221 320,575 58 5602 259,383 52 7689

59 12151 AYBERK ŞAM 12 29 10 26,50 14 4 13,00 25 8 23,00 11 7 9,25 16 11 13,25 26 11 23,25 121 51 108,25 182,293 64 14580 316,515 59 5831 240,918 66 10729

60 13052 EFE DAĞDELEN -M 34 5 32,75 12 8 10,00 34 5 32,75 11 3 10,25 19 7 17,25 16 18 11,50 126 46 114,50 198,510 41 10814 313,713 60 6007 268,815 39 6275

                                                2 / 6



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

61 12368 GÜL BİREKOL 12 33 7 31,25 12 6 10,50 21 2 20,50 9 7 7,25 1 0 1,00 17 7 15,25 23 11 20,25 116 40 106,00 182,410 63 14547 311,603 61 6134 246,615 62 9752

62 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 34 2 33,50 17 3 16,25 10 1 9,75 14 5 12,75 11 4 10,00 26 8 24,00 112 23 106,25 182,568 62 14510 310,715 62 6193 232,178 75 12332

63 22053 GKLP AYDN -M 27 11 24,25 15 3 14,25 9 2 8,50 9 9 6,75 14 6 12,50 29 3 28,25 103 34 94,50 161,140 112 21914 306,953 63 6452 216,960 87 15466

64 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 27 12 24,00 16 4 15,00 27 7 25,25 14 4 13,00 17 8 15,00 19 15 15,25 120 50 107,50 188,945 51 13034 306,700 64 6467 252,655 57 8754

65 12093 VESİLE DİZMAN 12A 28 12 25,00 12 3 11,25 19 3 18,25 10 9 7,75 15 6 13,50 25 12 22,00 109 45 97,75 171,143 100 17409 304,700 65 6589 230,083 77 12729

66 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 14 6 12,50 20 3 19,25 16 4 15,00 19 3 18,25 13 14 9,50 117 35 108,25 192,313 48 12228 303,573 66 6657 265,188 45 6796

67 13043 EMRE PEHLİVAN -M 34 5 32,75 18 2 17,50 14 5 12,75 14 2 13,50 6 6 4,50 27 8 25,00 113 28 106,00 187,628 55 13326 303,383 67 6674 222,118 84 14324

68 0 İHSAN ÇETİN 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 0 12,00 25 12 22,00 105 36 96,86 171,877 81 17239 299,519 68 6914 226,671 80 13396

69 13025 ZAFER TAN -M 17 19 12,25 13 5 11,75 21 11 18,25 12 7 10,25 22 8 20,00 20 12 17,00 105 62 89,50 160,300 113 22245 296,203 69 7133 236,920 73 11446

70 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 34 6 32,50 14 4 13,00 20 3 19,25 12 5 10,75 12 6 10,50 20 15 16,25 112 39 102,25 186,433 57 13589 295,090 70 7201 237,563 71 11321

71 13091 BUKET BATBAY -M 37 3 36,25 15 3 14,25 27 3 26,25 9 1 8,75 13 3 12,25 11 9 8,75 112 22 106,50 198,025 42 10916 290,548 71 7563 254,420 55 8455

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 33 5 31,75 8 9 5,75 18 3 17,25 9 6 7,50 17 3 16,25 16 15 12,25 101 41 90,75 170,803 101 17484 282,383 72 8140 237,388 72 11354

73 12141 EMİR NİŞLİ 12M 29 10 26,50 12 5 10,75 15 3 14,25 15 3 14,25 14 6 12,50 17 15 13,25 102 42 91,50 175,263 77 16282 280,300 73 8278 231,563 76 12443

74 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 8 30,00 15 3 14,25 16 4 15,00 11 6 9,50 5 2 4,50 20 8 18,00 99 31 91,25 178,580 71 15492 275,640 74 8625 212,760 91 16276

75 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 11 24,25 7 3 6,25 6 2 5,50 12 2 11,50 5 5 3,75 14 3 13,25 18 4 17,00 89 30 81,50 165,205 107 19212 272,173 75 8935 211,468 92 16553

76 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 11 23,25 11 6 9,50 18 7 16,25 11 5 9,75 15 11 12,25 17 14 13,50 98 54 84,50 167,120 106 18385 271,263 76 9009 222,445 83 14258

77 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 10 15 6,25 22 17 17,75 100 56 86,86 171,877 81 17239 270,394 77 9074 210,686 93 16705

78 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 10 9,50 18 18 13,50 98 52 85,86 171,877 81 17239 268,849 78 9191 219,721 85 14858

79 13046 NADİR -M 26 13 22,75 14 4 13,00 22 12 19,00 4 8 2,00 17 7 15,25 13 12 10,00 96 56 82,00 164,708 108 19322 267,708 79 9291 228,293 78 13080

80 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 14 5 12,75 16 3 15,25 11 6 9,50 7 4 6,00 17 12 14,00 97 37 87,75 177,388 74 15738 266,588 80 9380 215,698 88 15707

81 16002 DOĞA ÖZ 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 11 1 10,75 8 4 7,00 17 10 14,50 104 39 95,11 204,759 26 9449 264,394 81 9547 246,806 61 9725

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 29 9 26,75 13 4 12,00 20 7 18,25 13 3 12,25 9 5 7,75 14 17 9,75 98 45 86,75 179,360 67 15309 262,908 82 9660 222,595 82 14236

83 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 30 6 28,50 10 7 8,25 13 5 11,75 9 3 8,25 7 1 6,75 18 6 16,50 87 28 80,00 164,483 109 19365 262,485 83 9707 204,438 101 18081

84 13045 BURCU BUKET EREN -M 19 17 14,75 9 7 7,25 11 4 10,00 10 3 9,25 12 7 10,25 5 1 4,75 27 5 25,75 93 44 82,00 178,325 72 15554 261,758 84 9772 213,203 90 16191

85 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 25 12 22,00 14 4 13,00 6 3 5,25 16 1 15,75 16 6 14,50 77 26 70,50 145,308 134 26680 261,745 85 9774 209,623 95 16945

86 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 24 14 20,50 15 4 14,00 18 5 16,75 11 6 9,50 6 6 4,50 20 13 16,75 94 48 82,00 169,615 102 17741 260,575 86 9856 203,475 104 18338

87 12268 CEREN MALTA 12 27 11 24,25 13 5 11,75 13 4 12,00 9 7 7,25 19 15 15,25 13 9 10,75 15 10 12,50 109 61 93,75 209,680 23 8403 260,193 87 9892 262,350 48 7192

88 13098 AYBERK KAYA -MD 29 11 26,25 11 4 10,00 10 9 7,75 10 5 8,75 10 2 9,50 15 3 14,25 85 34 76,50 159,880 115 22355 258,573 88 10027 207,320 98 17439

89 0 ÇİĞDEM -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 11 4 10,00 6 5 4,75 17 12 14,00 102 45 91,61 202,889 31 9841 257,444 89 10126 238,623 69 11129

90 12234 ENES SELEK 12A 25 12 22,00 13 6 11,50 15 3 14,25 14 4 13,00 7 7 5,25 17 16 13,00 91 48 79,00 169,575 103 17762 253,855 90 10440 205,520 100 17854
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Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

91 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 31 9 28,75 17 2 16,50 14 3 13,25 12 6 10,50 11 6 9,50 8 13 4,75 93 39 83,25 178,948 69 15405 252,793 91 10526 227,038 79 13321

92 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 1 5,75 14 11 11,25 88 36 79,86 171,877 81 17239 252,584 92 10544 209,296 96 17022

93 12055 MEHMET ÇELİK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 24 6,00 16 21 10,75 96 69 79,61 171,877 81 17239 252,064 93 10588 209,991 94 16880

94 13009 EMİN PALA -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 7 5 5,75 12 13 8,75 87 42 77,36 171,877 81 17239 244,819 94 11267 209,296 96 17022

95 12025 FURKAN KOS 12 19 18 14,50 14 6 12,50 16 10 13,50 9 7 7,25 9 13 5,75 20 17 15,75 87 71 69,25 154,553 125 24580 244,650 95 11292 191,368 114 21425

96 12119 SUDE DİNÇ 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 4 2 3,50 12 8 10,00 84 34 76,36 171,877 81 17239 243,934 96 11368 203,041 106 18424

97 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 33 4 32,00 16 1 15,75 12 1 11,75 9 0 9,00 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 113 24 107,00 256,825 2 3202 242,870 97 11464 246,525 63 9762

98 12295 EMREHAN KORUK 12 24 12 21,00 13 6 11,50 12 14 8,50 9 10 6,50 3 1 2,75 5 9 2,75 21 12 18,00 87 64 71,00 162,258 110 20794 241,835 98 11567 191,025 115 21511

99 13137 İSMAİL BULUT -M 25 15 21,25 10 6 8,50 28 5 26,75 14 3 13,25 12 14 8,50 89 43 78,25 180,235 66 15135 236,423 99 12137 225,575 81 13622

100 13057 İSMAİL ERL -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 111 42 101,36 250,522 3 3630 236,234 100 12161 239,996 68 10888

101 12134 SIDDIK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 7 1 6,75 8 6 6,50 11 24 5,00 94 55 81,11 192,817 47 12128 235,689 101 12210 233,063 74 12152

102 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 15 2,25 11 16 7,00 85 55 72,11 171,877 81 17239 230,394 102 12789 199,566 108 19233

103 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 12 23,00 11 5 9,75 10 6 8,50 6 13 2,75 7 8 5,00 17 18 12,50 77 62 61,50 149,658 130 25761 229,685 103 12875 184,238 127 23466

104 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 8 4,00 8 11 5,25 82 43 72,11 171,877 81 17239 228,369 104 13004 204,431 102 18085

105 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 8 3 7,25 7 21 1,75 83 48 71,86 171,877 81 17239 228,079 105 13034 213,466 89 16137

106 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 30 9 27,75 13 3 12,25 7 3 6,25 6 3 5,25 3 4 2,00 14 12 11,00 73 34 64,50 158,295 119 22876 226,513 106 13204 184,835 125 23266

107 12076 SENA SAKÇAK 12 30 10 27,50 9 5 7,75 6 2 5,50 7 7 5,25 5 2 4,50 12 8 10,00 69 34 60,50 151,818 128 25217 225,365 107 13334 185,088 124 23214

108 12147 RAVZANUR AYTUN 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 4 1 3,75 6 7 4,25 78 32 70,86 171,877 81 17239 225,069 108 13363 203,736 103 18239

109 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 6 27,50 12 4 11,00 6 3 5,25 9 4 8,00 3 6 1,50 12 7 10,25 71 30 63,50 158,630 117 22806 224,230 109 13466 183,790 129 23604

110 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 22 15 18,25 11 6 9,50 19 4 18,00 7 6 5,50 5 6 3,50 12 14 8,50 76 51 63,25 158,478 118 22839 223,813 110 13517 189,178 117 22060

111 13040 İREM ŞAKAR -M 24 14 20,50 9 6 7,50 10 8 8,00 10 7 8,25 4 5 2,75 16 15 12,25 73 55 59,25 150,133 129 25635 223,435 111 13555 178,468 133 25015

112 0 LARA ÇETİN 12 22 13 18,75 8 9 5,75 8 2 7,50 8 5 6,75 7 9 4,75 15 11 12,25 68 49 55,75 143,715 136 27021 222,893 112 13624 177,390 134 25253

113 0 ARDA ERGİN 12A 31 7 29,25 12 6 10,50 11 1 10,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 10 9 7,75 74 26 67,50 168,293 105 18111 221,328 113 13825 188,918 119 22126

114 12077 MERYEM YENAL 12A 24 14 20,50 11 5 9,75 12 1 11,75 9 8 7,00 5 2 4,50 12 17 7,75 73 47 61,25 155,725 122 23758 221,325 114 13827 189,115 118 22074

115 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 5 0,75 8 13 4,75 78 42 68,36 171,877 81 17239 219,549 115 14058 195,396 110 20307

116 13038 GÜLSÜM KESKE -M 25 11 22,25 7 9 4,75 20 4 19,00 10 9 7,75 9 6 7,50 1 0 1,00 72 39 62,25 161,250 111 21851 216,083 116 14536 203,170 105 18399

117 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 14 5 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 87 31 80,11 210,864 22 8208 215,739 117 14581 241,308 65 10658

118 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 3 2 2,50 3 3 2,25 4 11 1,25 78 40 68,86 179,277 68 15338 214,524 118 14746 207,216 99 17461

119 13152 EFE UÇAR -M 30 3 29,25 11 3 10,25 11 2 10,50 3 4 2,00 2 3 1,25 9 7 7,25 66 22 60,50 158,778 116 22778 213,608 119 14928 183,253 130 23723

120 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 24 15 20,25 10 10 7,50 9 4 8,00 5 6 3,50 18 17 13,75 66 52 53,00 144,198 135 26838 213,263 120 14989 202,913 107 18448
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

121 17017 POLAT MİROĞLU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 3 10 0,50 5 18 0,50 76 52 63,86 171,877 81 17239 208,084 121 15857 194,701 111 20501

122 0 ARDA YILDIRIM 12 24 10 21,50 13 3 12,25 13 6 11,50 5 4 4,00 4 4 3,00 7 10 4,50 66 37 56,75 155,940 121 23537 207,040 122 16042 185,170 123 23199

123 12221 SİNA YILMAZ 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 4 1,00 70 28 63,86 171,877 81 17239 206,464 123 16162 196,091 109 20121

124 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 7 25,25 13 1 12,75 6 2 5,50 5 3 4,25 3 1 2,75 7 11 4,25 61 25 54,75 153,985 126 24703 205,828 124 16304 182,460 131 23949

125 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 1 2 0,50 0 1 -0,25 69 27 63,11 171,877 81 17239 204,434 125 16591 194,701 111 20501

126 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 0 5 -1,25 7 21 1,75 75 50 63,36 171,877 81 17239 204,379 126 16609 189,836 116 21866

127 13116 UĞURCAN NAZLI -M 27 13 23,75 11 8 9,00 10 14 6,50 10 9 7,75 7 9 4,75 7 20 2,00 72 73 53,75 153,210 127 24863 202,863 127 16934 187,215 120 22629

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 23 16 19,00 13 4 12,00 18 8 16,00 4 9 1,75 6 13 2,75 7 16 3,00 71 66 54,50 155,453 124 23841 202,725 128 16970 183,968 128 23524

129 13132 METE SEVER -M 27 11 24,25 12 5 10,75 9 4 8,00 9 7 7,25 4 5 2,75 4 7 2,25 65 39 55,25 157,015 120 23335 201,993 129 17098 185,590 122 23072

130 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 26 12 23,00 7 8 5,00 10 12 7,00 8 7 6,25 6 11 3,25 8 15 4,25 65 65 48,75 146,448 132 26506 198,825 130 17878 176,053 135 25544

131 12067 HASAN TUSŞUN   27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 9 -0,25 2 15 -1,75 72 48 60,86 171,877 81 17239 198,639 131 17949 192,616 113 21077

132 12182 MİRZA EKİM 12 17 7 15,25 9 9 6,75 20 7 18,25 11 5 9,75 14 9 11,75 3 7 1,25 7 19 2,25 81 63 65,25 193,193 46 12051 198,468 132 17986 218,858 86 15037

133 12316 ADA BOZDAĞ 12 24 15 20,25 9 9 6,75 5 15 1,25 5 12 2,00 6 13 2,75 11 15 7,25 60 79 40,25 133,563 141 28315 191,748 133 20087 161,338 137 27667

134 13131 İNANÇ SEMİZ -M 20 15 16,25 14 1 13,75 9 6 7,50 4 4 3,00 7 2 6,50 1 11 -1,75 55 39 45,25 145,868 133 26578 190,263 134 20739 184,478 126 23385

135 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 14 19 9,25 4 12 1,00 9 15 5,25 5 11 2,25 10 4 9,00 9 9 6,75 9 12 6,00 60 82 39,50 147,105 131 26222 185,528 135 22395 186,455 121 22834

136 12321 UMUT YILMAZ 12 16 18 11,50 10 7 8,25 7 2 6,50 7 5 5,75 6 4 5,00 9 5 7,75 9 12 6,00 64 53 50,75 174,073 79 16627 184,350 136 22753 172,280 136 26260

137 12229 TALHA GÜRCAN 12 12 3 11,25 8 6 6,50 10 5 8,75 7 4 6,00 7 9 4,75 44 27 37,25 136,708 138 27846 179,983 137 23791 156,928 140 28074

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 26 11 23,25 10 7 8,25 1 0 1,00 1 3 0,25 5 14 1,50 7 16 3,00 50 51 37,25 136,345 139 27945 178,698 138 24052 160,745 138 27723

139 12420 AYTEN UZUN 12 20 17 15,75 8 9 5,75 6 6 4,50 7 6 5,50 1 6 -0,50 8 14 4,50 50 58 35,50 135,298 140 28021 177,493 139 24292 154,088 142 28306

140 12006 KA İR CAN ÇAM 12İ 27 10 24,50 12 6 10,50 2 7 0,25 5 14 1,50 46 37 36,75 139,233 137 27588 173,555 140 25209 159,563 139 27831

141 12389 CEREN YETİM 12 14 17 9,75 8 9 5,75 7 10 4,50 7 10 4,50 4 7 2,25 9 22 3,50 49 75 30,25 127,328 144 28721 172,938 141 25332 153,483 144 28357

142 13072 ALEYNA AYGÜN -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 4 0,00 4 4 3,00 10 9 7,75 10 9 7,75 2 8 0,00 4 6 2,50 65 60 50,00 183,260 60 14348 171,973 142 25524 180,960 132 24403

143 12064 HATİCE OKYAY 12 15 18 10,50 8 11 5,25 8 6 6,50 5 9 2,75 5 9 2,75 6 18 1,50 47 71 29,25 127,863 143 28687 170,005 143 25876 155,428 141 28185

144 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 15 12,25 5 4 4,00 8 9 5,75 5 2 4,50 4 10 1,50 6 20 1,00 44 60 29,00 129,563 142 28571 166,978 144 26391 153,713 143 28348

145 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 18 6,50 7 3 6,25 4 3 3,25 4 8 2,00 26 32 18,00 113,580 146 29156 156,600 145 27853 142,045 145 28905

146 12423 İLAYDA SARI 12 16 18 11,50 4 7 2,25 2 2 1,50 0 8 -2,00 0 3 -0,75 6 11 3,25 28 49 15,75 113,900 145 29149 150,145 146 28454 131,265 146 29214

147 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 1 8 -1,00 2 6 0,50 6 7 4,25 2 13 -1,25 3 14 -0,50 14 48 2,00 103,335 147 29370 126,925 147 29637 118,930 147 29535

148 12210 MUHAMMED ENES BAKICI 12 4 35 -4,75 1 19 -3,75 6 34 -2,50 5 15 1,25 13 27 6,25 16 21 10,75 45 151 7,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 36 4 35,00 18 2 17,50 38 2 37,50 17 2 16,50 40 0 40,00 39 1 38,75 188 11 185,25 222,945 7 6404 479,565 1 13 357,325 1 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 37 2 36,50 18 2 17,50 38 2 37,50 19 0 19,00 38 1 37,75 37 3 36,25 187 10 184,50 227,615 5 5853 471,180 2 46 355,900 2 373

3 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 33 7 31,25 15 3 14,25 30 6 28,50 14 5 12,75 13 8 11,00 33 4 32,00 33 6 31,50 171 39 161,25 233,683 4 5312 412,103 13 1172 346,230 3 576

4 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 32 8 30,00 18 2 17,50 36 4 35,00 19 1 18,75 37 3 36,25 37 3 36,25 179 21 173,75 217,023 12 7178 455,800 3 190 340,768 4 738

5 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 5 33,75 19 1 18,75 32 3 31,25 20 0 20,00 35 3 34,25 37 3 36,25 178 15 174,25 219,798 9 6780 452,523 4 237 338,083 5 849

6 12343 RAMAZAN EFE 12 32 4 31,00 17 2 16,50 33 3 32,25 19 1 18,75 37 3 36,25 36 4 35,00 174 17 169,75 213,728 16 7734 450,015 5 291 337,363 6 872

7 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 36 2 35,50 15 3 14,25 19 4 18,00 13 3 12,25 24 8 22,00 19 9 16,75 20 5 18,75 22 10 19,50 168 44 157,00 310,238 1 904 332,115 53 4844 334,920 7 970

8 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 33 6 31,50 17 2 16,50 35 4 34,00 19 1 18,75 34 4 33,00 37 3 36,25 175 20 170,00 216,358 13 7276 446,140 6 350 331,048 8 1148

9 105 İDİL ONAT 12D 38 2 37,50 18 2 17,50 38 2 37,50 17 3 16,25 31 9 28,75 35 5 33,75 177 23 171,25 225,473 6 6072 436,750 7 534 328,668 9 1256

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 33 7 31,25 19 1 18,75 32 4 31,00 18 2 17,50 32 3 31,25 33 7 31,25 167 24 161,00 213,703 17 7737 422,928 10 886 323,438 10 1501

11 0 ENES SARGIN 12A 32 8 30,00 17 3 16,25 36 4 35,00 16 4 15,00 33 7 31,25 35 5 33,75 169 31 161,25 211,085 21 8171 428,075 8 741 320,730 11 1664

12 12020 DİLA NUR CAN 12B 29 9 26,75 14 5 12,75 33 4 32,00 18 0 18,00 35 5 33,75 32 7 30,25 161 30 153,50 203,313 30 9753 418,253 11 1008 319,638 12 1719

13 12100 YAŞAR ERSİN 12A 36 4 35,00 15 5 13,75 19 2 18,50 18 2 17,50 8 0 8,00 27 5 25,75 32 7 30,25 155 25 148,75 222,040 8 6508 388,275 24 1985 316,795 13 1874

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 37 3 36,25 15 3 14,25 34 2 33,50 19 0 19,00 27 3 26,25 32 8 30,00 164 19 159,25 218,778 11 6929 412,038 14 1174 314,793 14 1987

15 0 EMİR TÜRKMEN 12 35 5 33,75 16 4 15,00 30 8 28,00 16 3 15,25 32 4 31,00 32 7 30,25 161 31 153,25 205,885 25 9163 412,203 12 1166 314,665 15 1991

16 12024 ZEYNEP POLAT 12D 37 3 36,25 16 3 15,25 36 4 35,00 14 6 12,50 29 6 27,50 29 9 26,75 161 31 153,25 213,993 15 7678 401,333 17 1496 313,323 16 2083

17 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 35 5 33,75 16 3 15,25 27 6 25,50 13 4 12,00 33 2 32,50 31 9 28,75 155 29 147,75 199,363 39 10632 404,738 16 1387 312,093 17 2166

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 33 6 31,50 14 6 12,50 37 3 36,25 17 3 16,25 30 8 28,00 30 10 27,50 161 36 152,00 211,318 20 8128 400,570 18 1521 311,938 18 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 32 8 30,00 14 5 12,75 32 3 31,25 14 5 12,75 32 3 31,25 30 10 27,50 154 34 145,50 199,853 36 10505 399,800 19 1543 309,118 19 2329

20 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 38 2 37,50 14 6 12,50 31 6 29,50 18 2 17,50 26 5 24,75 23 16 19,00 150 37 140,75 211,620 19 8078 369,835 30 2816 303,225 20 2751

21 13050 TALHA YILDIRIM -M 36 4 35,00 15 4 14,00 33 7 31,25 15 5 13,75 2 1 1,75 27 13 23,75 31 9 28,75 159 43 148,25 213,698 18 7739 390,885 23 1871 302,595 21 2799

22 12216 AYLİN BORA 12 37 3 36,25 15 4 14,00 28 4 27,00 13 6 11,50 29 4 28,00 39 1 38,75 161 22 155,50 201,888 33 10068 424,328 9 848 302,198 22 2819

23 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 34 6 32,50 19 1 18,75 35 3 34,25 18 2 17,50 22 6 20,50 33 7 31,25 161 25 154,75 218,950 10 6912 398,305 20 1585 298,980 23 3082

24 13010 YİĞİT YÜREK -M 36 4 35,00 16 3 15,25 35 1 34,75 15 4 14,00 23 8 21,00 22 13 18,75 147 33 138,75 214,070 14 7663 361,720 32 3181 295,330 24 3371

25 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 33 6 31,50 14 3 13,25 32 3 31,25 15 5 13,75 27 9 24,75 30 9 27,75 151 35 142,25 203,328 29 9749 384,735 26 2126 294,643 25 3436

26 12073 EREN DAĞDELEN 12A 31 5 29,75 14 5 12,75 30 5 28,75 16 3 15,25 27 5 25,75 33 6 31,50 151 29 143,75 199,595 38 10573 394,453 22 1719 293,560 26 3530

27 13017 CEYDA KOTLUCA -M 29 10 26,50 11 6 9,50 24 6 22,50 15 4 14,00 32 2 31,50 37 3 36,25 148 31 140,25 183,225 61 14358 407,610 15 1306 292,615 27 3609

28 12179 MERİÇ 12 34 5 32,75 17 2 16,50 30 6 28,50 16 4 15,00 23 4 22,00 27 11 24,25 147 32 139,00 206,818 24 8951 370,373 29 2775 290,608 28 3776

29 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 35 5 33,75 36 4 35,00 139 33 131,61 171,877 81 17239 397,534 21 1612 287,136 29 4121

30 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 31 7 29,25 12 5 10,75 35 2 34,50 14 6 12,50 24 6 22,50 23 1 22,75 139 27 132,25 200,183 35 10427 358,063 36 3374 285,133 30 4317
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

31 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 9 26,75 10 9 7,75 31 2 30,50 13 6 11,50 29 8 27,00 32 7 30,25 144 41 133,75 187,908 54 13255 381,418 27 2290 284,948 31 4344

32 13071 SERAY AŞIK -M 31 9 28,75 15 4 14,00 29 7 27,25 14 4 13,00 24 1 23,75 25 11 22,25 138 36 129,00 195,493 44 11473 358,493 34 3347 283,758 32 4488

33 0 CEYLİN KA HRAMAN   27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 32 0 32,00 34 5 32,75 134 29 127,61 171,877 81 17239 385,624 25 2084 282,271 33 4642

34 12116 ONUR AVA 12 30 9 27,75 15 5 13,75 33 1 32,75 15 5 13,75 22 10 19,50 26 14 22,50 141 44 130,00 201,450 34 10166 353,623 41 3624 278,100 34 5151

35 12174 KAAN KK 12 32 8 30,00 13 4 12,00 32 6 30,50 13 6 11,50 22 8 20,00 27 10 24,50 139 42 128,50 196,595 43 11232 356,340 39 3481 274,475 35 5562

36 0 BEYZANUR AYDIN -M 35 4 34,00 14 2 13,50 20 6 18,50 11 5 9,75 25 6 23,50 22 11 19,25 127 34 118,50 186,643 56 13532 340,555 48 4361 273,923 36 5627

37 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 32 7 30,25 14 2 13,50 15 11 12,25 10 4 9,00 28 3 27,25 26 9 23,75 125 36 116,00 174,138 78 16611 349,603 44 3866 271,413 37 5953

38 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 30 10 27,50 16 3 15,25 22 6 20,50 15 4 14,00 23 6 21,50 34 6 32,50 140 35 131,25 188,780 52 13075 374,025 28 2614 270,560 38 6050

39 13052 EFE DAĞDELEN -M 34 5 32,75 12 8 10,00 34 5 32,75 11 3 10,25 19 7 17,25 16 18 11,50 126 46 114,50 198,510 41 10814 313,713 60 6007 268,815 39 6275

40 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 32 7 30,25 12 8 10,00 25 3 24,25 11 8 9,00 24 6 22,50 28 9 25,75 132 41 121,75 184,168 59 14126 352,348 42 3713 268,578 40 6314

41 12167 İREM TURAN 12 30 9 27,75 16 2 15,50 21 5 19,75 12 4 11,00 23 5 21,75 30 7 28,25 132 32 124,00 184,903 58 13969 357,158 37 3429 267,248 41 6491

42 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 31 7 29,25 16 3 15,25 35 1 34,75 11 6 9,50 17 7 15,25 22 12 19,00 132 36 123,00 202,218 32 9992 331,798 54 4860 267,083 42 6520

43 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 25 15 21,25 10 9 7,75 24 5 22,75 10 8 8,00 28 1 27,75 22 14 18,50 119 52 106,00 168,383 104 18080 331,228 55 4905 266,838 43 6563

44 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 29 6 27,50 17 2 16,50 27 2 26,50 16 3 15,25 18 8 16,00 32 8 30,00 139 29 131,75 198,823 40 10743 360,555 33 3240 265,653 44 6723

45 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 35 5 33,75 14 6 12,50 20 3 19,25 16 4 15,00 19 3 18,25 13 14 9,50 117 35 108,25 192,313 48 12228 303,573 66 6657 265,188 45 6796

46 12165 ARDA BULDU 12A 31 8 29,00 15 5 13,75 33 2 32,50 16 3 15,25 16 10 13,50 31 9 28,75 142 37 132,75 204,353 27 9535 356,420 38 3478 264,423 46 6898

47 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 29 11 26,25 15 5 13,75 33 6 31,50 10 9 7,75 19 5 17,75 33 5 31,75 139 41 128,75 191,140 49 12518 363,463 31 3096 262,575 47 7159

48 12268 CEREN MALTA 12 27 11 24,25 13 5 11,75 13 4 12,00 9 7 7,25 19 15 15,25 13 9 10,75 15 10 12,50 109 61 93,75 209,680 23 8403 260,193 87 9892 262,350 48 7192

49 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 30 7 28,25 15 3 14,25 32 4 31,00 14 4 13,00 16 6 14,50 24 8 22,00 131 32 123,00 199,648 37 10542 336,738 51 4571 262,338 49 7196

50 12070 RANA ŞANLI 12 28 8 26,00 9 8 7,00 24 4 23,00 12 5 10,75 24 5 22,75 32 5 30,75 129 35 120,25 176,433 75 16020 358,085 35 3371 261,268 50 7370

51 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 35 5 33,75 16 4 15,00 20 13 16,75 14 6 12,50 22 17 17,75 27 12 24,00 134 57 119,75 189,338 50 12940 336,938 50 4560 260,723 51 7471

52 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 34 4 33,00 13 4 12,00 13 4 12,00 8 7 6,25 25 5 23,75 19 6 17,50 112 30 104,50 171,908 80 17221 320,575 58 5602 259,383 52 7689

53 12090 HAMZA DOĞRU 12 36 4 35,00 15 2 14,50 24 1 23,75 17 0 17,00 12 4 11,00 29 7 27,25 133 18 128,50 203,775 28 9657 346,120 45 4078 256,885 53 8071

54 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 30 7 28,25 12 2 11,50 25 3 24,25 13 1 12,75 18 6 16,50 28 8 26,00 126 27 119,25 188,140 53 13196 341,623 47 4311 256,000 54 8211

55 13091 BUKET BATBAY -M 37 3 36,25 15 3 14,25 27 3 26,25 9 1 8,75 13 3 12,25 11 9 8,75 112 22 106,50 198,025 42 10916 290,548 71 7563 254,420 55 8455

56 12150 HATİCE ATASOY 12 27 11 24,25 9 6 7,50 10 4 9,00 13 4 12,00 28 7 26,25 29 10 26,50 116 42 105,50 160,013 114 22325 338,233 49 4491 254,018 56 8523

57 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 28 10 25,50 14 5 12,75 18 10 15,50 16 4 15,00 20 5 18,75 33 7 31,25 129 41 118,75 178,860 70 15422 351,200 43 3788 252,655 57 8754

58 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 27 12 24,00 16 4 15,00 27 7 25,25 14 4 13,00 17 8 15,00 19 15 15,25 120 50 107,50 188,945 51 13034 306,700 64 6467 252,655 57 8754

59 12069 IRMAK ÖZEL 12 31 9 28,75 16 3 15,25 28 3 27,25 13 5 11,75 14 6 12,50 29 8 27,00 131 34 122,50 195,480 45 11479 341,638 46 4310 252,470 59 8788

60 12131 ATIÇI 12A 32 4 31,00 15 3 14,25 15 6 13,50 13 5 11,75 18 7 16,25 35 3 34,25 128 28 121,00 180,618 65 15042 355,240 40 3539 247,533 60 9603

                                                2 / 6



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

61 16002 DOĞA ÖZ 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 11 1 10,75 8 4 7,00 17 10 14,50 104 39 95,11 204,759 26 9449 264,394 81 9547 246,806 61 9725

62 12368 GÜL BİREKOL 12 33 7 31,25 12 6 10,50 21 2 20,50 9 7 7,25 1 0 1,00 17 7 15,25 23 11 20,25 116 40 106,00 182,410 63 14547 311,603 61 6134 246,615 62 9752

63 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 33 4 32,00 16 1 15,75 12 1 11,75 9 0 9,00 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 113 24 107,00 256,825 2 3202 242,870 97 11464 246,525 63 9762

64 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 28 12 25,00 17 2 16,50 16 1 15,75 12 6 10,50 18 9 15,75 26 9 23,75 117 39 107,25 177,660 73 15690 321,755 57 5522 243,075 64 10342

65 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 14 5 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 87 31 80,11 210,864 22 8208 215,739 117 14581 241,308 65 10658

66 12151 AYBERK ŞAM 12 29 10 26,50 14 4 13,00 25 8 23,00 11 7 9,25 16 11 13,25 26 11 23,25 121 51 108,25 182,293 64 14580 316,515 59 5831 240,918 66 10729

67 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 27 10 24,50 10 5 8,75 23 1 22,75 11 2 10,50 17 6 15,50 29 3 28,25 117 27 110,25 176,210 76 16073 332,920 52 4797 240,880 67 10737

68 13057 İSMAİL ERL -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 111 42 101,36 250,522 3 3630 236,234 100 12161 239,996 68 10888

69 0 ÇİĞDEM -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 11 4 10,00 6 5 4,75 17 12 14,00 102 45 91,61 202,889 31 9841 257,444 89 10126 238,623 69 11129

70 12327 NİMET AKAY 12 25 12 22,00 13 5 11,75 9 7 7,25 10 8 8,00 22 0 22,00 27 1 26,75 106 33 97,75 155,660 123 23777 322,425 56 5477 237,700 70 11282

71 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 34 6 32,50 14 4 13,00 20 3 19,25 12 5 10,75 12 6 10,50 20 15 16,25 112 39 102,25 186,433 57 13589 295,090 70 7201 237,563 71 11321

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 33 5 31,75 8 9 5,75 18 3 17,25 9 6 7,50 17 3 16,25 16 15 12,25 101 41 90,75 170,803 101 17484 282,383 72 8140 237,388 72 11354

73 13025 ZAFER TAN -M 17 19 12,25 13 5 11,75 21 11 18,25 12 7 10,25 22 8 20,00 20 12 17,00 105 62 89,50 160,300 113 22245 296,203 69 7133 236,920 73 11446

74 12134 SIDDIK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 7 1 6,75 8 6 6,50 11 24 5,00 94 55 81,11 192,817 47 12128 235,689 101 12210 233,063 74 12152

75 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 34 2 33,50 17 3 16,25 10 1 9,75 14 5 12,75 11 4 10,00 26 8 24,00 112 23 106,25 182,568 62 14510 310,715 62 6193 232,178 75 12332

76 12141 EMİR NİŞLİ 12M 29 10 26,50 12 5 10,75 15 3 14,25 15 3 14,25 14 6 12,50 17 15 13,25 102 42 91,50 175,263 77 16282 280,300 73 8278 231,563 76 12443

77 12093 VESİLE DİZMAN 12A 28 12 25,00 12 3 11,25 19 3 18,25 10 9 7,75 15 6 13,50 25 12 22,00 109 45 97,75 171,143 100 17409 304,700 65 6589 230,083 77 12729

78 13046 NADİR -M 26 13 22,75 14 4 13,00 22 12 19,00 4 8 2,00 17 7 15,25 13 12 10,00 96 56 82,00 164,708 108 19322 267,708 79 9291 228,293 78 13080

79 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 31 9 28,75 17 2 16,50 14 3 13,25 12 6 10,50 11 6 9,50 8 13 4,75 93 39 83,25 178,948 69 15405 252,793 91 10526 227,038 79 13321

80 0 İHSAN ÇETİN 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 0 12,00 25 12 22,00 105 36 96,86 171,877 81 17239 299,519 68 6914 226,671 80 13396

81 13137 İSMAİL BULUT -M 25 15 21,25 10 6 8,50 28 5 26,75 14 3 13,25 12 14 8,50 89 43 78,25 180,235 66 15135 236,423 99 12137 225,575 81 13622

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 29 9 26,75 13 4 12,00 20 7 18,25 13 3 12,25 9 5 7,75 14 17 9,75 98 45 86,75 179,360 67 15309 262,908 82 9660 222,595 82 14236

83 13082 ARDA ÜNLÜ -M 26 11 23,25 11 6 9,50 18 7 16,25 11 5 9,75 15 11 12,25 17 14 13,50 98 54 84,50 167,120 106 18385 271,263 76 9009 222,445 83 14258

84 13043 EMRE PEHLİVAN -M 34 5 32,75 18 2 17,50 14 5 12,75 14 2 13,50 6 6 4,50 27 8 25,00 113 28 106,00 187,628 55 13326 303,383 67 6674 222,118 84 14324

85 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 10 9,50 18 18 13,50 98 52 85,86 171,877 81 17239 268,849 78 9191 219,721 85 14858

86 12182 MİRZA EKİM 12 17 7 15,25 9 9 6,75 20 7 18,25 11 5 9,75 14 9 11,75 3 7 1,25 7 19 2,25 81 63 65,25 193,193 46 12051 198,468 132 17986 218,858 86 15037

87 22053 GKLP AYDN -M 27 11 24,25 15 3 14,25 9 2 8,50 9 9 6,75 14 6 12,50 29 3 28,25 103 34 94,50 161,140 112 21914 306,953 63 6452 216,960 87 15466

88 13168 SUDE ŞEŞEN -M 32 7 30,25 14 5 12,75 16 3 15,25 11 6 9,50 7 4 6,00 17 12 14,00 97 37 87,75 177,388 74 15738 266,588 80 9380 215,698 88 15707

89 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 8 3 7,25 7 21 1,75 83 48 71,86 171,877 81 17239 228,079 105 13034 213,466 89 16137

90 13045 BURCU BUKET EREN -M 19 17 14,75 9 7 7,25 11 4 10,00 10 3 9,25 12 7 10,25 5 1 4,75 27 5 25,75 93 44 82,00 178,325 72 15554 261,758 84 9772 213,203 90 16191
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

91 12170 ZEHRA ZAMAN 12 32 8 30,00 15 3 14,25 16 4 15,00 11 6 9,50 5 2 4,50 20 8 18,00 99 31 91,25 178,580 71 15492 275,640 74 8625 212,760 91 16276

92 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 27 11 24,25 7 3 6,25 6 2 5,50 12 2 11,50 5 5 3,75 14 3 13,25 18 4 17,00 89 30 81,50 165,205 107 19212 272,173 75 8935 211,468 92 16553

93 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 10 15 6,25 22 17 17,75 100 56 86,86 171,877 81 17239 270,394 77 9074 210,686 93 16705

94 12055 MEHMET ÇELİK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 12 24 6,00 16 21 10,75 96 69 79,61 171,877 81 17239 252,064 93 10588 209,991 94 16880

95 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 25 12 22,00 14 4 13,00 6 3 5,25 16 1 15,75 16 6 14,50 77 26 70,50 145,308 134 26680 261,745 85 9774 209,623 95 16945

96 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 1 5,75 14 11 11,25 88 36 79,86 171,877 81 17239 252,584 92 10544 209,296 96 17022

97 13009 EMİN PALA -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 7 5 5,75 12 13 8,75 87 42 77,36 171,877 81 17239 244,819 94 11267 209,296 96 17022

98 13098 AYBERK KAYA -MD 29 11 26,25 11 4 10,00 10 9 7,75 10 5 8,75 10 2 9,50 15 3 14,25 85 34 76,50 159,880 115 22355 258,573 88 10027 207,320 98 17439

99 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 3 2 2,50 3 3 2,25 4 11 1,25 78 40 68,86 179,277 68 15338 214,524 118 14746 207,216 99 17461

100 12234 ENES SELEK 12A 25 12 22,00 13 6 11,50 15 3 14,25 14 4 13,00 7 7 5,25 17 16 13,00 91 48 79,00 169,575 103 17762 253,855 90 10440 205,520 100 17854

101 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 30 6 28,50 10 7 8,25 13 5 11,75 9 3 8,25 7 1 6,75 18 6 16,50 87 28 80,00 164,483 109 19365 262,485 83 9707 204,438 101 18081

102 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 8 4,00 8 11 5,25 82 43 72,11 171,877 81 17239 228,369 104 13004 204,431 102 18085

103 12147 RAVZANUR AYTUN 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 4 1 3,75 6 7 4,25 78 32 70,86 171,877 81 17239 225,069 108 13363 203,736 103 18239

104 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 24 14 20,50 15 4 14,00 18 5 16,75 11 6 9,50 6 6 4,50 20 13 16,75 94 48 82,00 169,615 102 17741 260,575 86 9856 203,475 104 18338

105 13038 GÜLSÜM KESKE -M 25 11 22,25 7 9 4,75 20 4 19,00 10 9 7,75 9 6 7,50 1 0 1,00 72 39 62,25 161,250 111 21851 216,083 116 14536 203,170 105 18399

106 12119 SUDE DİNÇ 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 4 2 3,50 12 8 10,00 84 34 76,36 171,877 81 17239 243,934 96 11368 203,041 106 18424

107 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 24 15 20,25 10 10 7,50 9 4 8,00 5 6 3,50 18 17 13,75 66 52 53,00 144,198 135 26838 213,263 120 14989 202,913 107 18448

108 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 6 15 2,25 11 16 7,00 85 55 72,11 171,877 81 17239 230,394 102 12789 199,566 108 19233

109 12221 SİNA YILMAZ 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 4 1,00 70 28 63,86 171,877 81 17239 206,464 123 16162 196,091 109 20121

110 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 5 0,75 8 13 4,75 78 42 68,36 171,877 81 17239 219,549 115 14058 195,396 110 20307

111 17017 POLAT MİROĞLU -M 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 3 10 0,50 5 18 0,50 76 52 63,86 171,877 81 17239 208,084 121 15857 194,701 111 20501

112 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 1 2 0,50 0 1 -0,25 69 27 63,11 171,877 81 17239 204,434 125 16591 194,701 111 20501

113 12067 HASAN TUSŞUN   27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 2 9 -0,25 2 15 -1,75 72 48 60,86 171,877 81 17239 198,639 131 17949 192,616 113 21077

114 12025 FURKAN KOS 12 19 18 14,50 14 6 12,50 16 10 13,50 9 7 7,25 9 13 5,75 20 17 15,75 87 71 69,25 154,553 125 24580 244,650 95 11292 191,368 114 21425

115 12295 EMREHAN KORUK 12 24 12 21,00 13 6 11,50 12 14 8,50 9 10 6,50 3 1 2,75 5 9 2,75 21 12 18,00 87 64 71,00 162,258 110 20794 241,835 98 11567 191,025 115 21511

116 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 27 9 25,03 12 5 11,20 18 5 17,00 11 5 9,63 0 5 -1,25 7 21 1,75 75 50 63,36 171,877 81 17239 204,379 126 16609 189,836 116 21866

117 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 22 15 18,25 11 6 9,50 19 4 18,00 7 6 5,50 5 6 3,50 12 14 8,50 76 51 63,25 158,478 118 22839 223,813 110 13517 189,178 117 22060

118 12077 MERYEM YENAL 12A 24 14 20,50 11 5 9,75 12 1 11,75 9 8 7,00 5 2 4,50 12 17 7,75 73 47 61,25 155,725 122 23758 221,325 114 13827 189,115 118 22074

119 0 ARDA ERGİN 12A 31 7 29,25 12 6 10,50 11 1 10,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 10 9 7,75 74 26 67,50 168,293 105 18111 221,328 113 13825 188,918 119 22126

120 13116 UĞURCAN NAZLI -M 27 13 23,75 11 8 9,00 10 14 6,50 10 9 7,75 7 9 4,75 7 20 2,00 72 73 53,75 153,210 127 24863 202,863 127 16934 187,215 120 22629
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

121 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 14 19 9,25 4 12 1,00 9 15 5,25 5 11 2,25 10 4 9,00 9 9 6,75 9 12 6,00 60 82 39,50 147,105 131 26222 185,528 135 22395 186,455 121 22834

122 13132 METE SEVER -M 27 11 24,25 12 5 10,75 9 4 8,00 9 7 7,25 4 5 2,75 4 7 2,25 65 39 55,25 157,015 120 23335 201,993 129 17098 185,590 122 23072

123 0 ARDA YILDIRIM 12 24 10 21,50 13 3 12,25 13 6 11,50 5 4 4,00 4 4 3,00 7 10 4,50 66 37 56,75 155,940 121 23537 207,040 122 16042 185,170 123 23199

124 12076 SENA SAKÇAK 12 30 10 27,50 9 5 7,75 6 2 5,50 7 7 5,25 5 2 4,50 12 8 10,00 69 34 60,50 151,818 128 25217 225,365 107 13334 185,088 124 23214

125 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 30 9 27,75 13 3 12,25 7 3 6,25 6 3 5,25 3 4 2,00 14 12 11,00 73 34 64,50 158,295 119 22876 226,513 106 13204 184,835 125 23266

126 13131 İNANÇ SEMİZ -M 20 15 16,25 14 1 13,75 9 6 7,50 4 4 3,00 7 2 6,50 1 11 -1,75 55 39 45,25 145,868 133 26578 190,263 134 20739 184,478 126 23385

127 12415 BİLGE TAŞKIN 12 26 12 23,00 11 5 9,75 10 6 8,50 6 13 2,75 7 8 5,00 17 18 12,50 77 62 61,50 149,658 130 25761 229,685 103 12875 184,238 127 23466

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 23 16 19,00 13 4 12,00 18 8 16,00 4 9 1,75 6 13 2,75 7 16 3,00 71 66 54,50 155,453 124 23841 202,725 128 16970 183,968 128 23524

129 13037 FATMA NUR İÇYER -M 29 6 27,50 12 4 11,00 6 3 5,25 9 4 8,00 3 6 1,50 12 7 10,25 71 30 63,50 158,630 117 22806 224,230 109 13466 183,790 129 23604

130 13152 EFE UÇAR -M 30 3 29,25 11 3 10,25 11 2 10,50 3 4 2,00 2 3 1,25 9 7 7,25 66 22 60,50 158,778 116 22778 213,608 119 14928 183,253 130 23723

131 12051 RÜMEYSA TETİK 12 27 7 25,25 13 1 12,75 6 2 5,50 5 3 4,25 3 1 2,75 7 11 4,25 61 25 54,75 153,985 126 24703 205,828 124 16304 182,460 131 23949

132 13072 ALEYNA AYGÜN -M 24 13 20,75 10 7 8,25 1 4 0,00 4 4 3,00 10 9 7,75 10 9 7,75 2 8 0,00 4 6 2,50 65 60 50,00 183,260 60 14348 171,973 142 25524 180,960 132 24403

133 13040 İREM ŞAKAR -M 24 14 20,50 9 6 7,50 10 8 8,00 10 7 8,25 4 5 2,75 16 15 12,25 73 55 59,25 150,133 129 25635 223,435 111 13555 178,468 133 25015

134 0 LARA ÇETİN 12 22 13 18,75 8 9 5,75 8 2 7,50 8 5 6,75 7 9 4,75 15 11 12,25 68 49 55,75 143,715 136 27021 222,893 112 13624 177,390 134 25253

135 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 26 12 23,00 7 8 5,00 10 12 7,00 8 7 6,25 6 11 3,25 8 15 4,25 65 65 48,75 146,448 132 26506 198,825 130 17878 176,053 135 25544

136 12321 UMUT YILMAZ 12 16 18 11,50 10 7 8,25 7 2 6,50 7 5 5,75 6 4 5,00 9 5 7,75 9 12 6,00 64 53 50,75 174,073 79 16627 184,350 136 22753 172,280 136 26260

137 12316 ADA BOZDAĞ 12 24 15 20,25 9 9 6,75 5 15 1,25 5 12 2,00 6 13 2,75 11 15 7,25 60 79 40,25 133,563 141 28315 191,748 133 20087 161,338 137 27667

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 26 11 23,25 10 7 8,25 1 0 1,00 1 3 0,25 5 14 1,50 7 16 3,00 50 51 37,25 136,345 139 27945 178,698 138 24052 160,745 138 27723

139 12006 KA İR CAN ÇAM 12İ 27 10 24,50 12 6 10,50 2 7 0,25 5 14 1,50 46 37 36,75 139,233 137 27588 173,555 140 25209 159,563 139 27831

140 12229 TALHA GÜRCAN 12 12 3 11,25 8 6 6,50 10 5 8,75 7 4 6,00 7 9 4,75 44 27 37,25 136,708 138 27846 179,983 137 23791 156,928 140 28074

141 12064 HATİCE OKYAY 12 15 18 10,50 8 11 5,25 8 6 6,50 5 9 2,75 5 9 2,75 6 18 1,50 47 71 29,25 127,863 143 28687 170,005 143 25876 155,428 141 28185

142 12420 AYTEN UZUN 12 20 17 15,75 8 9 5,75 6 6 4,50 7 6 5,50 1 6 -0,50 8 14 4,50 50 58 35,50 135,298 140 28021 177,493 139 24292 154,088 142 28306

143 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 16 15 12,25 5 4 4,00 8 9 5,75 5 2 4,50 4 10 1,50 6 20 1,00 44 60 29,00 129,563 142 28571 166,978 144 26391 153,713 143 28348

144 12389 CEREN YETİM 12 14 17 9,75 8 9 5,75 7 10 4,50 7 10 4,50 4 7 2,25 9 22 3,50 49 75 30,25 127,328 144 28721 172,938 141 25332 153,483 144 28357

145 12149 İBRAHİM DEMİR 12 11 18 6,50 7 3 6,25 4 3 3,25 4 8 2,00 26 32 18,00 113,580 146 29156 156,600 145 27853 142,045 145 28905

146 12423 İLAYDA SARI 12 16 18 11,50 4 7 2,25 2 2 1,50 0 8 -2,00 0 3 -0,75 6 11 3,25 28 49 15,75 113,900 145 29149 150,145 146 28454 131,265 146 29214

147 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 1 8 -1,00 2 6 0,50 6 7 4,25 2 13 -1,25 3 14 -0,50 14 48 2,00 103,335 147 29370 126,925 147 29637 118,930 147 29535

148 12210 MUHAMMED ENES BAKICI 12 4 35 -4,75 1 19 -3,75 6 34 -2,50 5 15 1,25 13 27 6,25 16 21 10,75 45 151 7,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 24,9 9,9 22,40 11,3 4,8 10,08 14,4 4,4 13,35 7,6 3,4 6,74 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 89,8 42,7 79,03 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 28,0 9,2 25,74 12,6 4,8 11,48 19,3 5,0 18,14 11,1 4,9 9,90 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 107,0 40,7 96,91 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  -M -MA -MD 12 12A 12B 12C 12D 12E 12İ 12M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M -MA -MD 12 12A 12B 12C

                                                6 / 6



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 40 0 40,00 39 1 38,75 79 1 78,75 222,945 3 7 6404 479,565 1 1 13 357,325 1 1 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 38 1 37,75 37 3 36,25 75 4 74,00 227,615 2 5 5853 471,180 2 2 46 355,900 2 2 373

3 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 37 3 36,25 37 3 36,25 74 6 72,50 217,023 1 12 7178 455,800 1 3 190 340,768 1 4 738

4 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 3 34,25 37 3 36,25 72 6 70,50 219,798 1 9 6780 452,523 1 4 237 338,083 1 5 849

5 12343 RAMAZAN EFE 12 37 3 36,25 36 4 35,00 73 7 71,25 213,728 2 16 7734 450,015 2 5 291 337,363 2 6 872

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 34 4 33,00 37 3 36,25 71 7 69,25 216,358 5 13 7276 446,140 3 6 350 331,048 4 8 1148

7 105 İDİL ONAT 12D 31 9 28,75 35 5 33,75 66 14 62,50 225,473 1 6 6072 436,750 1 7 534 328,668 1 9 1256

8 0 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 35 5 33,75 68 12 65,00 211,085 9 21 8171 428,075 4 8 741 320,730 6 11 1664

9 12216 AYLİN BORA 12 29 4 28,00 39 1 38,75 68 5 66,75 201,888 8 33 10068 424,328 3 9 848 302,198 4 22 2819

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 32 3 31,25 33 7 31,25 65 10 62,50 213,703 6 17 7737 422,928 5 10 886 323,438 5 10 1501

11 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 5 33,75 32 7 30,25 67 12 64,00 203,313 2 30 9753 418,253 1 11 1008 319,638 1 12 1719

12 0 EMİR TÜRKMEN 12 32 4 31,00 32 7 30,25 64 11 61,25 205,885 5 25 9163 412,203 4 12 1166 314,665 3 15 1991

13 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 13 8 11,00 33 4 32,00 33 6 31,50 79 18 74,50 233,683 3 4 5312 412,103 1 13 1172 346,230 1 3 576

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 27 3 26,25 32 8 30,00 59 11 56,25 218,778 1 11 6929 412,038 2 14 1174 314,793 2 14 1987

15 13017 CEYDA KOTLUCA -M 32 2 31,50 37 3 36,25 69 5 67,75 183,225 19 61 14358 407,610 2 15 1306 292,615 5 27 3609

16 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 33 2 32,50 31 9 28,75 64 11 61,25 199,363 14 39 10632 404,738 6 16 1387 312,093 8 17 2166

17 12024 ZEYNEP POLAT 12D 29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 213,993 2 15 7678 401,333 2 17 1496 313,323 2 16 2083

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 30 8 28,00 30 10 27,50 60 18 55,50 211,318 8 20 8128 400,570 7 18 1521 311,938 9 18 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 32 3 31,25 30 10 27,50 62 13 58,75 199,853 1 36 10505 399,800 1 19 1543 309,118 1 19 2329

20 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 22 6 20,50 33 7 31,25 55 13 51,75 218,950 4 10 6912 398,305 3 20 1585 298,980 3 23 3082

21 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 35 5 33,75 36 4 35,00 71 9 68,75 171,877 24 81 17239 397,534 8 21 1612 287,136 12 29 4121

22 12073 EREN DAĞDELEN 12A 27 5 25,75 33 6 31,50 60 11 57,25 199,595 13 38 10573 394,453 9 22 1719 293,560 11 26 3530

23 13050 TALHA YILDIRIM -M 2 1 1,75 27 13 23,75 31 9 28,75 60 23 54,25 213,698 6 18 7739 390,885 4 23 1871 302,595 2 21 2799

24 12100 YAŞAR ERSİN 12A 8 0 8,00 27 5 25,75 32 7 30,25 67 12 64,00 222,040 4 8 6508 388,275 10 24 1985 316,795 7 13 1874

25 0 CEYLİN KA HRAMAN   32 0 32,00 34 5 32,75 66 5 64,75 171,877 1 81 17239 385,624 1 25 2084 282,271 1 33 4642

26 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 27 9 24,75 30 9 27,75 57 18 52,50 203,328 7 29 9749 384,735 5 26 2126 294,643 5 25 3436

27 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 8 27,00 32 7 30,25 61 15 57,25 187,908 3 54 13255 381,418 2 27 2290 284,948 2 31 4344

28 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 23 6 21,50 34 6 32,50 57 12 54,00 188,780 18 52 13075 374,025 11 28 2614 270,560 14 38 6050

29 12179 MERİÇ 12 23 4 22,00 27 11 24,25 50 15 46,25 206,818 4 24 8951 370,373 6 29 2775 290,608 6 28 3776

30 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 26 5 24,75 23 16 19,00 49 21 43,75 211,620 7 19 8078 369,835 12 30 2816 303,225 10 20 2751
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

31 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 19 5 17,75 33 5 31,75 52 10 49,50 191,140 17 49 12518 363,463 13 31 3096 262,575 18 47 7159

32 13010 YİĞİT YÜREK -M 23 8 21,00 22 13 18,75 45 21 39,75 214,070 5 14 7663 361,720 5 32 3181 295,330 4 24 3371

33 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 18 8 16,00 32 8 30,00 50 16 46,00 198,823 15 40 10743 360,555 14 33 3240 265,653 16 44 6723

34 13071 SERAY AŞIK -M 24 1 23,75 25 11 22,25 49 12 46,00 195,493 12 44 11473 358,493 6 34 3347 283,758 6 32 4488

35 12070 RANA ŞANLI 12 24 5 22,75 32 5 30,75 56 10 53,50 176,433 20 75 16020 358,085 7 35 3371 261,268 11 50 7370

36 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 24 6 22,50 23 1 22,75 47 7 45,25 200,183 12 35 10427 358,063 15 36 3374 285,133 13 30 4317

37 12167 İREM TURAN 12 23 5 21,75 30 7 28,25 53 12 50,00 184,903 14 58 13969 357,158 8 37 3429 267,248 9 41 6491

38 12165 ARDA BULDU 12A 16 10 13,50 31 9 28,75 47 19 42,25 204,353 11 27 9535 356,420 16 38 3478 264,423 17 46 6898

39 12174 KAAN KK 12 22 8 20,00 27 10 24,50 49 18 44,50 196,595 10 43 11232 356,340 9 39 3481 274,475 8 35 5562

40 12131 ATIÇI 12A 18 7 16,25 35 3 34,25 53 10 50,50 180,618 20 65 15042 355,240 17 40 3539 247,533 21 60 9603

41 12116 ONUR AVA 12 22 10 19,50 26 14 22,50 48 24 42,00 201,450 9 34 10166 353,623 10 41 3624 278,100 7 34 5151

42 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 24 6 22,50 28 9 25,75 52 15 48,25 184,168 19 59 14126 352,348 18 42 3713 268,578 15 40 6314

43 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 20 5 18,75 33 7 31,25 53 12 50,00 178,860 22 70 15422 351,200 19 43 3788 252,655 20 57 8754

44 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 28 3 27,25 26 9 23,75 54 12 51,00 174,138 24 78 16611 349,603 7 44 3866 271,413 8 37 5953

45 12090 HAMZA DOĞRU 12 12 4 11,00 29 7 27,25 41 11 38,25 203,775 6 28 9657 346,120 11 45 4078 256,885 12 53 8071

46 12069 IRMAK ÖZEL 12 14 6 12,50 29 8 27,00 43 14 39,50 195,480 11 45 11479 341,638 12 46 4310 252,470 14 59 8788

47 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 18 6 16,50 28 8 26,00 46 14 42,50 188,140 15 53 13196 341,623 8 47 4311 256,000 12 54 8211

48 0 BEYZANUR AYDIN -M 25 6 23,50 22 11 19,25 47 17 42,75 186,643 17 56 13532 340,555 9 48 4361 273,923 7 36 5627

49 12150 HATİCE ATASOY 12 28 7 26,25 29 10 26,50 57 17 52,75 160,013 29 114 22325 338,233 13 49 4491 254,018 13 56 8523

50 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 22 17 17,75 27 12 24,00 49 29 41,75 189,338 1 50 12940 336,938 1 50 4560 260,723 1 51 7471

51 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 16 6 14,50 24 8 22,00 40 14 36,50 199,648 2 37 10542 336,738 3 51 4571 262,338 4 49 7196

52 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 17 6 15,50 29 3 28,25 46 9 43,75 176,210 21 76 16073 332,920 14 52 4797 240,880 18 67 10737

53 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 24 8 22,00 19 9 16,75 20 5 18,75 22 10 19,50 85 32 77,00 310,238 1 1 904 332,115 20 53 4844 334,920 3 7 970

54 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 17 7 15,25 22 12 19,00 39 19 34,25 202,218 9 32 9992 331,798 10 54 4860 267,083 10 42 6520

55 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 28 1 27,75 22 14 18,50 50 15 46,25 168,383 6 104 18080 331,228 4 55 4905 266,838 3 43 6563

56 12327 NİMET AKAY 12 22 0 22,00 27 1 26,75 49 1 48,75 155,660 32 123 23777 322,425 15 56 5477 237,700 19 70 11282

57 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 18 9 15,75 26 9 23,75 44 18 39,50 177,660 19 73 15690 321,755 16 57 5522 243,075 16 64 10342

58 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 25 5 23,75 19 6 17,50 44 11 41,25 171,908 23 80 17221 320,575 21 58 5602 259,383 19 52 7689

59 12151 AYBERK ŞAM 12 16 11 13,25 26 11 23,25 42 22 36,50 182,293 17 64 14580 316,515 17 59 5831 240,918 17 66 10729

60 13052 EFE DAĞDELEN -M 19 7 17,25 16 18 11,50 35 25 28,75 198,510 10 41 10814 313,713 11 60 6007 268,815 9 39 6275
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

61 12368 GÜL BİREKOL 12 1 0 1,00 17 7 15,25 23 11 20,25 41 18 36,50 182,410 16 63 14547 311,603 18 61 6134 246,615 15 62 9752

62 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 11 4 10,00 26 8 24,00 37 12 34,00 182,568 15 62 14510 310,715 19 62 6193 232,178 21 75 12332

63 22053 GKLP AYDN -M 14 6 12,50 29 3 28,25 43 9 40,75 161,140 35 112 21914 306,953 12 63 6452 216,960 25 87 15466

64 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 17 8 15,00 19 15 15,25 36 23 30,25 188,945 14 51 13034 306,700 13 64 6467 252,655 14 57 8754

65 12093 VESİLE DİZMAN 12A 15 6 13,50 25 12 22,00 40 18 35,50 171,143 30 100 17409 304,700 22 65 6589 230,083 24 77 12729

66 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 19 3 18,25 13 14 9,50 32 17 27,75 192,313 13 48 12228 303,573 14 66 6657 265,188 11 45 6796

67 13043 EMRE PEHLİVAN -M 6 6 4,50 27 8 25,00 33 14 29,50 187,628 16 55 13326 303,383 15 67 6674 222,118 24 84 14324

68 0 İHSAN ÇETİN 12A 12 0 12,00 25 12 22,00 37 12 34,00 171,877 24 81 17239 299,519 23 68 6914 226,671 25 80 13396

69 13025 ZAFER TAN -M 22 8 20,00 20 12 17,00 42 20 37,00 160,300 36 113 22245 296,203 16 69 7133 236,920 20 73 11446

70 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 12 6 10,50 20 15 16,25 32 21 26,75 186,433 13 57 13589 295,090 20 70 7201 237,563 20 71 11321

71 13091 BUKET BATBAY -M 13 3 12,25 11 9 8,75 24 12 21,00 198,025 11 42 10916 290,548 17 71 7563 254,420 13 55 8455

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 3 16,25 16 15 12,25 33 18 28,50 170,803 31 101 17484 282,383 18 72 8140 237,388 19 72 11354

73 12141 EMİR NİŞLİ 12M 14 6 12,50 17 15 13,25 31 21 25,75 175,263 2 77 16282 280,300 2 73 8278 231,563 2 76 12443

74 12170 ZEHRA ZAMAN 12 5 2 4,50 20 8 18,00 25 10 22,50 178,580 18 71 15492 275,640 21 74 8625 212,760 23 91 16276

75 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 5 5 3,75 14 3 13,25 18 4 17,00 37 12 34,00 165,205 26 107 19212 272,173 22 75 8935 211,468 24 92 16553

76 13082 ARDA ÜNLÜ -M 15 11 12,25 17 14 13,50 32 25 25,75 167,120 32 106 18385 271,263 19 76 9009 222,445 23 83 14258

77 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 10 15 6,25 22 17 17,75 32 32 24,00 171,877 25 81 17239 270,394 20 77 9074 210,686 29 93 16705

78 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 12 10 9,50 18 18 13,50 30 28 23,00 171,877 24 81 17239 268,849 24 78 9191 219,721 27 85 14858

79 13046 NADİR -M 17 7 15,25 13 12 10,00 30 19 25,25 164,708 33 108 19322 267,708 21 79 9291 228,293 21 78 13080

80 13168 SUDE ŞEŞEN -M 7 4 6,00 17 12 14,00 24 16 20,00 177,388 23 74 15738 266,588 22 80 9380 215,698 26 88 15707

81 16002 DOĞA ÖZ 12A 11 1 10,75 8 4 7,00 17 10 14,50 36 15 32,25 204,759 10 26 9449 264,394 25 81 9547 246,806 22 61 9725

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 9 5 7,75 14 17 9,75 23 22 17,50 179,360 21 67 15309 262,908 26 82 9660 222,595 26 82 14236

83 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 7 1 6,75 18 6 16,50 25 7 23,25 164,483 27 109 19365 262,485 23 83 9707 204,438 26 101 18081

84 13045 BURCU BUKET EREN -M 12 7 10,25 5 1 4,75 27 5 25,75 44 13 40,75 178,325 22 72 15554 261,758 23 84 9772 213,203 28 90 16191

85 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 16 1 15,75 16 6 14,50 32 7 30,25 145,308 38 134 26680 261,745 24 85 9774 209,623 25 95 16945

86 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 6 6 4,50 20 13 16,75 26 19 21,25 169,615 31 102 17741 260,575 27 86 9856 203,475 30 104 18338

87 12268 CEREN MALTA 12 19 15 15,25 13 9 10,75 15 10 12,50 47 34 38,50 209,680 3 23 8403 260,193 25 87 9892 262,350 10 48 7192

88 13098 AYBERK KAYA -MD 10 2 9,50 15 3 14,25 25 5 23,75 159,880 1 115 22355 258,573 1 88 10027 207,320 1 98 17439

89 0 ÇİĞDEM -M 11 4 10,00 6 5 4,75 17 12 14,00 34 21 28,75 202,889 8 31 9841 257,444 24 89 10126 238,623 18 69 11129

90 12234 ENES SELEK 12A 7 7 5,25 17 16 13,00 24 23 18,25 169,575 32 103 17762 253,855 28 90 10440 205,520 29 100 17854

                                                3 / 6



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

91 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 6 9,50 8 13 4,75 19 19 14,25 178,948 4 69 15405 252,793 5 91 10526 227,038 5 79 13321

92 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 6 1 5,75 14 11 11,25 20 12 17,00 171,877 25 81 17239 252,584 25 92 10544 209,296 30 96 17022

93 12055 MEHMET ÇELİK 12A 12 24 6,00 16 21 10,75 28 45 16,75 171,877 24 81 17239 252,064 29 93 10588 209,991 28 94 16880

94 13009 EMİN PALA -M 7 5 5,75 12 13 8,75 19 18 14,50 171,877 25 81 17239 244,819 26 94 11267 209,296 30 96 17022

95 12025 FURKAN KOS 12 9 13 5,75 20 17 15,75 29 30 21,50 154,553 33 125 24580 244,650 26 95 11292 191,368 29 114 21425

96 12119 SUDE DİNÇ 12A 4 2 3,50 12 8 10,00 16 10 13,50 171,877 24 81 17239 243,934 30 96 11368 203,041 31 106 18424

97 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 43 18 38,50 256,825 1 2 3202 242,870 27 97 11464 246,525 15 63 9762

98 12295 EMREHAN KORUK 12 3 1 2,75 5 9 2,75 21 12 18,00 29 22 23,50 162,258 28 110 20794 241,835 27 98 11567 191,025 30 115 21511

99 13137 İSMAİL BULUT -M 12 14 8,50 12 14 8,50 180,235 20 66 15135 236,423 28 99 12137 225,575 22 81 13622

100 13057 İSMAİL ERL -M 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 43 18 38,50 250,522 2 3 3630 236,234 29 100 12161 239,996 17 68 10888

101 12134 SIDDIK 12A 7 1 6,75 8 6 6,50 11 24 5,00 26 31 18,25 192,817 16 47 12128 235,689 31 101 12210 233,063 23 74 12152

102 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 6 15 2,25 11 16 7,00 17 31 9,25 171,877 5 81 17239 230,394 6 102 12789 199,566 6 108 19233

103 12415 BİLGE TAŞKIN 12 7 8 5,00 17 18 12,50 24 26 17,50 149,658 36 130 25761 229,685 28 103 12875 184,238 35 127 23466

104 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 6 8 4,00 8 11 5,25 14 19 9,25 171,877 25 81 17239 228,369 30 104 13004 204,431 33 102 18085

105 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 8 3 7,25 7 21 1,75 15 24 9,00 171,877 25 81 17239 228,079 31 105 13034 213,466 27 89 16137

106 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 3 4 2,00 14 12 11,00 17 16 13,00 158,295 34 119 22876 226,513 32 106 13204 184,835 36 125 23266

107 12076 SENA SAKÇAK 12 5 2 4,50 12 8 10,00 17 10 14,50 151,818 35 128 25217 225,365 29 107 13334 185,088 34 124 23214

108 12147 RAVZANUR AYTUN 12 4 1 3,75 6 7 4,25 10 8 8,00 171,877 23 81 17239 225,069 30 108 13363 203,736 27 103 18239

109 13037 FATMA NUR İÇYER -M 3 6 1,50 12 7 10,25 15 13 11,75 158,630 38 117 22806 224,230 32 109 13466 183,790 40 129 23604

110 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 5 6 3,50 12 14 8,50 17 20 12,00 158,478 30 118 22839 223,813 31 110 13517 189,178 32 117 22060

111 13040 İREM ŞAKAR -M 4 5 2,75 16 15 12,25 20 20 15,00 150,133 42 129 25635 223,435 33 111 13555 178,468 43 133 25015

112 0 LARA ÇETİN 12 7 9 4,75 15 11 12,25 22 20 17,00 143,715 39 136 27021 222,893 32 112 13624 177,390 37 134 25253

113 0 ARDA ERGİN 12A 0 1 -0,25 10 9 7,75 10 10 7,50 168,293 33 105 18111 221,328 33 113 13825 188,918 34 119 22126

114 12077 MERYEM YENAL 12A 5 2 4,50 12 17 7,75 17 19 12,25 155,725 35 122 23758 221,325 34 114 13827 189,115 33 118 22074

115 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 2 5 0,75 8 13 4,75 10 18 5,50 171,877 24 81 17239 219,549 35 115 14058 195,396 32 110 20307

116 13038 GÜLSÜM KESKE -M 9 6 7,50 1 0 1,00 10 6 8,50 161,250 34 111 21851 216,083 34 116 14536 203,170 34 105 18399

117 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 14 5 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 19 7 17,25 210,864 7 22 8208 215,739 35 117 14581 241,308 16 65 10658

118 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 3 2 2,50 3 3 2,25 4 11 1,25 10 16 6,00 179,277 21 68 15338 214,524 36 118 14746 207,216 32 99 17461

119 13152 EFE UÇAR -M 2 3 1,25 9 7 7,25 11 10 8,50 158,778 37 116 22778 213,608 37 119 14928 183,253 41 130 23723

120 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 18 17 13,75 18 17 13,75 144,198 2 135 26838 213,263 2 120 14989 202,913 2 107 18448
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

121 17017 POLAT MİROĞLU -M 3 10 0,50 5 18 0,50 8 28 1,00 171,877 25 81 17239 208,084 38 121 15857 194,701 35 111 20501

122 0 ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 7 10 4,50 11 14 7,50 155,940 31 121 23537 207,040 33 122 16042 185,170 33 123 23199

123 12221 SİNA YILMAZ 12 2 4 1,00 2 4 1,00 171,877 23 81 17239 206,464 34 123 16162 196,091 28 109 20121

124 12051 RÜMEYSA TETİK 12 3 1 2,75 7 11 4,25 10 12 7,00 153,985 34 126 24703 205,828 35 124 16304 182,460 36 131 23949

125 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 171,877 1 81 17239 204,434 1 125 16591 194,701 1 111 20501

126 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 0 5 -1,25 7 21 1,75 7 26 0,50 171,877 23 81 17239 204,379 36 126 16609 189,836 31 116 21866

127 13116 UĞURCAN NAZLI -M 7 9 4,75 7 20 2,00 14 29 6,75 153,210 41 127 24863 202,863 39 127 16934 187,215 36 120 22629

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 6 13 2,75 7 16 3,00 13 29 5,75 155,453 40 124 23841 202,725 40 128 16970 183,968 39 128 23524

129 13132 METE SEVER -M 4 5 2,75 4 7 2,25 8 12 5,00 157,015 39 120 23335 201,993 41 129 17098 185,590 37 122 23072

130 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 11 3,25 8 15 4,25 14 26 7,50 146,448 37 132 26506 198,825 37 130 17878 176,053 38 135 25544

131 12067 HASAN TUSŞUN   2 9 -0,25 2 15 -1,75 4 24 -2,00 171,877 1 81 17239 198,639 2 131 17949 192,616 2 113 21077

132 12182 MİRZA EKİM 12 14 9 11,75 3 7 1,25 7 19 2,25 24 35 15,25 193,193 12 46 12051 198,468 38 132 17986 218,858 22 86 15037

133 12316 ADA BOZDAĞ 12 6 13 2,75 11 15 7,25 17 28 10,00 133,563 42 141 28315 191,748 39 133 20087 161,338 40 137 27667

134 13131 İNANÇ SEMİZ -M 7 2 6,50 1 11 -1,75 8 13 4,75 145,868 43 133 26578 190,263 42 134 20739 184,478 38 126 23385

135 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 10 4 9,00 9 9 6,75 9 12 6,00 28 25 21,75 147,105 36 131 26222 185,528 36 135 22395 186,455 35 121 22834

136 12321 UMUT YILMAZ 12 6 4 5,00 9 5 7,75 9 12 6,00 24 21 18,75 174,073 22 79 16627 184,350 40 136 22753 172,280 39 136 26260

137 12229 TALHA GÜRCAN 12 7 9 4,75 7 9 4,75 136,708 40 138 27846 179,983 41 137 23791 156,928 41 140 28074

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 5 14 1,50 7 16 3,00 12 30 4,50 136,345 44 139 27945 178,698 43 138 24052 160,745 44 138 27723

139 12420 AYTEN UZUN 12 1 6 -0,50 8 14 4,50 9 20 4,00 135,298 41 140 28021 177,493 42 139 24292 154,088 43 142 28306

140 12006 KA İR CAN ÇAM 12İ 5 14 1,50 5 14 1,50 139,233 1 137 27588 173,555 1 140 25209 159,563 1 139 27831

141 12389 CEREN YETİM 12 4 7 2,25 9 22 3,50 13 29 5,75 127,328 44 144 28721 172,938 43 141 25332 153,483 44 144 28357

142 13072 ALEYNA AYGÜN -M 10 9 7,75 10 9 7,75 2 8 0,00 4 6 2,50 26 32 18,00 183,260 18 60 14348 171,973 44 142 25524 180,960 42 132 24403

143 12064 HATİCE OKYAY 12 5 9 2,75 6 18 1,50 11 27 4,25 127,863 43 143 28687 170,005 44 143 25876 155,428 42 141 28185

144 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 4 10 1,50 6 20 1,00 10 30 2,50 129,563 45 142 28571 166,978 45 144 26391 153,713 45 143 28348

145 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 3 3,25 4 8 2,00 8 11 5,25 113,580 46 146 29156 156,600 45 145 27853 142,045 45 145 28905

146 12423 İLAYDA SARI 12 0 3 -0,75 6 11 3,25 6 14 2,50 113,900 45 145 29149 150,145 46 146 28454 131,265 46 146 29214

147 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 13 -1,25 3 14 -0,50 5 27 -1,75 103,335 47 147 29370 126,925 47 147 29637 118,930 47 147 29535

148 12210 MUHAMMED ENES BAKICI 12 13 27 6,25 16 21 10,75 29 48 17,00
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 40 0 40,00 39 1 38,75 79 1 78,75 222,945 3 7 6404 479,565 1 1 13 357,325 1 1 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 38 1 37,75 37 3 36,25 75 4 74,00 227,615 2 5 5853 471,180 2 2 46 355,900 2 2 373

3 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 13 8 11,00 33 4 32,00 33 6 31,50 79 18 74,50 233,683 3 4 5312 412,103 1 13 1172 346,230 1 3 576

4 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 37 3 36,25 37 3 36,25 74 6 72,50 217,023 1 12 7178 455,800 1 3 190 340,768 1 4 738

5 12004 ELİF ECE ŞEN 12 35 3 34,25 37 3 36,25 72 6 70,50 219,798 1 9 6780 452,523 1 4 237 338,083 1 5 849

6 12343 RAMAZAN EFE 12 37 3 36,25 36 4 35,00 73 7 71,25 213,728 2 16 7734 450,015 2 5 291 337,363 2 6 872

7 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 24 8 22,00 19 9 16,75 20 5 18,75 22 10 19,50 85 32 77,00 310,238 1 1 904 332,115 20 53 4844 334,920 3 7 970

8 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 34 4 33,00 37 3 36,25 71 7 69,25 216,358 5 13 7276 446,140 3 6 350 331,048 4 8 1148

9 105 İDİL ONAT 12D 31 9 28,75 35 5 33,75 66 14 62,50 225,473 1 6 6072 436,750 1 7 534 328,668 1 9 1256

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 32 3 31,25 33 7 31,25 65 10 62,50 213,703 6 17 7737 422,928 5 10 886 323,438 5 10 1501

11 0 ENES SARGIN 12A 33 7 31,25 35 5 33,75 68 12 65,00 211,085 9 21 8171 428,075 4 8 741 320,730 6 11 1664

12 12020 DİLA NUR CAN 12B 35 5 33,75 32 7 30,25 67 12 64,00 203,313 2 30 9753 418,253 1 11 1008 319,638 1 12 1719

13 12100 YAŞAR ERSİN 12A 8 0 8,00 27 5 25,75 32 7 30,25 67 12 64,00 222,040 4 8 6508 388,275 10 24 1985 316,795 7 13 1874

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 27 3 26,25 32 8 30,00 59 11 56,25 218,778 1 11 6929 412,038 2 14 1174 314,793 2 14 1987

15 0 EMİR TÜRKMEN 12 32 4 31,00 32 7 30,25 64 11 61,25 205,885 5 25 9163 412,203 4 12 1166 314,665 3 15 1991

16 12024 ZEYNEP POLAT 12D 29 6 27,50 29 9 26,75 58 15 54,25 213,993 2 15 7678 401,333 2 17 1496 313,323 2 16 2083

17 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 33 2 32,50 31 9 28,75 64 11 61,25 199,363 14 39 10632 404,738 6 16 1387 312,093 8 17 2166

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 30 8 28,00 30 10 27,50 60 18 55,50 211,318 8 20 8128 400,570 7 18 1521 311,938 9 18 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 32 3 31,25 30 10 27,50 62 13 58,75 199,853 1 36 10505 399,800 1 19 1543 309,118 1 19 2329

20 12180 AHMED FURKAN KAFADAR 12A 26 5 24,75 23 16 19,00 49 21 43,75 211,620 7 19 8078 369,835 12 30 2816 303,225 10 20 2751

21 13050 TALHA YILDIRIM -M 2 1 1,75 27 13 23,75 31 9 28,75 60 23 54,25 213,698 6 18 7739 390,885 4 23 1871 302,595 2 21 2799

22 12216 AYLİN BORA 12 29 4 28,00 39 1 38,75 68 5 66,75 201,888 8 33 10068 424,328 3 9 848 302,198 4 22 2819

23 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 22 6 20,50 33 7 31,25 55 13 51,75 218,950 4 10 6912 398,305 3 20 1585 298,980 3 23 3082

24 13010 YİĞİT YÜREK -M 23 8 21,00 22 13 18,75 45 21 39,75 214,070 5 14 7663 361,720 5 32 3181 295,330 4 24 3371

25 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 27 9 24,75 30 9 27,75 57 18 52,50 203,328 7 29 9749 384,735 5 26 2126 294,643 5 25 3436

26 12073 EREN DAĞDELEN 12A 27 5 25,75 33 6 31,50 60 11 57,25 199,595 13 38 10573 394,453 9 22 1719 293,560 11 26 3530

27 13017 CEYDA KOTLUCA -M 32 2 31,50 37 3 36,25 69 5 67,75 183,225 19 61 14358 407,610 2 15 1306 292,615 5 27 3609

28 12179 MERİÇ 12 23 4 22,00 27 11 24,25 50 15 46,25 206,818 4 24 8951 370,373 6 29 2775 290,608 6 28 3776

29 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 35 5 33,75 36 4 35,00 71 9 68,75 171,877 24 81 17239 397,534 8 21 1612 287,136 12 29 4121

30 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 24 6 22,50 23 1 22,75 47 7 45,25 200,183 12 35 10427 358,063 15 36 3374 285,133 13 30 4317
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

31 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 29 8 27,00 32 7 30,25 61 15 57,25 187,908 3 54 13255 381,418 2 27 2290 284,948 2 31 4344

32 13071 SERAY AŞIK -M 24 1 23,75 25 11 22,25 49 12 46,00 195,493 12 44 11473 358,493 6 34 3347 283,758 6 32 4488

33 0 CEYLİN KA HRAMAN   32 0 32,00 34 5 32,75 66 5 64,75 171,877 1 81 17239 385,624 1 25 2084 282,271 1 33 4642

34 12116 ONUR AVA 12 22 10 19,50 26 14 22,50 48 24 42,00 201,450 9 34 10166 353,623 10 41 3624 278,100 7 34 5151

35 12174 KAAN KK 12 22 8 20,00 27 10 24,50 49 18 44,50 196,595 10 43 11232 356,340 9 39 3481 274,475 8 35 5562

36 0 BEYZANUR AYDIN -M 25 6 23,50 22 11 19,25 47 17 42,75 186,643 17 56 13532 340,555 9 48 4361 273,923 7 36 5627

37 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 28 3 27,25 26 9 23,75 54 12 51,00 174,138 24 78 16611 349,603 7 44 3866 271,413 8 37 5953

38 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 23 6 21,50 34 6 32,50 57 12 54,00 188,780 18 52 13075 374,025 11 28 2614 270,560 14 38 6050

39 13052 EFE DAĞDELEN -M 19 7 17,25 16 18 11,50 35 25 28,75 198,510 10 41 10814 313,713 11 60 6007 268,815 9 39 6275

40 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 24 6 22,50 28 9 25,75 52 15 48,25 184,168 19 59 14126 352,348 18 42 3713 268,578 15 40 6314

41 12167 İREM TURAN 12 23 5 21,75 30 7 28,25 53 12 50,00 184,903 14 58 13969 357,158 8 37 3429 267,248 9 41 6491

42 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 17 7 15,25 22 12 19,00 39 19 34,25 202,218 9 32 9992 331,798 10 54 4860 267,083 10 42 6520

43 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 28 1 27,75 22 14 18,50 50 15 46,25 168,383 6 104 18080 331,228 4 55 4905 266,838 3 43 6563

44 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 18 8 16,00 32 8 30,00 50 16 46,00 198,823 15 40 10743 360,555 14 33 3240 265,653 16 44 6723

45 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 19 3 18,25 13 14 9,50 32 17 27,75 192,313 13 48 12228 303,573 14 66 6657 265,188 11 45 6796

46 12165 ARDA BULDU 12A 16 10 13,50 31 9 28,75 47 19 42,25 204,353 11 27 9535 356,420 16 38 3478 264,423 17 46 6898

47 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 19 5 17,75 33 5 31,75 52 10 49,50 191,140 17 49 12518 363,463 13 31 3096 262,575 18 47 7159

48 12268 CEREN MALTA 12 19 15 15,25 13 9 10,75 15 10 12,50 47 34 38,50 209,680 3 23 8403 260,193 25 87 9892 262,350 10 48 7192

49 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 16 6 14,50 24 8 22,00 40 14 36,50 199,648 2 37 10542 336,738 3 51 4571 262,338 4 49 7196

50 12070 RANA ŞANLI 12 24 5 22,75 32 5 30,75 56 10 53,50 176,433 20 75 16020 358,085 7 35 3371 261,268 11 50 7370

51 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 22 17 17,75 27 12 24,00 49 29 41,75 189,338 1 50 12940 336,938 1 50 4560 260,723 1 51 7471

52 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 25 5 23,75 19 6 17,50 44 11 41,25 171,908 23 80 17221 320,575 21 58 5602 259,383 19 52 7689

53 12090 HAMZA DOĞRU 12 12 4 11,00 29 7 27,25 41 11 38,25 203,775 6 28 9657 346,120 11 45 4078 256,885 12 53 8071

54 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 18 6 16,50 28 8 26,00 46 14 42,50 188,140 15 53 13196 341,623 8 47 4311 256,000 12 54 8211

55 13091 BUKET BATBAY -M 13 3 12,25 11 9 8,75 24 12 21,00 198,025 11 42 10916 290,548 17 71 7563 254,420 13 55 8455

56 12150 HATİCE ATASOY 12 28 7 26,25 29 10 26,50 57 17 52,75 160,013 29 114 22325 338,233 13 49 4491 254,018 13 56 8523

57 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 20 5 18,75 33 7 31,25 53 12 50,00 178,860 22 70 15422 351,200 19 43 3788 252,655 20 57 8754

58 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 17 8 15,00 19 15 15,25 36 23 30,25 188,945 14 51 13034 306,700 13 64 6467 252,655 14 57 8754

59 12069 IRMAK ÖZEL 12 14 6 12,50 29 8 27,00 43 14 39,50 195,480 11 45 11479 341,638 12 46 4310 252,470 14 59 8788

60 12131 ATIÇI 12A 18 7 16,25 35 3 34,25 53 10 50,50 180,618 20 65 15042 355,240 17 40 3539 247,533 21 60 9603
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

61 16002 DOĞA ÖZ 12A 11 1 10,75 8 4 7,00 17 10 14,50 36 15 32,25 204,759 10 26 9449 264,394 25 81 9547 246,806 22 61 9725

62 12368 GÜL BİREKOL 12 1 0 1,00 17 7 15,25 23 11 20,25 41 18 36,50 182,410 16 63 14547 311,603 18 61 6134 246,615 15 62 9752

63 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 43 18 38,50 256,825 1 2 3202 242,870 27 97 11464 246,525 15 63 9762

64 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 18 9 15,75 26 9 23,75 44 18 39,50 177,660 19 73 15690 321,755 16 57 5522 243,075 16 64 10342

65 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 14 5 12,75 3 1 2,75 2 1 1,75 19 7 17,25 210,864 7 22 8208 215,739 35 117 14581 241,308 16 65 10658

66 12151 AYBERK ŞAM 12 16 11 13,25 26 11 23,25 42 22 36,50 182,293 17 64 14580 316,515 17 59 5831 240,918 17 66 10729

67 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 17 6 15,50 29 3 28,25 46 9 43,75 176,210 21 76 16073 332,920 14 52 4797 240,880 18 67 10737

68 13057 İSMAİL ERL -M 13 6 11,50 16 6 14,50 5 4 4,00 9 2 8,50 43 18 38,50 250,522 2 3 3630 236,234 29 100 12161 239,996 17 68 10888

69 0 ÇİĞDEM -M 11 4 10,00 6 5 4,75 17 12 14,00 34 21 28,75 202,889 8 31 9841 257,444 24 89 10126 238,623 18 69 11129

70 12327 NİMET AKAY 12 22 0 22,00 27 1 26,75 49 1 48,75 155,660 32 123 23777 322,425 15 56 5477 237,700 19 70 11282

71 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 12 6 10,50 20 15 16,25 32 21 26,75 186,433 13 57 13589 295,090 20 70 7201 237,563 20 71 11321

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 17 3 16,25 16 15 12,25 33 18 28,50 170,803 31 101 17484 282,383 18 72 8140 237,388 19 72 11354

73 13025 ZAFER TAN -M 22 8 20,00 20 12 17,00 42 20 37,00 160,300 36 113 22245 296,203 16 69 7133 236,920 20 73 11446

74 12134 SIDDIK 12A 7 1 6,75 8 6 6,50 11 24 5,00 26 31 18,25 192,817 16 47 12128 235,689 31 101 12210 233,063 23 74 12152

75 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 11 4 10,00 26 8 24,00 37 12 34,00 182,568 15 62 14510 310,715 19 62 6193 232,178 21 75 12332

76 12141 EMİR NİŞLİ 12M 14 6 12,50 17 15 13,25 31 21 25,75 175,263 2 77 16282 280,300 2 73 8278 231,563 2 76 12443

77 12093 VESİLE DİZMAN 12A 15 6 13,50 25 12 22,00 40 18 35,50 171,143 30 100 17409 304,700 22 65 6589 230,083 24 77 12729

78 13046 NADİR -M 17 7 15,25 13 12 10,00 30 19 25,25 164,708 33 108 19322 267,708 21 79 9291 228,293 21 78 13080

79 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 6 9,50 8 13 4,75 19 19 14,25 178,948 4 69 15405 252,793 5 91 10526 227,038 5 79 13321

80 0 İHSAN ÇETİN 12A 12 0 12,00 25 12 22,00 37 12 34,00 171,877 24 81 17239 299,519 23 68 6914 226,671 25 80 13396

81 13137 İSMAİL BULUT -M 12 14 8,50 12 14 8,50 180,235 20 66 15135 236,423 28 99 12137 225,575 22 81 13622

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 9 5 7,75 14 17 9,75 23 22 17,50 179,360 21 67 15309 262,908 26 82 9660 222,595 26 82 14236

83 13082 ARDA ÜNLÜ -M 15 11 12,25 17 14 13,50 32 25 25,75 167,120 32 106 18385 271,263 19 76 9009 222,445 23 83 14258

84 13043 EMRE PEHLİVAN -M 6 6 4,50 27 8 25,00 33 14 29,50 187,628 16 55 13326 303,383 15 67 6674 222,118 24 84 14324

85 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 12 10 9,50 18 18 13,50 30 28 23,00 171,877 24 81 17239 268,849 24 78 9191 219,721 27 85 14858

86 12182 MİRZA EKİM 12 14 9 11,75 3 7 1,25 7 19 2,25 24 35 15,25 193,193 12 46 12051 198,468 38 132 17986 218,858 22 86 15037

87 22053 GKLP AYDN -M 14 6 12,50 29 3 28,25 43 9 40,75 161,140 35 112 21914 306,953 12 63 6452 216,960 25 87 15466

88 13168 SUDE ŞEŞEN -M 7 4 6,00 17 12 14,00 24 16 20,00 177,388 23 74 15738 266,588 22 80 9380 215,698 26 88 15707

89 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 8 3 7,25 7 21 1,75 15 24 9,00 171,877 25 81 17239 228,079 31 105 13034 213,466 27 89 16137

90 13045 BURCU BUKET EREN -M 12 7 10,25 5 1 4,75 27 5 25,75 44 13 40,75 178,325 22 72 15554 261,758 23 84 9772 213,203 28 90 16191
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

91 12170 ZEHRA ZAMAN 12 5 2 4,50 20 8 18,00 25 10 22,50 178,580 18 71 15492 275,640 21 74 8625 212,760 23 91 16276

92 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 5 5 3,75 14 3 13,25 18 4 17,00 37 12 34,00 165,205 26 107 19212 272,173 22 75 8935 211,468 24 92 16553

93 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 10 15 6,25 22 17 17,75 32 32 24,00 171,877 25 81 17239 270,394 20 77 9074 210,686 29 93 16705

94 12055 MEHMET ÇELİK 12A 12 24 6,00 16 21 10,75 28 45 16,75 171,877 24 81 17239 252,064 29 93 10588 209,991 28 94 16880

95 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 16 1 15,75 16 6 14,50 32 7 30,25 145,308 38 134 26680 261,745 24 85 9774 209,623 25 95 16945

96 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 6 1 5,75 14 11 11,25 20 12 17,00 171,877 25 81 17239 252,584 25 92 10544 209,296 30 96 17022

97 13009 EMİN PALA -M 7 5 5,75 12 13 8,75 19 18 14,50 171,877 25 81 17239 244,819 26 94 11267 209,296 30 96 17022

98 13098 AYBERK KAYA -MD 10 2 9,50 15 3 14,25 25 5 23,75 159,880 1 115 22355 258,573 1 88 10027 207,320 1 98 17439

99 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 3 2 2,50 3 3 2,25 4 11 1,25 10 16 6,00 179,277 21 68 15338 214,524 36 118 14746 207,216 32 99 17461

100 12234 ENES SELEK 12A 7 7 5,25 17 16 13,00 24 23 18,25 169,575 32 103 17762 253,855 28 90 10440 205,520 29 100 17854

101 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 7 1 6,75 18 6 16,50 25 7 23,25 164,483 27 109 19365 262,485 23 83 9707 204,438 26 101 18081

102 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 6 8 4,00 8 11 5,25 14 19 9,25 171,877 25 81 17239 228,369 30 104 13004 204,431 33 102 18085

103 12147 RAVZANUR AYTUN 12 4 1 3,75 6 7 4,25 10 8 8,00 171,877 23 81 17239 225,069 30 108 13363 203,736 27 103 18239

104 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 6 6 4,50 20 13 16,75 26 19 21,25 169,615 31 102 17741 260,575 27 86 9856 203,475 30 104 18338

105 13038 GÜLSÜM KESKE -M 9 6 7,50 1 0 1,00 10 6 8,50 161,250 34 111 21851 216,083 34 116 14536 203,170 34 105 18399

106 12119 SUDE DİNÇ 12A 4 2 3,50 12 8 10,00 16 10 13,50 171,877 24 81 17239 243,934 30 96 11368 203,041 31 106 18424

107 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 18 17 13,75 18 17 13,75 144,198 2 135 26838 213,263 2 120 14989 202,913 2 107 18448

108 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 6 15 2,25 11 16 7,00 17 31 9,25 171,877 5 81 17239 230,394 6 102 12789 199,566 6 108 19233

109 12221 SİNA YILMAZ 12 2 4 1,00 2 4 1,00 171,877 23 81 17239 206,464 34 123 16162 196,091 28 109 20121

110 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 2 5 0,75 8 13 4,75 10 18 5,50 171,877 24 81 17239 219,549 35 115 14058 195,396 32 110 20307

111 17017 POLAT MİROĞLU -M 3 10 0,50 5 18 0,50 8 28 1,00 171,877 25 81 17239 208,084 38 121 15857 194,701 35 111 20501

112 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 171,877 1 81 17239 204,434 1 125 16591 194,701 1 111 20501

113 12067 HASAN TUSŞUN   2 9 -0,25 2 15 -1,75 4 24 -2,00 171,877 1 81 17239 198,639 2 131 17949 192,616 2 113 21077

114 12025 FURKAN KOS 12 9 13 5,75 20 17 15,75 29 30 21,50 154,553 33 125 24580 244,650 26 95 11292 191,368 29 114 21425

115 12295 EMREHAN KORUK 12 3 1 2,75 5 9 2,75 21 12 18,00 29 22 23,50 162,258 28 110 20794 241,835 27 98 11567 191,025 30 115 21511

116 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 0 5 -1,25 7 21 1,75 7 26 0,50 171,877 23 81 17239 204,379 36 126 16609 189,836 31 116 21866

117 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 5 6 3,50 12 14 8,50 17 20 12,00 158,478 30 118 22839 223,813 31 110 13517 189,178 32 117 22060

118 12077 MERYEM YENAL 12A 5 2 4,50 12 17 7,75 17 19 12,25 155,725 35 122 23758 221,325 34 114 13827 189,115 33 118 22074

119 0 ARDA ERGİN 12A 0 1 -0,25 10 9 7,75 10 10 7,50 168,293 33 105 18111 221,328 33 113 13825 188,918 34 119 22126

120 13116 UĞURCAN NAZLI -M 7 9 4,75 7 20 2,00 14 29 6,75 153,210 41 127 24863 202,863 39 127 16934 187,215 36 120 22629
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR

121 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 10 4 9,00 9 9 6,75 9 12 6,00 28 25 21,75 147,105 36 131 26222 185,528 36 135 22395 186,455 35 121 22834

122 13132 METE SEVER -M 4 5 2,75 4 7 2,25 8 12 5,00 157,015 39 120 23335 201,993 41 129 17098 185,590 37 122 23072

123 0 ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 7 10 4,50 11 14 7,50 155,940 31 121 23537 207,040 33 122 16042 185,170 33 123 23199

124 12076 SENA SAKÇAK 12 5 2 4,50 12 8 10,00 17 10 14,50 151,818 35 128 25217 225,365 29 107 13334 185,088 34 124 23214

125 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 3 4 2,00 14 12 11,00 17 16 13,00 158,295 34 119 22876 226,513 32 106 13204 184,835 36 125 23266

126 13131 İNANÇ SEMİZ -M 7 2 6,50 1 11 -1,75 8 13 4,75 145,868 43 133 26578 190,263 42 134 20739 184,478 38 126 23385

127 12415 BİLGE TAŞKIN 12 7 8 5,00 17 18 12,50 24 26 17,50 149,658 36 130 25761 229,685 28 103 12875 184,238 35 127 23466

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 6 13 2,75 7 16 3,00 13 29 5,75 155,453 40 124 23841 202,725 40 128 16970 183,968 39 128 23524

129 13037 FATMA NUR İÇYER -M 3 6 1,50 12 7 10,25 15 13 11,75 158,630 38 117 22806 224,230 32 109 13466 183,790 40 129 23604

130 13152 EFE UÇAR -M 2 3 1,25 9 7 7,25 11 10 8,50 158,778 37 116 22778 213,608 37 119 14928 183,253 41 130 23723

131 12051 RÜMEYSA TETİK 12 3 1 2,75 7 11 4,25 10 12 7,00 153,985 34 126 24703 205,828 35 124 16304 182,460 36 131 23949

132 13072 ALEYNA AYGÜN -M 10 9 7,75 10 9 7,75 2 8 0,00 4 6 2,50 26 32 18,00 183,260 18 60 14348 171,973 44 142 25524 180,960 42 132 24403

133 13040 İREM ŞAKAR -M 4 5 2,75 16 15 12,25 20 20 15,00 150,133 42 129 25635 223,435 33 111 13555 178,468 43 133 25015

134 0 LARA ÇETİN 12 7 9 4,75 15 11 12,25 22 20 17,00 143,715 39 136 27021 222,893 32 112 13624 177,390 37 134 25253

135 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 11 3,25 8 15 4,25 14 26 7,50 146,448 37 132 26506 198,825 37 130 17878 176,053 38 135 25544

136 12321 UMUT YILMAZ 12 6 4 5,00 9 5 7,75 9 12 6,00 24 21 18,75 174,073 22 79 16627 184,350 40 136 22753 172,280 39 136 26260

137 12316 ADA BOZDAĞ 12 6 13 2,75 11 15 7,25 17 28 10,00 133,563 42 141 28315 191,748 39 133 20087 161,338 40 137 27667

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 5 14 1,50 7 16 3,00 12 30 4,50 136,345 44 139 27945 178,698 43 138 24052 160,745 44 138 27723

139 12064 HATİCE OKYAY 12 5 9 2,75 6 18 1,50 11 27 4,25 127,863 43 143 28687 170,005 44 143 25876 155,428 42 141 28185

140 12420 AYTEN UZUN 12 1 6 -0,50 8 14 4,50 9 20 4,00 135,298 41 140 28021 177,493 42 139 24292 154,088 43 142 28306

141 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 4 10 1,50 6 20 1,00 10 30 2,50 129,563 45 142 28571 166,978 45 144 26391 153,713 45 143 28348

142 12389 CEREN YETİM 12 4 7 2,25 9 22 3,50 13 29 5,75 127,328 44 144 28721 172,938 43 141 25332 153,483 44 144 28357

143 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 3 3,25 4 8 2,00 8 11 5,25 113,580 46 146 29156 156,600 45 145 27853 142,045 45 145 28905

144 12423 İLAYDA SARI 12 0 3 -0,75 6 11 3,25 6 14 2,50 113,900 45 145 29149 150,145 46 146 28454 131,265 46 146 29214

145 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 13 -1,25 3 14 -0,50 5 27 -1,75 103,335 47 147 29370 126,925 47 147 29637 118,930 47 147 29535

146 12210 MUHAMMED ENES BAKICI 12 13 27 6,25 16 21 10,75 29 48 17,00
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,6 4,9 6,32 3,9 2,3 3,29 9,5 5,7 8,10 10,6 7,3 8,75 31,5 20,2 26,46 185,710 234,320 219,310

Okul Ortalaması 1,3 0,6 1,16 0,5 0,3 0,44 14,8 6,0 13,31 19,2 10,0 16,74 35,9 16,9 31,65 178,960 290,410 236,050

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 7,05 3,93 6,07 5,52 2,61 4,87 6,67 3,45 5,81 34,05 15,98 30,06 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 30 0 30,00 10 0 10,00 14 0 14,00 13 0 13,00 12 1 11,75 79 1 78,75 222,9 6404 479,6 13 357,3 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 28 1 27,75 10 0 10,00 13 1 12,75 13 0 13,00 11 2 10,50 75 4 74,00 227,6 5853 471,2 46 355,9 373

3 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 27 3 26,25 10 0 10,00 13 1 12,75 13 0 13,00 11 2 10,50 74 6 72,50 217,0 7178 455,8 190 340,8 738

4 12004 ELİF ECE ŞEN 12 25 3 24,25 10 0 10,00 14 0 14,00 12 1 11,75 11 2 10,50 72 6 70,50 219,8 6780 452,5 237 338,1 849

5 12343 RAMAZAN EFE 12 27 3 26,25 10 0 10,00 11 3 10,25 13 0 13,00 12 1 11,75 73 7 71,25 213,7 7734 450,0 291 337,4 872

6 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 25 3 24,25 9 1 8,75 13 1 12,75 12 1 11,75 12 1 11,75 71 7 69,25 216,4 7276 446,1 350 331,0 1148

7 105 İDİL ONAT 12D 23 7 21,25 8 2 7,50 12 2 11,50 12 1 11,75 11 2 10,50 66 14 62,50 225,5 6072 436,8 534 328,7 1256

8 0 ENES SARGIN 12A 24 6 22,50 9 1 8,75 13 1 12,75 11 2 10,50 11 2 10,50 68 12 65,00 211,1 8171 428,1 741 320,7 1664

9 12216 AYLİN BORA 12 19 4 18,00 10 0 10,00 13 1 12,75 13 0 13,00 13 0 13,00 68 5 66,75 201,9 10068 424,3 848 302,2 2819

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 24 3 23,25 8 0 8,00 14 0 14,00 8 5 6,75 11 2 10,50 65 10 62,50 213,7 7737 422,9 886 323,4 1501

11 12020 DİLA NUR CAN 12B 25 5 23,75 10 0 10,00 10 4 9,00 12 1 11,75 10 2 9,50 67 12 64,00 203,3 9753 418,3 1008 319,6 1719

12 0 EMİR TÜRKMEN 12 24 4 23,00 8 0 8,00 12 2 11,50 9 3 8,25 11 2 10,50 64 11 61,25 205,9 9163 412,2 1166 314,7 1991

13 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 27 1 26,75 6 3 5,25 12 2 11,50 11 2 10,50 10 2 9,50 66 10 63,50 233,7 5312 412,1 1172 346,2 576

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 19 2 18,50 8 1 7,75 11 3 10,25 11 2 10,50 10 3 9,25 59 11 56,25 218,8 6929 412,0 1174 314,8 1987

15 13017 CEYDA KOTLUCA -M 24 2 23,50 8 0 8,00 12 2 11,50 13 0 13,00 12 1 11,75 69 5 67,75 183,2 14358 407,6 1306 292,6 3609

16 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 24 1 23,75 9 1 8,75 12 2 11,50 10 3 9,25 9 4 8,00 64 11 61,25 199,4 10632 404,7 1387 312,1 2166

17 12024 ZEYNEP POLAT 12D 20 5 18,75 9 1 8,75 10 4 9,00 10 2 9,50 9 3 8,25 58 15 54,25 214,0 7678 401,3 1496 313,3 2083

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 20 8 18,00 10 0 10,00 12 2 11,50 11 2 10,50 7 6 5,50 60 18 55,50 211,3 8128 400,6 1521 311,9 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 24 3 23,25 8 0 8,00 10 4 9,00 8 5 6,75 12 1 11,75 62 13 58,75 199,9 10505 399,8 1543 309,1 2329

20 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 14 4 13,00 8 2 7,50 13 1 12,75 11 2 10,50 9 4 8,00 55 13 51,75 219,0 6912 398,3 1585 299,0 3082

21 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 25 5 23,75 10 0 10,00 13 1 12,75 12 1 11,75 11 2 10,50 71 9 68,75 171,9 17239 397,5 1612 287,1 4121

22 12073 EREN DAĞDELEN 12A 18 5 16,75 9 0 9,00 12 2 11,50 10 2 9,50 11 2 10,50 60 11 57,25 199,6 10573 394,5 1719 293,6 3530

23 13050 TALHA YILDIRIM -M 20 10 17,50 7 3 6,25 10 4 9,00 10 3 9,25 11 2 10,50 58 22 52,50 213,7 7739 390,9 1871 302,6 2799

24 12100 YAŞAR ERSİN 12A 21 3 20,25 6 2 5,50 12 1 11,75 9 4 8,00 11 2 10,50 59 12 56,00 222,0 6508 388,3 1985 316,8 1874

25 0 CEYLİN KA HRAMAN   24 0 24,00 8 0 8,00 13 1 12,75 12 1 11,75 9 3 8,25 66 5 64,75 171,9 17239 385,6 2084 282,3 4642

26 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 19 7 17,25 8 2 7,50 11 3 10,25 10 3 9,25 9 3 8,25 57 18 52,50 203,3 9749 384,7 2126 294,6 3436

27 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 23 5 21,75 6 3 5,25 12 2 11,50 12 1 11,75 8 4 7,00 61 15 57,25 187,9 13255 381,4 2290 284,9 4344

28 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 14 5 12,75 9 1 8,75 12 2 11,50 11 2 10,50 11 2 10,50 57 12 54,00 188,8 13075 374,0 2614 270,6 6050

29 12179 MERİÇ 12 16 2 15,50 7 2 6,50 11 3 10,25 7 5 5,75 9 3 8,25 50 15 46,25 206,8 8951 370,4 2775 290,6 3776
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 7,05 3,93 6,07 5,52 2,61 4,87 6,67 3,45 5,81 34,05 15,98 30,06 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

30 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 19 3 18,25 7 2 6,50 7 7 5,25 8 4 7,00 8 5 6,75 49 21 43,75 211,6 8078 369,8 2816 303,2 2751

31 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 14 4 13,00 5 1 4,75 12 2 11,50 11 0 11,00 10 3 9,25 52 10 49,50 191,1 12518 363,5 3096 262,6 7159

32 13010 YİĞİT YÜREK -M 15 6 13,50 8 2 7,50 6 7 4,25 7 2 6,50 9 4 8,00 45 21 39,75 214,1 7663 361,7 3181 295,3 3371

33 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 12 7 10,25 6 1 5,75 13 1 12,75 11 2 10,50 8 5 6,75 50 16 46,00 198,8 10743 360,6 3240 265,7 6723

34 13071 SERAY AŞIK -M 19 0 19,00 5 1 4,75 9 4 8,00 7 3 6,25 9 4 8,00 49 12 46,00 195,5 11473 358,5 3347 283,8 4488

35 12070 RANA ŞANLI 12 17 5 15,75 7 0 7,00 14 0 14,00 8 3 7,25 10 2 9,50 56 10 53,50 176,4 16020 358,1 3371 261,3 7370

36 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 18 4 17,00 6 2 5,50 13 0 13,00 8 0 8,00 2 1 1,75 47 7 45,25 200,2 10427 358,1 3374 285,1 4317

37 12167 İREM TURAN 12 14 4 13,00 9 1 8,75 13 1 12,75 8 2 7,50 9 4 8,00 53 12 50,00 184,9 13969 357,2 3429 267,2 6491

38 12165 ARDA BULDU 12A 12 7 10,25 4 3 3,25 12 2 11,50 10 3 9,25 9 4 8,00 47 19 42,25 204,4 9535 356,4 3478 264,4 6898

39 12174 KAAN KK 12 16 5 14,75 6 3 5,25 8 4 7,00 9 3 8,25 10 3 9,25 49 18 44,50 196,6 11232 356,3 3481 274,5 5562

40 12131 ATIÇI 12A 14 5 12,75 4 2 3,50 13 1 12,75 11 1 10,75 11 1 10,75 53 10 50,50 180,6 15042 355,2 3539 247,5 9603

41 12116 ONUR AVA 12 14 9 11,75 8 1 7,75 9 5 7,75 8 5 6,75 9 4 8,00 48 24 42,00 201,5 10166 353,6 3624 278,1 5151

42 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 17 5 15,75 7 1 6,75 10 3 9,25 11 0 11,00 7 6 5,50 52 15 48,25 184,2 14126 352,3 3713 268,6 6314

43 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 14 4 13,00 6 1 5,75 13 1 12,75 11 2 10,50 9 4 8,00 53 12 50,00 178,9 15422 351,2 3788 252,7 8754

44 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 24 1 23,75 4 2 3,50 10 3 9,25 8 3 7,25 8 3 7,25 54 12 51,00 174,1 16611 349,6 3866 271,4 5953

45 12090 HAMZA DOĞRU 12 12 4 11,00 9 3 8,25 10 2 9,50 10 2 9,50 41 11 38,25 203,8 9657 346,1 4078 256,9 8071

46 12069 IRMAK ÖZEL 12 10 5 8,75 4 1 3,75 8 6 6,50 11 0 11,00 10 2 9,50 43 14 39,50 195,5 11479 341,6 4310 252,5 8788

47 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 15 4 14,00 3 2 2,50 9 4 8,00 9 3 8,25 10 1 9,75 46 14 42,50 188,1 13196 341,6 4311 256,0 8211

48 0 BEYZANUR AYDIN -M 22 3 21,25 3 3 2,25 6 3 5,25 9 3 8,25 7 5 5,75 47 17 42,75 186,6 13532 340,6 4361 273,9 5627

49 12150 HATİCE ATASOY 12 20 7 18,25 8 0 8,00 13 0 13,00 8 5 6,75 8 5 6,75 57 17 52,75 160,0 22325 338,2 4491 254,0 8523

50 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 17 12 14,00 5 5 3,75 14 0 14,00 7 6 5,50 6 6 4,50 49 29 41,75 189,3 12940 336,9 4560 260,7 7471

51 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 10 5 8,75 6 1 5,75 8 4 7,00 6 2 5,50 10 2 9,50 40 14 36,50 199,6 10542 336,7 4571 262,3 7196

52 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 13 5 11,75 4 1 3,75 8 2 7,50 12 0 12,00 9 1 8,75 46 9 43,75 176,2 16073 332,9 4797 240,9 10737

53 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 20 5 18,75 9 4 8,00 5 3 4,25 8 3 7,25 42 15 38,25 310,2 904 332,1 4844 334,9 970

54 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 12 4 11,00 5 3 4,25 9 5 7,75 6 3 5,25 7 4 6,00 39 19 34,25 202,2 9992 331,8 4860 267,1 6520

55 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 20 0 20,00 8 1 7,75 7 5 5,75 6 5 4,75 9 4 8,00 50 15 46,25 168,4 18080 331,2 4905 266,8 6563

56 12327 NİMET AKAY 12 15 0 15,00 7 0 7,00 14 0 14,00 3 1 2,75 10 0 10,00 49 1 48,75 155,7 23777 322,4 5477 237,7 11282

57 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 12 8 10,00 6 1 5,75 8 3 7,25 10 2 9,50 8 4 7,00 44 18 39,50 177,7 15690 321,8 5522 243,1 10342

58 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 20 3 19,25 5 2 4,50 7 3 6,25 3 1 2,75 9 2 8,50 44 11 41,25 171,9 17221 320,6 5602 259,4 7689
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Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 7,05 3,93 6,07 5,52 2,61 4,87 6,67 3,45 5,81 34,05 15,98 30,06 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

59 12151 AYBERK ŞAM 12 11 7 9,25 5 4 4,00 11 3 10,25 8 3 7,25 7 5 5,75 42 22 36,50 182,3 14580 316,5 5831 240,9 10729

60 13052 EFE DAĞDELEN -M 11 6 9,50 8 1 7,75 4 8 2,00 7 3 6,25 5 7 3,25 35 25 28,75 198,5 10814 313,7 6007 268,8 6275

61 12368 GÜL BİREKOL 12 12 6 10,50 5 1 4,75 8 4 7,00 9 2 8,50 6 5 4,75 40 18 35,50 182,4 14547 311,6 6134 246,6 9752

62 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 2 4 1,00 9 0 9,00 10 3 9,25 7 1 6,75 9 4 8,00 37 12 34,00 182,6 14510 310,7 6193 232,2 12332

63 22053 GKLP AYDN -M 14 5 12,75 0 1 -0,25 12 1 11,75 6 1 5,75 11 1 10,75 43 9 40,75 161,1 21914 307,0 6452 217,0 15466

64 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 13 7 11,25 4 1 3,75 7 5 5,75 7 5 5,75 5 5 3,75 36 23 30,25 188,9 13034 306,7 6467 252,7 8754

65 12093 VESİLE DİZMAN 12A 11 3 10,25 4 3 3,25 6 5 4,75 10 3 9,25 9 4 8,00 40 18 35,50 171,1 17409 304,7 6589 230,1 12729

66 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 18 3 17,25 1 0 1,00 5 7 3,25 4 3 3,25 4 4 3,00 32 17 27,75 192,3 12228 303,6 6657 265,2 6796

67 13043 EMRE PEHLİVAN -M 6 6 4,50 10 4 9,00 10 3 9,25 7 1 6,75 33 14 29,50 187,6 13326 303,4 6674 222,1 14324

68 0 İHSAN ÇETİN 12A 12 0 12,00 9 5 7,75 9 2 8,50 7 5 5,75 37 12 34,00 171,9 17239 299,5 6914 226,7 13396

69 13025 ZAFER TAN -M 16 4 15,00 6 4 5,00 8 6 6,50 3 4 2,00 9 2 8,50 42 20 37,00 160,3 22245 296,2 7133 236,9 11446

70 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 9 6 7,50 3 0 3,00 6 5 4,75 7 5 5,75 7 5 5,75 32 21 26,75 186,4 13589 295,1 7201 237,6 11321

71 13091 BUKET BATBAY -M 7 3 6,25 6 0 6,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 6 2,50 24 12 21,00 198,0 10916 290,5 7563 254,4 8455

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 11 2 10,50 6 1 5,75 7 6 5,50 4 3 3,25 5 6 3,50 33 18 28,50 170,8 17484 282,4 8140 237,4 11354

73 12141 EMİR NİŞLİ 12M 12 3 11,25 2 3 1,25 6 7 4,25 5 4 4,00 6 4 5,00 31 21 25,75 175,3 16282 280,3 8278 231,6 12443

74 12170 ZEHRA ZAMAN 12 5 2 4,50 6 6 4,50 5 1 4,75 9 1 8,75 25 10 22,50 178,6 15492 275,6 8625 212,8 16276

75 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 12 3 11,25 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 11 0 11,00 32 7 30,25 165,2 19212 272,2 8935 211,5 16553

76 13082 ARDA ÜNLÜ -M 13 10 10,50 2 1 1,75 7 7 5,25 4 3 3,25 6 4 5,00 32 25 25,75 167,1 18385 271,3 9009 222,4 14258

77 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 6 9 3,75 4 6 2,50 10 4 9,00 4 8 2,00 8 5 6,75 32 32 24,00 171,9 17239 270,4 9074 210,7 16705

78 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 8 8 6,00 4 2 3,50 6 7 4,25 6 4 5,00 6 7 4,25 30 28 23,00 171,9 17239 268,8 9191 219,7 14858

79 13046 NADİR -M 9 6 7,50 8 1 7,75 5 6 3,50 2 4 1,00 6 2 5,50 30 19 25,25 164,7 19322 267,7 9291 228,3 13080

80 13168 SUDE ŞEŞEN -M 2 2 1,50 5 2 4,50 6 4 5,00 2 6 0,50 9 2 8,50 24 16 20,00 177,4 15738 266,6 9380 215,7 15707

81 16002 DOĞA ÖZ 12A 4 3 3,25 4 1 3,75 6 4 5,00 6 3 5,25 5 3 4,25 25 14 21,50 204,8 9449 264,4 9547 246,8 9725

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 6 4 5,00 3 1 2,75 2 6 0,50 4 6 2,50 8 5 6,75 23 22 17,50 179,4 15309 262,9 9660 222,6 14236

83 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 5 0 5,00 2 1 1,75 4 2 3,50 9 1 8,75 5 3 4,25 25 7 23,25 164,5 19365 262,5 9707 204,4 18081

84 13045 BURCU BUKET EREN -M 5 1 4,75 13 0 13,00 5 1 4,75 9 4 8,00 32 6 30,50 178,3 15554 261,8 9772 213,2 16191

85 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 16 1 15,75 4 3 3,25 8 0 8,00 4 3 3,25 32 7 30,25 145,3 26680 261,7 9774 209,6 16945

86 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 6 6 4,50 8 3 7,25 6 4 5,00 6 6 4,50 26 19 21,25 169,6 17741 260,6 9856 203,5 18338

87 12268 CEREN MALTA 12 12 5 10,75 1 4 0,00 5 3 4,25 3 1 2,75 7 6 5,50 28 19 23,25 209,7 8403 260,2 9892 262,4 7192
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Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 7,05 3,93 6,07 5,52 2,61 4,87 6,67 3,45 5,81 34,05 15,98 30,06 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

88 13098 AYBERK KAYA -MD 10 2 9,50 5 1 4,75 3 0 3,00 7 2 6,50 25 5 23,75 159,9 22355 258,6 10027 207,3 17439

89 0 ÇİĞDEM -M 5 5 3,75 1 0 1,00 6 7 4,25 3 3 2,25 8 2 7,50 23 17 18,75 202,9 9841 257,4 10126 238,6 11129

90 12234 ENES SELEK 12A 3 5 1,75 4 2 3,50 5 8 3,00 5 4 4,00 7 4 6,00 24 23 18,25 169,6 17762 253,9 10440 205,5 17854

91 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 6 9,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 5 5 3,75 19 19 14,25 178,9 15405 252,8 10526 227,0 13321

92 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 6 1 5,75 4 6 2,50 4 1 3,75 6 4 5,00 20 12 17,00 171,9 17239 252,6 10544 209,3 17022

93 12055 MEHMET ÇELİK 12A 7 22 1,50 5 2 4,50 5 9 2,75 3 9 0,75 8 3 7,25 28 45 16,75 171,9 17239 252,1 10588 210,0 16880

94 13009 EMİN PALA -M 3 5 1,75 4 0 4,00 5 5 3,75 0 4 -1,00 7 4 6,00 19 18 14,50 171,9 17239 244,8 11267 209,3 17022

95 12025 FURKAN KOS 12 8 11 5,25 1 2 0,50 10 4 9,00 3 7 1,25 7 6 5,50 29 30 21,50 154,6 24580 244,7 11292 191,4 21425

96 12119 SUDE DİNÇ 12A 2 2 1,50 2 0 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 10 3 9,25 16 10 13,50 171,9 17239 243,9 11368 203,0 18424

97 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 5 4 4,00 8 0 8,00 1 2 0,50 14 6 12,50 256,8 3202 242,9 11464 246,5 9762

98 12295 EMREHAN KORUK 12 5 9 2,75 10 4 9,00 6 2 5,50 5 6 3,50 26 21 20,75 162,3 20794 241,8 11567 191,0 21511

99 13137 İSMAİL BULUT -M 9 12 6,00 3 2 2,50 12 14 8,50 180,2 15135 236,4 12137 225,6 13622

100 13057 İSMAİL ERL -M 5 4 4,00 8 0 8,00 1 2 0,50 14 6 12,50 250,5 3630 236,2 12161 240,0 10888

101 12134 SIDDIK 12A 8 4 7,00 0 2 -0,50 5 9 2,75 2 6 0,50 4 9 1,75 19 30 11,50 192,8 12128 235,7 12210 233,1 12152

102 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 4 11 1,25 2 4 1,00 3 7 1,25 4 3 3,25 4 6 2,50 17 31 9,25 171,9 17239 230,4 12789 199,6 19233

103 12415 BİLGE TAŞKIN 12 7 8 5,00 6 6 4,50 5 5 3,75 6 7 4,25 24 26 17,50 149,7 25761 229,7 12875 184,2 23466

104 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 6 7 4,25 0 1 -0,25 6 6 4,50 1 3 0,25 1 2 0,50 14 19 9,25 171,9 17239 228,4 13004 204,4 18085

105 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 8 3 7,25 4 7 2,25 2 7 0,25 1 7 -0,75 15 24 9,00 171,9 17239 228,1 13034 213,5 16137

106 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 3 4 2,00 5 5 3,75 2 2 1,50 7 5 5,75 17 16 13,00 158,3 22876 226,5 13204 184,8 23266

107 12076 SENA SAKÇAK 12 5 2 4,50 2 3 1,25 1 2 0,50 9 3 8,25 17 10 14,50 151,8 25217 225,4 13334 185,1 23214

108 12147 RAVZANUR AYTUN 12 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 2 6 0,50 10 8 8,00 171,9 17239 225,1 13363 203,7 18239

109 13037 FATMA NUR İÇYER -M 3 6 1,50 2 2 1,50 4 2 3,50 6 3 5,25 15 13 11,75 158,6 22806 224,2 13466 183,8 23604

110 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 1 2 0,50 4 7 2,25 4 3 3,25 4 4 3,00 17 20 12,00 158,5 22839 223,8 13517 189,2 22060

111 13040 İREM ŞAKAR -M 3 4 2,00 1 1 0,75 6 5 4,75 2 5 0,75 8 5 6,75 20 20 15,00 150,1 25635 223,4 13555 178,5 25015

112 0 LARA ÇETİN 12 6 8 4,00 1 1 0,75 5 5 3,75 2 4 1,00 8 2 7,50 22 20 17,00 143,7 27021 222,9 13624 177,4 25253

113 0 ARDA ERGİN 12A 0 1 -0,25 3 4 2,00 4 0 4,00 3 5 1,75 10 10 7,50 168,3 18111 221,3 13825 188,9 22126

114 12077 MERYEM YENAL 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 4 5 2,75 3 4 2,00 5 8 3,00 17 19 12,25 155,7 23758 221,3 13827 189,1 22074

115 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 2 5 0,75 3 7 1,25 1 0 1,00 4 6 2,50 10 18 5,50 171,9 17239 219,5 14058 195,4 20307

116 13038 GÜLSÜM KESKE -M 8 6 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 10 6 8,50 161,3 21851 216,1 14536 203,2 18399
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Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3
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KATILIMLAR

117 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 3 1 2,75 2 1 1,75 5 2 4,50 210,9 8208 215,7 14581 241,3 10658

118 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 6 2,50 7 14 3,50 179,3 15338 214,5 14746 207,2 17461

119 13152 EFE UÇAR -M 2 3 1,25 4 2 3,50 1 3 0,25 4 2 3,50 11 10 8,50 158,8 22778 213,6 14928 183,3 23723

120 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 12 14 8,50 6 3 5,25 18 17 13,75 144,2 26838 213,3 14989 202,9 18448

121 17017 POLAT MİROĞLU -M 3 8 1,00 0 2 -0,50 0 8 -2,00 0 6 -1,50 5 4 4,00 8 28 1,00 171,9 17239 208,1 15857 194,7 20501

122 0 ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 11 14 7,50 155,9 23537 207,0 16042 185,2 23199

123 12221 SİNA YILMAZ 12 2 4 1,00 2 4 1,00 171,9 17239 206,5 16162 196,1 20121

124 12051 RÜMEYSA TETİK 12 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 4 5 2,75 10 12 7,00 154,0 24703 205,8 16304 182,5 23949

125 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 171,9 17239 204,4 16591 194,7 20501

126 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 0 5 -1,25 4 9 1,75 2 6 0,50 1 6 -0,50 7 26 0,50 171,9 17239 204,4 16609 189,8 21866

127 13116 UĞURCAN NAZLI -M 6 7 4,25 1 2 0,50 3 8 1,00 2 5 0,75 2 7 0,25 14 29 6,75 153,2 24863 202,9 16934 187,2 22629

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 4 9 1,75 2 4 1,00 3 9 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 13 29 5,75 155,5 23841 202,7 16970 184,0 23524

129 13132 METE SEVER -M 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 8 12 5,00 157,0 23335 202,0 17098 185,6 23072

130 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 11 3,25 2 8 0,00 3 2 2,50 3 5 1,75 14 26 7,50 146,4 26506 198,8 17878 176,1 25544

131 12067 HASAN TUSŞUN   2 9 -0,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 2 7 0,25 4 24 -2,00 171,9 17239 198,6 17949 192,6 21077

132 12182 MİRZA EKİM 12 3 7 1,25 3 9 0,75 0 6 -1,50 4 4 3,00 10 26 3,50 193,2 12051 198,5 17986 218,9 15037

133 12316 ADA BOZDAĞ 12 5 12 2,00 1 1 0,75 5 8 3,00 0 2 -0,50 6 5 4,75 17 28 10,00 133,6 28315 191,7 20087 161,3 27667

134 13131 İNANÇ SEMİZ -M 7 2 6,50 0 6 -1,50 0 5 -1,25 1 0 1,00 8 13 4,75 145,9 26578 190,3 20739 184,5 23385

135 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 5 8 3,00 4 1 3,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 7 4 6,00 18 21 12,75 147,1 26222 185,5 22395 186,5 22834

136 12321 UMUT YILMAZ 12 2 6 0,50 0 2 -0,50 7 4 6,00 9 12 6,00 174,1 16627 184,4 22753 172,3 26260

137 12229 TALHA GÜRCAN 12 3 4 2,00 1 1 0,75 3 4 2,00 7 9 4,75 136,7 27846 180,0 23791 156,9 28074

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 5 9 2,75 0 5 -1,25 4 9 1,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 12 30 4,50 136,3 27945 178,7 24052 160,7 27723

139 12420 AYTEN UZUN 12 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 6 5 4,75 9 20 4,00 135,3 28021 177,5 24292 154,1 28306

140 12006 KA İR CAN ÇAM 12İ 2 5 0,75 0 3 -0,75 3 6 1,50 5 14 1,50 139,2 27588 173,6 25209 159,6 27831

141 12389 CEREN YETİM 12 3 5 1,75 1 2 0,50 4 8 2,00 0 6 -1,50 5 8 3,00 13 29 5,75 127,3 28721 172,9 25332 153,5 28357

142 13072 ALEYNA AYGÜN -M 2 8 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 6 14 2,50 183,3 14348 172,0 25524 181,0 24403

143 12064 HATİCE OKYAY 12 4 9 1,75 1 0 1,00 2 10 -0,50 4 8 2,00 11 27 4,25 127,9 28687 170,0 25876 155,4 28185

144 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 2 10 -0,50 2 0 2,00 2 10 -0,50 0 6 -1,50 4 4 3,00 10 30 2,50 129,6 28571 167,0 26391 153,7 28348

145 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 2 0,50 8 11 5,25 113,6 29156 156,6 27853 142,0 28905
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 3,63 2,87 2,91 3,23 2,02 2,73 3,72 2,43 3,12 20,10 12,99 16,86 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 7,05 3,93 6,07 5,52 2,61 4,87 6,67 3,45 5,81 34,05 15,98 30,06 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

146 12423 İLAYDA SARI 12 0 3 -0,75 2 6 0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 6 14 2,50 113,9 29149 150,1 28454 131,3 29214

147 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 13 -1,25 2 12 -1,00 1 2 0,50 5 27 -1,75 103,3 29370 126,9 29637 118,9 29535

148 12210 MUHAMMED ENES BAKICI 12 7 23 1,25 6 4 5,00 8 4 7,00 3 10 0,50 5 7 3,25 29 48 17,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
  -M -MA -MD 12 12A 12B 12C 12D 12E 12İ 12M

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M -MA -MD 12 12A 12B 12C
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

1 12045 SEMİH BULUT 12A 30 0 30,00 10 0 10,00 40 0 40,00 222,9 6404 479,6 13 357,3 350

2 12074 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12A 28 1 27,75 10 0 10,00 38 1 37,75 227,6 5853 471,2 46 355,9 373

3 17013 AHMET KAHRAMANLAR -M 5 1 4,75 6 4 5,00 2 3 1,25 27 1 26,75 6 3 5,25 46 12 43,00 233,7 5312 412,1 1172 346,2 576

4 12194 MERT KOCAGÖBEK 12M 27 3 26,25 10 0 10,00 37 3 36,25 217,0 7178 455,8 190 340,8 738

5 12004 ELİF ECE ŞEN 12 25 3 24,25 10 0 10,00 35 3 34,25 219,8 6780 452,5 237 338,1 849

6 12343 RAMAZAN EFE 12 27 3 26,25 10 0 10,00 37 3 36,25 213,7 7734 450,0 291 337,4 872

7 12338 YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12A 6 0 6,00 12 3 11,25 3 5 1,75 3 0 3,00 20 5 18,75 44 13 40,75 310,2 904 332,1 4844 334,9 970

8 12059 CEYLİN YÜCEL 12A 25 3 24,25 9 1 8,75 34 4 33,00 216,4 7276 446,1 350 331,0 1148

9 105 İDİL ONAT 12D 23 7 21,25 8 2 7,50 31 9 28,75 225,5 6072 436,8 534 328,7 1256

10 12003 ELİF ÖZBEK 12A 24 3 23,25 8 0 8,00 32 3 31,25 213,7 7737 422,9 886 323,4 1501

11 0 ENES SARGIN 12A 24 6 22,50 9 1 8,75 33 7 31,25 211,1 8171 428,1 741 320,7 1664

12 12020 DİLA NUR CAN 12B 25 5 23,75 10 0 10,00 35 5 33,75 203,3 9753 418,3 1008 319,6 1719

13 12100 YAŞAR ERSİN 12A 1 0 1,00 5 0 5,00 2 0 2,00 21 3 20,25 6 2 5,50 35 5 33,75 222,0 6508 388,3 1985 316,8 1874

14 12132 ELİFNUR BATTAL 12B 19 2 18,50 8 1 7,75 27 3 26,25 218,8 6929 412,0 1174 314,8 1987

15 0 EMİR TÜRKMEN 12 24 4 23,00 8 0 8,00 32 4 31,00 205,9 9163 412,2 1166 314,7 1991

16 12024 ZEYNEP POLAT 12D 20 5 18,75 9 1 8,75 29 6 27,50 214,0 7678 401,3 1496 313,3 2083

17 12120 EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12A 24 1 23,75 9 1 8,75 33 2 32,50 199,4 10632 404,7 1387 312,1 2166

18 12126 ULAŞ KUKUL 12A 20 8 18,00 10 0 10,00 30 8 28,00 211,3 8128 400,6 1521 311,9 2176

19 13028 OĞUZ TEKGÜL -MA 24 3 23,25 8 0 8,00 32 3 31,25 199,9 10505 399,8 1543 309,1 2329

20 12180 AHMED FURKAN KAFADAR12A 19 3 18,25 7 2 6,50 26 5 24,75 211,6 8078 369,8 2816 303,2 2751

21 13050 TALHA YILDIRIM -M 2 1 1,75 20 10 17,50 7 3 6,25 29 14 25,50 213,7 7739 390,9 1871 302,6 2799

22 12216 AYLİN BORA 12 19 4 18,00 10 0 10,00 29 4 28,00 201,9 10068 424,3 848 302,2 2819

23 13112 RIZA CAN KAYNAK -M 14 4 13,00 8 2 7,50 22 6 20,50 219,0 6912 398,3 1585 299,0 3082

24 13010 YİĞİT YÜREK -M 15 6 13,50 8 2 7,50 23 8 21,00 214,1 7663 361,7 3181 295,3 3371

25 0 ZEYNE  AKBAYRAM 12 19 7 17,25 8 2 7,50 27 9 24,75 203,3 9749 384,7 2126 294,6 3436

26 12073 EREN DAĞDELEN 12A 18 5 16,75 9 0 9,00 27 5 25,75 199,6 10573 394,5 1719 293,6 3530

27 13017 CEYDA KOTLUCA -M 24 2 23,50 8 0 8,00 32 2 31,50 183,2 14358 407,6 1306 292,6 3609

28 12179 MERİÇ 12 16 2 15,50 7 2 6,50 23 4 22,00 206,8 8951 370,4 2775 290,6 3776

29 12292 TUĞBERK ÖZBEK 12A 25 5 23,75 10 0 10,00 35 5 33,75 171,9 17239 397,5 1612 287,1 4121
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

30 12018 BURAK KAYGISIZ 12A 18 4 17,00 6 2 5,50 24 6 22,50 200,2 10427 358,1 3374 285,1 4317

31 13073 TOPRAK AKTOPRAK -MA 23 5 21,75 6 3 5,25 29 8 27,00 187,9 13255 381,4 2290 284,9 4344

32 13071 SERAY AŞIK -M 19 0 19,00 5 1 4,75 24 1 23,75 195,5 11473 358,5 3347 283,8 4488

33 0 CEYLİN KA HRAMAN   24 0 24,00 8 0 8,00 32 0 32,00 171,9 17239 385,6 2084 282,3 4642

34 12116 ONUR AVA 12 14 9 11,75 8 1 7,75 22 10 19,50 201,5 10166 353,6 3624 278,1 5151

35 12174 KAAN KK 12 16 5 14,75 6 3 5,25 22 8 20,00 196,6 11232 356,3 3481 274,5 5562

36 0 BEYZANUR AYDIN -M 22 3 21,25 3 3 2,25 25 6 23,50 186,6 13532 340,6 4361 273,9 5627

37 17008 EMİR ÖZTÜRK -M 24 1 23,75 4 2 3,50 28 3 27,25 174,1 16611 349,6 3866 271,4 5953

38 12102 ALİ OSMAN ÇOBAN 12A 14 5 12,75 9 1 8,75 23 6 21,50 188,8 13075 374,0 2614 270,6 6050

39 13052 EFE DAĞDELEN -M 11 6 9,50 8 1 7,75 19 7 17,25 198,5 10814 313,7 6007 268,8 6275

40 12095 SEBİONEL MESSİ 12A 17 5 15,75 7 1 6,75 24 6 22,50 184,2 14126 352,3 3713 268,6 6314

41 12167 İREM TURAN 12 14 4 13,00 9 1 8,75 23 5 21,75 184,9 13969 357,2 3429 267,2 6491

42 13076 YUNUS ARDA AYDOĞUŞ -M 12 4 11,00 5 3 4,25 17 7 15,25 202,2 9992 331,8 4860 267,1 6520

43 13055 ATİKE SUDE ELDEYMEZ -MA 20 0 20,00 8 1 7,75 28 1 27,75 168,4 18080 331,2 4905 266,8 6563

44 12334 MUSTAFA ENES DAĞ 12A 12 7 10,25 6 1 5,75 18 8 16,00 198,8 10743 360,6 3240 265,7 6723

45 17006 EDA NAZ DEMİRBAĞ -M 18 3 17,25 1 0 1,00 19 3 18,25 192,3 12228 303,6 6657 265,2 6796

46 12165 ARDA BULDU 12A 12 7 10,25 4 3 3,25 16 10 13,50 204,4 9535 356,4 3478 264,4 6898

47 12225 ALPER ÖZDEMİR 12A 14 4 13,00 5 1 4,75 19 5 17,75 191,1 12518 363,5 3096 262,6 7159

48 12268 CEREN MALTA 12 4 2 3,50 6 8 4,00 6 2 5,50 3 3 2,25 12 5 10,75 1 4 0,00 32 24 26,00 209,7 8403 260,2 9892 262,4 7192

49 13080 SERRA SOFUOĞLU -MA 10 5 8,75 6 1 5,75 16 6 14,50 199,6 10542 336,7 4571 262,3 7196

50 12070 RANA ŞANLI 12 17 5 15,75 7 0 7,00 24 5 22,75 176,4 16020 358,1 3371 261,3 7370

51 12050 UMUT YURDUGÜL 12E 17 12 14,00 5 5 3,75 22 17 17,75 189,3 12940 336,9 4560 260,7 7471

52 12252 NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12A 20 3 19,25 5 2 4,50 25 5 23,75 171,9 17221 320,6 5602 259,4 7689

53 12090 HAMZA DOĞRU 12 12 4 11,00 12 4 11,00 203,8 9657 346,1 4078 256,9 8071

54 13086 HAFİZENUR AYDOĞAN -M 15 4 14,00 3 2 2,50 18 6 16,50 188,1 13196 341,6 4311 256,0 8211

55 13091 BUKET BATBAY -M 7 3 6,25 6 0 6,00 13 3 12,25 198,0 10916 290,5 7563 254,4 8455

56 12150 HATİCE ATASOY 12 20 7 18,25 8 0 8,00 28 7 26,25 160,0 22325 338,2 4491 254,0 8523

57 12096 CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12A 14 4 13,00 6 1 5,75 20 5 18,75 178,9 15422 351,2 3788 252,7 8754

58 13033 KAĞAN AKYILMAZ -M 13 7 11,25 4 1 3,75 17 8 15,00 188,9 13034 306,7 6467 252,7 8754
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

59 12069 IRMAK ÖZEL 12 10 5 8,75 4 1 3,75 14 6 12,50 195,5 11479 341,6 4310 252,5 8788

60 12131 ATIÇI 12A 14 5 12,75 4 2 3,50 18 7 16,25 180,6 15042 355,2 3539 247,5 9603

61 16002 DOĞA ÖZ 12A 4 1 3,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 3 3,25 4 1 3,75 19 5 17,75 204,8 9449 264,4 9547 246,8 9725

62 12368 GÜL BİREKOL 12 1 0 1,00 12 6 10,50 5 1 4,75 18 7 16,25 182,4 14547 311,6 6134 246,6 9752

63 13119 FERHAT YÜMLÜ -M 3 3 2,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 6 0 6,00 5 4 4,00 18 10 15,50 256,8 3202 242,9 11464 246,5 9762

64 12258 NAZ KONUKSEVEN 12 12 8 10,00 6 1 5,75 18 9 15,75 177,7 15690 321,8 5522 243,1 10342

65 13174 UFUK İHSAN KUMRU -M 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 3 1 2,75 17 6 15,50 210,9 8208 215,7 14581 241,3 10658

66 12151 AYBERK ŞAM 12 11 7 9,25 5 4 4,00 16 11 13,25 182,3 14580 316,5 5831 240,9 10729

67 12202 AYŞE ÖZDEMİR 12 13 5 11,75 4 1 3,75 17 6 15,50 176,2 16073 332,9 4797 240,9 10737

68 13057 İSMAİL ERL -M 3 3 2,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 6 0 6,00 5 4 4,00 18 10 15,50 250,5 3630 236,2 12161 240,0 10888

69 0 ÇİĞDEM -M 3 1 2,75 1 0 1,00 6 1 5,75 1 2 0,50 5 5 3,75 1 0 1,00 17 9 14,75 202,9 9841 257,4 10126 238,6 11129

70 12327 NİMET AKAY 12 15 0 15,00 7 0 7,00 22 0 22,00 155,7 23777 322,4 5477 237,7 11282

71 12287 ELİF SUDE ÇELİK 12 9 6 7,50 3 0 3,00 12 6 10,50 186,4 13589 295,1 7201 237,6 11321

72 13066 HASAN ARDA UZUN -M 11 2 10,50 6 1 5,75 17 3 16,25 170,8 17484 282,4 8140 237,4 11354

73 13025 ZAFER TAN -M 16 4 15,00 6 4 5,00 22 8 20,00 160,3 22245 296,2 7133 236,9 11446

74 12134 SIDDIK 12A 3 0 3,00 4 1 3,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 15 7 13,25 192,8 12128 235,7 12210 233,1 12152

75 0 DOLUNAY AÇIKTEPE 12 2 4 1,00 9 0 9,00 11 4 10,00 182,6 14510 310,7 6193 232,2 12332

76 12141 EMİR NİŞLİ 12M 12 3 11,25 2 3 1,25 14 6 12,50 175,3 16282 280,3 8278 231,6 12443

77 12093 VESİLE DİZMAN 12A 11 3 10,25 4 3 3,25 15 6 13,50 171,1 17409 304,7 6589 230,1 12729

78 13046 NADİR -M 9 6 7,50 8 1 7,75 17 7 15,25 164,7 19322 267,7 9291 228,3 13080

79 13124 RIZA CAN AYDIN -MA 11 6 9,50 11 6 9,50 178,9 15405 252,8 10526 227,0 13321

80 0 İHSAN ÇETİN 12A 12 0 12,00 12 0 12,00 171,9 17239 299,5 6914 226,7 13396

81 13137 İSMAİL BULUT -M 9 12 6,00 3 2 2,50 12 14 8,50 180,2 15135 236,4 12137 225,6 13622

82 12191 ÜLKÜ EDA ONAR 12A 6 4 5,00 3 1 2,75 9 5 7,75 179,4 15309 262,9 9660 222,6 14236

83 13082 ARDA ÜNLÜ -M 13 10 10,50 2 1 1,75 15 11 12,25 167,1 18385 271,3 9009 222,4 14258

84 13043 EMRE PEHLİVAN -M 6 6 4,50 6 6 4,50 187,6 13326 303,4 6674 222,1 14324

85 12298 EMİRHAN YAŞAR 12A 8 8 6,00 4 2 3,50 12 10 9,50 171,9 17239 268,8 9191 219,7 14858

86 12182 MİRZA EKİM 12 3 2 2,50 3 1 2,75 5 3 4,25 3 3 2,25 3 7 1,25 17 16 13,00 193,2 12051 198,5 17986 218,9 15037

87 22053 GKLP AYDN -M 14 5 12,75 0 1 -0,25 14 6 12,50 161,1 21914 307,0 6452 217,0 15466
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

88 13168 SUDE ŞEŞEN -M 2 2 1,50 5 2 4,50 7 4 6,00 177,4 15738 266,6 9380 215,7 15707

89 14432 ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU -M 8 3 7,25 8 3 7,25 171,9 17239 228,1 13034 213,5 16137

90 13045 BURCU BUKET EREN -M 4 2 3,50 5 3 4,25 3 2 2,50 5 1 4,75 17 8 15,00 178,3 15554 261,8 9772 213,2 16191

91 12170 ZEHRA ZAMAN 12 5 2 4,50 5 2 4,50 178,6 15492 275,6 8625 212,8 16276

92 12017 EZGİ GÜLTEKİN 12 12 3 11,25 2 0 2,00 14 3 13,25 165,2 19212 272,2 8935 211,5 16553

93 13032 SAMET FURKAN TOSUN -M 6 9 3,75 4 6 2,50 10 15 6,25 171,9 17239 270,4 9074 210,7 16705

94 12055 MEHMET ÇELİK 12A 7 22 1,50 5 2 4,50 12 24 6,00 171,9 17239 252,1 10588 210,0 16880

95 12396 EYLÜL ŞENTÜRK 12 16 1 15,75 16 1 15,75 145,3 26680 261,7 9774 209,6 16945

96 13029 ÖZGENUR MENTEŞ -M 6 1 5,75 6 1 5,75 171,9 17239 252,6 10544 209,3 17022

97 13009 EMİN PALA -M 3 5 1,75 4 0 4,00 7 5 5,75 171,9 17239 244,8 11267 209,3 17022

98 13098 AYBERK KAYA -MD 10 2 9,50 10 2 9,50 159,9 22355 258,6 10027 207,3 17439

99 13007 SEDAT ARDA KOŞUN -M 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 6 5 4,75 179,3 15338 214,5 14746 207,2 17461

100 12234 ENES SELEK 12A 3 5 1,75 4 2 3,50 7 7 5,25 169,6 17762 253,9 10440 205,5 17854

101 12333 HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12 5 0 5,00 2 1 1,75 7 1 6,75 164,5 19365 262,5 9707 204,4 18081

102 13157 RECEP İZİDOĞRU -M 6 7 4,25 0 1 -0,25 6 8 4,00 171,9 17239 228,4 13004 204,4 18085

103 12147 RAVZANUR AYTUN 12 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 171,9 17239 225,1 13363 203,7 18239

104 12061 MELİH TALHA YASAN 12A 6 6 4,50 6 6 4,50 169,6 17741 260,6 9856 203,5 18338

105 13038 GÜLSÜM KESKE -M 8 6 6,50 1 0 1,00 9 6 7,50 161,3 21851 216,1 14536 203,2 18399

106 12119 SUDE DİNÇ 12A 2 2 1,50 2 0 2,00 4 2 3,50 171,9 17239 243,9 11368 203,0 18424

107 13169 GİZEM SUDE ERBİL -MD 12 14 8,50 6 3 5,25 18 17 13,75 144,2 26838 213,3 14989 202,9 18448

108 13127 YAĞIZ EFE BULKOY -MA 4 11 1,25 2 4 1,00 6 15 2,25 171,9 17239 230,4 12789 199,6 19233

109 12221 SİNA YILMAZ 12 2 4 1,00 2 4 1,00 171,9 17239 206,5 16162 196,1 20121

110 12162 EGE ELİZ ŞAFAK 12A 2 5 0,75 2 5 0,75 171,9 17239 219,5 14058 195,4 20307

111 17017 POLAT MİROĞLU -M 3 8 1,00 0 2 -0,50 3 10 0,50 171,9 17239 208,1 15857 194,7 20501

112 12044 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12C 1 2 0,50 1 2 0,50 171,9 17239 204,4 16591 194,7 20501

113 12067 HASAN TUSŞUN   2 9 -0,25 2 9 -0,25 171,9 17239 198,6 17949 192,6 21077

114 12025 FURKAN KOS 12 8 11 5,25 1 2 0,50 9 13 5,75 154,6 24580 244,7 11292 191,4 21425

115 12295 EMREHAN KORUK 12 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 9 2,75 8 10 5,50 162,3 20794 241,8 11567 191,0 21511

116 12357 ÖMER BURAK DUMAN 12 0 5 -1,25 0 5 -1,25 171,9 17239 204,4 16609 189,8 21866

                                                4 / 6



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

117 12197 İ ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 1 2 0,50 5 6 3,50 158,5 22839 223,8 13517 189,2 22060

118 12077 MERYEM YENAL 12A 4 2 3,50 1 0 1,00 5 2 4,50 155,7 23758 221,3 13827 189,1 22074

119 0 ARDA ERGİN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 168,3 18111 221,3 13825 188,9 22126

120 13116 UĞURCAN NAZLI -M 6 7 4,25 1 2 0,50 7 9 4,75 153,2 24863 202,9 16934 187,2 22629

121 12084 KAMİ* KUMANLIOĞLU 12A 6 2 5,50 4 2 3,50 5 8 3,00 4 1 3,75 19 13 15,75 147,1 26222 185,5 22395 186,5 22834

122 13132 METE SEVER -M 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 5 2,75 157,0 23335 202,0 17098 185,6 23072

123 0 ARDA YILDIRIM 12 4 4 3,00 4 4 3,00 155,9 23537 207,0 16042 185,2 23199

124 12076 SENA SAKÇAK 12 5 2 4,50 5 2 4,50 151,8 25217 225,4 13334 185,1 23214

125 12375 AYŞE NAZAR DÜKAR 12A 3 4 2,00 3 4 2,00 158,3 22876 226,5 13204 184,8 23266

126 13131 İNANÇ SEMİZ -M 7 2 6,50 7 2 6,50 145,9 26578 190,3 20739 184,5 23385

127 12415 BİLGE TAŞKIN 12 7 8 5,00 7 8 5,00 149,7 25761 229,7 12875 184,2 23466

128 13122 DEMİRHAN KAYA -M 4 9 1,75 2 4 1,00 6 13 2,75 155,5 23841 202,7 16970 184,0 23524

129 13037 FATMA NUR İÇYER -M 3 6 1,50 3 6 1,50 158,6 22806 224,2 13466 183,8 23604

130 13152 EFE UÇAR -M 2 3 1,25 2 3 1,25 158,8 22778 213,6 14928 183,3 23723

131 12051 RÜMEYSA TETİK 12 3 1 2,75 3 1 2,75 154,0 24703 205,8 16304 182,5 23949

132 13072 ALEYNA AYGÜN -M 2 2 1,50 7 3 6,25 1 4 0,00 2 8 0,00 12 17 7,75 183,3 14348 172,0 25524 181,0 24403

133 13040 İREM ŞAKAR -M 3 4 2,00 1 1 0,75 4 5 2,75 150,1 25635 223,4 13555 178,5 25015

134 0 LARA ÇETİN 12 6 8 4,00 1 1 0,75 7 9 4,75 143,7 27021 222,9 13624 177,4 25253

135 12325 ZEYNEP YILMAZ 12 6 11 3,25 6 11 3,25 146,4 26506 198,8 17878 176,1 25544

136 12321 UMUT YILMAZ 12 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 6 4 5,00 174,1 16627 184,4 22753 172,3 26260

137 12316 ADA BOZDAĞ 12 5 12 2,00 1 1 0,75 6 13 2,75 133,6 28315 191,7 20087 161,3 27667

138 13081 SÜTÇÜ İMAM -M 5 9 2,75 0 5 -1,25 5 14 1,50 136,3 27945 178,7 24052 160,7 27723

139 12064 HATİCE OKYAY 12 4 9 1,75 1 0 1,00 5 9 2,75 127,9 28687 170,0 25876 155,4 28185

140 12420 AYTEN UZUN 12 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 135,3 28021 177,5 24292 154,1 28306

141 13054 GÜRBÜZ CAN KILIÇ -M 2 10 -0,50 2 0 2,00 4 10 1,50 129,6 28571 167,0 26391 153,7 28348

142 12389 CEREN YETİM 12 3 5 1,75 1 2 0,50 4 7 2,25 127,3 28721 172,9 25332 153,5 28357

143 12149 İBRAHİM DEMİR 12 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 113,6 29156 156,6 27853 142,0 28905

144 12423 İLAYDA SARI 12 0 3 -0,75 0 3 -0,75 113,9 29149 150,1 28454 131,3 29214

145 0 ZEKİ BATIN KAYA 12 2 13 -1,25 2 13 -1,25 103,3 29370 126,9 29637 118,9 29535

                                                5 / 6



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ 12.SAYISAL ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM) 148 256 451 30878

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,20 0,96 0,96 2,85 2,16 2,31 2,14 1,10 1,86 1,36 0,69 1,19 6,99 4,58 5,85 2,53 1,09 2,25 17,07 10,58 14,42 185,7 234,3 219,3

Okul Ortalaması 0,31 0,11 0,28 0,24 0,14 0,21 0,45 0,21 0,40 0,30 0,15 0,27 11,05 4,94 9,81 3,76 1,05 3,50 16,11 6,60 14,47 179,0 290,4 236,1

KATILIMLAR

146 12210 MUHAMMED ENES BAKICI12 7 23 1,25 6 4 5,00 13 27 6,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KA HRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 1 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
385,624 234,320 1 25 27 39 2084

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
282,271 219,310 1 33 53 97 4642

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 11,88 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,00 3,50 2,25

Matematik 40 32 0 32,00 80 15,88 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,50 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,75 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 4,25 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 34 5 32,75 82 15,50 16,74 8,75

Toplam: 280 135 29 127,61 46 94,24 96,91 79,03

Matematik  DA DBBCEDDCDDDCA  BCBCE  CBBCCA CDACAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBACCDEAACABEACBCDdABCCDADEDBAeEBEeCD Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TUSŞUN 12067   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 1 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
198,639 234,320 2 131 190 343 17949

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
192,616 219,310 2 113 201 356 21077

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 11,88 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,00 3,50 2,25

Matematik 40 2 9 -0,25 -1 15,88 13,31 8,10

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 5,50 6,07 2,91

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 5,75 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 4,25 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 2 15 -1,75 -4 15,50 16,74 8,75

Toplam: 280 73 48 60,86 22 94,24 96,91 79,03

Matematik ebe D   dc C  eb      b    e            

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri ea b   bd  e e a           DceCd cee  c 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAHRAMANLAR 17013 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,683 185,710 3 4 39 74 5312

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
412,103 234,320 1 13 13 19 1172

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
346,230 219,310 1 3 7 13 576

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 33 4 32,00 80 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 171 39 161,25 58 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDABDa                  EbbAeCaECAccDc C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADACDCDBEBDDbDCDCBADCBCDCE B CeCCbCAD Ae

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACDdEEBAACBCEDACDaDbCAeBEDACEBCDA c

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AYGÜN 13072 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,260 185,710 18 60 127 218 14348

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
171,973 234,320 44 142 235 422 25524

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
180,960 219,310 42 132 226 397 24403

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 1 4 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 9 7,75 19 1,76 1,16 6,32

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 0,36 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 0,12 0,09 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,16 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,09 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 10 9 7,75 19 0,82 0,44 3,29

Matematik-2 30 2 8 0,00 0 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 2 8 0,00 0 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 3 4 2,00 14 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 65 60 50,00 18 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1                  D b eA bdECCAEEdAae dDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 aDAdcaedDEebBDCCbAB                           

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik babAb     e  D  e  db                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA



Fen Bilimleri B Ab  Eedd                 e Ab         

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 0 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 2 0
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÜNLÜ 13082 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,120 185,710 32 106 180 294 18385

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
271,263 234,320 19 76 94 167 9009

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
222,445 219,310 23 83 142 256 14258

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 14 4 13,00 43

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 13 10 10,50 35 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 15 11 12,25 31 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 7 7 5,25 38 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 14 13,50 34 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 98 54 84,50 30 90,05 96,91 79,03

Matematik d bADB CdDDdbbDeA CBCBCab  c   A   dC   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri dBAbaeEAAeedEA ed E B CDc  DBAedBECd e  

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDAHAN  ÜTÜCÜO ĞLU 14432 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
228,079 234,320 31 105 143 257 13034

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
213,466 219,310 27 89 155 281 16137

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 8 3 7,25 18 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 4 7 2,25 16 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 7 0,25 2 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 21 1,75 4 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 84 48 71,86 26 90,05 96,91 79,03

Matematik  DA D aaE De   D  A   C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri aBbCbA eedcB    abccbDeD a   bbbCdaae   

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 2 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,643 185,710 17 56 122 209 13532

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
340,555 234,320 9 48 56 89 4361

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
273,923 219,310 7 36 59 114 5627

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 1 2 0,50 5

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 25 6 23,50 59 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 3 5,25 38 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 127 34 118,50 42 90,05 96,91 79,03

Matematik bDAAeB aE DCDDDCAD BCBCEC CBB   eCDbC  b

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  B bb EdA  BEACaCD AaCCDAbEDaAeEBECe bAd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BATBAY 13091 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,025 185,710 11 42 100 169 10916

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
290,548 234,320 17 71 84 146 7563

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
254,420 219,310 13 55 91 164 8455

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 9 1 8,75 44

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 13 3 12,25 31 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 3 1 2,75 20 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 112 22 106,50 38 90,05 96,91 79,03

Matematik Cb  DB  aDaC   C   B          CA  DA AA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri   A     d   EACeCD  B  a   bBAedB bd  Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU BUKET EREN 13045 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,325 185,710 22 72 140 239 15554

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
261,758 234,320 23 84 106 189 9772

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
213,203 219,310 28 90 157 284 16191

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

Matematik-1 30 11 4 10,00 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 10 3 9,25 46

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 7 10,25 26 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 5 1 4,75 12 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 13 0 13,00 93 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 5 25,75 64 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 93 44 82,00 29 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDccDB                  E bACC dbABcb BC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADAC   Bd                               

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBA CACDAEEBAAC   a C  DEC eBEcACEBCbADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA KOTLUCA 13017 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,225 185,710 19 61 128 219 14358

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
407,610 234,320 2 15 16 22 1306

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
292,615 219,310 5 27 39 77 3609

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 21 4 20,00 67

Geometri 10 3 2 2,50 25

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 32 2 31,50 79 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 148 31 140,25 50 90,05 96,91 79,03

Matematik CDAbDB  E DCDD CADaBCBCECDCBBCCADC  CAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAAeABEACBCDEABCCDADEDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,889 185,710 8 31 85 151 9841

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
257,444 234,320 24 89 112 199 10126

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
238,623 219,310 18 69 115 210 11129

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 4 10,00 25 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 6 5 4,75 12 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 103 45 91,61 33 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 aDA  B        D           ECCAEaC  c C e

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik   c Da  d D  e CA   C a        A        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAb cEddCeeaA BC d B  c  dD AeEBECCe  E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİRHAN KAYA 13122 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,453 185,710 40 124 223 364 23841

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
202,725 234,320 40 128 184 333 16970

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
183,968 219,310 39 128 222 389 23524

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 16 7 14,25 48

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 6 13 2,75 7 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 3 9 0,75 5 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 71 66 54,50 19 90,05 96,91 79,03

Matematik  ab a ac  D CDd   d  dCb      c  bbA  cA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBeabeC c cebAdB d  e Bc   e d e E   A  

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NAZ DEMİRBAĞ 17006 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,313 185,710 13 48 111 185 12228

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
303,573 234,320 14 66 78 129 6657

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
265,188 219,310 11 45 74 132 6796

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 19 3 18,25 46 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 5 7 3,25 23 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 117 35 108,25 39 90,05 96,91 79,03

Matematik ADbCD  BE DeCDCe BADCBC  E B   C        

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBAbbdC A aceACB      BeEedeBdD  EBdb   

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EFE DAĞDELEN 13052 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,510 185,710 10 41 98 167 10814

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
313,713 234,320 11 60 69 114 6007

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
268,815 219,310 9 39 65 123 6275

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 26 3 25,25 84

Geometri 10 8 2 7,50 75

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 11 3 10,25 51

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 19 7 17,25 43 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 4 8 2,00 14 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 126 46 114,50 41 90,05 96,91 79,03

Matematik bDbADdB   Dece C       E  CBBC AeCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  B bacEdcCedaACBC E Bb DAebDBAedBddC ecc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 13152 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,778 185,710 37 116 213 349 22778

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
213,608 234,320 37 119 165 300 14928

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
183,253 219,310 41 130 224 392 23723

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 11 2 10,50 35

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 2 3 1,25 3 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 4 2 3,50 25 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 7 7,25 18 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 66 22 60,50 22 90,05 96,91 79,03

Matematik bcb         CD                          

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri        eAEEB cCa cb        e    CEBdD   

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 13009 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
244,819 234,320 26 94 122 220 11267

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
209,296 219,310 30 96 166 297 17022

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 7 5 5,75 14 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 5 5 3,75 27 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 88 42 77,36 28 90,05 96,91 79,03

Matematik C      e  Ddce      Cc         A  D  AA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B cbC  ddC dEA a  c  a    cDcAeEBdCC  Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ÖZTÜRK 17008 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,138 185,710 24 78 151 258 16611

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
349,603 234,320 7 44 50 79 3866

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
271,413 219,310 8 37 62 120 5953

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

Matematik-1 30 11 9 8,75 29

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 15 11 12,25 31

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 28 3 27,25 68 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 10 3 9,25 66 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 125 36 116,00 41 90,05 96,91 79,03

Matematik CDAADB CE bCDD CADCBC CE DCBBC   CDdC Ab

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBACb EAACeBEA  CcdABCCDbDEDBAeEBE eD Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE PEHLİVAN 13043 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,628 185,710 16 55 121 205 13326

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
303,383 234,320 15 67 79 130 6674

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
222,118 219,310 24 84 143 258 14324

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 14 2 13,50 68

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 6 6 4,50 11 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 8 25,00 63 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 113 28 106,00 38 90,05 96,91 79,03

Matematik  DbcDB    DbDe ec   C                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCbEAeCAdEACeCDEAaCCDAbEDBAe BE  D  E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR İÇYER 13037 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,630 185,710 38 117 214 351 22806

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
224,230 234,320 32 109 150 266 13466

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
183,790 219,310 40 129 223 391 23604

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

Matematik-1 30 6 3 5,25 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 30 3 6 1,50 5 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 3 6 1,50 4 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 2 2 1,50 11 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 7 10,25 26 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 71 30 63,50 23 90,05 96,91 79,03

Matematik   A D   Eab  e d   d       e            

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri     Cc  A  d    CD  BC c  bD AeE Ed D Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT YÜMLÜ 13119 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
256,825 185,710 1 2 22 40 3202

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
242,870 234,320 27 97 127 228 11464

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
246,525 219,310 15 63 101 187 9762

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 9 0 9,00 45

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 11,50 29 1,76 1,16 6,32

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 0,36 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,12 0,09 0,95

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,09 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,16 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,09 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 16 6 14,50 36 0,82 0,44 3,29

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 5 4 4,00 10 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 8 0 8,00 57 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 2 8,50 21 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 113 24 107,00 38 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDAdbdEBC             Aec    b    EBBCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 DDACAEB      eCadb        DDDBEaCeAB          

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik   d         a eCADCBe                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA



Fen Bilimleri BBACCDEA            ebC                 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GKLP AYDN 22053 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,140 185,710 35 112 188 322 21914

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
306,953 234,320 12 63 75 125 6452

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
216,960 219,310 25 87 151 275 15466

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 9 2 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25

TYT Fen 20 9 9 6,75 34

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 14 6 12,50 31 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 12 1 11,75 84 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 3 28,25 71 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 103 34 94,50 34 90,05 96,91 79,03

Matematik CDAcDBBCEDDC c be    eC    BB   a       

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAC DEbACABEACBCDE B  e   DBACEBECCcDA 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KESKE 13038 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,250 185,710 34 111 187 321 21851

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
216,083 234,320 34 116 161 289 14536

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
203,170 219,310 34 105 185 323 18399

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 9 6 7,50 19 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 1 0 1,00 7 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 72 39 62,25 22 90,05 96,91 79,03

Matematik   beD  B  Dee Ce BAD  C d           D   

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  B                                      

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRBÜZ CAN KILIÇ 13054 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,563 185,710 45 142 248 440 28571

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
166,978 234,320 45 144 237 426 26391

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
153,713 219,310 45 143 248 440 28348

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20

Matematik-1 30 8 9 5,75 19

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Matematik-2 30 2 10 -0,50 -2 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 4 10 1,50 4 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 6 20 1,00 3 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 44 60 29,00 10 90,05 96,91 79,03

Matematik   A     a a   eadebc Bb d        C A    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri Bd b ecedCbace c  d ce ce  c AecBEC  e  

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HAFİZENUR AYDOĞAN 13086 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,140 185,710 15 53 119 201 13196

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
341,623 234,320 8 47 55 87 4311

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
256,000 219,310 12 54 88 160 8211

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58

Matematik-1 30 18 3 17,25 58

Geometri 10 7 0 7,00 70

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 1 12,75 64

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 18 6 16,50 41 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 28 8 26,00 65 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 126 27 119,25 43 90,05 96,91 79,03

Matematik A  CD  B  DbCeCe BADaBCD   BC   Cda D A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBAC ACeAEEdcACBC DbCDacECAeBEDACEBC AD 

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ARDA UZUN 13066 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,803 185,710 31 101 175 286 17484

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
282,383 234,320 18 72 88 155 8140

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
237,388 219,310 19 72 118 213 11354

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 9 6 7,50 38

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 17 3 16,25 41 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 7 6 5,50 39 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 101 41 90,75 32 90,05 96,91 79,03

Matematik  DA D aBE D CDCc B    C          ACADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBb CAbedEEdeACaCEc   Ba   eeEcA EBC ceb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İNANÇ SEMİZ 13131 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,868 185,710 43 133 237 417 26578

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
190,263 234,320 42 134 205 376 20739

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
184,478 219,310 38 126 220 386 23385

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69

Matematik-1 30 9 6 7,50 25

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 7 2 6,50 16 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 55 39 45,25 16 90,05 96,91 79,03

Matematik ADA D DB  b   C   e                     

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri    dbc  d ce  ba  c e d        A        

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ŞAKAR 13040 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,133 185,710 42 129 230 409 25635

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
223,435 234,320 33 111 153 269 13555

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
178,468 219,310 43 133 230 404 25015

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 10 8 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 4 5 2,75 7 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 5 4,75 34 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 73 55 59,25 21 90,05 96,91 79,03

Matematik  DA     d e bb        C          d     A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B  dbAe dEEBAead ED   ac e CBdDACbBCDceb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL BULUT 13137 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,235 185,710 20 66 134 230 15135

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
236,423 234,320 28 99 131 239 12137

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
225,575 219,310 22 81 135 245 13622

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 14 3 13,25 66

Matematik-2 30 9 12 6,00 20 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 12 14 8,50 21 10,62 13,31 8,10

Toplam: 280 89 43 78,25 28 90,05 96,91 79,03

Matematik bDA D aBbdDD  e aBb CcC da  abc     DAcA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ERL 13057 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,522 185,710 2 3 27 50 3630

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
236,234 234,320 29 100 133 241 12161

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
239,996 219,310 17 68 113 207 10888

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 4 1 3,75 21 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 6 11,50 29 1,76 1,16 6,32

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 0,36 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,12 0,09 0,95

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,09 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,16 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,09 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 16 6 14,50 36 0,82 0,44 3,29

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 5 4 4,00 10 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 8 0 8,00 57 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 2 8,50 21 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 112 42 101,36 36 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDAdbdEBC             Aec    b    EBBCDA

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Sosyal-2 DDACAEB      eCadb        DDDBEaCeAB          

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik   d         a eCADCBe                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA



Fen Bilimleri BBACCDEA            ebC                 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 0 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 2 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN AKYILMAZ 13033 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,945 185,710 14 51 117 196 13034

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
306,700 234,320 13 64 76 126 6467

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
252,655 219,310 14 57 93 168 8754

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 20 6 18,50 62

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 13 7 11,25 38 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 17 8 15,00 38 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 7 5 5,75 41 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 120 50 107,50 38 90,05 96,91 79,03

Matematik  ab bBB E DC DaCADCd e E DCa  CAe    AA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BB baDEbcCe EACBaDdAceeDA EcBbecBEeC  A 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
METE SEVER 13132 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,015 185,710 39 120 218 357 23335

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
201,993 234,320 41 129 187 336 17098

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
185,590 219,310 37 122 216 379 23072

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 4 5 2,75 7 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 2 4 1,00 7 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 65 39 55,25 20 90,05 96,91 79,03

Matematik CbbbD     Db D                 d        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri    b    AC ede Be           eAe         

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
NADİR 13046 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,708 185,710 33 108 182 301 19322

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
267,708 234,320 21 79 101 175 9291

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
228,293 219,310 21 78 132 237 13080

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 17 9 14,75 49

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 22 12 19,00 48

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 4 8 2,00 10

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 17 7 15,25 38 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 5 6 3,50 25 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 96 56 82,00 29 90,05 96,91 79,03

Matematik CDbADB    eCc b  D eC C  e    CAbCDACAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbd Edd bcEAeBe   B de   e AC BE C  Ab

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGENUR MENTEŞ 13029 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
252,584 234,320 25 92 118 210 10544

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
209,296 219,310 30 96 166 297 17022

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 6 1 5,75 14 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 4 6 2,50 18 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 89 36 79,86 29 90,05 96,91 79,03

Matematik  D  D  B  D CDe                         

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBb b CDc a bACBC e   B    e E AeEBeDA c

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT MİROĞLU 17017 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
208,084 234,320 38 121 172 314 15857

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
194,701 219,310 35 111 198 346 20501

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 3 10 0,50 1 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 5 18 0,50 1 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 77 52 63,86 23 90,05 96,91 79,03

Matematik ecdCaecBd D e                      c   b

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri ed  ace c c  b a b     eaeceBEDA E d  eb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP İZİDOĞRU 13157 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
228,369 234,320 30 104 142 255 13004

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
204,431 219,310 33 102 181 315 18085

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 6 8 4,00 10 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 83 43 72,11 26 90,05 96,91 79,03

Matematik   b DB    D  ebacD Ba   C   e  e        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBbbCe Ad baEA aa  d C       e        Ad

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN KAYNAK 13112 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,950 185,710 4 10 52 99 6912

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
398,305 234,320 3 20 21 28 1585

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
298,980 219,310 3 23 34 65 3082

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 25 3 24,25 81

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 22 6 20,50 51 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 161 25 154,75 55 90,05 96,91 79,03

Matematik  De bd BE D eDCD  A C CD E B CeCCACbDAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCAeDAEEBAACBCEDeCDBDECdeBEDAbEBCDAed

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET FURKAN TOSUN 13032 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 25 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
270,394 234,320 20 77 97 170 9074

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
210,686 219,310 29 93 163 294 16705

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 6 9 3,75 13 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 4 6 2,50 25 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 10 15 6,25 16 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 4 8 2,00 15 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 17 17,75 44 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 101 56 86,86 31 90,05 96,91 79,03

Matematik deAbD   daDebD Cc  B         dbdcCDbbAAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAdeAdbACdaDdeaCeDb dDcACdaEbCDbAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT ARDA KOŞUN 13007 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,277 185,710 21 68 136 233 15338

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
214,524 234,320 36 118 163 294 14746

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
207,216 219,310 32 99 172 303 17461

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 2 2,50 6 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 3 3 2,25 6 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 79 40 68,86 25 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1                                    EeAeC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik b b       D                        bD  A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri     bd  d d            e   edb bC BebA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY AŞIK 13071 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,493 185,710 12 44 103 172 11473

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
358,493 234,320 6 34 38 62 3347

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
283,758 219,310 6 32 51 94 4488

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 7 19,25 64

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 19 0 19,00 63 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 24 1 23,75 59 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 9 4 8,00 57 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 25 11 22,25 56 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 138 36 129,00 46 90,05 96,91 79,03

Matematik  DAADB CE DC DDCAD BC C CD     A  DAdAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACC EbdCeaEACB aEea CDA EcBAeEBEdCDDAd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 13168 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,388 185,710 23 74 143 243 15738

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
266,588 234,320 22 80 102 176 9380

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
215,698 219,310 26 88 153 278 15707

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 7 4 6,00 15 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 4 5,00 36 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 12 14,00 35 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 97 37 87,75 31 90,05 96,91 79,03

Matematik           b       C C a        b dDACAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbC Eec  dEAC*aa Aa ec   DBAeEBEeCD  E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SÜTÇÜ İMAM 13081 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,345 185,710 44 139 245 433 27945

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
178,698 234,320 43 138 221 405 24052

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
160,745 219,310 44 138 243 432 27723

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 1 0 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 5 14 1,50 4 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 4 9 1,75 13 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 50 51 37,25 13 90,05 96,91 79,03

Matematik bDbCa     D CDaab    c     a bc   ebc b 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri c dCbcCebEcaeA        a    e d AbdB  cbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 2 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA YILDIRIM 13050 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,698 185,710 6 18 64 119 7739

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
390,885 234,320 4 23 25 34 1871

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
302,595 219,310 2 21 32 61 2799

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 33 7 31,25 78

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 20 10 17,50 58 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 27 13 23,75 59 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 159 43 148,25 53 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1                         b E  A          

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik CaAeDBBeEDDeeaDCADdBCeeECaCBBCedDCDAeAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbbEAAeAdEAaBCcEAaCCDADEDBAeEBECCDeAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK İHSAN KUMRU 13174 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,864 185,710 7 22 69 127 8208

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
215,739 234,320 35 117 162 292 14581

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
241,308 219,310 16 65 109 201 10658

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 0,28 0,21 2,31

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 0,59 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,50 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 5 12,75 32 1,76 1,16 6,32

Matematik-2 30 0 0 0,00 0 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 3 1 2,75 7 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 2 1 1,75 13 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 88 31 80,11 29 90,05 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1  aA  B  C     D A b   b   ECCA d AE BCDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik                                b    CAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri       E A  d                            

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 1 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURCAN NAZLI 13116 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,210 185,710 41 127 226 397 24863

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
202,863 234,320 39 127 182 331 16934

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
187,215 219,310 36 120 212 374 22629

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

Matematik-1 30 10 14 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 14 6,50 16

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 6 7 4,25 14 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 7 9 4,75 12 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 3 8 1,00 7 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 20 2,00 5 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 72 73 53,75 19 90,05 96,91 79,03

Matematik  Db DC Bd e eDb dcA           b  e     A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B dd deedEEd e Bd   C dc ed  E  dEcdeebd

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YÜREK 13010 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,070 185,710 5 14 60 115 7663

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
361,720 234,320 5 32 36 57 3181

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
295,330 219,310 4 24 35 67 3371

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 23 8 21,00 53 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 6 7 4,25 30 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 147 33 138,75 50 90,05 96,91 79,03

Matematik ADACb DBE DbCDCc Bb  eC   a CCDCedCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dc eaACbAEEdeACBCdDAC aD   eBEDAeEBCeAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ARDA AYDOĞUŞ 13076 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,218 185,710 9 32 86 152 9992

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
331,798 234,320 10 54 63 101 4860

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
267,083 219,310 10 42 71 129 6520

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 17 7 15,25 38 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 132 36 123,00 44 90,05 96,91 79,03

Matematik  DeCD  BE DDCDec  A d C   B   eC dCbD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdbACeAEEdbACB ED  bBc bAeeEDAeEBeD  E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER TAN 13025 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,300 185,710 36 113 189 323 22245

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
296,203 234,320 16 69 81 136 7133

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
236,920 219,310 20 73 121 216 11446

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 45 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 17 7 15,25 51

Geometri 10 4 4 3,00 30

TYT Matematik 40 21 11 18,25 46

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 8,12 9,81 5,85

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,49 3,50 2,25

Matematik 40 22 8 20,00 50 10,62 13,31 8,10

Fizik 14 8 6 6,50 46 4,82 6,07 2,91

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,21 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 4,63 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 12,66 16,74 8,75

Toplam: 280 105 62 89,50 32 90,05 96,91 79,03

Matematik ADACDC BEBDcCDCcC AeCa        DCCbCAcbAc

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBACbeeeAEEBcACBC c   ac  eeBEDAdEBC A E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ATİKE SUDE ELDEYMEZ 13055 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,383 185,710 6 104 178 292 18080

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
331,228 234,320 4 55 64 102 4905

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
266,838 219,310 3 43 72 130 6563

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 20 0 20,00 67 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 28 1 27,75 69 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 7 5 5,75 41 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 6 5 4,75 37 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 119 52 106,00 38 110,60 96,91 79,03

Matematik CDAADB  EDDCDDDCA   C  EC CB  CA CDACAAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B AbacEAd dBEACBC dcaCCDc cDBAeEBECCDecc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ TEKGÜL 13028 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,853 185,710 1 36 93 161 10505

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
399,800 234,320 1 19 20 27 1543

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
309,118 219,310 1 19 29 51 2329

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 32 3 31,25 78 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 154 34 145,50 52 110,60 96,91 79,03

Matematik ADACDdDBEBDDCDe CBADC Cc EBBCC C ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAeCACedEEaAACBCEDeeDaDbeAeBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA CAN AYDIN 13124 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,948 185,710 4 69 137 234 15405

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
252,793 234,320 5 91 117 209 10526

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
227,038 219,310 5 79 133 240 13321

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 11 6 9,50 32 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 11 6 9,50 24 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 3 5 1,75 13 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 93 39 83,25 30 110,60 96,91 79,03

Matematik  Db D Dc  D  e DCBAe BCeC e             

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri         dc e  C  E  C aeaddeBdDA EBe  bb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA SOFUOĞLU 13080 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,648 185,710 2 37 94 162 10542

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
336,738 234,320 3 51 60 94 4571

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
262,338 219,310 4 49 79 140 7196

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 16 6 14,50 36 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 6 2 5,50 42 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 131 32 123,00 44 110,60 96,91 79,03

Matematik bDb D  BE c CeC  BA b C    B   C dC DAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBACbAC  EadAACBCE A  aDc  eBEDACEBCDe E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK AKTOPRAK 13073 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,908 185,710 3 54 120 203 13255

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
381,418 234,320 2 27 30 43 2290

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
284,948 219,310 2 31 48 91 4344

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 23 5 21,75 73 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 29 8 27,00 68 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 144 41 133,75 48 110,60 96,91 79,03

Matematik CDA DB CEDDeDDbCcDCBCBCEdDCBBbCd dDACAAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAACAdEACBCDEAaCCDADEDBA EBEbCDaca

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE BULKOY 13127 -MA

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 5 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
230,394 234,320 6 102 137 250 12789

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
199,566 219,310 6 108 192 335 19233

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 6 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 4 11 1,25 4 14,08 9,81 5,85

Geometri 10 2 4 1,00 10 4,62 3,50 2,25

Matematik 40 6 15 2,25 6 18,71 13,31 8,10

Fizik 14 3 7 1,25 9 5,62 6,07 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 5,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 7,08 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 18,33 16,74 8,75

Toplam: 280 86 55 72,11 26 110,60 96,91 79,03

Matematik b b    dd DcCDb a   b b Caa    C beAc  b

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B debc ccEEe  C  cD   BcE ceaEbA EBdc  c

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 1 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK KAYA 13098 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,880 185,710 1 115 191 327 22355

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
258,573 234,320 1 88 111 198 10027

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
207,320 219,310 1 98 170 301 17439

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 9 9 6,75 23

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 9,00 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,62 3,50 2,25

Matematik 40 10 2 9,50 24 11,62 13,31 8,10

Fizik 14 5 1 4,75 34 2,38 6,07 2,91

Kimya 13 3 0 3,00 23 1,50 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,25 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 15 3 14,25 36 7,12 16,74 8,75

Toplam: 280 85 34 76,50 27 64,75 96,91 79,03

Matematik C AADB       D CADCaa                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B  C  aAA  B   BC       A  DB CdBE b D E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM SUDE ERBİL 13169 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,198 185,710 2 135 239 420 26838

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
213,263 234,320 2 120 168 305 14989

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
202,913 219,310 2 107 188 327 18448

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 6 3,50 18

Matematik-2 30 12 14 8,50 28 9,00 9,81 5,85

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,62 3,50 2,25

Matematik 40 18 17 13,75 34 11,62 13,31 8,10

Toplam: 280 66 52 53,00 19 64,75 96,91 79,03

Matematik b AADBdCdDDecb CcDdBC bbbeec CCADeDbCA b

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BOZDAĞ 12316 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,563 185,710 42 141 247 438 28315

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
191,748 234,320 39 133 200 371 20087

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
161,338 219,310 40 137 242 431 27667

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 5 12 2,00 7

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 12 2,00 10

Matematik-2 30 5 12 2,00 7 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 6 13 2,75 7 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 5 8 3,00 21 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 11 15 7,25 18 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 60 79 40,25 14 83,74 96,91 79,03

Matematik   c a   b bdDD CAbbeCcbdd          e A  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri e AdCaEeeCcddAa           cDBAebeECee A 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,940 185,710 31 121 219 359 23537

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
207,040 234,320 33 122 174 316 16042

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
185,170 219,310 33 123 217 383 23199

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 5 4 4,00 20

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 4 4 3,00 8 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 66 37 56,75 20 83,74 96,91 79,03

Matematik  bb D    DDC   ec                       

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B  b eEAc edEA  a   a  e   c   EB      b

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 12151 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,293 185,710 17 64 132 224 14580

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
316,515 234,320 17 59 68 112 5831

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
240,918 219,310 17 66 111 204 10729

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 19 6 17,50 58

Geometri 10 6 2 5,50 55

TYT Matematik 40 25 8 23,00 58

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 11 7 9,25 31 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 5 4 4,00 40 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 16 11 13,25 33 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 121 51 108,25 39 83,74 96,91 79,03

Matematik  DACD cBb D Ceee BAD       deCcCadCAD Ae

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBAdCACDAEEBcAC CEDAC acaCAeeEDACEB Ddeb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 2 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN BORA 12216 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,888 185,710 8 33 87 153 10068

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
424,328 234,320 3 9 9 14 848

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
302,198 219,310 4 22 33 62 2819

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 7 1 6,75 68

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 19 4 18,00 60 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 29 4 28,00 70 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 161 22 155,50 56 83,74 96,91 79,03

Matematik  Db D DBE DbCeeDCBADC CD EB CCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBcACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 12202 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,210 185,710 21 76 145 247 16073

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
332,920 234,320 14 52 61 97 4797

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
240,880 219,310 18 67 112 205 10737

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

Matematik-1 30 22 1 21,75 73

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57

Fizik 7 4 0 4,00 57

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 2 10,50 53

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 17 6 15,50 39 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 2 7,50 54 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 12 0 12,00 92 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 3 28,25 71 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 117 27 110,25 39 83,74 96,91 79,03

Matematik  DA D cB dDeeDdDC ADC C    B     ACb AA 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  BACbA b EEB ACBCEDACDBDEC  BEDA EBCDA b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN UZUN 12420 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,298 185,710 41 140 246 434 28021

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
177,493 234,320 42 139 223 407 24292

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
154,088 219,310 43 142 247 439 28306

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 6 0,50 4 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 50 58 35,50 13 83,74 96,91 79,03

Matematik        c    eb           b    Dd   c    

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri     bde dEEde  a      ac   deEceCEBe  DE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 12415 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,658 185,710 36 130 231 410 25761

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
229,685 234,320 28 103 140 253 12875

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
184,238 219,310 35 127 221 387 23466

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 10 6 8,50 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 6 13 2,75 14

Matematik-2 30 7 8 5,00 17 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 7 8 5,00 13 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 77 62 61,50 22 83,74 96,91 79,03

Matematik  acee  BdB De  a  dD  C  E B            

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri Bdd bACDbEEde Ca  DcC BebeAeeacACEBeeAbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN MALTA 12268 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
209,680 185,710 3 23 73 131 8403

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
260,193 234,320 25 87 109 193 9892

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
262,350 219,310 10 48 78 139 7192

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,22 0,28 0,96

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 0,15 0,21 2,31

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,26 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,11 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 0,74 1,16 6,32

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 13 9 10,75 27 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 5 3 4,25 30 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 109 61 93,75 33 83,74 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDAcDabBCcAc bDCA  c eebE  ACCbdCAeaDdBC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  DACD aBE D  b  CBAc aC    a C b bacD   

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri   ba A c EEB AC  E  C  c   eBEDAdEceDceE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 2 1 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 1 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 2 33
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YETİM 12389 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,328 185,710 44 144 251 445 28721

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
172,938 234,320 43 141 234 421 25332

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
153,483 219,310 44 144 249 441 28357

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 6 6 4,50 15

Geometri 10 1 4 0,00 0

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 4 7 2,25 6 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 8 2,00 14 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 22 3,50 9 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 49 75 30,25 11 83,74 96,91 79,03

Matematik  cAb B    De c e               e   dC   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri Bc d cEdAbcaEb ad d  b  e cDBAedcECaaebd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
DOLUNAY AÇIKTEPE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,568 185,710 15 62 130 222 14510

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
310,715 234,320 19 62 71 117 6193

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
232,178 219,310 21 75 128 228 12332

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 9 1 8,75 29

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 11 4 10,00 25 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 10 3 9,25 66 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 7 1 6,75 52 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 26 8 24,00 60 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 112 23 106,25 38 83,74 96,91 79,03

Matematik ADb a               a        eD CACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbdCDAEEd ACBa D  DBD C eBEDbCEBeDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECE ŞEN 12004 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
219,798 185,710 1 9 51 98 6780

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
452,523 234,320 1 4 4 5 237

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
338,083 219,310 1 5 10 22 849

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 35 3 34,25 86 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 178 15 174,25 62 83,74 96,91 79,03

Matematik ADACD DBEBDDaeCDaBADCBCD EBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECdecEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE ÇELİK 12287 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,433 185,710 13 57 123 210 13589

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
295,090 234,320 20 70 82 139 7201

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
237,563 219,310 20 71 117 212 11321

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 12 6 10,50 26 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 6 5 4,75 34 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 20 15 16,25 41 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 112 39 102,25 37 83,74 96,91 79,03

Matematik ADb a DB  D   e aBb e CD E         AD A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eB  bA edEEaAACBeEb CbBDEececEcAdEBeDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜRKMEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,885 185,710 5 25 77 139 9163

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
412,203 234,320 4 12 12 18 1166

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
314,665 219,310 3 15 24 43 1991

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 23 5 21,75 73

Geometri 10 7 3 6,25 63

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 32 4 31,00 78 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 161 31 153,25 55 83,74 96,91 79,03

Matematik ADACDCDBEBDbCeCDCBADCeC  EBBCd C ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBACbACDAEEBAACBCEDAe aDbCAeBEDACEBCDAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMREHAN KORUK 12295 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,258 185,710 28 110 186 319 20794

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
241,835 234,320 27 98 130 232 11567

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
191,025 219,310 30 115 205 361 21511

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 7 11 4,25 14

Geometri 10 5 3 4,25 43

TYT Matematik 40 12 14 8,50 21

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 9 10 6,50 33

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,22 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,15 0,21 2,31

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,26 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 1 2,75 7 0,74 1,16 6,32

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 5 9 2,75 7 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 6 2 5,50 42 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 87 64 71,00 25 83,74 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDA   b                                 

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  aAda DBEdDcdc  ba                      

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBeCbACDbEEBcACB     cBcECAeB aeeEcCDAe 

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 2 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ŞENTÜRK 12396 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,308 185,710 38 134 238 418 26680

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
261,745 234,320 24 85 107 190 9774

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
209,623 219,310 25 95 165 296 16945

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 16 1 15,75 39 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 3 3,25 23 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 0 8,00 62 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 6 14,50 36 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 77 26 70,50 25 83,74 96,91 79,03

Matematik ADACDCDBEBDDCDC       C  b              

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  B  b C AE d eC  E A DB ECACeEDA   e   b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ GÜLTEKİN 12017 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,205 185,710 26 107 181 299 19212

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
272,173 234,320 22 75 93 166 8935

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
211,468 219,310 24 92 160 290 16553

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 0,07 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 0,09 0,09 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,08 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 0,24 0,44 3,29

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 14 3 13,25 33 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 2 3,50 25 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 18 4 17,00 43 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 89 30 81,50 29 83,74 96,91 79,03

Sosyal-2  aACcb  D    D C ca                           

Cevap Anahtarı B DDACAEBBDEDABDCCEABEEDBECCDDDBEBCCABDEACDBCDEE

Matematik C AADB C DDbe   ADaB      C     D  A    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAd    d  B    a    C cA E BA EBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 1 0 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOS 12025 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,553 185,710 33 125 224 391 24580

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
244,650 234,320 26 95 123 223 11292

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
191,368 219,310 29 114 203 359 21425

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 15 10 12,50 42

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 8 11 5,25 18 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 9 13 5,75 14 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 7 1,25 10 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 20 17 15,75 39 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 87 71 69,25 25 83,74 96,91 79,03

Matematik  Dbce c d bCcD Cc bBC Ca  d  C bD  c    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAdCeEAACecEACBbDd ee cb bDeAeEBEbeDeAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BİREKOL 12368 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,410 185,710 16 63 131 223 14547

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
311,603 234,320 18 61 70 115 6134

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
246,615 219,310 15 62 100 186 9752

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 18 2 17,50 58

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,22 0,28 0,96

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,15 0,21 2,31

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,26 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 0,74 1,16 6,32

Matematik-2 30 12 6 10,50 35 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 17 7 15,25 38 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 116 40 106,00 38 83,74 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1            A                            

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  DA D  B  bDCbeD BA b Cb E  eC C bCAD  A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  BACbA bAEEdAdCBC DAe aDECAeBdDAddB cA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 1 0 25
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA DOĞRU 12090 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,775 185,710 6 28 82 148 9657

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
346,120 234,320 11 45 53 82 4078

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
256,885 219,310 12 53 86 157 8071

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73

Matematik-1 30 23 1 22,75 76

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 17 0 17,00 85

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 12 4 11,00 28 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 9 3 8,25 59 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 7 27,25 68 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 133 18 128,50 46 83,74 96,91 79,03

Matematik C b DB C  DC eeCA aBC  E D              

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbCeEAA AdEACBCDbAaCCDA EDBAeEBEeCD AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 12150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
160,013 185,710 29 114 190 326 22325

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
338,233 234,320 13 49 58 92 4491

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
254,018 219,310 13 56 92 166 8523

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

Matematik-1 30 9 4 8,00 27

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 20 7 18,25 61 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 28 7 26,25 66 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 13 0 13,00 93 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 116 42 105,50 38 83,74 96,91 79,03

Matematik ADAC CDBEBDbbDCDCBADaaCcdc  CCD  ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBA CACDAEEBAACBaEDbacBcECACBEDACEBebead

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NUR DEMİRTAŞ 12333 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,483 185,710 27 109 183 302 19365

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
262,485 234,320 23 83 105 187 9707

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
204,438 219,310 26 101 180 314 18081

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 7 1 6,75 17 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 2 3,50 25 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 9 1 8,75 67 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 18 6 16,50 41 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 87 28 80,00 29 83,74 96,91 79,03

Matematik           DC       BC  E         CD    b

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  B  beEA C    C CDdABCCDA  ceACE   e  AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE OKYAY 12064 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,863 185,710 43 143 250 444 28687

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
170,005 234,320 44 143 236 423 25876

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
155,428 219,310 42 141 246 438 28185

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 9 2,75 14

Matematik-2 30 4 9 1,75 6 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 5 9 2,75 7 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 47 71 29,25 10 83,74 96,91 79,03

Matematik ebb  B   eDC ece    Cd a        D       

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri cdbeCe Ade ecd             DdeeE ECdbecd

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 0 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 12197 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,478 185,710 30 118 215 352 22839

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
223,813 234,320 31 110 152 268 13517

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
189,178 219,310 32 117 208 368 22060

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 30 4 4 3,00 10 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 5 6 3,50 9 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 7 2,25 16 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 4 3 3,25 25 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 76 51 63,25 23 83,74 96,91 79,03

Matematik ADc a e E c   C                   aA b  

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri   b beCedEEacACBCdD  bc    eBbc C d  A E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DEMİR 12149 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
113,580 185,710 46 146 254 449 29156

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
156,600 234,320 45 145 245 437 27853

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
142,045 219,310 45 145 250 445 28905

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 4 3 3,25 8 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 3 6 1,50 11 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 26 32 18,00 6 83,74 96,91 79,03

Matematik ADA         e  c        C           a   

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri     dceecEE bAa  dD                     

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 12423 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
113,900 185,710 45 145 253 448 29149

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
150,145 234,320 46 146 250 445 28454

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
131,265 219,310 46 146 254 449 29214

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11

Matematik-1 30 2 2 1,50 5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 3 -0,75 -11

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 6 0,50 4 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 6 11 3,25 8 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 28 49 15,75 6 83,74 96,91 79,03

Matematik   e    e       e                        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri e  C e de  acA d    e   A     CEd b   eE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TURAN 12167 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,903 185,710 14 58 124 214 13969

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
357,158 234,320 8 37 41 66 3429

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
267,248 219,310 9 41 69 127 6491

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

Matematik-1 30 15 1 14,75 49

Geometri 10 6 4 5,00 50

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 23 5 21,75 54 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 2 7,50 58 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 132 32 124,00 44 83,74 96,91 79,03

Matematik  Db D  BE a C e CBA aBC CE BC DCCACbDAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACCACDAEEBAACBCE A  BDbeAeBaDACEBCDcDa

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÖZEL 12069 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,480 185,710 11 45 105 174 11479

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
341,638 234,320 12 46 54 86 4310

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
252,470 219,310 14 59 95 171 8788

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 21 1 20,75 69

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 14 6 12,50 31 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 6 6,50 46 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 11 0 11,00 85 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 131 34 122,50 44 83,74 96,91 79,03

Matematik d AbeB  d DCDeDCA  BC          d CD C A 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBAdCbEAcebBEACBCDEABC DA EDBAeEBECeD AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KK 12174 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,595 185,710 10 43 102 171 11232

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
356,340 234,320 9 39 43 69 3481

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
274,475 219,310 8 35 58 111 5562

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 24 6 22,50 75

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 22 8 20,00 50 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 139 42 128,50 46 83,74 96,91 79,03

Matematik  cA DCDBb DbCbeDCBAD  C  E B CDCe CADbbA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBA bACeA EdbACBCEDA baDEeAeBEDAbEBCDAeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
LARA ÇETİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,715 185,710 39 136 241 423 27021

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
222,893 234,320 32 112 154 270 13624

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
177,390 219,310 37 134 232 406 25253

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29

Matematik-1 30 8 1 7,75 26

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 8 5 6,75 34

Matematik-2 30 6 8 4,00 13 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 7 9 4,75 12 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 5 5 3,75 27 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 2 4 1,00 8 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 68 49 55,75 20 83,74 96,91 79,03

Matematik aDb b   E Dec eeA  BC a           Dc    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri  BAbC  Ad cedA BC c ae  d  DBAeEBE e  AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MERİÇ 12179 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
206,818 185,710 4 24 75 136 8951

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
370,373 234,320 6 29 33 51 2775

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
290,608 219,310 6 28 42 81 3776

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 23 4 22,00 55 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 147 32 139,00 50 83,74 96,91 79,03

Matematik ADc D  BE D CDCcC ADC C  E  C DCbACADb A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbbACDAEEBeACBCdDAC aDbedeBEDACEBCDe b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MİRZA EKİM 12182 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
193,193 185,710 12 46 109 182 12051

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
198,468 234,320 38 132 191 344 17986

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
218,858 219,310 22 86 148 268 15037

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,22 0,28 0,96

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,15 0,21 2,31

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,26 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,11 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 0,74 1,16 6,32

Matematik-2 30 3 7 1,25 4 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 3 7 1,25 3 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 3 9 0,75 5 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 19 2,25 6 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 81 63 65,25 23 83,74 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 eDAe B    A E D   a       EaCAbEdAEeeCDe

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik   bA      Decb ec   C   d               

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B bbacEdceccE  aac  d da   c AeEd   De E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 2 0 50
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES BAKICI 12210 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 35 -4,75 -12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25

TYT Sosyal 20 1 19 -3,75 -19

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8

Geometri 10 2 8 0,00 0

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 5 0,75 11

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 5 15 1,25 6

Matematik-2 30 7 23 1,25 4 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 13 27 6,25 16 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 4 7,00 50 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 10 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 45 151 7,25 3 83,74 96,91 79,03

Matematik ebdbacedabDCbDbCADaBedbadebcdebADCDbCAdb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BB bdDEcAC aEAbdCaceBaCaebcbcAeaBE ebDAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 4 0
TRİGONOMETRİ 4 0 4 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ KONUKSEVEN 12258 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,660 185,710 19 73 142 241 15690

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
321,755 234,320 16 57 66 109 5522

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
243,075 219,310 16 64 106 196 10342

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 13 1 12,75 43

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 12 8 10,00 33 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 18 9 15,75 39 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 8 3 7,25 52 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 117 39 107,25 38 83,74 96,91 79,03

Matematik CDdADB  d Ddce eA aBC CE c   CCA CDbCA  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbd EAA  dEACBCeEABCCDd EDBAeEcECeD Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
NİMET AKAY 12327 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,660 185,710 32 123 222 363 23777

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
322,425 234,320 15 56 65 108 5477

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
237,700 219,310 19 70 116 211 11282

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 8 6 6,50 22

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 4 1,00 14

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 15 0 15,00 50 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 22 0 22,00 55 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 1 26,75 67 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 106 33 97,75 35 83,74 96,91 79,03

Matematik  DACDCDBEBDDCD   BA              ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACB    C e       DACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BURAK DUMAN 12357 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 23 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
204,379 234,320 36 126 178 324 16609

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
189,836 219,310 31 116 207 364 21866

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 9 1,75 13 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 21 1,75 4 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 76 50 63,36 23 83,74 96,91 79,03

Matematik    ce   b       bc                      

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BB aeccdbdABcd c eE Baeac    Aed d   ecc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AVA 12116 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,450 185,710 9 34 88 154 10166

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
353,623 234,320 10 41 45 72 3624

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
278,100 219,310 7 34 56 106 5151

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 24 1 23,75 79

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 4 3 3,25 46

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 14 9 11,75 39 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 22 10 19,50 49 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 9 5 7,75 55 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 141 44 130,00 46 83,74 96,91 79,03

Matematik  cbeDdaB  D Ceec BA eBCDCEBB C CCACbDAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdbACbdEEBeACBCdbcCDdDbCAeeEDACEBCDAcb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EFE 12343 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,728 185,710 2 16 62 117 7734

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
450,015 234,320 2 5 5 6 291

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
337,363 219,310 2 6 11 23 872

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 37 3 36,25 91 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 174 17 169,75 61 83,74 96,91 79,03

Matematik ADACDCDBaBDeCeCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbeACDAEEdAACBCEDACDBDECAeBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ŞANLI 12070 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,433 185,710 20 75 144 246 16020

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
358,085 234,320 7 35 39 63 3371

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
261,268 219,310 11 50 80 141 7370

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 18 4 17,00 57

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 12 5 10,75 54

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 24 5 22,75 57 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 8 3 7,25 56 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 5 30,75 77 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 129 35 120,25 43 83,74 96,91 79,03

Matematik  Db DB   DDCeeDac CBCBCE  CBBC   CDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACABEACBCDc BCCcd EDBAeEBE CDeAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZANUR AYTUN 12147 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 23 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
225,069 234,320 30 108 148 262 13363

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
203,736 219,310 27 103 183 320 18239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 4 1 3,75 9 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 4 1 3,75 27 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 6 7 4,25 11 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 79 32 70,86 25 83,74 96,91 79,03

Matematik  Db                   C             D  A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri         AEEc A             ecEcAd c  c  

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TETİK 12051 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,985 185,710 34 126 225 394 24703

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
205,828 234,320 35 124 176 319 16304

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
182,460 219,310 36 131 225 395 23949

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 2 0 2,00 29

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 3 1 2,75 7 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 61 25 54,75 20 83,74 96,91 79,03

Matematik  c        D     A   C                   

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri        cd   a   a   BeCD  bDeeebeE C  A 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SAKÇAK 12076 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,818 185,710 35 128 227 405 25217

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
225,365 234,320 29 107 146 260 13334

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
185,088 219,310 34 124 218 384 23214

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 7 7 5,25 26

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 5 2 4,50 11 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 3 1,25 9 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 69 34 60,50 22 83,74 96,91 79,03

Matematik ADb b     D      B    C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B   d   d E  ca       Bc   edE ACEBCbADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA YILMAZ 12221 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 23 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
206,464 234,320 34 123 175 318 16162

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
196,091 219,310 28 109 196 344 20121

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 2 4 1,00 3 10,79 13,31 8,10

Toplam: 280 71 28 63,86 23 83,74 96,91 79,03

Matematik   d b     cC c C                        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 12229 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
136,708 185,710 40 138 244 432 27846

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
179,983 234,320 41 137 219 403 23791

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
156,928 219,310 41 140 245 437 28074

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33

Matematik-1 30 7 4 6,00 20

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Fizik 14 3 4 2,00 14 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 44 27 37,25 13 83,74 96,91 79,03

Fen Bilimleri B bb   A e  aAC   d        c beEBE     d

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILMAZ 12321 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,073 185,710 22 79 152 259 16627

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
184,350 234,320 40 136 213 393 22753

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
172,280 219,310 39 136 237 416 26260

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 7 2 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 7 5 5,75 29

Türkçe 6 2 1 1,75 29 0,22 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 0,15 0,21 2,31

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,26 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,11 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 0,74 1,16 6,32

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,07 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,09 0,09 0,95

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,08 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 9 5 7,75 19 0,24 0,44 3,29

Fizik 14 2 6 0,50 4 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 64 53 50,75 18 83,74 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDc       ed              bA C   A     C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2 Aea   cE  d  D   C Be             DB  AE      

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Fen Bilimleri e e be  dEa  Aac           eBEbAdEBC cD 

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 1 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZAMAN 12170 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,580 185,710 18 71 139 238 15492

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
275,640 234,320 21 74 92 162 8625

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
212,760 219,310 23 91 158 286 16276

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 14 3 13,25 44

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 5 2 4,50 11 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 6 6 4,50 32 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 5 1 4,75 37 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 99 31 91,25 33 83,74 96,91 79,03

Matematik A A a  d  D      B    C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri e  aCACeAcEddACBCE    c   AeBEDACEBC   E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİ BATIN KAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
103,335 185,710 47 147 255 450 29370

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
126,925 234,320 47 147 255 450 29637

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
118,930 219,310 47 147 255 450 29535

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 8 -1,00 -3

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3

Matematik-1 30 6 7 4,25 14

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 2 13 -1,25 -4 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 2 13 -1,25 -3 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 14 48 2,00 1 83,74 96,91 79,03

Matematik bcdAbedCabedcab                         

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BacbbbdAcebdabeeC                       

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE  AKBAYRAM 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,328 185,710 7 29 83 149 9749

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
384,735 234,320 5 26 28 40 2126

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
294,643 219,310 5 25 37 70 3436

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 19 7 17,25 58 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 27 9 24,75 62 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 11 3 10,25 73 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 151 35 142,25 51 83,74 96,91 79,03

Matematik bDAADB bEaDC eeCc bBCBCEC CBBCCdDCDAeAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAdCeEAACAdEACBCDdAaCCDdDEDBAeEBE dDbAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILMAZ 12325 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,448 185,710 37 132 235 415 26506

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
198,825 234,320 37 130 189 341 17878

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
176,053 219,310 38 135 234 410 25544

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 48 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25

Matematik-1 30 10 11 7,25 24

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 6 11 3,25 11 7,78 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,02 3,50 2,25

Matematik 40 6 11 3,25 8 10,79 13,31 8,10

Fizik 14 2 8 0,00 0 5,66 6,07 2,91

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,48 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,72 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 15,86 16,74 8,75

Toplam: 280 65 65 48,75 17 83,74 96,91 79,03

Matematik bDbbb  Bbd  Ceeb Bb b CD                

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri e  b dCcbc deAaB E  C e    C dDAbd eb   

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AHMED FURKAN KAFADAR 12180 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,620 185,710 7 19 66 123 8078

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
369,835 234,320 12 30 34 52 2816

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
303,225 219,310 10 20 30 58 2751

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 22 5 20,75 69

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 26 5 24,75 62 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 7 7 5,25 38 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 8 4 7,00 54 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 23 16 19,00 48 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 150 37 140,75 50 115,77 96,91 79,03

Matematik CaAADB  E DeDDDCAD BCBCEb  B  CAe DACAdA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbbcEddeAdEACBCDdbaeCDA EDeAeEBEeCDbAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 1 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN ÇOBAN 12102 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,780 185,710 18 52 118 198 13075

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
374,025 234,320 11 28 32 48 2614

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
270,560 219,310 14 38 64 122 6050

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 14 5 12,75 43

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 23 6 21,50 54 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 140 35 131,25 47 115,77 96,91 79,03

Matematik ADbCaC BE D e e  BA C CD E  CeaCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAbbACDAEEBAACBCdDACDBDECdCBEDAdEBCDAcE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 1 1 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ÖZDEMİR 12225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,140 185,710 17 49 113 189 12518

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
363,463 234,320 13 31 35 55 3096

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
262,575 219,310 18 47 77 137 7159

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 25 5 23,75 79

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 19 5 17,75 44 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 139 41 128,75 46 115,77 96,91 79,03

Matematik  bbAbB    D  e CA CBC   CDCBBCCADCDc    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAdCeBEACBCDEABC DA EDBAeaBECCbDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULDU 12165 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,353 185,710 11 27 80 145 9535

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
356,420 234,320 16 38 42 68 3478

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
264,423 219,310 17 46 75 133 6898

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 0 6,00 86

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 16 10 13,50 34 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 142 37 132,75 47 115,77 96,91 79,03

Matematik  bbCDC BE a eeCbCBADC C b     cbC  eD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACCAeDAEEBAACBCdbACbBDECAeBEDACEBCDecb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,293 185,710 33 105 179 293 18111

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
221,328 234,320 33 113 155 276 13825

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
188,918 219,310 34 119 210 370 22126

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 10 0 10,00 33

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 10 2 9,50 48

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 3 4 2,00 14 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 4 0 4,00 31 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 74 26 67,50 24 115,77 96,91 79,03

Matematik   b                                     

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B  d c e  Ed AC  ED   B    e bDe  cd A E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ATIÇI 12131 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,618 185,710 20 65 133 229 15042

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
355,240 234,320 17 40 44 70 3539

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
247,533 219,310 21 60 98 183 9603

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 4 1 3,75 54

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 18 7 16,25 41 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 1 10,75 83 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 35 3 34,25 86 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 128 28 121,00 43 115,77 96,91 79,03

Matematik  DAADB d DDC eeCc  BCBd    B C AD DdaA  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACABEACBC EABCCDAbEDBAeEBECCD AE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZAR DÜKAR 12375 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,295 185,710 34 119 216 354 22876

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
226,513 234,320 32 106 145 259 13204

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
184,835 219,310 36 125 219 385 23266

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 7 3 6,25 21

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Matematik-2 30 3 4 2,00 7 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 3 4 2,00 5 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 5 5 3,75 27 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 2 2 1,50 12 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 73 34 64,50 23 115,77 96,91 79,03

Matematik  ecd  D   D    b      C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri   bC cCedEEd Aa  ED      e eBabACEBeDA b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÇİÇEK 12074 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
227,615 185,710 2 5 44 82 5853

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
471,180 234,320 2 2 2 2 46

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
355,900 219,310 2 2 5 8 373

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 30 28 1 27,75 93 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 38 1 37,75 94 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 187 10 184,50 66 115,77 96,91 79,03

Matematik CDAADB CEDDCDDeCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri dBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBAeEBECeDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KAYGISIZ 12018 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,183 185,710 12 35 91 158 10427

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
358,063 234,320 15 36 40 64 3374

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
285,133 219,310 13 30 47 90 4317

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 26 1 25,75 86

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 24 6 22,50 56 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 0 13,00 93 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 8 0 8,00 62 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 23 1 22,75 57 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 139 27 132,25 47 115,77 96,91 79,03

Matematik ADbCa  BaBe CD D  A C CDCEBBCCDCCAb Db A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEB ACBCED C B   AeB  A        

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN YÜCEL 12059 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,358 185,710 5 13 58 109 7276

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
446,140 234,320 3 6 6 7 350

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
331,048 219,310 4 8 14 28 1148

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 25 4 24,00 80

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 25 3 24,25 81 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 34 4 33,00 83 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 175 20 170,00 61 115,77 96,91 79,03

Matematik CDAADB CbDDeDDDCADCBCBCECDC BbCbDCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri eBACCDEAACABEACBCDEABCCDADaDBAeEBECCDDAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 1 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
CRİSTİNO NAZMİ SÜÜÜÜ 12096 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,860 185,710 22 70 138 236 15422

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
351,200 234,320 19 43 49 78 3788

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
252,655 219,310 20 57 93 168 8754

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 13 5 11,75 39

Geometri 10 5 5 3,75 38

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 20 5 18,75 47 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 129 41 118,75 42 115,77 96,91 79,03

Matematik  DAbDb B  D CDe  Bb   CD EBB C C ACADb A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACDAEEBAACBCEDACDaDECcCaEDACEcCDAbb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA ÖZ 16002 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,759 185,710 10 26 79 144 9449

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
264,394 234,320 25 81 103 184 9547

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
246,806 219,310 22 61 99 185 9725

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,31 0,21 2,31

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,56 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,32 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 1 10,75 27 1,57 1,16 6,32

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 8 4 7,00 18 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 6 4 5,00 36 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 6 3 5,25 40 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 105 39 95,11 34 115,77 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 B ABDa                  E  A   EC  ED  C

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik        B  DeC  c  c   C        C AC e A 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B A  ACbdEEdc CaCd    BDbCA   DAdEBd c E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ELİZ ŞAFAK 12162 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
219,549 234,320 35 115 158 279 14058

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
195,396 219,310 32 110 197 345 20307

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 2 5 0,75 2 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 3 7 1,25 9 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 1 0 1,00 8 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 79 42 68,36 24 115,77 96,91 79,03

Matematik     a   db b D eA                       

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B  baeEbd  cEc B           caAeEeEda   E

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN SAVAŞÇIOĞLU 12120 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,363 185,710 14 39 96 164 10632

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
404,738 234,320 6 16 17 23 1387

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
312,093 219,310 8 17 27 48 2166

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 19 5 17,75 59

Geometri 10 8 1 7,75 78

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 33 2 32,50 81 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 155 29 147,75 53 115,77 96,91 79,03

Matematik ADA D DBE DbCD DCBADCBCDCEBB CDCCdCADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri dBACbACDAEEBAACBCdDACDaDECceeEDACEBCeADd

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZBEK 12003 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,703 185,710 6 17 63 118 7737

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
422,928 234,320 5 10 10 15 886

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
323,438 219,310 5 10 18 34 1501

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 9 0 9,00 90

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 32 3 31,25 78 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 8 5 6,75 52 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 167 24 161,00 58 115,77 96,91 79,03

Matematik ADACD DBEBDeCDee BA CBCDCEBBCC C ACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACcCEDeCbdDEeAeBEDACEBCDADb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN YAŞAR 12298 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
268,849 234,320 24 78 99 173 9191

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
219,721 219,310 27 85 146 264 14858

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 8 8 6,00 20 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 12 10 9,50 24 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 6 7 4,25 30 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 6 4 5,00 38 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 18 18 13,50 34 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 99 52 85,86 31 115,77 96,91 79,03

Matematik bDbbDB  d De  b b CBC   d C    db DAC A 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBcbdeEdc cBEA BCDc adCcA EccACdBEeeaDeE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SARGIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,085 185,710 9 21 68 125 8171

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
428,075 234,320 4 8 8 12 741

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
320,730 219,310 6 11 19 35 1664

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 33 7 31,25 78 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 169 31 161,25 58 115,77 96,91 79,03

Matematik CDcADBBdEDDeDebCADCBCBCECeCBBCCADCDACAAb

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAeCDEAACABEACBCDdAaCCDADEDBAeEBECCDDAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ENES SELEK 12234 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,575 185,710 32 103 177 291 17762

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
253,855 234,320 28 90 115 207 10440

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
205,520 219,310 29 100 175 306 17854

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 13 3 12,25 41

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 4 13,00 65

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 7 7 5,25 13 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 5 8 3,00 21 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 91 48 79,00 28 115,77 96,91 79,03

Matematik    c      D  bedd  BC           DCD  cAe

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri B cdbDEbACedad BCad BC cA bD AeEBEdCa Ac

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DAĞDELEN 12073 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,595 185,710 13 38 95 163 10573

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
394,453 234,320 9 22 23 31 1719

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
293,560 219,310 11 26 38 74 3530

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 23 3 22,25 74

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 5 0 5,00 83

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 27 5 25,75 64 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 33 6 31,50 79 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 151 29 143,75 51 115,77 96,91 79,03

Matematik  DAADB  EDDCeDeC  bBCBCE D Bad ADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAdCDEAACAaEACBCDd aCCDADEDBAeEBECCDDAb

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 0 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 1 2 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 0 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN ÇETİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
299,519 234,320 23 68 80 132 6914

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
226,671 219,310 25 80 134 241 13396

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 12 0 12,00 30 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 9 5 7,75 55 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 9 2 8,50 65 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 106 36 96,86 35 115,77 96,91 79,03

Matematik ADAC   BE D CD   BA   C                 

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBeeCACDdEcdAACBCED C BDaeAeBbDAeEBCcA b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİ* KUMANLIOĞLU 12084 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,105 185,710 36 131 233 413 26222

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
185,528 234,320 36 135 212 389 22395

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
186,455 219,310 35 121 213 375 22834

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5

Matematik-1 30 8 11 5,25 18

Geometri 10 1 4 0,00 0

TYT Matematik 40 9 15 5,25 13

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 4 0,00 0

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 5 11 2,25 11

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,31 0,21 2,31

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,56 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,32 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 4 9,00 23 1,57 1,16 6,32

Matematik-2 30 5 8 3,00 10 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 9 9 6,75 17 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 2 4 1,00 7 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 60 82 39,50 14 115,77 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1                         E  AaCaECAaEDdBC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik  Dcac eB   D  Cc  A    ed  c   C bC  A A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri d      ecEE  ead c       d eBEbA EBeeA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 0 25
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇELİK 12055 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
252,064 234,320 29 93 120 213 10588

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
209,991 219,310 28 94 164 295 16880

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 7 22 1,50 5 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 12 24 6,00 15 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 5 9 2,75 20 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 3 9 0,75 6 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 16 21 10,75 27 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 97 69 79,61 28 115,77 96,91 79,03

Matematik ebbcDdceEaDacbebA dBCedbdeCeab dbCDACA  

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri dBAbdeEbdCedEbbcabcdBeeDA aeBACbBECCc A 

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 1 3 25
TRİGONOMETRİ 4 1 3 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH TALHA YASAN 12061 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,615 185,710 31 102 176 290 17741

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
260,575 234,320 27 86 108 192 9856

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
203,475 219,310 30 104 184 322 18338

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

Matematik-1 30 18 5 16,75 56

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 11 6 9,50 48

Matematik-2 30 6 6 4,50 15 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 6 6 4,50 11 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 8 3 7,25 52 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 6 4 5,00 38 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 20 13 16,75 42 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 94 48 82,00 29 115,77 96,91 79,03

Matematik bDc b  B  D eD e BA a                   

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAdbdC AEE  ACaCED   cDaeAeBacbdEBeDA E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YENAL 12077 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,725 185,710 35 122 221 362 23758

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
221,325 234,320 34 114 156 277 13827

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
189,115 219,310 33 118 209 369 22074

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

Matematik-1 30 12 1 11,75 39

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 5 2 4,50 11 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 4 5 2,75 20 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 3 4 2,00 15 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 73 47 61,25 22 115,77 96,91 79,03

Matematik  bAc B    D         C             D     

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri e Ab eEbA  dE  cC c aeCD   bdAebcECeceAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 0 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ENES DAĞ 12334 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,823 185,710 15 40 97 166 10743

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
360,555 234,320 14 33 37 59 3240

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
265,653 219,310 16 44 73 131 6723

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

Matematik-1 30 23 2 22,50 75

Geometri 10 4 0 4,00 40

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 18 8 16,00 40 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 139 29 131,75 47 115,77 96,91 79,03

Matematik   b DB  EDDeDeeec  BCBbE   B CbAD D CAA 

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBAbCDEAACABEACBCcdABCCDADEDaAeEBEbCDbcE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
NİMET SUDE ÇADIRKAYA 12252 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,908 185,710 23 80 154 265 17221

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
320,575 234,320 21 58 67 110 5602

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
259,383 219,310 19 52 82 149 7689

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 12 4 11,00 37

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 25 5 23,75 59 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 7 3 6,25 45 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 3 1 2,75 21 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 19 6 17,50 44 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 112 30 104,50 37 115,77 96,91 79,03

Matematik ADAb   BE DDCDCbCBADaBC CE B CDC AC bb A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri  c  CACcAEEdA aB E    B    eBEDACEBa A E

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 0 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SEBİONEL MESSİ 12095 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,168 185,710 19 59 126 216 14126

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
352,348 234,320 18 42 48 75 3713

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
268,578 219,310 15 40 67 125 6314

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50

Matematik-1 30 17 3 16,25 54

Geometri 10 8 0 8,00 80

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 24 6 22,50 56 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 10 3 9,25 66 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 0 11,00 85 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 28 9 25,75 64 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 132 41 121,75 43 115,77 96,91 79,03

Matematik  Db D DBEBD CDeedBAa BCD E B C C ACADeAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAC dCDcEEBbACBC  ACDBDECACcEDACEdeeAeb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH BULUT 12045 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,945 185,710 3 7 47 90 6404

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
479,565 234,320 1 1 1 1 13

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
357,325 219,310 1 1 4 7 350

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 40 0 40,00 100 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 39 1 38,75 97 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 188 11 185,25 66 115,77 96,91 79,03

Matematik ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECAeBEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SIDDIK 12134 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,817 185,710 16 47 110 184 12128

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
235,689 234,320 31 101 134 242 12210

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
233,063 219,310 23 74 126 225 12152

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Türkçe 6 3 0 3,00 50 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,31 0,21 2,31

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,56 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,32 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 1 6,75 17 1,57 1,16 6,32

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 8 6 6,50 16 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 5 9 2,75 20 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 2 6 0,50 4 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 11 24 5,00 13 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 95 55 81,11 29 115,77 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDA                       ECCAd         

Cevap Anahtarı B BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECECCAEECAEBBCDA

Matematik  DbbDB    D  D Cce BC           c  b    

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri ddcbbDEAcebdEACadcd B ec   DdAedcEdeaebE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
DİVAN EDEBİYATI 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 2 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 1 1 50
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 12119 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
243,934 234,320 30 96 125 225 11368

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
203,041 219,310 31 106 187 326 18424

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 4 2 3,50 9 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 2 4 1,00 7 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 85 34 76,36 27 115,77 96,91 79,03

Matematik AD        c e                 DC        

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B   Cd  d  e b a           CBEaACEBCDbeE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBERK ÖZBEK 12292 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 24 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
397,534 234,320 8 21 22 29 1612

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
287,136 219,310 12 29 44 86 4121

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 35 5 33,75 84 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 140 33 131,61 47 115,77 96,91 79,03

Matematik ADACbCDBEBDebeCDbBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBAaCACDAEEBAACBCcDACDBDECAeBEDAdEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ KUKUL 12126 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,318 185,710 8 20 67 124 8128

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
400,570 234,320 7 18 19 25 1521

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
311,938 219,310 9 18 28 49 2176

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 20 8 18,00 60 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 30 8 28,00 70 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 30 10 27,50 69 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 161 36 152,00 54 115,77 96,91 79,03

Matematik AaACa DBE DDCDCcaBAeaeCDCEBBCbDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACDAEEBcACBCEDACbBcECAeBEDeeEcCDAeb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 1 3 25
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ EDA ONAR 12191 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,360 185,710 21 67 135 232 15309

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
262,908 234,320 26 82 104 185 9660

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
222,595 219,310 26 82 141 255 14236

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

Fizik 7 5 1 4,75 68

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 9 5 7,75 19 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 2 6 0,50 4 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 4 6 2,50 19 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 14 17 9,75 24 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 98 45 86,75 31 115,77 96,91 79,03

Matematik  Db c   E D Cb   B    C   a        bD AA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri B     eeAcad cadCdD   BDceceBEcAeEBeDAbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 0 50
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 2 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
VESİLE DİZMAN 12093 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,143 185,710 30 100 174 285 17409

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
304,700 234,320 22 65 77 128 6589

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
230,083 219,310 24 77 131 234 12729

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56

Matematik-1 30 19 3 18,25 61

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 10 9 7,75 39

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 15 6 13,50 34 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 6 5 4,75 34 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 10 3 9,25 71 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 109 45 97,75 35 115,77 96,91 79,03

Matematik  DbCD  Bd D     CBbD BC  E    bC Ae Db A

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri a AddA edEEB ACBaEDeCDBcECACaEDACEBCcAeb

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 2 1 50
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖZSOYBAŞ 12338 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,238 185,710 1 1 5 7 904

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
332,115 234,320 20 53 62 99 4844

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
334,920 219,310 3 7 12 25 970

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 13 3 12,25 61

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 12 3 11,25 63 0,31 0,21 2,31

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 0,56 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,32 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 1,57 1,16 6,32

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,19 0,18 0,95

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,12 0,09 0,95

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,08 0,05 0,30

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,07 0,06 0,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,01 0,06 0,70

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 40 19 9 16,75 42 0,47 0,44 3,29

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 20 5 18,75 47 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 9 4 8,00 57 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 5 3 4,25 33 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 168 44 157,00 56 115,77 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1 BDABDBEBCEAAEdDCAD cB e b bdCa EbABED   

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Sosyal-2 AC DB dED EECDe Ab  DbB DcC DBc CcaBd         

Cevap Anahtarı A ACDDBBAEDDEECDABACEBDEBCDECEDBDCCBDBACAEEBCDED

Matematik ADACDCDBEBbDCDCDbBdcCB c  B  C          

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA



Fen Bilimleri B ACbACDAEbBbd dCdD  DcD  ACBEe  EBbDAbE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 1 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 4 4 0 100
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 2 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 1 0 100
ŞİİR 3 1 1 33
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 2 1 1 50
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 1 0 100
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 1 0 100
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 2 1 1 50
SEMBOLİK MANTIK 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
TOPLUMSAL KURUMLAR 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 2 2 50
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 4 2 0 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR ERSİN 12100 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,040 185,710 4 8 49 92 6508

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
388,275 234,320 10 24 26 37 1985

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
316,795 219,310 7 13 22 40 1874

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 36 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 16 1 15,75 53

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,38 0,28 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,31 0,21 2,31

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 0,56 0,40 1,86

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,32 0,27 1,19

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 8,00 20 1,57 1,16 6,32

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 12,58 9,81 5,85

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,76 3,50 2,25

Matematik 40 27 5 25,75 64 17,34 13,31 8,10

Fizik 14 12 1 11,75 84 8,04 6,07 2,91

Kimya 13 9 4 8,00 62 6,88 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,22 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 22,13 16,74 8,75

Toplam: 280 155 25 148,75 53 115,77 96,91 79,03

Edebiyat-Sosyal-1   A                     E  AC   CA    BC

Cevap Anahtarı A BDABDBEBCEAAEEDCADCDBCACECEACCEECABEDABC

Matematik ADACDC B  DeCDCcbBADC C  EBBCC  CbCADeAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACCA DAEEBAACBCEceCbaDECAecEDACEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33

Edebiyat S D Y B%

TİYATRO 1 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1911-1923) 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 4 0 0 0
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 4 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 1 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA NUR CAN 12020 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,313 185,710 2 30 84 150 9753

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
418,253 234,320 1 11 11 17 1008

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
319,638 219,310 1 12 20 36 1719

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 23 4 22,00 73

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

TYT Fen 20 18 0 18,00 90

Matematik-2 30 25 5 23,75 79 21,12 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 8,88 3,50 2,25

Matematik 40 35 5 33,75 84 30,00 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,62 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,12 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 9,38 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 7 30,25 76 30,12 16,74 8,75

Toplam: 280 161 30 153,50 55 156,38 96,91 79,03

Matematik AeACDCDBEBDeeDeDdBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACbACDdEEdeACBCEDACbBDECAeBEDA EBeDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 4 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 2 1 67
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR BATTAL 12132 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
218,778 185,710 1 11 53 100 6929

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
412,038 234,320 2 14 14 20 1174

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
314,793 219,310 2 14 23 42 1987

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

Matematik-1 30 25 1 24,75 83

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84

Fizik 7 6 0 6,00 86

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 0 19,00 95

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 21,12 9,81 5,85

Geometri 10 8 1 7,75 78 8,88 3,50 2,25

Matematik 40 27 3 26,25 66 30,00 13,31 8,10

Fizik 14 11 3 10,25 73 9,62 6,07 2,91

Kimya 13 11 2 10,50 81 11,12 4,87 2,73

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 9,38 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 30,12 16,74 8,75

Toplam: 280 164 19 159,25 57 156,38 96,91 79,03

Matematik ADA D aB  DDCD DbBADC C  EB CC CCACADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBA*bACDAEEdAACBCdDACDBDbCAeBEDACEBCDA*b

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 0 75
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 4 3 0 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 12044 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,877 185,710 1 81 155 266 17239

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
204,434 234,320 1 125 177 323 16591

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
194,701 219,310 1 111 198 346 20501

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 1 148 256 451 30878

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 25,03 63

Tarih-1 5 4 1 3,33 67

Coğrafya-1 5 2 2 1,02 20

Felsefe 5 3 1 3,27 65

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,59 72

TYT Sosyal 20 12 5 11,20 56

Matematik-1 30 15 4 13,66 46

Geometri 10 4 1 3,34 33

TYT Matematik 40 18 5 17,00 43

Fizik 7 4 2 3,84 55

Kimya 7 4 1 3,86 55

Biyoloji 6 2 2 1,93 32

TYT Fen 20 11 5 9,63 48

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 0,50 9,81 5,85

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 3,50 2,25

Matematik 40 1 2 0,50 1 0,50 13,31 8,10

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,25 6,07 2,91

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 4,87 2,73

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 16,74 8,75

Toplam: 280 70 27 63,11 23 63,11 96,91 79,03

Matematik     c        D d                        

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri         c                               

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 4 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 0 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ONAT 105 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,473 185,710 1 6 46 85 6072

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
436,750 234,320 1 7 7 9 534

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
328,668 219,310 1 9 17 32 1256

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 23 7 21,25 71 20,00 9,81 5,85

Geometri 10 8 2 7,50 75 8,12 3,50 2,25

Matematik 40 31 9 28,75 72 28,12 13,31 8,10

Fizik 14 12 2 11,50 82 10,25 6,07 2,91

Kimya 13 12 1 11,75 90 10,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 9,38 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 30,25 16,74 8,75

Toplam: 280 177 23 171,25 61 162,25 96,91 79,03

Matematik eDACbeDBaBDDCDeeCBADbBCDCEBBCCeCCACADAAd

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri BBACCACDAEEBebCBaEDACDBDECAeBEDAeEBCDADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP POLAT 12024 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
213,993 185,710 2 15 61 116 7678

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
401,333 234,320 2 17 18 24 1496

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
313,323 219,310 2 16 25 45 2083

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 20 5 18,75 63 20,00 9,81 5,85

Geometri 10 9 1 8,75 88 8,12 3,50 2,25

Matematik 40 29 6 27,50 69 28,12 13,31 8,10

Fizik 14 10 4 9,00 64 10,25 6,07 2,91

Kimya 13 10 2 9,50 73 10,62 4,87 2,73

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 9,38 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 29 9 26,75 67 30,25 16,74 8,75

Toplam: 280 161 31 153,25 55 162,25 96,91 79,03

Matematik  DACD  BE DDCDecaBADbBC CEBBCbDCCACADbAA

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBACbAeDAEEBeAC CEDdaDBDECAeBdDACEBe ADE

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 1 1 50
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 4 3 1 75

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 1 2 33
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YURDUGÜL 12050 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,338 185,710 1 50 115 194 12940

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
336,938 234,320 1 50 59 93 4560

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
260,723 219,310 1 51 81 144 7471

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 1 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 11 12 8,00 27

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 20 13 16,75 42

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 17 12 14,00 47 14,00 9,81 5,85

Geometri 10 5 5 3,75 38 3,75 3,50 2,25

Matematik 40 22 17 17,75 44 17,75 13,31 8,10

Fizik 14 14 0 14,00 100 14,00 6,07 2,91

Kimya 13 7 6 5,50 42 5,50 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 4,50 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 24,00 16,74 8,75

Toplam: 280 134 57 119,75 43 119,75 96,91 79,03

Matematik CabADBcCEDaCeeebAaCBC aECDCBadbAadDcCeAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACCDEAACABEACBdDEbaCeDAbbD eeEBEdeDeAc

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 1 2 25
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 2 2 50

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 1 0 100
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 3 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
KA İR CAN ÇAM 12006 12İ

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,233 185,710 1 137 243 430 27588

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
173,555 234,320 1 140 232 419 25209

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
159,563 219,310 1 139 244 436 27831

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 1 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,75 6,07 2,91

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,75 4,87 2,73

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 1,50 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 1,50 16,74 8,75

Toplam: 280 46 37 36,75 13 36,75 96,91 79,03

Fen Bilimleri    d   dAa eEe a    c  e   e cbEBc eD  a

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 1 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 0 0
MODERN FİZİK 2 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 1 1 50
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR NİŞLİ 12141 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
175,263 185,710 2 77 146 251 16282

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
280,300 234,320 2 73 90 157 8278

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
231,563 219,310 2 76 130 231 12443

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 15 3 14,25 48

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 18,75 9,81 5,85

Geometri 10 2 3 1,25 13 5,62 3,50 2,25

Matematik 40 14 6 12,50 31 24,38 13,31 8,10

Fizik 14 6 7 4,25 30 8,50 6,07 2,91

Kimya 13 5 4 4,00 31 8,50 4,87 2,73

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 7,75 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 24,75 16,74 8,75

Toplam: 280 102 42 91,50 33 132,62 96,91 79,03

Matematik ADb   DB  DeCDCD  A a C      CDd dC  c  

Cevap Anahtarı A ADACDCDBEBDDCDCDCBADCBCDCEBBCCDCCACADAAA

Fen Bilimleri eBcd ceeAEEBcACBeb    BcEeAe EDAdEBaDe  

Cevap Anahtarı A BBACCACDAEEBAACBCEDACDBDECACBEDACEBCDADE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 1 1 25
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 4 1 0 25

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ÇEMBERSEL HAREKET 2 0 2 0
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 1 1 50
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ 12.SAYISAL

Öğrenci Numara Sınıf
MERT KOCAGÖBEK 12194 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,023 185,710 1 12 55 106 7178

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

SAY
455,800 234,320 1 3 3 4 190

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

EA
340,768 219,310 1 4 9 19 738

Puanı Hesaplanan: 147 255 450 29885

Katılımlar: 2 148 256 451 30878

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

Matematik-1 30 26 4 25,00 83

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

Fizik 7 6 1 5,75 82

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 18,75 9,81 5,85

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,62 3,50 2,25

Matematik 40 37 3 36,25 91 24,38 13,31 8,10

Fizik 14 13 1 12,75 91 8,50 6,07 2,91

Kimya 13 13 0 13,00 100 8,50 4,87 2,73

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 7,75 5,81 3,12

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 24,75 16,74 8,75

Toplam: 280 179 21 173,75 62 132,62 96,91 79,03

Matematik CDAADBBCbDDCDDeCcDCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Cevap Anahtarı B CDAADBBCEDDCDDDCADCBCBCECDCBBCCADCDACAAA

Fen Bilimleri BBACbDEAACABEACBCDEABCCDADEDBAeEBECCDbAE

Cevap Anahtarı B BBACCDEAACABEACBCDEABCCDADEDBACEBECCDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 2 0 100
TÜREV 4 3 1 75
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 4 4 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 2 2 0 100
BASİT HARMONİK HAREKET 1 0 1 0
MODERN FİZİK 2 2 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
DALGA MEKANİĞİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 3 3 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 2 2 0 100
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 3 2 1 67



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-6 Metne Sözcük Yerleştirme B  

10

%52,63
 

2

%10,53
 

7

%36,84
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%10,53)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Söz Öbeklerinde Anlam D

1

%5,26
  

11

%57,89
 

7

%36,84
 

Doğru (%57,89)

Yanlış (%5,26)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

12

%63,16
 

2

%10,53
  

5

%26,32
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%10,53)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Paragrafta Yardımcı Düşünceler B  

3

%15,79

2

%10,53

2

%10,53

1

%5,26

11

%57,89
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%26,32)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-15 Paragrafın Konusu D    

8

%42,11
 

11

%57,89
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%0,00)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-1 Metne Sözcük Yerleştirme B

4

%21,05

5

%26,32
  

1

%5,26

9

%47,37
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%26,32)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Geleneksel Türk Tiyatrosu E  

2

%10,53
  

3

%15,79

14

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-21 Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı B  

2

%10,53
   

17

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-16 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler C   

2

%10,53
  

17

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Divan Edebiyatında Nesir E   

1

%5,26
 

1

%5,26

17

%89,47
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%5,26)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri A

3

%15,79
   

1

%5,26

15

%78,95
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%5,26)

Boş (%78,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-17 II. Yeni Şiiri A

3

%15,79
 

1

%5,26

1

%5,26
 

14

%73,68
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%10,53)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri E     

2

%10,53

17

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Tanzimat Dönemi Sanatçıları E  

1

%5,26
 

1

%5,26
 

17

%89,47
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,53)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-5 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri D  

2

%10,53
 

2

%10,53
 

15

%78,95
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%10,53)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-9 Destan C   

5

%26,32
  

14

%73,68
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%0,00)

Boş (%73,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-12 Divan Edebiyatında Şiir A

2

%10,53
    

17

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Tanzimat Dönemi Sanatçıları D    

2

%10,53
 

17

%89,47
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%0,00)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-24 Yedi Meşaleciler C     

2

%10,53

17

%89,47
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,53)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir D  

1

%5,26

2

%10,53
  

16

%84,21
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,79)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-8 II. Yeni Şiiri B  

3

%15,79
   

16

%84,21
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%0,00)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22

Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Yedi
Meşaleciler C     

2

%10,53

17

%89,47
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,53)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Bireyin İç
Dünyasını Esas Alanlar A

3

%15,79

1

%5,26
  

2

%10,53

13

%68,42
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%15,79)

Boş (%68,42)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-19

Cumhuriyet Dönemi'nde Bireyin İç Dünyasını
Esas Alan Roman C

1

%5,26

2

%10,53
   

16

%84,21
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%15,79)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 İnsanlığın Hafızası Tarih E  

1

%5,26
  

12

%63,16

6

%31,58
 

Doğru (%63,16)

Yanlış (%5,26)

Boş (%31,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Avrasya’da İlk Türk İzleri C  

1

%5,26
 

1

%5,26
 

17

%89,47
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%10,53)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı E  

6

%31,58

2

%10,53
  

11

%57,89
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%42,11)

Boş (%57,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Fetihle Gelen Dönüşüm A

13

%68,42

2

%10,53
 

1

%5,26
 

3

%15,79
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%15,79)

Boş (%15,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-33 Osmanlı Devleti'nde Değişim C

1

%5,26
 

5

%26,32

2

%10,53

1

%5,26

10

%52,63
 

Doğru (%26,32)

Yanlış (%21,05)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya C

2

%10,53
 

9

%47,37
  

8

%42,11
 

Doğru (%47,37)

Yanlış (%10,53)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 I. Dünya Savaşı (1914-1918) E

3

%15,79

1

%5,26
 

1

%5,26

2

%10,53

12

%63,16
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%26,32)

Boş (%63,16)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık E  

1

%5,26
 

3

%15,79

6

%31,58

9

%47,37
 

Doğru (%31,58)

Yanlış (%21,05)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-29 Toplumsal Alandaki İnkılaplar C  

2

%10,53

10

%52,63
  

7

%36,84
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%10,53)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Halk Kültürü ve Kitabî Kültür A

10

%52,63
    

9

%47,37
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%0,00)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) B

1

%5,26

4

%21,05

2

%10,53
 

3

%15,79

9

%47,37
 

Doğru (%21,05)

Yanlış (%31,58)

Boş (%47,37)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Nüfus E

2

%10,53
 

2

%10,53
 

8

%42,11

7

%36,84
 

Doğru (%42,11)

Yanlış (%21,05)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi D  

1

%5,26
 

10

%52,63

1

%5,26

7

%36,84
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%10,53)

Boş (%36,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi A

3

%15,79
 

1

%5,26

2

%10,53

4

%21,05

9

%47,37
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%36,84)

Boş (%47,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Türkiye'de Enerji Kaynakları B  

7

%36,84
  

2

%10,53

10

%52,63
 

Doğru (%36,84)

Yanlış (%10,53)

Boş (%52,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Çevre Sorunları C   

13

%68,42

1

%5,26
 

5

%26,32
 

Doğru (%68,42)

Yanlış (%5,26)

Boş (%26,32)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına
Etkisi A

6

%100,0
0

      

Doğru (%100,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Orta Çağ’da Ordu C   

4

%66,67

1

%16,67

1

%16,67
  

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Kavimler Göçü D

2

%33,33
  

2

%33,33
 

2

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D

1

%16,67
  

4

%66,67
 

1

%16,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İslam Dünyası Liderliği B  

3

%50,00
  

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Osmanlı-Rus Rekabeti (1768-1914) B    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 I. Dünya Savaşı (1914-1918) A

2

%33,33
 

3

%50,00

1

%16,67
   

Doğru (%33,33)

Yanlış (%66,67)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık E

1

%16,67

1

%16,67
  

4

%66,67
  

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler D     

1

%16,67

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Millî Mücadele'de Cepheler E    

1

%16,67

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-17 Su Ekosistemleri E  

1

%16,67
 

2

%33,33

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%50,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Ekstrem Doğa Olayları C

2

%33,33
 

3

%50,00
  

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik
Faaliyetlere Etkileri D    

4

%66,67

2

%33,33
  

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 Küresel İklim Değişimi A

1

%16,67

2

%33,33

1

%16,67
 

1

%16,67

1

%16,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%66,67)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13

Türkiye'de Nüfus Politikaları ve
Projeksiyonları B  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-12 Şehirlerin Etki Alanları A

1

%16,67

1

%16,67
   

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Türkiye'de Enerji Kaynakları C  

1

%16,67

4

%66,67
  

1

%16,67
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%16,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Jeopolitik Konum E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri B

1

%16,67

2

%33,33
   

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Tarım-Ekonomi İlişkisi D    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri E  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24

Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik
Kurallar E   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Psikolojinin Konusu C   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-31

Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik
Süreçler / Kalıtım ve Çevre E     

2

%33,33

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29

Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de
Sosyoloji D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Aile B  

3

%50,00
   

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Bilim, Teknoloji ve Kİtle İletişim Araçları D   

1

%16,67

2

%33,33
 

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Sembolik Mantığa Geçiş C     

2

%33,33

4

%66,67
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen
Faktörler C   

3

%50,00
  

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Önermeler Mantığı B

2

%33,33
 

1

%16,67
  

3

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 DİN VE İSLAM D

1

%16,67
  

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Allah İnsan İlişkisi B  

4

%66,67
   

2

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar A

2

%33,33
  

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Ahlaki Tutum ve Davranışlar C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Güncel Dinî Meseleler A

1

%16,67
    

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Güncel Dinî Meseleler E     

1

%16,67

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-46

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-43 Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar C      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-44

Toplumsal Değişme ve Değişmeyi Etkileyen
Faktörler D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-45 Aile E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-41 Niceleme Mantığı ve Çok Değerli Mantık D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Karmaşık Sayılar A

59

%40,69

16

%11,03

7

%4,83
 

3

%2,07

60

%41,38
 

Doğru (%40,69)

Yanlış (%17,93)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 Mutlak Değerli Eşitsizlikler D

7

%4,83

7

%4,83

5

%3,45

98

%67,59

6

%4,14

22

%15,17
 

Doğru (%67,59)

Yanlış (%17,24)

Boş (%15,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar A

63

%43,45

47

%32,41

9

%6,21

7

%4,83

4

%2,76

15

%10,34
 

Doğru (%43,45)

Yanlış (%46,21)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Bölme Kuralları C

2

%1,38

10

%6,90

52

%35,86

5

%3,45

7

%4,83

69

%47,59
 

Doğru (%35,86)

Yanlış (%16,55)

Boş (%47,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Fonksiyon Grafikleri D

16

%11,03

16

%11,03

5

%3,45

65

%44,83

2

%1,38

41

%28,28
 

Doğru (%44,83)

Yanlış (%26,90)

Boş (%28,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin
Denklemi Sağlaması C

1

%0,69

2

%1,38

30

%20,69

6

%4,14

6

%4,14

100

%68,97
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%10,34)

Boş (%68,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Önermeler ve Bileşik Önermeler D

11

%7,59

3

%2,07

4

%2,76

45

%31,03

3

%2,07

79

%54,48
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%14,48)

Boş (%54,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Kartezyen Çarpım B

2

%1,38

97

%66,90

4

%2,76

4

%2,76

1

%0,69

37

%25,52
 

Doğru (%66,90)

Yanlış (%7,59)

Boş (%25,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Özdeşlikler E

7

%4,83

8

%5,52
 

17

%11,72

55

%37,93

58

%40,00
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%22,07)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Eşitsizlikler B  

25

%17,24

3

%2,07

6

%4,14

1

%0,69

110

%75,86
 

Doğru (%17,24)

Yanlış (%6,90)

Boş (%75,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma D

5

%3,45

8

%5,52

4

%2,76

103

%71,03

6

%4,14

19

%13,10
 

Doğru (%71,03)

Yanlış (%15,86)

Boş (%13,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15 Aritmetik Dizi D

1

%0,69

14

%9,66

4

%2,76

27

%18,62

26

%17,93

73

%50,34
 

Doğru (%18,62)

Yanlış (%31,03)

Boş (%50,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri C

4

%2,76

8

%5,52

75

%51,72

4

%2,76

24

%16,55

30

%20,69
 

Doğru (%51,72)

Yanlış (%27,59)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri D

2

%1,38

11

%7,59

4

%2,76

59

%40,69

29

%20,00

40

%27,59
 

Doğru (%40,69)

Yanlış (%31,72)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-12 Kombinasyon C

2

%1,38

6

%4,14

52

%35,86

7

%4,83

32

%22,07

46

%31,72
 

Doğru (%35,86)

Yanlış (%32,41)

Boş (%31,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 OLASILIK D

4

%2,76

7

%4,83

22

%15,17

35

%24,14

13

%8,97

64

%44,14
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%31,72)

Boş (%44,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Limit Kavramı C

11

%7,59

11

%7,59

35

%24,14

6

%4,14
 

82

%56,55
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%19,31)

Boş (%56,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Süreklilik B

2

%1,38

84

%57,93

2

%1,38

3

%2,07

2

%1,38

52

%35,86
 

Doğru (%57,93)

Yanlış (%6,21)

Boş (%35,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Türev Kuralları A

74

%51,03

8

%5,52

15

%10,34

5

%3,45

3

%2,07

40

%27,59
 

Doğru (%51,03)

Yanlış (%21,38)

Boş (%27,59)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu D

2

%1,38

1

%0,69

3

%2,07

46

%31,72

5

%3,45

88

%60,69
 

Doğru (%31,72)

Yanlış (%7,59)

Boş (%60,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu C

12

%8,28

12

%8,28

42

%28,97

3

%2,07

3

%2,07

73

%50,34
 

Doğru (%28,97)

Yanlış (%20,69)

Boş (%50,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Minimum-Maksimum Problemleri B

3

%2,07

35

%24,14

4

%2,76

3

%2,07

7

%4,83

93

%64,14
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%11,72)

Boş (%64,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Belirli İntegral C

2

%1,38

2

%1,38

98

%67,59
 

3

%2,07

40

%27,59
 

Doğru (%67,59)

Yanlış (%4,83)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26 İntegral ile Alan Hesabı D

1

%0,69

2

%1,38

4

%2,76

32

%22,07

7

%4,83

99

%68,28
 

Doğru (%22,07)

Yanlış (%9,66)

Boş (%68,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 İntegral ile Alan Hesabı C  

4

%2,76

30

%20,69

11

%7,59
 

100

%68,97
 

Doğru (%20,69)

Yanlış (%10,34)

Boş (%68,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 İntegral ile Alan Hesabı E

6

%4,14

4

%2,76

1

%0,69

1

%0,69

53

%36,55

80

%55,17
 

Doğru (%36,55)

Yanlış (%8,28)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Esas Ölçü ve Birim Çember B

6

%4,14

35

%24,14
 

1

%0,69

2

%1,38

101

%69,66
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%6,21)

Boş (%69,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar B

3

%2,07

47

%32,41

4

%2,76

1

%0,69

3

%2,07

87

%60,00
 

Doğru (%32,41)

Yanlış (%7,59)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 Üçgende Trigonometrik Bağıntılar C

1

%0,69

1

%0,69

41

%28,28

1

%0,69

3

%2,07

98

%67,59
 

Doğru (%28,28)

Yanlış (%4,14)

Boş (%67,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Trigonometrik Denklemler C  

7

%4,83

43

%29,66

4

%2,76

3

%2,07

88

%60,69
 

Doğru (%29,66)

Yanlış (%9,66)

Boş (%60,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 Üçgende Açılar D

3

%2,07

5

%3,45

7

%4,83

38

%26,21

8

%5,52

84

%57,93
 

Doğru (%26,21)

Yanlış (%15,86)

Boş (%57,93)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Öklit Bağıntıları C  

2

%1,38

61

%42,07

5

%3,45

1

%0,69

76

%52,41
 

Doğru (%42,07)

Yanlış (%5,52)

Boş (%52,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Yamuk C

1

%0,69

5

%3,45

38

%26,21
 

3

%2,07

98

%67,59
 

Doğru (%26,21)

Yanlış (%6,21)

Boş (%67,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Çokgenler A

52

%35,86

12

%8,28
 

16

%11,03

3

%2,07

62

%42,76
 

Doğru (%35,86)

Yanlış (%21,38)

Boş (%42,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 ÇEMBER VE DAİRE C

4

%2,76

3

%2,07

66

%45,52

1

%0,69

5

%3,45

66

%45,52
 

Doğru (%45,52)

Yanlış (%8,97)

Boş (%45,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Çemberde Açı A

54

%37,24

14

%9,66

7

%4,83

4

%2,76

2

%1,38

64

%44,14
 

Doğru (%37,24)

Yanlış (%18,62)

Boş (%44,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 ANALİTİK GEOMETRİ D

1

%0,69

1

%0,69

3

%2,07

79

%54,48

1

%0,69

60

%41,38
 

Doğru (%54,48)

Yanlış (%4,14)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Dönüşüm Geometrisi A

35

%24,14

17

%11,72

1

%0,69
 

6

%4,14

86

%59,31
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%16,55)

Boş (%59,31)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Prizmalar A

63

%43,45

2

%1,38

2

%1,38

2

%1,38
 

76

%52,41
 

Doğru (%43,45)

Yanlış (%4,14)

Boş (%52,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Koni A

71

%48,97

2

%1,38

2

%1,38

1

%0,69

3

%2,07

66

%45,52
 

Doğru (%48,97)

Yanlış (%5,52)

Boş (%45,52)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1 Manyetik Kuvvet B

2

%1,38

79

%54,48

2

%1,38

13

%8,97

20

%13,79

29

%20,00
 

Doğru (%54,48)

Yanlış (%25,52)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-2 Çizgisel Momentumun Korunumu B

2

%1,38

91

%62,76

3

%2,07

5

%3,45
 

44

%30,34
 

Doğru (%62,76)

Yanlış (%6,90)

Boş (%30,34)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Düzgün Çembersel Hareket A

81

%55,86

10

%6,90

6

%4,14

4

%2,76

4

%2,76

40

%27,59
 

Doğru (%55,86)

Yanlış (%16,55)

Boş (%27,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç C

10

%6,90

15

%10,34

57

%39,31

15

%10,34

5

%3,45

42

%28,97

1

%0,69

Doğru (%39,31)

Yanlış (%31,72)

Boş (%28,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Elektriksel Potansiyel ve Enerji C

3

%2,07

68

%46,90

38

%26,21

12

%8,28

3

%2,07

21

%14,48
 

Doğru (%26,21)

Yanlış (%59,31)

Boş (%14,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Açısal Momentum ve Korunumu A

83

%57,24

8

%5,52

10

%6,90

21

%14,48

8

%5,52

15

%10,34
 

Doğru (%57,24)

Yanlış (%32,41)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Newton'un Hareket Yasaları C

1

%0,69

2

%1,38

76

%52,41

2

%1,38

22

%15,17

42

%28,97
 

Doğru (%52,41)

Yanlış (%18,62)

Boş (%28,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Compton Saçılması D

1

%0,69

9

%6,21

12

%8,28

54

%37,24

34

%23,45

35

%24,14
 

Doğru (%37,24)

Yanlış (%38,62)

Boş (%24,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Görüntüleme Teknolojileri A

71

%48,97

5

%3,45

17

%11,72

39

%26,90

4

%2,76

9

%6,21
 

Doğru (%48,97)

Yanlış (%44,83)

Boş (%6,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Radyoaktivite E

1

%0,69
 

6

%4,14

2

%1,38

111

%76,55

25

%17,24
 

Doğru (%76,55)

Yanlış (%6,21)

Boş (%17,24)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Doppler Olayı E

11

%7,59

2

%1,38

10

%6,90

4

%2,76

103

%71,03

15

%10,34
 

Doğru (%71,03)

Yanlış (%18,62)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 Özel Görelilik B

11

%7,59

55

%37,93

6

%4,14

44

%30,34

11

%7,59

18

%12,41
 

Doğru (%37,93)

Yanlış (%49,66)

Boş (%12,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-11 Manyetik Kuvvet A

45

%31,03

13

%8,97

14

%9,66

2

%1,38

23

%15,86

48

%33,10
 

Doğru (%31,03)

Yanlış (%35,86)

Boş (%33,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Tork ve Denge A

100

%68,97

6

%4,14

4

%2,76

5

%3,45

8

%5,52

22

%15,17
 

Doğru (%68,97)

Yanlış (%15,86)

Boş (%15,17)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Periyodik Özellikler C

18

%12,41

2

%1,38

92

%63,45

5

%3,45

2

%1,38

26

%17,93
 

Doğru (%63,45)

Yanlış (%18,62)

Boş (%17,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Gazlarda Kinetik Teori B

17

%11,72

80

%55,17

6

%4,14

7

%4,83

4

%2,76

30

%20,69

1

%0,69

Doğru (%55,17)

Yanlış (%24,14)

Boş (%20,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15

Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden
Faktörler C

7

%4,83

2

%1,38

73

%50,34

1

%0,69

4

%2,76

58

%40,00
 

Doğru (%50,34)

Yanlış (%9,66)

Boş (%40,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ E  

4

%2,76

11

%7,59

31

%21,38

54

%37,24

45

%31,03
 

Doğru (%37,24)

Yanlış (%31,72)

Boş (%31,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18 Tepkime Hızları D

5

%3,45

5

%3,45

10

%6,90

66

%45,52

3

%2,07

56

%38,62
 

Doğru (%45,52)

Yanlış (%15,86)

Boş (%38,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Dengeyi Etkileyen Faktörler A

46

%31,72

4

%2,76

4

%2,76

3

%2,07

8

%5,52

80

%55,17
 

Doğru (%31,72)

Yanlış (%13,10)

Boş (%55,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH C

2

%1,38

1

%0,69

64

%44,14

2

%1,38

12

%8,28

64

%44,14
 

Doğru (%44,14)

Yanlış (%11,72)

Boş (%44,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-26 Çözünme-Çökelme Dengeleri D  

14

%9,66

2

%1,38

35

%24,14

1

%0,69

93

%64,14
 

Doğru (%24,14)

Yanlış (%11,72)

Boş (%64,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Elektroliz ve Korozyon B

36

%24,83

63

%43,45

7

%4,83

5

%3,45

7

%4,83

27

%18,62
 

Doğru (%43,45)

Yanlış (%37,93)

Boş (%18,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Anorganik ve Organik Bileşikler D

5

%3,45
 

26

%17,93

68

%46,90

9

%6,21

37

%25,52
 

Doğru (%46,90)

Yanlış (%27,59)

Boş (%25,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-27 Doğada Karbon E

7

%4,83

15

%10,34

7

%4,83

2

%1,38

54

%37,24

60

%41,38
 

Doğru (%37,24)

Yanlış (%21,38)

Boş (%41,38)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-22 Alkoller C

4

%2,76

5

%3,45

59

%40,69

3

%2,07

24

%16,55

50

%34,48
 

Doğru (%40,69)

Yanlış (%24,83)

Boş (%34,48)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 ORGANİK BİLEŞİKLER A

63

%43,45

3

%2,07

9

%6,21

11

%7,59

4

%2,76

55

%37,93
 

Doğru (%43,45)

Yanlış (%18,62)

Boş (%37,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-31 Sinir Sistemi C  

2

%1,38

20

%13,79

1

%0,69

105

%72,41

17

%11,72
 

Doğru (%13,79)

Yanlış (%74,48)

Boş (%11,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-29 İskelet Kaslarının Çalışması B

6

%4,14

78

%53,79

10

%6,90

5

%3,45

13

%8,97

33

%22,76
 

Doğru (%53,79)

Yanlış (%23,45)

Boş (%22,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-32 Sindirim Organları E

6

%4,14

9

%6,21

2

%1,38

18

%12,41

92

%63,45

18

%12,41
 

Doğru (%63,45)

Yanlış (%24,14)

Boş (%12,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-28 Kan Damarları D

2

%1,38

8

%5,52

18

%12,41

91

%62,76

5

%3,45

21

%14,48
 

Doğru (%62,76)

Yanlış (%22,76)

Boş (%14,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Üriner Sistemin Yapısı A

113

%77,93

6

%4,14

1

%0,69
 

10

%6,90

15

%10,34
 

Doğru (%77,93)

Yanlış (%11,72)

Boş (%10,34)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-35 İnsanda Embriyonik Gelişim C  

10

%6,90

62

%42,76

19

%13,10

15

%10,34

39

%26,90
 

Doğru (%42,76)

Yanlış (%30,34)

Boş (%26,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Simbiyotik İlişkiler E  

1

%0,69

2

%1,38

7

%4,83

113

%77,93

22

%15,17
 

Doğru (%77,93)

Yanlış (%6,90)

Boş (%15,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Popülasyon Ekolojisi B

2

%1,38

104

%71,72

11

%7,59

4

%2,76

3

%2,07

21

%14,48
 

Doğru (%71,72)

Yanlış (%13,79)

Boş (%14,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-36 Replikasyon C

5

%3,45

2

%1,38

66

%45,52

11

%7,59

35

%24,14

26

%17,93
 

Doğru (%45,52)

Yanlış (%36,55)

Boş (%17,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Fotosentez D

4

%2,76

9

%6,21

7

%4,83

69

%47,59

9

%6,21

47

%32,41
 

Doğru (%47,59)

Yanlış (%20,00)

Boş (%32,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Bitkilerin Yapısı A

85

%58,62

3

%2,07

15

%10,34

1

%0,69

8

%5,52

33

%22,76
 

Doğru (%58,62)

Yanlış (%18,62)

Boş (%22,76)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ 12.SAYISAL
MANİSA / YUNUSEMRE ORİJİNAL YAYINLARI AYT DENEME  - 3 (2.OTURUM)

Okul İlçe İl Genel

148 256 451 30878

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-38 Tozlaşma ve Döllenme D

2

%1,38

13

%8,97

3

%2,07

32

%22,07

28

%19,31

66

%45,52

1

%0,69

Doğru (%22,07)

Yanlış (%32,41)

Boş (%45,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-40 Bitkilerde Hareket E

3

%2,07

29

%20,00

12

%8,28

10

%6,90

62

%42,76

29

%20,00
 

Doğru (%42,76)

Yanlış (%37,24)

Boş (%20,00)
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