
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 76 285 886 25768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,27 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,46 177,740

Okul Ortalaması 15 4 13,70 7 2 6,64 1 0 1,00 6 3 5,32 10 6 7,50 13 6 10,51 52 22 44,67 299,310

KATILIMLAR

1 0 ENİS ÖZTOPRAK 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 20 0 20,00 18 2 17,33 75 5 73,33 456,587 1 1 1 2 19
% 0,07

2 0 AHMET EMİR SAÇKIN 8A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 76 4 74,67 455,107 2 2 2 3 21
% 0,08

3 0 DURU KUMOVA 8 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 75 5 73,33 448,067 1 3 3 5 32
% 0,12

4 0 KEREM YEKTA ZEYBEK8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 73 7 70,66 434,760 3 4 6 11 69
% 0,27

5 0 BEGÜM ALĞIN 8A 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 17 3 16,00 17 3 16,00 72 8 69,33 429,400 4 5 8 15 81
% 0,31

6 0 ZEYNEB GÖKÇE 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 17 3 16,00 71 9 68,00 428,253 5 6 9 16 84
% 0,33

7 0 ZEHRA GÜLBENLİ 8 20 0 20,00 7 3 6,00 9 1 8,67 17 3 16,00 17 3 16,00 70 10 66,67 424,160 2 7 10 20 102
% 0,40

8 0 IRMAK OĞUZ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 16 4 14,67 17 3 16,00 71 9 68,01 420,173 6 8 11 21 117
% 0,45

9 0 CUMA AHMET YILMAZ 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 15 5 13,33 70 10 66,66 419,947 7 9 12 22 118
% 0,46

10 0 EYLÜL ÜLGER 8 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 71 8 68,34 418,557 3 10 13 24 129
% 0,50

11 0 DAMLA DEMİRAL 8C 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 5 10,33 18 2 17,33 67 10 63,66 396,697 1 11 17 35 276
% 1,07

12 0 ENES KARAARSLAN 8A 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 3 16,00 16 4 14,67 68 12 64,00 393,453 8 12 19 38 303
% 1,18

13 0 RÜZGAR ELHAN 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 16 2 15,33 15 4 13,67 64 13 59,67 385,837 1 13 21 42 360
% 1,40

14 0 KEREM KOSKA  18 1 17,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 3 12,00 17 3 16,00 64 11 60,34 385,277 1 14 22 43 368
% 1,43

15 0 MERT AVCILAR 8 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 4 12,67 17 3 16,00 66 12 62,01 382,780 4 15 23 44 385
% 1,49

16 0 ECRİN YEL 8B 19 1 18,67 5 5 3,33 10 0 10,00 14 3 13,00 14 6 12,00 62 15 57,00 373,337 2 16 25 50 478
% 1,86

17 0 CEVAT PARLAK 8B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 14 6 12,00 18 2 17,33 62 18 55,99 369,173 3 17 26 54 527
% 2,05

18 0 KEREM SİPAHİOĞLU 8B 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 14 6 12,00 17 3 16,00 63 17 57,33 366,933 4 18 27 55 549
% 2,13

19 0 BEREN ZÜMBÜL  17 3 16,00 8 2 7,33 4 5 2,33 15 3 14,00 15 5 13,33 59 18 52,99 364,970 2 19 28 56 574
% 2,23

20 0 EZGİ SART 8C 14 5 12,33 7 3 6,00 2 3 1,00 17 3 16,00 16 4 14,67 56 18 50,00 362,093 2 20 29 60 619
% 2,40

21 0 EYMEN ECE 8B 17 2 16,33 9 1 8,67 7 2 6,33 16 3 15,00 12 8 9,33 61 16 55,66 361,703 5 21 31 62 625
% 2,43

22 0 ELİF RANA ADSIZ 8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 2 11,33 17 3 16,00 59 14 54,34 359,403 3 22 32 65 657
% 2,55

23 0 ARİF ÖNDER 8B 17 1 16,67 8 2 7,33 9 1 8,67 15 4 13,67 11 5 9,33 60 13 55,67 357,150 6 23 33 67 696
% 2,70

24 0 YUŞA ÖZTÜRK 8B 17 3 16,00 8 1 7,67 7 2 6,33 12 6 10,00 16 4 14,67 60 16 54,67 355,210 7 24 34 71 718
% 2,79

25 0 SU ERTUĞRUL 8A 17 1 16,67 9 1 8,67 4 5 2,33 11 5 9,33 17 3 16,00 58 15 53,00 354,903 9 25 35 72 720
% 2,79

26 0 ADA KIZILELMA 8C 17 2 16,33 9 0 9,00 9 1 8,67 11 6 9,00 15 4 13,67 61 13 56,67 352,043 4 26 36 78 754
% 2,93

27 0 SELMA AVCI 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 13 4 11,67 13 7 10,67 58 19 51,67 346,257 10 27 37 81 860
% 3,34

28 0 DURU YAĞMUR  15 5 13,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 3 11,00 16 3 15,00 56 17 50,33 344,083 3 28 40 88 906
% 3,52

29 0 SİNEM SUDE DÜZÜLÜTAŞ8C 17 3 16,00 7 2 6,33 8 2 7,33 13 3 12,00 12 6 10,00 57 16 51,66 341,940 5 29 42 94 958
% 3,72

30 0 GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 8B 17 1 16,67 8 1 7,67 9 1 8,67 10 6 8,00 14 3 13,00 58 12 54,01 340,977 8 30 43 95 976
% 3,79

31 0 DEFNE DEMİRAL 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 11 5 9,33 12 8 9,33 57 19 50,65 329,080 6 31 46 108 1192
% 4,63

32 0 ZEYNEP ÖYKÜ DALKILIÇ 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 8 4,33 17 3 16,00 57 17 51,34 320,473 4 32 52 121 1382
% 5,36

33 0 ALPAR LAN GÜR 8D 17 3 16,00 5 5 3,33 1 0 1,00 7 3 6,00 10 10 6,67 13 7 10,67 53 28 43,67 303,993 1 33 61 154 1853
% 7,19
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 76 285 886 25768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,27 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,46 177,740

Okul Ortalaması 15 4 13,70 7 2 6,64 1 0 1,00 6 3 5,32 10 6 7,50 13 6 10,51 52 22 44,67 299,310

KATILIMLAR

34 0 UTKU GÖKSEL 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 13 6 11,00 11 9 8,00 52 27 43,00 300,290 2 34 62 161 1967
% 7,63

35 0 ATİLLA NALBANTOĞLU8D 17 2 16,33 10 0 10,00 7 1 6,67 10 5 8,33 8 8 5,33 52 16 46,66 298,440 3 35 63 166 2030
% 7,88

36 0 EZGİ YALÇIN 8D 14 4 12,67 9 1 8,67 3 6 1,00 8 5 6,33 15 5 13,33 49 21 42,00 297,373 4 36 65 169 2058
% 7,99

37 0 ADA BÜŞRA ZORBAY 8D 17 1 16,67 5 4 3,67 4 4 2,67 9 3 8,00 11 7 8,67 46 19 39,68 296,687 5 37 67 172 2086
% 8,10

38 0 HATİCE BEYZA ÇELİK 8D 15 5 13,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 5 4,33 15 5 13,33 50 21 42,99 292,930 6 38 69 179 2200
% 8,54

39 0 EGEMEN HACAR 8C 14 4 12,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 9 4,00 16 4 14,67 46 28 36,68 281,567 7 39 75 201 2594
% 10

40 0 EMİRHAN COŞKUN 8B 13 4 11,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 7 4,67 13 5 11,33 49 19 42,67 281,540 9 40 76 202 2597
% 10

41 0 EFE KEÇECİOĞLU 8D 18 1 17,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 8 3,33 10 6 8,00 48 20 41,33 279,523 7 41 77 205 2666
% 10

42 0 GÜNEY ARSLAN 8C 17 3 16,00 5 5 3,33 1 0 1,00 9 1 8,67 10 8 7,33 8 12 4,00 50 29 40,33 276,667 8 42 81 212 2771
% 11

43 0 SAMET YİĞİT 8D 15 5 13,33 9 1 8,67 3 5 1,33 7 6 5,00 12 8 9,33 46 25 37,66 270,183 8 43 88 235 3078
% 12

44 0 YAHYA KILIÇASLAN 8F 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 6 11 2,33 12 6 10,00 50 25 41,66 268,690 1 44 91 241 3143
% 12

45 0 ASYA KOCA 8C 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 8 7,33 11 9 8,00 48 30 37,99 265,660 9 45 94 248 3289
% 13

46 0 DEMİR ĞÖKDOĞAN 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 5 5,33 11 8 8,33 46 25 37,66 264,377 9 46 96 254 3359
% 13

47 0 BEYZA KIYNAK  15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 6 3,00 12 8 9,33 46 25 37,66 262,143 5 47 98 262 3466
% 13

48 0 SAFİYE NUR KUZUCU 8 14 3 13,00 7 1 6,67 6 4 4,67 4 4 2,67 12 6 10,00 43 18 37,01 260,383 5 48 100 265 3550
% 14

49 0 EBRAR OMAY 8F 16 3 15,00 8 1 7,67 3 5 1,33 6 6 4,00 10 8 7,33 43 23 35,33 258,890 2 49 101 269 3635
% 14

50 0 BERİL BAŞOL 8E 16 2 15,33 7 2 6,33 9 1 8,67 2 3 1,00 9 8 6,33 43 16 37,66 248,393 1 50 109 292 4194
% 16

51 0 ÇINAR YUSUF DOGAN 8E 10 9 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 12 4,00 13 5 11,33 44 33 33,00 245,510 2 51 112 303 4380
% 17

52 0 BEYZANUR GÜLÜM 8F 14 3 13,00 7 3 6,00 5 4 3,67 5 7 2,67 10 8 7,33 41 25 32,67 242,093 3 52 115 311 4588
% 18

53 0 DURU KANDEMİR  17 2 16,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 9 2,00 8 10 4,67 43 28 33,67 241,943 6 53 116 313 4600
% 18

54 0 BERAT ERFİDAN 8F 15 4 13,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 10 -1,33 12 4 10,67 42 25 33,67 239,450 4 54 119 319 4768
% 19

55 0 KIVANÇ GÖKCEN 8E 16 4 14,67 7 2 6,33 10 0 10,00 5 7 2,67 6 11 2,33 44 24 36,00 236,450 3 55 124 329 4983
% 19

56 0 ÇINAR SAĞIRLAR 8C 14 5 12,33 9 1 8,67 5 4 3,67 3 7 0,67 10 6 8,00 41 23 33,34 234,127 10 56 125 336 5135
% 20

57 0 DOĞA SAPIASLAN 8E 13 6 11,00 3 7 0,67 8 2 7,33 7 10 3,67 10 10 6,67 41 35 29,34 233,173 4 57 127 340 5188
% 20

58 0 İREM ECE YILDIZ 8E 13 7 10,67 9 1 8,67 4 6 2,00 4 10 0,67 12 8 9,33 42 32 31,34 229,740 5 58 128 348 5406
% 21

59 0 KAYRA AYAZ TEKECİ 8C 9 10 5,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 9 5,00 12 8 9,33 40 36 28,00 228,107 11 59 132 356 5547
% 22

60 0 YUSUF GÜLER 8D 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 7 4 5,67 5 15 0,00 41 30 31,00 227,357 10 60 134 359 5609
% 22

61 0 NİSA SEVİMLİ 8E 11 8 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 9 8 6,33 9 11 5,33 39 37 26,66 227,120 6 61 135 360 5627
% 22

62 0 MELEK EROĞLU 8E 8 8 5,33 4 3 3,00 4 5 2,33 6 6 4,00 12 6 10,00 34 28 24,66 219,343 7 62 141 389 6233
% 24

63 0 DORUK EFE GÜNGÖR 8E 15 5 13,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 13 0,67 9 10 5,67 39 38 26,33 215,717 8 63 148 406 6549
% 25

64 0 SAHRA NARİN  6 5 4,33 4 5 2,33 6 2 5,33 5 7 2,67 12 7 9,67 33 26 24,33 208,887 7 64 160 427 7140
% 28

65 0 MELİH KARAKAFA  10 5 8,33 7 3 6,00 1 4 -0,33 6 8 3,33 9 10 5,67 33 30 23,00 205,330 8 65 163 439 7438
% 29

66 0 BERKAY YAŞAR 8F 12 8 9,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 14 0,33 13 7 10,67 34 45 19,00 205,010 5 66 164 440 7476
% 29
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 76 285 886 25768

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,27 5 8 2,31 6 10 2,35 34 39 20,46 177,740

Okul Ortalaması 15 4 13,70 7 2 6,64 1 0 1,00 6 3 5,32 10 6 7,50 13 6 10,51 52 22 44,67 299,310

KATILIMLAR

67 1236 UMUT KOCAKAYA 8F 10 9 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 11 2,33 9 9 6,00 36 38 23,33 199,367 6 67 173 459 8002
% 31

68 0 MUSA EMİR KAYALI 8F 8 9 5,00 8 2 7,33 2 6 0,00 2 6 0,00 11 6 9,00 31 29 21,33 188,540 7 68 189 506 9155
% 36

69 0 SULTAN BAYER  10 8 7,33 7 3 6,00 0 8 -2,67 3 9 0,00 11 8 8,33 31 36 18,99 188,363 9 69 190 507 9175
% 36

70 0 EYMEN MERAKLI 8F 13 5 11,33 9 1 8,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 10 5,67 37 40 23,67 187,690 8 70 193 515 9264
% 36

71 0 EMİR SAFA AYVAZ 8B 11 8 8,33 7 2 6,33 7 2 6,33 2 9 -1,00 6 7 3,67 33 28 23,66 180,353 10 71 199 542 10109
% 39

72 0 TOPRAK DEMİR 8E 9 8 6,33 9 1 8,67 1 0 1,00 2 5 0,33 0 9 -3,00 11 6 9,00 32 29 22,33 180,233 9 72 201 544 10132
% 39

73 0 ARAS ÜSTÜNS  14 2 13,33 5 5 3,33 5 4 3,67 2 11 -1,67 26 22 18,66 170,893 10 73 220 595 11375
% 44

74 0 BELİNAY ALDANMAZ 8E 15 3 14,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 14 -2,67 5 11 1,33 29 41 15,32 164,247 10 74 227 619 12330
% 48

75 0 ARAS SURET Lİ 8F 4 13 -0,33 1 6 -1,00 3 6 1,00 3 15 -2,00 1 15 -4,00 12 55 -6,33 62,947 9 75 282 872 25536
% 99

76 0  0 0 0,00
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8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

0,000 99,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0

81 0 0 81 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 76 283 874 25676 % 99,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

170,893 44,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
ARAS ÜSTÜNS 81 26 22 33 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11375.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 73 220 595 11375 % 44,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 2 4 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız  A CAbDCABCACDCDC d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCaBaDcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCc DBcCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 11 7 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bacaac Bd ccA     cd

S D Y B%
Türkçe 20 14 2 70
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 1 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 2 11 10
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

364,970 2,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
BEREN ZÜMBÜL 81 59 18 4 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 28 56 574 % 2,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADdADDCABCAdDCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız C aCaBbCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABD bBBDAC CAACBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABBdcAAADDbBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 15 3 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

262,143 13,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
BEYZA KIYNAK 81 46 25 10 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 98 262 3466 % 13,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAaCADcCbBdcCDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBbBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCaBDdCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız bbA b A  DAd     dDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CadbacBBdcAbADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

241,943 17,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
DURU KANDEMİR 81 43 28 10 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4600.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 53 116 313 4600 % 17,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADbADDCAdCACDCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCaBaDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCBacBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 9 6 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız Abcdc  BBbA aC  a ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız Cad cABBbcdcAaDDB ca

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 9 25
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 10 40
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

344,083 3,52
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
DURU YAĞMUR 81 56 17 8 50 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(906.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 40 88 906 % 3,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADdADDCAcCAdcCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCaC BbCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdBDD  BDACBC   aDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBb AdADbDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 12 3 60
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 3 80
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

385,277 1,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
KEREM KOSKA 81 64 11 6 60 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 22 43 368 % 1,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACcCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCBaDBbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDcBBDdC  A  BDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABBbaAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 1 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 3 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

205,330 28,87
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
MELİH KARAKAFA 81 33 30 18 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7438.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 65 163 439 7438 % 28,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız  cDac DCbB ACcCD A C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız ccBCBBDDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız dbdCb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A dcDbb aDAC  c Ca d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dbddDAdBb cbADaDBDDd

S D Y B%
Türkçe 20 10 5 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 4 10
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 10 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

208,887 27,71
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
SAHRA NARİN 81 33 26 22 24 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 64 160 427 7140 % 27,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BbDCbbDCbaC         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız bcBdBdaD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CC Cc cCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AddBacbBa  C    Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbdCcABcC AAADaDBDca

S D Y B%
Türkçe 20 6 5 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 2 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 7 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 7 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

188,363 35,61
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
SULTAN BAYER 81 31 36 14 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 69 190 507 9175 % 35,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDdA cCAcdACcCD Aad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AAdbBBDDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 8 2 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız adcda  bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AbbcDb aa c   d Cc  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCdCaABBC bdAaaDBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 10 8 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 8 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 9 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

320,473 5,36
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

   -  0
ZEYNEP ÖYKÜ DALKILIÇ 81 57 17 7 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1382.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 52 121 1382 % 5,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABdACbCDCc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBaDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACd Db  aDACc db Bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCACDABBCcAAADcDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 8 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

448,067 0,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
DURU KUMOVA 81 75 5 1 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(32.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 5 32 % 0,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDABBDACBCdACBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBbaAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

418,557 0,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
EYLÜL ÜLGER 81 71 8 2 68 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 13 24 129 % 0,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCAbDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCaBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABD cBBDACBadACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABBbDAdADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 3 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

382,780 1,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
MERT AVCILAR 81 66 12 3 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(385.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 23 44 385 % 1,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDCdbDCABCbCDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACddD cBBDACBC ACBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBbcAdADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

260,383 13,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
SAFİYE NUR KUZUCU 81 43 18 20 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 100 265 3550 % 13,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız B D ADaCABCACcCDaA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCcCcBDCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 4 12 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A cBcb d D       B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCACbAdBba  ADDDBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 14 3 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 4 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

424,160 0,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8  -  0
ZEHRA GÜLBENLİ 81 70 10 1 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 10 20 102 % 0,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız bbBCBBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDcBBDACBa*ACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbdCDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

455,107 0,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
AHMET EMİR SAÇKIN 81 76 4 1 74 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 3 21 % 0,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDcBBDACB*AACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

429,400 0,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
BEGÜM ALĞIN 81 72 8 1 69 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 8 15 81 % 0,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AdBCBBDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDcBBDACBCAACBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCdCDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

419,947 0,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
CUMA AHMET YILMAZ 81 70 10 1 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 12 22 118 % 0,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBbCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDABBDACBCdACBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bbAdcABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

393,453 1,18
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ENES KARAARSLAN 81 68 12 1 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 19 38 303 % 1,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDCAcDCABCbCD*DdABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDABBDACBCdAbBDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCACDABBbbAdADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

456,587 0,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ENİS ÖZTOPRAK 81 75 5 1 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 19 % 0,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACcCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCaBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDABBDACBCAACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBbcAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 20 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

420,173 0,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
IRMAK OĞUZ 81 71 9 1 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 11 21 117 % 0,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDcBaDACBCdACBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbdCDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 4 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

434,760 0,27
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
KEREM YEKTA ZEYBEK 81 73 7 1 70 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 6 11 69 % 0,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAaCADDCABCACDCDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDbBBDACBaAACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABBbcAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

346,257 3,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
SELMA AVCI 81 58 19 4 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 27 37 81 860 % 3,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCdDDCABCACcCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCaBDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCBdbBbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız  CABDDcBBDACBa A Bbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbcCDAaBbbbAADDDBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 4 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

354,903 2,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
SU ERTUĞRUL 81 58 15 8 53 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(720.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 25 35 72 720 % 2,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDdA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCcaDca Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A ABD  dBDAbBa ACBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCdCDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 1 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 11 5 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

428,253 0,33
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8A  -  0
ZEYNEB GÖKÇE 81 71 9 1 68 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 9 16 84 % 0,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAdDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBbCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDbBBDACBaAACBDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABBbcAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

357,150 2,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ARİF ÖNDER 81 60 13 8 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 33 67 696 % 2,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCA DCABCACcCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız dCABDDdBBDACBCdA BDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdaDcBBCcAAA  D  cC

S D Y B%
Türkçe 20 17 1 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 4 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 5 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

369,173 2,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
CEVAT PARLAK 81 62 18 1 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(527.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 26 54 527 % 2,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız cADCbDDCABCAdaCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABdBBaDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBbcBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdBDDbBaDbCBCAACBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCAaDABBbDAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 6 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

373,337 1,86
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
ECRİN YEL 81 62 15 4 57 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 25 50 478 % 1,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAdDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCaBcDda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDDAdBDAC a A B*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABBbccdADbDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 3 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

180,353 39,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
EMİR SAFA AYVAZ 81 33 28 20 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 71 199 542 10109 % 39,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız  bbdAaDCABbACcCDCAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCaBaD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CC CDBbCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız dCA a  dcbc  b    bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız abcbD BBbcb AD  B   

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 9 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 7 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

281,540 10,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
EMİRHAN COŞKUN 81 49 19 13 42 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 40 76 202 2597 % 10,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız  AaC DDCAcCAdcCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCaBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız C BaDBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 7 6 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACbBDb  B  CBbcdac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdbDABBbcdAAD DB DC

S D Y B%
Türkçe 20 13 4 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 7 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

361,703 2,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
EYMEN ECE 81 61 16 4 55 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 31 62 625 % 2,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABC dDCDCAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız bABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCB DcbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABD bBBDACBCAACBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız aCdbDABBbccAADaDBDcC

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 3 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

340,977 3,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
GÜLNİSA ÇAKIRBAŞ 81 58 12 11 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(976.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 30 43 95 976 % 3,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAD  DDCABCAdDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBaD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBaDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDb  abA BCdA Bba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdC A Bb AdADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 1 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 6 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 3 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

366,933 2,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
KEREM SİPAHİOĞLU 81 63 17 1 57 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 27 55 549 % 2,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADbCABCbCcCDdAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAdDbABBDACBCbAbBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCcCDABBdDAAADaDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 6 70
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

385,837 1,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
RÜZGAR ELHAN 81 64 13 4 59 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 21 42 360 % 1,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAdcCDCAcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBaDBDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABDD dBDACBC ACBaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız  CdCDABBbcAAADbDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 16 2 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

355,210 2,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8B  -  0
YUŞA ÖZTÜRK 81 60 16 5 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(718.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 34 71 718 % 2,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCAcCACDCDdABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBDD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBC cDCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AC cD cBaDACBCAAaBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCcCDABBbcdAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 2 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 12 6 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

352,043 2,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ADA KIZILELMA 81 61 13 7 56 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 36 78 754 % 2,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAD ADDCABCACbCDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız A BCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AbdcD  BaDACaCAA BDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCcCaABBb AAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 6 55
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

265,660 12,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ASYA KOCA 81 48 30 3 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 45 94 248 3289 % 12,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız abDCADbCABbAdcCDCcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBdDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCcCDBcCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AbAcDbbBB  CBCdbCBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bbdCDABBbcdcADDDBDcd

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 10 8 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

234,127 19,93
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ÇINAR SAĞIRLAR 81 41 23 17 33 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 125 336 5135 % 19,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız Bc*CAcDCABCACcCDC cC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız C adDBDaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız  acB bb BDca     c  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız aCdCDABBbcbcA  D  DC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 7 15
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 6 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

396,697 1,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
DAMLA DEMİRAL 81 67 10 4 63 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 17 35 276 % 1,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 20 0 0 20,00 % 100

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCACDCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız dCABaa dBDACBC A BbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCACDABBCaAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 20 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

329,080 4,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
DEFNE DEMİRAL 81 57 19 5 50 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 31 46 108 1192 % 4,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAdcCDCABC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBDDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCcBDCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACA D  aBDACBa AaBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız abACcABBbcbdADDcBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 11 5 55
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

281,567 10,07
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
EGEMEN HACAR 81 46 28 7 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2594.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 39 75 201 2594 % 10,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BbDaADDCABCAdDCD A d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbaCaBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCcbDaabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AC BDb dBb Cc bcaBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCAaDABBbcAAADaDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 0 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 9 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

359,403 2,55
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
ELİF RANA ADSIZ 81 59 14 8 54 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 32 65 657 % 2,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCA DCAcdAdDCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBbaBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAB    cDACBC A BbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCACDABBbaAAADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 12 2 60
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

362,093 2,40
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
EZGİ SART 81 56 18 7 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 20 29 60 619 % 2,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdDCADDCAdCbaDCDaAB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBcaBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CC dc    b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AdABDDbBBDACBCAACBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CddCDABBCcAbADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 3 20
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 17 3 85
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

276,667 10,75
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
GÜNEY ARSLAN 81 50 29 2 40 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2771.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 81 212 2771 % 10,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız aADCADDCABCACaCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız cbBCBdcDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 1 0 0 1,00 % 100

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCaCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdBab BBDAa acdCBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız aCcCaABBbaAcccacaDDa

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. Hz. Muhammed   in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 8 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

228,107 21,53
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
KAYRA AYAZ TEKECİ 81 40 36 5 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 59 132 356 5547 % 21,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADbbDDCAdCbaaCaa db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız cABCBBaDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız bbaCDabdCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız Ab BDbbaBDA cCbb Bab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCAbcABBbcbAADaDBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 9 10 45
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 9 40
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

341,940 3,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8C  -  0
SİNEM SUDE DÜZÜLÜTAŞ 81 57 16 8 51 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 29 42 94 958 % 3,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdDCADDCABCACDCDbAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBaDD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCaCDBaCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdBDDbBB  CBC  CBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız addb ABBd AAADDDBDcC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 3 65
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

296,687 8,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ADA BÜŞRA ZORBAY 81 46 19 16 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2086.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 37 67 172 2086 % 8,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAD ADDCABCACDCD AcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbadBd DBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCcbD aC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAdc c BDAC   A B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCd  ABcbbbAADcDBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 17 1 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 4 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 3 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 7 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

303,993 7,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ALPAR LAN GÜR 81 53 28 0 43 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1853.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 33 61 154 1853 % 7,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAaDCDCcBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız bbBCB*DDdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 1 0 0 1,00 % 100

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCaaDBDCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AaABDbcBBadCabdACBab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbdbDABBbcAdADbDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. Hz. Muhammed   in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 10 10 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

298,440 7,88
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
ATİLLA NALBANTOĞLU 81 52 16 13 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 35 63 166 2030 % 7,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 2 1 16,33 % 82

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCAdDCDCA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCa DBDCC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACABbb BaDAC C   Bbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dC CDAdcCcAcca D  Dd

S D Y B%
Türkçe 20 17 2 85
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 1 70
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 10 5 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 8 40
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

264,377 13,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
DEMİR ĞÖKDOĞAN 81 46 25 10 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3359.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 46 96 254 3359 % 13,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BA*bADDCdBCACaCDCccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız dABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız daBCcBaCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 5 8 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACA DD     Ccbd Ca* 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız b*cbDABBC AbADDDdacC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 5 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

279,523 10,35
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
EFE KEÇECİOĞLU 81 48 20 13 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 77 205 2666 % 10,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAaCADDCABCACDCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCaBaD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBaDBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdaDccBdbACdb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız aCdCDABBdcAbAD    bC

S D Y B%
Türkçe 20 18 1 90
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 6 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

297,373 7,99
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
EZGİ YALÇIN 81 49 21 11 42 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 36 65 169 2058 % 7,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADbA DCABCAdDCDbA d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız  CcbcBbCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 5 7 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A A D  dBDAaaC   Bcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCDABcbcAcADDDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 8 5 40
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

292,930 8,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
HATİCE BEYZA ÇELİK 81 50 21 10 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 38 69 179 2200 % 8,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCbDDCABdAbcCDCABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBaDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCadcBDCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 5 9 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdaab  aDAC     B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbACDAcBCDdAAcDDBDDd

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 5 30
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

270,183 11,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
SAMET YİĞİT 81 46 25 10 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3078.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 43 88 235 3078 % 11,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdDCAbDCABCAdDCDCAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız A*BCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCaac ca A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 6 7 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACdaDbc aDAC C    a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCACDdBBdccdADDbBDDa

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 5 30
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 6 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

300,290 7,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
UTKU GÖKSEL 81 52 27 2 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1967.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 34 62 161 1967 % 7,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCAaDCAaCAdcCDCcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız cABCBdDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCaaDBcCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAaDDbBBDACBa AbBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbcCDAcBbDbdADDadDDa

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 13 6 65
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 9 55
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

227,357 21,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8D  -  0
YUSUF GÜLER 81 41 30 10 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5609.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 60 134 359 5609 % 21,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı B BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDCAbDCABdACcCDCAdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBbBBDD*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCcBcCCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAcDDc*dD       B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dbdCDdBaacbdAbaaBabd

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 4 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

164,247 47,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
BELİNAY ALDANMAZ 81 29 41 11 15 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 74 227 619 12330 % 47,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCd*DCABdACDCDCA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbdCBdaDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız bCadbcDbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 14 4 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız Addcbb* a dac b acDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız  bdCaAcBdbcAA bc * b

S D Y B%
Türkçe 20 15 3 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 14 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 11 25
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

248,393 16,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
BERİL BAŞOL 81 43 16 22 37 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 50 109 292 4194 % 16,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdD ADDCABaACDCDCA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCdBDD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBbCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A A b   ab          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bbdb ABBCacdAD DB Dd

S D Y B%
Türkçe 20 16 2 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 3 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 8 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

245,510 17,00
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
ÇINAR YUSUF DOGAN 81 44 33 4 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 51 112 303 4380 % 17,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCdaDCAadcdcaDdA C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBaDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBacdaCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AdAcabbdaDACaCbACdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDAaBCbAbba DB DC

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 4 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

233,173 20,13
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
DOĞA SAPIASLAN 81 41 35 5 29 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5188.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 57 127 340 5188 % 20,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCAbDCABdAa CDCcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız cbcbaBaD*C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBdcBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACbcDbbdBDA  bdA cad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CadCcABBbc*bcDaDBDaC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 10 35
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

215,717 25,42
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
DORUK EFE GÜNGÖR 81 39 38 4 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6549.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 63 148 406 6549 % 25,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BAaCADDCABbACDCDCbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcdaBB*bBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBdDacCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACcaDbddcabd bdACd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCdCaABdCabc DDcdcbC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 13 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 10 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

229,740 20,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
İREM ECE YILDIZ 81 42 32 7 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 58 128 348 5406 % 20,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDdADDCABCbaaCDCAcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCadcaDaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 10 6 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız   dccDd aDA  acd Bcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız abdCcAcBbaAAADDDBDaC

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 10 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

236,450 19,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
KIVANÇ GÖKCEN 81 44 24 13 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 55 124 329 4983 % 19,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABdACaCD*ABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AAdCBBcD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBCDBDCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız Adcc   daDbC C    bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCdbDAcBb dcAc bd cC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 2 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 7 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 6 11 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

219,343 24,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
MELEK EROĞLU 81 34 28 19 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6233.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 62 141 389 6233 % 24,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız  cDCADbCAcCdd C b cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız Aba BcDD  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCadb bCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A  Bab *aDA    A Bbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız  bdC ABBdccAADbDBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 8 8 40
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 3 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 6 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

227,120 21,84
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
NİSA SEVİMLİ 81 39 37 5 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5627.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 61 135 360 5627 % 21,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız aADdAbcCABbAdaCD AcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız cbcbaBaDdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBdbBcCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız ACAdD bdBDAd bdA Bad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CadbaABBbabcADDbBDcb

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 8 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

180,233 39,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8E  -  0
TOPRAK DEMİR 81 32 29 20 22 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10132.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 72 201 544 10132 % 39,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdabAcDC BdAd CDCc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcBCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 1 0 0 1,00 % 100

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız C  acdabC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 9 11 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız  d  ab  a d c b a  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCACDABcb*bbA Db  DC

S D Y B%
Türkçe 20 9 8 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 1 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 5 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 0 9 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 11 6 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

62,947 99,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
ARAS SURET Lİ 81 12 55 14 -6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 75 282 872 25536 % 99,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 13 3 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız dcbdADcbdaCbac D d b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız cdBaccb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız aCadbBaCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 15 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız cadBacbdacbCdabAac  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 15 4 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız ddcdbdcdbac baDc b  

S D Y B%
Türkçe 20 4 13 20
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 6 10
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 15 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 15 5
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

239,450 18,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
BERAT ERFİDAN 81 42 25 14 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 54 119 319 4768 % 18,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDCADDCABCACcCD Add

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbcCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CbcdcBaCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 10 8 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız Ab*dc        ddcbBbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CCA aABBd AdA D BbDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 2 10 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 4 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

205,010 29,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
BERKAY YAŞAR 81 34 45 2 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 66 164 440 7476 % 29,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDdAbbCABCbaaCDCAaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcaaaBaDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız bacdbdcabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız bCAccDb acbCdadAbccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız bCdCDdBcCcAdADDDBDDb

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 14 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

242,093 17,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
BEYZANUR GÜLÜM 81 41 25 15 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 52 115 311 4588 % 17,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BcDCA DCABdACDCDC  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AcaCBBDDaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCadc DCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AbA Dcd  bA  b   abC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız d dCcABBdc dADDDBDab

S D Y B%
Türkçe 20 14 3 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 0 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 7 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 10 8 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

258,890 14,11
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
EBRAR OMAY 81 43 23 15 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3635.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 49 101 269 3635 % 14,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdDCA DCABCACDCDCAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AbBCBBDD C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CC a daCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız A ddDb d DA     dBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dddCcAcBa b ADDDBDDd

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 0 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 5 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 6 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 8 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

187,690 35,95
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
EYMEN MERAKLI 81 37 40 4 23 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9264.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 70 193 515 9264 % 35,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız cAD  DbCABCbCDCDCAad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız bCcaadcbCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız cCbdabcadcAdabbcdcaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız dCd ccBBdcbcADDDBaDd

S D Y B%
Türkçe 20 13 5 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 17 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 10 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

188,540 35,53
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
MUSA EMİR KAYALI 81 31 29 21 21 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 68 189 506 9155 % 35,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BdD A  CdadddcCDCAcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız bABbBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız ba aacD Cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız        cd c ca ACa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız d cCDA BdcdAADD BDDa

S D Y B%
Türkçe 20 8 9 40
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 6 20
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 6 10
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 6 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 1 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

199,367 31,05
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  1236
UMUT KOCAKAYA 81 36 38 7 23 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 67 173 459 8002 % 31,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız Bcb dbDCABCcdDCDaAab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız dbaCBBDDcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CCBaDdabCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AaddDDcdBbAddb  dBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız badCDAcBdcddAD DB Dd

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 9 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

268,690 12,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
ÖZEL KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

8F  -  0
YAHYA KILIÇASLAN 81 50 25 6 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3143.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 44 91 241 3143 % 12,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 76 285 886 25768

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BADCADDCABCACDCDCABC

Cevaplarınız BADCADDCABCcdDCaC*Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A AABCBBDDBC

Cevaplarınız AABCBBDDBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A CCBCDBDCCA

Cevaplarınız CbdCDBaCCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A ACABDDABBDACBCAACBDC

Cevaplarınız AadBc AB DbdBd baaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A CCACDABBCDAAADDDBDDC

Cevaplarınız CbACaABBbcA A bbBDDC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 6 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
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