
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2 8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 58 267 868 25750

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,34 34 39 20,46 177,680

Okul Ortalaması 14 6 11,74 8 2 7,33 1 0 1,00 8 2 7,36 10 6 8,36 14 5 12,38 55 21 48,17 311,930

KATILIMLAR

1 0 MUSTAFA MAYALI 8A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 0 19,00 75 4 73,67 450,323 1 1 1 2 27
% 0,10

2 0 ECRİN DURMAZ 8A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 75 5 73,34 448,893 2 2 2 4 31
% 0,12

3 0 AHMET ENES DEMİR 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 74 6 72,00 443,547 3 3 4 7 45
% 0,17

4 0 ZEYNEP ADIBELLİ 8A 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 74 6 71,99 437,160 4 4 6 10 64
% 0,25

5 0 8A 18 1 17,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 72 7 69,66 433,143 5 5 8 14 73
% 0,28

6 0 KUZEY H*N 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 10 0 10,00 18 2 17,33 18 2 17,33 70 10 66,66 414,800 1 6 10 22 145
% 0,56

7 0 ERDEM ÇELİK 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 16 4 14,67 18 2 17,33 68 12 64,00 408,667 2 7 11 24 180
% 0,70

8 0 SALİH KEREM BİLEN  17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 69 10 65,67 405,250 1 8 12 26 204
% 0,79

9 0 AZRA TARAMAN 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 19 1 18,67 67 8 64,33 398,103 6 9 15 33 267
% 1,04

10 0 BERKEN İSTEKLİ  16 1 15,67 9 1 8,67 8 0 8,00 13 3 12,00 19 1 18,67 65 6 63,01 394,517 2 10 16 35 294
% 1,14

11 0 DAMLA KIRTÜRK 8B 16 2 15,33 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 18 2 17,33 67 8 64,33 389,837 3 11 19 39 330
% 1,28

12 0 NAİF ÇAĞAN ERMAN 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 15 5 13,33 67 13 62,67 388,093 7 12 20 40 345
% 1,34

13 0 DORUK Z NGİNGÖNÜ 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 13 7 10,67 18 2 17,33 67 13 62,67 384,173 8 13 21 42 373
% 1,45

14 0 DOĞA VATANSEVER 8A 13 7 10,67 10 0 10,00 10 0 10,00 16 3 15,00 17 3 16,00 66 13 61,67 381,037 9 14 23 45 405
% 1,57

15 0 AZRA ÖZKOL 8B 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 15 4 13,67 18 2 17,33 63 16 57,66 375,903 4 15 24 47 452
% 1,76

16 0 GÜLCE ÇAVDAR 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 5 10,33 18 2 17,33 65 12 61,00 375,323 10 16 25 48 459
% 1,78

17 0 İKRA AKTEPE 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 14 4 12,67 16 4 14,67 63 15 58,01 374,753 5 17 26 49 466
% 1,81

18 0 YAĞMUR ALTOK 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 14 4 12,67 16 4 14,67 65 13 60,67 371,487 6 18 27 53 505
% 1,96

19 0 KEREM * NGÖR 8C 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 18 2 17,33 64 16 58,66 369,707 1 19 28 56 525
% 2,04

20 0 PELİN MUTAF 8B 13 6 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 4 10,67 18 2 17,33 63 12 59,00 361,623 7 20 30 61 625
% 2,43

21 0 DOĞA OMEKLİ 8B 14 5 12,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 5 10,33 17 3 16,00 63 13 58,66 358,600 8 21 31 65 674
% 2,62

22 0 AHMET EYMEN YILMAZ8A 14 6 12,00 8 2 7,33 5 4 3,67 15 5 13,33 16 4 14,67 58 21 51,00 350,937 11 22 32 74 768
% 2,98

23 0 GÖKDENİZ DAL 8A 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 12 5 10,33 16 4 14,67 60 16 54,67 350,573 12 23 33 75 774
% 3,01

24 0 EMİN KIRMALI 8B 15 4 13,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 4 10,67 15 5 13,33 61 14 56,34 349,650 9 24 34 76 793
% 3,08

25 0 ASYA KARATEKE 8B 13 6 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 12 3 11,00 17 3 16,00 59 15 54,00 348,700 10 25 35 77 810
% 3,15

26 0 DENİZ YAR 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 7 0 7,00 10 4 8,67 18 2 17,33 58 13 53,67 340,390 11 26 39 91 981
% 3,81

27 0 BEREN BARIŞ 8C 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 5 8,33 15 5 13,33 58 16 52,66 336,567 2 27 40 95 1046
% 4,06

28 0 BERKAY MAVİTAŞ 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 5 10,33 10 9 7,00 56 20 49,32 322,580 3 28 45 112 1325
% 5,15

29 0 ADA YILMAZ 8A 16 3 15,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 15 5 13,33 58 20 51,34 320,953 13 29 49 118 1369
% 5,32

30 0 AZRA AKŞAM  13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 2 9,33 14 6 12,00 55 16 49,67 317,677 3 30 51 124 1449
% 5,63

31 0 ALPER SALİH KAHRAMAN8C 15 4 13,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 2 11,33 8 0 8,00 50 11 46,34 314,523 4 31 53 132 1538
% 5,97

32 0 ERAY MAVİTAŞ 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 11 8 8,33 53 22 45,66 303,950 5 32 60 153 1854
% 7,20

33 0 YAPRAK SENA ŞUAY 8C 14 4 12,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 6 7,00 13 7 10,67 54 19 47,67 303,577 6 33 61 154 1862
% 7,23
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2 8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 58 267 868 25750

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,34 34 39 20,46 177,680

Okul Ortalaması 14 6 11,74 8 2 7,33 1 0 1,00 8 2 7,36 10 6 8,36 14 5 12,38 55 21 48,17 311,930

KATILIMLAR

34 0 ALPEREN TORAM*N 8C 11 7 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 12 5 10,33 53 19 46,67 303,273 7 34 62 155 1870
% 7,26

35 0 CEMAL UĞURLUCAN 8B 9 9 6,00 5 5 3,33 8 2 7,33 11 6 9,00 17 3 16,00 50 25 41,66 300,530 12 35 63 162 1956
% 7,60

36 0 UMUT DİNCER 8C 11 8 8,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 7 6,67 16 4 14,67 50 25 41,67 291,717 8 36 69 180 2245
% 8,72

37 0 BUĞLEM ÖDEKER 8B 10 10 6,67 10 0 10,00 6 4 4,67 9 7 6,67 15 5 13,33 50 26 41,34 279,840 13 37 73 201 2655
% 10

38 0 ÇİĞDEM BOZCA 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 4 3,67 13 7 10,67 47 22 39,67 274,017 9 38 80 220 2895
% 11

39 0 ZEYNEP İLAYDA ÇAMCI8C 10 6 8,00 8 1 7,67 9 1 8,67 10 3 9,00 9 7 6,67 46 18 40,01 268,790 10 39 86 236 3135
% 12

40 0 BERİL SARISU 8D 13 7 10,67 8 2 7,33 6 3 5,00 3 11 -0,67 16 3 15,00 46 26 37,33 256,733 1 40 94 266 3745
% 15

41 0 MERT YILMAZ 8C 13 6 11,00 10 0 10,00 10 0 10,00 6 14 1,33 12 8 9,33 51 28 41,66 255,237 11 41 95 269 3816
% 15

42 0 ASLI ALTINBULAK 8D 13 6 11,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 8 9 5,00 13 7 10,67 41 34 29,67 252,430 2 42 98 277 3957
% 15

43 0 KUZEY BEKTAŞ  12 6 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 14 6 12,00 42 36 30,00 245,393 4 43 104 295 4379
% 17

44 0 EYMEN HAKAN LAÇİN 8D 7 12 3,00 9 1 8,67 8 1 7,67 6 8 3,33 15 5 13,33 45 27 36,00 243,567 3 44 105 301 4504
% 17

45 0 ADA SU DÜNDAR 8* 14 5 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 11 2,33 12 8 9,33 42 34 30,66 241,840 1 45 108 305 4597
% 18

46 0 ESLEM ULUYURT 8D 11 9 8,00 8 1 7,67 5 3 4,00 6 8 3,33 12 8 9,33 42 29 32,33 236,467 4 46 115 320 4972
% 19

47 7008 EGE KEÇELİ  11 5 9,33 8 2 7,33 1 0 1,00 10 0 10,00 5 6 3,00 8 9 5,00 43 22 35,66 230,493 5 47 117 333 5348
% 21

48 0 AYŞEGÜL ÖZEL 8D 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 10 1,67 9 11 5,33 43 31 32,67 224,953 5 48 123 356 5765
% 22

49 0 METEHAN ÇİMAN 8D 9 11 5,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 10 1,67 11 8 8,33 42 32 31,33 215,467 6 49 134 393 6567
% 26

50 0 GAYE SEVGİ ÖZELL 8B 14 4 12,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 2 4 0,67 31 19 24,67 186,473 14 50 174 499 9388
% 36

51 0 BUĞLEM ÇELİK 8C 11 9 8,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 10 -0,33 10 10 6,67 33 40 19,68 184,843 12 51 175 503 9577
% 37

52 0 FATMAECRİNDOĞRUYOL8D 10 8 7,33 4 5 2,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 27 39 13,99 155,903 7 52 209 621 13563
% 53

53 0 KEZBAN DELEN 8D 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 29 51 12,00 151,373 8 53 215 640 14282
% 55

54 0 MEHMET NURİ ACAR 8D 6 10 2,67 6 3 5,00 3 7 0,67 3 10 -0,33 6 13 1,67 24 43 9,68 130,780 9 54 237 713 17891
% 69

55 0 CEYLİN ÇAKIR 8D 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 16 -2,33 6 13 1,67 27 51 10,00 118,427 10 55 245 744 20197
% 78

56 0 UFUK ÖZTÜRK 8 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 22 58 2,68 94,773 1 56 257 816 23835
% 93

57 0 BAYBARS BORA ALTANAY8C 0 0 0,00

58 0 BACAACDCBACDCADD 0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA ŞEHZADELER KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2 8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 58 267 868 25750

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,11 5 4 3,68 4 5 2,74 4 4 2,28 5 8 2,31 6 10 2,34 34 39 20,46 177,680

Okul Ortalaması 14 6 11,74 8 2 7,33 1 0 1,00 8 2 7,36 10 6 8,36 14 5 12,38 55 21 48,17 311,930

KATILIMLAR
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8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

317,677 5,63
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  0
AZRA AKŞAM 81 55 16 10 49 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1449.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 30 51 124 1449 % 5,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDBDBdDABd dCBBACac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 2 8 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDB  c DABC dD B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbCBCABCDbAdaAcCDDdC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 2 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

0,000 99,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  0
BACAACDCBACDCADD 81 0 0 81 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 57 264 855 25657 % 99,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCBACDCADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DADABBCDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

394,517 1,14
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  0
BERKEN İSTEKLİ 81 65 6 10 63 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 16 35 294 % 1,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 1 3 15,67 % 78

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız D DBDBCDABA BCBBACa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 0 2 8,00 % 80

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABB D B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 3 4 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDB  DCcABdC DcB BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 16 1 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 0 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 3 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

230,493 20,77
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  7008
EGE KEÇELİ 81 43 22 16 35 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 47 117 333 5348 % 20,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız Dca DBCDABA dadB  DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAC*CADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 1 0 0 1,00 % 100

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  C a  cbDbBaCaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbCad BdDb Bcd Cb*AC

S D Y B%
Türkçe 20 11 5 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 1 1 0 100
Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 6 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 9 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

245,393 17,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  0
KUZEY BEKTAŞ 81 42 36 3 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4379.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 43 104 295 4379 % 17,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız D bBDBCD BACabBBcdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCBACDCADD

Cevaplarınız DbaAdDaAbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DADABBCDAB

Cevaplarınız abDAaBCbcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCbBcDcCabBCdCbc*bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DcCBCABCDDddaAaCaDAC

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 13 35
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

405,250 0,79
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

   -  0
SALİH KEREM BİLEN 81 69 10 2 65 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(204.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 12 26 204 % 0,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBbBDBCDABACabBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAaDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDBBDDCcABCCCD cABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdABCDDAdaADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 3 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

94,773 92,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8  -  0
UFUK ÖZTÜRK 81 22 58 1 2 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23835.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 56 257 816 23835 % 92,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız aaDaDBCccdAdadaadbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız bbaACcCdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız bcDABBaDcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız dabBcccdccBCdbcbcddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbaadAcdDbccbcbdaabC

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 4 16 20
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

241,840 17,85
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8*  -  0
ADA SU DÜNDAR 81 42 34 5 30 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 45 108 305 4597 % 17,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDbBACB*aBA Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaA*DbcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız D*D*BababB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDad* C AcdbCadB ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABbDD*aacaCD*dC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

433,143 0,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0

81 72 7 2 69 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 8 14 73 % 0,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABA BCBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCcABbCCDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdCABCDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 18 1 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 0 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

320,953 5,32
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
ADA YILMAZ 81 58 20 3 51 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 29 49 118 1369 % 5,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DB BDBCDbBACaCBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDcBbaCcbBdCCD cAda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdABCDaABccDCbDAC

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 10 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

443,547 0,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
AHMET ENES DEMİR 81 74 6 1 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(45.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 4 7 45 % 0,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABAbBCBBACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAaDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCbABCCCDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdCABCDDABDADCDaAC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 19 1 95
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

350,937 2,98
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
AHMET EYMEN YILMAZ 81 58 21 2 51 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(768.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 32 74 768 % 2,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBcBCDbBdCcbBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdD aBCabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCcAcCCCDdcAaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdCAaCDDAdcADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 5 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

398,103 1,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
AZRA TARAMAN 81 67 8 6 64 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 9 15 33 267 % 1,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABAbBbBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAacCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  CDBBDDCc BdCCDcB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 3 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

381,037 1,57
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
DOĞA VATANSEVER 81 66 13 2 61 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 14 23 45 405 % 1,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBaBDBCDcBAbBbBcACad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDB DDCcABCCCDAcABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdcADCDDcC

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 3 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

384,173 1,45
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
DORUK Z NGİNGÖNÜ 81 67 13 1 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 21 42 373 % 1,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DaDBDBCDABACdCBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBA*DCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDcdDDCcAaCCdDABcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdCABCDDABbADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 7 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

448,893 0,12
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
ECRİN DURMAZ 81 75 5 1 73 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(31.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 4 31 % 0,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBaBDBCDABACBCBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAaDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCcABdCCDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 1 95
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

350,573 3,01
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
GÖKDENİZ DAL 81 60 16 5 54 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(774.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 33 75 774 % 3,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDABAa CcBAdDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaAbcCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCD  DDCcdBCCCDb AdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCddABCbDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

375,323 1,78
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
GÜLCE ÇAVDAR 81 65 12 4 61 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 16 25 48 459 % 1,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDABAbBbBBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAdDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDBaD CcAcCCbD  ABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdaADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 16 4 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

450,323 0,10
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
MUSTAFA MAYALI 81 75 4 2 73 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 27 % 0,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 19 1 0 18,67 % 93

Cevap Anahtarı B DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABAbBCBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı B BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDBBDDCcABCCCDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 19 0 1 19,00 % 95

Cevap Anahtarı B DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız  DCBCABCDDABDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 19 1 95
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 19 0 95
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

388,093 1,34
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
NAİF ÇAĞAN ERMAN 81 67 13 1 62 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(345.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 20 40 345 % 1,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDABAbaCBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDcBDDCcABCCCDbBABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCddABacDABDcDCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 4 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

437,160 0,25
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8A  -  0
ZEYNEP ADIBELLİ 81 74 6 1 72 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(64.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 6 10 64 % 0,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBbBDBCDABcCBCBBACDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCcABCCCDcBABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdABCDDABaADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 5 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

348,700 3,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
ASYA KARATEKE 81 59 15 7 54 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(810.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 25 35 77 810 % 3,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DaaBDBCDbBA cCcBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBACDdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADdBBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCD  DDCcABbCdD B B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbCBCABCDDAdaADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 3 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

375,903 1,76
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
AZRA ÖZKOL 81 63 16 2 57 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 24 47 452 % 1,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBadDBCDbBAbBCBaACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız aCBACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABdCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDc DDCcABCCCDAcABc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCcBCDDABDcDCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 15 4 75
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

279,840 10,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
BUĞLEM ÖDEKER 81 50 26 5 41 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2655.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 37 73 201 2655 % 10,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcbBDBCbABAbcbdBbacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADdBdCaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDa D CcAdbCb ABc a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDbcCABCDbAdDADaDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 10 10 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 9 7 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

300,530 7,60
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
CEMAL UĞURLUCAN 81 50 25 6 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1956.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 35 63 162 1956 % 7,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 9 2 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız bBbcDBCD BAbaaB bbDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız bC*AdcdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBdDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BC B  cdcbBdCbDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdABCDDAdcADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 9 9 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 6 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

389,837 1,28
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
DAMLA KIRTÜRK 81 67 8 6 64 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 19 39 330 % 1,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 2 2 15,33 % 77

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız Dc BDBCDABAbBCBBACD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDa D CcABCCCD aABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdCABCDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 16 2 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 0 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 13 4 65
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

340,390 3,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
DENİZ YAR 81 58 13 10 53 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(981.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 26 39 91 981 % 3,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DaaBDBCabB*bBCBBAaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız D DABBC  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 4 6 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  *DB    cABdCdD BABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdcADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 0 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 4 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

358,600 2,62
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
DOĞA OMEKLİ 81 63 13 5 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 21 31 65 674 % 2,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDABA BdBaACad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDadD CcAcCCCDA A c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDA*aADCaDAC

S D Y B%
Türkçe 20 14 5 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 17 3 85
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

349,650 3,08
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
EMİN KIRMALI 81 61 14 6 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 34 76 793 % 3,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DaDBDBCDABAbBdB ACDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCD*B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDB  DCcAcCCaDA  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdcADCDccb

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

408,667 0,70
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
ERDEM ÇELİK 81 68 12 1 64 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(180.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 11 24 180 % 0,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABACBCdBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız bCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız D*DABBCadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BaDBBDDCcABdCdDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABdDDAdDADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 16 4 80
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

186,473 36,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
GAYE SEVGİ ÖZELL 81 31 19 31 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 50 174 499 9388 % 36,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız cdDBDBC ABAaBCBBA Dd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaAaDaAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADdBBCDbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCadab              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız bDaaCb              

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 5 5
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 4 10
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 0 0

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

374,753 1,81
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
İKRA AKTEPE 81 63 15 3 58 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(466.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 26 49 466 % 1,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBaBDBCDABAbBCBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBAaDbAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABdCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  CDa DDCbABCCCDcdABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDaBCABCDDAdcADCDcAC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

414,800 0,56
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
KUZEY H*N 81 70 10 1 66 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 10 22 145 % 0,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDdDBCDABAbBbBBdCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDbADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBBDDCcABdCCDABABB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDAdaADCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 18 2 90
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

361,623 2,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
PELİN MUTAF 81 63 12 6 59 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 30 61 625 % 2,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDBDaCDABA BbBaACad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDa D CcAaCCCDAcA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDDABDADCbaAC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 4 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

371,487 1,96
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8B  -  0
YAĞMUR ALTOK 81 65 13 3 60 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 27 53 505 % 1,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBbBDBCDbBbCBbBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDBBDDCcABdCdD B BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbCdCABCDDAdDdDCDDAC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 14 4 70
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

314,523 5,97
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
ALPER SALİH KAHRAMAN 81 50 11 20 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 53 132 1538 % 5,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdcBDBCDABd BCBBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız bCaAdDCcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBaDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 2 6 11,33 % 57

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDaB DC ABCCCD   B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABC            

S D Y B%
Türkçe 20 15 4 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 2 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 0 40
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

303,273 7,26
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
ALPEREN TORAM*N 81 53 19 9 46 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 62 155 1870 % 7,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 7 2 8,67 % 43

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDcDBCD BAC*bdBA ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCAcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABdCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aC BcDDCcAcCCdDA  BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DD BCABCDDdd dDC cAd

S D Y B%
Türkçe 20 11 7 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 0 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 12 5 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 0 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

0,000 99,64
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
BAYBARS BORA ALTANAY 81 0 0 81 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 57 264 855 25657 % 99,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

336,567 4,06
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
BEREN BARIŞ 81 58 16 7 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1046.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 27 40 95 1046 % 4,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DB BDBCDbBACBCBBAaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBAacCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 5 5 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDaBD C baCCCD d  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDcAdccDCDcAC

S D Y B%
Türkçe 20 16 3 80
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 5 50
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

322,580 5,15
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
BERKAY MAVİTAŞ 81 56 20 5 49 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1325.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 28 45 112 1325 % 5,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDBCDABACBbBBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBAbDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 5 3 10,33 % 52

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDBa bCcABCdbDA AB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız abCBCABdDcAda DCbDbb

S D Y B%
Türkçe 20 18 2 90
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 5 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 9 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

184,843 37,19
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
BUĞLEM ÇELİK 81 33 40 8 19 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9577.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 51 175 503 9577 % 37,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDdDaCDdBAbdbBaAdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbaAdDCAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdaABdbcbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BaDaa   ccad aD  b c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DabdCdBCDbAdaAaCaDbC

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 4 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 10 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

274,017 11,24
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
ÇİĞDEM BOZCA 81 47 22 12 39 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 38 80 220 2895 % 11,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcbBDBCDABACBCcBdaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaAdDCcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDAcdCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDc   Cc  d CD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCdddBCDcAdcADCDDAa

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 4 1 80
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 7 3 70
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 4 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

303,950 7,20
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
ERAY MAVİTAŞ 81 53 22 6 45 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1854.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 60 153 1854 % 7,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBDBDdCDABAbaCBBACac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCdAdcCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 11 5 4 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BaDBB  CcAcdCCDAc B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız aDCdCcBbDcAd cDCDcAC

S D Y B%
Türkçe 20 15 5 75
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 11 5 55
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 1 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

369,707 2,04
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
KEREM * NGÖR 81 64 16 1 58 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 28 56 525 % 2,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 3 0 16,00 % 80

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBaBDBCDABAbBCBBACaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACcCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız BCDacDbCcABCCdDbcABd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 2 0 17,33 % 87

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCAcCDDABDADCDcAC

S D Y B%
Türkçe 20 17 3 85
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 12 8 60
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 18 2 90
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

255,237 14,82
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
MERT YILMAZ 81 51 28 2 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 41 95 269 3816 % 14,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DacBDBCDABAdBddBAb B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız dCacccaCcbBdCdDbaAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdcBCccAdcdDCDDdC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 1 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

291,717 8,72
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
UMUT DİNCER 81 50 25 6 41 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2245.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 36 69 180 2245 % 8,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DaaBcaCDABd abBBACDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız cbaAbDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBaaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDc DaCcABd Ca  AdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 4 0 14,67 % 73

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDbBCABCDDAdaADCDDdC

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 7 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 16 4 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

303,577 7,23
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
YAPRAK SENA ŞUAY 81 54 19 8 47 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1862.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 61 154 1862 % 7,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDbBAC CcB aDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaAdDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 6 5 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCDa   CcABCCbDd  Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDaBCABaDDAdaAaCacAC

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 4 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 1 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 10 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 6 45
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

268,790 12,17
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8C  -  0
ZEYNEP İLAYDA ÇAMCI 81 46 18 17 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 39 86 236 3135 % 12,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 6 4 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcD  BCDbBb  CdabCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DCBACDCADD

Cevaplarınız DCaA DCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DADABBCDAB

Cevaplarınız DADABBCaAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 3 7 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aCD     cABCCCD Bd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız D  BCcBd DAdbdDC adC

S D Y B%
Türkçe 20 10 6 50
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 2 25
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 10 3 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 1 0 100
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 9 7 45
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 0 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

252,430 15,37
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
ASLI ALTINBULAK 81 41 34 6 29 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3957.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 42 98 277 3957 % 15,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcDBDBCDABA aCaBAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız bCBAaDCccD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız bb bdababB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 9 3 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDaaDDCcbcdCdD B a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDdBCABCDbcdcAaCDbAC

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 1 3 20
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 8 10
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 9 40
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

224,953 22,39
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
AYŞEGÜL ÖZEL 81 43 31 7 32 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 48 123 356 5765 % 22,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcbBDBCDcBA BCdBACaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBACDCcbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDABBCDAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDa  ad AaCdd ccd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız cDdBCbBdDbAdacDCcDdb

S D Y B%
Türkçe 20 13 6 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 10 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 0 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

256,733 14,54
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
BERİL SARISU 81 46 26 9 37 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 94 266 3745 % 14,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDdDdCDABACBaBBdCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbBAaDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız D DAaBdbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDa Da  badbda   ac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 16 3 1 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCABCDD dDADCDcdC

S D Y B%
Türkçe 20 13 7 65
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 3 2 60
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 11 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 16 3 80
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

118,427 78,43
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
CEYLİN ÇAKIR 81 27 51 3 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 55 245 744 20197 % 78,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcaBbcdbbcdCBbdBdCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DbaAaDCADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DdDAacdbAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız cCDa cbdcbaadbcddbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDdcdABbcb dcdDCabbd

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 0 4 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 1 0 100
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 16 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 2 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 13 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

236,467 19,31
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
ESLEM ULUYURT 81 42 29 10 32 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4972.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 46 115 320 4972 % 19,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdaBDdCbABAaBbBBAaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız  CBACDCAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DA ABa Dcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız aC*a DD  d dCCcb  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBCdcCDDAdcbaCcDAb

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 3 50
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50

1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

243,567 17,49
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
EYMEN HAKAN LAÇİN 81 45 27 9 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4504.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 44 105 301 4504 % 17,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcbBDaCcbdb BbBadCaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADA BCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 8 6 3,33 % 17

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  bDacDcC  BdCda*B   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 5 0 13,33 % 67

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DDCBdABCDDAdDcDCbcAC

S D Y B%
Türkçe 20 7 12 35
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 0 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 8 30
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 1 0 50
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 5 75
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

155,903 52,67
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
FATMAECRİNDOĞRUYOL 81 27 39 15 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(13563.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 52 209 621 13563 % 52,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDBDaCDcBAd bB bdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız  baAaaCAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız bdcABaCc B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız adcdcDcdbbcbCbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DcbdCdB D AdcAcab   

S D Y B%
Türkçe 20 10 8 50
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 2 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 5 40
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 1 0 100
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 0 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 3 12 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 0 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 9 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 0 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

151,373 55,46
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
KEZBAN DELEN 81 29 51 1 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 53 215 640 14282 % 55,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DdDBDadbccAddbcdAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DaaAaDCbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız D*bAaBdb*a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız abaddcDaccBddbDdBAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız D*CBCcabDab*bAcCcDAC

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 1 3 25
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 5 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 1 0 100
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 2 0 100
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 10 10 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 1 1 50

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

130,780 69,48
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
MEHMET NURİ ACAR 81 24 43 14 9 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17891.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 237 713 17891 % 69,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DBc DcC baA *bd Aaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız aC ACDbAbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DAbcdaCbcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 10 7 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız *Ccad *d *B dC*b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız DbCBCAcdcb dcdabcbAd

S D Y B%
Türkçe 20 6 10 30
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 2 2 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 0 4 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 0 1 0
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 0 1 0
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 3 10 15
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0

1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 13 30
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 0 2 0

1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 0 0 0
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 0 1 0
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 0 1 0



8. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

215,467 25,50
%

MANİSA / ŞEHZADELER
KEP ÇINAR ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2

8D  -  0
METEHAN ÇİMAN 81 42 32 7 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 49 134 393 6567 % 25,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 58 267 868 25750

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DBDBDBCDABACBCBBACDB

Cevaplarınız DcbBDaCcbBbdBaBadCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DCBACDCADD

Cevaplarınız DCBACDdADD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 1 0 0 1 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A N

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A DADABBCDAB

Cevaplarınız DADAcBCDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A BCDBBDDCDABCCCDABABB

Cevaplarınız  bDacDcCabBdCdac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı A DDCBCABCDDABDADCDDAC

Cevaplarınız cDbBddBCDbAdDcDaD AC

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 4 3 1 75
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 5 2 3 40
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye   nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye Cumhuriyeti Devleti   nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır 1 1 0 100
Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Students will be able to talk about other people   s appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates. Students will be able to write a short and simple report about past events.1 0 1 0
Students will be able to make simple comparisons. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.1 1 0 100
Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to recognize the names of the public buildings. Students will be able to talk about past events with definite time.1 0 1 0
Students will be able to identify specific information in various texts about environment. 1 1 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 10 25
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0

1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer.1 0 1 0
Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 1 0 1 0
Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 2 0 0 0
Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 11 8 55
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Mekanik enerjiyi tanımlar. 2 2 0 100

1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Saf maddeleri element ve bileşik olarak sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Karışım kavramını tanımlar. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini sıralar. 1 1 0 100
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
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